
SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,765 324,380 72 82 82 194 3078

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 20 0 20,00 67 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 77 23 71,25 59 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DD AaCdEAeBCBBcDCDEB CbDEbBBcDEAeEAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAcADaCDaCB BDcEEe     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDDDBCDEDD EBAD ADB BD B      E D d  EDA

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen bcDEAD DAbD a dcadcC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN ULUDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,683 324,380 100 116 116 305 4670

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 64 23 58,25 49 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAECCBDBabdeBcECaEBDBbCEbCdEDaABEEEeEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAbBBcDeACCdaABEDDEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik D DBDDBdA   EaD  A beBBcCA  C           

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen E ae  A C D    C    

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Yay Dalgaları 2 1 0 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
434,233 324,380 3 4 4 9 278

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 101 12 98,00 82 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DbAECCBDBBACABAECDEBDBACEbCAEDEABEcbAcBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal aAABBeDDACCBaABEDeEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBC ED  A E d 

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDECDEAeCADED ECbDCE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 2 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER İNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,360 324,380 138 157 157 401 6544

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 6 0 6,00 30 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 43 13 39,75 33 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe abAEaC DB Ab  A daEBacACEbCeEDEABEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal aAbBBaD ACC   BE         

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik  E  D  C                                

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen E  CD A   D    C    

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 0 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 0 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
398,883 324,380 27 32 32 62 1236

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 91 19 86,25 72 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAdadBDBBACABAECDEBDBACEbaAEDEABEEdAEdD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAcBB D ACC ae EDcEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDcD BCAEE  EDDDADDDBBBCABBCCEDBDADa dA

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDcCDdADCcDE  ECdDbE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,448 324,380 65 74 74 171 2844

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 21 9 18,75 47 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 80 27 73,25 61 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAECCBDBBACABAbCDEBDBACcCbAEDdABEcEA  D

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAABaBbDACCccABcDDEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBDDBbAEEdbEcDD    BBe dBcC  DBe Db  A

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDECcbAeCADcbeEC cCa

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 3 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 2 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,468 324,380 104 120 120 322 4969

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 4 3 3,25 33 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 15 9 12,75 32 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 64 34 55,50 46 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe  DdAaCdbeBBdedcDdDEcCbdDECBaEDbAAEAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAbAeaaDaCeABDBd D     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BebDBdDED  EBe  AcB B        cc D dA EeA

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CE EAD DddD C dECEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 2 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,313 324,380 120 138 138 358 5525

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 2 3 1,25 13 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 58 29 50,75 42 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDaACCdEABBCBacDCDbceCbaECBeEDEAAEAEEEcD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAbA eaDaCde DBE e     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik eD   bD D    A                d a d  E A

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CbDEdadDAEDBC AEeEeC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,668 324,380 82 95 95 233 3592

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 73 23 67,25 56 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe eDEAaCdEABB BBADdDbBCCAeEbBBEDaAAEdEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBaAAA BCDbCaeBcBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDD BdDEDcDcBADcAaBCBDAB B CEEaCD d     

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen b cEA       C   C  C

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Yay Dalgaları 2 1 0 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZÇİVRİL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,428 324,380 101 117 117 318 4891

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 62 22 56,50 47 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEeaC dA BC BcDdaEBCCADEbBBEDEA EAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal B CAeAc CD CdA DcEE      

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BD DBCDdD D Bbb b B B  B     d          

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CdcEAD D Ee a dECdDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,643 324,380 83 97 97 242 3714

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 71 19 66,25 55 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAEaCBDBaAdA AECaEcDBACEbCAEDEABEEdAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAcBa D AaCBcedED bB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik D DBD B A    cD  A  D BBbA BC E   A  b  

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDaCD Ae AD   ECADCE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK SEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
432,283 324,380 5 6 6 12 308

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 101 15 97,25 81 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DaEACCdEABBCBBADdDEdCCbDEbBBEDEAAEcEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBaAAADBCD CBABDBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDcDBCbEDDDEBADEADBCBDABBB CEEE DBd bEDA

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CcDEADEDdEDeCDAECEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL DİŞLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,423 324,380 37 44 44 86 1602

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 89 24 83,00 69 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAEaCBDBabCAaAECaEBDBeCEbCdEDEABEEbAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal aAdBB beACC  ABEDeEd     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBDDBCAEEBEEDDDAbDDBBBCA cCCE  DADE dA

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDdCDcADdADEbBECAcaE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE İKRA DAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,118 324,380 109 127 127 335 5178

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 1 3 0,25 3 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 4 14 0,50 3 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 63 35 54,25 45 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEACCbEedBddaADCDbBCCADEbBBEDEAAEAcEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBaAeADBCbbCBAeDBEEe     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BD aBCDE     A   bBCcD     CEEad   b   A

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CaDcADcad ceebecddc 

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜ M SARSIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,230 324,380 46 54 54 114 2126

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 84 20 79,00 66 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEAaCdbABBCB ADdDEBCCADEbBBEDEAddAEEdBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BaCAAA  dDcCBABDBEE      

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDDDBCDEDD E AD AeBCBeABBB CEE  D d  E A

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CdDEADcDAcD  eAceEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,390 324,380 43 51 51 103 1977

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 85 20 80,00 67 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEeaCAEABBdB ADdaEBCCADEbBBEDEAbEdEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal eaCbAA  eDECBA DBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDDaBCDEDDDbBAD AD CBDAB   CEaECDBd     

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CEcEADEcbED CDAcCEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 2 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN HALİLOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,990 324,380 112 130 130 338 5189

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 60 23 54,25 45 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAEaCBDBcdC  AdCDEBDBbCECCAEDEABEEEAcBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAABacDeACC a dEDcEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik D DBDDBC dE  dDe     B B                

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen cD Ca c  db   aCAcdE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 0 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİN GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
402,333 324,380 23 28 28 53 1115

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 92 18 87,50 73 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAEaCBDBBdCABAbCDEBDBACEbCAcDEABEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAABaBDDACCBaABEcDEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBDDBCAE aEEDDDADD BBadABc  E    DECdA

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EaaCDcADCADE  aCADCc

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 2 40
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE ÇEVİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
427,463 324,380 11 14 14 22 402

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 100 18 95,50 80 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe eeAdCCBDBBbCA AbCDEBbBACEbCeaDEABEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAABeaDDACCBbAdEDDEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DaDaDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECdA

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDcCDEADCdDED ECADCE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA AKOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,668 324,380 107 124 124 330 5071

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 58 11 55,25 46 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEACCdE BBCBBeDCDEBCCbDEbBBEDEAdEAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BaCAAAeBCDECBAaDBbED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik a     D       D  D CB    B              

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen d DE                

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 0 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL BOLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,883 324,380 28 33 33 64 1301

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 89 14 85,50 71 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAd CBDB  CABAECcE bcAaECCAEDEABEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAABBBe AC  EABEDDEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBDeeCAEEeEEDeDADDD  BCA  C EDBDb ECdA

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen ED CDEAeCAD   ECADeE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 0 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KOÇİNKAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,323 324,380 74 84 84 200 3154

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 76 20 71,00 59 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe eDdAaCdEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAcEAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAcAa CbECdABDBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BD  d DE c   ADEADB B   B  CEc      cEDA

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen e  cADdDdED C dbaEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA EREL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,140 324,380 62 71 71 158 2686

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 78 14 74,50 62 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDA aCBDBBACABAECaEBeBACECCdEDEA EEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAeBa D ACCBa BED EB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBDcBCA cBE D D Da   B A    E  DA  C  

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen caECD ADCADE  dCdD E

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 2 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 0 2 0
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA NUR ÖZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,990 324,380 58 67 67 141 2528

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 81 22 75,50 63 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAEaCBDBBAaAaAcCabBbBbCEbCdEDEeBEcEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAcBB DeACC aABEDDEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik D DBDDBCAEEBEEDD ADDcBBBCABBCCE  DA  Cd 

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen    CD AeCAD   dCdee 

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 0 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 0 0 0
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BILG  NAZ GÜNER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
418,658 324,380 15 18 18 30 615

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 31 0 31,00 78 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 96 12 93,00 78 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAECCBDBBdCABAECaEBDBACEbCAEDEABEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAbBBBb ACC cABEDeEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCC    A     

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDaCDdADCdDEc dCADCE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGEHAN AKBULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,885 324,380 103 119 119 320 4946

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 18 8 16,00 40 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 1 4 0,00 0 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 63 28 56,00 47 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEACCAb d   e  CDEBCCADEbBBEDEAAEAbEEdD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BeCAbAe aD bdA DBEEc     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BD eBCDED  cc DcA B BDA  Ba Ec Cb   bED 

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen bcDcc  DAED   dcaE C

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 0 1 0
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BULUT BARUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,068 324,380 69 79 79 178 2940

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 77 19 72,25 60 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAEaCBDeadCABA CcEBDBACEbCdEDaABEbEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CA BB DeACCB A dDebB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DED DDBCA  BEcDDDAD eBBBC B C E         

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen ED CD AeCADED ECdDeb

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 0 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU SALMA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,420 324,380 50 58 58 122 2270

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 22 7 20,25 68 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 26 9 23,75 59 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 85 28 78,00 65 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEAaCAEABBCBBADCDEBCCADEbBdEDEAAEAEcEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBaAcbe aDbCdABDBEbD     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik cDbDBCDEDcDEBADdAbBCBaABBBC Ecc D d  EDA

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen bccEcDEDdED CeAcCEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,288 324,380 70 80 80 182 2972

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 3 5 1,75 18 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 25 9 22,75 57 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 80 32 72,00 60 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe eDAdaCBDBddCAeAECDEBDBACEbCAEDcbdEEEcEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAABBaD ACCBEABEDcEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDcDDBCbEEBEcDD bDD BBB ABBC cD acDEd e

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen cecCDdADCdDce cCAceE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 3 0 3 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 0 2 0
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM EREN ÇALIŞKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,730 324,380 95 110 110 289 4454

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 66 24 60,00 50 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe eDAEaCBDeBbdABAECDcBDBACEbCeEDEABEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAABeBbDAaC aABEDcEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik  ED DcBbe  a  D  A b B B              d 

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDaeD ADCADE  ECdDbc

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZHAN Ç 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,060 324,380 139 158 158 406 6624

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 8 17,00 43 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 18,65 19,11 17,30

Toplam: 120 42 14 38,50 32 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe aDAdCCBD B            AbEbCAEDEbdEcdAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAA a D  CbeE B D EB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik    eD BdA     D bA DD  BCABB C          

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 4 2 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN  AKPOLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
409,213 324,380 18 22 22 39 893

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 92 9 89,75 75 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAECCBDBBACABAECD BDBACbCCAEDEAdEEEAc D

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAAeB e AeC  ABED EB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBDDBCA  BEED DA    BBCABBC EDBD  ECdA

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDECDbADCAD D ECAeCE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 2 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,778 324,380 98 113 113 297 4574

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 8 0 8,00 27 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 8 0 8,00 20 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 63 16 59,00 49 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe cDAEaeBDBB  ABAECbcBDBACEbCAEDEABEEbAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAcBaBe ACC aeBEDDEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik  ED D BCA     D        B                

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDab bAD ADE  aCAD E

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CERENNUR KABAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,573 324,380 87 102 102 269 4157

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 69 27 62,25 52 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAbadBDBddCeaAECDEcDBeCEbCecDEAdEEEcbBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAdBBBD ACCBcABEDeEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBDDBCA  d  D DA  c  BCABBC         d 

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen cDdCD AcCADE  dCA ec

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,953 324,380 128 146 146 378 5947

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 10 9 7,75 26 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 4 6 2,50 25 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 14 15 10,25 26 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 2 5 0,75 11 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 58 45 46,75 39 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEACCddcc bBBADCaEBCCbeEbBBEDEAdEAEcEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBeAcAedbDabdABDBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik B cD  D D    ea  D CBDdadBbbaEaCbBebeEcA

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen eaDcceEDe     dabdbC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 4 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 0 2 0
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAVUT KUTLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,213 324,380 61 70 70 154 2633

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 5 3 4,25 43 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 29 8 27,00 68 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 83 33 74,75 62 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDdACCebABBdBBADCcEB CADECBBEDEdAcAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBaAeAecCedCdeBeBEEc     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik cDDcBCDEDDDcBADcADBCBbABBB CEEaCD  ccEDA

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen bdDEAecDAEDeCbAEbEcC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMET KORKMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,870 324,380 105 121 121 323 4999

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 61 22 55,50 46 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAECCBDBdACA c ec   BAdECad DcABEEEA BD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAABBaDeACC aAdED EB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik  EDcD BCbb    DD A DDBBBC               

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen E abb AeaADE  ECAe b

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 3 2 38
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Yay Dalgaları 2 1 0 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ DEMİRCİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,753 324,380 141 160 160 411 6777

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 45 33 36,75 31 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DbdAaCeEABBdBacDdDEB CAbEbBBEDEdAEAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal cBaAbA   b d  dDBE e     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BD   bD DD  c Dc    B        c          

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen daDEcc Deb e bd ea C

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DUA SADİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,570 324,380 49 57 57 121 2266

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 83 20 78,00 65 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEAaCdEABBCBBADCDEBCC DEbBBEDEAdEAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BeCAbA  aDaCBAeDBEEe     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDDDBCDaDbDEaADcADBCB AB  CC    D d  E A

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen bEDcAD DdED CedE EDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EAA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,053 324,380 111 129 129 337 5184

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 61 27 54,25 45 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe eDEACCd AaBeBBADCDEBCCADEbBBEDEAAEcEEdBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBaAbdeaCDaCeA DBbED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDDDBCD e  bBA E e  B A                 

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen bbDEcD Dd c  Dd baaC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SU KAHYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,688 324,380 115 133 133 344 5238

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 13 9 10,75 27 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 62 34 53,50 45 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAEaCBDeBb c AdCDbeDBdaECCAEDEbdEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAcBdBDcbCb EAB DDEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik D DBaDBCAda EcD  Aa D      cbCE d     d 

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen ceaCDbAD AaED ECdeac

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 0 2 0
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,400 324,380 30 35 35 68 1325

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 28 7 26,25 66 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 90 18 85,50 71 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DD ACCAEABBCBBADCaEBCCADEbBB DcAAEAEEdBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAdA BCDcC eBDBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik cD DBCDEDDDbBADEAaBCBcABBdC EEECD d  EDc

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CdDEAD DdcD C AEaEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 2 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN FRİLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,343 324,380 117 135 135 347 5380

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 57 19 52,25 44 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEAaCAbd  CB ADCbEBCCADdCdeEDEAAEAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BaC bAD CDbCBABDBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik    D  D           c BD   e C  a         

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen C DcAD Dc     dcCdaC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 0 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ALP UÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,265 324,380 84 98 98 253 3923

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 15 8 13,00 43 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 17 10 14,50 36 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 72 31 64,25 54 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DeeEadBDeadCAeAEdaEBaBACECCAEDEABcEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAcBeBD ACCdcABEDeEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik  EDBD BdAc dbcDeae  DBBBC BBC E  De d   

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDaCD ADCADEb ECdD b

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN DENİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,143 324,380 134 152 152 390 6312

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 2 3 1,25 13 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 53 43 42,25 35 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe eDedCCBDecb  BcbCebBaeA ECCdEDcedEEbecBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAeBe DaddC bcdEDcEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik  cDBDcBCA EcE D D  D B BCA    d   A d bA

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDbCDdAeCADc  dCdbed

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 0 3 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 4 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 1 1 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ALTINPINAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
403,188 324,380 22 27 27 52 1093

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 93 21 87,75 73 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe eDEAaCAEABBCBBADCDEBCCADEbBBEDEAcEAEEdBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAcADadDbCdeeDBEEe     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDDDBCDEDDDbBADcAbBCBDABBB CEEECD db E A

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CcDEAD DAcDBC AEbEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,698 324,380 108 126 126 334 5152

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 13 1 12,75 64 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 59 20 54,00 45 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe eD ba BDB dCABA CacdDBACEbCAbDEAdEEEAcBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal aAdBa D  d     ED EB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik  EDeD BC  EB cD DAbD  BBC             d 

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen ED CD  DC DE  ECADCc

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 0 2 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 0 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BERRA KANAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,208 324,380 96 111 111 295 4555

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 67 32 59,00 49 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe aDdeaCA AdBCBaADCDEBCCAeEbBdEDEAdEAEcEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BaCAbAe CDECae DBEEe     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDcDBdDED  dBAD d BCB A  B  E  d  e    A

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CdDcADbDAEc deAcecDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 0 3 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BOSTANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,603 324,380 35 42 42 83 1556

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 88 17 83,75 70 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEACCdEABBCBaADCDEBCCADEbBBEDEAAEAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAAA edDbCcABDBbEe     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDDDBCDEDDD aAD ADBCBDAB BCCb  CD    E c

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen b DEAe DcEDeC  bCEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 1 1 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÖREN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,618 324,380 44 52 52 107 2005

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 31 8 29,00 73 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 87 29 79,75 66 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDbECCBDBddCABAEeaEBDBACEbCdEDEABdEEAcBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAcBBBc Aabeb BEDcEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBDbBCAEEBbEDDaAbDDBeBCAdBCCE BDADdCdA

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDcCDEAeCdDcDdECAD E

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
401,778 324,380 25 30 30 55 1136

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 90 11 87,25 73 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAdCCBDBBeCABAECaEBDBACECCeEDEABEEEAcBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAABB b ACCBEeBEDDEd     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBDDBCAEEBbEDD AD  B B ABB  E       d 

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDcCDEADCADE  ECADCE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ KIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,365 324,380 116 134 134 346 5344

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 60 31 52,25 44 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDeaaCBDBaddABAECabceBACEbCd DEABE  A BD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAbeBcDbAdCB ABEDeEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik  EDBD BCAc B  DebAca BdBC  a  E         

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDcCD Ae cDEe  C Dbc

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 4 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 2 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF OLGUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,683 324,380 94 109 109 285 4375

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 14 0 14,00 47 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 66 21 60,75 51 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAdaCBDBBACABAECDEBDBACEbCdcDEABEEbAbBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal eAe BBD AaC  AdED c      

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik  EDBD BCA  B  DD   D  BB    C       E d 

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen cDcC EAD Aad cECdcCb

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TONGUÇER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,850 324,380 93 108 108 279 4333

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 66 20 61,00 51 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe aeAEaCBDBBcCA A CDEdeBAbECCAEbEABEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAABB D AaCBaABEDebB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik   D DDB dE BE D DA    BBC      b  A a   

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EeEbDac  ADE   CA a 

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,630 324,380 51 59 59 129 2405

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 24 8 22,00 55 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 83 26 76,50 64 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe eDEAaCA ABBCBBADCaEeCbADEbBBEDEAcEAEcEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAbADBaDECBABDBEEe     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDDDBCDEDDcb AacADBCBcABB   EaE a d  EDA

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CaDEAedDAEe e AEedDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ÖZKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,343 324,380 133 151 151 388 6284

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 50 28 43,00 36 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DbAEaC DBddC eA CccBedbCECCdEDEABEcEAcBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal aAcBaBD AdbdaAdED EB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DE cD BCA  B     AD    B                

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EcaCD cDeeDc   C    

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRCAN ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
444,958 324,380 2 3 3 5 119

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 103 5 101,75 85 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAECCBDBBACABAECDEBDBACEbCAEDEABEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAABBBbDACCBbABEDDEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik  EDBDDBCAEEBEcDDDAD  BBBCABBCCE    D    

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDECDEAeCADED ECADCE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 2 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE TUNCAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,185 324,380 59 68 68 149 2596

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 80 19 75,25 63 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEACCAEABBCBeADCDEBCCADEbBBEDEdcEAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCeAA BaDEbdABDBEEe     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik eDcDBCDED   BADcADB BDA  d C  be        

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CdDEADdDAEe C A CEeC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÇATAKÇİNLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 4 14 0,50 2 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 4 16 0,00 0 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 1 4 0,00 0 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 3 13 -0,25 -1 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 7 29 -0,25 0 67,16 68,01 62,13

TYT Matematik c cBbacdA dcadD bba       B a     ea    

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen b  Cbacebdcdb E bcdE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 0 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Yay Dalgaları 2 0 1 0
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÇATAKÇİNLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
395,075 324,380 32 38 38 72 1377

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 91 24 85,00 71 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDdAaCAEABBdBBADCaEBCCADEbBBEDEAAdAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BeaAcAaaCDEbBABDBbEc     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik cD DBCDED  bBADcADBCBbABaBC EEECDBdA EDA

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CcDcADdDAEDBCeAECEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERSAND İKBASAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,728 324,380 137 156 156 400 6532

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 46 25 39,75 33 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDddaC DB dC cA dcEcDBACcbCdEDEdBEEEbEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAABa b A C addcD EB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik D eBD B A  ca D        B                

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen ED CD Ae cD    Ce   

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 0 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESER SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
421,713 324,380 14 17 17 27 541

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 5 5 3,75 38 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 33 7 31,25 78 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 99 21 93,75 78 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe aDAaCCBDBBdCABAEdcaBDBACECCcEDEABEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CbcBBBDDACCBaABEDDEd     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDcDDBCbEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEeaaADECde

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDdCDdADCADEbBECADCE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ABLAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,083 324,380 110 128 128 336 5182

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 59 19 54,25 45 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAEaCBDBdACAcA CDEdDBACECbAEDEdBEEEAcBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CA eB D b C EAdEDeEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik    eD BCAE B  D Dc     BC               

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen E deD c   DEe dC  Cc

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 0 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA EKMEKÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,805 324,380 125 143 143 374 5860

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 54 26 47,50 40 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe eDAECCcDBdddeaAdCDEBaBACEbbdEcdABEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal aAdBBBD   C aeBEDeEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik aEDeD BCA E   D        B            a   

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen cDbCDa  CAD    Cd  E

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖKSÜZOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,943 324,380 48 56 56 120 2245

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 5 4 4,00 40 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 31 8 29,00 73 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 85 29 77,75 65 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAdCCBDBBddAaA CaEdDeACEbCcEDEdBEEEAEcD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAdBB D ACCBaAdEDeEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBDDBCAEcBEEDDDADbeBBBCAeBCCEc DADaCbb

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen ceaCDEADCADE  dCdDeE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 0 2 0
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA ALAGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
395,098 324,380 31 37 37 71 1376

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 89 16 85,00 71 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAdCeBDBBdCABAEdDcBDBACEbCeEDEABEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAABBBDaACCBEABEDcEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBDDBCAEbBEEDDDAD  BBB A BC E         

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EaaeDEADaADEb ECADCc

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FIRAT BÖREKÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,783 324,380 60 69 69 150 2610

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 82 29 74,75 62 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DaAdCeBDdddCeeAECDEBDBbCEbCdEDEABEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAeBedDeACCBaAB ccEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDcDDBCA EBE DDbADDDBBBdABBC E  DA E b 

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDECDcADCdDEcedCdDeE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 2 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÇOKYİĞİT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,763 324,380 130 148 148 380 5955

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 53 26 46,50 39 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAECC DBBedA AadcacDBACabaAEDEAeEE*AbBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAABBdDeACCBaABEDeEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik    cD B   d bbDc   DDB B                

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDae  A bd     C  C 

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN GÖNÜLCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,625 324,380 55 63 63 136 2500

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 82 24 76,00 63 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDdAaCAdABBCBBADCaEBCCAbECBBEDEAAaAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal eBCAAAaBCDbCBABDdEEe     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDDDBCDEDDDcBbDEADBCBDA    dEEa a  b    

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CEccAD DAED C dcedeC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 2 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
427,640 324,380 9 12 12 20 396

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 100 17 95,75 80 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAEaCBDBBbCeBAEdDEBDBACEbCdEDEABEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAcBeBDDACCBEABEDeEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBcDBCAcEBEED DAeDaBBBCABBCCEDBDAeE d 

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDcbDEADCADEDBECADCE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,153 324,380 54 62 62 135 2474

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 82 24 76,00 63 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe aDAECCBDedAdeBAbdbEBDBACECCeEDEABEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAcBBabeACCBEABEDDEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DcDBDDBCA EBEEDDDA beBBBCA BC    aA     

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDbCDdADdADce dC DbE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 1 1 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN EFE KÜÇÜKKYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,788 324,380 106 123 123 329 5067

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 63 33 54,75 46 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DceEaCaDd eb eAECaEBDBACEbCdEDaAdEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal aAcBBcb ACC  AcEDDEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDcD BCA  BEcD cA  eB BC        DA a dA

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDaCDEAeaAD  adCbbdc

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ABACIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,513 324,380 81 92 92 226 3521

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 74 24 68,00 57 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAECCBDBBdCA AECaEBDBbeEbCAEDEABEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal eAcBeaDeACCBb BEDDEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBD BCAcEc  D  Aba BBaCA d            

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen cDabDEADdADce ECdDCE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YUSUF TAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,440 324,380 68 78 78 176 2927

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 18 9 15,75 53 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 5 5 3,75 38 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 23 14 19,50 49 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 81 36 72,00 60 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAdCeBDedbCeeccecEBDBbCECCbbDaAcEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAcBBBDDACCBEAdEDDEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDcDDBCAcbeEEDD AccDBeBC eB bEbdDADdbbA

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen cDcCDEADCADEDcECADCc

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 2 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 2 40
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL TEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
385,050 324,380 39 46 46 95 1776

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 4 3 3,25 33 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 10 1 9,75 49 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 85 13 81,75 68 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe eDdAaCbEAaBCBBADCDEBCCADECBBEDEdAEAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBaAcA BCDECBABDBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDDDBCDE   EBADEA BCB  BBB   daC  d bEDA

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen C DEAe DA   C    EDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 0 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,095 324,380 45 53 53 113 2083

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 85 23 79,25 66 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe cDAdadBDBBACA AcCDEcDBACEbCAEDEeBEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal aAcBe D AdCBaAdEDcEd     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DED DDBCAcEcEaDDDADDeBBBCA BCCE  DADE  A

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDEbDdAD AaE  ECADCE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM NAZ DEĞİRMENCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,505 324,380 113 131 131 342 5203

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 9 0 9,00 23 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 57 12 54,00 45 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEACCd d BC  cDCaEBCCADEbBBEDEAeEAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBaAcA B DECdA DBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik B   B DE           CB A  B C            

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen  cDcA       e     DC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 0 1 0
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK BEKTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
430,073 324,380 6 8 8 15 350

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 4 3 3,25 33 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 100 13 96,75 81 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe eDEACCAbABBCBBADCDEBCCeDECBBEDEAAEAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BeCAAAD CDECBABDBEEe     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDAB B  aEE D d eEaA

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CcDEADdDAEDBCeAEaEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TÜRKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,070 324,380 66 76 76 173 2854

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 79 24 73,00 61 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DbdACCdEAaBCB cDCDEBCCdDECBBEDcAAdAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BaCAdA adDcCBeBDBEEe     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDcDBCDEDDD BADEAeBCBeABBBCC E          

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen eaDEdeEDdED C AEe DC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ALİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,228 324,380 75 85 85 202 3210

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 76 23 70,25 59 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDedaCBD  d A AECaEdDBACEbCeEDEABEEdAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAeBBBD AaC EAd D EB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBDDBCAb BEEDDDAD DBBdCABBCCE     c e 

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDcCD ADdADc  aCeba 

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ATAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,850 324,380 144 163 163 426 7362

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 12 13,00 33 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 1 3 0,25 4 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 30 20 25,00 21 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe  DbeaC      B A CcaBCCeaEbBdbDEdeE E  BD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal          DaCB  D EE      

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik B   B Db   a A   c CB                   

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen   Dccc D       a    

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 0 2 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 3 5 38
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 0 2 0
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KARTALER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,623 324,380 79 90 90 216 3434

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 2 4 1,00 10 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 20 8 18,00 45 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 75 26 68,50 57 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEAaCdbABBCBBADda BCCdDEbBBEDEddEAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAcADBCDbbdABDBEEe     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik B DDBCDEDD  aAc A B BDAdBB Cb dC  d eb A

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen C DcAD Dd D C A aEcC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 3 1 1 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 0 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÜNAYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
421,845 324,380 13 16 16 26 537

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 98 17 93,75 78 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDaAaCAcABBCBeADCDEBCCADEbBBEDaAAEAdEEdD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BaCAcA aCD CBABDBEEe     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDcDBCDEDDDEBADEADBCBDABdBCCEEECDBdA EDA

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CEDEADcDAED  eAECEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 2 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM TAHA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,433 324,380 52 60 60 131 2420

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 81 19 76,25 64 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe eDdACC  A BC  ADdbEBCCADECBBEDaAcEAEEbBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BeaAAA aCD CBABDBE e     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDc B DEDDDc ADaAbBCBDAB B CE ECD d   DA

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CcDEADdDAED C AECdDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER DEMİRTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,033 324,380 97 112 112 296 4563

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 65 23 59,25 49 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAEaCBDBcbCAaAECaEBDBACbbCAEDEABEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal aAcBBcDeACb  ABEDeEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDcD BCAEd EEDDcA    eB      E     a d 

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen ccaCDcA   D    C    

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 0 2 0
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY YELDEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,198 324,380 124 142 142 372 5809

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 54 24 48,00 40 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DecdCC De ACe AdCaEBeBbCEbCAbDEABEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAeeBBDDACCdEABEc Ec     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik    BD B b              BC   C       d   

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDcCD AeCdD   aCd  c

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LARA ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,890 324,380 119 137 137 355 5498

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 57 24 51,00 43 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAbCCBD d CABcdCaEBDBACEbCeEDaABE EAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal aAeBa D AaCeaAd D EB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DdbBDDB    B d         B   B            

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen ED CDdAeadDE  ECADdd

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 0 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M MUSTAFA ALAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,433 324,380 148 167 167 437 7539

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 3 9,25 23 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 19 5 17,75 15 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe   e C  D  d   A Cc          ED   EEE   D

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal       D d         E      

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik    BD   A   E          BC               

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen     D     a         

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 2 0 25
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 0 0 0
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,143 324,380 92 107 107 277 4286

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 25 8 23,00 58 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 71 40 61,00 51 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe aeAEaCaDeddCAeAECacBDBcCEbCeEcEABacEAaBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal aAeBBBb AaCdaeBEDDEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik  EDBDDBCAbcBEaD aADDDBBBCABaC E  DAad d 

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDcCDdADadDdc ECdeCE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKAZIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,613 324,380 47 55 55 118 2189

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 84 21 78,75 66 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe eDEACCbEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEaD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal eBCAAd cCbbCceBDBEEe     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BD  BCDEDcD  eDEA B B   BB CEcECD d   DA

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CEDcAeaDAEDBCeAcaEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 2 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 0 2 0
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET BALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,098 324,380 88 103 103 270 4180

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 68 23 62,25 52 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe eDdACCAd    eeADCaEBCCADEbBBEDEAdEAEEEcD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal eBaAbA BaDaCde DBEE      

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BD DBCDaDc  BAD AaBCBDAB BCCEE          

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CcDEAD Db e C   eE C

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
349,440 324,380 77 88 88 209 3283

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 75 20 70,00 58 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDdACCd AdBCBcADCDEBCCADECBBEDEAA AEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBaAeA BdeaCB BDBbE      

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik B D BCDED D aADEAcBCB AB B    EC  e     

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CcbEAecD bD e AEeEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK GEZEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,375 324,380 41 49 49 98 1808

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 86 18 81,50 68 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEAaddEABBCBBADCDEBCCbDECBBEDEdAEAEEdBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAAAeaCbcCB BDBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BD DBCDEDD  BADE DBCBD   c  Eb  D dA EDA

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CaDEADcDdcD CeAE EDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİHA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,395 324,380 42 50 50 100 1933

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 86 22 80,50 67 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAdCCBDBdACeBAEdDEBDBACEbCAEDEABEcEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal aAABBdDbAaCBaABEDeEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDcDDBdA E Eca  ADD BBBCA BCCE   ADE d 

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen cDaCD AeCADbDeECADCE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ATMACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,003 324,380 127 145 145 377 5944

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 11,50 11,74 10,87

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 49 8 47,00 39 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe eDEACC EAaBCB ADCDEBCCeeEbBBEDEAAEAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BeCAAA eCD     D EED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Fen C  Ec  D        C  C

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 0 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Yay Dalgaları 2 1 0 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Mitoz 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS YUSUFOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,053 324,380 85 99 99 254 3928

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 71 27 64,25 54 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEACCAdAdBdBBADCccBeCbDEbdBEcEAdEAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BaeAAAec bECdbBDBEEe     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDD BCDED DE AD ADBCBb a B C c          

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen edDEAD DAED C dcCdDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELSU KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,213 324,380 53 61 61 132 2425

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 81 18 76,50 64 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DedAaCdEABBCBBADC EBCCADECBBEDEAdEAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAAbeBCDabd BDBEEe     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik  DD BCDED  E ADcA BCBDA BB    a D d  EDA

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CcDEAD DAcD   AbbEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ SU ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,240 324,380 91 106 106 276 4281

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 67 23 61,25 51 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEAaCbEeBBCBBADecEdCCbaEbBBEDEAdE    BD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAdA B b C   DBEE      

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BD DBCD DDDE AD AcBCBeA  B CEc          

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CaDEAe DAEe eeAcacDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BULANIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
411,665 324,380 16 19 19 34 808

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 95 18 90,50 75 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe eDbAaCdEAdBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEcEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BeaAcAeBCD CdeBDBEEc     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDDDBCDEDcDEBADEADBCBDABBBCCEE CD db EDA

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen bEDEAD DAED b AECEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
429,065 324,380 8 10 10 17 374

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 100 14 96,50 80 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEACCdEABBCBBADCDEBCCADEbBBEDEAAEAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAAAc CbbCdABDBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDcDBCDEDDDEBAD ADBCBDABBBCCEEdCD dA E A

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CcDcAD DAcDaCeAECEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE NUR GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,815 324,380 64 73 73 164 2755

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 17 9 14,75 37 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 80 24 74,00 62 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEACCbcABBCBBADdaEBCCAbECBBEDEAeEAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal cBaAAA cdDECBABDBEEe     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik Bec BCDEDeDceAD ADaeB  d B CEEdC        

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen bcDEAD DAEDdCDAEbEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KARAÇAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
426,653 324,380 12 15 15 23 422

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 4 3 3,25 33 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 98 10 95,50 80 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe eDAECCBDBBACAeAECDEcDBACEbCAEDEABEEEcEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAAaBBD ACCB ABEDDEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBDDBCAE B ED DADDDBBBCA BCCEc  AD Cdb

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen ED CDEADCADE  aCADCE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 0 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA YALÇIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,693 324,380 80 91 91 220 3477

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 3 4 2,00 20 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 25 10 22,50 56 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 77 36 68,00 57 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDedaCBeBBdddBcECbEBedACEbCbEDEABEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal aAcBaBDebCCBaABEDeEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDeDDB AEcBaaDDDADDbBBBCAcBC Eb DA d de

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen E cCDdAeaADE dECdDCE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 0 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,810 324,380 129 147 147 379 5952

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 8 0 8,00 27 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 8 0 8,00 20 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 51 18 46,50 39 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAdCCBDddbCABA CcEcDBACEbCddDEAcEE dEcD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal C ABa     b  Ad D EB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik   DB  BCA E   D        B                

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen  D CD  D ADEb ECd Cc

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 0 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 0 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,088 324,380 123 141 141 367 5717

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 1 3 0,25 3 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 59 41 48,75 41 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DeEeaCdaABaCBaAbbDadCCAeEbdBEDEdcEAEcEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BabAAdDBCDabde cBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDcDBdDED  cBA E D CB      C  de  a  E  

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen ecDEdDcDcEaaCbAceEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR GÖRGÜÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
400,808 324,380 26 31 31 57 1168

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 93 25 86,75 72 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe aDbACCdEABBCBaADdaEdCCADEbBBEcEAAEAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAeAaaebbCdeBDBaEe     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDDDBCDEDDDEBADEADBCBeAB BCCEEECDBdADEDA

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CcDEADdDAEDBC dEaEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR SUDE DURMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,125 324,380 56 64 64 138 2522

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 4 3 3,25 33 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 83 29 75,75 63 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEAaCAEAaBCBBADCcEBCdAeEbBBEDEAeEAEcEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAcAeeaDcCBABDBEEe     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDDDBCDEDDDEBADEAeBCBDAB   C da  Bde EDA

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen bdcEADEDdEb aebbeEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL UYAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,068 324,380 57 65 65 139 2525

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 81 21 75,75 63 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAddCBDeB CABAECDEBDBACEbCdEDEABEEEA BD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAcB BDcACCBdABEDcEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik cbDBDDBCAEEaEED c DeDBcBC     Eb  AD C  

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen cD C cdDaADED ECADdE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 2 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 0 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKÇA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,358 324,380 135 153 153 394 6412

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 47 22 41,50 35 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDeEeCBDd bCABcE aEBDdA ECCAEDbABdEEAbdD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal aAABBab ACC  edED EB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik  E* DDBd   c  D  A     BC               

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen  e    c   D    C a  

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Yay Dalgaları 2 0 1 0
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
429,485 324,380 7 9 9 16 366

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 100 15 96,25 80 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe eDAdaCBDBBcCABAECDEBDBACECCeEDEABEcEAcBc

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAc B D ACCBEAdEc EB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBDDBCAEEaEEDDbADDDBBBCABBCCEDBDADECdA

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDdCD ADCADEDBECADCE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUMAN UMUT GÜNAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,570 324,380 73 83 83 196 3091

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 75 15 71,25 59 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDbeaCdEABBCdBADCDEBCCADEbBBEDEAAEAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAcAe CDcbBA DBEEe     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik cD DB DED    ADc   CB  B B              

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CaDEAD DAED CDAECEeC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN GÜNDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,025 324,380 89 104 104 272 4250

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 13 9 10,75 36 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 18 11 15,25 38 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 70 33 61,75 51 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEAaC bA BCBBADCDcdCCdDEbBBEDaAAEAdEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAed BCDcCdABDBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik  D eBCDED ec ADcAaBCabA c a E ECb   bEDA

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen bcDcce DbED C dcaEeC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 2 40
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 0 2 0
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ALTINDAG 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,143 324,380 145 164 164 429 7425

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 5 7,75 19 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 0 0 0,00 0 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 26 14 22,50 19 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAdaCBDB dCe c C                       

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAcBBBbDACC     DDb      

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik                                     a a 

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen Ea CD A d D    Ce  c

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 0 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ANIL ŞİMŞEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,885 324,380 140 159 159 410 6707

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 44 26 37,50 31 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAdaC Dd Ad BAdCbEcDBeeECCcbDEABEEbAEcb

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal aAABaBDeAaC   a DDEc     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik    BD       d        aBBC   C       d   

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen ED CD ccd      C    

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 3 5 38
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 0 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,445 324,380 90 105 105 274 4276

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 67 23 61,25 51 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEACbbdAdBd  ADdaEBCCAeEbBBEDcAcdAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAAA a DcCB  DBEE      

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDbDBdDED   dAD A B BD     C     B      

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CaDEAeaDAEa CbAbCEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
392,518 324,380 33 39 39 78 1474

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 27 8 25,00 63 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 90 23 84,25 70 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEACCdcABBCBBADCDEBCCbDEbBBEDEdAEAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAAAaaCbbCBABDBEEe     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik cDDDBdDEDcDdBADEADBCBeABBB CEcd D d  EDA

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CdDEAD DdEe CeAEaEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA NARMANLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
408,098 324,380 19 24 24 42 931

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 94 18 89,50 75 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAECCBDBBACABAECaEcDBACECCdEDEABEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal aAdBBBb ACCBaABEDDEc     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBDDBCAEEBEbDDDADDDBeaCAeB CE  aADE d 

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDEeDdADCADE  ECdDeE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RENGİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,360 324,380 122 140 140 364 5601

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 58 31 50,25 42 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEACCddABBbeBADdDEdCdbDECBBEDEddEAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBaAdA  aDaC A DcEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BD DBdDca    ADd    B Ac B b            

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen bd EAadDA c dbecCEcC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROHAT BALIKÇI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,183 324,380 136 154 154 395 6417

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 47 23 41,25 34 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe eDEAaCd    ba AbdaEBCCADEbBBEDEA EAEcEcD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAdAcBC aCdA DBE       

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik c eeBCD     B      Ce                   

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen bcDEAD DA     d  c C

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA TUNCER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,975 324,380 118 136 136 352 5456

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 15 9 12,75 43 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 4 -1,00 -10 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 15 13 11,75 29 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 61 38 51,50 43 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe aDdAbCddAeBCBcADCDEBCCAeEbBBEDEAcEAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAcAe aDdCBA DBEEe     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik cDc BCeEDcDcBAedAeBCBD    aC Eaac a     

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen ecaccD Dd    edbe  C

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA ÇAKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,583 324,380 146 165 165 430 7429

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 9 10,75 27 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 0 2 -0,50 -3 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 27 18 22,50 19 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDdeeCd    C  A CDE  C bdb B      c cEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal  e          c            

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik cD DBdD Dc cBA  A  CB      C   e  e DE  

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen    E          e     

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Yay Dalgaları 2 1 0 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET POYR * 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,828 324,380 99 115 115 302 4627

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 64 21 58,75 49 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DeAcaCBDBBcCABAECbEcDBACEbCeEDEABEEEAEcD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAABBBDaACCB AdED Ed     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDcD BeAb cb DDDADa B aC   C           

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen   d     C D   dC D  

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Yay Dalgaları 2 0 0 0
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE SULTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,280 324,380 38 45 45 87 1605

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 88 20 83,00 69 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe aDAdaCBDBBbCABAECaEBDBACEbCAcDEABEEdAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAbBBaDaACCBbABEDebB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBDDBCAEEBEEDDcADDaBBBCA BC ED        

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDcCD AeCADEe ECADeE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH YAZAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
433,893 324,380 4 5 5 10 285

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 101 13 97,75 81 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe eDdAaCbEABBCBBADCbEBCCADECBBEDEAAEcEEEcD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAAADBCDbCBABDBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDDDBCDEDDDEBADEADBCBD BBB CEcE   de EDe

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CEDEADdDAEDBCDAECEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 2 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAMİL ESAT ERASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,255 324,380 126 144 144 376 5936

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 51 17 46,75 39 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe aDAaaCBDBaAdA AEdaEBeBbdEbCdEDEABEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAcBBdD ACC bAdEDDEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik    BD BC     E                          

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen c   D A  AD    C    

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 0 1 0
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA HAMZAÇEBİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,048 324,380 142 161 161 412 6865

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 41 23 35,25 29 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DbAdCCBadBcad A baEBDBACEbC  DcABEEEdcBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal     c    b      D EB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDcDcBC     bD  A b   BC               

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen E dC  A  bD    Cd d 

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 0 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Yay Dalgaları 2 1 0 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİNÇ BİRİNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
407,488 324,380 20 25 25 44 955

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 6 3 5,25 53 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 94 19 89,25 74 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDedaCBDBBACABAdCDEBDBACEbCAEDEABEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAABB DeACCBaABEDDaB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBDDBCAE BEbDDDADbDBBBCABBCCE BDAcaCCb

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen cDcb  ADCdDd  ECADCa

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL AYDINER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,935 324,380 71 81 81 189 3037

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 76 18 71,50 60 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe eedAaCdEAdBCB ADCDEBCCbDEbBBEDaAAEcEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAdA  CDECBABDBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik cD DBecED   BAD  DBCd ABBB C   C       A

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CacEAD DAED   dECE C

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA BAYER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
427,615 324,380 10 13 13 21 398

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 98 8 96,00 80 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCeEDEABEEcAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CA BB D ACCBEABEDDEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBD BCAE BbEDDcADD BBBCABBCCE   AD  d 

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDbbD ADCADEeBECADC 

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GÜLAY GÜLCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
407,173 324,380 21 26 26 46 967

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 92 12 89,00 74 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAEaCBDBBcCABAECb BDBACEbCAEDEABEEdAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAcBBeD ACCBEABEDDEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBD BbAbEBEED D DD BBBCA BC E   A     

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDdCDEADCADEeeECADCE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,330 324,380 143 162 162 422 7160

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 0 2 -0,50 -3 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 35 19 30,25 25 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEAaCcbAdBbB ADC EBCaAeEb BaDEAAdA EEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal      c  a                

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDDDB D a  c                     B      

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CabcA aa            

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Yay Dalgaları 2 0 1 0
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE ÖZYURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
455,793 324,380 1 1 1 1 52

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 108 11 105,25 88 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAECCBDBBACABAECDEBDBACEbCeEDEABEEdAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal aAABBaDcACCBEABEDDEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEc DADECdA

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDECDEADCdDEeeECADCE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 2 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA SAĞIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,615 324,380 132 150 150 386 6214

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 53 36 44,00 37 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAEaC DadbdAaAECDcBDBbCEbCAEDEdBEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal eAdBaaD bCb aAdEDebB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik  b cD BC           DcBBdC BcC a         

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EaabD AeaAD e aCdbCc

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,878 324,380 67 77 77 175 2908

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 0 11,00 55 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 11 1 10,75 54 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 75 9 72,75 61 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAECbBDBBd ABAECaEBDBACEbCAEDEABEcEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CA B  D   CB AB D EB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDcD BCA E   D D  D B BCA    E  DA Eed 

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen Ea CD AD ADE  EC D  

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 0 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞSEM ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,055 324,380 86 100 100 260 4009

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 69 21 63,75 53 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEAaCbEedBCB ADCDEBCCADEbBBEDbeAEcEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBaAcA BaD CBA DBbEe     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDD BCDED  d A  ADBCB    B CE     d     

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CdDEA  DcEe a dE dDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 0 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,025 324,380 131 149 149 385 6133

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 6 20,50 51 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 49 18 44,50 37 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe abEAaCA    CB ADeaEBCC DECB  DEAdEA   B 

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal cBCAbd aCD CBA DBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik cD D  D      A      d      C            

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen b DEAe DAEe a bc EDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 1 63
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ EFE ESMER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,380 324,380 114 132 132 343 5212

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 8 19,00 48 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 0 15,00 75 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 57 14 53,50 45 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DedACCc   B BdA CDEBCCbaEbBB DEA EAd    

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAAA BCD CBA DBE       

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik B   BCDEDcD c  E   CB  B   CE           

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CdcEAD Dd e C  E   C

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 2 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KAAN MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
401,993 324,380 24 29 29 54 1126

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 92 19 87,25 73 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEAaCAEABBCBBADCDEBCCADEbeBEDEdcEAdcEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAAAc CbaCdABD EED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDDDBCDEDDDEBADcADBCBDABBB CEbECb d  E  

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CcDEADEDAED eDdcCEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR DÖNMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,125 324,380 76 87 87 208 3252

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 19 9 16,75 56 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 2 5 0,75 8 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 21 14 17,50 44 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 78 32 70,00 58 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe eDAdaCBDBBACABAbCDEBbBACEbdAEDEABEEdAEaa

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAABBBDDACCBaAdEDDEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBDbBdAEcBbEDDbAaeeBaBCA BC Eb aA a dc

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen ED CD AaCda   dCAcbE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 2 33
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 0 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN EYLÜL OLCAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,540 324,380 29 34 34 67 1316

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 25 0 25,00 83 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 28 0 28,00 70 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 88 10 85,50 71 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe  DEA C EABBCBeADCDEcCCADEbBBEDEAdEAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal B  AeAb CDaCBABDBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDDDBCDEDDD BAD ADBCB ABBB  EE  D    E A

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen baDEAD DAED b AE EDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN TOPRAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,620 324,380 147 166 166 436 7504

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 22 12 19,00 16 67,16 68,01 62,13

TYT Sosyal CAABB b AdCda            

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik cED D BCAc e     b   B B                

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EcaCD A  dD    CA a 

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Mitoz 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YELDA EŞKİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,405 324,380 121 139 139 361 5571

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 58 30 50,50 42 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe ceEACCbEAcB BBADCDEdeCdbEbBBEDEAbEAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal eBabdbeBCDbCBABDBEdc     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik c  DBC cD  ceAD  c CB                   

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CbDEAD DAc   cAcCceC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 3 5 38
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT HASAN EYÜPOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,680 324,380 34 41 41 82 1551

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 90 26 83,50 70 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEAaCbEcaBCeeADCDEcCCADECBBEDEAAEAEEcBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBaAbADdCbaCBeBDBEEe     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDDDBCDEDDDEBAcaADBCBDABBBCCEEa DBdA E A

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen ecDEAeaDAEee DdECEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT SEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
411,370 324,380 17 20 20 35 817

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 95 18 90,50 75 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAECCBDBBACABAECaEcDBeCEbCAEDEABEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAA acDebCCBEAdEceE      

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DED DDBCAEEBEaD DADDeBBBCABBCCE aDAD CbA

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDaCDcAD ADEDdECADCE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİTGÜNEYSULU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,828 324,380 78 89 89 215 3425

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 75 26 68,50 57 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDdeaCAEAaBdBcADCaEBeCADEbBdEDEAAEAEcEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAed aCD CdA DBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik  DD BCDEDb ccADEADBCB ABB CC  a      E A

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CacEAD DAED acdcCdDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,753 324,380 40 47 47 96 1793

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 86 17 81,75 68 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe eDAEaCBDBB CABAECDEBDBACEbCAEDEABEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal aAcBaBDaACCBbeBbDeEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik D DBDDBCAEEB  D DADDDBBBCA Ba E  eAD  d 

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDaCDEAe dDE  EC D E

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,980 324,380 102 118 118 319 4940

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 62 24 56,00 47 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe eDEAaCA   BCBaADCaEB CADEbBBEDEddEAEcEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BaCAA  B c Cd eDBE       

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik cDDDBC ED Db ADc Dc B           DB  D DA

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CacEAcEDAEe  bd d bC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELKATMIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,028 324,380 63 72 72 162 2745

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 78 16 74,00 62 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEAaCAE BBbBeADCDEBeCADECBBcDbAAEbEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAcA  CD bBA DBEE      

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BD DBbDED  EBAD  DB B AB B Ca EC  d     

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CEDEAD DAEc eDAaC De

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 2 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SARIBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,775 324,380 36 43 43 85 1587

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 149 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,39 2,44 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,44 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,57 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,50 11,74 10,87

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 16,53 16,92 15,29

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,12 2,20 2,01

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 18,65 19,11 17,30

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,48 3,45 2,92

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,87 2,87 2,43

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,96 3,03 2,56

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 9,30 9,34 7,91

Toplam: 120 87 14 83,50 70 67,16 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAECCBDBBACABAECDEcDBACEbCAEDEABEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAcBBB  ACCBbeB DcEc     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBDDBCAE BEcD bADD BBBCA   CE   A   d 

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDaCD AeCAD  BECeDbE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN TURAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,865 324,380 5 155 155 396 6426

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 5 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,25 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,15 2,44 2,30

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,90 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,45 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 11,75 11,74 10,87

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 17,55 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,20 2,20 2,01

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 19,75 19,11 17,30

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,15 3,45 2,92

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,00 2,87 2,43

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 4,25 3,03 2,56

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 8,40 9,34 7,91

Toplam: 120 48 27 41,25 34 67,60 68,01 62,13

TYT Türkçe DeEAC AEABB eaADCDEcC AaEC BcDcAcE   EBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBeAdd  ab CBA DBb e     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik cDeDBC     bBA   b                      

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CcDEce DdEe  edaCEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARAYEĞİT 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,020 324,380 2 66 66 140 2527

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 5 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,25 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,15 2,44 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,90 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,45 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,75 11,74 10,87

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 17,55 16,92 15,29

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,20 2,20 2,01

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 19,75 19,11 17,30

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,15 3,45 2,92

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 2,00 2,87 2,43

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,25 3,03 2,56

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 8,40 9,34 7,91

Toplam: 120 82 25 75,75 63 67,60 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEeCCd ABBCBaADCaEBCCAaECBBEDEAAEAdEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAAAaBCDaCeABDBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik  DDcBbDED D BADc D CBcABBc C  aC  Cb E A

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CaDccDEDddaceeAECEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORA KESKİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,953 324,380 4 101 101 261 4011

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 5 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,25 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,15 2,44 2,30

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,90 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,45 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,75 11,74 10,87

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 17,55 16,92 15,29

Geometri 10 0 4 -1,00 -10 2,20 2,20 2,01

TYT Matematik 40 21 9 18,75 47 19,75 19,11 17,30

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,15 3,45 2,92

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,00 2,87 2,43

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 4,25 3,03 2,56

TYT Fen 20 5 14 1,50 8 8,40 9,34 7,91

Toplam: 120 73 36 64,00 53 67,60 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAECCBDedACABAECDEcDBACEbCeEDEABEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAdBacDaACbBbAcEDDbB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBDDBCAbcBEbDDDe eDBBBCA  C d     ddd 

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen caaeadAeCdDce dCdDdb

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Yay Dalgaları 2 0 2 0
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKAN TURAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,868 324,380 3 93 93 228 3546

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 5 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 3 15,25 38 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,25 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,15 2,44 2,30

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,90 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,45 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,75 11,74 10,87

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 17,55 16,92 15,29

Geometri 10 7 3 6,25 63 2,20 2,20 2,01

TYT Matematik 40 31 7 29,25 73 19,75 19,11 17,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,15 3,45 2,92

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,00 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,25 3,03 2,56

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,40 9,34 7,91

Toplam: 120 72 20 67,00 56 67,60 68,01 62,13

TYT Türkçe DDAECC    d     CcEB BACECC E a         

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAdBdBbeACCB eB D E      

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDcDDBbAE BEEDDDADbDBBBCAB CdEaBDADECde

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen cDaCD ADCADceBECAbCE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 0 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ KORKMAZ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
409,730 324,380 1 21 21 37 875

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 5 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,70 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,25 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,15 2,44 2,30

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,90 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,45 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,75 11,74 10,87

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 17,55 16,92 15,29

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,20 2,20 2,01

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66 19,75 19,11 17,30

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,15 3,45 2,92

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,00 2,87 2,43

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,25 3,03 2,56

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 8,40 9,34 7,91

Toplam: 120 94 16 90,00 75 67,60 68,01 62,13

TYT Türkçe eDEACCAbABBCBBADCDEBCCADEbBBEDEAAEAEEdBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAeA BaDECBABDBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDDDBCDEDDDEBADaAeBCBeAB B CEEE e d  EDc

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CcecAD DAED e AECEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SELÇUK KURT 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,130 324,380 9 86 86 207 3251

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 14 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,04 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,86 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,02 2,44 2,30

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,09 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,25 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 14,21 11,74 10,87

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 20,84 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,00 2,20 2,01

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 23,84 19,11 17,30

Fizik 7 1 3 0,25 4 3,57 3,45 2,92

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,23 2,87 2,43

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,29 3,03 2,56

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 10,09 9,34 7,91

Toplam: 120 75 19 70,25 59 77,18 68,01 62,13

TYT Türkçe aDEACCbdeBBCBBADCDEBCCADEbBBEDEAAEAEdEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAeA B DaCB BDBEEc     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik cDDDBCDEDcc a DcADBCBeABBB CEE          

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen ecc A  DAdD C      C

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Yay Dalgaları 2 0 0 0
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA BAŞIBÜYÜK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,483 324,380 12 114 114 299 4585

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 14 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 29,04 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,86 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,02 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,09 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,25 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,21 11,74 10,87

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 20,84 16,92 15,29

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,00 2,20 2,01

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 23,84 19,11 17,30

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,57 3,45 2,92

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,23 2,87 2,43

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,29 3,03 2,56

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 10,09 9,34 7,91

Toplam: 120 64 20 59,00 49 77,18 68,01 62,13

TYT Türkçe DDaAaCbaAdBCdcADCaEcCCADECBBEDEAAEAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBaAbAa CDaCBABDcEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BD DBCD Db bcA  AbBCB  BBB CEa    d    A

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen                    C

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Yay Dalgaları 2 0 0 0
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ARDA AKKOYUN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,190 324,380 8 75 75 172 2850

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 14 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 29,04 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,86 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,02 2,44 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,09 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,25 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,21 11,74 10,87

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 20,84 16,92 15,29

Geometri 10 3 4 2,00 20 3,00 2,20 2,01

TYT Matematik 40 29 7 27,25 68 23,84 19,11 17,30

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,57 3,45 2,92

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,23 2,87 2,43

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,29 3,03 2,56

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 10,09 9,34 7,91

Toplam: 120 81 33 72,75 61 77,18 68,01 62,13

TYT Türkçe eDAdaCBDBdACAdAECaEdbBACEbCeaDdABcEdAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAbBBeDaACCdbABED EB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBDDBCAEEBEaDDbADDDBBaCABBC E BecDd b 

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDdCDEAeeADdb dCADeE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 3 5 38
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 1 2 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFN*  KOÇ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,325 324,380 14 125 125 331 5088

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 14 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 29,04 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,86 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 2,44 2,30

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,09 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,21 11,74 10,87

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 20,84 16,92 15,29

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,00 2,20 2,01

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 23,84 19,11 17,30

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,57 3,45 2,92

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,23 2,87 2,43

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,29 3,03 2,56

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 10,09 9,34 7,91

Toplam: 120 61 25 54,75 46 77,18 68,01 62,13

TYT Türkçe eDbAaCbdABBCBaADCDbBCCbeECBBEDEAAdAadEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal eBCAcAeBCDaCd BDBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDe BCDEaD b A bAa aB A    C Ea         

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen     A  DA     d CE C

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Yay Dalgaları 2 0 0 0
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ALP KÜLLÜK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,040 324,380 10 94 94 232 3582

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 14 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 29,04 27,81 26,06

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,86 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,02 2,44 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,09 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,25 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,21 11,74 10,87

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 20,84 16,92 15,29

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,00 2,20 2,01

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 23,84 19,11 17,30

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,57 3,45 2,92

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,23 2,87 2,43

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,29 3,03 2,56

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,09 9,34 7,91

Toplam: 120 73 23 67,25 56 77,18 68,01 62,13

TYT Türkçe eDeECCBDBBddABAcCcEBDBbCEbCdEDEABEEcAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAABBaDDdCCBbAaEeDEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBeDBCAcEdEcD D D    B                

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDECDcADCdDE  ECADad

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 2 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN NAMİ TOK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
427,833 324,380 3 11 11 19 394

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 14 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 29,04 27,81 26,06

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,86 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 2,44 2,30

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,09 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,25 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,21 11,74 10,87

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 20,84 16,92 15,29

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,00 2,20 2,01

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 23,84 19,11 17,30

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,57 3,45 2,92

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,23 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,29 3,03 2,56

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,09 9,34 7,91

Toplam: 120 100 17 95,75 80 77,18 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEACCddAeBCe ADCDEBCCbDEbBBEDEAAEAEcEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAAADBCDECBABDBEEe     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik cDDDBCDEDDDEBbDEADBCaaA BBCCEEE DBdADEDA

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CccEADEDAEDBCeAEbEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKİM D* İ *İ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,435 324,380 7 48 48 97 1806

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 14 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,04 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,86 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,02 2,44 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,09 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,21 11,74 10,87

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 20,84 16,92 15,29

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,00 2,20 2,01

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 23,84 19,11 17,30

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,57 3,45 2,92

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,23 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,29 3,03 2,56

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 10,09 9,34 7,91

Toplam: 120 85 14 81,50 68 77,18 68,01 62,13

TYT Türkçe DDbECCBDBBdCABAECDEBDBACEbCeEDEAdEEEAbBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAcBB DDACCBbdBEDDEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBDDBbAEEc  D DA  DBBBCA B      A     

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen cDECD ADeADE  ECAeCE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 2 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN BAŞAR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
430,833 324,380 2 7 7 13 330

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 14 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,04 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,86 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,02 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,09 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,25 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,21 11,74 10,87

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 20,84 16,92 15,29

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,00 2,20 2,01

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 23,84 19,11 17,30

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,57 3,45 2,92

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,23 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,29 3,03 2,56

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 10,09 9,34 7,91

Toplam: 120 100 13 96,75 81 77,18 68,01 62,13

TYT Türkçe DDdACCAdeaBCBBADCDEBCCbDEbBBEDEAAEAEEdBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal B CAAA BCbaCBABDBEEe     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDDDBCDEDD EBADEADBCBDAdBB CEEECD CAeE A

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CEDEADEDAED CDAECdDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 2 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ARDA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,435 324,380 13 122 122 325 5043

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 14 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 29,04 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,86 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,02 2,44 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,09 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,25 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 14,21 11,74 10,87

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 20,84 16,92 15,29

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,00 2,20 2,01

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 23,84 19,11 17,30

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,57 3,45 2,92

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,23 2,87 2,43

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,29 3,03 2,56

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 10,09 9,34 7,91

Toplam: 120 64 36 55,00 46 77,18 68,01 62,13

TYT Türkçe DDdAaCdbAdBbBcADeaEdbCADEbBBEDEAddAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAeAc aDaCdABDBE       

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BD  BCDEDDDcBA EeDBCaaA d  C ca         

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CcDccDdDAEedC dEeaeC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT GENÇAY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,053 324,380 11 96 96 236 3616

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 14 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 29,04 27,81 26,06

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,86 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,02 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,09 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,21 11,74 10,87

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 20,84 16,92 15,29

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,00 2,20 2,01

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 23,84 19,11 17,30

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,57 3,45 2,92

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,23 2,87 2,43

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,29 3,03 2,56

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 10,09 9,34 7,91

Toplam: 120 73 24 67,00 56 77,18 68,01 62,13

TYT Türkçe aDAECCBDBa CA AECbEBaBACEbCcEDEdBEEdAbBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAABB beACCBbABEDDEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBDDBC EE b aDD DDDBBBCA  C         d 

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen cDcCDdAe dDd  dCdD c

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR UZUNOĞLU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
408,383 324,380 4 23 23 40 918

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 14 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 29,04 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,86 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 2,44 2,30

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,09 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,21 11,74 10,87

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 20,84 16,92 15,29

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,00 2,20 2,01

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 23,84 19,11 17,30

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,57 3,45 2,92

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,23 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,29 3,03 2,56

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,09 9,34 7,91

Toplam: 120 93 15 89,25 74 77,18 68,01 62,13

TYT Türkçe DDEAaCAE dB B ADCaEBCCADEbBBEDEAdEbEEEcD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAcAaBCDECB BDBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDD BCDEDDDEBADEADBCB AB B CEEE aBdA EDA

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen bbDEADEDAED a AEbEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMAY KETENC İ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,070 324,380 6 40 40 81 1531

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 14 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,04 27,81 26,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,86 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,02 2,44 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,09 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,21 11,74 10,87

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 20,84 16,92 15,29

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,00 2,20 2,01

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 23,84 19,11 17,30

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,57 3,45 2,92

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,23 2,87 2,43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,29 3,03 2,56

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 10,09 9,34 7,91

Toplam: 120 89 21 83,75 70 77,18 68,01 62,13

TYT Türkçe aDEAaCAEAdBCBBADCDEBCCbDEbBBEDEAcEAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBaAAAe CDaCBABDBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDDDBCDEeD EBda AD CB AB B CEEECD dAbEDA

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen baDEADdDdcD d AEeEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKER DURU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
446,683 324,380 1 2 2 4 105

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 14 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,04 27,81 26,06

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,86 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 2,44 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,09 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,21 11,74 10,87

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 20,84 16,92 15,29

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,00 2,20 2,01

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87 23,84 19,11 17,30

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,57 3,45 2,92

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,23 2,87 2,43

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,29 3,03 2,56

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,09 9,34 7,91

Toplam: 120 105 11 102,25 85 77,18 68,01 62,13

TYT Türkçe DDbeCCdEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAAADaCDbbBABDBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BD DBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECD dA E A

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBCADEDA

TYT Fen CdDEADdDdEDeCDAECEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA IŞIKER 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,025 324,380 5 36 36 69 1334

Puanı Hesaplanan: 167 167 449 7779

Katılımlar: 14 168 168 497 7900

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 29,04 27,81 26,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,86 3,17 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,02 2,44 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,09 2,51 2,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,25 3,62 3,36

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 14,21 11,74 10,87

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 20,84 16,92 15,29

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,00 2,20 2,01

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 23,84 19,11 17,30

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,57 3,45 2,92

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,23 2,87 2,43

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,29 3,03 2,56

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 10,09 9,34 7,91

Toplam: 120 91 23 85,25 71 77,18 68,01 62,13

TYT Türkçe eDAEaCBDBBdCABAEdDEBDBAeEbCeEDEABEEdAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal aAbBB DaACaBbABEDeEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDcDDBCAEEBEEDDDAaDDBBcCA BCCE BDADECd 

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECCA

TYT Fen EDcbD ADCADE BECdDbd

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
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