
SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
*LİF NAZ İLHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
237,846 265,780 93 111 111 383 5526

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
210,548 244,540 107 127 127 482 6925

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 6 8 4,00 13 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 6 8 4,00 10 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 2 5 0,75 5 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 8 10 5,50 14 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 87 40 77,49 28 96,77 98,08 92,96

Matematik C a Dadd  ca  eBb DC C                  

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AccEca b               e bc EBEb DDe  B 

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 0 0 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 1 0 50
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEN NİSA SÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
320,906 265,780 38 45 45 114 2579

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
285,608 244,540 22 28 28 125 2231

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 24 4 23,00 77 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 32 4 31,00 78 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 2 8 0,00 0 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 3 2 2,50 19 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 11 13 7,75 19 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 116 39 106,74 38 96,77 98,08 92,96

Matematik CBDADaEEBABDCBcB dDCECDB ADaBC CACCDCB C

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri Ad Edebbab e  C c  d   B C edBEDcDDC    

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 3 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 1 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTI R 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
192,273 196,090 39 48 48 272 4546

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
209,861 265,780 109 128 128 467 6813

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
209,665 244,540 108 128 128 487 6983

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,54 0,54 1,02

Edebiyat 18 2 5 0,75 4 0,75 0,80 2,04

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 0,71 0,75 1,74

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 0,39 0,38 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 15 3,25 8 2,40 2,47 5,55

Tarih-2 11 2 2 1,50 14 0,25 0,29 0,67

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,37 0,38 0,87

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,23 0,20 0,39

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,19 0,17 0,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,26 0,27 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 2 2 1,50 4 1,30 1,31 2,98

Toplam: 280 82 39 72,74 26 96,77 98,08 92,96

Edebiyat-Sosyal-1 bdCEEceC  b b  C  b   c d   aeA   d dcBe

Cevap Anahtarı B CACEEDACCDCACCECDDABABEACADECDADBEBCEDBA

Sosyal-2   DaB  e                                      

Cevap Anahtarı B CEDEBEAACCDCEDABDBEACDCCEDBBDEDEDDCBDACBCABADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 0 50
Konularına Göre Şiir Türleri 2 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Efsane 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 3 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyatın Oluşumu ve Özellikleri 2 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 1 0 100
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Kavimler Göçü 2 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 2 0 2 0
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Jeopolitik Konum 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Tanım ve Önerme 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN ULUDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
306,800 196,090 1 1 1 23 273

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
201,293 265,780 114 134 134 508 7258

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
249,545 244,540 57 69 69 268 4460

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34

TYT Fen 20 5 2 4,50 23

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,54 0,54 1,02

Edebiyat 18 9 6 7,50 42 0,75 0,80 2,04

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 0,71 0,75 1,74

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,39 0,38 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 14 18,50 46 2,40 2,47 5,55

Tarih-2 11 6 1 5,75 52 0,25 0,29 0,67

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 0,37 0,38 0,87

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,23 0,20 0,39

Felsefe Grubu 6 6 0 6,00 100 0,19 0,17 0,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,26 0,27 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 29 6 27,50 69 1,30 1,31 2,98

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 2 3 1,25 3 14,38 14,61 12,81

Toplam: 280 117 46 105,50 38 96,77 98,08 92,96

Edebiyat-Sosyal-1 CACacedCaDC aCaC DAec EAeAD CDbbBEBdEbBA

Cevap Anahtarı B CACEEDACCDCACCECDDABABEACADECDADBEBCEDBA

Sosyal-2 CEDEe    CDC DAaDBbAeDCbEDBBDEDEDDCBDACc      

Cevap Anahtarı B CEDEBEAACCDCEDABDBEACDCCEDBBDEDEDDCBDACBCABADE

Matematik deDA            e                       

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 2 0 100
Konularına Göre Şiir Türleri 2 1 0 50
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Efsane 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 3 0 3 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Millî Edebiyatın Oluşumu ve Özellikleri 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 2 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 1 0 100
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Kavimler Göçü 2 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 2 1 0 50
II. Dünya Savaşı 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Jeopolitik Konum 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 1 1 50
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Tanım ve Önerme 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Aile 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Özdeşlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA GÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
244,366 265,780 86 103 103 356 5269

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
215,413 244,540 99 118 118 457 6635

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 7 4 6,00 20 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 7 5 5,75 14 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 1 2 0,50 4 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 1 4 0,00 0 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 8 8 6,00 15 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 88 35 79,74 28 96,77 98,08 92,96

Matematik C aAcD Ee BD   B          e      a      

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri Ab  e         abAb a       d BED bDC  B 

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 1 0 50
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KARDAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
231,331 265,780 97 115 115 406 5815

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
203,598 244,540 110 130 130 509 7366

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 1 2 0,50 2 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 2 2 1,50 4 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 2 0 2,00 14 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 1 1 0,75 6 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 7 4 6,00 15 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 82 28 75,49 27 96,77 98,08 92,96

Matematik    D    a   a                  C        

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri E  A          c  E         cDd  BDC e   

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
183,798 196,090 55 66 66 331 5585

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
315,288 265,780 42 50 50 128 2754

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
259,163 244,540 49 58 58 221 3882

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,75 79

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 21 9 18,75 47

TYT Fen 20 11 8 9,00 45

Matematik-2 30 17 6 15,50 52 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 21 7 19,25 48 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 8 4 7,00 50 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 4 5 2,75 21 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 19 12 16,00 40 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 120 46 108,50 39 96,77 98,08 92,96

Matematik CBDAcea  b  C AB BDCECDBDbDDc d AC D  C 

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AEBEBdbdcEDC  CCAebE ec e  CEBdDDD Ce  e

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 1 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 2 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,460 196,090 111 130 130 495 7823

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
302,328 265,780 51 59 59 155 3161

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
249,235 244,540 58 70 70 271 4484

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 15 20,25 51

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 15 9 12,75 32

TYT Fen 20 13 3 12,25 61

Matematik-2 30 15 3 14,25 48 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 24 3 23,25 58 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 10 4 9,00 64 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 4 3 3,25 25 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 18 10 15,50 39 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 106 47 94,25 34 96,77 98,08 92,96

Matematik DDCcEbABBD BBA  cC EB       D CCBCAC DCB

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EEBABAbCbaCDeBA Cd b   aCB c dD B CDc   

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 3 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
157,548 196,090 116 136 136 508 8269

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
250,543 265,780 82 98 98 332 5013

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
212,553 244,540 103 123 123 473 6811

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 9 2 8,50 28 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 13 3 12,25 31 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 4 4 3,00 21 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 2 3 1,25 10 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 12 10 9,50 24 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 83 42 72,50 26 96,77 98,08 92,96

Matematik C bA a EBAB   A   DC          a ACC C   

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AEaEaac      CC b cE     e ddBEDD DC  d 

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 1 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
244,263 196,090 10 12 12 107 1209

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
237,053 265,780 94 112 112 388 5561

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
296,058 244,540 14 19 19 95 1678

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56

TYT Fen 20 5 2 4,50 23

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,54 0,54 1,02

Edebiyat 18 8 7 6,25 35 0,75 0,80 2,04

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 0,71 0,75 1,74

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,39 0,38 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 12 22,00 55 2,40 2,47 5,55

Matematik-2 30 10 7 8,25 28 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 12 8 10,00 25 14,38 14,61 12,81

Toplam: 280 110 43 99,25 35 96,77 98,08 92,96

Edebiyat-Sosyal-1 CACcEEDCbAeeca CAAad  EADddDAEBEADAbdCEB

Cevap Anahtarı A CACDEEDCCACAECCCAADBDBEADCCDAEBEADADBCEB

Matematik aDCebbA cD BB ccACCE          CC   e    

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 2 0 100
Konularına Göre Şiir Türleri 2 0 2 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Efsane 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 3 0 2 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyatın Oluşumu ve Özellikleri 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 2 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZÇİVRİL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
164,253 196,090 108 127 127 492 7700

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
314,448 265,780 43 51 51 129 2779

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
250,763 244,540 54 66 66 259 4383

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,25 68

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27

TYT Fen 20 10 6 8,50 43

Matematik-2 30 19 1 18,75 63 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 24 2 23,50 59 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 5 6 3,50 25 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 7 1 6,75 52 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 20 8 18,00 45 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 106 32 98,00 35 96,77 98,08 92,96

Matematik CB ADDEEBABDC AB BDd C B  D   aCAC    CC

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri  beEdeeADc C C  A DE  ABDCa EBcDDDDC  B 

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 2 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 1 0 50
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK SEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
212,215 196,090 18 23 23 173 2427

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
412,688 265,780 3 5 5 8 324

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
323,290 244,540 7 9 9 43 689

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 26 2 25,50 85 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 7 3 6,25 63 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 33 5 31,75 79 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 12 2 11,50 82 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 8 5 6,75 52 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 30 10 27,50 69 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 164 30 156,50 56 96,77 98,08 92,96

Matematik CBbADDEEBABD BAB BDCECDBDADaBCBCAaCDCdCe

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AEBEBbAADEDeBCCaADDEccABbCadEBEDDDDCbDBd

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 3 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 2 0 100
Bölünür Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE EKİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
261,526 265,780 77 91 91 288 4578

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
223,058 244,540 88 107 107 414 6113

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 10 8 8,00 27 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 2 6 0,50 5 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 12 14 8,50 21 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 5 6 3,50 25 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 3 3 2,25 17 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 13 13 9,75 24 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 98 49 86,24 31 96,77 98,08 92,96

Matematik CBaAcDEbBd  CBeBcda  C        cecaCee  C

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AacEdeecDE  B aeAD Ee       daEDceDC   A

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 2 1 67
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 1 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL DİŞLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
195,488 196,090 35 43 43 255 4130

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
366,253 265,780 13 17 17 35 1191

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
300,433 244,540 12 16 16 81 1489

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 24 4 23,00 77 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 31 5 29,75 74 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 7 3 6,25 45 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 8 3 7,25 56 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 22 12 19,00 48 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 142 41 131,75 47 96,77 98,08 92,96

Matematik DDCcbEABBDCBBABcACCdBDB D CADDCC CAb DCB

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EEBAaAEbbD    AeCECDAb  CBeEDdDeaDCDddDb

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 2 1 67
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 1 1 50
Bölünür Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE İKRA DAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
281,053 196,090 3 3 3 37 534

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
193,308 265,780 118 138 138 541 7716

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
241,720 244,540 68 80 80 313 4939

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31

TYT Fen 20 4 14 0,50 3

Türkçe 6 4 1 3,75 63 0,54 0,54 1,02

Edebiyat 18 8 8 6,00 33 0,75 0,80 2,04

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 0,71 0,75 1,74

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,39 0,38 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 14 18,50 46 2,40 2,47 5,55

Tarih-2 11 4 7 2,25 20 0,25 0,29 0,67

Coğrafya-2 11 7 1 6,75 61 0,37 0,38 0,87

Felsefe 6 4 2 3,50 58 0,23 0,20 0,39

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 0,19 0,17 0,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,26 0,27 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 24 13 20,75 52 1,30 1,31 2,98

Matematik-2 30 3 11 0,25 1 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 3 11 0,25 1 14,38 14,61 12,81

Toplam: 280 112 73 93,75 33 96,77 98,08 92,96

Edebiyat-Sosyal-1 Cd DEEDCCbeeE CCAcaa aEeDedDAEBEb ADBaaB

Cevap Anahtarı A CACDEEDCCACAECCCAADBDBEADCCDAEBEADADBCEB

Sosyal-2 BbdbCaECadeB D CDA cDCEBeBeDEDDcEeDCCcBA      

Cevap Anahtarı A BAECCDECEADBADECDAEBDCEBCBCDEDDDEDDCCBBAACDEBA

Matematik a CcEbe e Cdeb d e   a                  

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 2 0 100
Konularına Göre Şiir Türleri 2 1 1 50
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Efsane 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 3 2 0 67
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyatın Oluşumu ve Özellikleri 2 1 1 50
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 2 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 1 0 100
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Kavimler Göçü 2 0 2 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 2 0 2 0
II. Dünya Savaşı 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Jeopolitik Konum 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 1 1 50
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Tanım ve Önerme 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 1 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Aile 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR VATANSEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
345,071 265,780 30 34 34 76 1819

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
268,233 244,540 38 45 45 176 3294

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 20 1 19,75 66 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 25 1 24,75 62 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 6 3 5,25 38 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 7 1 6,75 52 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 24 6 22,50 56 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 122 29 115,24 41 96,77 98,08 92,96

Matematik    ADDEEBABDCdABAB CEC B   D C CACC C   

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AbBEBb  bE  B CCAD E D  cC eEBEDDDDCADdA

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 1 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 2 1 1 50
Bölünür Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
283,541 265,780 58 68 68 209 3767

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
221,668 244,540 90 109 109 422 6227

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 8 8 6,00 20 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 10 8 8,00 20 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 7 4 6,00 43 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 7 4 6,00 46 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 21 12 18,00 45 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 104 42 93,99 34 96,77 98,08 92,96

Matematik a CD EA cD Ba    eCddaB a     C    C    

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EEBA AbbcDC e A CECDAcaaCd dDEDeBDCbdB  

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 2 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 1 0 50
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
264,031 265,780 75 89 89 277 4476

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
221,668 244,540 90 109 109 422 6227

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 10 8 8,00 27 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 1 4 0,00 0 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 11 12 8,00 20 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 4 7 2,25 16 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 3 4 2,00 15 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 14 13 10,75 27 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 98 47 86,74 31 96,77 98,08 92,96

Matematik dBaeDD EB eDCBd  aa EC    e    a aCb   e

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri Abade A  beCBeC caD    c CcedBED  DC D A

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 1 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 2 1 0 50
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN   AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
320,986 265,780 36 43 43 112 2577

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
263,368 244,540 43 52 52 199 3627

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 18 7 16,25 54 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 25 8 23,00 58 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 2 6 0,50 4 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 20 14 16,50 41 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 118 44 107,49 38 96,77 98,08 92,96

Matematik Caa DDbEBABDCBdBcdDCECaB A   C CAaCDCB C

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AEaEaeAdDaDCBC eAeDdb    bcdEBEDDDDC Dee

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 2 1 67
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 1 1 50
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN HALİLOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
276,373 196,090 5 6 6 45 595

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
192,565 265,780 119 140 140 546 7757

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
233,535 244,540 76 93 93 361 5455

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,50 76

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26

TYT Fen 20 5 8 3,00 15

Türkçe 6 2 3 1,25 21 0,54 0,54 1,02

Edebiyat 18 7 8 5,00 28 0,75 0,80 2,04

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 0,71 0,75 1,74

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,39 0,38 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 15 16,25 41 2,40 2,47 5,55

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 0,25 0,29 0,67

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 0,37 0,38 0,87

Felsefe 6 4 2 3,50 58 0,23 0,20 0,39

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 0,19 0,17 0,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 0,26 0,27 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 24 10 21,50 54 1,30 1,31 2,98

Toplam: 280 104 48 92,00 33 96,77 98,08 92,96

Edebiyat-Sosyal-1 CdCea DCbAd aa CAcDeb EeedCDe BcADADBCEB

Cevap Anahtarı A CACDEEDCCACAECCCAADBDBEADCCDAEBEADADBCEB

Sosyal-2 B  e cECEdDdbD CDAcBDCbaCBCDEDDcbDDC  BA      

Cevap Anahtarı A BAECCDECEADBADECDAEBDCEBCBCDEDDDEDDCCBBAACDEBA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 2 0 100
Konularına Göre Şiir Türleri 2 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Efsane 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 3 0 2 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyatın Oluşumu ve Özellikleri 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 1 1 50
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 1 0 100
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Kavimler Göçü 2 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 2 1 1 50
II. Dünya Savaşı 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Jeopolitik Konum 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 2 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Tanım ve Önerme 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 1 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Aile 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİN GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,540 196,090 30 37 37 221 3473

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
351,028 265,780 26 30 30 62 1628

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
282,730 244,540 25 31 31 135 2382

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 30 18 4 17,00 57 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 23 6 21,50 54 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 8 2 7,50 54 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 6 5 4,75 37 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 22 8 20,00 50 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 137 32 129,00 46 96,77 98,08 92,96

Matematik DDCDEEA BeCBBA  cCCEBDc    Aa aC CAbC C 

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EE AB cCeDC  BcDabeDA  BCBeEDEDeBDCD    

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 1 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 2 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE ÇEVİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
210,328 196,090 22 28 28 180 2571

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
412,243 265,780 4 6 6 9 330

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
331,063 244,540 5 6 6 29 492

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 30 26 3 25,25 84 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 36 3 35,25 88 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 11 3 10,25 73 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 7 6 5,50 42 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 27 10 24,50 61 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 163 31 155,25 55 96,77 98,08 92,96

Matematik cDCcEEABBDCBBdBAACCEBDB DBCADDCCBCACCDCB

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EEBAaAEbADCDeBAcCEaDAecaCdDEDED BDCDeB  

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 3 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 1 0 50
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA AKOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
278,005 196,090 4 5 5 43 575

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
193,668 265,780 117 137 137 537 7695

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
248,313 244,540 62 74 74 279 4542

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,54 0,54 1,02

Edebiyat 18 14 3 13,25 74 0,75 0,80 2,04

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 0,71 0,75 1,74

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 0,39 0,38 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 14 20,50 51 2,40 2,47 5,55

Tarih-2 11 7 3 6,25 57 0,25 0,29 0,67

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 0,37 0,38 0,87

Felsefe 6 4 2 3,50 58 0,23 0,20 0,39

Felsefe Grubu 6 1 2 0,50 8 0,19 0,17 0,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 0,26 0,27 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 20 12 17,00 43 1,30 1,31 2,98

Toplam: 280 102 37 92,75 33 96,77 98,08 92,96

Edebiyat-Sosyal-1 CACEEbAC edACCECDDAdABEAdADEaDb aaeddDab

Cevap Anahtarı B CACEEDACCDCACCECDDABABEACADECDADBEBCEDBA

Sosyal-2 CEDEBEb eCeCdcbBD bAaDeCEcBBea  D   DA B      

Cevap Anahtarı B CEDEBEAACCDCEDABDBEACDCCEDBBDEDEDDCBDACBCABADE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 1 50
Konularına Göre Şiir Türleri 2 2 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Efsane 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 3 2 0 67
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Millî Edebiyatın Oluşumu ve Özellikleri 2 2 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 0 2 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Kavimler Göçü 2 1 1 50
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 2 1 0 50
II. Dünya Savaşı 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Jeopolitik Konum 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 0 1 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Tanım ve Önerme 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KOÇİNKAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,025 196,090 57 70 70 348 5860

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
276,933 265,780 64 77 77 233 4005

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
243,095 244,540 65 77 77 304 4848

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40

TYT Fen 20 9 7 7,25 36

Matematik-2 30 10 2 9,50 32 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 15 2 14,50 36 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 3 4 2,00 14 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 1 4 0,00 0 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 11 13 7,75 19 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 102 35 93,25 33 96,77 98,08 92,96

Matematik aDCc EA B   B   ACCE          CC  AC  C 

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri bEeAab       Be  c a   a B EDdceBDCcd DA

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 1 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 1 0 50
Bölünür Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA EREL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,230 196,090 52 63 63 319 5423

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
321,005 265,780 35 42 42 111 2576

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
254,390 244,540 51 62 62 243 4158

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 4 33,00 83

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Matematik-2 30 13 2 12,50 42 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 18 4 17,00 43 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 7 4 6,00 43 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 4 1 3,75 29 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 21 7 19,25 48 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 117 25 110,75 40 96,77 98,08 92,96

Matematik c CD E BB C Bd   CCE D     AD CC CAC cb 

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri bEBAaAdCcD   BAcCE D       EDEDeBDCDeBD 

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 2 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 2 0 100
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGEHAN AKBULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,668 196,090 110 129 129 494 7809

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
261,540 265,780 76 90 90 287 4577

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
220,273 244,540 93 112 112 434 6330

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 6 26,50 66

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

TYT Matematik 40 18 8 16,00 40

TYT Fen 20 7 7 5,25 26

Matematik-2 30 11 4 10,00 33 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 14 5 12,75 32 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 5 4 4,00 29 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 2 2 1,50 12 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 13 9 10,75 27 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 90 42 79,50 28 96,77 98,08 92,96

Matematik  DCc Ee    BBA  ACCEc B   d    C C C   a

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EE A bEe  Cbb d Cb       B cDEDeBDCb    

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 0 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BULUT BARUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,848 196,090 56 69 69 336 5676

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
274,873 265,780 66 79 79 239 4083

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
233,848 244,540 75 91 91 357 5430

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 30 8 5 6,75 23 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 12 6 10,50 26 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 3 8 1,00 7 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 3 4 2,00 15 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 7 0 7,00 54 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 13 12 10,00 25 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 102 37 92,75 33 96,77 98,08 92,96

Matematik cDCDE A e  BB    de  aB       eC   C  CB

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri cdeA  d ceeDCdA  ddb  e CB  DED BDCD    

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 3 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
De Broglie Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ECER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
318,281 265,780 40 48 48 121 2650

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
259,198 244,540 48 57 57 220 3876

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 18 4 17,00 57 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 23 6 21,50 54 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 6 2 5,50 42 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 20 11 17,25 43 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 116 39 106,74 38 96,77 98,08 92,96

Matematik aDCDbEAeBDCBBA   CCEaDB   CA  CC eAb  CB

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri bEBAdAEeADCceBAD E eA  aCB cDaD BDdDb   

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 3 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN OTSUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
285,071 265,780 57 67 67 206 3724

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
247,383 244,540 63 75 75 282 4597

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 17 5 15,75 53 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 19 7 17,25 43 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 4 6 2,50 18 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 4 2 3,50 27 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 12 11 9,25 23 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 104 40 94,49 34 96,77 98,08 92,96

Matematik aDCDEEABBDCBBeB  CCdda    CA  aC  Ae    

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri bcdAd EaeD   BA dE D    Cd c ac BDCD    

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 2 1 67
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 1 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZHAN ÇAKMAKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
184,690 196,090 53 64 64 324 5486

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
181,405 265,780 123 144 144 598 8367

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
206,300 244,540 109 129 129 504 7213

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 8 17,00 43

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,54 0,54 1,02

Edebiyat 18 1 0 1,00 6 0,75 0,80 2,04

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 0,71 0,75 1,74

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 0,39 0,38 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 4 11,00 28 2,40 2,47 5,55

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 0,25 0,29 0,67

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,37 0,38 0,87

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,23 0,20 0,39

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,19 0,17 0,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,26 0,27 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 3 2 2,50 6 1,30 1,31 2,98

Matematik-2 30 4 4 3,00 10 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 4 5 2,75 7 14,38 14,61 12,81

Toplam: 280 61 25 54,75 20 96,77 98,08 92,96

Edebiyat-Sosyal-1 CdCaEE                 AD C A  EcaA  C B

Cevap Anahtarı A CACDEEDCCACAECCCAADBDBEADCCDAEBEADADBCEB

Sosyal-2 c E  aE E                                     

Cevap Anahtarı A BAECCDECEADBADECDAEBDCEBCBCDEDDDEDDCCBBAACDEBA

Matematik bDCc EA  a e                       a    

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 2 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Efsane 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyatın Oluşumu ve Özellikleri 2 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 1 0 50
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
Nüfus 1 0 0 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 0 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Kavimler Göçü 2 1 0 50
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 2 1 0 50
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Jeopolitik Konum 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Tanım ve Önerme 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
183,848 196,090 54 65 65 330 5578

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
248,611 265,780 85 101 101 341 5103

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
213,353 244,540 101 121 121 468 6753

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Türkçe 6 2 0 2,00 33 0,54 0,54 1,02

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,75 0,80 2,04

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,71 0,75 1,74

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,39 0,38 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 0 2,00 5 2,40 2,47 5,55

Matematik-2 30 5 10 2,50 8 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 1 3 0,25 3 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 6 13 2,75 7 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 5 6 3,50 25 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 2 4 1,00 8 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 14 13 10,75 27 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 95 48 83,49 30 96,77 98,08 92,96

Edebiyat-Sosyal-1 CA                                      

Cevap Anahtarı B CACEEDACCDCACCECDDABABEACADECDADBEBCEDBA

Matematik C beDaE dc   deBc  a C    e    e eC d   

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AcaEeCe  b eBC b a   c cD BdEBEDaDDC  a 

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 2 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Efsane 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyatın Oluşumu ve Özellikleri 2 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 0 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 2 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
167,118 196,090 106 125 125 485 7434

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
253,613 265,780 81 97 97 324 4894

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
210,638 244,540 105 125 125 480 6920

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 7 29,25 73

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 8 0 8,00 20

TYT Fen 20 11 4 10,00 50

Matematik-2 30 7 3 6,25 21 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 9 4 8,00 20 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 6 3 5,25 38 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 1 4 0,00 0 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 14 10 11,50 29 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 86 30 78,50 28 96,77 98,08 92,96

Matematik b   bEA B       ACCE        b a    C  C 

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EEaA    e CDdBdadE     a   dDEc BDCDc D 

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 0 1 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 1 0 50
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA YONTUÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
286,023 196,090 2 2 2 33 472

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
276,836 265,780 65 78 78 234 4007

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
374,633 244,540 1 1 1 5 75

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,54 0,54 1,02

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 0,75 0,80 2,04

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 0,71 0,75 1,74

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 0,39 0,38 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 2 34,50 86 2,40 2,47 5,55

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,25 0,29 0,67

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,37 0,38 0,87

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,23 0,20 0,39

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,19 0,17 0,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,26 0,27 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 1,30 1,31 2,98

Matematik-2 30 19 0 19,00 63 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 24 1 23,75 59 14,38 14,61 12,81

Toplam: 280 133 25 127,24 45 96,77 98,08 92,96

Edebiyat-Sosyal-1 CACDEEDCCACAECbCAADcDBEADCCDA BEADADB  B

Cevap Anahtarı A CACDEEDCCACAECCCAADBDBEADCCDAEBEADADBCEB

Sosyal-2                                     C         

Cevap Anahtarı A BAECCDECEADBADECDAEBDCEBCBCDEDDDEDDCCBBAACDEBA

Matematik DDCDEEA BDCBBA  ACC  D    C D CCdC C  C 

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 2 0 100
Konularına Göre Şiir Türleri 2 2 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Efsane 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 3 2 1 67
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Millî Edebiyatın Oluşumu ve Özellikleri 2 2 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 2 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 1 0 100
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Kavimler Göçü 2 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 2 0 0 0
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Jeopolitik Konum 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Tanım ve Önerme 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN CİRİTCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
225,371 265,780 101 119 119 426 6074

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
214,718 244,540 100 119 119 460 6673

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 5 5 3,75 13 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 7 6 5,50 14 14,38 14,61 12,81

Toplam: 280 80 28 73,49 26 96,77 98,08 92,96

Matematik DbCcE A  D                d eaCC   e    

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DUA SADİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,308 196,090 43 53 53 291 4928

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
344,780 265,780 31 35 35 77 1828

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
280,848 244,540 29 35 35 140 2510

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 4 34,00 85

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 30 21 3 20,25 68 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 26 4 25,00 63 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 5 3 4,25 30 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 7 6 5,50 42 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 21 12 18,00 45 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 130 36 121,00 43 96,77 98,08 92,96

Matematik CBcADDEEBAcD  AB BDCEdDB  DD C  AaC CB C

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AbaEBCc     B aeADcEeeABeCBdEBcDDDDC DBe

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 2 0 100
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EAA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
222,540 196,090 15 18 18 140 1880

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
210,218 265,780 108 127 127 466 6800

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
263,180 244,540 45 54 54 202 3639

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28

TYT Fen 20 6 9 3,75 19

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,54 0,54 1,02

Edebiyat 18 9 7 7,25 40 0,75 0,80 2,04

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 0,71 0,75 1,74

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,39 0,38 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 12 20,00 50 2,40 2,47 5,55

Matematik-2 30 8 7 6,25 21 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 8 7 6,25 16 14,38 14,61 12,81

Toplam: 280 92 46 80,50 29 96,77 98,08 92,96

Edebiyat-Sosyal-1 CdCEEDbadDaeaCECa ABA EACAD CDccB BCEce 

Cevap Anahtarı B CACEEDACCDCACCECDDABABEACADECDADBEBCEDBA

Matematik dB Acacda  DC  e B CEC                  

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 1 50
Konularına Göre Şiir Türleri 2 1 1 50
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Efsane 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 3 1 2 33
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyatın Oluşumu ve Özellikleri 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 1 0 50
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SÖYLEMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
242,281 265,780 89 107 107 369 5346

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
213,328 244,540 102 122 122 469 6756

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 6 3 5,25 18 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 6 4 5,00 13 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 3 7 1,25 9 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 2 1 1,75 13 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 9 11 6,25 16 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 88 37 79,24 28 96,77 98,08 92,96

Matematik C   c bE       B   C CaB         a      

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AbdddadbD   B      b   B C    ED cDC bd 

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 1 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 2 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ECER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
326,651 265,780 34 41 41 103 2376

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
251,553 244,540 53 65 65 257 4341

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 15 7 13,25 44 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 21 9 18,75 47 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 8 4 7,00 50 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 6 6 4,50 35 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 25 11 22,25 56 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 119 42 108,99 39 96,77 98,08 92,96

Matematik CBaecDbEBAc C cB BDCEC    De C CAaCaCB C

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AcaEBCA aE eBCCeAecdbcABDC eEBEDDDDCA BA

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 2 1 67
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 2 1 0 50
Bölünür Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE KÜÇÜKKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
162,445 196,090 113 133 133 499 7886

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
224,178 265,780 102 120 120 431 6135

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
210,660 244,540 104 124 124 479 6917

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 13 21,75 54

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39

TYT Fen 20 9 9 6,75 34

Matematik-2 30 6 4 5,00 17 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 11 5 9,75 24 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 3 6 1,50 11 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 3 7 1,25 3 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 77 45 65,75 23 96,77 98,08 92,96

Matematik C bAcD  B cD   B c             CAaC C  C

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AE Edadb    ab  d                       

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ALP UÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,545 196,090 96 115 115 456 6833

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
283,235 265,780 59 70 70 211 3782

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
236,040 244,540 73 87 87 347 5292

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 12 25,00 63

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 17 10 14,50 36

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 30 11 5 9,75 33 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 16 5 14,75 37 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 6 5 4,75 34 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 3 3 2,25 17 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 16 13 12,75 32 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 104 49 91,75 33 96,77 98,08 92,96

Matematik CBDADD dB eD*d B  a EC         CACC C   

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri Ab Ed ebaE CBCC A bd   B a d BEDcDDCbDdb

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 2 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Damarları 1 0 1 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 1 1 50
Bölünür Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN DENİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
148,120 196,090 123 143 143 599 8804

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
304,628 265,780 49 57 57 150 3089

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
245,875 244,540 64 76 76 290 4680

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 19 13,25 33

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39

TYT Fen 20 9 9 6,75 34

Matematik-2 30 25 4 24,00 80 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 29 5 27,75 69 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 4 0 4,00 29 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 6 1 5,75 44 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 7 1 6,75 52 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 17 2 16,50 41 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 99 50 86,50 31 96,77 98,08 92,96

Matematik DDCDEEABBDCBBABAbCCEdDBabBC DDCC  ACa   

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EEBA          ADCE     BC* EDED a CD   A

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 2 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİNTAN ÜLKEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
230,178 196,090 13 16 16 131 1600

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
229,601 265,780 98 116 116 411 5898

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
273,128 244,540 35 42 42 164 2983

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,54 0,54 1,02

Edebiyat 18 6 7 4,25 24 0,75 0,80 2,04

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 0,71 0,75 1,74

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,39 0,38 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 11 17,25 43 2,40 2,47 5,55

Matematik-2 30 7 5 5,75 19 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 2 3 1,25 13 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 9 8 7,00 18 14,38 14,61 12,81

Toplam: 280 102 41 92,24 33 96,77 98,08 92,96

Edebiyat-Sosyal-1 CACaEDAa  bcC cCe deA EACdD  bA  EBCEcBA

Cevap Anahtarı B CACEEDACCDCACCECDDABABEACADECDADBEBCEDBA

Matematik CB eDD EBde       a  C    e   ce CC    a

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 1 0
Konularına Göre Şiir Türleri 2 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Efsane 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 3 1 1 33
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyatın Oluşumu ve Özellikleri 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 1 0 50
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 1 0 100
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ŞAYLIĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
266,948 196,090 6 7 7 64 756

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
217,616 265,780 103 121 121 443 6448

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
266,545 244,540 41 49 49 184 3412

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,54 0,54 1,02

Edebiyat 18 7 8 5,00 28 0,75 0,80 2,04

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 0,71 0,75 1,74

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,39 0,38 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 13 18,75 47 2,40 2,47 5,55

Tarih-2 11 4 0 4,00 36 0,25 0,29 0,67

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 0,37 0,38 0,87

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,23 0,20 0,39

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,19 0,17 0,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,26 0,27 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 11 2 10,50 26 1,30 1,31 2,98

Matematik-2 30 3 4 2,00 7 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 4 5 2,75 7 14,38 14,61 12,81

Toplam: 280 110 42 99,99 36 96,77 98,08 92,96

Edebiyat-Sosyal-1 CdeEEDeCdee CCECb Adc cACAD eDA BEBdbDBA

Cevap Anahtarı B CACEEDACCDCACCECDDABABEACADECDADBEBCEDBA

Sosyal-2   DEB     DC DA DabACD                        

Cevap Anahtarı B CEDEBEAACCDCEDABDBEACDCCEDBBDEDEDDCBDACBCABADE

Matematik C DAc     a b        a           a     C

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 1 50
Konularına Göre Şiir Türleri 2 1 0 50
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Efsane 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 3 2 1 67
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyatın Oluşumu ve Özellikleri 2 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 2 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 1 0 100
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Kavimler Göçü 2 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 2 1 0 50
II. Dünya Savaşı 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Jeopolitik Konum 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 1 1 50
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Tanım ve Önerme 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ALTINPINAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,860 196,090 29 36 36 217 3442

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
357,713 265,780 20 24 24 49 1433

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
290,010 244,540 18 24 24 108 1979

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Matematik-2 30 19 7 17,25 58 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 26 8 24,00 60 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 9 4 8,00 57 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 4 6 2,50 19 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 23 13 19,75 49 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 142 42 131,50 47 96,77 98,08 92,96

Matematik bDCcbEABBDCBBAcc CCEdeB DBCA  CC eAC DCB

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EEaAaAEbADCDe Acddd  cD CBbdDEDdBDCDdBDA

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 3 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 2 0 100
Bölünür Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BERRA KANAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
167,295 196,090 105 124 124 484 7420

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
242,468 265,780 88 106 106 367 5337

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
202,475 244,540 111 131 131 515 7435

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 11 25,25 63

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39

TYT Fen 20 10 9 7,75 39

Matematik-2 30 5 10 2,50 8 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 8 12 5,00 13 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 3 10 0,50 4 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 3 3 2,25 17 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 14 17 9,75 24 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 89 61 73,75 26 96,77 98,08 92,96

Matematik abCDbEA Bb ec  e  b  bc       aCaC C    

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EEcAdbceeaaea d  E    cBCa EDdc BDCDABed

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 3 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 1 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 2 1 1 50
Bölünür Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF OLGUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
169,053 196,090 104 123 123 479 7287

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
249,038 265,780 84 100 100 338 5080

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
216,118 244,540 97 116 116 452 6590

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37

TYT Fen 20 9 8 7,00 35

Matematik-2 30 8 3 7,25 24 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 10 3 9,25 23 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 4 4 3,00 21 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 10 9 7,75 19 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 86 33 77,75 28 96,77 98,08 92,96

Matematik  aCD bA  D BB   b CE          CC        

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri bEdA Ab dD    d ad         cDED BDdD    

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 2 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SANDIKÇI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
280,836 265,780 61 73 73 223 3861

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
242,518 244,540 66 78 78 308 4886

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 14 15 10,25 34 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 6 3 5,25 53 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 20 18 15,50 39 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 5 9 2,75 20 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 4 4 3,00 23 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 14 18 9,50 24 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 107 58 92,99 33 96,77 98,08 92,96

Matematik CBcADDEEBcecCacB caCcCccccDacC CACCcCcCe

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri cccEeCdccEcCdCC A D  e eeCd EaE bD CdDee

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 3 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 1 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 2 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
De Broglie Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 0 1 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 1 1 50
Bölünür Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TONGUÇER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
169,508 196,090 103 122 122 478 7247

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
217,605 265,780 104 123 123 445 6450

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
197,818 244,540 114 134 134 536 7706

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,00 70

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33

TYT Fen 20 8 5 6,75 34

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 3 2 2,50 6 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 1 4 0,00 0 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 4 1 3,75 29 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 5 8 3,00 8 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 74 30 66,50 24 96,77 98,08 92,96

Matematik eB  D bE                                

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri Abd e e         da        a aB D  DC    

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DİKEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
271,716 265,780 68 82 82 252 4207

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
229,313 244,540 79 98 98 386 5735

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 8 5 6,75 23 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 12 5 10,75 27 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 6 3 5,25 38 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 1 2 0,50 4 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 13 7 11,25 28 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 98 34 89,99 32 96,77 98,08 92,96

Matematik bDCDd A  DCBc eA     b        CC   C D  

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EEdA A bcD D  A  a      e  EDae BDC   D 

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 1 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 1 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 1 0 50
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ÖZKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
148,608 196,090 122 142 142 598 8776

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
216,248 265,780 105 124 124 452 6516

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
190,793 244,540 118 138 138 555 8081

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 13 20,75 52

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24

TYT Fen 20 6 6 4,50 23

Matematik-2 30 8 1 7,75 26 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 8 1 7,75 19 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 3 2 2,50 18 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 2 2 1,50 12 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 7 6 5,50 14 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 65 35 56,25 20 96,77 98,08 92,96

Matematik cDCD EA B  BB                           

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri aEdA A        AcbE         Eb   a C     

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRCAN ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
217,165 196,090 16 21 21 158 2121

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
409,593 265,780 5 7 7 11 367

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
338,845 244,540 3 3 3 21 342

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 39 1 38,75 97

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69

TYT Fen 20 18 1 17,75 89

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 36 2 35,50 89 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 9 2 8,50 61 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 7 5 5,75 44 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 23 9 20,75 52 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 162 16 158,00 56 96,77 98,08 92,96

Matematik DDCDEEABBDCBBABcACCEBDBDDBCADDCCBC C DCe

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EEBAB  eADC bBA dECcbeDBdBDEDEDeBDCc    

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 2 0 67
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE TUNCAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
186,025 196,090 50 61 61 312 5316

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
307,875 265,780 44 52 52 138 2979

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
251,740 244,540 52 64 64 256 4322

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 30 13 4 12,00 40 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 17 5 15,75 39 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 6 6 4,50 32 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 3 3 2,25 17 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 18 10 15,50 39 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 115 34 106,50 38 96,77 98,08 92,96

Matematik DaCD EA cD Ba   ACdEBDB       aC  AC  C 

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EEdABdbeeDC e A  d c   aCB EDEDdBDCD  D 

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 2 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 1 0 50
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÇATAKÇİNLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
370,891 265,780 11 15 15 31 1045

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
282,828 244,540 24 30 30 134 2378

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 25 3 24,25 81 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 31 4 30,00 75 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 11 2 10,50 75 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 6 5 4,75 37 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 29 8 27,00 68 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 133 34 124,99 45 96,77 98,08 92,96

Matematik CBDAcDEEBABDCBABcBaCECDB ADD C CACC C Cb

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AEBEBCbAD DeBCCCAD bAc eeCaeEBEDDDDCADBA

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 1 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 2 2 0 100
Bölünür Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
270,291 265,780 70 84 84 256 4255

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
219,583 244,540 94 113 113 437 6382

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 6 6 4,50 15 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 9 7 7,25 18 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 6 3 5,25 38 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 2 4 1,00 8 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 16 8 14,00 35 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 98 37 89,24 32 96,77 98,08 92,96

Matematik Ca Acb dB e  B c    EC           aC C  C

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AE EdbeA    BC Cbb     a Ca EBcDDDDC D  

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 1 0 50
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ABLAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,408 196,090 115 135 135 502 7960

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
231,583 265,780 96 114 114 405 5807

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
197,093 244,540 116 136 136 540 7738

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24

TYT Fen 20 6 6 4,50 23

Matematik-2 30 6 2 5,50 18 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 6 3 5,25 13 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 2 1 1,75 13 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 2 0 2,00 15 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 9 3 8,25 21 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 74 25 67,75 24 96,77 98,08 92,96

Matematik CB ADa  e   C  B                 d      

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AE   e        C A           dBcDD DC    

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ALTINDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
209,861 265,780 109 128 128 467 6813

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
199,428 244,540 112 132 132 526 7610

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Toplam: 280 73 22 67,99 24 96,77 98,08 92,96

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA EKME Çİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,855 196,090 119 139 139 593 8513

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
194,325 265,780 116 136 136 533 7657

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
178,150 244,540 122 142 142 586 8631

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 14 22,50 56

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21

TYT Fen 20 8 4 7,00 35

Matematik-2 30 3 7 1,25 4 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 3 7 1,25 3 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 4 5 2,75 20 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 5 10 2,50 6 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 62 43 51,25 18 96,77 98,08 92,96

Matematik  DdDc Acec       b           e          

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EE  Bdd   eDbc         de  E c  a e     

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVREM MUTLU 302   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
210,983 196,090 20 25 25 176 2515

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
395,570 265,780 7 9 9 18 559

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
295,618 244,540 15 20 20 97 1694

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 18 5 16,75 56 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 24 7 22,25 56 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 8 6 6,50 46 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 11 1 10,75 83 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 32 7 30,25 76 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 156 28 149,00 53 96,77 98,08 92,96

Matematik  DCD  ABB CBB B dCCEaDBeD bADaaC CeCC CB

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EEdAcAbbcaCDCBADCE DAeDBCBDEDEDCBDCDABDA

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 3 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 2 2 0 100
Bölünür Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖKSÜZOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,448 196,090 42 52 52 290 4910

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
361,318 265,780 16 20 20 43 1329

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
287,928 244,540 21 27 27 120 2090

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 11 25,25 63

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 31 8 29,00 73

TYT Fen 20 12 6 10,50 53

Matematik-2 30 22 6 20,50 68 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 29 6 27,50 69 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 5 6 3,50 25 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 8 0 8,00 62 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 23 8 21,00 53 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 137 43 126,25 45 96,77 98,08 92,96

Matematik CBaAcabEBABDCBAB BaCECDB cDDBC CACC CB C

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AbdEdae DE  BeC ADDEA AB   eEBEDDDDC DBe

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 1 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 2 1 67
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 2 0 100
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TAKAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
304,576 265,780 50 58 58 151 3093

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
255,028 244,540 50 60 60 239 4119

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 17 4 16,00 53 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 21 4 20,00 50 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 7 7 5,25 38 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 3 5 1,75 13 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 17 14 13,50 34 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 111 40 101,49 36 96,77 98,08 92,96

Matematik CB ADD EBAaDC A ccDCEC B   a C  ACC    C

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AEcadecADEedBCC Abca   B be EBEDDcDC   d

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 2 1 67
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FIRAT BÖREKÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,865 196,090 51 62 62 314 5338

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
347,433 265,780 28 32 32 70 1752

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
270,325 244,540 37 44 44 171 3151

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 30 19 2 18,50 62 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 23 2 22,50 56 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 10 3 9,25 66 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 5 2 4,50 35 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 25 7 23,25 58 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 130 38 120,50 43 96,77 98,08 92,96

Matematik CBDADDEEBABDC cB cDCEC   A      A C C  C

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AEBEBbbADbD BCCdADDb     C dEBEDDDDC DBe

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 2 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 2 0 100
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÇOKYİĞİT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
204,983 196,090 24 30 30 199 3047

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
184,118 265,780 121 142 142 595 8223

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
228,315 244,540 81 100 100 388 5777

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 13 21,75 54

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14

TYT Fen 20 5 4 4,00 20

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,54 0,54 1,02

Edebiyat 18 5 8 3,00 17 0,75 0,80 2,04

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 0,71 0,75 1,74

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 0,39 0,38 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 12 17,00 43 2,40 2,47 5,55

Matematik-2 30 1 3 0,25 1 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 1 3 0,25 1 14,38 14,61 12,81

Toplam: 280 74 41 63,75 23 96,77 98,08 92,96

Edebiyat-Sosyal-1 CACDEEeCCAbdc aCb  c  EeDCCDd BEA A edEc

Cevap Anahtarı A CACDEEDCCACAECCCAADBDBEADCCDAEBEADADBCEB

Matematik  Dd a   e                               

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 1 50
Konularına Göre Şiir Türleri 2 1 1 50
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Efsane 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 3 0 2 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyatın Oluşumu ve Özellikleri 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 2 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
Nüfus 1 0 0 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN GÖNÜLCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
186,998 196,090 47 57 57 307 5206

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
270,615 265,780 69 83 83 255 4243

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
248,573 244,540 59 71 71 275 4531

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54

TYT Fen 20 10 7 8,25 41

Matematik-2 30 14 9 11,75 39 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 17 11 14,25 36 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 3 7 1,25 9 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 8 17 3,75 9 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 107 52 94,00 34 96,77 98,08 92,96

Matematik aDCcbEABBc cBAB ACCEda    a DaCC aA b   

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri bEeAcbb ec   BA aa    b ea EebD aDC  ae 

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 3 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 2 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇALIŞKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
360,506 265,780 17 21 21 44 1357

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
275,878 244,540 32 38 38 152 2820

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 27 1 26,75 89 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 28 2 27,50 69 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 11 1 10,75 77 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 6 3 5,25 40 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 10 0 10,00 77 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 27 4 26,00 65 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 128 28 121,49 43 96,77 98,08 92,96

Matematik DDCDEEABBDCBBABAACCEBDcDDB  DDC    e    

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EEBABdECA C CBAcaE D   BCBcEDED BDCD  DA

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 2 0 67
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 1 0 50
Bölünür Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
187,195 196,090 46 56 56 306 5175

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
355,173 265,780 23 27 27 56 1502

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
275,875 244,540 33 39 39 153 2821

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58

TYT Fen 20 11 7 9,25 46

Matematik-2 30 18 0 18,00 60 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 24 0 24,00 60 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 6 2 5,50 39 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 6 1 5,75 44 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 12 0 12,00 92 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 24 3 23,25 58 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 130 27 123,25 44 96,77 98,08 92,96

Matematik CB ADDEEB BD BAB BDCEC         CACC CB  

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AE EdCd   DC  C A  b   BDCBCEBEDD DCADBA

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 2 2 0 100
Bölünür Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ABACIOĞ LU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,565 196,090 95 112 112 424 6399

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
277,898 265,780 63 75 75 230 3970

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
230,480 244,540 77 95 95 378 5655

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 30 13 6 11,50 38 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 13 7 11,25 28 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 3 6 1,50 11 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 4 3 3,25 25 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 15 11 12,25 31 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 102 42 91,50 33 96,77 98,08 92,96

Matematik DDCDbEABBD BBc  AadE c      a d         

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri E c aAbedD   cA  EbD  eaC  EDED BDCDee  

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 2 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 0 1 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ALİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
180,590 196,090 58 71 71 351 5903

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
266,748 265,780 72 86 86 268 4385

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
237,765 244,540 70 83 83 331 5182

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 9 24,75 62

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65

TYT Fen 20 9 7 7,25 36

Matematik-2 30 13 5 11,75 39 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 14 5 12,75 32 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 4 3 3,25 23 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 1 1 0,75 6 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 8 6 6,50 16 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 98 34 89,50 32 96,77 98,08 92,96

Matematik C bADDEEBAdDCc BcBD       a      C      

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AE adCeA        Ab           aE  cDC    

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KARTALER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
178,393 196,090 59 72 72 378 6218

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
270,223 265,780 71 85 85 257 4258

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
227,158 244,540 83 102 102 391 5844

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 20 8 18,00 45

TYT Fen 20 10 4 9,00 45

Matematik-2 30 7 8 5,00 17 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 12 9 9,75 24 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 5 4 4,00 29 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 2 4 1,00 8 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 14 11 11,25 28 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 101 46 89,50 32 96,77 98,08 92,96

Matematik aeCD EeaB  Bc   c C  Dc     e CC  Ab DC 

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri  EdA Ac e CDe A a  b   aC edDEDeBDCb  D 

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 2 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 1 0 50
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÜNAYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
208,140 196,090 23 29 29 185 2756

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
433,990 265,780 2 2 2 3 127

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
342,010 244,540 2 2 2 17 303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88

TYT Fen 20 16 2 15,50 78

Matematik-2 30 30 0 30,00 100 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 40 0 40,00 100 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 12 1 11,75 84 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 7 5 5,75 44 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 30 7 28,25 71 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 168 24 162,00 58 96,77 98,08 92,96

Matematik CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AEBEBe ADEDCBCCCADcEcc BbCad BEDDDDCADBA

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 2 0 67
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 2 2 0 100
Bölünür Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÜRDAMAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
298,086 265,780 52 60 60 163 3288

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
250,163 244,540 55 67 67 262 4419

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 16 6 14,50 48 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 20 7 18,25 46 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 5 5 3,75 27 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 4 5 2,75 21 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 16 13 12,75 32 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 109 42 98,99 35 96,77 98,08 92,96

Matematik aDCcEEAaBDCBB c  CCEdaB   C D CC  Ab  C 

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EEdAa  beDC e e Cb D ecBCa EDdc BDCDeB  

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 1 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 1 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 1 0 50
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM TAHA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
187,665 196,090 44 54 54 302 5128

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
320,818 265,780 39 46 46 115 2581

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
259,675 244,540 47 56 56 217 3839

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 26,25 66

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Matematik-2 30 16 5 14,75 49 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 4 3 3,25 33 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 20 8 18,00 45 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 7 3 6,25 45 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 5 5 3,75 29 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 20 10 17,50 44 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 121 37 111,75 40 96,77 98,08 92,96

Matematik CBbAcDEEBAB C cBdB CECcB       CdaC Ca C

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AEaEdbAAD    CdbADDEc d  CaCdBEDDDDd  B 

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 2 0 67
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 1 0 50
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
L 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,263 196,090 112 131 131 497 7842

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
214,170 265,780 107 126 126 456 6604

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
189,268 244,540 119 139 139 558 8153

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 8 23,00 58

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33

TYT Fen 20 8 7 6,25 31

Matematik-2 30 4 9 1,75 6 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 4 9 1,75 4 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 3 3 2,25 16 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 2 3 1,25 10 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 8 11 5,25 13 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 73 42 62,50 22 96,77 98,08 92,96

Matematik  bCb  A abeaB  dAba                     

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri bEd  A Ce     beCE b       c  DeBDd cd  

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 0 1 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M MUSTAFA ALAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
119,350 196,090 128 149 149 608 9449

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
159,458 265,780 127 148 148 607 9202

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
143,845 244,540 127 148 148 607 9446

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 10 3 9,25 23

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 2 1 1,75 4 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 0 0 0,00 0 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 2 0 2,00 5 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 23 6 21,50 8 96,77 98,08 92,96

Matematik C   D   e                               

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri                              B     C    

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
169,993 196,090 102 121 121 476 7209

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
259,453 265,780 79 94 94 301 4654

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
248,343 244,540 60 72 72 277 4539

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 17 18,75 47

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 25 8 23,00 58

TYT Fen 20 11 8 9,00 45

Matematik-2 30 17 3 16,25 54 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 5 3 4,25 43 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 22 6 20,50 51 14,38 14,61 12,81

Toplam: 280 93 46 81,50 29 96,77 98,08 92,96

Matematik DDCDEEA BD BB   cdCEcDB   CA  bCBeAe  CB

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKAZIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
190,098 196,090 40 50 50 285 4825

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
359,988 265,780 18 22 22 46 1381

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
282,363 244,540 26 32 32 136 2414

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 22 1 21,75 73 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 26 3 25,25 63 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 4 2 3,50 27 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 25 8 23,00 58 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 135 32 127,00 45 96,77 98,08 92,96

Matematik CBDADDEEBABD  ABdB CEC B A D C bACC C  b

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AEeEBecADEDeBe  A DEecA    eEBEDDDDCADBA

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 2 1 67
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 2 2 0 100
Bölünür Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK GEZEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
193,523 196,090 38 47 47 267 4385

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
368,025 265,780 12 16 16 33 1132

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
276,168 244,540 31 37 37 150 2798

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 30 18 7 16,25 54 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 24 9 21,75 54 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 10 4 9,00 64 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 7 4 6,00 46 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 30 8 28,00 70 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 140 35 131,25 47 96,77 98,08 92,96

Matematik CBbAaDcbBAeDCdABcBDCEC   AD  C CAaCDC eC

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AbaEBCeADbDCBCa ADcEeeAB CBCEBEDDDDCADBA

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 2 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 2 2 0 100
Bölünür Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÇAKICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
282,906 265,780 60 71 71 214 3789

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
239,738 244,540 69 81 81 325 5072

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 13 8 11,00 37 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 17 10 14,50 36 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 6 3 5,25 38 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 3 6 1,50 12 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 15 14 11,50 29 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 105 46 93,99 34 96,77 98,08 92,96

Matematik CB ADDbdB BDCcbBcaD dC B  c   BCdCC    e

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri Ab EaCeA  D B  eAaDcb  B baddaEDDDDd  Be

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 1 0 50
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
279,221 265,780 62 74 74 226 3915

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
236,263 244,540 71 85 85 341 5279

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 11 2 10,50 35 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 14 3 13,25 33 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 2 2 1,50 11 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 3 2 2,50 19 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 7 1 6,75 52 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 12 5 10,75 27 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 99 30 91,99 33 96,77 98,08 92,96

Matematik  DCDbEABBD    d A C        A  aC  A   C 

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri bEdA          AD aeD       EDdDCBDC     

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS YUSUFOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,470 196,090 97 116 116 458 6842

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
260,793 265,780 78 92 92 293 4609

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
224,845 244,540 86 105 105 401 5987

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 30 10 3 9,25 31 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 12 5 10,75 27 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 3 5 1,75 13 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 2 5 0,75 6 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 12 14 8,50 21 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 95 46 83,50 30 96,77 98,08 92,96

Matematik CBaADD  B BD  Ac   e C           aCe   C

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri Ab Ec d   Ded  bbaDa  A   aeaBEDDcDC D b

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 1 0 50
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELSU KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
187,603 196,090 45 55 55 304 5132

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
344,413 265,780 32 36 36 79 1839

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
277,693 244,540 30 36 36 147 2716

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Matematik-2 30 20 1 19,75 66 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 25 2 24,50 61 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 7 3 6,25 45 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 5 3 4,25 33 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 21 7 19,25 48 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 127 27 120,25 43 96,77 98,08 92,96

Matematik DDCDEEABBD BBAB bCCEBD      D CC  bC  CB

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EEdAcAEe DC   ADCEeD   aa  EDEDdBDCD B  

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 2 0 67
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 1 0 50
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ SU ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
170,040 196,090 101 120 120 475 7207

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
266,280 265,780 73 87 87 269 4400

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
220,600 244,540 92 111 111 430 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 10 23,50 59

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48

TYT Fen 20 10 8 8,00 40

Matematik-2 30 11 7 9,25 31 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 2 3 1,25 13 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 13 10 10,50 26 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 4 10 1,50 11 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 5 7 3,25 25 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 17 21 11,75 29 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 97 54 83,50 30 96,77 98,08 92,96

Matematik C aecD EB acC AB  aCEC B  e    a aC C  e

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AbcdeeebabDeBCaeADDEeb eeCaCdBEDDeDCAe d

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 3 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 0 1 0
Bölünür Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BULANIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
204,170 196,090 25 31 31 201 3123

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
375,450 265,780 9 12 12 25 941

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
304,550 244,540 10 12 12 71 1323

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83

TYT Fen 20 15 2 14,50 73

Matematik-2 30 23 3 22,25 74 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 29 4 28,00 70 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 9 4 8,00 57 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 5 7 3,25 25 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 24 13 20,75 52 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 148 35 139,25 50 96,77 98,08 92,96

Matematik CBbADDbEBABDCcAB BDCECDB  DD C CAaC CB C

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AdadBCAADbD BCCaAccdc cBbCBCEBEDDbDCAD c

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 2 1 67
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 1 0 50
Bölünür Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
240,881 265,780 91 109 109 373 5398

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
230,008 244,540 78 96 96 381 5685

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 11 4 10,00 33 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 12 4 11,00 28 14,38 14,61 12,81

Toplam: 280 85 26 78,99 28 96,77 98,08 92,96

Matematik C  AcDEEBAccC  BA D          d   C      

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
298,041 265,780 53 61 61 164 3289

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
250,163 244,540 55 67 67 262 4419

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 16 5 14,75 49 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 20 7 18,25 46 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 3 8 1,00 7 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 5 4 4,00 31 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 16 15 12,25 31 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 109 44 98,49 35 96,77 98,08 92,96

Matematik CBbAcDEEBABDC cBcB CdC B        AaC C Ce

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AEabdbb D  edeCCADcb c e C eEBcDDDDC  Be

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 1 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 1 0 50
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
152,673 196,090 120 140 140 594 8570

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
226,535 265,780 100 118 118 424 6033

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
197,778 244,540 115 135 135 537 7708

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 12 23,00 58

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31

TYT Matematik 40 8 0 8,00 20

TYT Fen 20 10 3 9,25 46

Matematik-2 30 9 1 8,75 29 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 9 1 8,75 22 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 2 2 1,50 11 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 1 3 0,25 2 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 8 7 6,25 16 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 68 26 61,50 22 96,77 98,08 92,96

Matematik  DCc EAB DC B     C                     

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri bE A    c     Aa d c       EDac BDC     

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 1 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZIM KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,523 196,090 118 138 138 558 8411

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
297,243 265,780 54 62 62 167 3316

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
225,738 244,540 84 103 103 398 5940

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 17 18,75 47

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34

TYT Fen 20 10 10 7,50 38

Matematik-2 30 16 4 15,00 50 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 19 5 17,75 44 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 8 6 6,50 46 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 8 5 6,75 52 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 25 15 21,25 53 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 103 61 87,75 31 96,77 98,08 92,96

Matematik Ca ADDbE  Be  e  BDCEC BDAD B  CAaC     

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AEBEBCcdDbeeBeCdADDEAeABeadddBEDDDDCeeBA

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 2 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Işığın Yansıması 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 2 1 1 50
Bölünür Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR SUDE DURMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
186,810 196,090 48 58 58 308 5225

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
304,765 265,780 48 56 56 149 3086

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
260,190 244,540 46 55 55 215 3814

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67

TYT Fen 20 9 10 6,50 33

Matematik-2 30 16 5 14,75 49 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 20 6 18,50 46 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 5 7 3,25 23 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 4 7 2,25 17 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 16 18 11,50 29 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 119 53 105,75 38 96,77 98,08 92,96

Matematik D CDEEABBD BBAB bCbEea     d DCC   e  CB

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri bEaAebEeeaC  BA adbDceeaCB EDEDeBDCcbe  

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 2 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 0 1 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL UYAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
186,765 196,090 49 59 59 309 5233

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
340,358 265,780 33 38 38 83 1959

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
267,790 244,540 40 47 47 180 3324

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,75 79

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 30 17 7 15,25 51 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 23 7 21,25 53 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 7 4 6,00 43 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 7 2 6,50 50 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 23 7 21,25 53 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 127 35 118,25 42 96,77 98,08 92,96

Matematik aaCDbdABBD BBA  ACdEBaB   CAbDCC CAC  C 

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EEBAab CbDaD  AD E Db  aCBDEDEDdBDC A D 

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 1 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 1 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Işığın Yansıması 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 2 1 0 50
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKÇA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
242,240 196,090 11 13 13 111 1273

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
182,723 265,780 122 143 143 596 8310

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
221,808 244,540 89 108 108 421 6218

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,25 58

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18

TYT Fen 20 2 3 1,25 6

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,54 0,54 1,02

Edebiyat 18 6 5 4,75 26 0,75 0,80 2,04

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 0,71 0,75 1,74

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,39 0,38 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 10 15,50 39 2,40 2,47 5,55

Tarih-2 11 2 5 0,75 7 0,25 0,29 0,67

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 0,37 0,38 0,87

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,23 0,20 0,39

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 0,19 0,17 0,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,26 0,27 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 19 12 16,00 40 1,30 1,31 2,98

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 2 0 2,00 5 14,38 14,61 12,81

Toplam: 280 86 44 75,00 27 96,77 98,08 92,96

Edebiyat-Sosyal-1 bACdEe C DC d ae  AeA Ee AD dDA  EB EDBd

Cevap Anahtarı B CACEEDACCDCACCECDDABABEACADECDADBEBCEDBA

Sosyal-2 dEc e  d CeCcDA aB beDC  DdBDED cDCBDACe      

Cevap Anahtarı B CEDEBEAACCDCEDABDBEACDCCEDBBDEDEDDCBDACBCABADE

Matematik C   D                                   

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 2 0 100
Konularına Göre Şiir Türleri 2 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Efsane 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 3 0 2 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyatın Oluşumu ve Özellikleri 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 1 0 50
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 1 0 100
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Kavimler Göçü 2 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 2 0 1 0
II. Dünya Savaşı 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Jeopolitik Konum 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 1 1 50
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Tanım ve Önerme 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 1 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aile 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
211,113 196,090 19 24 24 175 2506

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
409,480 265,780 6 8 8 12 368

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
324,928 244,540 6 8 8 36 645

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

TYT Fen 20 18 1 17,75 89

Matematik-2 30 27 2 26,50 88 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 7 3 6,25 63 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 34 5 32,75 82 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 9 3 8,25 59 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 7 3 6,25 48 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 27 7 25,25 63 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 161 27 154,25 55 96,77 98,08 92,96

Matematik CBDAc EEBABDCBABABDdECDBDADDBCBCAabaCBCC

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AEaEebAADEDC  CCADcE c dDC CEBEDDDDC DcA

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 3 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 2 1 1 50
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA GÖĞEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
352,216 265,780 24 28 28 59 1591

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
272,403 244,540 36 43 43 166 3027

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 22 2 21,50 72 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 27 3 26,25 66 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 9 2 8,50 61 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 6 4 5,00 38 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 26 8 24,00 60 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 126 33 118,24 42 96,77 98,08 92,96

Matematik cDCDEEABBDCBBABAcCCE DB D  A  aC CAC  C 

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EEBAcAEeAD   BAaCd DAe  CBedDEDCBDCDeBDA

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 3 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 2 0 100
Bölünür Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSAN GÜRSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
274,356 265,780 67 80 80 241 4106

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
227,228 244,540 82 101 101 390 5836

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 7 4 6,00 20 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 11 4 10,00 25 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 4 3 3,25 23 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 3 1 2,75 21 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 14 6 12,50 31 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 98 32 90,49 32 96,77 98,08 92,96

Matematik a Cc EA eD B    A C a         CC  A   C 

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EEeA A e a    A        aCB dDEDCBDCc    

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ZEREN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
291,136 265,780 55 63 63 185 3505

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
241,823 244,540 67 79 79 311 4931

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 13 8 11,00 37 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 5 3 4,25 43 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 18 11 15,25 38 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 5 5 3,75 27 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 4 4 3,00 23 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 16 11 13,25 33 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 107 44 96,49 34 96,77 98,08 92,96

Matematik aDecbbABcDCB Ad  CCE D    CAe CC aAe bCB

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri bEdAcbEeAD    AD d ae  eCB EDd  BDCDc D 

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 1 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 3 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 1 0 50
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN GÜNDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
170,370 196,090 99 118 118 472 7168

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
289,075 265,780 56 65 65 195 3580

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
234,850 244,540 74 88 88 351 5358

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,00 70

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 18 11 15,25 38

TYT Fen 20 7 10 4,50 23

Matematik-2 30 12 6 10,50 35 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 17 6 15,50 39 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 8 5 6,75 48 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 4 3 3,25 25 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 19 14 15,50 39 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 106 53 92,75 33 96,77 98,08 92,96

Matematik  DC bEe BD BcAa ACCEd B    c   C C C  CB

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EEBAeAdeeDCc Bb CbbD    CB EDEceBDCbbBee

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 2 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 0 1 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 1 1 50
Bölünür Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ALTINDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
125,073 196,090 126 147 147 606 9398

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
157,653 265,780 128 149 149 608 9248

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
143,503 244,540 128 149 149 608 9453

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 9 5 7,75 19

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1

TYT Fen 20 6 4 5,00 25

Matematik-2 30 0 0 0,00 0 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 0 2 -0,50 -1 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 1 4 0,00 0 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 3 6 1,50 4 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 29 22 23,50 8 96,77 98,08 92,96

Matematik                                  e     d

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri bdeA d        c            E    a C     

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ANIL ŞİMŞEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
142,178 196,090 124 145 145 602 9091

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
169,765 265,780 125 146 146 603 8876

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
157,733 244,540 126 147 147 604 9243

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 14 19,50 49

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13

TYT Fen 20 5 3 4,25 21

Matematik-2 30 0 6 -1,50 -5 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 0 7 -1,75 -4 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 3 6 1,50 11 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 5 16 1,00 3 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 49 49 36,75 13 96,77 98,08 92,96

Matematik e  c b  d    a  c                      d

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AacEe  A   bee  b  a   a  a dac cbDC   d

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 1 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
238,931 265,780 92 110 110 381 5489

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
225,143 244,540 85 104 104 399 5976

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 10 2 9,50 32 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 10 3 9,25 23 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 2 2 1,50 11 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 2 3 1,25 3 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 85 28 78,49 28 96,77 98,08 92,96

Matematik bDCc EA BDCBB               D a         

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri b dA     D    d                         

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 0 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
170,100 196,090 100 119 119 474 7199

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
215,030 265,780 106 125 125 454 6562

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
193,555 244,540 117 137 137 550 7934

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 12 23,00 58

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 2 5 0,75 3 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 2 5 0,75 2 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 6 10 3,50 9 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 75 38 65,50 23 96,77 98,08 92,96

Matematik  D cE e    ee        a                  

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri cE  d c e b   e dd         EDaD aD D    

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 2 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
196,705 196,090 33 41 41 244 3958

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
358,573 265,780 19 23 23 47 1413

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
282,240 244,540 27 33 33 137 2423

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 27 8 25,00 63

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 30 20 8 18,00 60 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 25 9 22,75 57 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 8 6 6,50 46 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 8 5 6,75 52 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 26 14 22,50 56 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 141 46 129,50 46 96,77 98,08 92,96

Matematik cDCDcEA eDCBcAaAcCbEBaB DBCADDaC CAC  C 

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EcdbcAEeADCDaBADbdCDbebBCBDEDbDdBDCDbBDA

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 3 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 2 0 100
Bölünür Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA NARMANLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
202,788 196,090 27 34 34 210 3254

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
373,748 265,780 10 13 13 27 976

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
308,688 244,540 9 11 11 64 1168

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 30 24 2 23,50 78 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 31 4 30,00 75 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 11 3 10,25 73 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 4 7 2,25 17 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 23 15 19,25 48 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 148 37 138,75 50 96,77 98,08 92,96

Matematik CBDADDEEBABDCaABcBDCEC B AD  CBCACC CBeb

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AEBEBaAbDbDCBCCbeccb e BDCaedBEDDDDCbDde

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 2 1 67
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 1 1 50
Bölünür Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RENGİN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
165,915 196,090 107 126 126 490 7553

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
306,405 265,780 46 54 54 144 3036

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
248,335 244,540 61 73 73 278 4540

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21

TYT Fen 20 7 10 4,50 23

Türkçe 6 3 0 3,00 50 0,54 0,54 1,02

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,75 0,80 2,04

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,71 0,75 1,74

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,39 0,38 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 0 3,00 8 2,40 2,47 5,55

Matematik-2 30 22 1 21,75 73 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 1 3 0,25 3 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 23 4 22,00 55 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 8 4 7,00 50 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 7 1 6,75 52 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 22 8 20,00 50 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 106 43 95,25 34 96,77 98,08 92,96

Edebiyat-Sosyal-1 CAC                                     

Cevap Anahtarı B CACEEDACCDCACCECDDABABEACADECDADBEBCEDBA

Matematik CBDADDEEBABDCBABABDCEC  c     e   C d  e

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AEBEB cb EDbBeC e DE D B CB aac  DDCADBA

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 2 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Efsane 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyatın Oluşumu ve Özellikleri 2 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 0 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 1 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA TUNCER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,620 196,090 41 51 51 289 4891

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
200,250 265,780 115 135 135 511 7319

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
217,970 244,540 96 115 115 442 6468

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 15 13 11,75 29

TYT Fen 20 3 10 0,50 3

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,54 0,54 1,02

Edebiyat 18 6 9 3,75 21 0,75 0,80 2,04

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 0,71 0,75 1,74

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 0,39 0,38 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 19 10,25 26 2,40 2,47 5,55

Matematik-2 30 4 14 0,50 2 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 6 15 2,25 6 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 0 0 0,00 0 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 2 2 1,50 4 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 84 74 65,50 23 96,77 98,08 92,96

Edebiyat-Sosyal-1 CdCaEcDCebCec aCAeDc  aeDbCDAc bd Ace dB

Cevap Anahtarı A CACDEEDCCACAECCCAADBDBEADCCDAEBEADADBCEB

Matematik  DCcbEAcecda  eb    d    cd cbC    Cd   

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri                             bED a       

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 2 0 100
Konularına Göre Şiir Türleri 2 0 2 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Efsane 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 3 0 2 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyatın Oluşumu ve Özellikleri 2 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA ÇAKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
124,880 196,090 127 148 148 607 9400

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
186,773 265,780 120 141 141 570 8077

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
170,415 244,540 124 145 145 602 8904

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 13 9 10,75 27

TYT Sosyal 20 0 2 -0,50 -3

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Matematik-2 30 8 6 6,50 22 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 11 7 9,25 23 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 2 0 2,00 14 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 3 2 2,50 6 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 41 27 34,25 12 96,77 98,08 92,96

Matematik C  bcDEEBc cC  B cD  d         b  CD   C

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AE              d           aB          

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE SULTAN BAYRAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
195,430 196,090 36 44 44 256 4136

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
305,445 265,780 47 55 55 147 3071

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
263,540 244,540 42 51 51 197 3610

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 30 17 5 15,75 53 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 18 6 16,50 41 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 7 4 6,00 43 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 5 3 4,25 33 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 13 7 11,25 28 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 119 33 110,75 40 96,77 98,08 92,96

Matematik aDCDcEABcD BBABeAdCEB B   C   aC        

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri bEBAB beeDC  BA CE e   aCBaE            

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 2 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH YAZAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
212,830 196,090 17 22 22 170 2382

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
434,463 265,780 1 1 1 2 124

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
337,130 244,540 4 4 4 24 371

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 37 2 36,50 91 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 13 1 12,75 91 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 8 4 7,00 54 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 32 7 30,25 76 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 170 22 164,50 59 96,77 98,08 92,96

Matematik CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDeDDBCBbACCDCB C

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AEaEBCAADEDCBCCCAD deccBDCBdEBEDDDDCbDBA

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 1 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 3 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 2 2 0 100
Bölünür Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA HAMZAÇEBİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
139,508 196,090 125 146 146 603 9153

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
179,753 265,780 124 145 145 599 8431

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
166,788 244,540 125 146 146 603 9030

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 13 19,75 49

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23

TYT Fen 20 5 4 4,00 20

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 3 2 2,50 6 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 2 3 1,25 9 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 3 7 1,25 3 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 47 32 39,00 14 96,77 98,08 92,96

Matematik acC        BB                           

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri bEeA     a    c            Eb   a  c    

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİNÇ BİRİNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
249,223 196,090 9 11 11 92 1087

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
351,518 265,780 25 29 29 61 1614

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
296,698 244,540 13 18 18 90 1649

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79

TYT Fen 20 10 6 8,50 43

Türkçe 6 1 2 0,50 8 0,54 0,54 1,02

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,75 0,80 2,04

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 0,71 0,75 1,74

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 0,39 0,38 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 2 3,50 9 2,40 2,47 5,55

Tarih-2 11 3 0 3,00 27 0,25 0,29 0,67

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 0,37 0,38 0,87

Felsefe 6 3 0 3,00 50 0,23 0,20 0,39

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,19 0,17 0,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 0,26 0,27 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 12 2 11,50 29 1,30 1,31 2,98

Matematik-2 30 21 3 20,25 68 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 23 5 21,75 54 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 8 1 7,75 55 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 5 5 3,75 29 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 21 7 19,25 48 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 154 35 145,25 52 96,77 98,08 92,96

Edebiyat-Sosyal-1  dCc                    C       B      A

Cevap Anahtarı B CACEEDACCDCACCECDDABABEACADECDADBEBCEDBA

Sosyal-2   DEB        D          ED B  DbcDCB A        

Cevap Anahtarı B CEDEBEAACCDCEDABDBEACDCCEDBBDEDEDDCBDACBCABADE

Matematik CBDADDEEBdBDCBcBcBDCECDB         aC C  e

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AE EdCA  ED  CCbeDaE   BeCadEBEDDDDC    

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 2 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Efsane 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyatın Oluşumu ve Özellikleri 2 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 1 0 50
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
Nüfus 1 0 0 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 0 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Kavimler Göçü 2 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 2 1 0 50
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Jeopolitik Konum 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Tanım ve Önerme 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 1 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Aile 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA DENİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
307,526 265,780 45 53 53 139 2990

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
263,368 244,540 43 52 52 199 3627

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 20 4 19,00 63 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 24 4 23,00 58 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 5 5 3,75 27 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 4 3 3,25 25 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 14 10 11,50 29 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 111 36 102,49 37 96,77 98,08 92,96

Matematik DDeDEEAaBDCB AacACCEBDB   CA  CC   C  C 

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EEdAd  bcaC  Bd CE D  cBa  ED c BDCc    

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 2 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Damarları 1 0 1 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA BAYER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
210,408 196,090 21 27 27 178 2557

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
362,360 265,780 15 19 19 42 1306

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
290,158 244,540 17 23 23 106 1967

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Matematik-2 30 19 3 18,25 61 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 22 6 20,50 51 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 7 4 6,00 43 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 7 2 6,50 50 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 23 8 21,00 53 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 143 22 137,50 49 96,77 98,08 92,96

Matematik CBbADDEEBABDCdAB BcCEC       C  AaC Ced 

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AEeEceA D e BCC ADcE D BeC dEBEDDcDC DB 

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 2 0 67
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 2 0 100
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GÜLCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
202,405 196,090 28 35 35 211 3293

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
355,653 265,780 22 26 26 55 1491

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
281,180 244,540 28 34 34 139 2481

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 17 3 16,25 54 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 21 3 20,25 51 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 8 4 7,00 50 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 8 4 7,00 54 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 25 12 22,00 55 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 138 27 131,25 47 96,77 98,08 92,96

Matematik  DCcbEABBD BBA bACCEB     C D  C  A   CB

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EEaAabE eDC CBAc ECbAecBCBDdDaDdBDCDeBDA

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 2 1 67
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 2 0 100
Bölünür Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
231,675 196,090 12 15 15 128 1561

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
167,955 265,780 126 147 147 605 8962

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
181,598 244,540 120 140 140 582 8498

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 10 23,50 59

TYT Sosyal 20 0 2 -0,50 -3

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16

TYT Fen 20 2 5 0,75 4

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,54 0,54 1,02

Edebiyat 18 5 7 3,25 18 0,75 0,80 2,04

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 0,71 0,75 1,74

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,39 0,38 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 16 9,00 23 2,40 2,47 5,55

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 0,25 0,29 0,67

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 0,37 0,38 0,87

Felsefe 6 6 0 6,00 100 0,23 0,20 0,39

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 0,19 0,17 0,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 0,26 0,27 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 25 8 23,00 58 1,30 1,31 2,98

Fizik 14 2 9 -0,25 -2 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 4 10 1,50 4 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 77 53 63,75 23 96,77 98,08 92,96

Edebiyat-Sosyal-1 CACEceAC cC  e Ca bd cEbCce  e   aBdEedA

Cevap Anahtarı B CACEEDACCDCACCECDDABABEACADECDADBEBCEDBA

Sosyal-2 C caa   C aCbDA DebACDCCEDBBDEDdDDCBDAC       

Cevap Anahtarı B CEDEBEAACCDCEDABDBEACDCCEDBBDEDEDDCBDACBCABADE

Fen Bilimleri Abdde db aedB            e   B     C    

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 1 50
Konularına Göre Şiir Türleri 2 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Efsane 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyatın Oluşumu ve Özellikleri 2 1 1 50
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Kavimler Göçü 2 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 2 0 1 0
II. Dünya Savaşı 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Jeopolitik Konum 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 1 1 50
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Tanım ve Önerme 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Aile 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 2 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,595 196,090 114 134 134 501 7947

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
229,158 265,780 99 117 117 414 5923

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
197,965 244,540 113 133 133 535 7700

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 11 22,25 56

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33

TYT Fen 20 13 1 12,75 64

Matematik-2 30 7 5 5,75 19 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 7 6 5,50 14 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 1 3 0,25 2 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 5 1 4,75 37 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 9 8 7,00 18 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 75 34 66,50 24 96,77 98,08 92,96

Matematik C  Acb   bBD d   B CaC          b       

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri Ab c  c       C A aE D B   eaBc D     Bd

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 1 0 50
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞSEM ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
172,710 196,090 98 117 117 465 6916

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
249,340 265,780 83 99 99 335 5069

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
215,725 244,540 98 117 117 456 6618

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41

TYT Fen 20 9 6 7,50 38

Matematik-2 30 6 5 4,75 16 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 9 5 7,75 19 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 2 2 1,50 11 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 1 1 0,75 6 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 9 5 7,75 19 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 87 31 79,25 28 96,77 98,08 92,96

Matematik  aCD EA  e BB  d d   a        CC      C 

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri Ead  A        A   b        dDED BDCe    

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR BIYIKOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
150,420 196,090 121 141 141 597 8693

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
208,190 265,780 111 131 131 481 6895

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
178,765 244,540 121 141 141 585 8606

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 6 20,50 51

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11

TYT Fen 20 9 6 7,50 38

Matematik-2 30 3 1 2,75 9 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 3 1 2,75 7 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 3 3 2,25 16 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 1 0 1,00 8 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 8 5 6,75 17 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 60 24 54,00 19 96,77 98,08 92,96

Matematik   C   A a            D                  

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri bEdA A    e   A            cDEDb  C     

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
241,421 265,780 90 108 108 371 5376

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
218,193 244,540 95 114 114 440 6457

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 7 3 6,25 21 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 8 5 6,75 17 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 5 9 2,75 20 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 0 7 -1,75 -13 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 9 18 4,50 11 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 90 45 79,24 28 96,77 98,08 92,96

Matematik C D DDE   B   d b a    B       a a     C

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AbBadCcbabDecC dda d   ec c da  DDDC    

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 3 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSEL YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
242,906 265,780 87 104 104 361 5321

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
223,753 244,540 87 106 106 410 6064

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 8 5 6,75 23 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 10 5 8,75 22 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 1 3 0,25 2 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 4 5 2,75 7 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 87 32 79,49 28 96,77 98,08 92,96

Matematik C  bDD   A eC Ac   aaC     D      C C   

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri Ab de                       aBED      a 

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 1 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KAAN MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,393 196,090 31 38 38 223 3490

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
387,688 265,780 8 10 10 19 693

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
311,068 244,540 8 10 10 60 1067

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 30 24 5 22,75 76 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 33 5 31,75 79 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 9 4 8,00 57 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 8 5 6,75 52 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 26 13 22,75 57 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 151 37 141,75 51 96,77 98,08 92,96

Matematik bDCDEEABBDCBBAdcdCCEBDBeD CADDCCBCAC DCB

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EEBAabbeADCD BAcCdCDAccaCBDdDEDCBDdDeBDd

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 2 1 67
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 2 0 100
Bölünür Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ÇOBANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
254,571 196,090 8 9 9 80 979

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
235,241 265,780 95 113 113 393 5641

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
303,965 244,540 11 13 13 72 1353

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,54 0,54 1,02

Edebiyat 18 11 4 10,00 56 0,75 0,80 2,04

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 0,71 0,75 1,74

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,39 0,38 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 8 25,00 63 2,40 2,47 5,55

Matematik-2 30 9 7 7,25 24 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 11 8 9,00 23 14,38 14,61 12,81

Toplam: 280 111 38 101,99 36 96,77 98,08 92,96

Edebiyat-Sosyal-1 CdCDEEDCCAC c CCAAac dEADCCDAEBEbD  ddEB

Cevap Anahtarı A CACDEEDCCACAECCCAADBDBEADCCDAEBEADADBCEB

Matematik b C EEA BeCBae   CCcd c       aC   C    

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 2 0 100
Konularına Göre Şiir Türleri 2 1 0 50
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Efsane 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 3 1 1 33
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyatın Oluşumu ve Özellikleri 2 1 1 50
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 2 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN EYLÜL OLCAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
198,273 196,090 32 39 39 232 3749

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
346,790 265,780 29 33 33 73 1779

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
284,553 244,540 23 29 29 127 2275

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 4 32,00 80

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

TYT Matematik 40 28 0 28,00 70

TYT Fen 20 13 3 12,25 61

Matematik-2 30 21 3 20,25 68 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 24 4 23,00 58 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 4 2 3,50 25 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 6 4 5,00 38 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 19 7 17,25 43 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 131 21 125,75 45 96,77 98,08 92,96

Matematik eBDAcD EBABDC AB B CECDB ADe C  AaC C   

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AEa   A    e CCeAD   cABeCaC BEDDbDC DB 

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 0 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 2 0 100
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YELDA EŞKİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
157,210 196,090 117 137 137 509 8282

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
204,565 265,780 113 133 133 497 7068

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
176,760 244,540 123 143 143 588 8690

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 10 26,50 66

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17

TYT Fen 20 10 6 8,50 43

Matematik-2 30 2 9 -0,25 -1 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 2 10 -0,50 -1 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 4 5 2,75 20 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 1 6 -0,50 -4 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 10 15 6,25 16 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 70 55 56,25 20 96,77 98,08 92,96

Matematik e ceD  b  B  cec  cb             a      

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AbdEBbd  E  e  bc ec  A  ea  aEDeDDdA  d

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 1 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Damarları 1 0 1 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT HASAN EYÜPOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
225,413 196,090 14 17 17 138 1773

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
320,945 265,780 37 44 44 113 2578

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
288,303 244,540 20 26 26 118 2069

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,54 0,54 1,02

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,75 0,80 2,04

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 0,71 0,75 1,74

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 0,39 0,38 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 2 9,50 24 2,40 2,47 5,55

Matematik-2 30 12 11 9,25 31 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 6 4 5,00 50 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 18 15 14,25 36 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 7 5 5,75 41 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 5 8 3,00 23 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 22 16 18,00 45 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 140 59 125,25 45 96,77 98,08 92,96

Edebiyat-Sosyal-1                         eaCDAEBEA    CEB

Cevap Anahtarı A CACDEEDCCACAECCCAADBDBEADCCDAEBEADADBCEB

Matematik baCDEdABcDCBBdB AC c ac a  be CCdCACbcCd

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EEaAceECbDC  dAeaEbbdbbaCBDEDEDdBDCDecDA

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 2 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Efsane 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyatın Oluşumu ve Özellikleri 2 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 2 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 0 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 2 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 2 1 67
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT SEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
204,053 196,090 26 32 32 202 3134

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
350,455 265,780 27 31 31 63 1649

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
289,143 244,540 19 25 25 112 2019

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 30 20 8 18,00 60 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 25 10 22,50 56 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 8 4 7,00 50 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 4 5 2,75 21 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 20 10 17,50 44 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 140 38 130,50 47 96,77 98,08 92,96

Matematik CBbbDbcEBAcDCBdBcBDCECDB dDD C CAaC C Cb

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AEdEBecADcD B C AaD ec B baeEBED  DC  BA

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 1 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 2 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 0 0 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 2 1 0 50
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT YAŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
256,246 196,090 7 8 8 73 945

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
207,296 265,780 112 132 132 483 6936

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
236,175 244,540 72 86 86 346 5285

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,54 0,54 1,02

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,75 0,80 2,04

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 0,71 0,75 1,74

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,39 0,38 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 5 11,75 29 2,40 2,47 5,55

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 0,25 0,29 0,67

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 0,37 0,38 0,87

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,23 0,20 0,39

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,19 0,17 0,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,26 0,27 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 16 9 13,75 34 1,30 1,31 2,98

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 0 3 -0,75 -2 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 102 40 92,49 33 96,77 98,08 92,96

Edebiyat-Sosyal-1 bACDEa                  DCCe  BEA AbBb B

Cevap Anahtarı A CACDEEDCCACAECCCAADBDBEADCCDAEBEADADBCEB

Sosyal-2 c    cECa  BA  acAEBDCbcCBC   bD  DC  Bd      

Cevap Anahtarı A BAECCDECEADBADECDAEBDCEBCBCDEDDDEDDCCBBAACDEBA

Matematik b                                       

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri bde                                     

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 2 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Efsane 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyatın Oluşumu ve Özellikleri 2 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 2 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 1 0 100
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Kavimler Göçü 2 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 2 0 1 0
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Jeopolitik Konum 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 2 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Tanım ve Önerme 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIZ ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
256,876 265,780 80 96 96 311 4775

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
228,618 244,540 80 99 99 387 5769

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 11 5 9,75 33 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 12 6 10,50 26 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 2 4 1,00 7 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 0 5 -1,25 -10 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 9 13 5,75 14 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 94 41 84,24 30 96,77 98,08 92,96

Matematik Ca eDDE B c a   c D  C B  DD C   eC     

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri Aa Ed e  b    b bc d     a eEBcDcDDC  Be

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 2 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 0 1 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 1 0 50
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF İSA ŞEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 60 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
355,761 265,780 21 25 25 54 1488

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
273,793 244,540 34 41 41 159 2933

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 25 0 25,00 83 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 27 1 26,75 67 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 11 3 10,25 73 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 6 7 4,25 33 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 28 12 25,00 63 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 128 35 119,74 43 96,77 98,08 92,96

Matematik CBDADDEEBABDC AB BDCECDB AD B  C a  C   

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AEaEBeAAaEDCBCaCcDcEbDAeeCaCEBEDDDDCeDcA

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 2 1 67
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 2 1 1 50
Bölünür Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
193,675 196,090 37 45 45 265 4369

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
362,918 265,780 14 18 18 41 1281

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
290,230 244,540 16 22 22 105 1964

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 3 35,25 88

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63

TYT Fen 20 12 3 11,25 56

Matematik-2 30 23 4 22,00 73 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 28 5 26,75 67 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 8 5 6,75 48 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 6 4 5,00 38 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 24 11 21,25 53 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 138 33 129,75 46 96,77 98,08 92,96

Matematik CB AcDEEBABDCdcB BDCECDB ADaBC C CCDC  b

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri Ab EeeAAacDCBCaCAacE c BDC  dBEDDeDCADBA

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 2 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 2 2 0 100
Bölünür Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEVNEP AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,700 196,090 109 128 128 493 7806

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
264,105 265,780 74 88 88 276 4471

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
210,575 244,540 106 126 126 481 6924

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 8 26,00 65

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40

TYT Fen 20 8 8 6,00 30

Matematik-2 30 10 11 7,25 24 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 12 11 9,25 23 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 5 5 3,75 27 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 4 6 2,50 19 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 18 13 14,75 37 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 92 48 80,00 29 96,77 98,08 92,96

Matematik C cdDadEBbB d cBecaCbC B     C   CC     

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AEcEdCeca   B CacD a D ceCaCdBEDDDDC Da 

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 2 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 1 1 50
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SARIBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
195,635 196,090 34 42 42 253 4111

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
318,085 265,780 41 49 49 122 2656

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
267,935 244,540 39 46 46 179 3313

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 128 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 30 16 3 15,25 51 11,49 11,59 10,07

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,89 3,03 2,74

Matematik 40 19 4 18,00 45 14,38 14,61 12,81

Fizik 14 3 4 2,00 14 3,83 3,94 3,31

Kimya 13 3 2 2,50 19 2,48 2,49 2,00

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 5,37 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 15 8 13,00 33 11,68 11,82 9,81

Toplam: 280 121 26 114,50 41 96,77 98,08 92,96

Matematik cDCDcEABB CBBABA CCEd         aC      CB

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri Ec Aa  bAe    d CE     cC  EDEDeBDCDe D 

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 1 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 1 0 50
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN TURAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
146,455 196,090 8 144 144 600 8886

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
192,640 265,780 8 139 139 545 7754

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
171,195 244,540 8 144 144 600 8882

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 8 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 8 23,00 58

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13

TYT Fen 20 9 8 7,00 35

Matematik-2 30 3 6 1,50 5 8,34 11,59 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,81 3,03 2,74

Matematik 40 3 6 1,50 4 11,16 14,61 12,81

Fizik 14 1 8 -1,00 -7 3,72 3,94 3,31

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 1,72 2,49 2,00

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 5,38 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 8 18 3,50 9 10,81 11,82 9,81

Toplam: 280 59 51 46,25 17 94,68 98,08 92,96

Matematik e   Dcda  a  B  b    C                  

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri Abadeeebb       Aacc e    dedBEDDbDC  db

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 2 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 0 1 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARAYEĞİT 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
186,758 196,090 4 60 60 310 5234

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
272,140 265,780 4 81 81 250 4188

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
233,728 244,540 6 92 92 358 5439

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 8 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48

TYT Fen 20 11 9 8,75 44

Matematik-2 30 8 5 6,75 23 8,34 11,59 10,07

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,81 3,03 2,74

Matematik 40 11 8 9,00 23 11,16 14,61 12,81

Fizik 14 5 8 3,00 21 3,72 3,94 3,31

Kimya 13 1 1 0,75 6 1,72 2,49 2,00

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,38 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 13 14 9,50 24 10,81 11,82 9,81

Toplam: 280 106 47 94,25 34 94,68 98,08 92,96

Matematik baCcb A BDC     A C  a       D C aAe aC 

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri bEeAacbecaCD BA  d         EDdeeBDCDe eA

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 3 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 1 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 0 1 0
Bölünür Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANAS HAÇAT 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
240,941 196,090 1 14 14 114 1312

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
209,861 265,780 7 128 128 467 6813

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
264,838 244,540 3 50 50 190 3529

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 8 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,88 0,54 1,02

Edebiyat 18 12 3 11,25 63 1,50 0,80 2,04

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 1,00 0,75 1,74

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,31 0,38 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 9 20,75 52 3,69 2,47 5,55

Toplam: 280 96 31 88,74 32 94,68 98,08 92,96

Edebiyat-Sosyal-1 aACEEcAC bC CCdCD ABABEeeADaC   B Bd DdA

Cevap Anahtarı B CACEEDACCDCACCECDDABABEACADECDADBEBCEDBA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 1 50
Konularına Göre Şiir Türleri 2 1 0 50
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Efsane 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 3 1 1 33
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyatın Oluşumu ve Özellikleri 2 2 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 1 0 50
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKAN TURAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,285 196,090 7 113 113 429 6428

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
344,098 265,780 2 37 37 80 1847

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
275,335 244,540 2 40 40 156 2845

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 8 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 3 15,25 38

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

TYT Matematik 40 31 7 29,25 73

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 20 5 18,75 63 8,34 11,59 10,07

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,81 3,03 2,74

Matematik 40 29 6 27,50 69 11,16 14,61 12,81

Fizik 14 7 1 6,75 48 3,72 3,94 3,31

Kimya 13 5 5 3,75 29 1,72 2,49 2,00

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,38 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 22 8 20,00 50 10,81 11,82 9,81

Toplam: 280 123 34 114,50 41 94,68 98,08 92,96

Matematik CBDeDDEEBABDCcccABDCEC   cD  CBCAaCDCBCC

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AE E bAAD    CCCcbDEccA   aeEBEDDDDCADe 

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 1 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 2 0 67
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 1 1 50
Bölünür Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YUSUF TAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,970 196,090 5 68 68 335 5668

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
288,415 265,780 3 66 66 197 3602

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
233,265 244,540 7 94 94 363 5476

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 8 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 16 20,00 50

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 23 14 19,50 49

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 8 16 4,00 13 8,34 11,59 10,07

Geometri 10 7 3 6,25 63 2,81 3,03 2,74

Matematik 40 15 19 10,25 26 11,16 14,61 12,81

Fizik 14 8 3 7,25 52 3,72 3,94 3,31

Kimya 13 3 8 1,00 8 1,72 2,49 2,00

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 5,38 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 19 13 15,75 39 10,81 11,82 9,81

Toplam: 280 115 68 98,00 35 94,68 98,08 92,96

Matematik daaeDDabe ecC ccdBDCEbb  dD  eaaAaCDCBCC

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AEaEdCeAD   BCaebbDEb  dDeaCEBEDDcDC   c

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 1 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 1 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ÖZTÜRK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 6 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
258,476 265,780 5 95 95 305 4702

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
234,178 244,540 5 89 89 355 5414

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 8 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 12 2 11,50 38 8,34 11,59 10,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,81 3,03 2,74

Matematik 40 13 2 12,50 31 11,16 14,61 12,81

Fizik 14 1 1 0,75 5 3,72 3,94 3,31

Kimya 13 1 1 0,75 6 1,72 2,49 2,00

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 5,38 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 6 6 4,50 11 10,81 11,82 9,81

Toplam: 280 92 30 84,99 30 94,68 98,08 92,96

Matematik bDCD EABBDCc A   CC           C         

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri Ed            A     c       aaa BDCDd   

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 1 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ KORKMAZ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
203,430 196,090 3 33 33 208 3199

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
371,010 265,780 1 14 14 30 1043

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
290,585 244,540 1 21 21 103 1947

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 8 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 30 19 3 18,25 61 8,34 11,59 10,07

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,81 3,03 2,74

Matematik 40 24 3 23,25 58 11,16 14,61 12,81

Fizik 14 11 3 10,25 73 3,72 3,94 3,31

Kimya 13 7 3 6,25 48 1,72 2,49 2,00

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,38 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 27 10 24,50 61 10,81 11,82 9,81

Toplam: 280 145 29 137,75 49 94,68 98,08 92,96

Matematik CBaADDEEB BD BcB B dEC B AD  C C CC C C 

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AEaEBbAADbDCBCCCADaEc  BeC adBEDDDDCADed

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 2 1 67
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 1 1 50
Bölünür Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN BORA KESKİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
217,943 196,090 2 19 19 153 2085

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
244,448 265,780 6 102 102 353 5264

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
236,843 244,540 4 84 84 339 5240

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 8 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

TYT Matematik 40 21 9 18,75 47

TYT Fen 20 5 14 1,50 8

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,88 0,54 1,02

Edebiyat 18 1 1 0,75 4 1,50 0,80 2,04

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 1,00 0,75 1,74

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 0,31 0,38 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 9 8,75 22 3,69 2,47 5,55

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 0,12 0,29 0,67

Coğrafya-2 11 3 5 1,75 16 0,22 0,38 0,87

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,20 0,39

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,12 0,17 0,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,31 0,27 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 9 11 6,25 16 0,78 1,31 2,98

Matematik-2 30 8 8 6,00 20 8,34 11,59 10,07

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 2,81 3,03 2,74

Matematik 40 8 11 5,25 13 11,16 14,61 12,81

Fizik 14 5 9 2,75 20 3,72 3,94 3,31

Kimya 13 3 6 1,50 12 1,72 2,49 2,00

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 5,38 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 14 21 8,75 22 10,81 11,82 9,81

Toplam: 280 115 88 93,00 33 94,68 98,08 92,96

Edebiyat-Sosyal-1 CcCDEa                EeDdCDA B  acce dB

Cevap Anahtarı A CACDEEDCCACAECCCAADBDBEADCCDAEBEADADBCEB

Sosyal-2 e d  DE a edbacCDAa            D  b CcBA      

Cevap Anahtarı A BAECCDECEADBADECDAEBDCEBCBCDEDDDEDDCCBBAACDEBA

Matematik aDCcaEAB D BBc    dc a      b  d e d    

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri bEeAeAcecbbDeBAaaEbbAe  e  caEbdBDCDedD 

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 2 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Efsane 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyatın Oluşumu ve Özellikleri 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 1 0 50
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Kavimler Göçü 2 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 2 0 1 0
II. Dünya Savaşı 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Jeopolitik Konum 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Tanım ve Önerme 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL BOLAT 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
251,773 196,090 1 10 10 83 1026

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
318,593 265,780 6 47 47 119 2643

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
301,510 244,540 3 14 14 77 1444

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 12 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 5 29,75 74

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66

TYT Fen 20 14 2 13,50 68

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,54 1,02

Edebiyat 18 5 1 4,75 26 0,40 0,80 2,04

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 0,54 0,75 1,74

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,17 0,38 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 2 11,50 29 1,10 2,47 5,55

Tarih-2 11 6 1 5,75 52 0,52 0,29 0,67

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,04 0,38 0,87

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,20 0,39

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,17 0,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,27 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 6 1 5,75 14 0,56 1,31 2,98

Matematik-2 30 11 1 10,75 36 15,44 11,59 10,07

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,90 3,03 2,74

Matematik 40 16 1 15,75 39 20,33 14,61 12,81

Fizik 14 6 1 5,75 41 5,56 3,94 3,31

Kimya 13 2 0 2,00 15 3,33 2,49 2,00

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 6,10 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 16 4 15,00 38 15,00 11,82 9,81

Toplam: 280 139 22 133,50 48 113,85 98,08 92,96

Edebiyat-Sosyal-1                 AADB B dDdC AEBEA       

Cevap Anahtarı A CACDEEDCCACAECCCAADBDBEADCCDAEBEADADBCEB

Sosyal-2   ECCDE E c                                   

Cevap Anahtarı A BAECCDECEADBADECDAEBDCEBCBCDEDDDEDDCCBBAACDEBA

Matematik  DCD EA    B  B   CE D     eD CC CAC    

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EE A   CeD  C    E      C  EDdeCBDCeA  A

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 2 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Efsane 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyatın Oluşumu ve Özellikleri 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 2 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 0 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Kavimler Göçü 2 1 0 50
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 2 1 0 50
II. Dünya Savaşı 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Jeopolitik Konum 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Tanım ve Önerme 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ARDA AKKOYUN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
191,843 196,090 6 49 49 275 4612

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
280,950 265,780 9 72 72 222 3855

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
254,600 244,540 7 61 61 241 4142

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 12 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 14 22,50 56

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 29 7 27,25 68

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,54 1,02

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,40 0,80 2,04

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 0,54 0,75 1,74

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 0,17 0,38 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 1 1,75 4 1,10 2,47 5,55

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 0,52 0,29 0,67

Coğrafya-2 11 1 2 0,50 5 0,04 0,38 0,87

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,20 0,39

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,17 0,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,27 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 2 4 1,00 3 0,56 1,31 2,98

Matematik-2 30 14 8 12,00 40 15,44 11,59 10,07

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,90 3,03 2,74

Matematik 40 18 9 15,75 39 20,33 14,61 12,81

Fizik 14 4 6 2,50 18 5,56 3,94 3,31

Kimya 13 4 5 2,75 21 3,33 2,49 2,00

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 6,10 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 11 15 7,25 18 15,00 11,82 9,81

Toplam: 280 114 62 98,50 35 113,85 98,08 92,96

Edebiyat-Sosyal-1                                 c A    B

Cevap Anahtarı A CACDEEDCCACAECCCAADBDBEADCCDAEBEADADBCEB

Sosyal-2 d    c  E  ab    A                            

Cevap Anahtarı A BAECCDECEADBADECDAEBDCEBCBCDEDDDEDDCCBBAACDEBA

Matematik bDC cEAaBDCBBAB cCeEd     C ee C   C DCd

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EddAc Ebca   BAaCdCadeD    dDc  aDCc    

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 2 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Efsane 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyatın Oluşumu ve Özellikleri 2 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
Nüfus 1 0 0 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 0 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Kavimler Göçü 2 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 2 1 0 50
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Jeopolitik Konum 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Tanım ve Önerme 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DURAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
198,220 196,090 4 40 40 233 3760

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
381,460 265,780 3 11 11 21 827

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
300,485 244,540 4 15 15 80 1483

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 12 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 4 33,00 83

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 28 7 26,25 66

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 30 25 3 24,25 81 15,44 11,59 10,07

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,90 3,03 2,74

Matematik 40 30 5 28,75 72 20,33 14,61 12,81

Fizik 14 11 2 10,50 75 5,56 3,94 3,31

Kimya 13 8 2 7,50 58 3,33 2,49 2,00

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,10 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 27 9 24,75 62 15,00 11,82 9,81

Toplam: 280 147 32 139,00 50 113,85 98,08 92,96

Matematik cDCcEEABBDCBB Bd CCEBDBDDBCADDaC eAC DC 

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EEBAaAEbADC CBAcCdCD   BCBDdDdDeaDCDeBDA

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 3 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 2 0 100
Bölünür Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES YAVUZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 8 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
283,491 265,780 8 69 69 210 3769

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
253,638 244,540 8 63 63 247 4207

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 12 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 16 6 14,50 48 15,44 11,59 10,07

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,90 3,03 2,74

Matematik 40 21 6 19,50 49 20,33 14,61 12,81

Fizik 14 3 7 1,25 9 5,56 3,94 3,31

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 3,33 2,49 2,00

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 6,10 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 10 15 6,25 16 15,00 11,82 9,81

Toplam: 280 104 43 93,74 33 113,85 98,08 92,96

Matematik DDCcbbABBD BB  ecCCEBD    CcD C  CAC  C 

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EbdAebb cD  e Acdcec       EDdeCBDCc    

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 1 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 2 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 1 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN NAMİ TOK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
210,483 196,090 3 26 26 177 2552

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
425,583 265,780 2 4 4 6 206

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
329,143 244,540 2 7 7 32 540

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 12 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 27 1 26,75 89 15,44 11,59 10,07

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,90 3,03 2,74

Matematik 40 35 2 34,50 86 20,33 14,61 12,81

Fizik 14 13 1 12,75 91 5,56 3,94 3,31

Kimya 13 8 5 6,75 52 3,33 2,49 2,00

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,10 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 32 8 30,00 75 15,00 11,82 9,81

Toplam: 280 167 27 160,25 57 113,85 98,08 92,96

Matematik cDCDEEABBDCBBAB ACCEBDBDDBCAD CC eACCDCB

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EEBAaAECADCDCBADbEaDAecaCBDEDEDeBDCDABDb

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 3 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 2 2 0 100
Bölünür Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKİM DEMİRCİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
193,538 196,090 5 46 46 266 4383

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
331,540 265,780 4 39 39 90 2215

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
258,808 244,540 6 59 59 223 3904

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 12 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51

TYT Fen 20 14 3 13,25 66

Matematik-2 30 14 5 12,75 43 15,44 11,59 10,07

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,90 3,03 2,74

Matematik 40 17 6 15,50 39 20,33 14,61 12,81

Fizik 14 10 3 9,25 66 5,56 3,94 3,31

Kimya 13 3 4 2,00 15 3,33 2,49 2,00

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,10 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 24 9 21,75 54 15,00 11,82 9,81

Toplam: 280 126 29 118,75 42 113,85 98,08 92,96

Matematik C aADDEEB cDCcbB d CEC       C   CC C  e

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AEcEBbAADcD BCa AD c   d CaCdBEDDDDCADBd

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 2 1 67
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 2 0 100
Bölünür Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TÜRKER 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
183,645 196,090 7 67 67 332 5596

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
290,695 265,780 7 64 64 188 3525

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
238,150 244,540 9 82 82 328 5154

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 12 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61

TYT Fen 20 11 6 9,50 48

Matematik-2 30 11 7 9,25 31 15,44 11,59 10,07

Geometri 10 3 2 2,50 25 4,90 3,03 2,74

Matematik 40 14 9 11,75 29 20,33 14,61 12,81

Fizik 14 9 4 8,00 57 5,56 3,94 3,31

Kimya 13 2 8 0,00 0 3,33 2,49 2,00

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 6,10 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 19 16 15,00 38 15,00 11,82 9,81

Toplam: 280 112 49 99,75 36 113,85 98,08 92,96

Matematik  DCcdEeBB  BBA  AdbEc B      aCC e   aC 

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri EEBA bEbAaCcCBccacCed ca B EeaDCBDCbAdD 

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 2 1 67
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 2 1 1 50
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ARDA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
162,700 196,090 12 132 132 498 7873

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
242,845 265,780 12 105 105 362 5323

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
213,705 244,540 12 120 120 466 6735

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 12 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 14 22,50 56

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38

TYT Fen 20 9 10 6,50 33

Matematik-2 30 10 5 8,75 29 15,44 11,59 10,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,90 3,03 2,74

Matematik 40 12 5 10,75 27 20,33 14,61 12,81

Fizik 14 5 9 2,75 20 5,56 3,94 3,31

Kimya 13 1 7 -0,75 -6 3,33 2,49 2,00

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 6,10 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 12 22 6,50 16 15,00 11,82 9,81

Toplam: 280 88 63 72,25 26 113,85 98,08 92,96

Matematik C  A DcE ce C AB daC C B         CC     

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AEaadebbDEcCce  baac   deCcCdBdDaDDd Ddb

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 2 1 67
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 0 1 0
Compton Saçılması 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
De Broglie Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 1 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 1 1 50
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE DEMİR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 8 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
328,406 265,780 5 40 40 100 2313

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
296,728 244,540 5 17 17 89 1647

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 12 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 27 3 26,25 88 15,44 11,59 10,07

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,90 3,03 2,74

Matematik 40 36 4 35,00 88 20,33 14,61 12,81

Fizik 14 0 0 0,00 0 5,56 3,94 3,31

Kimya 13 8 5 6,75 52 3,33 2,49 2,00

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 6,10 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 8 5 6,75 17 15,00 11,82 9,81

Toplam: 280 117 31 109,74 39 113,85 98,08 92,96

Matematik DDCDEdABBDCBBABAcaCEBDBDDBCADDaCBCACCDCB

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB

Fen Bilimleri               ADdECDbbcdCBD             

Cevap Anahtarı A EEBABAECADCDCBADCECDAADBCBDEDEDCBDCDABDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 0 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT GENÇAY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
176,630 196,090 11 114 114 433 6516

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
277,353 265,780 10 76 76 231 3992

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
229,505 244,540 11 97 97 385 5722

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 12 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,75 67

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51

TYT Fen 20 7 9 4,75 24

Matematik-2 30 9 6 7,50 25 15,44 11,59 10,07

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,90 3,03 2,74

Matematik 40 13 7 11,25 28 20,33 14,61 12,81

Fizik 14 5 2 4,50 32 5,56 3,94 3,31

Kimya 13 3 0 3,00 23 3,33 2,49 2,00

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 6,10 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 14 4 13,00 33 15,00 11,82 9,81

Toplam: 280 100 35 91,25 33 113,85 98,08 92,96

Matematik C aADb EB Ba B cc a  C    D    CAeC C   

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AbBd C  D    C  AD       C eaBE D DC D  

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 0 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Organları 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 1 0 50
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SER AT AYHAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,788 196,090 8 73 73 383 6303

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
260,141 265,780 11 93 93 296 4629

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
234,178 244,540 10 89 89 355 5414

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 12 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Matematik-2 30 10 2 9,50 32 15,44 11,59 10,07

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,90 3,03 2,74

Matematik 40 13 2 12,50 31 20,33 14,61 12,81

Fizik 14 2 6 0,50 4 5,56 3,94 3,31

Kimya 13 1 0 1,00 8 3,33 2,49 2,00

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 6,10 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 7 8 5,00 13 15,00 11,82 9,81

Toplam: 280 93 32 85,49 31 113,85 98,08 92,96

Matematik C  AD dEB BDC A e  C            A C C   

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri Ab cee b E e    A           EacD  DC    

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 0 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0
Compton Saçılması 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
De Broglie Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 0 0 0
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 2 0 0 0
Bölünür Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKER DURU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
217,853 196,090 2 20 20 154 2091

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
427,163 265,780 1 3 3 5 183

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
332,603 244,540 1 5 5 27 460

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 12 149 149 608 9625

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 24 4 23,00 77 15,44 11,59 10,07

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,90 3,03 2,74

Matematik 40 34 4 33,00 83 20,33 14,61 12,81

Fizik 14 10 4 9,00 64 5,56 3,94 3,31

Kimya 13 10 3 9,25 71 3,33 2,49 2,00

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,10 5,39 4,50

Fen Bilimleri 40 31 9 28,75 72 15,00 11,82 9,81

Toplam: 280 170 24 164,00 59 113,85 98,08 92,96

Matematik CBDADDbEBABDCdcBbBDCECDB ADD CBCACCDCBCC

Cevap Anahtarı B CBDADDEEBABDCBABABDCECDBDADDBCBCACCDCBCC

Fen Bilimleri AEaEBacADbDCBCCCADDEccABDCadEBEDDDDCADBe

Cevap Anahtarı B AEBEBCAADEDCBCCCADDEADABDCBCEBEDDDDCADBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Özdeşlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 3 1 2 33
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Işığın Yansıması 1 1 0 100
Compton Saçılması 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
De Broglie Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Organları 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Solunum Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 2 2 0 100
Bölünür Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 2 (2.OTURUM)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL UÇAR 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
280,498 196,090 1 4 4 38 540

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

SAY
217,616 265,780 1 121 121 443 6448

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

EA
266,645 244,540 1 48 48 183 3402

Puanı Hesaplanan: 149 149 608 9583

Katılımlar: 1 149 149 608 9625

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 27,81 70

TYT Sosyal 20 13 5 11,73 59

TYT Matematik 40 20 5 19,11 48

TYT Fen 20 11 5 9,34 47

Türkçe 6 4 1 3,75 63 3,75 0,54 1,02

Edebiyat 18 8 8 6,00 33 6,00 0,80 2,04

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 6,75 0,75 1,74

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,25 0,38 0,75

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 13 18,75 47 18,75 2,47 5,55

Tarih-2 11 4 1 3,75 34 3,75 0,29 0,67

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 7,50 0,38 0,87

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,20 0,39

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,17 0,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 4,00 0,27 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 16 3 15,25 38 15,25 1,31 2,98

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 3,25 11,59 10,07

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,50 3,03 2,74

Matematik 40 4 5 2,75 7 2,75 14,61 12,81

Toplam: 280 115 43 104,74 37 104,74 98,08 92,96

Edebiyat-Sosyal-1 CA aEEDCbAe adaCAcbcD EADCCDAcBE  cDBddB

Cevap Anahtarı A CACDEEDCCACAECCCAADBDBEADCCDAEBEADADBCEB

Sosyal-2 B E dD  E   ADcCDAbBDC             CC BA      

Cevap Anahtarı A BAECCDECEADBADECDAEBDCEBCBCDEDDDEDDCCBBAACDEBA

Matematik  DC   A     B    eb  a            ed    

Cevap Anahtarı A DDCDEEABBDCBBABAACCEBDBDDBCADDCCBCACCDCB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 2 0 100
Konularına Göre Şiir Türleri 2 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Efsane 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 3 0 3 0
Anonim Halk Edebiyatı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri - Türk Dünyasında Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Millî Edebiyatın Oluşumu ve Özellikleri 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Zaman Kavramı 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 2 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 1 0 100
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Kavimler Göçü 2 1 0 50
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 2 1 0 50
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Jeopolitik Konum 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 2 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Tanım ve Önerme 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Özdeşlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
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