
SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURUNC 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
51,000 54,710 24 32 32 32 32

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 9 12,75 51 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 15 9 12,75 51 14,29 13,68 13,68

Matematik EdADDABAbBdedcDe DCEadCBA

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 14 8 64
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
30,000 54,710 31 46 46 46 46

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 10 10 7,50 30 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 10 10 7,50 30 14,29 13,68 13,68

Matematik cdAcDABA Bb acb  DC BdddA

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 8 10 36
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUM BAĞCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
76,000 54,710 5 9 9 9 9

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 4 19,00 76 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 20 4 19,00 76 14,29 13,68 13,68

Matematik EdADDABADBEeCEDC DCEBaCaA

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 18 4 82
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
56,000 54,710 15 21 21 21 21

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 4 14,00 56 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 15 4 14,00 56 14,29 13,68 13,68

Matematik EEAc ABA Bd Cc C DC BbCBA

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 13 4 59
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA İÇTEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
46,000 54,710 27 35 35 35 35

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 6 11,50 46 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 13 6 11,50 46 14,29 13,68 13,68

Matematik EbAaDABA Bb aED  DC BdCa 

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 11 6 50
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
52,000 54,710 22 30 30 30 30

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 4 13,00 52 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 14 4 13,00 52 14,29 13,68 13,68

Matematik EdbDDeBA BEBC D  DC a C A

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 13 3 59
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
56,000 54,710 15 21 21 21 21

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 4 14,00 56 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 15 4 14,00 56 14,29 13,68 13,68

Matematik EdbcDABA BE CED  DCEa C A

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 14 3 64
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK GÜNEY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
26,000 54,710 32 47 47 47 47

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 10 14 6,50 26 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 10 14 6,50 26 14,29 13,68 13,68

Matematik EdADceBAbBbedEDe eaEcdbeA

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 10 12 45
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 54,710 1 2 2 2 2

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 23 2 22,50 90 14,29 13,68 13,68

Matematik EEADDABADBEBCcDCADdEBECBA

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 21 1 95
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN A*A 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
66,000 54,710 10 15 15 15 15

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 6 16,50 66 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 18 6 16,50 66 14,29 13,68 13,68

Matematik EEAcDABADBccCcDC DCEBdaBA

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 16 6 73
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
72,000 54,710 8 12 12 12 12

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 4 18,00 72 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 19 4 18,00 72 14,29 13,68 13,68

Matematik EEADDABA BEBCcDCdDdbB CBA

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 18 2 82
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
54,000 54,710 21 27 27 27 27

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 2 13,50 54 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 14 2 13,50 54 14,29 13,68 13,68

Matematik EEADDABA    b D  DCEB C c

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 12 2 55
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
69,000 54,710 9 14 14 14 14

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 3 17,25 69 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 18 3 17,25 69 14,29 13,68 13,68

Matematik EEADDABA BE CcDC DdbB CBA

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 17 2 77
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
56,000 54,710 15 21 21 21 21

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 8 14,00 56 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 16 8 14,00 56 14,29 13,68 13,68

Matematik EdAceABA BEcCEDecDdEBaCBA

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 15 6 68
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
85,000 54,710 3 5 5 5 5

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 22 3 21,25 85 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 22 3 21,25 85 14,29 13,68 13,68

Matematik EEADDABAeBEBCcDCADCEBbCBA

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 19 3 86
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
34,000 54,710 30 44 44 44 44

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 11 10 8,50 34 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 11 10 8,50 34 14,29 13,68 13,68

Matematik EcADDABe  EdaEb  DedcbCcA

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 11 8 50
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 54,710 1 2 2 2 2

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 23 2 22,50 90 14,29 13,68 13,68

Matematik aEADDABADBEcCEDCADCEBECBA

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 20 2 91
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
56,000 54,710 15 21 21 21 21

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 8 14,00 56 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 16 8 14,00 56 14,29 13,68 13,68

Matematik EEAcDeBA BdBCcaCbDCbBbCBA

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 14 7 64
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
80,000 54,710 4 7 7 7 7

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 4 20,00 80 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 21 4 20,00 80 14,29 13,68 13,68

Matematik EEADDABdeBEBCEaCADCEeECBA

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 19 3 86
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÖNDER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
56,000 54,710 15 21 21 21 21

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 8 14,00 56 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 16 8 14,00 56 14,29 13,68 13,68

Matematik aEADDABADBdcCEDC DebaaCaA

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 16 6 73
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
25,000 54,710 33 48 48 48 48

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 9 11 6,25 25 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 9 11 6,25 25 14,29 13,68 13,68

Matematik EdAeD Bc BbcbEa  Ddbd CBd

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 9 9 41
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN EMRE AKGÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
75,000 54,710 7 11 11 11 11

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 5 18,75 75 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 20 5 18,75 75 14,29 13,68 13,68

Matematik EcAcDABADBEBCEDeADdEBEaBA

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 18 4 82
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
52,000 54,710 22 30 30 30 30

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 4 13,00 52 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 14 4 13,00 52 14,29 13,68 13,68

Matematik EEADDABA Ba  cDC Ddb  C A

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 14 3 64
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA YÜKSEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
25,000 54,710 33 48 48 48 48

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 10 15 6,25 25 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 10 15 6,25 25 14,29 13,68 13,68

Matematik adAcDABcDBEBCdcadbbddbCcd

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 10 12 45
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE ÇAVDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
47,000 54,710 26 34 34 34 34

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 5 11,75 47 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 13 5 11,75 47 14,29 13,68 13,68

Matematik EbAcDABA BEBC c   ab EC A

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 13 4 59
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ERSİVRİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
46,000 54,710 27 35 35 35 35

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 6 11,50 46 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 13 6 11,50 46 14,29 13,68 13,68

Matematik EbAcDABA  Ee EDe DCaB Cc 

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 11 6 50
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL İŞÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
76,000 54,710 5 9 9 9 9

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 4 19,00 76 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 20 4 19,00 76 14,29 13,68 13,68

Matematik EdADDABADBEBCEDC DdEBceBA

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 19 3 86
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ŞENTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
56,000 54,710 15 21 21 21 21

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 8 14,00 56 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 16 8 14,00 56 14,29 13,68 13,68

Matematik EbAceABA BEBCcbCADbaBdCBA

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 14 7 64
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
60,000 54,710 14 20 20 20 20

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 4 15,00 60 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 16 4 15,00 60 14,29 13,68 13,68

Matematik EEbcDABADBd C DC Dd B CBA

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 15 3 68
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇÖLYARAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
41,000 54,710 29 40 40 40 40

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 12 7 10,25 41 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 12 7 10,25 41 14,29 13,68 13,68

Matematik EdADDABc  b b a  DCbdECBA

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 11 6 50
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KABADAYI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
65,000 54,710 11 16 16 16 16

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 3 16,25 65 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 17 3 16,25 65 14,29 13,68 13,68

Matematik EEADDABA  aeCED  DCEBaC A

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 15 3 68
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUŞA BİLAL PİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
65,000 54,710 11 16 16 16 16

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 7 16,25 65 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 18 7 16,25 65 14,29 13,68 13,68

Matematik EEAccABADBEdCaDCdDdbBECBA

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 17 5 77
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
61,000 54,710 13 18 18 18 18

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 3 15,25 61 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 16 3 15,25 61 14,29 13,68 13,68

Matematik EdADDABA BEBCEaC DC a C  

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 15 2 68
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAŞLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
48,000 54,710 25 33 33 33 33

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 34 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 8 12,00 48 14,29 13,68 13,68

Toplam: 25 14 8 12,00 48 14,29 13,68 13,68

Matematik EdAD ABAbBdedEc  DCcBaCBA

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 12 8 55
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
53,000 54,710 7 29 29 29 29

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 17 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 3 13,25 53 12,37 13,68 13,68

Toplam: 25 14 3 13,25 53 12,37 13,68 13,68

Matematik EEADDABA  E CED   bEdE  b

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 14 1 64
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
35,000 54,710 13 43 43 43 43

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 17 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 10 5 8,75 35 12,37 13,68 13,68

Toplam: 25 10 5 8,75 35 12,37 13,68 13,68

Matematik EEADDABA  c   ad   ae C A

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 10 4 45
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SAVAŞIR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
34,000 54,710 14 44 44 44 44

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 17 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 11 10 8,50 34 12,37 13,68 13,68

Toplam: 25 11 10 8,50 34 12,37 13,68 13,68

Matematik EdAcDABA Bd CdDe  acBcbaA

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 10 9 45
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ÖKSÜZOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
85,000 54,710 3 5 5 5 5

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 17 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 22 3 21,25 85 12,37 13,68 13,68

Toplam: 25 22 3 21,25 85 12,37 13,68 13,68

Matematik EbAcDABADBEBCEDCADCEBbCBA

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 19 3 86
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAKUR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
44,000 54,710 8 37 37 37 37

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 17 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 8 11,00 44 12,37 13,68 13,68

Toplam: 25 13 8 11,00 44 12,37 13,68 13,68

Matematik EdAD ABAbBdedcD  DCEBdd A

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 11 8 50
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİT KOBYA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
42,000 54,710 10 39 39 39 39

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 17 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 11 2 10,50 42 12,37 13,68 13,68

Toplam: 25 11 2 10,50 42 12,37 13,68 13,68

Matematik E AcDABA  EB  D  DC e    

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 10 1 45
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE DÜLGEROĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
91,000 54,710 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 17 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 1 22,75 91 12,37 13,68 13,68

Toplam: 25 23 1 22,75 91 12,37 13,68 13,68

Matematik EEAcDABADBEBCEDC DCEBECBA

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 21 1 95
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN EREN UÇAR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
54,000 54,710 6 27 27 27 27

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 17 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 6 13,50 54 12,37 13,68 13,68

Toplam: 25 15 6 13,50 54 12,37 13,68 13,68

Matematik dEADDABA BdBdEae eCEBEC  

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 13 6 59
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ÖZLÜ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
1,000 54,710 17 52 52 52 52

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 17 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 4 15 0,25 1 12,37 13,68 13,68

Toplam: 25 4 15 0,25 1 12,37 13,68 13,68

Matematik EddcDbBcbccebac bDa c    

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 4 12 18
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN SABUNCUOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 54,710 2 2 2 2 2

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 17 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 12,37 13,68 13,68

Toplam: 25 23 2 22,50 90 12,37 13,68 13,68

Matematik EdADDABADBEBCEDCADdEBECBA

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 21 1 95
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
44,000 54,710 8 37 37 37 37

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 17 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 8 11,00 44 12,37 13,68 13,68

Toplam: 25 13 8 11,00 44 12,37 13,68 13,68

Matematik EdAcDeBADBE Cc b DdEecC A

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 13 6 59
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN TORNACI 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
80,000 54,710 4 7 7 7 7

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 17 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 4 20,00 80 12,37 13,68 13,68

Toplam: 25 21 4 20,00 80 12,37 13,68 13,68

Matematik EEAcDABADBEBCEDCbDCEedCBA

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 20 2 91
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR KALA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
40,000 54,710 11 41 41 41 41

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 17 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 11 4 10,00 40 12,37 13,68 13,68

Toplam: 25 11 4 10,00 40 12,37 13,68 13,68

Matematik EEADDABA B    ad   ae C A

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 11 3 50
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK PULAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
25,000 54,710 15 48 48 48 48

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 17 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 8 7 6,25 25 12,37 13,68 13,68

Toplam: 25 8 7 6,25 25 12,37 13,68 13,68

Matematik EEAbDABA  b   b   b abb A

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 8 5 36
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT BAKİ POLAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
15,000 54,710 16 51 51 51 51

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 17 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 6 9 3,75 15 12,37 13,68 13,68

Toplam: 25 6 9 3,75 15 12,37 13,68 13,68

Matematik EbAc bBc B c  a  DaE a  e

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 6 8 27
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DİLA ABAY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
71,000 54,710 5 13 13 13 13

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 17 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 5 17,75 71 12,37 13,68 13,68

Toplam: 25 19 5 17,75 71 12,37 13,68 13,68

Matematik EdAcDABADBEBCcDC DdEaECBA

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 19 3 86
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ TÜRE 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
37,000 54,710 12 42 42 42 42

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 17 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 10 3 9,25 37 12,37 13,68 13,68

Toplam: 25 10 3 9,25 37 12,37 13,68 13,68

Matematik EEADDAB D c   aC    e   A

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 10 2 45
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 12 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
61,000 54,710 1 18 18 18 18

Puanı Hesaplanan: 52 52 52 52

Katılımlar: 1 52 52 52 52

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 7 15,25 61 15,25 13,68 13,68

Toplam: 25 17 7 15,25 61 15,25 13,68 13,68

Matematik EEADDeBADBEeaEDC DCEBaaad

Cevap Anahtarı A EEADDABADBEBCEDCADCEBECBA

Soru No 1234567890123456789012345
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 22 15 7 68
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 0 67
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