
SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM CİRİTÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,268 254,700 115 139 222 3726 61882

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 15,78 15,93 7,23

Toplam: 120 58 22 52,50 44 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BcADBbDAABDAcECadECAAcACDeCBebdEeBADDC E

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEcBbBEeAeACcBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABACBDEcd ADBbca BC   C Bc   B          

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 4 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 0 2 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ADEN NİSA SÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,373 254,700 38 46 58 691 11359

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 85 19 80,25 67 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADBEDAcBD BECDCcCAcEACDCCBDCCECBADDC E

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBaBEebcACaBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABACBDEDADA dAcaBBCaA C BDa BBc  A      

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen ccAEDCBacBD CeABED D

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 12 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHU KOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,318 254,700 126 150 246 4413 73424

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 55 25 48,75 41 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBcADeE  dBb  ECDCECebEACDeCBDe ECcADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal    Ace DBEBaAACBDC b     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik D  B   D    A  eEaBBCC  C            E  

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen ceDabEeCaBaB  c ddED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 3 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 2 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN ULUDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,798 254,700 82 100 148 2146 35615

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 68 18 63,50 53 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADBEDAcBcdcbCDCECAAcACDCCBDCCcCBADDCCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEaBeBECdAACcBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BbC D DAb   A  BBCbA CEBDd BB          

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen    c    dB  C b  D  

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA GÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,708 254,700 125 149 245 4381 72969

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 54 20 49,00 41 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBAbBcCEdB A ECDCECAe ACDCdBDe dCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal  BCd e baEdc ACBDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik D  B  B     A      c Cd   BD       A    

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen  e    DCBB BDE ebdcD

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 3 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 2 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,193 254,700 35 43 54 633 10518

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 86 19 81,25 68 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe AD BADecCEABDABECDCECAAEcCDCCBDCCECBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAECdbBEBEcACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEABAdBDBBAcA de b  C       E DCAABA E D

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen BdDDAccCBBcBbEDebBcD

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 12 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 2 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,535 254,700 44 52 68 937 15207

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 82 22 76,50 64 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe AD BADBE Eda ABECDCEaeAEbCDCCBDCCbCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal eBCAECbDBEBcAACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEABdaBDBB cAeBecC BCCAeC BD  DC  BAEE  

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen BCcaA D dB BDE ecBcD

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,640 254,700 71 86 127 1760 28897

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 72 21 66,75 56 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe  cADBEDAdBD cdCDCECeAdACDCCBD C CBAD    

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal  A eBbBECAcACcBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABACBDEDADADBAECBBCCA  E c  BB      b  e

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen Daecedc bBDEC eB DC 

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 1 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,058 254,700 62 74 104 1401 23359

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 76 24 70,00 58 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe  BADBbDedab BdCbCbCAAcACDCCBDCa C ADaCCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CeEcBbBEedAACEBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABd BDEDA   BA aBB  A         AABAEEADCc

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DDAEcCBBbBDaCBedEDCD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,963 254,700 118 142 230 3972 66175

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 57 24 51,00 43 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADcBADBE  daDAB CDCECAAccCDCCBeCCcCBADae

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCeECdbBEBcAACBD  b     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DE    B          a          E bC  eA   D

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen eCaaAEDCB aBa De Ba 

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 3 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NAZ KONAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,623 254,700 77 92 136 1917 31893

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 13 8 11,00 28 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 72 27 65,25 54 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADeEDbABDcBECDCEddeEACDCCBDCCdCBADDC E

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CA DBDacedcACcBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  Be   E ea    ECB  a  bEBDc   Ac AcE  CD

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen caAEDdBeEBDECBAdcDCD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,473 254,700 108 130 209 3442 56982

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 60 23 54,25 45 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe  BADedDAbBDAd CDCEbeAEACDdCBDCCECBA  CCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CA DB BECdcACaBC ADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BA B ED    c cC BCb    BD              

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen aa Ecd BaBbdCBbBcDe 

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 1 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK SEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,285 254,700 33 41 51 607 10180

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 86 19 81,25 68 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BaADBbDbdBDcBECDCECAbbACDC BDC ECBADDCCb

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBDBEebAACbBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABAC DEDA  cBb aB CCA C BDE BB  BAE   CD

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen aDAEDCBBbBDEaBAdEDeD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 1 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 2 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 0 2 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE İKRA DAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,933 254,700 131 156 271 5134 85737

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 15,78 15,93 7,23

Toplam: 120 51 22 45,50 38 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBADeE bABac dCDCECeeEACDCaBbCCECBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEecccEdaAACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DE BbddcBBA    A a      d B d           

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 4 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE MELEK EKİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,915 254,700 89 107 157 2410 39502

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 15 11 12,25 41 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 18 14 14,50 36 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 70 35 61,25 51 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBAbBa EABDc  CDCECeAbACDeCeDC cCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEeb BEBbcACBDCdA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DE BACBDcBbeAcdbEaeB CA bcBDd D  cee E D

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen  Ce AEDCcdcBDEbeceED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 4 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 2 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ TÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,928 254,700 159 187 440 10322 182973

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 19 11,25 28 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 29 36 20,00 17 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe cDcabbBb EA bbaECDCEdAeE CcbCdbCdbeBeD  

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal eaC  e DBEdaAAeBDC c     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik c  a  cD ad A    C                      

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen  e     a a       daD

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 7 4 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 3 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR BEYZA KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,165 254,700 70 84 125 1740 28604

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 2 27,50 69 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 72 20 67,00 56 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe  BADBEDA BDABECDCEdA  ACDCCBDCC     DC b

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal dAEDBeaEeecACEBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BAd cEDbD  BA b B CA    DE BB   A E  CD

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DacEcdcBcBDECBABcDeD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 0 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 0 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR MERVE MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
403,940 254,700 21 27 30 307 5412

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 4 3 3,25 33 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 28 7 26,25 66 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 93 20 88,00 73 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADBbDAeBDcBECDCECAbEACDCCBDC ECBADDCCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEeBaBceAcAC BCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABdCBDED DADcAECBBCCA eEBDEdBBd eA E DCe

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DaAEDCcBcBDECBABEDeD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 12 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR VATANSEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
385,560 254,700 32 40 48 581 9816

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 25 0 25,00 83 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 27 0 27,00 68 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 85 12 82,00 68 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBADBECEAcDA ECDCECAbEACDCCBDCdcCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCA e  aEBE ACBDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DE BACBDBBADAD AECBB CA CEBDE      A E  

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen BCD AEcCB  BbdD edcD

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,178 254,700 51 60 78 1075 17436

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 79 17 74,75 62 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADBEDAdBDABECDCEdAbcACDC  DCCcCBADDC E

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal dAEDBeBdedAACcBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABA B EDAD  B EbB CC  C  DE  B A AE    D

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DaAEDC BbBb CBcB DCa

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 2 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 2 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,290 254,700 58 69 91 1204 19455

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 78 20 73,00 61 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe caAcBEDAbBDccECDCECAAEACDCCBceCECBADDC E

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAbDBDBEedAACcdCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  B CBD DAD  a  a BC A C BDE  B   c   D  

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DDAEDCcBcBDECeABEDCa

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN  AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,610 254,700 67 79 117 1603 26196

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 74 22 68,50 57 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADcEDbbaD cECDCECAeEACDCCBDCaECBADDCaE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBbBEebcACaBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABd BDEDc A dAE                 eA E DCD

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DacEDe BbBDECBABcDCD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 12 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM SARSIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,638 254,700 30 38 46 548 9242

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 87 18 82,50 69 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADcBAbBECEABbeBECDCECAbEACDaCBDCd CBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEC  BEBEcACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DE BACBDBBbcAe AEa  CCA C BDE DC  BAEE D

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen  CccAEDCBBcebED bBED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 1 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,725 254,700 54 63 82 1113 18020

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 79 20 74,00 62 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe cDcBAbBE EdeD  ECDCECAeEcCDeCdDCCEeBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBC EC  BEdE AbBDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEABAdBDBBADADBAECBBCCAbCEBDc      A    

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen BCDDAaeCBB BbEDec  D

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE ÇEVİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
409,560 254,700 16 20 22 250 4399

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 94 18 89,50 75 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe  eADBbDAdB ABdCDCECAbEcCDCCBDCdcCBA DCC 

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CA DBDBEedAACaBC ADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABACBDEDbDADBA CBBCCAdCEBDECBBAeBAcE DCD

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DDAEDdBBcBDECBABEDeD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 1 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA AKOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,053 254,700 92 110 164 2568 42270

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 1 35,75 89 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 8 0 8,00 27 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 8 0 8,00 20 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 61 2 60,50 50 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBdDB CEABDA ECDCECAAEACDCCBDC ECBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCA C DBEBEAACBDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik D  BA   BB  AD     B                    

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen d                   

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 12 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL BOLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,915 254,700 96 114 178 2747 45400

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 64 23 58,25 49 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBc De   Ac  cECaCEbeAcbCDCbBbC ECaADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal eBCAEa bBEBb A BeCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEABAC   BADAD   acBCCA b BDE D  eBA E  

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen BdDD b C B B  DC   D

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 3 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 2 5 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA EREL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,290 254,700 114 138 221 3724 61857

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 60 30 52,50 44 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADecDbdBD cECDCECAeEACDCCBDC cCBdDDC E

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEeBeBEedcAC B  ADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BdaBD  bbA  b C   aA    D   B   A E    

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DDcEDdaBcBbECebdcDee

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA NUR ÖZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,503 254,700 72 87 128 1763 28973

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 71 16 67,00 56 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADBcDAcBD BECDCECeAbACDCCBDCdECBADDC E

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAE  bBEC AA   CAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABAC DEDbDA   ECBB  d       BB   A    b 

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DaAcDCd cB  aBeeED D

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE NAZ GÜNER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,155 254,700 64 76 107 1441 23804

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 75 20 70,00 58 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBeADB  EABDe ECaCECAAaACDCCBDCb CBADbC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal aBCAEedbBEBbcACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEABACBD BADA    CBBC A   abE           

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen deDaAEDCBBdBD DecBED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 1 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGEHAN AKBULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
412,603 254,700 14 18 20 217 3918

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 3 30,25 76 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 94 13 90,75 76 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBADe   dBD   CDCECAAEACDCCBDCCcCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAECADBEBbcACBbC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEABACBDBBADAeBAECBBCCACCEBDE DbAABAE   

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen BCDD EDCBBcBDE ecdbD

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BULUT BARUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,733 254,700 123 147 240 4317 71812

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 7 15,25 38 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 12 0 12,00 30 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 53 17 48,75 41 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe cD aADeE  eBD cECDCdCAA cCDC   C        

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal D CbaCcbBcBadACBDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DE                      C BDE D A BA E D

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen e D AEDC BaBDED AcED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 5 0 42
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 2 1 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ECER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,043 254,700 50 58 75 1051 17077

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 78 13 74,75 62 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe bDBBADBEaEbde BECDCECeA ACDCC DCd CBAD  

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEed BEBEcACBD AA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DE BA    BA AD   a  CCAC EBD  DCA BA E  

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen B D AEDCBBcBb DCABED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 0 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 1 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
385,590 254,700 31 39 47 579 9805

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 87 20 82,00 68 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADBEDAbBDABECDCECAAcACDCCBDCdECBADDCbE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBbBEedcACaBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABebBcEDb A  A CB CCd CEBDE  B  BA E  CD

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DDAbDCdaaBDECBAdEDeD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU GÜNDEYERLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,338 254,700 106 128 203 3343 55215

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 61 25 54,75 46 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADdEDbbBc B CDCcCeAEACDCCBDeacCBADDC E

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAdDB BEedcACcBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BAdccEDb A    aBBCC                    

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DcA DddB BD CBed DeD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEM EREN ÇALIŞKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,783 254,700 81 98 145 2115 34955

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 68 17 63,75 53 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBADBE EeBDA EC CECd EACDCbBDCCECBAD C

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAECcbB daAACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DE B  Bc  c      C  C   C BD  D    A    

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen ebD AcbCBccBbEDeAB D

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 2 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZHAN ÇAKMAKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,035 254,700 117 141 226 3848 64115

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 4 25,00 63 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 15,78 15,93 7,23

Toplam: 120 55 13 51,75 43 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBADBb E B bBdCDCEdA EA   C DC  CBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEeADBEBEcACBDC       

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik b  BAC DBBbc cd aa BC A C BD  D         

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 7 0 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 0 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,393 254,700 109 131 210 3450 57063

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 0 11,00 55 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 58 15 54,25 45 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ac DBEDAdBDcBECDCECAbEACDCCBDe  eBADDCCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDB      A   CAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BA Bc D eADBA a  C          B          

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen Da c   c Bb CBAB Dd 

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 1 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ETİRLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,003 254,700 53 62 81 1103 17885

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 80 22 74,50 62 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BeADBEDAABDbBECDCECbAbACDCCdDCCECBADDC E

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBbBEC cACEBCAbDB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BACBDE AbAb b CBBCCA C aDE     Bc E DC 

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen Da dDbBccBDcCBAd Dee

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ DEMİRCİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,410 254,700 137 163 296 5696 95508

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 49 25 42,75 36 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBeADB CEcBDAdECaCEdeeEcCDeeBDCacCcADbC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCA e caEBcAA BDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik  E B  d     A    C  CC  C B             

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen BbD c  Ced  c D    e

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 4 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 4 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN CİRİTCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,138 254,700 116 140 224 3788 63008

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 3 12,25 31 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 55 14 51,50 43 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADcB       Bb   CD         C  D   eBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAbCdDBEdccACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEABACBDBBAD DBA a  CCA d BDE           

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen  dDD   CBdcBbE      

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 4 0 33
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 1 0 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SU KAHYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,378 254,700 128 153 261 4896 81486

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 8 10 5,50 18 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 1 3 0,25 3 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 9 13 5,75 14 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 55 34 46,50 39 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe bDBBADBEC c b eECDCECAdb CDCC DC EaBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal eBbA   cBEBEcAbBDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DdABd  c ecDAeB  a aCdA b     aC c c    

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen c DaAEcCBc Bbd CbdcD

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 1 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 2 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ECER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
409,320 254,700 18 22 24 252 4438

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 94 17 89,75 75 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBADBbCEABDABECDdECAAEACDCaBDeCceBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEebDBEBE ACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEABACBaBBADADB ECBBCCA C BD  bC dBA E D

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen BecaAbDCBBEBbEDCcBED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 4 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ERİLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,295 254,700 141 168 322 6343 106602

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 47 27 40,25 34 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BeADB DAd DcB CDCECeAEACDCCBbbCbCBAbDC E

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal  A eBbBEebAACcBC ADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik      a ab   c    B e    B      c        

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen aa   dec dDdC AB D c

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 3 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE CEYHUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,460 254,700 101 121 193 3073 50726

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 61 19 56,25 47 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADaBAbBa  b   eECDCdddAdACDCCBDC dCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal  BCAEC  BEBEcACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik  EAB  BDaB b    E BB  A                 

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen  CDaAEDCBBa D DebdcD

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ALP UÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,678 254,700 99 119 186 2920 48077

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 9 13 5,75 19 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 9 13 5,75 14 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 65 29 57,75 48 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBADBbC bB  BECaCECbAdACDCCBDCCECBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEe DBEBa ACBDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik eE ed BD accAc cca BbdA C dDE           

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen a DaecDaB aBDEDCcdcD

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 2 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN DENİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,638 254,700 119 143 231 3999 66511

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 13 10,75 27 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 59 35 50,25 42 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe  cADecDAc D  EbDCEadedbCDC BDa ce       

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CA eBbaEebAAC eCAbcB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABACBDEDA Acab C BCbA CEBD CdBAdBA E  CD

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen ac Eea BdeDECBedED D

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 5 3 42
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 2 4 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ALTINPINAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
413,365 254,700 12 16 18 211 3815

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 96 20 91,00 76 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBADBE beBD dbCDCECAbEACDCCBeCCECBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAECcbaEBEcACBeCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEABACBDBBADADBAEaBBCCA CEaDcbDCAABAEEAD

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen BaDDAcDCBdcBD DeABED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 12 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,925 254,700 134 159 281 5353 89546

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 48 15 44,25 37 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe  BADB DAb D cECDCECebEACDCCeDC dCeADbC  

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal       aE     E CcADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BA B ED   D   a B      BD              

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen ca EeC   BDECB d   D

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 3 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BERRA KANAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,703 254,700 136 161 284 5452 91130

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 4 12 1,00 5 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 52 32 44,00 37 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe AD BADBa EeBD BECDCECeAcACDb dDedbCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCeEeb BEBccAaBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik    BAe e   D D   b       bBDd D    A    

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen aaceAceC c eb c bdED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 6 5 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 3 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BOSTANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,768 254,700 56 65 84 1138 18404

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 78 16 74,00 62 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADBEDAdBcABECDCECAAcAbDCeBDCadCBAD CCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBbB e  A  BCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABdCBDEDA ADBAEC BCCA CEBDE  BA  A      

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen Da c a  cBD C AdED b

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 4 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÖREN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
392,885 254,700 28 35 42 473 7965

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 21 7 19,25 64 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 29 7 27,25 68 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 89 19 84,25 70 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADB ADBb EbBDAB dDCECAAEACDCC DeCECBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAaeA BEBcAACBeCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DE eACaDBBADAedbEaBBCaA CEBDECDC ABAEE D

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen   DaAEDCBBdBbED ABcD

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 1 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 0 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 2 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
421,560 254,700 8 12 14 146 2694

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 97 13 93,75 78 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBADBECEbBbABECDCECAAEdCDCCBcCedCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAECdbBEBacACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEAB CBDBBADA    C BCa  CEBDE DCAABAEEAD

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen BCDDAEcCBcEBD DCABED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF OLGUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,468 254,700 121 145 237 4220 69911

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 55 20 50,00 42 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ccADBEDAdBb BEdDCECAAEACDaCBDCCEeBADDCC 

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal  Ab    E     a CAAcB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BA Bc D  A    a B Cd   Ba  B    A     c

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen c  Ece a  DECBAd DC 

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TONGUER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,148 254,700 112 135 217 3626 60028

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 59 23 53,25 44 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe cBADBEDA Bb BdCDCECAAEACDCCBDCCbCBA DCa 

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAbDBbBEeccACcBC dDB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BAeB  D       a   C    BDc  B   A      

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DD bee B BD aBcd Dba

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 1 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,103 254,700 45 53 70 948 15381

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 81 19 76,25 64 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe cBADB DAAeD BEbDCECAAcACDCbBDCCcCBADaC  

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAE BDBEeAAACaBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABACBD DbeA  A a  CCA C BD   BAA AEE DCD

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen Da de BBceDECBcBEDeD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 3 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DİKEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,960 254,700 79 95 139 1945 32319

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 71 24 65,00 54 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BcADBaDbdBDbBECDCECeAEACDCaBDCCbCBADDC E

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBeBEedcACbBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BACBeEDcD     ae daA C BDE  B          

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DecEDeBBcBDECB  ED b

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ÖZKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,470 254,700 149 176 375 8086 137660

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 39 25 32,75 27 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe AD BbDB   eBc   CDCEdeAEACDbCeeC ceBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal eBC be  aEdacA BDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik D  BbC           a        B         E   

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen dd  c  CBacBc      D

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 3 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÇATAKÇİNLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
422,915 254,700 7 10 12 135 2547

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 97 11 94,25 79 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBADBE EABeABECDCECeAEdCDCCBDCCdCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEeADBEBccACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEABbCBDBBADADBAECBBC A CEB a DC     E  

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen BCDDAEDCBBcBDEDCAdED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERKUT SARIBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,745 254,700 84 102 151 2285 37592

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 68 23 62,25 52 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe bDBcADBE Eddb  dCDCECAAEdCDCCBDCCEeBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAECdbBbBEAACBDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DE BA Bc  b        BCCA C BDE D         

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen cdea cDCBBaBDdedeBED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 12 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERSAN DİKBASA N 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,815 254,700 135 160 282 5365 89682

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 49 19 44,25 37 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADccAbe   b D   CDCECeAEACDCCBDCCdCBAbDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBa EC  aEdEAACBDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik    BA     c        B      BD            

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen Bea  EeCdB BD   b ce

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESER SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
432,450 254,700 5 7 8 81 1635

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 102 18 97,50 81 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADBcDAABbABECDCECAAEACDCCBDCCdeBADDCCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBbaEeeAACcdCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABACBDEDbDAcBAECBBCCAeCEBDECBBAABAEEADCD

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DDAEDCBBaaDECBbBEDec

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ABLAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,763 254,700 110 132 213 3472 57627

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 60 24 54,00 45 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADcaADBE EdcDABECDCECAAEACDCeBDedcCBAbDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBC  e  BEBccAdBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik     A cc BcDA   Ea    A   BD       A    

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen eeD AEDCBdaB E ebd D

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 4 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ALTINDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,788 254,700 160 188 443 10377 184032

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 19 9,25 23 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 12,43 12,48 9,79

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 28 34 19,50 16 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe dDccAbea Eda AB CaCbaeAacCD C baecCBdD  

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCdbC baEdcbAdBDCdA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Fen    D   CBc  D e ceae

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 6 3 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 2 4 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitler 1 0 1 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Mitoz 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA EKMEKÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,278 254,700 142 169 323 6344 106622

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 47 28 40,00 33 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BadbB  bd b aEbDCECAAEACDCCeDedECBADDC  

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAbDB aEe  AC BCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BA c  D DA cb b   aA                   

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen eeA  e e BbECdA bee 

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 2 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA ALAGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,570 254,700 63 75 106 1420 23584

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 76 22 70,50 59 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADeEDAeBDABECDCECeAbACDCCBDCCECBADDCCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBbBEedAACcdCAbDB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BA BDED     AEaBBC A CEBDE      A      

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen cecaDaeaaeD CBeBEDeD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKDENİZ GEDİKLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,483 254,700 85 103 152 2294 37761

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 14 8 12,00 30 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 69 27 62,25 52 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADcBAbeb EbBD cECDCECAAEACDCCBDCCECeADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAbedbBEBcAACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DE BdCc cBbDAcc dC BCC  C BDa           

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen c caAED  BcBe DCbBcD

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,883 254,700 93 111 166 2575 42395

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 67 28 60,00 50 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBADeEd cBb aECDCECeAdACDCCBDCadCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEedbBEBEcACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik D  B  BDBB cA  b  BBC d C BDE  C        

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen deaaAEDaBcdBb adcdED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL ALBAYRAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
437,540 254,700 1 2 3 57 1232

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 102 11 99,25 83 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADcBADBECEdBDA ECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEeADBEBacACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEABACB BBA A BAECBBCbA CEBDE DC ABAEEAD

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen eCecAEDCBBcBDEDeABED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 12 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN GÖNÜLCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,253 254,700 129 154 262 4902 81631

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 16 8 14,00 35 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 54 30 46,50 39 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBADea EdBbABdCDCECeAcACDCCBD CcCBA Db

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal D    e b E        A      

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEcBdaBD BcDAac ECBBCbA   aDE           

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen eda Acc BdcBbEaebBED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 7 3 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
432,930 254,700 4 6 7 80 1586

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 101 13 97,75 81 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBADBECEABDABECDCECAbEACDCCBDCCbCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEedDBEBEcACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEABACBDBBb  DBAEbBBCCA C aDEaDCA BAEE D

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen dCDDAEDCBBaBbEDCcBED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,840 254,700 74 89 132 1822 29925

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 71 18 66,50 55 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBaADBE EcBD BECDCECeAEACDCCBDCdECBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEedcBEBEcACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik  E Bc Be B     A a   dA C BDE D    A    

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen B  eccDCBc BD D bBcD

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 12 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN EFE KÜÇÜKKYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,935 254,700 100 120 188 2953 48712

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 65 31 57,25 48 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADcaAbc   bBb   CDCECAAEACDCCBDeCbCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAaCAbBEBaAACBbCcA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik D  BACB BBAD  e  a aCb  b BD  D AbBA E  

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen BdeeAccCaacBbED bdcD

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ABACIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,128 254,700 97 117 182 2787 46026

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 64 23 58,25 49 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe eBADeEDbdB ABECDCEdeA ACDCC DC dCBAD bdE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBe EedAACcBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  e bB EDA A   bbBBC A C BDE B           

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen a  cDC adBD CBcB DeD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 2 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 1 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL UZUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
417,475 254,700 10 14 16 176 3195

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 97 19 92,25 77 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe bD cADeECEABbABECDCECAAEACDCeBbCdcCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal  BCAEeAbBEBEcACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEABAaBDBBADADdAECBBCCd CEBDECaCA BcEEAD

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen BdDDAcDCBBEBDEDeABED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL TEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
349,273 254,700 65 77 109 1470 24255

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 75 20 70,00 58 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBADBECEdBDcdECDCECAbEACDCCBDeCECBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEeeDaEBacACBDCcA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DE BdCBDBB DAD A a d  A   BDE      AE   

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen B eacEDCcc BD    dED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,575 254,700 120 144 235 4213 69797

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 54 17 49,75 41 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADaaADBE Ed   c CaCECAAEACDaCBDC bCBADc 

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal  BCA ed aEBE ACBDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DE BA    BAD     a B  b                 

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen d D A DCB  Bc Db dED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 2 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK BEKTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
399,075 254,700 24 31 36 375 6471

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 4 3 3,25 33 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 92 23 86,25 72 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADeEDAeabcBECDCECeAEACDCCBDCCceBADDCCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAaDBDBECAcACaBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABACBDEDbDADdbECBBCCA CEBDE BBebeAEE   D

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DDAEDCBacBDECBbdcDeD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IŞILTÜRKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,703 254,700 75 90 133 1825 29993

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 72 23 66,25 55 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBeADBb EcBD cECDCECdAEACDCCBDCdcCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal eaCAEC  aEBacACBDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DE B CBe BA d   EaB CdAbC BDc     BA E  

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen cCD AEDadBaBD DCeB D

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAA ALİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,613 254,700 104 126 200 3286 54102

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 61 24 55,00 46 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe  cADBaDA e   dCDCECAbEbCDCCBDeacCBADDC  

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal Ce   baEeAbACaBC ADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BACBcEDADA  d a BCCA C BDE             

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen D cc ecaEBD CBAdED D

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 2 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ATAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,153 254,700 150 177 377 8185 139547

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 7 17,25 43 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 7 0 7,00 18 15,78 15,93 7,23

Toplam: 120 35 11 32,25 27 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe  BADc Db      CDCEaee ACDC eDC cC ADDC  

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal    eB  Ee dACEBC cDB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  B     D D   A          BD C            

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 7 2 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 2 3 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KARTALER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,688 254,700 55 64 83 1115 18037

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 4 3 3,25 33 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 79 19 74,25 62 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BeADBdDAeBD BECDCECAAEACDCCBDe bCBADDC E

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEeBDBdCAAACcBCbADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BACdDE   A    aBaCaA C BDE BB bdAEE  Cb

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen Dc cD BaEBDEC A ED D

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA UFUK BACI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,410 254,700 143 170 329 6746 113549

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 44 22 38,50 32 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBcAbBa    b   CDCECAba CDCCBeeCECBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEecaBEBabACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik D  B  c            Bb   b Bcc           

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen cda    a           D

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 3 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM AKARSU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,465 254,700 60 71 97 1304 21687

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 1 3 0,25 3 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 77 22 71,50 60 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe cBADBEDAdBDA ECDCECAAabCDCCBDadECBADDC E

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBcBEe cAC BC ADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BACBDED c   AEb  CdA C BDE cB  ec    Ce

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen aaAEDdeBaBDECBABcDCD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ARDA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,460 254,700 107 129 206 3386 56045

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 61 26 54,50 45 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBAcBa  eaD  bCaCECAAEACDCCcDCdECBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCA edcBEBcAACBeC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DE BdCBDB AD D   a  C                   

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen BecccEcCBacBbdDaAeED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÜNAYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
408,915 254,700 19 24 26 257 4506

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 18 0 18,00 90 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 93 14 89,50 75 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADBEDbcBbA ECDCECAeEACDCCBDCbcCBADDCCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CA DB BEe cACcdC ADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABACBcEDAbADBA bBBCbA CEBDE BBA BAE  DCD

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DDAEDC B BDECBABEDCD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÜRDAMAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,860 254,700 68 81 120 1657 27141

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 73 20 68,00 57 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBADBc   BDe dCDCECAA ACDCCBbCCECBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAaedbBEBcAAbBDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEAB C  a  D D cEC  C     BDE D  A A E  

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen BdeecEDCBcaBDEDbAdED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 0 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 1 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER ÖZÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,745 254,700 162 190 448 10537 187834

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 12 11,00 28 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 23 19 18,25 15 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe AeBcAbB    BD c CDC d A bCDed  a  C dbDb

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal eB   e  aEd  A BDC b     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik                    B                    

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen        aB        d D

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 3 5 25
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 1 2 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY YELDEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,513 254,700 147 174 367 7943 134835

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 38 18 33,50 28 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe c AbdEDAdBD   CDCEdAeaACDCCBcC c BADDC  

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal  A eBbaEed A     ADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  B     D          CC    B              D

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen    c   c c  C e  D  

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,970 254,700 76 91 135 1910 31697

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 17 8 15,00 50 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 21 8 19,00 48 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 73 31 65,25 54 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBAbBaDAcaDABEbDCECAeEACDCCBeCabCaADDC  

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEeBDBECdAACaBCAAeB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABdCBDEDbeA ab aB CbA eEBDE BB  BA E  C 

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DDAccCdcaBbECe d D a

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 2 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKAZIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,923 254,700 43 51 67 902 14658

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 21 0 21,00 70 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 82 20 77,00 64 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BB DBcDAeBb BECDCECAAEACDCCBDCddCBADDC E

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CbEDBbaEedcACadCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BACBDED  AD A CBBCCA CEBD   B  BAEE aCD

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen D   cCeBcBDECBAdEDec

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MARVA NOORİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,430 254,700 155 183 402 8841 151450

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 4 10,00 25 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 10 0 10,00 25 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 32 12 29,00 24 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe  bBB      d   dE  C  A E CDd  D   CB    

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal      edDaE     BDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DE B              B C A   BDE      A    

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen  b  c  CBc  c  aAB D

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 5 1 42
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 0 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET BALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,575 254,700 102 123 196 3228 53184

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 61 22 55,50 46 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe cBAeBEDAdeb c CDCECAbEACDCCBDeCdCBADbCC 

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAbDBcaECbcACEBC ADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  B CBDEDAc    Ea  C   C BDEC B          

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen e eE e BceDEC       

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,048 254,700 57 67 87 1166 18708

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 9 18,75 47 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 37 0 37,00 93 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 77 15 73,25 61 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe AD ebDe   dBe d CDCEdAA A DCC D dECBADaC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal   CA C  BE  cACBDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DE BACBD BADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEE D

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen decDAEeCB cBD      D

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 0 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 0 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,380 254,700 40 48 64 800 13034

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 82 14 78,50 65 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADBEDA BDe ECDCECAA bCDCCBDCdECBADDe E

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBDBEC AACEBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BdCBDED cADB  b BCCA C BDE  B b A    CD

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen cD bD BBc bbCBAaED D

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 1 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 1 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETYİĞİTGÜNEYSULU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,088 254,700 91 109 163 2565 42245

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 67 28 60,00 50 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BcADBEDAcBDAd CDCECeecACDCCdDeCbCeADDCdE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CA DBbBEebAACcBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BACB EDA A    aB CCA CEBD a     A      

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DaAacdcaaBD CBbBce b

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 7 5 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 4 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK GEZEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
382,660 254,700 36 44 55 648 10677

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 13 0 13,00 43 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 19 0 19,00 48 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 84 12 81,00 68 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADBEDAdBDABECDCECAAEACDC BeCbcCBADDCCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBbBECAcAC BCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  B  BDED       C  C A C BDE B A BA E  CD

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DaAcDdcB BDECBcBcDCD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 1 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 1 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİHA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,063 254,700 69 82 123 1710 28092

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 20 9 17,75 44 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 73 22 67,50 56 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADBEDAABDdB CDCECebEACDCCBDCdECBADDCCb

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal   E         CceCAAeB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABdCcDEabD  aAE B CaA CEBDE  B  eA E Ddb

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen Da  DCdccBDECBbBEDCD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 12 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÇAKICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,490 254,700 111 133 214 3545 58791

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 61 30 53,50 45 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADBcDAABc BbCDCECebEACDCCBDCdcC ADe   

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal C EDBaBEedAACcdCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  B CB Eb DAc AdC BCa  d BDc      A      

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen acAcDb BaeDdCBeecD a

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,015 254,700 80 96 141 2014 33507

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 70 22 64,50 54 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADBEDAdBbA ECDCECAAdACDCCBbCdcCBADDCCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CeEDBbBECdAACadCAcDB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BA B  DcD      B CbA C BD   B   A      

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen aDAa edcaBD CBABcDeD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
392,923 254,700 27 34 41 472 7950

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 16 0 16,00 53 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 23 0 23,00 58 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 88 15 84,25 70 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADBEDAcBbABECDCECAeEdCDCCBbCCcCBADDeCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBDBECdcACcBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABACBDEDADADB  C          E  B ABAE  DCD

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DaAEDaBBcBDECBABcDeD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS YUSUFOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,925 254,700 86 104 154 2360 38811

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 67 22 61,50 51 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BaADB DAdBD B CDCEdeAdACDbbeDCCbCdADDCCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEeB BEe cACaBCcADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  B   D  A A BAECB CbA   BD   B   A E    

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen ae cDe B BDECBABcDCa

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 6 6 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 4 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,175 254,700 34 42 52 608 10211

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 84 10 81,50 68 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBADB  EdBDAB CDCECAAcACDCCBDCCECBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DaCAECbbBEB cACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEAB CBD BADAe   CBBCC  C BDE           

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen  eDD  DCBBdBbEDCABED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELSU KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,353 254,700 48 56 73 994 16108

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 80 17 75,75 63 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBADBbdEABDcBECDCECe EACDCCBeCddCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal aBCAECbDBEBaAACBDCcA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DE B CBcBB  A BA C BC     B E  C d A E  

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen ddDe  DCBBcBDEDCABED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 2 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ SU ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,588 254,700 113 137 220 3712 61567

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 59 26 52,50 44 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe B ADeEDAABD B CDCECdbEACDCCdDCdceBAD   E

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CA DBbBEee A aBCA DB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  B dBDEDAc    ca dCab C BD              

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen ce EDbeBcBb CBbBEDeD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 2 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ TURGUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,643 254,700 152 180 390 8531 145767

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 4 11 1,25 4 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 4 13 0,75 2 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 41 41 30,75 26 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBAceEaAdab cdCDCEdeAbbCDC BDeCdCeADDCC 

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal eA D baEe  AC  CA DB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  Bd   cD  c a Eb  b  d cBea d e   c     

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen bbccee a BDEC AccD  

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 7 4 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 3 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
392,280 254,700 29 36 43 478 8116

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 90 24 84,00 70 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe bDBBADcECEeBcdBECDCECAAcbCDCeBDCCECBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEedbBEBccACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEABdCBeBBADADB EaBBCaAaCEBDE DCA BA   D

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen BeDaAaDCBBcBDEaeABED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KARAÇAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
401,023 254,700 23 29 33 348 6068

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 22 7 20,25 68 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 28 9 25,75 64 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 92 20 87,00 73 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBADBE EABDdBdCDCEdebEACDCCBDCCECBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEedDBEBaAACBeCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEABACBDBBbDADdAddBdCCAdCdBDE DCAdBAdE  

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen a DDA D B aBDEDCABED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 12 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ AKDAGLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,413 254,700 161 189 446 10468 186307

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 19 9,25 23 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 26 29 18,75 16 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe  dcbBbDAddb c CDCdCeA ACDe eDaCcCebbbe  

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal e dDBbBEC cA aBC dDB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik   A   aDb  a                            

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen                  e  

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 3 7 25
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 2 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,658 254,700 130 155 265 5019 83589

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 53 29 45,75 38 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBaADe  EcBDcBECDCECeAEdCDCeBbCCbCdd cb

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal ca   Cc BEdE ACBDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik D  BA B  BA Ae  Ea  a     BD       A E  

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen  ec  ceCBBa baDCAdEe

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 7 4 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 4 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZIK KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
413,028 254,700 13 17 19 214 3862

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 31 1 30,75 77 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 95 17 90,75 76 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBADBECEABDABEbDCEbAdEbCDeCdDCCceBAaDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal cBCbECADBEacAACBDCeA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEABACBDBBADA d EC BCC CCEBDE DCAABA E  

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen BCDDAEeCBBEBDEDCABEe

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 4 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR GÖRGÜÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,238 254,700 20 25 28 283 4972

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 22 7 20,25 68 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 31 7 29,25 73 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 94 21 88,75 74 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BaADB DAdBDAeECDCECAAdACDCCBDCCdCBADDCCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEeBbBECdcACEBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABdCBDEDAbADcb aBBCCAbbEBDECBB ABAEEADCD

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen cDAEDd BcBDECBbBED a

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 2 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR SUDE DURMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,028 254,700 78 94 138 1942 32269

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 73 33 64,75 54 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ceAbadDA BDcBECDCECebbACDCdB CCcCeADbCCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBbcECdAACbBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BACBDcDADAecA aBBCCd b BDE BB   A   DbD

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DaAEedcda DECBAdEDee

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 4 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 2 4 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİL AZRA AYTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
376,878 254,700 39 47 60 764 12488

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 85 24 79,00 66 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe bDcBADccCEABDABECDCECAbEACDCCBDCdcCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal cBCAEecDBEBccACBDCdA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEABACBa BADADBAECBBCCA C BD  DC deA    

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen cdDa EDCBBaebEDCbBcD

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKÇA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,648 254,700 103 125 199 3282 54077

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 58 10 55,50 46 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBeADB  EdBb BECDCECAAEACDC BDCC CBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBC  CAbBEBcAA BDCbA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik D  BA         c c  BC   C BD       A    

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen     c  Ca        B D

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 0 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 0 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
413,655 254,700 11 15 17 208 3779

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 32 6 30,50 76 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 96 19 91,25 76 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADBEDAcBDABECDCECAAdACDCCBDCC CBADbCCb

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBbB edAAC BCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABACBDEDbDAcBAEbBBCCA CEBDEdBBAAeAEEA Cb

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen aDAEeCBBaBbECBbBEeCD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 1 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSAN GÜRSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,493 254,700 105 127 202 3337 55081

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 62 29 54,75 46 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ceADBdDA BbABECaCECeAcACDdCBDeCbCBADDC b

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CeEDBDBEedAACaBCAdDB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  B   DEDb A  b a   C    BDE      A      

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DccbDdddaBbECBcBEDeD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 4 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 2 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN GÜNDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
374,983 254,700 41 49 65 811 13171

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 20 9 17,75 44 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 84 23 78,25 65 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBADBECEdeD BECDCECecaACDCCBeCCdCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAECdbBEBa ACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik bEABAaBDBB cAD   C  Cae CbBDECb  e dEE D

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen BCDDAceCBBcBDEDCAdED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 4 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ALTINDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,683 254,700 157 185 407 8952 153773

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 11 16,25 41 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 4 9 1,75 4 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 38 37 28,75 24 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe cBADdaDbde     DCECAAEcCDCCdDb Eb   bC E

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBbBEebbACcBC AbB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  e  dDbDc      a   a  e BDc      c      

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen aeca d d  D acb  Deb

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 2 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ANIL ŞİMŞEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,453 254,700 138 164 298 5770 96763

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 48 22 42,50 35 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADcBADBb  edD   CDCECAAEACDCCdDadcCeADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DaCAEd DaEBa A BDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik                     d A acBDb           

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen eeaD   CB EcbE     D

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 4 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,403 254,700 122 146 238 4272 71066

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 9 13,75 34 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 54 20 49,00 41 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe  BAceEeAdce B CDC dA EdCcCCBDC          

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAbDBDBEC      CAdDB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABACBDED b   A aBBCCA C BDE  B          

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen Dacc C ecBD CB  ae D

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 7 1 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 1 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜ AKDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,470 254,700 83 101 149 2162 35805

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 68 19 63,25 53 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBADB   dBb ecCDCECAeEACDCCBDCCcCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAECbbBEBEcACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DE BACBaBBA Ab  Ea BCbA d BDc           

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen cea A DC   e      ED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA NARMANLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
412,328 254,700 15 19 21 224 3961

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 95 17 90,75 76 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBADBECccBeABECDCECAAEACDCCBDCdEeBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEedbBEBccACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEABACBDBBbDAe bECB CaA CEBDE DCA BAE   

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen dCDDAEDCBcEBDEDCcBED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 12 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RENGİN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,188 254,700 98 118 184 2891 47648

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 19 0 19,00 63 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 19 0 19,00 48 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 64 25 57,75 48 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe AD BADBECEdBccdECDCEdeAbACDC  DCdcCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCA C bcEeEcACBD  b     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEABACBDBB          CCA CEBDEC          

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen cbDcccDCd  cD DbbcdD

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 2 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 2 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ROHAT BALIKÇI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,393 254,700 156 184 405 8909 152845

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 15 11,25 28 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 37 33 28,75 24 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe AbccADB    B  c CDCbdeAc CDeCBcddce e DC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAbC bBEBaeACBDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEc d cc  e A              DE           

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen dCebcbba c B d     D

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 6 4 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 3 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA TUNCER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,555 254,700 124 148 243 4327 72022

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 57 30 49,50 41 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADBbDAcBDABECDCbCAAEACDCCBeCdcCBADDC E

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CA DBbcEedcACcdCcADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik dBAea dcAeADa    BdC                    

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen aDA ce d BcECde   Ce

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA ÇAKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,038 254,700 133 158 273 5194 86846

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 5 16,75 42 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 48 13 44,75 37 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe Bcbb  DAABa    D  CAAEACDCC DCC a       

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal        EC c  c   ADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik A  aB  DADADBAECBBCCA CEBD   B        C 

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen eaA eCB   a      e  

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 6 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 0 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET POYRAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,205 254,700 127 151 249 4556 75824

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 15,78 15,93 7,23

Toplam: 120 52 15 48,25 40 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe AD BADBEbE BDABECDCbCAecACDCdBDe cCBAcDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal e C  ec BEBacACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DE BACB BB DAc bE   C                   

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 7 5 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE SULTAN BAYRAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
382,353 254,700 37 45 57 654 10772

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 85 17 80,75 67 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADBEDbdBcbBECDCECAbEACDCCdDeCECBADDCCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBbBECbAACaBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABACBDE ADA Bb CBBCCb   B E BB          

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DDAEDCBBcBbcCBABcDeD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH YAZAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
429,013 254,700 6 9 10 95 1920

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 99 11 96,25 80 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBADBECEABbABECDCECAA ACDCCBDCCceBA  C

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEeADBEBEcACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEABAaBeBBAbA  A CBBCCA CEBDEaDCA BAEE D

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen BCD AEDCBBEBDdDeABED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 0 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAMİL ESAT ERASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,580 254,700 140 166 302 5837 97897

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 15,78 15,93 7,23

Toplam: 120 46 14 42,50 35 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADeaDAeBD cECDCECAAaACDCCBDCdcCBADDCaE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAbDBbBEeecACaBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  B                                      

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
409,493 254,700 17 21 23 251 4409

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 95 21 89,75 75 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBaADeECEdBDcBECDCECeAEbCDCCBbCCECBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEe DBEBbcACBDCeA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEABACaDBBADADBbECBBCCAbCaBDECaCA BAEE D

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen BdDaAEDCBBbBD DeABcD

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 12 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SENA HAMZAÇEBİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,448 254,700 154 182 395 8684 148737

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 35 20 30,00 25 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe cDceAbec  eB    C CEC AEACDCCBbC cCaADDe

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal      e baEB AA BDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik    BA     b      a B      aD            

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen     c  e d B  D    D

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 3 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 1 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SERDAR ÖLÇÜCÜER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,013 254,700 88 106 156 2406 39443

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 66 20 61,00 51 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe  BADeEDbeBc  ECDCECAAdbCDCCBDC ceB b    

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAbDBbBEC  ACaBC ADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABA Be DA   aAECB CbA C BDE BB   A b   D

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DD aDCBcaBbECB   D  

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 3 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİNÇ BİRİNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
398,073 254,700 25 32 38 396 6680

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 22 7 20,25 68 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 30 8 28,00 70 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 92 23 86,25 72 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBADBabEABDABECDCECAbEACDCCBDCCECBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCA CdbBEBc ACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEABbCBDBBAcA BbEaBdCCAaeEBDECDCAeBAEE D

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen cbcaccDaB cBDEDeABED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 12 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 0 2 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GÜLAY GÜLCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
371,725 254,700 42 50 66 879 14344

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 82 18 77,50 65 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADBEDA BDABECDCECAbEACDCCeDCCECBADDCCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBbBECbAACcBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  Bb B ED cAc AE  cCb  C BDE BB A A    bc

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DD aDd BcBDECBedcDCD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN DİNSEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,328 254,700 148 175 371 8034 136488

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 15,78 15,93 7,23

Toplam: 120 39 23 33,25 28 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe  BAbBbDAbaD B CcCEadecACDCC DCCECBADDC E

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal C deBbaEedbAacBC AD      

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik   A   b     d ba        aDE  B   A      

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 1 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 3 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SİMAY ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,840 254,700 153 181 393 8661 148232

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 6 19,50 49 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 1,75 35 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 34 15 30,25 25 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe  BA BED  eDbcECDC dAAE C CC DCdcC AD    

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal C     BEC  A aB      a BA

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik   d              B       D   B          

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen b Ad dcd      e  D  

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 7 1 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 0 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 1 0 50
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE ÖZYURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
420,763 254,700 9 13 15 150 2776

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 20 8 18,00 60 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 30 8 28,00 70 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 98 18 93,50 78 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADBbDAcBb BECDCECAAEACDCCBDCdECBADDCCd

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBeBEeAAAC BCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABACBDEDbDAc baCBBCacbCEdD CBBAABAEEADCD

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DaAEDCBacBDECBABEDCD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 12 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,445 254,700 139 165 299 5772 96769

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 7 9 4,75 12 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 49 27 42,25 35 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe bDaa DBc  cBD BECDCEaeAdbbDCCBDeCcCBAD  

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal eBCAEC   E c A BDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik D   d c  BbDA  e C    c dcaDc      A    

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen  bD  a CB EBD DC dcD

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 7 4 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
435,163 254,700 3 4 5 66 1419

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 1 36,75 92 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 101 10 98,50 82 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe  BADBEDAABDABdCDCECAAEACDCCBDC ECBADDCCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBbBEeAAACaBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABACBDEDADADBAECBBCCACC BDE BB bBAEE D D

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen aaAEDCa bBD CBABEDaD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 12 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,215 254,700 90 108 162 2517 41426

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 64 14 60,50 50 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe bD BADBECEeBD BECaCECAAEACDaCBDC dCBADbC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEe  a BEcACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DE BdCB B ce     CB   A            A    

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen  d   bDCBB BD    BED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA YAVUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,305 254,700 46 54 71 968 15718

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 81 19 76,25 64 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBeADBE EABDAdECDCECAAEbCDCCBDCCECBADDb

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEeebBEBEcACBDCeA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEABAdBD B bA eA C BC     BDE    A A    

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen BeDaAEeCBccBDEDeABcD

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞSEM ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,120 254,700 66 78 112 1512 24842

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 74 18 69,50 58 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBeADBE EdBD B CDCECAAEACDCCBDCddCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DcCAEebbaEBccACBDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DE B CBDBBADAD    BBCd    BDEa          

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen BeDa cDCBBcBbE C B D

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKER DURU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
436,815 254,700 2 3 4 61 1295

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 102 12 99,00 83 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADBEDbABDABECDCECAbEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBbBEeAcACcBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABACBDEDbDAcBeaCBBCaA CEBDE BB  BAEE DCD

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DDAEDCBBcBDECBABEDC 

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 12 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR BIYIKOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,800 254,700 61 73 103 1382 23001

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 8 0 8,00 27 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 9 0 9,00 23 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 73 9 70,75 59 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBADBEC ABDAB CDCECAAEACDCCBDCd eBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal cBCA CADBEcdAAbBDC d     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEABA   B        C B               A    

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen BdDDA DCBB BDEDeABED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 0 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSEL YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,093 254,700 144 171 332 6770 113992

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 9 13,75 34 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 43 20 38,00 32 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe   ADBaDbeBD   CDCECAecdCDCeBea          

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBb  e  ACcdCcADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BdaBDE  DA    C BCC         B   A      

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen a c D    da CB   D  

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 5 3 42
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 2 5 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
VOLKAN ABUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,268 254,700 73 88 129 1774 29110

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 72 20 67,00 56 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe cBADBEDAABDABECDCECAeEACDCCB C ECBADbCCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal Ce DB BceddAbEdCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABACBaEDbDA a  CBB C Ca     B           

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DecEDCa bBD CBABcD a

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 12 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 1 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KAAN MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,100 254,700 52 61 79 1079 17460

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 80 21 74,75 62 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe aBADeEDAeBDA ECDCECAAbACDCeBDCCcCBADDCCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBcBEedAACEBCAAeB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABAdBDE bDA B EaB CdAC        AA AE     

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DaAEbCeBEBbdCBcBEDeD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 3 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ PEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,338 254,700 158 186 437 10125 178520

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 15 12,25 31 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 15,78 15,93 7,23

Toplam: 120 27 22 21,50 18 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe bD Bebe     Db b aCEbAbcACDCdBeCdbCcA DC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCA ecbaEda   BDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik       B      e A                        

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 7 4 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 4 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ÇOBANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,433 254,700 87 105 155 2385 39141

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 67 22 61,50 51 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADBbDbbBb BECbCECeAbddDCCBDCCECBADDC E

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBeBEebcACcBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BbC  ED  A   aC BCC  C BDE BB   A E    

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen        Bceb CccBEDeD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN EYLÜL OLCAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,485 254,700 49 57 74 1019 16478

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 2 30,50 76 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 78 10 75,50 63 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADBEDA BDA ECDCECe EACDe B C ECBADDC E

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBDBE dAACcBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BA BDcDb A  AEC BCCA     E    A A E  C 

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DaA D  BcBDEaBAB DeD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 1 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 1 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,905 254,700 132 157 272 5136 85779

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 52 27 45,25 38 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBeADB  EdBDcBECDCEdAAEACDdeBDCbd      

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAECdcBEBaAACBDC d     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik ec B  cD  bb   bEC   CA   BD            

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen  eDc  eCBcbaD a eB e

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 6 3 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YELDA EŞKİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,165 254,700 146 173 364 7819 132521

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 43 37 33,75 28 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe acAeB Dbdeb e CDCECebcACDCdBDCdbCdADbC  

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal C  cBacEe cACcBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik     dD Dc  D     da c C BDb             

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DcAaed e BD CdedaD D

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 4 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 4 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT HASAN EYÜPOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,208 254,700 59 70 92 1208 19492

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 79 25 72,75 61 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ceADBcbAdBDbBECDCECA     CCcDCadCBADDC E

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAdDBbBECAcACaBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik eBAaBDEDA  DBeECBBCCAdCdBDE BBc BA     D

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DaAbed BcBDECBABEDeD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 7 2 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 1 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT YASAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,560 254,700 151 179 386 8385 143119

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 37 22 31,50 26 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBbDBaDAee  e aDCbCAbcdCDCCBDCdcCBADDC  

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAdbBbaEC      CAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  B b    c ca      C     a    B          

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen D  c                

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF İSA ŞEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,685 254,700 163 191 460 10978 198048

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 16 9 13,75 11 62,91 63,50 39,57

TYT Matematik ABdCBaEbbDAD AaC              A         

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DDAccbB    dC       

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZAHİD NABİ ÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
402,413 254,700 22 28 31 325 5748

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 92 18 87,50 73 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADBaDAdBDABdCDCECAeEACDCCBDCCECBADcCCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBbBECAcACEBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABACBaEDADADcdcC BCbACCEBDECBBc         

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DaAcDCBBcBDEaBABcDCD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 12 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,790 254,700 47 55 72 983 15919

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 80 16 76,00 63 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe bDBBADBECEdBDABECDCECAbEACDCC  C cCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCA e DaEBEAACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DE BAbB BB DAe   bBBCCA d BDE  C  eA    

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen ddDD  DCBa BDEDeABcD

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 1 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 1 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇAKICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,935 254,700 94 112 168 2620 43103

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 66 25 59,75 50 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADaEDAeBDABECDCECecbACD*CBDCCEeBADDdCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBbaEeAeAbbBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik   A d    b c   a BCC    BDcb B        CD

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen aa  Dd BaBDECBbB DCD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 3 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELKATMIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,713 254,700 95 113 172 2669 44021

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 64 19 59,25 49 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBADB  bdBD B CDCECAAbACDCbBDaCECBADbb

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DaCA Cb BEBbbACBDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DE BACBD  c  e  c   Cb  CEBD   C        

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen d DeAE C B e Eb  BED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 4 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SARIBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,578 254,700 26 33 40 442 7527

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 89 16 85,00 71 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADBEDAABbABECDCECAeEACDCCBDC dCBADDCCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBbBECc ACEBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABACBaEDADADae b BCCA C BDE BB AeA      

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen aD EbCaBcBDECBABcDbD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 2 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TONGUÇER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,430 254,700 145 172 338 6917 116371

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 163 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 26,71 26,94 19,21

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,67 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,20 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,43 12,48 9,79

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 13,30 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 2,48 0,81

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 15,78 15,93 7,23

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,17 2,17 0,68

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,37 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,45 2,54 1,16

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 7,99 8,14 3,34

Toplam: 120 46 33 37,75 31 62,91 63,50 39,57

TYT Türkçe BaADeEDAbBDcdcCcbbCAAEACDCeBDCdECaADae  

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal aA DBbBEeecACEBC cDB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BA  c D   e   C        B               

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen aa EebBd BccaBbe D e

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 4 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
*İN*R ÇN*L 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,263 254,700 12 192 477 11720 216265

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 12 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 27 1,25 3 26,54 26,94 19,21

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,38 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,23 1,90 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,02 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,60 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 3 7 1,25 6 11,23 12,48 9,79

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 11,65 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,98 2,48 0,81

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3 13,62 15,93 7,23

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,85 2,17 0,68

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,73 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,81 2,54 1,16

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 8,40 8,14 3,34

Toplam: 120 14 41 3,75 3 59,79 63,50 39,57

TYT Türkçe bDBceecadEbccedabcbEdcdcAdeCdaDaCde     

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DaabdCbaeE               

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik bb   dd    c                            

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen B aa   C           D

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 1 8 8
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 2 5 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN TURAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,400 254,700 10 162 285 5473 91487

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 12 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 6 23,50 59 26,54 26,94 19,21

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,38 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,23 1,90 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,02 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,23 12,48 9,79

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 11,65 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,98 2,48 0,81

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5 13,62 15,93 7,23

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,85 2,17 0,68

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,73 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,81 2,54 1,16

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 8,40 8,14 3,34

Toplam: 120 50 25 43,75 36 59,79 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBa DeE EcBbABECDC CAAd CDC  D   CBADcC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBC  Cd aEdc ACB CAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik Db Bb ce  AbA    a ee                   

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen cdca cDCBB BbEDeAB D

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 7 1 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 1 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL DİŞLİ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
405,003 254,700 1 26 29 298 5219

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 12 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,54 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,23 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,02 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,23 12,48 9,79

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 11,65 13,45 6,42

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,98 2,48 0,81

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 13,62 15,93 7,23

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,85 2,17 0,68

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,73 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,81 2,54 1,16

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,40 8,14 3,34

Toplam: 120 93 19 88,25 74 59,79 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBaADBcCEdBDceECDCECAAcACDCCBDCdECBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAECbDBEBcAACBDCdA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEABACBDB b A BAECBBCaA CEBDE eCA BAcE  

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen eCDDAEeCBBcBDEDecBED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARAYEĞİT 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,303 254,700 7 97 143 2048 33969

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 12 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 26,54 26,94 19,21

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,38 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,23 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,02 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,23 12,48 9,79

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 11,65 13,45 6,42

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,98 2,48 0,81

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 13,62 15,93 7,23

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,85 2,17 0,68

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,73 3,44 1,50

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,81 2,54 1,16

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,40 8,14 3,34

Toplam: 120 71 28 64,00 53 59,79 63,50 39,57

TYT Türkçe bDBBADBa EcBbcB CaCECAeEACDCCBDbdECBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal eBCAbeeDBEBccACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik D  BedBD BbDA a EC d aA b  DE      A E  

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen eCaaAccCBBaBDEDCABED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BORA KESKİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,888 254,700 8 115 179 2749 45411

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 12 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,54 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,23 1,90 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,02 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,23 12,48 9,79

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 11,65 13,45 6,42

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,98 2,48 0,81

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 13,62 15,93 7,23

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,85 2,17 0,68

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,73 3,44 1,50

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,81 2,54 1,16

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 8,40 8,14 3,34

Toplam: 120 66 29 58,75 49 59,79 63,50 39,57

TYT Türkçe aaADeEDccBaABECDCECAAEACDCCBDeddCBADDCCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBbBECAeACceCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BAbBeED DA dA a  C              A     D

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen caAcedcBaBbECBddEDea

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DUA SADİOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,235 254,700 3 66 86 1156 18630

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 12 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,54 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,23 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,02 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,23 12,48 9,79

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 11,65 13,45 6,42

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,98 2,48 0,81

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 13,62 15,93 7,23

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,85 2,17 0,68

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,73 3,44 1,50

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,81 2,54 1,16

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 8,40 8,14 3,34

Toplam: 120 80 25 73,75 61 59,79 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBADeECEeBcAeECDCECebEACDCCBeC cCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEadeBEBacACBDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DE BACBeBBAcA  eECBBCCAbC BDE DC  BA E  

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen deDaccDCBa BDaDe  ED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EDANAS HAÇAT 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,100 254,700 4 72 100 1365 22843

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 12 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,54 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,23 1,90 1,50

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,02 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 11,23 12,48 9,79

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 11,65 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,98 2,48 0,81

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 13,62 15,93 7,23

Fizik 7 5 0 5,00 71 1,85 2,17 0,68

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,73 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,81 2,54 1,16

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 8,40 8,14 3,34

Toplam: 120 73 8 71,00 59 59,79 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBADBaCEABDABECDCECAAEcCDCCBDCCcCBAaDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAbCADBEBE ACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEAB  BDB  D DB abB  C     D            

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen BCDD  Da         B  

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YUSUF TAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,898 254,700 6 85 126 1754 28765

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 12 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 26,54 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,23 1,90 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,02 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,60 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,23 12,48 9,79

Matematik-1 30 18 11 15,25 51 11,65 13,45 6,42

Geometri 10 7 2 6,50 65 1,98 2,48 0,81

TYT Matematik 40 25 13 21,75 54 13,62 15,93 7,23

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,85 2,17 0,68

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,73 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,81 2,54 1,16

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 8,40 8,14 3,34

Toplam: 120 77 41 66,75 56 59,79 63,50 39,57

TYT Türkçe bDeBADBcbEbBaccbCDCECAAdACDCCcDbCbCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAECcbBEBadAdBeCbA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEABeCBaBBbccDaeEaBBCaA CcBDEaDC dBAEEbD

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen BdaaAcDCBBaBbEcCABcD

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 4 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 2 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ÖZTÜRK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,795 254,700 9 122 195 3173 52116

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 12 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,54 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,23 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,02 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,23 12,48 9,79

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 11,65 13,45 6,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,98 2,48 0,81

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 13,62 15,93 7,23

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,85 2,17 0,68

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,73 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,81 2,54 1,16

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 8,40 8,14 3,34

Toplam: 120 62 24 56,00 47 59,79 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBAbBE EdBDAeECDCECeecACDCeBDeacCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal eBCAEC DBEBccACBeC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DE  A  c  ADA  b C BCC  C BD       A    

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen  ea c  CBB aD a bdcD

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 4 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 4 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ÇİFTCİ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,518 254,700 11 167 312 6150 103528

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 12 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 26,54 26,94 19,21

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,38 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,23 1,90 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,02 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,60 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 11,23 12,48 9,79

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 11,65 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,98 2,48 0,81

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 13,62 15,93 7,23

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,85 2,17 0,68

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,73 3,44 1,50

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,81 2,54 1,16

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 8,40 8,14 3,34

Toplam: 120 45 16 41,00 34 59,79 63,50 39,57

TYT Türkçe AD BAbBa  dBb B CDCECebEACDCCBDCCbCBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal                BDCcb     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik D  B   DeBc  Da  b BCCA a BDd           

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen        C      e A  D

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ KORKMAZ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,695 254,700 2 37 44 516 8731

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 12 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 26,54 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,23 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,02 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,23 12,48 9,79

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 11,65 13,45 6,42

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,98 2,48 0,81

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 13,62 15,93 7,23

Fizik 7 7 0 7,00 100 1,85 2,17 0,68

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,73 3,44 1,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,81 2,54 1,16

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,40 8,14 3,34

Toplam: 120 87 15 83,25 69 59,79 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADeEDAdBD eECDCECAAEACDCCBDCCECBAbDCCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDabBEedcACcBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BAeB EDbcA   EC BCCA C BDE BB   A     D

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DDAEDCBBcBDECBbBEDCD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF DENİZ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,380 254,700 5 83 124 1735 28497

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 12 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,54 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,23 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,02 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,23 12,48 9,79

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 11,65 13,45 6,42

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,98 2,48 0,81

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 13,62 15,93 7,23

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,85 2,17 0,68

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,73 3,44 1,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,81 2,54 1,16

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,40 8,14 3,34

Toplam: 120 73 23 67,25 56 59,79 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBADBEeEcBDABECcCECeAEACDCCBDCCcbBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAbeebaEBacACBDCbA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEABdCBDBBAeA  A    d            d A    

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen BeDaAEcCBBcBD aCABED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİT ALÇİÇEK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
470,188 254,700 1 1 1 4 89

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 16 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,41 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,25 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,09 1,90 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,12 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,56 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,03 12,48 9,79

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 16,67 13,45 6,42

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,89 2,48 0,81

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 19,56 15,93 7,23

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,52 2,17 0,68

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,09 3,44 1,50

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,28 2,54 1,16

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,89 8,14 3,34

Toplam: 120 112 8 110,00 92 72,89 63,50 39,57

TYT Türkçe BBADBEDAABDABECDCECAbEACDCCcDCCcCBADDCCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBbBEeAAACcBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DDAEDddBEBDECBABEDCD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ARDA AKKOYUN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,338 254,700 7 59 76 1064 17357

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 16 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 29,41 26,94 19,21

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 4,25 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,09 1,90 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,12 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,56 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 14,03 12,48 9,79

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 16,67 13,45 6,42

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,89 2,48 0,81

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 19,56 15,93 7,23

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,52 2,17 0,68

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,09 3,44 1,50

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,28 2,54 1,16

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 9,89 8,14 3,34

Toplam: 120 81 25 74,75 62 72,89 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBAbeECEcBbeedCDCECeAEACDCCBDCaECBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCe e baEdc ACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEABAdBDBBAeADBAEb BCCA CEBDE DC ABA    

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen ebcDAEDCBacBDE  ea D

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 12 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DURAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
400,728 254,700 6 30 34 352 6132

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 16 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 29,41 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 4,25 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,09 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,12 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,56 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,03 12,48 9,79

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 16,67 13,45 6,42

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,89 2,48 0,81

TYT Matematik 40 32 0 32,00 80 19,56 15,93 7,23

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,52 2,17 0,68

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,09 3,44 1,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,28 2,54 1,16

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 9,89 8,14 3,34

Toplam: 120 90 13 86,75 72 72,89 63,50 39,57

TYT Türkçe ADB ADBE EdBDA ECDCad e ACDCCBDCdECBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal D CAEedDBEBccACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEAB CBDBBADAD AECBBCCACC BDE DC  BAEE  

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen d DaAE CBBaBD DeABED

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 0 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 1 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES YAVUZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,648 254,700 8 68 88 1180 18913

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 16 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 29,41 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,25 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,09 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,12 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,56 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,03 12,48 9,79

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 16,67 13,45 6,42

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,89 2,48 0,81

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 19,56 15,93 7,23

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,52 2,17 0,68

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,09 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,28 2,54 1,16

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 9,89 8,14 3,34

Toplam: 120 79 22 73,50 61 72,89 63,50 39,57

TYT Türkçe BB DBEDAdaD BdCDCEdAAEACDCeBDCdbCBADDC E

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBbBEedAACcdC ADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BACBDEDADA BA CBBCdA C BDE B    A    C 

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen DaAcDbeBbBbdCBdBcDCD

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ŞEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,720 254,700 14 136 219 3649 60450

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 16 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 29,41 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,25 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,09 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,12 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,56 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,03 12,48 9,79

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 16,67 13,45 6,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,89 2,48 0,81

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 19,56 15,93 7,23

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,52 2,17 0,68

Kimya 7 2 4 1,00 14 4,09 3,44 1,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,28 2,54 1,16

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 9,89 8,14 3,34

Toplam: 120 61 33 52,75 44 72,89 63,50 39,57

TYT Türkçe aBAbBEDbeBD BECDCECAdcACDCCBeC ceBe    E

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAEDBbBECdcACcBCbADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  BACBDb ADd  ba  aCab CEBD   B   A      

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen beAEDbacdBc CeddEDCc

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 2 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ALP KÜLLÜK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,833 254,700 11 99 147 2144 35594

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 16 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,41 26,94 19,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,25 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,09 1,90 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,12 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,56 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 14,03 12,48 9,79

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 16,67 13,45 6,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,89 2,48 0,81

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 19,56 15,93 7,23

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,52 2,17 0,68

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,09 3,44 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,28 2,54 1,16

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 9,89 8,14 3,34

Toplam: 120 69 22 63,50 53 72,89 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBBADBECceBDABECaCECAAbbCDCCBDCCECBADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal eBCAEed aEBccACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DEABACBc  Ac aa                         

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen BdDDcEbCBBaeDEDeABcD

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAVİN SOYTAŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,080 254,700 10 93 137 1939 32236

Puanı Hesaplanan: 192 479 11904 222110

Katılımlar: 16 192 481 12166 229276

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,41 26,94 19,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,25 3,70 2,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,09 1,90 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,12 2,68 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,56 4,19 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,03 12,48 9,79

Matematik-1 30 14 9 11,75 39 16,67 13,45 6,42

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,89 2,48 0,81

TYT Matematik 40 15 11 12,25 31 19,56 15,93 7,23

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 2,52 2,17 0,68

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,09 3,44 1,50

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,28 2,54 1,16

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 9,89 8,14 3,34

Toplam: 120 72 27 65,25 54 72,89 63,50 39,57

TYT Türkçe ADBaADBECEcaDAdECDCECAeEACDCCBDCCECBADcC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCAEe bBEB cACBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DcABdCda BcDAaa Ea BCaA   BDE b    A b  

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen cdecc  CBd BDED  BcD

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 12 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
