
SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEN NİSA SÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
297,518 244,370 32 37 38 130 430

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
238,245 218,360 20 23 25 175 583

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 25 1 24,75 80 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 8 0 8,00 89 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 33 1 32,75 82 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 8 5 6,75 48 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 3 5 1,75 13 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 16 13 12,75 32 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 91 37 81,17 29 73,30 74,87 77,74

Matematik DCDDA ECAEBACDDDACBCDEDC  a  DBBDDEB DDC

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri BAEBcaCCdBeAc d Edb   E AceE ab DEEAb   

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 1 1 50
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
Kan Damarları 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,673 191,880 75 81 133 529 1474

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
171,513 244,370 74 80 143 665 1524

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
148,508 218,360 76 82 145 698 1678

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Türkçe 6 1 4 0,00 0 0,47 0,44 1,29

Edebiyat 18 0 12 -3,00 -17 0,83 0,77 2,30

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 0,55 0,51 1,23

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,49 0,45 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 24 0,00 0 2,35 2,18 5,94

Matematik-2 31 1 6 -0,50 -2 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 1 0 1,00 11 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 2 6 0,50 1 20,82 21,61 14,02

Toplam: 280 50 53 36,17 13 73,30 74,87 77,74

Edebiyat-Sosyal-1 deeCa e b acbdc   dbacd  bE bbcA cBdbEcC

Cevap Anahtarı B BCCCCADEDCEBCADABBBCDEEDECEBADBADEBADEDC

Matematik         ca  A     ce      d  a    D     

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 2 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Gezi Yazısı 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Öğretici Metinler, Özellikleri ve Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Emeviler 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN ULUDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
276,611 191,880 2 2 5 45 89

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
175,743 244,370 69 75 135 642 1458

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
216,293 218,360 38 43 58 325 837

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,47 0,44 1,29

Edebiyat 18 12 2 11,50 64 0,83 0,77 2,30

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 0,55 0,51 1,23

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,49 0,45 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 11 20,25 51 2,35 2,18 5,94

Tarih-2 11 4 7 2,25 20 0,12 0,11 0,48

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 0,28 0,26 1,10

Felsefe 6 3 3 2,25 38 0,04 0,04 0,39

Felsefe Grubu 6 6 0 6,00 100 0,12 0,11 0,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 0,12 0,11 0,67

Sosyal-2 40 25 15 21,25 53 0,69 0,64 2,99

Matematik-2 31 2 4 1,00 3 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 1 0 1,00 11 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 3 4 2,00 5 20,82 21,61 14,02

Toplam: 280 93 53 79,17 28 73,30 74,87 77,74

Edebiyat-Sosyal-1 CCeeCEBCAAeED aC EED  BBE eaeADb dbEDdBA

Cevap Anahtarı A CCBCCEBCAADEDCBCDEEDADBBEBADBADEECDEDCBA

Sosyal-2 adaDAbACdcaDBDECCbbEbBdAaCEcADBCADeeCADE

Cevap Anahtarı A BCDDAEACEBEDBDECCEDEABBAECEBADBCADBDCADE

Matematik Dbc      Ed e                         D 

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Konularına Göre Şiir Türleri 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Gezi Yazısı 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Öğretici Metinler, Özellikleri ve Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Emeviler 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Lonca Teşkilatı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 2 1 1 50
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 1 0 100
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kişilik ve Ölçümü 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 1 0 100
Aile 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Çıkarım 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 2 2 0 100
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA GÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
219,718 244,370 51 57 86 389 888

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
178,475 218,360 64 70 117 583 1322

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 12 2 11,50 37 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 12 3 11,25 28 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 2 1 1,75 13 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 3 2 2,50 19 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 8 7 6,25 16 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 62 33 53,17 19 73,30 74,87 77,74

Matematik DCD A  CA  AC   A Bb  DC c         d    

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri B     C   e   d  eCB  E    de C DdEd    

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KARDAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
207,918 244,370 59 65 100 462 1010

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
162,490 218,360 72 78 136 645 1514

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 5 2 4,50 15 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 1 0 1,00 11 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 6 2 5,50 14 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 1 1 0,75 5 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 3 0 3,00 23 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 4 1 3,75 29 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 8 2 7,50 19 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 56 27 48,67 17 73,30 74,87 77,74

Matematik D b   Ee          B   DC              D 

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri    B     e    A  CC        Eb C DE      

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
363,368 244,370 6 7 7 13 181

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
254,925 218,360 5 5 6 90 427

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 30 1 29,75 96 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 9 0 9,00 100 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 39 1 38,75 97 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 9 5 7,75 55 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 31 7 29,25 73 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 112 31 103,67 37 73,30 74,87 77,74

Matematik DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDaBDDEBEDDC

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri BAEBEDCadBaAceAbECCBDBECADA CBCBDEEAbA C

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 0 2 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
285,913 244,370 33 39 43 154 476

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
234,770 218,360 22 26 29 201 626

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 25 5 23,75 77 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 8 1 7,75 86 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 33 6 31,50 79 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 3 7 1,25 9 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 6 1 5,75 44 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 12 11 9,25 23 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 87 40 76,42 27 73,30 74,87 77,74

Matematik DCcDAAECAEcAdDDcACBCDEDCEBa EDBBDDEBaDDC

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri BA adaab Ba  eA ECC Da  A  EecC D  d    

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
240,823 244,370 47 53 69 307 737

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
198,630 218,360 54 60 90 463 1070

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 13 6 11,50 37 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 7 0 7,00 78 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 20 6 18,50 46 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 4 3 3,25 23 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 3 3 2,25 17 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 10 13 6,75 17 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 72 42 60,92 22 73,30 74,87 77,74

Matematik   acAE ADCcDA EC  DaAaBb  C     DBDCDD B

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri E    cbB c  DACBe  C  ea    aA daBddDd d

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 0 1 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Translasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
207,896 191,880 6 6 20 169 559

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
201,828 244,370 61 67 109 496 1078

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
207,768 218,360 46 51 72 381 944

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Türkçe 6 0 1 -0,25 -4 0,47 0,44 1,29

Edebiyat 18 3 1 2,75 15 0,83 0,77 2,30

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 0,55 0,51 1,23

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 0,49 0,45 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 3 9,25 23 2,35 2,18 5,94

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 0,12 0,11 0,48

Coğrafya-2 11 5 2 4,50 41 0,28 0,26 1,10

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,04 0,04 0,39

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,12 0,11 0,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 0,12 0,11 0,67

Sosyal-2 40 10 3 9,25 23 0,69 0,64 2,99

Matematik-2 31 11 3 10,25 33 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 1 0 1,00 11 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 12 3 11,25 28 20,82 21,61 14,02

Toplam: 280 74 32 65,42 23 73,30 74,87 77,74

Edebiyat-Sosyal-1      dcE        BB        EBe B D    EDC

Cevap Anahtarı B BCCCCADEDCEBCADABBBCDEEDECEBADBADEBADEDC

Sosyal-2    c      A baB E A DE   B      C DE    

Cevap Anahtarı B EACEBEBCDDACCDBDEBAEDEDBABBCADAECEDEBDCA

Matematik b   AEBAD c A  C  DCbC    C       D     

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Gezi Yazısı 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Öğretici Metinler, Özellikleri ve Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Emeviler 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Lonca Teşkilatı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 2 1 0 50
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 0 0 0
Aile 0 0 0
Tanım ve Önerme 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 2 1 0 50
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NAZ KONAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
320,018 244,370 25 29 29 80 335

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
226,430 218,360 29 34 42 259 726

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 24 4 23,00 74 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 6 2 5,50 61 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 30 6 28,50 71 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 9 5 7,75 55 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 10 0 10,00 77 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 27 10 24,50 61 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 99 39 88,67 32 73,30 74,87 77,74

Matematik   DDAEBADCcDAAECDEDC CBCdDCaEBa DBDCeDcB

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri cbCCBAEaBBedDACBA  CAADBE DaedbECBCBDdEA

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 1 1 50
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
193,628 244,370 64 70 118 537 1160

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
163,185 218,360 71 77 135 644 1505

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 6 5 4,75 15 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 1 0 1,00 11 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 7 5 5,75 14 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 0 5 -1,25 -9 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 3 1 2,75 21 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 5 11 2,25 6 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 54 39 43,67 16 73,30 74,87 77,74

Matematik  Db     DCc A E   D d  e  b       D     

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri c   d  a   d cC A  C   a       d ceBDd d

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
Kan Damarları 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Translasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK SEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
392,618 244,370 1 1 1 2 113

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
254,925 218,360 5 5 6 90 427

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 30 1 29,75 96 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 9 0 9,00 100 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 39 1 38,75 97 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 14 0 14,00 100 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 40 0 40,00 100 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 121 24 114,42 41 73,30 74,87 77,74

Matematik CDDDAEBADbDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 2 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL DİŞLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
337,373 244,370 16 20 20 46 262

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
239,635 218,360 18 20 22 163 568

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 26 2 25,50 82 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 8 1 7,75 86 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 34 3 33,25 83 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 10 3 9,25 66 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 9 2 8,50 65 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 28 8 26,00 65 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 104 34 94,92 34 73,30 74,87 77,74

Matematik DCDDAAECAE AdDDaACBCDEDC BC EDBBDDcBEDDC

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri BAEBEDCaEBaAc ADECCBDeEdA  ECBd DbEdDAAC

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 1 1 50
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN AYDEMİP 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
306,293 244,370 30 34 34 106 383

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
210,445 218,360 44 49 69 356 901

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 20 5 18,75 60 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 4 0 4,00 44 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 24 5 22,75 57 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 9 4 8,00 57 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 28 11 25,25 63 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 94 39 83,67 30 73,30 74,87 77,74

Matematik DCaeA ECAEBA DD ACBCDEDC aa aD   D   DDC

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri BAbBEDCCEBacc AbECCBDBbaeDAECBCBDEEdeAeC

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 2 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN  AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
305,223 244,370 31 35 35 109 387

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
227,820 218,360 27 32 39 248 707

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 23 8 21,00 68 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 8 0 8,00 89 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 31 8 29,00 73 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 9 4 8,00 57 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 5 5 3,75 29 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 22 12 19,00 48 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 95 43 83,67 30 73,30 74,87 77,74

Matematik DCaDAbECAEBACeeDACBCcEDCdBaDEDcBDDEB DDC

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri BAaaEaCCEBDcB AaEeCBeaEe    eBCBDEEdDAb 

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 2 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
261,853 244,370 39 45 57 228 613

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
188,900 218,360 58 64 106 528 1196

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 15 4 14,00 45 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 1 0 1,00 11 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 16 4 15,00 38 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 10 1 9,75 70 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 7 1 6,75 52 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 19 3 18,25 46 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 77 30 68,92 25 73,30 74,87 77,74

Matematik CD DAE  DCbbA dC EDCd BC  C       D     

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri E CCBAEBB eE ACBd  C  DBEC   A    C  c  

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 2 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Translasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN HALİLOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
280,458 191,880 1 1 4 40 82

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
170,103 244,370 77 83 147 673 1546

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
211,513 218,360 42 47 67 351 887

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,47 0,44 1,29

Edebiyat 18 6 7 4,25 24 0,83 0,77 2,30

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 0,55 0,51 1,23

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,49 0,45 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 11 20,25 51 2,35 2,18 5,94

Tarih-2 11 7 3 6,25 57 0,12 0,11 0,48

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 0,28 0,26 1,10

Felsefe 6 1 4 0,00 0 0,04 0,04 0,39

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 0,12 0,11 0,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 0,12 0,11 0,67

Sosyal-2 40 25 10 22,50 56 0,69 0,64 2,99

Toplam: 280 90 44 78,42 28 73,30 74,87 77,74

Edebiyat-Sosyal-1 CCBeCEeb  ebD BCbdED bB EB DBADEaCbEDdBA

Cevap Anahtarı A CCBCCEBCAADEDCBCDEEDADBBEBADBADEECDEDCBA

Sosyal-2 B aDAbACcBEDBDECCbDEAB dcedBADBab   CADE

Cevap Anahtarı A BCDDAEACEBEDBDECCEDEABBAECEBADBCADBDCADE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Gezi Yazısı 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Öğretici Metinler, Özellikleri ve Türleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Emeviler 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Lonca Teşkilatı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 2 1 1 50
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 1 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kişilik ve Ölçümü 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 1 0 100
Aile 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 1 0
Çıkarım 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 2 2 0 100
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE ÇEVİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
364,918 244,370 4 5 5 11 176

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
254,925 218,360 5 5 6 90 427

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 30 1 29,75 96 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 9 0 9,00 100 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 39 1 38,75 97 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 11 3 10,25 73 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 32 7 30,25 76 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 113 31 104,67 37 73,30 74,87 77,74

Matematik CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEaCBEBDEDBDCDDEB

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri EDCCBAEBBceEaACBADECAADBEdD DAbEaBCBDEEd

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 2 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
308,798 244,370 29 33 33 100 374

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
219,480 218,360 34 39 52 312 817

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 22 6 20,50 66 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 6 2 5,50 61 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 28 8 26,00 65 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 10 4 9,00 64 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 26 11 23,25 58 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 96 42 84,92 30 73,30 74,87 77,74

Matematik CDDaAbBADCa AdECeEDCACBCEDCd B EDcDCDD d

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri EbCCBAEBBceEaACaAaEC eDBEeD DA ECaaBDEEd

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 2 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Kan Damarları 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM EREN ÇALIŞKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
251,408 244,370 42 48 60 268 671

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
193,070 218,360 55 61 100 505 1149

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 14 2 13,50 44 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 3 0 3,00 33 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 17 2 16,50 41 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 5 4 4,00 29 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 5 2 4,50 35 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 4 1 3,75 29 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 14 7 12,25 31 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 73 32 64,42 23 73,30 74,87 77,74

Matematik     A   DCDDA aC  De CBC  C EB   BD    B

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri  b CB EaBc  aACBA  C   aEa        C DEEd

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 1 0 50
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
249,083 244,370 44 50 63 278 689

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
199,325 218,360 53 59 89 459 1064

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 15 8 13,00 42 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 6 1 5,75 64 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 21 9 18,75 47 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 5 1 4,75 34 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 3 2 2,50 19 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 11 6 9,50 24 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 74 38 63,92 23 73,30 74,87 77,74

Matematik DCc A ECA  Adb  dCBC EDCdab dDBBDD B DDb

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri B E E    B cB A  Cb   E d  Ee   D Ed  d 

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DUA SADİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
281,558 244,370 35 41 47 169 502

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
220,175 218,360 32 37 49 304 805

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 22 2 21,50 69 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 5 1 4,75 53 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 27 3 26,25 66 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 5 5 3,75 27 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 9 3 8,25 63 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 17 15 13,25 33 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 86 41 75,17 27 73,30 74,87 77,74

Matematik DCDDA ECAEBAC DDdCBC EDC  C dD B a B DDC

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri BAbBEa a Ba c AaECCBDBE eDbd caaadEdD A 

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC
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100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
Kan Damarları 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 0 1 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ERİLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
208,908 191,880 5 5 19 166 547

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
189,933 244,370 65 71 123 559 1214

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
223,790 218,360 30 35 43 276 762

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,47 0,44 1,29

Edebiyat 18 9 5 7,75 43 0,83 0,77 2,30

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 0,55 0,51 1,23

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,49 0,45 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 9 18,75 47 2,35 2,18 5,94

Matematik-2 31 6 3 5,25 17 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 1 0 1,00 11 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 7 3 6,25 16 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 0 0 0,00 0 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 1 1 0,75 6 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 71 36 61,42 22 73,30 74,87 77,74

Edebiyat-Sosyal-1 BCCCdADEe bBeeD cBB  EED CEB  B   aAaEeC

Cevap Anahtarı B BCCCCADEDCEBCADABBBCDEEDECEBADBADEBADEDC

Matematik C D     DCD  b   a     C  b       D     

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri               C           c             

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Konularına Göre Şiir Türleri 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 2 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Gezi Yazısı 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Öğretici Metinler, Özellikleri ve Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ALP UÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
264,063 244,370 38 44 54 221 600

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
202,105 218,360 50 56 84 436 1024

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 16 4 15,00 48 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 5 1 4,75 53 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 21 5 19,75 49 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 7 4 6,00 43 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 5 4 4,00 31 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 17 13 13,75 34 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 80 41 69,17 25 73,30 74,87 77,74

Matematik DbcDA ECA BAC  cACBC  DC Ba     DD d DDC

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri BAceEDC  BeAc AaECC Da  db dCBecDEEd   e

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 0 1 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN DENİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
284,918 244,370 34 40 45 159 485

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
215,310 218,360 39 44 59 328 845

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 21 8 19,00 61 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 6 2 5,50 61 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 27 10 24,50 61 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 2 6 0,50 4 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 8 1 7,75 60 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 7 0 7,00 54 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 17 7 15,25 38 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 86 40 75,42 27 73,30 74,87 77,74

Matematik DCDeAAECAbeAaDDcAaBCDEDCE ecED BebEB DDC

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri dAca aCec     Ac CC DB  ADAECBCB      AC

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Deltoid 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 0 2 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ŞA *IĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
202,896 191,880 8 8 23 193 642

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
187,728 244,370 66 72 126 573 1244

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
217,555 218,360 36 41 56 321 831

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Türkçe 6 5 0 5,00 83 0,47 0,44 1,29

Edebiyat 18 6 5 4,75 26 0,83 0,77 2,30

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 0,55 0,51 1,23

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,49 0,45 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 9 16,75 42 2,35 2,18 5,94

Matematik-2 31 8 6 6,50 21 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 8 7 6,25 16 20,82 21,61 14,02

Toplam: 280 69 39 58,67 21 73,30 74,87 77,74

Edebiyat-Sosyal-1 CCB CEBC dcbD aC  a   BBE  DBA dbCbE CdA

Cevap Anahtarı A CCBCCEBCAADEDCBCDEEDADBBEBADBADEECDEDCBA

Matematik DCc A ECc   aD    Be cb   C            d

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Konularına Göre Şiir Türleri 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Gezi Yazısı 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Öğretici Metinler, Özellikleri ve Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Emeviler 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF OLG UN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
247,543 244,370 45 51 65 284 697

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
193,070 218,360 55 61 100 505 1149

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 14 1 13,75 44 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 3 1 2,75 31 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 17 2 16,50 41 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 4 3 3,25 23 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 3 2 2,50 19 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 13 9 10,75 27 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 72 34 62,92 22 73,30 74,87 77,74

Matematik CDD A  ADCcDA  C  D A B   C     DBD    a

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri  DbaB EeB     C A  e  D a   Dd EeBC DcEd

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DİKEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
199,843 244,370 62 68 111 506 1096

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
175,000 218,360 68 74 123 598 1364

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 10 8 8,00 26 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 2 0 2,00 22 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 12 8 10,00 25 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 2 5 0,75 5 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 2 0 2,00 15 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 0 8 -2,00 -15 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 4 13 0,75 2 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 58 44 46,42 17 73,30 74,87 77,74

Matematik  D e  BADCceAcEC beaA  C  b      BD     

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri  e CB c ec  a C A              daaa adcd

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 1 0 50
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Translasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ÖZKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
150,976 191,880 77 83 145 621 1603

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
211,483 244,370 55 61 94 426 962

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
179,080 218,360 63 69 115 576 1309

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,47 0,44 1,29

Edebiyat 18 0 1 -0,25 -1 0,83 0,77 2,30

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,55 0,51 1,23

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,49 0,45 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 1 -0,25 -1 2,35 2,18 5,94

Matematik-2 31 12 1 11,75 38 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 12 1 11,75 29 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 0 0 0,00 0 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 2 1 1,75 13 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 3 1 2,75 7 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 57 26 49,92 18 73,30 74,87 77,74

Edebiyat-Sosyal-1                   d                     

Cevap Anahtarı B BCCCCADEDCEBCADABBBCDEEDECEBADBADEBADEDC

Matematik   DaA  AD DDA E   D A  C  C             

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri               C A  e                 E  

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Gezi Yazısı 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Öğretici Metinler, Özellikleri ve Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESER SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
372,893 244,370 2 2 2 5 156

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
258,400 218,360 1 1 2 82 407

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 31 0 31,00 100 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 9 0 9,00 100 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 40 0 40,00 100 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 9 5 7,75 55 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 115 30 106,92 38 73,30 74,87 77,74

Matematik DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri BAbBEDCCdBaAceADECCBDBECADAEaBCBDEEADAdC

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 1 1 50
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ABLAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
217,593 244,370 52 58 88 400 909

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
175,695 218,360 66 72 121 594 1356

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 10 2 9,50 31 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 1 1 0,75 8 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 11 3 10,25 26 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 2 1 1,75 13 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 3 0 3,00 23 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 8 6 6,50 16 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 61 32 52,42 19 73,30 74,87 77,74

Matematik D D A aCA  A  D d B   DC           d  D 

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri B      eE     A  CC        d eeBaEEd    

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 1 1 50
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
Kan Damarları 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL EĞİNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
206,721 191,880 7 7 21 172 575

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
172,218 244,370 73 79 142 663 1513

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
206,238 218,360 47 52 75 393 961

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,47 0,44 1,29

Edebiyat 18 11 4 10,00 56 0,83 0,77 2,30

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 0,55 0,51 1,23

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,49 0,45 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 12 18,00 45 2,35 2,18 5,94

Matematik-2 31 3 9 0,75 2 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 3 9 0,75 2 20,82 21,61 14,02

Toplam: 280 66 44 54,42 19 73,30 74,87 77,74

Edebiyat-Sosyal-1 bCdeCEebAADE CBd EbD DBBE A dADEda ac BA

Cevap Anahtarı A CCBCCEBCAADEDCBCDEEDADBBEBADBADEECDEDCBA

Matematik DbbeA ab b         C d b  d             

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Gezi Yazısı 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Öğretici Metinler, Özellikleri ve Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TAKAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
264,428 244,370 37 43 53 219 597

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
210,445 218,360 44 49 69 356 901

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 20 2 19,50 63 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 4 3 3,25 36 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 24 5 22,75 57 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 8 5 6,75 48 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 5 7 3,25 25 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 16 19 11,25 28 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 82 47 69,67 25 73,30 74,87 77,74

Matematik CD cA BADCDDA EC EDaA BC DCB    DeDaDD c

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri dbCeBAEBBc EaAa AaEeeAaBEdb a  deBCdaaEd

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 1 1 50
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 1 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÇOKYİĞİT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
209,871 191,880 4 4 17 162 517

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
175,038 244,370 71 77 137 647 1470

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
212,258 218,360 41 46 63 342 874

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,47 0,44 1,29

Edebiyat 18 6 6 4,50 25 0,83 0,77 2,30

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 0,55 0,51 1,23

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,49 0,45 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 12 19,00 48 2,35 2,18 5,94

Matematik-2 31 3 5 1,75 6 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 3 5 1,75 4 20,82 21,61 14,02

Toplam: 280 67 40 56,42 20 73,30 74,87 77,74

Edebiyat-Sosyal-1 CCeCCEBbcbcED a   bD  BBEBADBAecdCbEDCcA

Cevap Anahtarı A CCBCCEBCAADEDCBCDEEDADBBEBADBADEECDEDCBA

Matematik DCe     e     Da      cb                

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Konularına Göre Şiir Türleri 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Gezi Yazısı 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Öğretici Metinler, Özellikleri ve Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVİN SOYTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
226,128 244,370 49 55 80 362 841

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
186,120 218,360 61 67 109 543 1227

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 14 8 12,00 39 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 2 0 2,00 22 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 16 8 14,00 35 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 5 2 4,50 32 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 1 3 0,25 2 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 9 11 6,25 16 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 67 42 55,92 20 73,30 74,87 77,74

Matematik CbDcA cADbcDAAaC EDa  BC  C c   D D     

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri    aBAEeB    A  A   bb    c ecd   CdeEEd

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 1 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL ALBAYRAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
343,638 244,370 15 19 19 38 239

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
252,840 218,360 11 12 13 98 443

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 30 0 30,00 97 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 8 0 8,00 89 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 38 0 38,00 95 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 10 2 9,50 68 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 9 2 8,50 65 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 26 9 23,75 59 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 106 32 97,42 35 73,30 74,87 77,74

Matematik DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBC EDBBDDEB DDC

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri BAEBEbCCEBaA  AaECC DBd ADAEbBCcDdEAeAd 

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 2 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 1 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇALIŞKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
317,353 244,370 26 30 30 85 346

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
219,480 218,360 34 39 52 312 817

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 25 1 24,75 80 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 2 3 1,25 14 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 27 4 26,00 65 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 9 2 8,50 61 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 9 1 8,75 67 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 27 4 26,00 65 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 96 31 87,67 31 73,30 74,87 77,74

Matematik CDDDAEBADCbDAAECDEDCAC CEDC    ab   c EB

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri E CCB EeBBd DAC A  CAADdECD D  EdBCBDEEA

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Deltoid 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 1 0 50
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
150,986 191,880 76 82 144 620 1602

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
352,368 244,370 11 13 13 24 209

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
241,025 218,360 15 17 19 153 550

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,12 0,11 0,48

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 0,28 0,26 1,10

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,39

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,12 0,11 0,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,12 0,11 0,67

Sosyal-2 40 0 1 -0,25 -1 0,69 0,64 2,99

Matematik-2 31 27 4 26,00 84 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 8 1 7,75 86 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 35 5 33,75 84 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 13 1 12,75 91 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 110 36 100,42 36 73,30 74,87 77,74

Sosyal-2                  a                      

Cevap Anahtarı B EACEBEBCDDACCDBDEBAEDEDBABBCADAECEDEBDCA

Matematik CDDDAEBADCcDAAECDEDCbCBCaDCBEdDEDBDCDDdB

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri EbCCBAEBBBAEDACBAbECAADBECDCDAdddBCcDEEd

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Lonca Teşkilatı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 2 0 0 0
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 0 0 0
Aile 0 0 0
Tanım ve Önerme 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Aile 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 2 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 2 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN EFE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
236,143 244,370 48 54 73 321 766

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
186,815 218,360 60 66 108 538 1216

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 12 9 9,75 31 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 5 2 4,50 50 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 17 11 14,25 36 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 4 4 3,00 21 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 6 0 6,00 46 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 2 7 0,25 2 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 12 11 9,25 23 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 71 45 59,17 21 73,30 74,87 77,74

Matematik DCceAA C E  C DcAacbc DC Bda   BDDdB Dc 

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri BcbB   dcBD   A ECCB   C    Ccb Daad de 

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 0 2 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Kan Damarları 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Translasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL UZUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
372,318 244,370 3 3 3 6 158

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
258,400 218,360 1 1 2 82 407

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 31 0 31,00 100 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 9 0 9,00 100 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 40 0 40,00 100 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 10 4 9,00 64 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 115 30 106,92 38 73,30 74,87 77,74

Matematik DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri BAbBEDCCEBaAceAeECCBDBECADAECBCBDEEdDAcC

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 2 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
212,983 244,370 54 60 92 420 951

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
178,475 218,360 64 70 117 583 1322

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 10 3 9,25 30 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 2 0 2,00 22 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 12 3 11,25 28 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 3 5 1,75 13 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 1 0 1,00 8 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 7 12 4,00 10 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 61 38 50,92 18 73,30 74,87 77,74

Matematik dD  A  AD  DA EC  DbA     d       D D   

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri a  eBAdceB      A           cd b BCdedEe

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 1 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ALİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
241,463 244,370 46 52 68 304 734

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
204,885 218,360 48 53 76 404 976

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 19 4 18,00 58 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 3 1 2,75 31 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 22 5 20,75 52 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 4 0 4,00 31 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 7 11 4,25 11 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 71 39 60,67 22 73,30 74,87 77,74

Matematik dDDcAEBADCDDA EC  D ACBC  Ce d   BD c  B

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri    ec beBe  a CBA E            de e edEA

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Deltoid 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ATAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
180,373 244,370 68 74 130 614 1364

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
158,320 218,360 73 79 139 665 1570

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 4 4 3,00 10 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 1 0 1,00 11 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 5 4 4,00 10 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 1 8 -1,00 -7 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 1 2 0,50 4 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 3 14 -0,50 -1 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 50 41 39,17 14 73,30 74,87 77,74

Matematik         DCD A       eb d  b       D     

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri   Cd bba c dec       d  Ed   e    e Dd d

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 0 2 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Translasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA UFUK BACI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
192,896 191,880 9 9 27 232 791

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
171,513 244,370 74 80 143 665 1524

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
191,200 218,360 57 63 103 517 1176

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,47 0,44 1,29

Edebiyat 18 5 1 4,75 26 0,83 0,77 2,30

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 0,55 0,51 1,23

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,49 0,45 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 10 13,50 34 2,35 2,18 5,94

Matematik-2 31 1 2 0,50 2 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 1 2 0,50 1 20,82 21,61 14,02

Toplam: 280 59 35 49,67 18 73,30 74,87 77,74

Edebiyat-Sosyal-1 CdceCd         CaEE   BBEBcDBAeb daEDC A

Cevap Anahtarı A CCBCCEBCAADEDCBCDEEDADBBEBADBADEECDEDCBA

Matematik D c   a                                 

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Gezi Yazısı 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Öğretici Metinler, Özellikleri ve Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Emeviler 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM TAHA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
329,313 244,370 20 24 24 55 292

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
235,465 218,360 21 24 27 195 616

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 25 1 24,75 80 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 7 0 7,00 78 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 32 1 31,75 79 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 9 3 8,25 59 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 8 3 7,25 56 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 9 0 9,00 69 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 26 6 24,50 61 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 100 30 91,92 33 73,30 74,87 77,74

Matematik CDDDAEBADCDDA EC  DCACBCaDC EB  DBDCDD B

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri EDCCBAEBBc ca C Ac eAADBEaD DA E BC DEEA

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 1 1 50
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M MUSTAFA ALAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
175,743 244,370 69 75 135 642 1458

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
152,760 218,360 75 81 144 684 1632

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 3 4 2,00 6 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 3 4 2,00 5 20,82 21,61 14,02

Toplam: 280 45 27 37,67 13 73,30 74,87 77,74

Matematik   D   d D a   c     d B                 

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
332,273 244,370 18 22 22 50 279

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
240,330 218,360 17 19 21 159 560

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 26 2 25,50 82 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 8 0 8,00 89 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 34 2 33,50 84 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 10 4 9,00 64 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 27 12 24,00 60 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 103 37 93,17 33 73,30 74,87 77,74

Matematik DCDDA ECAEBACbDDACBC EDCEBC EDdBDD BEDDC

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri BAbBEDCCEBaAceA ECCBDBEaececCBCcDEEdDcAC

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 2 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 1 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
322,958 244,370 23 27 27 72 318

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
254,925 218,360 5 5 6 90 427

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 30 1 29,75 96 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 9 0 9,00 100 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 39 1 38,75 97 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 4 3 3,25 23 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 17 7 15,25 38 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 98 31 89,67 32 73,30 74,87 77,74

Matematik CDDDAEBADCDDAAECDdDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri     BAb  c EaACBAaECAADBbCD       C D bd

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 1 0 50
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Translasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK GEZEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
336,358 244,370 17 21 21 47 265

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
232,685 218,360 25 29 33 217 657

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 25 3 24,25 78 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 7 2 6,50 72 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 32 5 30,75 77 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 8 6 6,50 46 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 30 10 27,50 69 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 104 38 93,92 34 73,30 74,87 77,74

Matematik CDDeAEBADCcDA ECDEDeACBC DC EBDcDBDCDDdB

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri cDCCBAbBBcecaACBADECbADBEaDCDdAECBCBDEEd

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 1 1 50
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
255,998 244,370 41 47 59 254 653

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
201,410 218,360 52 58 87 443 1034

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 16 3 15,25 49 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 5 3 4,25 47 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 21 6 19,50 49 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 4 4 3,00 21 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 4 2 3,50 27 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 13 9 10,75 27 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 76 38 65,92 24 73,30 74,87 77,74

Matematik CDD A dAD cDA EC EDC  BC  C  a  DaDCDDbd

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri c  CBAEac  c  CBAb C   a       dbBdB EEA

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 1 1 50
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS YUSUFOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
256,518 244,370 40 46 58 250 648

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
204,190 218,360 49 55 82 418 996

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 17 5 15,75 51 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 5 1 4,75 53 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 22 6 20,50 51 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 3 3 2,25 16 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 7 3 6,25 48 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 13 12 10,00 25 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 77 41 66,17 24 73,30 74,87 77,74

Matematik bDDcA  ADCDDA EC  DdAaBC  C cB  D D DDdB

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri     ac B c  DACBA EC bDaaC     ECcecadEd

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Kan Damarları 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 0 1 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
331,653 244,370 19 23 23 51 281

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
234,770 218,360 22 26 29 201 626

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 26 1 25,75 83 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 6 1 5,75 64 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 32 2 31,50 79 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 7 3 6,25 45 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 27 7 25,25 63 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 101 32 92,42 33 73,30 74,87 77,74

Matematik DCDDA ECAEBACDDcACBCD DCEBCD D BDD B DDb

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri BAEB bCCdB  c ADECCBeBbCADAEeBCBDEEdDA  

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 1 1 50
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KARAÇAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
329,253 244,370 21 25 25 56 293

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
229,905 218,360 26 31 35 234 683

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 23 5 21,75 70 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 8 0 8,00 89 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 31 5 29,75 74 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 9 4 8,00 57 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 8 3 7,25 56 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 11 0 11,00 85 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 28 7 26,25 66 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 101 35 91,67 33 73,30 74,87 77,74

Matematik CDecA B DCDeA ECDEDCACBCEDCBadD DBDCDDEB

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri EbCCBAEB cedDACBAaEC dDeEC CDA ECBCBD EA

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 1 1 50
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
208,463 244,370 58 64 98 456 1002

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
174,305 218,360 69 75 126 603 1372

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 11 3 10,25 33 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 0 2 -0,50 -6 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 11 5 9,75 24 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 1 4 0,00 0 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 5 1 4,75 37 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 0 4 -1,00 -8 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 6 9 3,75 9 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 59 37 49,17 18 73,30 74,87 77,74

Matematik D b A  CA  AdD    BC  DC B c   e      c 

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri c   d  C d   eA  CC D Ee    e d  c d    

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 1 0 50
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Translasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR GÖRGÜÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
352,568 244,370 10 12 12 23 208

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
258,400 218,360 1 1 2 82 407

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 31 0 31,00 100 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 9 0 9,00 100 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 40 0 40,00 100 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 6 8 4,00 29 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 27 13 23,75 59 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 109 36 99,42 36 73,30 74,87 77,74

Matematik DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri BAbcEbCCaBabceADECCBDaECdDdECBaBDEEdDAAC

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 1 1 50
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR SUDE DURMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
314,343 244,370 27 31 31 94 361

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
238,940 218,360 19 21 23 170 575

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 25 4 24,00 77 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 9 0 9,00 100 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 34 4 33,00 83 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 5 5 3,75 27 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 10 2 9,50 73 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 21 13 17,75 44 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 97 40 86,42 31 73,30 74,87 77,74

Matematik CDDDAEBADCDDAAECDEDCAaBb eC dBDEDBDCDDEB

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri cb bBA BBc  aACBAbECdAD ECDCD bdbcCBDdEd

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL AZRA AYTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
274,898 244,370 36 42 48 187 534

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
212,530 218,360 40 45 62 340 871

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 20 4 19,00 61 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 5 2 4,50 50 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 25 6 23,50 59 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 4 6 2,50 18 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 7 3 6,25 48 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 17 15 13,25 33 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 84 44 72,42 26 73,30 74,87 77,74

Matematik DCbDAdECAEBACDDcACBC  DCEd     BDa d DDC

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri BcEBda ebB  e A EeCBDBdeA  ECBdaDEEd dba

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 0 2 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 0 1 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
358,078 244,370 7 9 9 19 197

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
254,925 218,360 5 5 6 90 427

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 31 0 31,00 100 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 8 1 7,75 86 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 39 1 38,75 97 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 9 2 8,50 61 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 11 0 11,00 85 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 29 6 27,50 69 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 110 30 101,92 36 73,30 74,87 77,74

Matematik CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDdDBDCDDEB

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri EbCCBAaBBB E  CBADEeAAeBdCc DA ECBCBDEEA

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 2 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN HEJA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
184,038 191,880 11 11 33 262 935

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
209,583 244,370 57 63 97 447 989

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
219,560 218,360 33 38 50 309 813

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Türkçe 6 4 1 3,75 63 0,47 0,44 1,29

Edebiyat 18 2 1 1,75 10 0,83 0,77 2,30

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 0,55 0,51 1,23

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,49 0,45 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 5 10,75 27 2,35 2,18 5,94

Matematik-2 31 11 2 10,50 34 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 4 2 3,50 39 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 15 4 14,00 35 20,82 21,61 14,02

Toplam: 280 69 32 60,42 22 73,30 74,87 77,74

Edebiyat-Sosyal-1 BCCCd       b D B       bb    B   BAbEDC

Cevap Anahtarı B BCCCCADEDCEBCADABBBCDEEDECEBADBADEBADEDC

Matematik     A BADCDeA EC  e   BC        D DbDDd 

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Gezi Yazısı 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Öğretici Metinler, Özellikleri ve Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN GÜNDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
312,903 244,370 28 32 32 97 366

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
227,125 218,360 28 33 40 253 717

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 23 3 22,25 72 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 7 2 6,50 72 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 30 5 28,75 72 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 8 4 7,00 50 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 9 2 8,50 65 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 24 9 21,75 54 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 96 37 86,17 31 73,30 74,87 77,74

Matematik   acA BADCcDAAECDEDCACBCEDC EB EDBDbDDdB

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri EbC BAEBBB cacCBAaEC AeBE D Dd E aCBDdEA

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
Kan Damarları 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ANIL ŞİMŞEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
173,903 244,370 72 78 141 656 1488

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
140,945 218,360 77 83 147 715 1719

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 0 9 -2,25 -7 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 0 9 -2,25 -6 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 2 2 1,50 12 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 6 11 3,25 8 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 48 43 36,67 13 73,30 74,87 77,74

Matematik edbabba    c       d                    

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri    ac  a Bac ee  aC   E    d B  DEad    

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
249,178 244,370 43 49 62 277 688

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
202,105 218,360 50 56 84 436 1024

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 20 1 19,75 64 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 20 1 19,75 49 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 4 2 3,50 25 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 5 0 5,00 38 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 9 2 8,50 21 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 71 26 63,92 23 73,30 74,87 77,74

Matematik e DDAEBADCDDA EC ED ACBC  C             

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri cb CB E B     CBA EC                    

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 1 0 50
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Translasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
210,713 244,370 56 62 96 433 971

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
179,865 218,360 62 68 114 569 1294

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 12 5 10,75 35 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 1 0 1,00 11 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 13 5 11,75 29 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 4 5 2,75 20 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 1 1 0,75 6 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 1 6 -0,50 -4 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 6 12 3,00 8 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 61 40 50,42 18 73,30 74,87 77,74

Matematik dbD A  ADCD A dC  D A BC ab       D     

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri c  eB EcBc  Dc  A  e           aCea cd d

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Kan Damarları 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Translasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
345,523 244,370 14 18 18 34 233

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
241,720 218,360 14 16 18 151 543

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 27 3 26,25 85 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 8 1 7,75 86 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 35 4 34,00 85 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 8 6 6,50 46 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 30 10 27,50 69 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 107 37 97,17 35 73,30 74,87 77,74

Matematik DCDDAbECA BACDDDACBCDEDCdBCDEeBBDDbBEDDC

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri cAaBEbCCaBDccAAaECCBDBECdDAdCBCBDEEADdAC

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 1 1 50
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROHAT BALIKÇI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
205,538 244,370 60 66 103 470 1036

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
170,830 218,360 70 76 130 618 1421

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 9 2 8,50 27 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 9 2 8,50 21 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 4 6 2,50 18 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 1 0 1,00 8 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 6 7 4,25 11 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 57 32 48,42 17 73,30 74,87 77,74

Matematik e D     A     D A BC  DC  a  D          

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri dbE d  ddeDAB     C          B   d      

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 0 2 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Translasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA TUNCER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
188,773 191,880 10 10 29 244 854

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
195,413 244,370 63 69 114 529 1138

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
211,278 218,360 43 48 68 353 892

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,47 0,44 1,29

Edebiyat 18 6 7 4,25 24 0,83 0,77 2,30

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 0,55 0,51 1,23

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,49 0,45 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 15 12,25 31 2,35 2,18 5,94

Matematik-2 31 10 10 7,50 24 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 2 1 1,75 19 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 12 11 9,25 23 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 0 0 0,00 0 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 0 0 0,00 0 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 70 50 56,92 20 73,30 74,87 77,74

Edebiyat-Sosyal-1 BCCeCA ED EcCAb cBae cb  aEdAce  cBA bDb

Cevap Anahtarı B BCCCCADEDCEBCADABBBCDEEDECEBADBADEBADEDC

Matematik bbDcAcBeDaeDebECaE    BC       b BD     

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri                                  a      

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Gezi Yazısı 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Öğretici Metinler, Özellikleri ve Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Emeviler 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA ÇAKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
214,178 244,370 53 59 89 413 936

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
188,205 218,360 59 65 107 532 1205

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 15 5 13,75 44 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 1 0 1,00 11 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 16 5 14,75 37 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 0 0 0,00 0 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 59 29 51,17 18 73,30 74,87 77,74

Matematik DCeeA ECA   bDDeACBC  DC Bd           D 

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri c                                E      

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH YAZAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
364,493 244,370 5 6 6 12 178

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
251,450 218,360 12 13 15 103 454

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 29 2 28,50 92 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 9 0 9,00 100 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 38 2 37,50 94 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 11 3 10,25 73 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 113 32 104,42 37 73,30 74,87 77,74

Matematik DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCcBCaEDBBDDEBEDDC

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri BAEBEbCCEBDAceAaECCBDBECADAECBCBDEEAcAbe

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 2 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
180,728 244,370 67 73 129 612 1360

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
155,540 218,360 74 80 140 674 1599

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 3 2 2,50 8 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 1 2 0,50 6 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 4 4 3,00 8 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 1 4 0,00 0 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 1 0 1,00 8 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 2 5 0,75 2 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 48 32 39,42 14 73,30 74,87 77,74

Matematik         DCD eb                    D  b d

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri  cd  c a     AC                      b  

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
Kan Damarları 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Translasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE *YURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
353,233 244,370 9 11 11 22 207

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
258,400 218,360 1 1 2 82 407

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 31 0 31,00 100 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 9 0 9,00 100 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 40 0 40,00 100 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 7 5 5,75 41 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 27 11 24,25 61 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 109 34 99,92 36 73,30 74,87 77,74

Matematik DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri BAbaEDCaEBa c AaEeCBDBbdADAECBCBDEEdDAbC

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 1 1 50
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ KORKMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
348,448 244,370 13 17 17 30 225

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
245,890 218,360 13 15 17 129 503

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 28 2 27,50 89 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 8 0 8,00 89 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 36 2 35,50 89 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 12 1 11,75 84 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 30 8 28,00 70 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 108 33 99,17 35 73,30 74,87 77,74

Matematik dDDDA BADCDDAAECDEDCACBCaDCBEBDEDBDCDD B

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri EDCCBAEBBc EDAbBAaECbADBEaDeDAbECBb DEEA

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 2 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA YAVUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
320,623 244,370 24 28 28 76 329

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
241,025 218,360 15 17 19 153 550

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 26 5 24,75 80 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 9 0 9,00 100 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 35 5 33,75 84 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 7 6 5,50 39 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 7 5 5,75 44 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 23 15 19,25 48 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 100 43 88,67 32 73,30 74,87 77,74

Matematik DCDDAAECAEBACDDaACBCadDCEBCaaDBBDDEBEDDC

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri BbEBcbCCEBebc eaECe eBECADedCcCBDEEdDdAC

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 2 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Kan Damarları 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR BIYIKOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
223,863 244,370 50 56 84 372 858

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
175,695 218,360 66 72 121 594 1356

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 10 3 9,25 30 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 1 0 1,00 11 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 11 3 10,25 26 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 3 2 2,50 18 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 5 2 4,50 35 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 10 5 8,75 22 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 63 31 54,67 20 73,30 74,87 77,74

Matematik CDD     DCc A aC     CBb  C       D     

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri    C  ca    DAC A  C bD Ed       B   E d

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 1 0 50
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KAAN MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
350,193 244,370 12 16 16 28 220

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
254,925 218,360 5 5 6 90 427

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 30 1 29,75 96 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 9 0 9,00 100 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 39 1 38,75 97 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 9 5 7,75 55 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 28 12 25,00 63 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 109 36 99,42 36 73,30 74,87 77,74

Matematik dDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri EbaCBAEeBceEDACBADECeADBECDCedbECBCBedEd

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 2 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR DÖNMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
219,338 191,880 3 3 13 142 392

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
170,928 244,370 76 82 146 669 1536

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
217,205 218,360 37 42 57 322 833

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,47 0,44 1,29

Edebiyat 18 12 3 11,25 63 0,83 0,77 2,30

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 0,55 0,51 1,23

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,49 0,45 1,13

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 11 22,25 56 2,35 2,18 5,94

Fizik 14 2 11 -0,75 -5 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 0 9 -2,25 -17 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 6 24 0,00 0 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 73 58 57,92 21 73,30 74,87 77,74

Edebiyat-Sosyal-1 ceCCCdDED EBCeDcBBaC EE adEBe eADEBAbEDC

Cevap Anahtarı B BCCCCADEDCEBCADABBBCDEEDECEBADBADEBADEDC

Fen Bilimleri dDdCcebadcdda bc  bddcbc  c a A dBdBDd  

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Konularına Göre Şiir Türleri 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Gezi Yazısı 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Öğretici Metinler, Özellikleri ve Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Emeviler 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 1 1 50
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Translasyon 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Fermantasyon 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF İSA ŞEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
353,773 244,370 8 10 10 21 206

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
234,770 218,360 22 26 29 201 626

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 25 5 23,75 77 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 8 1 7,75 86 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 33 6 31,50 79 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 13 1 12,75 91 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 110 34 100,92 36 73,30 74,87 77,74

Matematik eCcDAAECAEBACDDDACBbDaDC BCaEDBBDDbBEDDC

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri BAEBEDCCEBaABAAaECCBDBECADAECBCBDEEdDAbe

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 2 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP  SARIBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 12 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
324,368 244,370 22 26 26 64 308

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
222,955 218,360 31 36 45 285 776

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 77 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 21 3 20,25 65 16,52 17,17 11,16

Geometri 9 7 0 7,00 78 4,31 4,45 2,86

Matematik 40 28 3 27,25 68 20,82 21,61 14,02

Fizik 14 11 2 10,50 75 4,36 4,69 2,45

Kimya 13 9 3 8,25 63 5,20 5,53 2,57

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 4,21 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 29 6 27,50 69 13,78 14,78 7,42

Toplam: 280 99 32 90,42 32 73,30 74,87 77,74

Matematik DCcDA ECAEBAC DDACBCDEDe Be    BDD B DDC

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri BAEBcDCCcBDAB A ECCBDaEaAbAECBCBDdEA   C

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 1 1 50
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YUSUF TAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 1 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
302,493 244,370 1 36 37 116 400

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
230,600 218,360 1 30 34 230 675

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 1 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 26 5 24,75 80 24,75 17,17 11,16

Geometri 9 6 3 5,25 58 5,25 4,45 2,86

Matematik 40 32 8 30,00 75 30,00 21,61 14,02

Fizik 14 9 5 7,75 55 7,75 4,69 2,45

Kimya 13 7 6 5,50 42 5,50 5,53 2,57

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 4,00 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 21 15 17,25 43 17,25 14,78 7,42

Toplam: 280 95 46 82,92 30 82,92 74,87 77,74

Matematik DCccAAECAEBACDDDAbBCDEDCEdCDaDBBDDdBbDDb

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri BAEddcCCEBDAcedbEbCaDBEaAbAdacbBDEEA    

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 2 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
Kan Damarları 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN NAMİ TOK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 1 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
368,518 244,370 1 4 4 9 169

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
247,975 218,360 1 14 16 114 477

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 4 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 29 2 28,50 92 24,62 17,17 11,16

Geometri 9 8 1 7,75 86 5,81 4,45 2,86

Matematik 40 37 3 36,25 91 30,44 21,61 14,02

Fizik 14 11 3 10,25 73 9,44 4,69 2,45

Kimya 13 13 0 13,00 100 10,94 5,53 2,57

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 9,56 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 29,94 14,78 7,42

Toplam: 280 114 31 105,67 38 96,04 74,87 77,74

Matematik DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEaCDdDBBDDEBaDDC

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri BAEBEbCCEBDAceADECCBDBECADAEdBCBDEEdDAAC

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 2 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKİM DEMİRCİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 1 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
291,673 244,370 4 38 39 140 451

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
204,885 218,360 4 53 76 404 976

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 4 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 18 3 17,25 56 24,62 17,17 11,16

Geometri 9 4 2 3,50 39 5,81 4,45 2,86

Matematik 40 22 5 20,75 52 30,44 21,61 14,02

Fizik 14 8 5 6,75 48 9,44 4,69 2,45

Kimya 13 7 4 6,00 46 10,94 5,53 2,57

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 9,56 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 25 12 22,00 55 29,94 14,78 7,42

Toplam: 280 89 40 78,42 28 96,04 74,87 77,74

Matematik DCD A ECAEBACDDa CBC  DC de    B c B eDC

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri BAEdbbCCdBaAB A ECC DeEaAebECBCBDEEdDAca

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 1 1 50
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 0 1 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMAY KETENCİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 1 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
352,223 244,370 2 14 14 25 210

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
238,940 218,360 2 21 23 170 575

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 4 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 27 2 26,50 85 24,62 17,17 11,16

Geometri 9 7 2 6,50 72 5,81 4,45 2,86

Matematik 40 34 4 33,00 83 30,44 21,61 14,02

Fizik 14 11 2 10,50 75 9,44 4,69 2,45

Kimya 13 13 0 13,00 100 10,94 5,53 2,57

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 9,56 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 33 6 31,50 79 29,94 14,78 7,42

Toplam: 280 109 33 100,17 36 96,04 74,87 77,74

Matematik CDDcAEBADCDDAAECDEDCACBCEDC dB cDBDCDDaB

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri EDCCBAEBBc EaACBADECAADBECDCaAAECcCBDEbd

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 2 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Kan Damarları 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKER 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 1 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
352,153 244,370 3 15 15 26 211

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
235,465 218,360 3 24 27 195 616

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 4 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 27 3 26,25 85 24,62 17,17 11,16

Geometri 9 6 2 5,50 61 5,81 4,45 2,86

Matematik 40 33 5 31,75 79 30,44 21,61 14,02

Fizik 14 11 3 10,25 73 9,44 4,69 2,45

Kimya 13 12 1 11,75 90 10,94 5,53 2,57

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 9,56 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 29,94 14,78 7,42

Toplam: 280 109 34 99,92 36 96,04 74,87 77,74

Matematik dDDDAEBADCDDAAcCDEDCACBCEDCBaB  DBDeDDEd

Cevap Anahtarı B CDDDAEBADCDDAAECDEDCACBCEDCBEBDEDBDCDDEB

Fen Bilimleri bDCCBbEBBcAEDACBAaECAADBECDCDdAECBCBDEEd

Cevap Anahtarı B EDCCBAEBBBAEDACBADECAADBECDCDAAECBCBDEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 2 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS 2. OTURUM - AYT 06 (KG00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİT ALÇİÇEK 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,733 191,880 1 12 64 459 1404

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

SAY
362,953 244,370 1 8 8 14 182

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

EA
254,925 218,360 1 5 6 90 427

Puanı Hesaplanan: 83 150 738 1772

Katılımlar: 1 83 150 739 1780

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 18,99 47

TYT Sosyal 20 9 5 8,16 41

TYT Matematik 40 7 4 5,62 14

TYT Fen 20 4 3 2,92 15

Matematik-2 31 30 1 29,75 96 29,75 17,17 11,16

Geometri 9 9 0 9,00 100 9,00 4,45 2,86

Matematik 40 39 1 38,75 97 38,75 21,61 14,02

Fizik 14 9 5 7,75 55 7,75 4,69 2,45

Kimya 13 10 2 9,50 73 9,50 5,53 2,57

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 11,75 4,56 2,40

Fen Bilimleri 40 31 8 29,00 73 29,00 14,78 7,42

Toplam: 280 112 32 103,42 37 103,42 74,87 77,74

Matematik DCDDAAECAEBACDDDACBCDaDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Cevap Anahtarı A DCDDAAECAEBACDDDACBCDEDCEBCDEDBBDDEBEDDC

Fen Bilimleri BAbBaDCCaBDAceA EeCBDBEaADAECBCBDEEdDAAC

Cevap Anahtarı A BAEBEDCCEBDABAADECCBDBECADAECBCBDEEADAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Parabol Kavramı ve Eksenleri Kestiği Noktalar 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düşey Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 1 1 50
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Aromatik Bileşikler 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Pankreas 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Kan Damarları 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Komünitenin Yapısı ve Kavramlar 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Translasyon 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
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