
SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH Ü SEVGİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,343 266,600 23 23 23 139 855

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 77 25 70,75 59 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe AbBEDDA B E AACeDBABCeDCDadBCADaeECBCEAE

Cevap Anahtarı A ADBEDDACBEEEAACCDBABCADCDEEBCADECECBCEAE

TYT Sosyal DaAeCECcDa   d BECeA     

Cevap Anahtarı A DBAACECADDBADCEBECDADBCAE

TYT Matematik AAA BDaBA DACcDbACBE ECCDDebaCADBCA   aE

Cevap Anahtarı A AAACBDBBABDACADEACBEEECCDDCEECADBCADCDBE

TYT Fen E AbCECDB  a  EbaDbB

Cevap Anahtarı A ECADCECDBBADDDEAEDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 1 1 50
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA AŞCIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,808 266,600 62 62 62 841 6236

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 3 3,25 8 23,63 23,63 20,06

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 14 12 11,00 9 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe BdeD  D   d A                           

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Matematik  Acc a c  A     CdBEEEC   bE            

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB

TYT Fen        ec   D     a 

Cevap Anahtarı B ADECCECBDBDADDAEDBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitler 1 0 0 0
Enerji Taşıyıcı Molekül: ATP 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,418 266,600 36 36 36 296 1503

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 64 19 59,25 49 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe Ab EDDA e   A CdDBcBCeDeDcdcCADECECBCEAE

Cevap Anahtarı A ADBEDDACBEEEAACCDBABCADCDEEBCADECECBCEAE

TYT Sosyal bBAACECADD cDdEBECDA     

Cevap Anahtarı A DBAACECADDBADCEBECDADBCAE

TYT Matematik A AdB BB aDA  D  CBEc                   

Cevap Anahtarı A AAACBDBBABDACADEACBEEECCDDCEECADBCADCDBE

TYT Fen EdebCECDBB  D E EDbB

Cevap Anahtarı A ECADCECDBBADDDEAEDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 2 0 100
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,790 266,600 44 44 44 401 2007

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 6 21,50 54 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 58 21 52,75 44 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe AbBEDDedB bEAACCDBABCAD DbdB ADE        

Cevap Anahtarı A ADBEDDACBEEEAACCDBABCADCDEEBCADECECBCEAE

TYT Sosyal  BAeCEd   B cCEBECDA     

Cevap Anahtarı A DBAACECADDBADCEBECDADBCAE

TYT Matematik A b BDB  aDb A  AC            cDBCA   BE

Cevap Anahtarı A AAACBDBBABDACADEACBEEECCDDCEECADBCADCDBE

TYT Fen EeceCECDBce e ddE DB

Cevap Anahtarı A ECADCECDBBADDDEAEDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 0 44
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 2 2 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 0 1 0
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN SOYORAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,408 266,600 57 57 57 740 4601

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 1 2,75 7 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 33 11 30,25 25 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe       D E E   a                         

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Sosyal aDAACACEDDAB CeBCEAD     

Cevap Anahtarı B BDAACACEDDABECDBCEADABCDE

TYT Matematik          A            e                 

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB

TYT Fen AbEdCECBba bDebEDBED

Cevap Anahtarı B ADECCECBDBDADDAEDBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 2 0 100
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT YAĞIZ CANPOLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
422,648 266,600 4 4 4 10 88

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 99 19 94,25 79 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe dbbDADDbEBECAAEDCABBACeDDEEEBCACDECEAECB

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Sosyal BDeACACEDDABEdDBCEAD     

Cevap Anahtarı B BDAACACEDDABECDBCEADABCDE

TYT Matematik CAAADBBaDA BADCbCABEEaCCDDCECEABDC ADeEB

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB

TYT Fen AabCCECBDcccaeeEDBED

Cevap Anahtarı B ADECCECBDBDADDAEDBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 2 0 100
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,908 266,600 48 48 48 512 2691

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 51 21 45,75 38 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe bDBEDDA BEbdAACCDBAdCAe DEdcCAb eE      

Cevap Anahtarı A ADBEDDACBEEEAACCDBABCADCDEEBCADECECBCEAE

TYT Sosyal ecAcCEC DaB  CEB CDA     

Cevap Anahtarı A DBAACECADDBADCEBECDADBCAE

TYT Matematik A Ae b    DA       E  C    b          BE

Cevap Anahtarı A AAACBDBBABDACADEACBEEECCDDCEECADBCADCDBE

TYT Fen EecbC CDB c   E EDbB

Cevap Anahtarı A ECADCECDBBADDDEAEDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 3 22
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 4 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 1 0 50
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİT ŞEYMA ALÇİÇEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
417,508 266,600 5 5 5 16 114

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 7 3 6,25 63 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 97 19 92,25 77 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe BEAbADDCbBECAebDCABBeCeDaEadBCACDECEAECB

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Sosyal B cbCACED A ECcBCEAD     

Cevap Anahtarı B BDAACACEDDABECDBCEADABCDE

TYT Matematik CAAADBBBDAABADCECABEE CCDDCECdbBDCbADeEB

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB

TYT Fen ADEeCaCBDBDADDAEbBED

Cevap Anahtarı B ADECCECBDBDADDAEDBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 2 0 100
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ULUER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
395,143 266,600 12 12 12 43 302

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 89 16 85,00 71 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe b  EDDACBEbEAACCDBABCADCDadBCADaCECBCEAE

Cevap Anahtarı A ADBEDDACBEEEAACCDBABCADCDEEBCADECECBCEAE

TYT Sosyal   AeCECdDaB  CdBECDA     

Cevap Anahtarı A DBAACECADDBADCEBECDADBCAE

TYT Matematik AAACBDBBABDACdD ACBEEECCDDCbaC D  ADb   

Cevap Anahtarı A AAACBDBBABDACADEACBEEECCDDCEECADBCADCDBE

TYT Fen EeAeCE DBBAD DEAEDaB

Cevap Anahtarı A ECADCECDBBADDDEAEDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 1 1 50
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,513 266,600 32 32 32 269 1364

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 69 31 61,25 51 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe dEebAeDbdBbCAAdDCAdBACeDDEabcCACbECEdECB

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Sosyal eDeACACEaDAd b BCEAe     

Cevap Anahtarı B BDAACACEDDABECDBCEADABCDE

TYT Matematik  AAbDBBBDA BA  aCABEEbCCD CEC b D  A    

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB

TYT Fen ADEe EeBD  d ebEDe D

Cevap Anahtarı B ADECCECBDBDADDAEDBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 2 0 100
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,438 266,600 30 30 30 236 1255

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 67 14 63,50 53 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe eD EDDACBE aAACaDBABC DeDEEBCAbECECBCEdc

Cevap Anahtarı A ADBEDDACBEEEAACCDBABCADCDEEBCADECECBCEAE

TYT Sosyal   A  E  D B cbEBECeA     

Cevap Anahtarı A DBAACECADDBADCEBECDADBCAE

TYT Matematik   ACBD B BeA A E CBE ECCDDCE          a 

Cevap Anahtarı A AAACBDBBABDACADEACBEEECCDDCEECADBCADCDBE

TYT Fen E A CECDB       EebB

Cevap Anahtarı A ECADCECDBBADDDEAEDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 3 56
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 0 0 0
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,413 266,600 51 51 51 554 2902

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 49 19 44,25 37 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe AD EDDAbB EbAACdbBAaCADeDEd CAD CECBCEAE

Cevap Anahtarı A ADBEDDACBEEEAACCDBABCADCDEEBCADECECBCEAE

TYT Sosyal e AeCEbd a   bEB         

Cevap Anahtarı A DBAACECADDBADCEBECDADBCAE

TYT Matematik A b BD B B e   E                        

Cevap Anahtarı A AAACBDBBABDACADEACBEEECCDDCEECADBCADCDBE

TYT Fen EeceCEC Bc    E EDD 

Cevap Anahtarı A ECADCECDBBADDDEAEDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 0 2 0
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ERSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,498 266,600 40 40 40 385 1926

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 61 28 54,00 45 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe bDBEDDeCBEEbAACC dABCeDeDEEdCADECECBCEAE

Cevap Anahtarı A ADBEDDACBEEEAACCDBABCADCDEEBCADECECBCEAE

TYT Sosyal DcAeCECbDDB Dd           

Cevap Anahtarı A DBAACECADDBADCEBECDADBCAE

TYT Matematik d ACB cBd DbCb b C b EC    b            

Cevap Anahtarı A AAACBDBBABDACADEACBEEECCDDCEECADBCADCDBE

TYT Fen aeAeCECDBedcDDEcaDbB

Cevap Anahtarı A ECADCECDBBADDDEAEDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 1 1 50
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ÖKSÜZOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
411,405 266,600 7 7 7 24 150

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 95 19 90,25 75 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe dEbDADDCEBECAAEDCAdBACeDDdaaeCACDECEAECB

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Sosyal BDeAabCbaDcBECaBCEAD     

Cevap Anahtarı B BDAACACEDDABECDBCEADABCDE

TYT Matematik CA ADBBBDAABADCaCABEE CC  CECbABDC AD Ea

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB

TYT Fen ADECCECBDBDADeAEDBED

Cevap Anahtarı B ADECCECBDBDADDAEDBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 2 1 1 50
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,355 266,600 22 22 22 136 839

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 74 11 71,25 59 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe dEADADDCEBECAdEDCAdBACCDDdE  CACDECE ECB

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Sosyal  DeACAdbDDc EC BCEAD     

Cevap Anahtarı B BDAACACEDDABECDBCEADABCDE

TYT Matematik CAA DBBBDAAaADC CA EE                 EB

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB

TYT Fen Ab CeECBD      EDB  

Cevap Anahtarı B ADECCECBDBDADDAEDBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 0 78
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 2 1 1 50
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,935 266,600 26 26 26 189 1081

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 71 18 66,50 55 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe bDdEDDACB cEAeCCcBABCeDCDade ADaCECBCE E

Cevap Anahtarı A ADBEDDACBEEEAACCDBABCADCDEEBCADECECBCEAE

TYT Sosyal D AcCECdDa   CEBECDA     

Cevap Anahtarı A DBAACECADDBADCEBECDADBCAE

TYT Matematik AAAeBDBBABDA AD  C EEECC D b C        BE

Cevap Anahtarı A AAACBDBBABDACADEACBEEECCDDCEECADBCADCDBE

TYT Fen EeAbCECDBe    E     

Cevap Anahtarı A ECADCECDBBADDDEAEDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 3 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 1 1 50
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,695 266,600 58 58 58 744 4631

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 4 7,00 18 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 35 19 30,25 25 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe Ab b D  BEEEA ae B                      

Cevap Anahtarı A ADBEDDACBEEEAACCDBABCADCDEEBCADECECBCEAE

TYT Sosyal    caECcDa       CDA     

Cevap Anahtarı A DBAACECADDBADCEBECDADBCAE

TYT Matematik dAACBDBBea  C  E C E      Cb      A     

Cevap Anahtarı A AAACBDBBABDACADEACBEEECCDDCEECADBCADCDBE

TYT Fen EeA e CDBc eaeE aDD 

Cevap Anahtarı A ECADCECDBBADDDEAEDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 1 1 50
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BOSTANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,718 266,600 19 19 19 106 690

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 79 17 74,75 62 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe bDBEDDACBEEEAACdDBABCADeDEEdCADECECBCEbE

Cevap Anahtarı A ADBEDDACBEEEAACCDBABCADCDEEBCADECECBCEAE

TYT Sosyal   AeCE   a ccCEBECDA     

Cevap Anahtarı A DBAACECADDBADCEBECDADBCAE

TYT Matematik dAA BDcBA DACADE CBE ECCDD caC  BCA     

Cevap Anahtarı A AAACBDBBABDACADEACBEEECCDDCEECADBCADCDBE

TYT Fen EeA CE DB A DD ca bB

Cevap Anahtarı A ECADCECDBBADDDEAEDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 0 0 0
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF CÖMERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,290 266,600 35 35 35 285 1437

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 64 14 60,50 50 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe BEADADDbc cCAAEbCABBACdDDEcEdCAdDECEAEC 

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Sosyal     C  Ea    d BCEAD     

Cevap Anahtarı B BDAACACEDDABECDBCEADABCDE

TYT Matematik CAA DBBBDAABc C C BEE CCD CbC           

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB

TYT Fen  b e EC        EDBE 

Cevap Anahtarı B ADECCECBDBDADDAEDBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 0 0 0
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,205 266,600 37 37 37 320 1632

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 8 16,00 40 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 63 23 57,25 48 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe B ADADDd  dCAAEbeABBACCDDdaae           

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Sosyal ccAeCbCbaD BECcBC AD     

Cevap Anahtarı B BDAACACEDDABECDBCEADABCDE

TYT Matematik CAAADBBBDAABADCdCABEE CC  Cb c          

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB

TYT Fen AeEeCEeB c bDD EDBE 

Cevap Anahtarı B ADECCECBDBDADDAEDBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 1 22
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 0 3 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 2 1 1 50
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,460 266,600 55 55 55 698 4150

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 23,63 23,63 20,06

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 18,47 18,47 8,86

Toplam: 120 37 10 34,50 29 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe dEAbADDd BbCAAEDbABBACeDcEcEBCAC        

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Matematik CAAeDBB DAAa   ECABE                    

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 0 44
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 4 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENE S * VUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,885 266,600 29 29 29 226 1223

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 71 29 63,75 53 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe AbdEDDAaBEEEAeCCDBeBaeaCDaEeCAbaCECBC AE

Cevap Anahtarı A ADBEDDACBEEEAACCDBABCADCDEEBCADECECBCEAE

TYT Sosyal a AebECAea  cdaBECc      

Cevap Anahtarı A DBAACECADDBADCEBECDADBCAE

TYT Matematik AAACBDB  B ACA a CBEbECC DeE    BCAD  aE

Cevap Anahtarı A AAACBDBBABDACADEACBEEECCDDCEECADBCADCDBE

TYT Fen ECAaCECDBBd DeE aDD 

Cevap Anahtarı A ECADCECDBBADDDEAEDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 2 0 100
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 2 0 2 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 2 2 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,285 266,600 16 16 16 65 456

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 86 26 79,50 66 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe cbbDADDCEeECAAEDdABBACCeDEacc ACDECE ECc

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Sosyal eDAACACcDDecddeBCEAD     

Cevap Anahtarı B BDAACACEDDABECDBCEADABCDE

TYT Matematik CdAADBBaDAABA C CAB E CeDDCEC ABDCCADeEB

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB

TYT Fen AbECCECBDBcA eeEbBED

Cevap Anahtarı B ADECCECBDBDADDAEDBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 2 2 0 100
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 2 0 2 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,813 266,600 46 46 46 455 2343

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 9 1 8,75 44 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 55 25 48,75 41 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe BE DAaDCcB CbAbcbABBAa eDdaEB AeDECEA CB

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Sosyal B eACb EDDc Ea  CaAD     

Cevap Anahtarı B BDAACACEDDABECDBCEADABCDE

TYT Matematik CAee BaB AAa  C C  cE CeD  E     e c    

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB

TYT Fen A ECCECBD      dD   

Cevap Anahtarı B ADECCECBDBDADDAEDBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 0 1 0
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50
Din ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,820 266,600 38 38 38 333 1689

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 63 24 57,00 48 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe ADdEDDACB  EAACCDBABCADeeaEdCADaeECBCEdE

Cevap Anahtarı A ADBEDDACBEEEAACCDBABCADCDEEBCADECECBCEAE

TYT Sosyal eBAeCE eDaBceCaBECDA     

Cevap Anahtarı A DBAACECADDBADCEBECDADBCAE

TYT Matematik AcAC  c  aD      C E ECC  Cb    B     aE

Cevap Anahtarı A AAACBDBBABDACADEACBEEECCDDCEECADBCADCDBE

TYT Fen EecbCE D    D E aDDB

Cevap Anahtarı A ECADCECDBBADDDEAEDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 0 1 0
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 2 0 2 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL SAHİNER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,578 266,600 43 43 43 399 1982

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 58 18 53,50 45 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe eDBEDDACB   AACCDBABCADCDaE  AeECECBCEAE

Cevap Anahtarı A ADBEDDACBEEEAACCDBABCADCDEEBCADECECBCEAE

TYT Sosyal DcAcCE   acccCEBECDA     

Cevap Anahtarı A DBAACECADDBADCEBECDADBCAE

TYT Matematik e b BD    D  ADbAC  a         AD CA    E

Cevap Anahtarı A AAACBDBBABDACADEACBEEECCDDCEECADBCADCDBE

TYT Fen        De d ceE c D 

Cevap Anahtarı A ECADCECDBBADDDEAEDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 0 0 0
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİT KOBYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,500 266,600 39 39 39 335 1699

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 2 24,50 61 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 2 5 0,75 11 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 61 17 56,75 47 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe BE      EB CAAEDCABB Ce D    CACDECEdECB

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Sosyal BDeAaACEaDABECcBCEAD     

Cevap Anahtarı B BDAACACEDDABECDBCEADABCDE

TYT Matematik CAeADBBBDAA                             

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB

TYT Fen ebdeCEeBeBDADaeEbBEe

Cevap Anahtarı B ADECCECBDBDADDAEDBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 0 63
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 2 0 100
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAFSA  DERİ N 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
134,173 266,600 63 63 63 869 6574

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 35 -3,75 -9 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 5 15 1,25 4 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 5 15 1,25 3 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 16 75 -2,75 -2 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe BaecdbbaceabecaeCbdabaCDebbdcbeabdaEbdac

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Sosyal BeAcdbdaccdaEdbcabeD     

Cevap Anahtarı B BDAACACEDDABECDBCEADABCDE

TYT Matematik dAAc Beaedbadaeda cE b C                

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB

TYT Fen b adec   c Abe  b  D

Cevap Anahtarı B ADECCECBDBDADDAEDBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 9 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 1 7 13
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 2 0 2 0
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 2 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 2 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HARUN ONUR ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,788 266,600 61 61 61 827 5884

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 17 7,75 19 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 24 29 16,75 14 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe bcdbeDA   abAdbdcBABbeDCDaa aAD Cc      

Cevap Anahtarı A ADBEDDACBEEEAACCDBABCADCDEEBCADECECBCEAE

TYT Sosyal ccAcaE  Da   b   eD      

Cevap Anahtarı A DBAACECADDBADCEBECDADBCAE

TYT Matematik AdA      a                              

Cevap Anahtarı A AAACBDBBABDACADEACBEEECCDDCEECADBCADCDBE

TYT Fen Ee bCECDB     d     

Cevap Anahtarı A ECADCECDBBADDDEAEDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 2 22
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 1 4 13
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 0 0 0
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL ALBAYRAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
417,020 266,600 6 6 6 18 120

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 97 19 92,25 77 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe BEbDADDbEBECAAbDCABBACCDDdaEcCACDECEAECB

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Sosyal eDeAaACEaDc ddaBCEAD     

Cevap Anahtarı B BDAACACEDDABECDBCEADABCDE

TYT Matematik CAAADBBBDAABADCbCAB E C DDCbCEABDCCADDEB

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB

TYT Fen ADECbECBDaDADDAEbBED

Cevap Anahtarı B ADECCECBDBDADDAEDBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 2 0 100
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 2 0 2 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN NAMİ TOK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
440,525 266,600 1 1 1 3 31

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 104 16 100,00 83 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe BEADADDCEBECAAEDCABBeCdDDdEaeCACDECEAaCB

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Sosyal BDcACACEDDbBadeBCEAD     

Cevap Anahtarı B BDAACACEDDABECDBCEADABCDE

TYT Matematik CAAADBBBDAABADCaCABEEECeDDCECdABDCCADeEB

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB

TYT Fen ADECCECBDBDADDAEbBED

Cevap Anahtarı B ADECCECBDBDADDAEDBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 2 0 100
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 2 0 2 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TÜRKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,393 266,600 31 31 31 263 1324

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 69 27 62,25 52 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe dEADADDCE ECAAbDCABdACeDDdEaBCACDECEeECB

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Sosyal eccdC CEaec ECcBCE D     

Cevap Anahtarı B BDAACACEDDABECDBCEADABCDE

TYT Matematik  AeADBB D  aADC C BcE eC  Cb  AB C A    

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB

TYT Fen AbEeCaCBDe dDe Eb ED

Cevap Anahtarı B ADECCECBDBDADDAEDBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 1 0 50
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KARTALER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,348 266,600 25 25 25 181 1056

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 73 23 67,25 56 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe BEADADD cBECAAED ABBeCeDDEEadCACDECEAECB

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Sosyal eDAbaACEDDc ECeBCEAD     

Cevap Anahtarı B BDAACACEDDABECDBCEADABCDE

TYT Matematik  AAd BBB     DCaC Bd  daDbC  E B C c  E 

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB

TYT Fen AbEeCECBDa  a cEDBEa

Cevap Anahtarı B ADECCECBDBDADDAEDBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 2 0 100
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN BAŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,010 266,600 18 18 18 87 566

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 27 8 25,00 63 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 84 27 77,25 64 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe BEbDADDCEBbCA aDCABBAC DDEEaB ACDcCEAdCB

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Sosyal cDebC CEaDAeddcBCEAD     

Cevap Anahtarı B BDAACACEDDABECDBCEADABCDE

TYT Matematik CAeeDBBBD  BAeCcCABEEECa DCbe bBDC ADDEB

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB

TYT Fen AaECCaCBDBbdaDAEDBED

Cevap Anahtarı B ADECCECBDBDADDAEDBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 1 0 50
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 2 0 2 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM AYHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,150 266,600 17 17 17 75 516

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 85 27 78,25 65 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe bDdEDDeCBEbEAACCcBAeCeDCDEdBCADEeECBCEAa

Cevap Anahtarı A ADBEDDACBEEEAACCDBABCADCDEEBCADECECBCEAE

TYT Sosyal DcAeCECADDBAcddBECDA     

Cevap Anahtarı A DBAACECADDBADCEBECDADBCAE

TYT Matematik AeA BDBB BDA  D ACBE ECCDcCEaCdDBCADb BE

Cevap Anahtarı A AAACBDBBABDACADEACBEEECCDDCEECADBCADCDBE

TYT Fen ECAeCECcBcccD EAaDbB

Cevap Anahtarı A ECADCECDBBADDDEAEDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 2 0 100
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 2 0 2 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KUKUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,938 266,600 50 50 50 549 2883

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 18,47 18,47 8,86

Toplam: 120 49 19 44,25 37 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe dEebcDDCE EdAAa aABBACaDDdEde ACDECEdcCB

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Sosyal   eACcCE D   baBCEAD     

Cevap Anahtarı B BDAACACEDDABECDBCEADABCDE

TYT Matematik CAAADBB DAABd   C      CD  b    D       

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 1 1 50
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,175 266,600 42 42 42 390 1938

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 58 17 53,75 45 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe BEbDADDCcBbCAA DCABaACdDDdaE CAC ECEdECB

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Sosyal aDeAC  E D B   BCEAD     

Cevap Anahtarı B BDAACACEDDABECDBCEADABCDE

TYT Matematik  AA  Bc  d B D  C Bc E                  

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB

TYT Fen Ab e EeBDBe D  ED ED

Cevap Anahtarı B ADECCECBDBDADDAEDBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 0 0 0
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
388,650 266,600 13 13 13 53 377

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 88 20 83,00 69 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe ADaEDDA BcEEAACCDBABCADCDaEBCADECECBCEdE

Cevap Anahtarı A ADBEDDACBEEEAACCDBABCADCDEEBCADECECBCEAE

TYT Sosyal D AeCECAea   CEBECDA     

Cevap Anahtarı A DBAACECADDBADCEBECDADBCAE

TYT Matematik eAcCBDcabBDACAD  CBE ECC DCEECA BCADe BE

Cevap Anahtarı A AAACBDBBABDACADEACBEEECCDDCEECADBCADCDBE

TYT Fen ECAeCECDBdbDD EcaabB

Cevap Anahtarı A ECADCECDBBADDDEAEDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 2 0 100
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,515 266,600 15 15 15 63 449

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 85 20 80,00 67 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe ebBEDDA B EaAACCbBAeCADCDdceCADbCECBCEeE

Cevap Anahtarı A ADBEDDACBEEEAACCDBABCADCDEEBCADECECBCEAE

TYT Sosyal   deCECADa   CEBECDA     

Cevap Anahtarı A DBAACECADDBADCEBECDADBCAE

TYT Matematik AAAdBDBBABDACADEACBEEECCDDaEECADBCADCDBE

Cevap Anahtarı A AAACBDBBABDACADEACBEEECCDDCEECADBCADCDBE

TYT Fen EeAeCECDB  bae      

Cevap Anahtarı A ECADCECDBBADDDEAEDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 2 0 100
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETYİĞİTGÜNEYSULU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,310 266,600 28 28 28 208 1143

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 4 19,00 48 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 69 16 65,00 54 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe ADcEDDb Bc EAACCDBABCADeD E             

Cevap Anahtarı A ADBEDDACBEEEAACCDBABCADCDEEBCADECECBCEAE

TYT Sosyal DBAedECADD c dEBECDA     

Cevap Anahtarı A DBAACECADDBADCEBECDADBCAE

TYT Matematik AcACBDB AaDAC  aACB   CC   b  AD CADC B 

Cevap Anahtarı A AAACBDBBABDACADEACBEEECCDDCEECADBCADCDBE

TYT Fen EeAaCECDBaA D EA DbB

Cevap Anahtarı A ECADCECDBBADDDEAEDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 0 22
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 1 0 13
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 2 0 100
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,688 266,600 47 47 47 493 2543

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 56 36 47,00 39 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe ebaEDDAbBcdaAACCDdAeCAD DaceCADaCECBCEea

Cevap Anahtarı A ADBEDDACBEEEAACCDBABCADCDEEBCADECECBCEAE

TYT Sosyal DcccCEedbaB aCEBECDA     

Cevap Anahtarı A DBAACECADDBADCEBECDADBCAE

TYT Matematik dAAdBD  ABeACdc  C Eb      d            

Cevap Anahtarı A AAACBDBBABDACADEACBEEECCDDCEECADBCADCDBE

TYT Fen EeAeeECDBab D EbEDD 

Cevap Anahtarı A ECADCECDBBADDDEAEDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 0 2 0
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT RUHİ ÖNDER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
349,258 266,600 24 24 24 151 913

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 4 3 3,25 33 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 22 8 20,00 50 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 75 21 69,75 58 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe aEAD DDC B CAAb CABBACCDDdEEeCAeDECE ECB

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Sosyal cDeAdACE D BE  BCEAD     

Cevap Anahtarı B BDAACACEDDABECDBCEADABCDE

TYT Matematik CAAeDBBBDA B  C CcBEE CeD dbC  d CC DeEa

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB

TYT Fen ceE CEeBD  e  AEDBaD

Cevap Anahtarı B ADECCECBDBDADDAEDBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 2 0 100
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Sayı Problemleri 4 1 2 25
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,760 266,600 53 53 53 637 3435

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 8 13,00 33 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 42 10 39,50 33 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe dEb ADD E  CAc DeAdBdCCDDEba            

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Sosyal   e C  EDD   C BCEAD     

Cevap Anahtarı B BDAACACEDDABECDBCEADABCDE

TYT Matematik CAdADBB     A   C  EE   D CE            

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB

TYT Fen A      B       ED   

Cevap Anahtarı B ADECCECBDBDADDAEDBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 1 11
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 1 2 13
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 0 0 0
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN SAB 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,178 266,600 33 33 33 279 1414

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 7 12,25 31 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 65 20 60,00 50 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe cEbDeDDC  aCAdbb ABBACCD                

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Sosyal BDeAaACEa  BECeBCE D     

Cevap Anahtarı B BDAACACEDDABECDBCEADABCDE

TYT Matematik CAAbD B DAABd C CAdEE CCD Cb cA  CeA  EB

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB

TYT Fen AebCCECBDBDADe EDB D

Cevap Anahtarı B ADECCECBDBDADDAEDBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 0 22
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 2 0 100
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
400,775 266,600 10 10 10 34 242

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 91 16 87,00 73 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe ADBEDDA BEcEAACCDBABCADCDEEBCADaCECBCE E

Cevap Anahtarı A ADBEDDACBEEEAACCDBABCADCDEEBCADECECBCEAE

TYT Sosyal aBAeCECAbb d CEBECDA     

Cevap Anahtarı A DBAACECADDBADCEBECDADBCAE

TYT Matematik AAACBDaBbdDACA   CBE ECC D EaCA dCA  eBE

Cevap Anahtarı A AAACBDBBABDACADEACBEEECCDDCEECADBCADCDBE

TYT Fen ECAeCECDBBADDDEbaDDB

Cevap Anahtarı A ECADCECDBBADDDEAEDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 2 0 100
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KARAÇAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
409,838 266,600 8 8 8 25 161

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 93 13 89,75 75 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe bDdEDDACBEEEAACC BABCeD D EBCADaCECBCEd 

Cevap Anahtarı A ADBEDDACBEEEAACCDBABCADCDEEBCADECECBCEAE

TYT Sosyal bBAACECADDBb CEBdCDA     

Cevap Anahtarı A DBAACECADDBADCEBECDADBCAE

TYT Matematik AAACB cB  DACADa CBE  CCDD E CADBCADCeBE

Cevap Anahtarı A AAACBDBBABDACADEACBEEECCDDCEECADBCADCDBE

TYT Fen ECA CdCDBBADDDEAEDbB

Cevap Anahtarı A ECADCECDBBADDDEAEDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 2 0 100
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA BOLACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,345 266,600 52 52 52 578 3024

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 52 36 43,00 36 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe bbBaDDACaE bAACdcaABCADeDadaCADECECBaEdE

Cevap Anahtarı A ADBEDDACBEEEAACCDBABCADCDEEBCADECECBCEAE

TYT Sosyal aebebEb DDc  eEBEdDA     

Cevap Anahtarı A DBAACECADDBADCEBECDADBCAE

TYT Matematik A ACeDBB   ea  b C EbE     E            

Cevap Anahtarı A AAACBDBBABDACADEACBEEECCDDCEECADBCADCDBE

TYT Fen EecbCE DBcA D EbaaDc

Cevap Anahtarı A ECADCECDBBADDDEAEDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 0 1 0
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OGULCAN AKULKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,145 266,600 54 54 54 692 4080

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 8 15,00 38 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 39 17 34,75 29 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe BEbccDD  BECAdbDCAeBACaDDd    A         

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Sosyal  c   cC aD B Ce  EAD     

Cevap Anahtarı B BDAACACEDDABECDBCEADABCDE

TYT Matematik   AAbBcBDbd A   CABE       E            

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB

TYT Fen A     CBD e         

Cevap Anahtarı B ADECCECBDBDADDAEDBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 0 22
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 1 1 13
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Harita Okuryazarlığı 2 1 1 50
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN EMRE AKGÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,288 266,600 20 20 20 117 751

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 3 16,25 41 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 77 18 72,50 60 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe ADBEDD bBEEEAACeDdABC                   

Cevap Anahtarı A ADBEDDACBEEEAACCDBABCADCDEEBCADECECBCEAE

TYT Sosyal eBAcCECADDc cdEBECDA     

Cevap Anahtarı A DBAACECADDBADCEBECDADBCAE

TYT Matematik AAACBDBB BDAC DbACBE ECCDDaEaCADBCADC BE

Cevap Anahtarı A AAACBDBBABDACADEACBEEECCDDCEECADBCADCDBE

TYT Fen EeAbCECDBcbbDeEAEDbB

Cevap Anahtarı A ECADCECDBBADDDEAEDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 0 11
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 2 0 100
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REHA ORAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,743 266,600 56 56 56 707 4246

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 9 12,75 32 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 42 34 33,50 28 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe AbcEDDe  ca AAC aBAaC  eDaE CAD         

Cevap Anahtarı A ADBEDDACBEEEAACCDBABCADCDEEBCADECECBCEAE

TYT Sosyal DededEbbDa   b BECcA     

Cevap Anahtarı A DBAACECADDBADCEBECDADBCAE

TYT Matematik AAACeeBBABD  ccd  dc E C    E           

Cevap Anahtarı A AAACBDBBABDACADEACBEEECCDDCEECADBCADCDBE

TYT Fen aeADeECDecAea E aDb 

Cevap Anahtarı A ECADCECDBBADDDEAEDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 0 22
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 3 1 38
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 0 2 0
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ KAÇAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,798 266,600 21 21 21 133 825

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 77 21 71,75 60 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe ADBbDD CBEEEAACCDdABCADeDEdBCAbECECBCEAE

Cevap Anahtarı A ADBEDDACBEEEAACCDBABCADCDEEBCADECECBCEAE

TYT Sosyal DcAAdECADaBbbCdBECcA     

Cevap Anahtarı A DBAACECADDBADCEBECDADBCAE

TYT Matematik eAA B BB  DACA       ECC DeE   D CA   BE

Cevap Anahtarı A AAACBDBBABDACADEACBEEECCDDCEECADBCADCDBE

TYT Fen EeA eECDBcdD DEeaDbB

Cevap Anahtarı A ECADCECDBBADDDEAEDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 2 0 100
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 2 0 2 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH YAZAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
409,180 266,600 9 9 9 26 167

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 94 19 89,25 74 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe dEbD DDCEBECAAbDCAdBeCeDDEac CAeDE  bECB

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Sosyal cDcACACEDDcaECeBCEAD     

Cevap Anahtarı B BDAACACEDDABECDBCEADABCDE

TYT Matematik CAAADBBBDAABADCEC BEEEC DDCdCEABDC ADeEB

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB

TYT Fen ADEaCECBDBDdDDAEDBED

Cevap Anahtarı B ADECCECBDBDADDAEDBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 3 44
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 2 0 100
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE GÖNÜLTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,565 266,600 49 49 49 523 2745

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 6 13,50 34 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 50 20 45,00 38 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe BEbD DDd BECAdEDCAddAaC                 

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Sosyal BDeACbCEaD   d BCEAD     

Cevap Anahtarı B BDAACACEDDABECDBCEADABCDE

TYT Matematik  Aee BBBDA    C C eEEEe                 

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB

TYT Fen ADEeCaCBDaecD  EbBED

Cevap Anahtarı B ADECCECBDBDADDAEDBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 1 11
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 1 1 50
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 2 33
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL İŞÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,123 266,600 11 11 11 41 295

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 90 19 85,25 71 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe bDBEDDACBEcEAACCDBAdCADeDaE CADaCECBCEdE

Cevap Anahtarı A ADBEDDACBEEEAACCDBABCADCDEEBCADECECBCEAE

TYT Sosyal DBAeCECADDBccddBECDA     

Cevap Anahtarı A DBAACECADDBADCEBECDADBCAE

TYT Matematik AAACBDBBcBD CADEACBE E CDDeb  A   A  DBE

Cevap Anahtarı A AAACBDBBABDACADEACBEEECCDDCEECADBCADCDBE

TYT Fen EebDCECDBBbDcDEAEDDB

Cevap Anahtarı A ECADCECDBBADDDEAEDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 2 0 100
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 2 0 2 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,673 266,600 34 34 34 282 1427

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 68 30 60,50 50 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe dEbcADDC BECAA ceABBdCeDDEEdeCACDEC AECB

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Sosyal BcAbCbCEaDcBEC BCEbD     

Cevap Anahtarı B BDAACACEDDABECDBCEADABCDE

TYT Matematik dA ADBBBDb    C C * E C D CbCa d C AD   

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB

TYT Fen AeEeCEeBD DdDedEDcaa

Cevap Anahtarı B ADECCECBDBDADDAEDBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 1 1 50
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE ÖZYURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
436,375 266,600 3 3 3 6 42

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 103 17 98,75 82 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe ADBaDDACBEEEAACCDBABCADCDEEcCADaCECBCEdE

Cevap Anahtarı A ADBEDDACBEEEAACCDBABCADCDEEBCADECECBCEAE

TYT Sosyal bcAACECADDBccCdBECDA     

Cevap Anahtarı A DBAACECADDBADCEBECDADBCAE

TYT Matematik eAACBDBBAaDACAcEACBEEECCDDaEdCADBCADCeBE

Cevap Anahtarı A AAACBDBBABDACADEACBEEECCDDCEECADBCADCDBE

TYT Fen ECAeCECDBBADDDEAEDbB

Cevap Anahtarı A ECADCECDBBADDDEAEDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 2 0 100
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 2 0 2 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKER DURU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
439,723 266,600 2 2 2 4 35

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 102 9 99,75 83 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe BE DADDCEBECAAbDCABB C DDEaaBCACDECEAECB

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Sosyal  DeAaACEaDA ECcBCEAD     

Cevap Anahtarı B BDAACACEDDABECDBCEADABCDE

TYT Matematik CAAADBBBD ABADC CABEE CCDDCbCaABDC ADDEB

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB

TYT Fen ADECCECBDBDADDAEDBED

Cevap Anahtarı B ADECCECBDBDADDAEDBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 2 0 100
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT SOYLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,463 266,600 60 60 60 816 5776

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 1 4,75 12 23,63 23,63 20,06

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 22 14 18,50 15 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe ADBbDD                                  

Cevap Anahtarı A ADBEDDACBEEEAACCDBABCADCDEEBCADECECBCEAE

TYT Matematik e A BD B B AC    bBE                    

Cevap Anahtarı A AAACBDBBABDACADEACBEEECCDDCEECADBCADCDBE

TYT Fen EedbeECDBcdeD EbaDbd

Cevap Anahtarı A ECADCECDBBADDDEAEDDB
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitler 1 1 0 100
Enerji Taşıyıcı Molekül: ATP 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0
Kan Grupları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TÜMAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,240 266,600 41 41 41 389 1936

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 61 30 53,50 45 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe bbBEDDcCeEbadAdabBABCADeDEacCADaCECBCEda

Cevap Anahtarı A ADBEDDACBEEEAACCDBABCADCDEEBCADECECBCEAE

TYT Sosyal DcdeaE  DaB aCEBECDA     

Cevap Anahtarı A DBAACECADDBADCEBECDADBCAE

TYT Matematik eAACBDB  B AC    CcEE CCDDeE C          

Cevap Anahtarı A AAACBDBBABDACADEACBEEECCDDCEECADBCADCDBE

TYT Fen ECAbea DB     E abDB

Cevap Anahtarı A ECADCECDBBADDDEAEDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 0 0 0
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK PULAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,798 266,600 45 45 45 439 2217

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 57 27 50,25 42 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe bDBEDDd   dbAACCDBABCADCDEdeCAbaCECBCEeE

Cevap Anahtarı A ADBEDDACBEEEAACCDBABCADCDEEBCADECECBCEAE

TYT Sosyal D AeCEbcDa  ebdBECeA     

Cevap Anahtarı A DBAACECADDBADCEBECDADBCAE

TYT Matematik c A   BB cDd c   CBEbEC                 

Cevap Anahtarı A AAACBDBBABDACADEACBEEECCDDCEECADBCADCDBE

TYT Fen ECcDeE DBcd D E EDbB

Cevap Anahtarı A ECADCECDBBADDDEAEDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 0 2 0
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 2 0 2 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT BAKİ POLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,168 266,600 59 59 59 750 4731

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 38 33 29,75 25 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe dbeDADD   bCAc beABBACeeeEEdaeAeDECbbcCB

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Sosyal     b  EaD               

Cevap Anahtarı B BDAACACEDDABECDBCEADABCDE

TYT Matematik  Ae   cdDA BA   C  EE d   Cb  d         

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB

TYT Fen ceEe EeBDc ca cED ED

Cevap Anahtarı B ADECCECBDBDADDAEDBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 0 0 0
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUŞA BİLAL PİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,498 266,600 27 27 27 198 1106

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 71 19 66,25 55 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe aEbDADDCaBcCAAbDCABBACCDDEaEBCAeDECEbaCB

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Sosyal cDeAC CE c  ECeBCEAD     

Cevap Anahtarı B BDAACACEDDABECDBCEADABCDE

TYT Matematik CAAADBBBDAAB  C C BEEcCCDDCaC           

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB

TYT Fen  b C EeBD e   c  B  

Cevap Anahtarı B ADECCECBDBDADDAEDBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 1 0 50
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KRALLAR KARMASI TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DEMİRÖRS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,855 266,600 14 14 14 54 382

Puanı Hesaplanan: 63 63 869 6581

Katılımlar: 63 63 63 878 6684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 23,63 23,63 20,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,83 1,83 1,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,68 2,68 1,93

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,17 1,17 0,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,02 3,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,69 9,69 8,21

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 15,22 15,22 7,45

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,25 3,25 1,41

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 18,47 18,47 8,86

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,53 3,53 2,18

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,86 2,86 1,56

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,00 3,00 1,91

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 9,39 9,39 5,65

Toplam: 120 88 21 82,75 69 61,17 61,17 42,78

TYT Türkçe BEbDADDCEBbCAAEDCABBACCDDEacBCACDECEAECB

Cevap Anahtarı B BEADADDCEBECAAEDCABBACCDDEEEBCACDECEAECB

TYT Sosyal BacACACEaDcaEdeBCEAD     

Cevap Anahtarı B BDAACACEDDABECDBCEADABCDE

TYT Matematik  AA DBa DAABA CaCABEE CCD  bCaA DCCAD   

Cevap Anahtarı B CAAADBBBDAABADCECABEEECCDDCECEABDCCADDEB

TYT Fen ADEeeEeBDcDAaeAEDBED

Cevap Anahtarı B ADECCECBDBDADDAEDBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 2 2 0 100
Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Alternatif Görüş Geliştirme 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
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