
SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
A *A ÇERİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
393,152 388,260 85 121 121 127 247

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 15 2 14,33 72 12,73 13,09 11,18

Fen 20 10 9 7,00 35 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 67 19 60,67 67 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCddBa

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABbACdDCAc

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ bBDBCDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK C AcCbB  CBDACDACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ dcDaDBCaC abACdDBbaB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 2 4 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ADASU ÖZTÜRK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
441,084 388,260 41 65 65 66 134

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,73 13,09 11,18

Fen 20 14 6 12,00 60 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 76 14 71,33 79 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDAdBDCAc

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cdDBbDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAACCBBDCBDACcACaDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BbDBDBaaCDDCcCdDBbCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KUBAT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
421,189 388,260 59 88 88 92 175

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,73 13,09 11,18

Fen 20 11 9 8,00 40 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 73 17 67,33 75 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACaDABCBdACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACbBAADBd

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDbCDCBcBc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCcBDAABCDBBCCDCBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ CDaCcdBDBADDBbDadada

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÖZYİĞEN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
422,092 388,260 57 86 86 90 173

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 15 2 14,33 72 12,73 13,09 11,18

Fen 20 13 7 10,67 53 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 73 14 68,33 76 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE AdDADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACBaCAa

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDBCDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CB AC BB CBaAbDACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BAbBDBbdbbDCACdDBDCd

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMETSALİH MERT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
401,146 388,260 76 109 109 113 225

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 16 2 15,33 77 12,73 13,09 11,18

Fen 20 11 6 9,00 45 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 67 17 61,33 68 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBdCBBDACDDAcCBdACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİ ACaBAADaC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDdCDCBccb

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK AcCABDAA C BBCbDCBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ CD CABBDBbD BbcBda c

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 0 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF ENES PARLAK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
424,425 388,260 54 83 83 87 167

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 13 3 12,00 60 12,73 13,09 11,18

Fen 20 15 5 13,33 67 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 72 14 67,33 75 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABcACBDCAc

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDBdDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDaBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK C bAC BB CBa dDACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADBcBCaCDDCACbDBcdB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ BİLİK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
441,043 388,260 43 67 67 68 136

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,73 13,09 11,18

Fen 20 13 7 10,67 53 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 77 13 72,67 81 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCdBBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDcdBDCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDBCDCBCD

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDaCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAACCcBDCBDACDACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADcDBbabDbCACdDBcCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN KARAER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
441,063 388,260 42 66 66 67 135

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 16 4 14,67 73 12,73 13,09 11,18

Fen 20 16 4 14,67 73 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 76 14 71,33 79 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDAdBcCAc

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDBdDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAdCCaBDCBDACDAbdDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADBDBCaCbaCACAcBDCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ZENGİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
454,304 388,260 28 47 47 48 102

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,73 13,09 11,18

Fen 20 16 4 14,67 73 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 79 11 75,33 84 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİcACDBAADBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ aDCCDCBcdc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADaABDAABCDBdCCDCBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ CaCCcBBDBADDBCDadBCD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARJEN AKINCI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
444,254 388,260 36 57 57 58 122

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 17 2 16,33 82 12,73 13,09 11,18

Fen 20 16 4 14,67 73 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 77 12 73,00 81 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCaBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDBAADdC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDbCDbBcdA

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCABDAABC BaCCDCBaC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ CDCCABBDBADDBCDadadD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 2 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARŞA ÇİLOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
461,755 388,260 19 32 32 33 82

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,73 13,09 11,18

Fen 20 15 5 13,33 67 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 82 8 79,33 88 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACBDCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDBCDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAACCBBDCBDAaDACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADaDBCaCaDCACdDBbCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASAF POLAT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
348,287 388,260 116 158 158 176 341

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 13 7 10,67 53 12,73 13,09 11,18

Fen 20 8 10 4,67 23 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 57 30 47,00 52 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBaBbCACADBCd Bc

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİAdbAaBDCcc

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cdDBCDaBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK ddAAbCcBDCBaACDACabB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BcDacBC daDbdCAcBb a

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 2 2 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASRIN CANBAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
467,256 388,260 15 26 26 27 64

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,73 13,09 11,18

Fen 20 16 4 14,67 73 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 83 7 80,67 90 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDBAADBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDCCDCBbBc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCABDAABCDBBCCDbBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ CDCCdBBDBADDBCDadBCc

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA KAPUCUOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
365,866 388,260 105 145 145 157 304

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 11 9 8,00 40 12,73 13,09 11,18

Fen 20 9 11 5,33 27 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 62 28 52,67 59 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBaBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABbACdbCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ bBDaCDaBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBbACCadDCBDbCcAddba

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ dADaDBbBCbDdcCdDaaac

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYAZ AYKANAT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
453,070 388,260 29 48 48 49 104

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,73 13,09 11,18

Fen 20 14 5 12,33 62 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 79 10 75,67 84 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCaBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDAbDBAADBa

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDdCDCBcBA

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCABDAABCDBBCCDCBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ C CCcBBDBADDBCDadabD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYAZ KÜÇÜKOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
459,658 388,260 21 35 35 36 85

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,73 13,09 11,18

Fen 20 16 4 14,67 73 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 80 10 76,67 85 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACBDCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ bdDBdDCBbc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAACCBBDCBbACDACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADBDBaaCDDCACdDBcCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ABAY 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
382,772 388,260 89 125 125 133 263

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 8 5 6,33 32 12,73 13,09 11,18

Fen 20 12 7 9,67 48 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 63 19 56,67 63 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİAcDAaBaCbD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDBdDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK C cA  a   BDAba CBDd

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BbDaDBCBacDa CdDBbCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 0 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ ÇENGELOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
441,267 388,260 40 64 64 65 133

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 14 3 13,00 65 12,73 13,09 11,18

Fen 20 16 3 15,00 75 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 78 8 75,33 84 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBaBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACBDCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDBCDCBCD

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK C AACCB  dBadCDACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ  ADBDBCaCaDCACdDBDCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ YÜCEL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
442,355 388,260 39 63 63 64 129

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,73 13,09 11,18

Fen 20 15 4 13,67 68 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 76 13 71,67 80 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBbCBBDACDDABCaBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDBAccdC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDaCDCBDdc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK AcCABDAABCDBBCCDCBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ CbCCABBDBAaDBCDdA aD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞİN DEMİRKAYA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,838 388,260 120 163 163 182 355

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 6 10 2,67 13 12,73 13,09 11,18

Fen 20 7 10 3,67 18 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 56 27 47,00 52 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACcBDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDBAAbca

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDCCDCacBb

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK bcC a AbdCbc  bDdBaC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ C bCdaBaBADbabDcd  b

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 0 2 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZİZ ŞAHİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,021 388,260 103 143 143 155 302

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 7 3 6,00 60 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 8 6 6,00 30 12,73 13,09 11,18

Fen 20 10 7 7,67 38 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 59 21 52,00 58 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCcBBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACcDCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBaB DCBCa

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE aBACDcBCbD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK  dcA d   CBDcCc CdDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADBc CBbcDbcC Dac B

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 0 2 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN BOSTANCI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
401,852 388,260 75 108 108 112 222

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 8 2 7,33 73 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 10 5 8,33 42 12,73 13,09 11,18

Fen 20 14 4 12,67 63 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 66 17 60,33 67 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDBAcDca

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDCCbCBadA

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE dCcBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK AbCA bAd C Bd  DbBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ C  CdBBDBADDBCDadaCD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATU BERBER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
449,475 388,260 32 53 53 54 109

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,73 13,09 11,18

Fen 20 15 4 13,67 68 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 77 11 73,33 81 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACcDBC BBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDAaBbCAc

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ dBDBCDaBCa

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAACCBBDCBDACDACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADaDBCBCaDCACdcB CB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN KAYGUSUZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
445,517 388,260 34 55 55 56 120

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,73 13,09 11,18

Fen 20 14 6 12,00 60 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 78 12 74,00 82 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACBDCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cdDBbDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAACCBBaCBDdCDACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADaDBCaCbDCdCdDBbCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN ALTUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
398,722 388,260 77 111 111 117 233

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 8 1 7,67 77 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 14 4 12,67 63 12,73 13,09 11,18

Fen 20 13 7 10,67 53 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 66 21 59,00 66 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACbDBaABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABbcCccCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDBdDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACD BCcD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK C cAaCBB CBDcCcACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADBDBCabbDCcCdDBaaB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 2 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BELİZ MANDACI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
317,174 388,260 125 170 170 199 390

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 6 6 4,00 20 12,73 13,09 11,18

Fen 20 6 12 2,00 10 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 49 31 38,67 43 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDAcBBBCCACbDBCAdBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİAcbAddaabD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDaCDCBCa

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK  Bbc CBcD d b  dCB  

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ cbbaDdCab D dabDccCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 2 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 0 6 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 0 4 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİA TANRIKULU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
371,715 388,260 98 138 138 149 291

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 8 0 8,00 80 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 12 1 11,67 58 12,73 13,09 11,18

Fen 20 9 10 5,67 28 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 61 17 55,33 61 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE  BACaBDACDDABCBdACbC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİD CDBAADBb

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDbCDCBcBA

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BC  CDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCA DA  C  BC  bBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ CcbCA aDdcDDabDadBdD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 2 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL ÜNGÜÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
415,203 388,260 64 94 94 98 196

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 13 5 11,33 57 12,73 13,09 11,18

Fen 20 17 3 16,00 80 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 71 17 65,33 73 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBAadBDACDDABCaBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDBAcbBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDdCDCBcBb

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE aCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCcBaAdBCDBa  DCBdC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ CbCCABBbBADDBCDBAaCD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 2 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KAYGUSUZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
392,554 388,260 86 122 122 128 248

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 13 7 10,67 53 12,73 13,09 11,18

Fen 20 12 8 9,33 47 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 68 22 60,67 67 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDAaCBBACcC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDBAADBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDddDCBaBc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCcBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK AcbABDAbdCbBBCCabBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ abCCcdBDBADcBCDBbaaD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA UZUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
477,113 388,260 9 14 14 14 33

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,73 13,09 11,18

Fen 20 19 1 18,67 93 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 83 7 80,67 90 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACbBAcDBa

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDCCDCBaBc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCABDAABCDBaCCDCBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ CDCCABBDBADDBCDaABCD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK BİRCAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
357,708 388,260 112 154 154 169 327

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 8 2 7,33 73 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 7 5 5,33 27 12,73 13,09 11,18

Fen 20 10 8 7,33 37 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 58 21 51,00 57 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBddBBDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDBAADBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BD dDCBcdc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDAdcD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK d Cc cAb     C cCBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ   bCcBaaBADcBCDadaCD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN KAYA İMANÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
472,337 388,260 11 19 19 20 47

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,73 13,09 11,18

Fen 20 18 2 17,33 87 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 84 6 82,00 91 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACbDBbABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACBDCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDBCDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAACCBBDCBDACDACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADBDBCaCDDCACdDBDCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMAL AYDOĞDİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
434,632 388,260 47 74 74 77 151

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 16 3 15,00 75 12,73 13,09 11,18

Fen 20 13 6 11,00 55 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 76 11 72,33 80 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACBDCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ bBDB DCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAACCaB CBDACDdCaDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ  ADaDBCaCDDdcCdDBDbB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 1 2 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE ÖZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
409,425 388,260 69 101 101 105 205

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 13 1 12,67 63 12,73 13,09 11,18

Fen 20 13 5 11,33 57 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 69 13 64,67 72 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACaADBaBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDAaBcCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDBbDdBCD

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK C AAC BB  BDcCDAC D 

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ  ADaDBCBd DdACdDBcCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 0 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE BARUT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
488,996 388,260 1 1 1 1 4

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,73 13,09 11,18

Fen 20 18 2 17,33 87 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 88 2 87,33 97 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDBAADBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDCCDCBDBA

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCABDAABCDBBCCDCBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ CDCCcBBDBADDBCDBAaCD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE SU ALASAD 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
406,652 388,260 70 102 102 106 208

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 14 4 12,67 63 12,73 13,09 11,18

Fen 20 12 8 9,33 47 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 70 18 64,00 71 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCAcBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACBbCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDadDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK C cACCaB CBDACDACcaB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ dADaaBadbaDCACdDBDCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 2 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ SET 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
349,302 388,260 114 156 156 174 338

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 8 7 5,67 28 12,73 13,09 11,18

Fen 20 10 8 7,33 37 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 56 26 47,33 53 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACcDBdA BD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİAcDAdBabAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDBbDbBbc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK   AAC Bd daa bDACdcB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ  ADaDcacC DacCADBcaB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ YEL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
358,904 388,260 110 151 151 165 321

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 3 6 1,00 10 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 8 4 6,67 33 12,73 13,09 11,18

Fen 20 12 7 9,67 48 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 55 25 46,67 52 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACaDABCBBACdC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİD CcaAcbcd

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDddbCBcdb

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK A Cc bAA     a DCBcC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ d CCcBBDBbDcBbDBdBCa

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 0 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN ADA KARDOĞAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
414,097 388,260 66 96 96 100 199

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 13 3 12,00 60 12,73 13,09 11,18

Fen 20 13 6 11,00 55 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 71 13 66,67 74 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBbCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABbACBDC D

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDBCDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CaAcCCBB  BDACa CBD 

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ dADaDBCab DCcCdDBDCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 2 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN AYKUT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
394,196 388,260 82 117 117 123 243

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 9 4 7,67 38 12,73 13,09 11,18

Fen 20 15 5 13,33 67 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 66 17 60,33 67 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE aBACBBDACaDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİbACDcAADBd

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDdCDCBcdA

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK A C BDc  Cc aC  CBaC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ CDaCABdDBbDDBCDBdBaD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 2 2 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA SİNCER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
440,416 388,260 44 68 68 69 137

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 18 0 18,00 90 12,73 13,09 11,18

Fen 20 12 6 10,00 50 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 76 10 72,67 81 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDcAADBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ aDCCDCBcBc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCABDAA CDB CCDCBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ C  CdBBbBADDBdDadaCD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞU GÜNDOĞDU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
465,351 388,260 17 28 28 29 69

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,73 13,09 11,18

Fen 20 17 3 16,00 80 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 81 9 78,00 87 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBaBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACBDCAc

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBcBbDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAACCBBDCBDACDACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADaDBCaCDDCACdDBDCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN EROL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
470,979 388,260 13 22 22 23 51

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,73 13,09 11,18

Fen 20 18 2 17,33 87 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 82 8 79,33 88 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDBAcDBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDadDCBDdc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCABDAABCDBBCCDCBBa

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ CDCCcBBDBADDBCDcABCD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK KÜKLÜ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
299,812 388,260 128 174 174 207 413

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 2 14,33 72 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 1 2 0,33 3 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 12,73 13,09 11,18

Fen 20 8 7 5,67 28 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 39 22 31,67 35 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DB   BDACaDABCBdACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACaBAcDda

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDCCaCBcBA

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE     b  C b

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK   d   c    a C  a c 

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ Ca Cd  DBADbdaDdA  b

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 1 0 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK OKUR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
456,858 388,260 23 39 39 40 92

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,73 13,09 11,18

Fen 20 14 6 12,00 60 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 80 10 76,67 85 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACBDCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cdDBCDCBac

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAACCBBDCBDACDACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADaDBCdCDDCdCdDBcaB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK ORÇUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
416,214 388,260 62 91 91 95 189

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 16 2 15,33 77 12,73 13,09 11,18

Fen 20 13 7 10,67 53 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 70 18 64,00 71 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE cBACBBDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACbBAADdC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDdbbCBccb

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK A CABDAAaC BBCCDbBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ CDaCABBDBbDDBbDadBdc

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ACET 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
423,442 388,260 55 84 84 88 169

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 8 1 7,67 38 12,73 13,09 11,18

Fen 20 17 3 16,00 80 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 72 7 69,67 77 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACBDCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDBCDdBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK C AA      Bb CDAC   

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADaDBCBCDDCdCdDBDCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 1 0 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU DİLMEN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
456,088 388,260 25 41 41 42 94

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,73 13,09 11,18

Fen 20 17 2 16,33 82 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 76 12 72,00 80 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDcdBDbdc

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cdDa DCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAACCBBDCBDcCDACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADBDBCBCDbCACdDB CB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU DÜZGÜN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
443,801 388,260 37 58 58 59 123

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,73 13,09 11,18

Fen 20 15 5 13,33 67 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 76 14 71,33 79 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACaADBBBCCAbADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACBDCdc

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cdDBbDCdCa

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAACCBBDCBDACDACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BAaBDBCaCacCACdDBDCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ARIMAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
486,464 388,260 2 3 3 3 8

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,73 13,09 11,18

Fen 20 18 2 17,33 87 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 87 3 86,00 96 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDBAADBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDCCDCBcBA

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCABDAABCDBBCCDCBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ CDCCABBDBADDBCDadBCD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DEDE 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
396,686 388,260 79 113 113 119 236

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 11 3 10,00 50 12,73 13,09 11,18

Fen 20 12 7 9,67 48 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 67 16 61,67 69 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACaADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDAaBDCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ bBDBbaCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK C  A CB  CBD dDACdcB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BbDaaBdabbDCACADBD B

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 2 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EDA BENGÜ ÇEVİK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
392,081 388,260 87 123 123 129 249

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 10 1 9,67 48 12,73 13,09 11,18

Fen 20 10 7 7,67 38 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 66 12 62,00 69 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCBdACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDBAADBa

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDCCDCBaBc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADC BcA      C  CBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ   aCcBBDdbDDBCDad Ca

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 2 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EDA GÜNEŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
437,662 388,260 45 70 70 73 143

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 17 3 16,00 80 12,73 13,09 11,18

Fen 20 15 4 13,67 68 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 77 12 73,00 81 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCaBACbC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDBAADBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDCdDCBccA

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCcBDcABbDBBCCDCBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ CDCCcBBDBAD BdDBdBaD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EDİZ SAĞIR 3364  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,649 388,260 99 139 139 150 292

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 11 4 9,67 48 12,73 13,09 11,18

Fen 20 10 10 6,67 33 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 61 24 53,00 59 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBaBCCACbDBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİAaDACdDCcD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDBbDdBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACaDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK C  ACdB  b DAdcACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADaDBCcdaDbAadDBaad

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE DEMİ R 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
424,439 388,260 53 82 82 86 166

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 17 2 16,33 82 12,73 13,09 11,18

Fen 20 11 8 8,33 42 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 73 15 68,00 76 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDBAAcBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDaCDCBcBc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAc

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCABDAABC BaCCDCBBb

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ Cb aABdDBADDBbDBdada

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 2 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE MANTRATZI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
415,443 388,260 63 92 92 96 194

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 8 2 7,33 73 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 15 5 13,33 67 12,73 13,09 11,18

Fen 20 15 5 13,33 67 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 72 18 66,00 73 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBAaBBDAaDDABCdBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDBAADBa

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDCCDCBaBc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCcBCDAdAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADacaDAABCDBaCCDCBaC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ CDCCcBBDBADcBCDadaCD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE TUNA OĞUZ 13  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
398,113 388,260 78 112 112 118 234

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 14 4 12,67 63 12,73 13,09 11,18

Fen 20 12 8 9,33 47 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 69 19 62,67 70 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBcBCCACADBCccBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDAaBDCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ AdDBCDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDcCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CcAAC aBcCBDcCD CBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADBbBCaCaDdcCAcacCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 1 2 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 0 2 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN EDİZ ARSLAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
319,295 388,260 124 168 168 197 386

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 1 5,67 57 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 7 4 5,67 28 12,73 13,09 11,18

Fen 20 7 8 4,33 22 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 48 23 40,33 45 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE Dd aaBDACaDABCaBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİc  DBAADB 

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ Ba bDCBcdb

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK  cbA bAA   B   D BcC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ   CC  BDdbDcBdcaba D

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 2 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 0 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA DURU YILMAZEL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
369,475 388,260 101 141 141 152 295

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 10 5 8,33 42 12,73 13,09 11,18

Fen 20 11 6 9,00 45 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 60 21 53,00 59 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE AdDADBaBCCACADBdABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDcdBaaA 

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ ABDBdDbBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK   cACCB adBDcaDACB  

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BAD aB BdcD ACAcBcaB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 0 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİ  ADA YEL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
376,824 388,260 96 136 136 144 282

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 11 2 10,33 52 12,73 13,09 11,18

Fen 20 12 8 9,33 47 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 61 21 54,00 60 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACcDBadBBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİAcDAbBc Ac

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ AcDBCbdBCa

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK C  A  a  CBDACaACBD 

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BdDaDBCabcbCAdADBaCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELVİN EŞER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
376,786 388,260 97 137 137 145 283

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 9 5 7,33 37 12,73 13,09 11,18

Fen 20 11 7 8,67 43 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 62 20 55,33 61 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABdBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDAbDBAAbBd

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDbdDCBcBd

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK dcCAaDAcB  B   D BdC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ CaaCcBBaBADbBCDa aC 

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 0 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR EFE ÇEHRELİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
322,662 388,260 123 167 167 194 381

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 5 3 4,00 20 12,73 13,09 11,18

Fen 20 7 9 4,00 20 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 49 24 41,00 46 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE AC ADBaBCCACADBCbBBc

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDAdBaCbc

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ dBbBdDdBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK     a     cDACa CB  

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BbDB  CadbDadCAc  ad

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR SÖZÜGEÇEN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
456,542 388,260 24 40 40 41 93

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,73 13,09 11,18

Fen 20 17 3 16,00 80 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 80 10 76,67 85 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCBBACdC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİcACDBAADBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ aaCCDCBDBb

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCbBcAABCDBBCCDCBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ bDCCABBDBADDBCDaABCc

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR YILDIZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
412,702 388,260 67 98 98 102 201

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 0 19,00 95 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 12 2 11,33 57 12,73 13,09 11,18

Fen 20 14 4 12,67 63 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 68 13 63,67 71 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCA BD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDcaBabdc

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ ABDBCDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK  B ACC  DCBbACaAC D 

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ  ADBDB dCDDCcCAcBaCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES NUMAN ERDOĞMUŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
480,372 388,260 7 11 11 11 26

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,73 13,09 11,18

Fen 20 19 1 18,67 93 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 86 4 84,67 94 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCaBACdC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDBAADBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDCCDCBaBA

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCABDAABCDBBCCDCBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ CDCCABBDBADDBCDBdBCD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN BİROL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
465,209 388,260 18 29 29 30 70

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,73 13,09 11,18

Fen 20 15 5 13,33 67 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 82 8 79,33 88 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDAdBDCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cdDBCDCBCD

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAACCBBDCBDACDACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BdDaDBCaCDDCdCdDBDCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN GÜMÜLCİNEL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
406,473 388,260 71 103 103 107 209

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 15 4 13,67 68 12,73 13,09 11,18

Fen 20 12 8 9,33 47 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 69 20 62,33 69 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACbDBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACdDacD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDBdDdBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CaAACC BDCBDACDACdbc

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADBDBbadDDbcdADaaCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 0 4 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN SÜMER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
483,931 388,260 6 7 7 7 14

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,73 13,09 11,18

Fen 20 18 2 17,33 87 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 86 4 84,67 94 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDBAADBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDCCDCBcBc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCABDAABCDBBCCDCBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ CDCCABBDBADDBCDaABdD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ALTUNTAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
421,230 388,260 58 87 87 91 174

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 17 1 16,67 83 12,73 13,09 11,18

Fen 20 11 7 8,67 43 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 72 14 67,33 75 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBaBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACBDbAc

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ ABDabDCBCa

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK  BAACCBB CBDbCDACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ  AadDBCab aCcCADBcCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 2 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN ALVER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
437,439 388,260 46 72 72 75 146

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 13 3 12,00 60 12,73 13,09 11,18

Fen 20 17 3 16,00 80 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 75 11 71,33 79 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACBcCAa

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ dBDBdDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK C AACCBB CBDbbcACB  

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADBDBCBbDDCACdDBDaB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZİ CAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
455,451 388,260 26 43 43 44 97

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 16 4 14,67 73 12,73 13,09 11,18

Fen 20 18 2 17,33 87 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 81 9 78,00 87 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDAcCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDBAADBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDCCDCBcBc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCABDAbBbDdBCCDCBaC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ CDCCAdBDBADDBCDBABCa

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GAZEL ARSLAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
395,166 388,260 81 116 116 122 240

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 8 0 8,00 40 12,73 13,09 11,18

Fen 20 13 4 11,67 58 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 64 9 61,00 68 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBaDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDBAADBa

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BD  DCBadc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCABDA          B  

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ C  Cc BaBADDBCDBAaCa

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 0 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 1 0 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 0 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCE MUTLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
418,487 388,260 60 89 89 93 184

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,73 13,09 11,18

Fen 20 12 8 9,33 47 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 72 18 66,00 73 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBbCBBDACDDABCBBACbC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİcAaDBAADBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDbCDCBcdc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCABcbABCDBBCCDCBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ abCCcBBDBADDBCDadcab

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HACER AYŞE SELÇUK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
422,384 388,260 56 85 85 89 172

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 13 2 12,33 62 12,73 13,09 11,18

Fen 20 15 4 13,67 68 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 73 11 69,33 77 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADcBBbCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDAdBDCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDBCDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK C dACC  D BDbCDACBD 

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADaDBCBCDDCdCdDBc B

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİD SERT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
348,466 388,260 115 157 157 175 340

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 8 2 7,33 73 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 5 10 1,67 8 12,73 13,09 11,18

Fen 20 12 8 9,33 47 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 57 28 47,67 53 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBAddBDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDBAcbcb

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDCCDCBcBc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCcBCDbCAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK cbadcbAcBCcB   b  dC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ bDaCdBdDBADcBdDadBCD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİSU AKKAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
341,241 388,260 119 161 161 180 350

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 3 4 1,67 8 12,73 13,09 11,18

Fen 20 14 6 12,00 60 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 54 23 46,33 51 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDbDBaBCCACdDBCddBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİAcDACcDdAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDadDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDcBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK    bCd    B  b  Ca  

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADBDBCaCbDCcCdDBcbB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 1 0 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK ÇAVUŞOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
283,083 388,260 130 178 178 217 434

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 1 8 -1,67 -17 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 6 1 5,67 57 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 5 11 1,33 7 12,73 13,09 11,18

Fen 20 6 11 2,33 12 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 38 40 24,67 27 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBcCBBDACaDABCaBACAa

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDbCacbbDB 

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ aaCabbaca 

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BC   DcCAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK AcdcabAAcbaa  C aBa 

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ   bCdadbd DacbDcdBCD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 0 3 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 0 2 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 2 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 0 2 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK DEMİR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
344,386 388,260 118 160 160 179 345

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 5 8 2,33 12 12,73 13,09 11,18

Fen 20 7 10 3,67 18 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 58 22 50,67 56 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCbBBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACBcCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDBCDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK aacA C   aBc bc Cc B

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ dAaa Bba DbCdCdcBb B

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 2 4 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 0 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK YÜKSEL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
442,656 388,260 38 61 61 62 127

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,73 13,09 11,18

Fen 20 13 6 11,00 55 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 77 11 73,33 81 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACBcCAc

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cB BCDCBCD

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAACCBaDCBDACDACBDa

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADBDBCcd DddCdDBDdB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM EREN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,447 388,260 102 142 142 153 299

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 2 15,33 77 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 11 4 9,67 48 12,73 13,09 11,18

Fen 20 10 10 6,67 33 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 61 21 54,00 60 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DB  BBDACDDABCaBACdC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİbACDBAAcca

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDCCDCB Bc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADaABcAA     dCaCBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ bbdCcBBDBADcBdDcdcCb

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 0 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KAYA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
449,069 388,260 33 54 54 55 111

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,73 13,09 11,18

Fen 20 13 5 11,33 57 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 78 10 74,67 83 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACBDCdc

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDBCDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAACCBBDCBDACcACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADaDBCaC aCdCA BDaB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL EFE CIRIK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
459,369 388,260 22 36 36 37 86

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,73 13,09 11,18

Fen 20 16 4 14,67 73 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 81 9 78,00 87 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACBDCAc

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDBCDCBaD

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAACCaBDCBDAbDACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADBDBCaCDDCdCdDBDbB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
JUMANAH ALNAJJAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
377,786 388,260 95 135 135 143 279

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 12 4 10,67 53 12,73 13,09 11,18

Fen 20 11 9 8,00 40 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 65 21 58,00 64 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE AdDAbBBdCCACADBCABdD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİAcDACBDCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDaCDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK C dAdCa  dBDAC ACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BbDBDBaaCaDdACdDacbB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 1 2 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KADIR AKKAYA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
358,837 388,260 111 152 152 166 322

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 13 3 12,00 60 12,73 13,09 11,18

Fen 20 12 7 9,67 48 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 59 25 50,67 56 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBbCdBaACaDAcCaBACcb

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACacAAbc 

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDbCDCBcBb

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK caC BDAA CD BaC CBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ C aacBBDBADbBCDabBaD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 2 2 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 0 4 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN OĞAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
465,498 388,260 16 27 27 28 66

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,73 13,09 11,18

Fen 20 18 2 17,33 87 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 81 9 78,00 87 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDAdDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİcACDBAADBa

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDCdDCBcBc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK bDCABDAABCDBBCCDCBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ CcCCABBDBADDBCDBABCc

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY EREN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
381,014 388,260 91 127 127 135 269

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 9 0 9,00 90 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 15 4 13,67 68 12,73 13,09 11,18

Fen 20 10 7 7,67 38 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 63 22 55,67 62 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACcDBCcddD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİAcDAdBDaAa

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ AdaBCDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACD BCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBbACCBB CBDbacACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ dAD  cCaC aCdCdDBaCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 0 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
M SARP AKDAĞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
486,464 388,260 2 3 3 3 8

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,73 13,09 11,18

Fen 20 18 2 17,33 87 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 87 3 86,00 96 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACBDCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDBCDCBCD

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAACCBBDCBDACDACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADBDBCBCDaCACdDBDCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET NAS 1905  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
471,901 388,260 12 20 20 21 48

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,73 13,09 11,18

Fen 20 18 2 17,33 87 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 81 9 78,00 87 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİcACDBAADBa

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDbCDbBcdc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCABDAABCDBBCCDCBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ CDCCABBDBADDBCDadBCD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK BAYRAKTAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
378,974 388,260 92 131 131 139 275

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 10 4 8,67 43 12,73 13,09 11,18

Fen 20 11 9 8,00 40 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 64 20 57,33 64 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCaBACcC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİcdCDcAADBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDbCDCBcBA

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK dDCAaD   C  aC DCBaC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ aaaCcBBbBADDBdDadaCD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 1 2 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH MERT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
410,844 388,260 68 99 99 103 203

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 18 1 17,67 88 12,73 13,09 11,18

Fen 20 12 8 9,33 47 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 71 18 65,00 72 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACaADBBBCCACcDBadBBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACdDCcD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ ddDBCDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAACCBB CBDdCDACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BbDBDBCaCDaacCdDBcaB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH TUNA DİŞLİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
451,667 388,260 30 51 51 52 107

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,73 13,09 11,18

Fen 20 17 3 16,00 80 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 78 12 74,00 82 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADcBBCCACADBCABBc

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİcBDACdDCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ bdDBdDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAACCBaDCBDACDACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADaDBCBCDbCACADBbCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS KİLİSLİOĞL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
378,530 388,260 94 134 134 142 278

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 1 16,67 83 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 0 7,00 70 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 8 0 8,00 80 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 12 3 11,00 55 12,73 13,09 11,18

Fen 20 8 6 6,00 30 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 61 11 57,33 64 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADB BCCACcDBC BBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACcDCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ  BDB DCBC 

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACD BC D

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK C  ACC BDbBbAC AC Da

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ  AD cB  C DdcCd BcdB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 0 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HANSU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
369,634 388,260 100 140 140 151 294

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 10 7 7,67 38 12,73 13,09 11,18

Fen 20 10 10 6,67 33 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 62 25 53,67 60 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE AdDADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİAcDACBaCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDadDCBdc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK   AACCaBDCdbcCbACac 

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADaadCBdbbacCdDBDaB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT AVCI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
396,301 388,260 80 114 114 120 238

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 7 3 6,00 60 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 15 5 13,33 67 12,73 13,09 11,18

Fen 20 14 6 12,00 60 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 66 23 58,33 65 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ad CaBDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDcAADdC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ aaCCDaBaBA

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE cCcBCDACAc

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK dcCABcAABCbBdCCDCBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ CcCCABBDBADbBdDBbadD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 1 3 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT BARAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
323,341 388,260 122 166 166 193 380

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 7 5 5,33 27 12,73 13,09 11,18

Fen 20 12 6 10,00 50 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 50 28 40,67 45 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDcDBadCCACAcd  dBa

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABbAddaCcD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ AdDadDdBCa

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK d AAa   aCB cCDA d  

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BbDBb CBd DCAbbDBDaB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 1 2 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 0 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT KARAKAYA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,850 388,260 73 105 105 109 218

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 14 2 13,33 67 12,73 13,09 11,18

Fen 20 12 7 9,67 48 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 68 17 62,33 69 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACaBDAaDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDcAAbBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDCdDCBcdb

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCcBDAABC   d DCBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ C aCABBDBdDcBbDBdBaa

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 0 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
METE KANAT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
486,464 388,260 2 3 3 3 8

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,73 13,09 11,18

Fen 20 18 2 17,33 87 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 87 3 86,00 96 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACBDCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDBCDCBCD

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAACCBBDCBDACDACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADBDBCaCDDCdCADBDCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEYRA YANARDAĞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
302,717 388,260 126 172 172 205 408

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 6 0 6,00 60 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 4 6 2,00 10 12,73 13,09 11,18

Fen 20 5 4 3,67 18 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 41 21 34,00 38 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DB C dDACaaABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACbBAccBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDb DbBcdc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BC BCD  A 

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK Abd BcAb    a   dB  

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ   bCd   Bb D CD   d 

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 0 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 0 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
300,926 388,260 127 173 173 206 412

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 0 17,00 85 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 5 1 4,67 47 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Toplam: 90 38 4 36,67 41 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDAD BBCCAC D CABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİAcDAadD AD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ bBD  D BC 

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 1 0 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 0 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY KALAYCI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
404,355 388,260 72 104 104 108 213

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 14 1 13,67 68 12,73 13,09 11,18

Fen 20 11 7 8,67 43 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 67 14 62,33 69 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBcCBBDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDcAADBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ dD  DaBcBb

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADC B AAaC  BC DCBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ   CacBBcBADDadDBdBCa

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 1 1 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 0 2 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 0 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 0 4 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY YÜCESES 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,275 388,260 74 106 106 110 220

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 16 3 15,00 75 12,73 13,09 11,18

Fen 20 8 9 5,00 25 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 68 18 62,00 69 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDdAADdC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDCCDbBcdc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCcaDAAaC BBCCDCBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ a aCc aDdADaB DBdaCa

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 0 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR İLMEN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
365,722 388,260 107 147 147 159 306

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 7 3 6,00 30 12,73 13,09 11,18

Fen 20 9 6 7,00 35 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 60 14 55,33 61 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACcBDACDDABCBBACcC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDBAADBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDd DaBDBb

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK A C BDd cb   C   B C

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ    Cd aDBADcaCDaA Ca

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 0 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 2 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YILDIZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
289,920 388,260 129 176 176 213 423

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 8 2 7,33 73 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 4 8 1,33 7 12,73 13,09 11,18

Fen 20 6 14 1,33 7 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 44 36 32,00 36 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE bBdbdBDACDDABCBdACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİD CDcAcDBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ aD dbCBcBc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCaBCDcCAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK  cbcaa A  D B  Dbcd 

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ abdCdBcaBADccbDddcab

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 0 3 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 2 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 0 2 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİL ÇAPACI 1905  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
393,761 388,260 83 119 119 125 245

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 2 5,33 53 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 16 2 15,33 77 12,73 13,09 11,18

Fen 20 11 7 8,67 43 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 65 18 59,00 66 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE Ddb BBDACbDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİD CDBAccB 

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDdCDCacBc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCABDAA C BcbCDCBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ  caCA BDBAaDBCDaAada

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 1 2 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 2 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ERGÜN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
384,465 388,260 88 124 124 132 260

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 11 1 10,67 53 12,73 13,09 11,18

Fen 20 7 8 4,33 22 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 63 14 58,33 65 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDaAADdb

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDCCDCBcBA

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCcBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADC cDA     BC DCB C

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ a aC  dDBAD  dDadadD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 0 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 0 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER KARABULUT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
381,351 388,260 90 126 126 134 267

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 14 6 12,00 60 12,73 13,09 11,18

Fen 20 6 14 1,33 7 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 67 23 59,33 66 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDBAADBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDdCDCBcBc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCABDAABCDBBdCaaccd

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ abbCdaBbcdabcCDabBCb

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 0 6 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 0 2 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR OKTAY ŞUÖZER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
428,104 388,260 50 79 79 83 160

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 17 1 16,67 83 12,73 13,09 11,18

Fen 20 14 6 12,00 60 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 73 14 68,33 76 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACbDBC BBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACBbbAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ dBDBdDdBCa

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK C AACCB cCBDACDACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADBDcCBdaDCACdDBDad

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR AYDOĞDU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
454,325 388,260 27 46 46 47 101

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,73 13,09 11,18

Fen 20 14 6 12,00 60 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 79 11 75,33 84 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACBDCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cdDabDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAACCBBDCBDACDACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADaDBCaCaDCcCdDBbCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ AKCAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
433,274 388,260 48 75 75 78 152

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,73 13,09 11,18

Fen 20 15 4 13,67 68 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 73 15 68,00 76 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBA BBDACDDABCaBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİcACbBAADBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDdaDCBcdc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCcBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCABDAABCaBBCCDCBdC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ  bCCcBBDBADcBCDaABCD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RANA GÜNER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
393,354 388,260 84 120 120 126 246

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 10 6 8,00 40 12,73 13,09 11,18

Fen 20 13 7 10,67 53 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 66 20 59,33 66 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACaBAADcC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ aDadDCBaBc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK cDCc  AcBbDaBC D BdC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ CDCCABBDBcDbBaDadaCa

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RENGİN ASLAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
473,680 388,260 10 17 17 18 42

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,73 13,09 11,18

Fen 20 17 3 16,00 80 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 83 7 80,67 90 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDAbBDCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDBCDbBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAACCBBDCBDACDACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADBDBCdCDDCcCAcBDCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA KOL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,792 388,260 113 155 155 171 331

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 9 0 9,00 90 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 7 8 4,33 22 12,73 13,09 11,18

Fen 20 8 5 6,33 32 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 57 18 51,00 57 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACcBDACDDABCaBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDBAADBd

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ B d DCBDBc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACA 

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK  bCABD b   BaCbcdadC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ   aCd  DBADbB D da D

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 0 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SAFA NOORİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
264,664 388,260 131 180 180 221 448

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 5 3 4,00 40 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 9 0 9,00 90 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 3 5 1,33 7 12,73 13,09 11,18

Fen 20 4 12 0,00 0 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 37 32 26,33 29 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE AaDA BBBbCAaAbda BBc

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABbA BaC c

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ baDBdDCBac

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACD BCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK    d      a Aac CBc 

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ  c cD addb bcCdDacdB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 0 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH KARAKOÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
360,277 388,260 109 150 150 164 317

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 5 3 4,00 40 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 10 6 8,00 40 12,73 13,09 11,18

Fen 20 13 6 11,00 55 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 56 27 47,00 52 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACaBDACDDABbacACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDcAAcBa

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ aDCCbCBadc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE Ba BCD Ccb

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCc DAA Ca  aCaCBdb

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ C aCcaBDBdDcBdDBABCD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 1 2 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 2 4 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 0 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH SARIKAYA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
425,518 388,260 52 81 81 85 163

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 15 1 14,67 73 12,73 13,09 11,18

Fen 20 13 6 11,00 55 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 73 10 69,67 77 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCaBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDBAADBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDd DCBcB 

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCABDAABCD a  D BBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ CcaCAdBDBADDB DaAadD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 0 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 2 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SENA BAYER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
469,958 388,260 14 23 23 24 52

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,73 13,09 11,18

Fen 20 15 5 13,33 67 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 84 6 82,00 91 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDBAADBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDCCDCBDBc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCABDAABCDBBCCDCBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ CDCCAdBDBADDBbDBAcdc

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SENİHA COŞKUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
484,247 388,260 5 6 6 6 11

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,73 13,09 11,18

Fen 20 18 2 17,33 87 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 86 4 84,67 94 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDAaBDCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ ABDBCDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAACCBBDCBDACDACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADaDBCBCDDCACdDBDCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
URAZ ERSELİH 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
479,182 388,260 8 12 12 12 30

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,73 13,09 11,18

Fen 20 18 2 17,33 87 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 84 6 82,00 91 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACBDCAc

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDBbDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAACCBBDCBDACDACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADBDBCBCDDCcCADBDaB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU KAPLAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
417,100 388,260 61 90 90 94 187

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 13 2 12,33 62 12,73 13,09 11,18

Fen 20 14 3 13,00 65 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 71 11 67,33 75 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE AdDADBBBCCACcDBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİAcDACBDCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDaCDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK C AACdaB CBDACDAC   

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADaDBCaCbD  C DBDCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 2 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 0 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR BATUR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
346,181 388,260 117 159 159 177 343

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 6 1 5,67 57 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 8 7 5,67 28 12,73 13,09 11,18

Fen 20 10 7 7,67 38 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 54 23 46,33 51 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBcCCACADdCAdB 

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİAc ACdDCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ dBaBCDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBAd   CAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK C bcCd    BbACcACBcc

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ Bd BcdC b DadCdDBDCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 2 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 2 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR GÜL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
362,855 388,260 108 148 148 161 311

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 8 1 7,67 38 12,73 13,09 11,18

Fen 20 6 5 4,33 22 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 57 13 52,67 59 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABbBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACacAAcBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDdCDCBcBc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCb   A       D BBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ    C  BDBAD  acad  a

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 1 0 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 0 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 0 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR UYGUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,010 388,260 121 164 164 186 367

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 8 2 7,33 73 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 6 7 3,67 18 12,73 13,09 11,18

Fen 20 9 9 6,00 30 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 51 29 41,33 46 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBdCcBDACDDABCaBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİc aacbADBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDdCDCBDcb

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCcBCDACcD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK daCb bdb    BC  dBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ baaCA  DBcDDBbccAadD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 2 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 2 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YANKI ÇETİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
445,495 388,260 35 56 56 57 121

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 16 4 14,67 73 12,73 13,09 11,18

Fen 20 16 4 14,67 73 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 78 12 74,00 82 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACBDCdD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDBbDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAACdBBDCBbcCDAdBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADBDBaaCbDCACdDBDCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT AYAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
365,989 388,260 104 144 144 156 303

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 1 15,67 78 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 9 5 7,33 37 12,73 13,09 11,18

Fen 20 11 6 9,00 45 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 59 17 53,33 59 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DB a BDACDDAB BBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİ ACDBAADBd

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ B bdDCBDdc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK dDaA cAA C Bc  D aBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ   aCAdBDBbDDBbDB aCc

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 0 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 2 4 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 0 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS ERDEM 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
414,395 388,260 65 95 95 99 197

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 0 6,00 60 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 14 1 13,67 68 12,73 13,09 11,18

Fen 20 13 3 12,00 60 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 67 7 64,67 72 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCbCADB ABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDA   C D

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDB DdBC 

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK C  A CB DCBDACDA BbB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BAD DB aC  dACdDBDCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 0 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 0 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARTAL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
451,032 388,260 31 52 52 53 108

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 17 1 16,67 83 12,73 13,09 11,18

Fen 20 15 5 13,33 67 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 79 9 76,00 84 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDBAADcC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDCCDCBcBb

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCA bAA CDBBCCDCBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ CaCCABaDBADDBCDadBCa

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEH * AYDIN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
365,837 388,260 106 146 146 158 305

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 6 4 4,67 23 12,73 13,09 11,18

Fen 20 10 10 6,67 33 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 60 20 53,33 59 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİbdCDBAADcd

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDCCDCBcBc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK b Cb DA      C  dBcC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ CbaCcBBDBdDcBaDabBdc

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZELAL BOZKURT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
461,586 388,260 20 33 33 34 83

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,73 13,09 11,18

Fen 20 16 4 14,67 73 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 82 8 79,33 88 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACBDCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ ABDBCDCBbc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAACCBBDCBbcCDACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADBDBCabDDCcCdDBDCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELA DEMİR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
430,903 388,260 49 77 77 81 156

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 14 0 14,00 70 12,73 13,09 11,18

Fen 20 12 4 10,67 53 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 74 6 72,00 80 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDBAADBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDCCDCBcBc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADC BDA  C  BC DCBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ    CA BbBADDBCDabBdD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ZABUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
427,296 388,260 51 80 80 84 161

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,73 13,09 11,18

Fen 20 12 8 9,33 47 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 73 17 67,33 75 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE AdDADBBBCCACADBaABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİbBDACBbCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ ccDBdDdBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAACCBBDCBDACDACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADaDBaadcbCACdDBbCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYŞAN ECE 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
378,939 388,260 93 133 133 141 277

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 131 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,82 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 7,28 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,69 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,43 9,34 8,20

Matematik 20 8 6 6,00 30 12,73 13,09 11,18

Fen 20 11 8 8,33 42 10,70 11,03 9,61

Toplam: 90 63 19 56,67 63 63,64 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİD CDaAcDBb

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDCCDCBaBb

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK Abd  cbA CD  CCbbB C

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ C CCdBBDBADDadDadadb

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDÜLHAKİM SONGUR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,165 388,260 28 107 107 111 221

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 42 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 18,08 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,56 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,02 5,78 5,72

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,00 9,34 8,20

Matematik 20 16 4 14,67 73 14,04 13,09 11,18

Fen 20 11 9 8,00 40 11,74 11,03 9,61

Toplam: 90 69 21 62,00 69 66,44 64,42 57,75

TÜRKÇE DBAaBBDACDDABCBBACcC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİabCDBAADBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDbCDCBcBc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCcBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK AcdcBDAAaCDBBCCDCBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ bDCacBBDBADcBdDadaCa

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 0 4 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULHAMİD FATİHOĞLU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
433,170 388,260 23 76 76 79 153

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 42 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 18,08 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,56 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,02 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,00 9,34 8,20

Matematik 20 16 4 14,67 73 14,04 13,09 11,18

Fen 20 16 4 14,67 73 11,74 11,03 9,61

Toplam: 90 77 13 72,67 81 66,44 64,42 57,75

TÜRKÇE DBAaBBDAdDDABCaBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDBAAcBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDCCDCBDdA

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADbAaDbABCDBaCCDCBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ CbCCAdBDBADDBCDBbBdD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AÇELYA SU ÜNÜVAR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
265,329 388,260 42 179 179 220 447

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 42 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 18,08 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 4 3 3,00 30 7,56 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,02 5,78 5,72

Matematik 20 0 4 -1,33 -7 14,04 13,09 11,18

Fen 20 4 13 -0,33 -2 11,74 11,03 9,61

Toplam: 90 30 28 20,67 23 66,44 64,42 57,75

TÜRKÇE DBcCdBDACDDABCadACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDA DaAc  d

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDbCDbBcBc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

MATEMATİK   d  bcc            

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ abaCdcacdcca C  AabD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 0 6 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF EMRE 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
297,386 388,260 41 175 175 210 417

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 42 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 18,08 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 0 10 -3,33 -33 7,56 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,02 5,78 5,72

İngilizce 10 1 1 0,67 7 9,00 9,34 8,20

Matematik 20 13 4 11,67 58 14,04 13,09 11,18

Fen 20 7 3 6,00 30 11,74 11,03 9,61

Toplam: 90 35 34 23,67 26 66,44 64,42 57,75

TÜRKÇE bCDcbdBdCCACdDBacdBc

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİccbcadcadb

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cdaBCDCdac

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE C       b 

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBcACCaBDCBDbCcAC   

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADaDBbd    AC      

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 0 2 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 0 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 0 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EREN KÜÇÜKALİOĞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
476,005 388,260 5 15 15 16 36

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 42 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 18,08 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,56 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,02 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,00 9,34 8,20

Matematik 20 20 0 20,00 100 14,04 13,09 11,18

Fen 20 17 2 16,33 82 11,74 11,03 9,61

Toplam: 90 83 5 81,33 90 66,44 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDAdcDCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDBCDCBC 

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAACCBBDCBDACDACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADBDBd CDDCcCADBDCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 0 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 0 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALMİNA GÜRKAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
452,562 388,260 16 49 49 50 105

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 42 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 18,08 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,56 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,02 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,00 9,34 8,20

Matematik 20 15 4 13,67 68 14,04 13,09 11,18

Fen 20 18 2 17,33 87 11,74 11,03 9,61

Toplam: 90 79 10 75,67 84 66,44 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDAaBDCdD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ ABDBbDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBcACCBB CBDddDdCBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADBDBCaCDDCcCADBDCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 2 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALYA YILM* 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
458,423 388,260 12 38 38 39 91

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 42 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 18,08 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,56 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,02 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,00 9,34 8,20

Matematik 20 19 0 19,00 95 14,04 13,09 11,18

Fen 20 15 5 13,33 67 11,74 11,03 9,61

Toplam: 90 80 9 77,00 86 66,44 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACcBAADBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDdCDCBbBc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCABDA BCDBBCCDCBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ dDaCcBBDBADcBCDaABCD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AÖMER AVCIOĞLU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
478,767 388,260 4 13 13 13 31

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 42 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 18,08 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,56 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,02 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,00 9,34 8,20

Matematik 20 20 0 20,00 100 14,04 13,09 11,18

Fen 20 18 2 17,33 87 11,74 11,03 9,61

Toplam: 90 85 4 83,67 93 66,44 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCaBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDBAADBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDbCDCBDB 

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCABDAABCDBBCCDCBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ CDCCABBDBADDBCDdAaCD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARAL YILDIRIM 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
454,789 388,260 15 45 45 46 100

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 42 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 18,08 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,56 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,02 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,00 9,34 8,20

Matematik 20 19 1 18,67 93 14,04 13,09 11,18

Fen 20 15 5 13,33 67 11,74 11,03 9,61

Toplam: 90 79 11 75,33 84 66,44 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDAaBaCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDaCDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAACCBBDCBDAdDACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADBDBCddDaCcCdDBDCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN TUNÇ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
341,032 388,260 38 162 162 181 351

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 42 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 18,08 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 7,56 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,02 5,78 5,72

İngilizce 10 7 3 6,00 60 9,00 9,34 8,20

Matematik 20 14 3 13,00 65 14,04 13,09 11,18

Fen 20 7 11 3,33 17 11,74 11,03 9,61

Toplam: 90 52 32 41,33 46 66,44 64,42 57,75

TÜRKÇE DBAaBcDACDDcBdBBACbC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDc aBAcaBa

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDbbDCBacb

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BdcBCDACcD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCABDAbBC B C DCBdd

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ dbCC BBDBdDcabccdaa 

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 2 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 4 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 0 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 0 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÖZEN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
442,569 388,260 19 62 62 63 128

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 42 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 18,08 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,56 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,02 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,00 9,34 8,20

Matematik 20 18 2 17,33 87 14,04 13,09 11,18

Fen 20 14 6 12,00 60 11,74 11,03 9,61

Toplam: 90 78 12 74,00 82 66,44 64,42 57,75

TÜRKÇE DdACBBDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDBAADBd

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDCCDCBcBc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCABDbdBCDBBCCDCBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ bDCCABBDBADDBCDadada

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERFE DEĞER 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
430,513 388,260 24 78 78 82 158

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 42 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 18,08 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,56 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,02 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,00 9,34 8,20

Matematik 20 15 5 13,33 67 14,04 13,09 11,18

Fen 20 14 5 12,33 62 11,74 11,03 9,61

Toplam: 90 75 14 70,33 78 66,44 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİcACDBAADBa

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDCCDCBcBc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCABDdbBCDdaCCDCBaC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ C aCABBaBADDBdDaAaCD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN YILDIRIM 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
415,300 388,260 25 93 93 97 195

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 42 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 18,08 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,56 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,02 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,00 9,34 8,20

Matematik 20 16 4 14,67 73 14,04 13,09 11,18

Fen 20 14 6 12,00 60 11,74 11,03 9,61

Toplam: 90 71 19 64,67 72 66,44 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADcBBCCACADBCbBBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACBDCAc

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cdDadDdBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAACaBBcCBDcCDdCBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADaaBCaCDDCcCdDBcCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 2 2 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CAHİT ALP AKDAĞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
455,747 388,260 13 42 42 43 95

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 42 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 18,08 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,56 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,02 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,00 9,34 8,20

Matematik 20 17 0 17,00 85 14,04 13,09 11,18

Fen 20 16 3 15,00 75 11,74 11,03 9,61

Toplam: 90 80 6 78,00 87 66,44 64,42 57,75

TÜRKÇE DcACBBDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDBAADBC

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDCCDCBcBc

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK ADCABDAABCDBB  D BBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ  DCCcBBDBADDBCDaAaCD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CELAL ADAR GÜVEN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
393,799 388,260 31 118 118 124 244

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 42 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 18,08 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,56 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,02 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,00 9,34 8,20

Matematik 20 9 1 8,67 43 14,04 13,09 11,18

Fen 20 14 6 12,00 60 11,74 11,03 9,61

Toplam: 90 67 13 62,67 70 66,44 64,42 57,75

TÜRKÇE ACaADBBBCCACADBaABBc

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACBDCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDBdDCBCa

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK C AACC B C D  Dd    

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADBDBaadDDCdCdDBcCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA ASEL HASTÜRK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
413,972 388,260 26 97 97 101 200

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 42 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 18,08 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,56 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,02 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,00 9,34 8,20

Matematik 20 12 2 11,33 57 14,04 13,09 11,18

Fen 20 13 6 11,00 55 11,74 11,03 9,61

Toplam: 90 70 13 65,67 73 66,44 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACaBAADBd

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BDdCDCBaBb

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK AaCABDAc    BC  CBBC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ aDCCABdDBADaBaDa BdD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ CAN ŞİRİN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
468,350 388,260 8 25 25 26 60

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 42 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 18,08 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 7,56 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 6,02 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,00 9,34 8,20

Matematik 20 20 0 20,00 100 14,04 13,09 11,18

Fen 20 18 1 17,67 88 11,74 11,03 9,61

Toplam: 90 80 7 77,67 86 66,44 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCAcBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACB CAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ bdDBbDdB c

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CBAACCBBDCBDACDACBDB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADBDBCaCDDC CADBDCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 0 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 0 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EDA ZEYNEP ARSLAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
380,698 388,260 32 128 128 136 270

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 42 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 18,08 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,56 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,02 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,00 9,34 8,20

Matematik 20 9 0 9,00 45 14,04 13,09 11,18

Fen 20 9 6 7,00 35 11,74 11,03 9,61

Toplam: 90 63 11 59,33 66 66,44 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBaCCACADBCAaBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACBDCAc

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ ABDBCDCBac

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK   AAC B   B   DACB  

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ B  BDBC a  bdCbDBcaB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 2 0 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 0 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA BEGÜM ÇEVİK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
362,701 388,260 36 149 149 162 312

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 42 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 18,08 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 7,56 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,02 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,00 9,34 8,20

Matematik 20 11 2 10,33 52 14,04 13,09 11,18

Fen 20 8 9 5,00 25 11,74 11,03 9,61

Toplam: 90 56 24 48,00 53 66,44 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACaDABCBBACAC

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİcAdbcAcDBa

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ dcaCDbdcBA

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCDBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK A C dDA  C   CCDCBdC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ   adc BDBcDcBbccABCb

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 0 2 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 2 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 2 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 0 4 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN DENİZ BAYRAM 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
434,799 388,260 22 73 73 76 150

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 42 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 18,08 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,56 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,02 5,78 5,72

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,00 9,34 8,20

Matematik 20 15 4 13,67 68 14,04 13,09 11,18

Fen 20 16 4 14,67 73 11,74 11,03 9,61

Toplam: 90 74 15 69,00 77 66,44 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİAcDACBaCAc

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDBdDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDbBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK CB ACCaBDCBbACaACBcB

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADaDBCBCDbacCADBDCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESİ A NAZ DEMİR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
399,763 388,260 29 110 110 114 228

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 42 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 18,08 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,56 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,02 5,78 5,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,00 9,34 8,20

Matematik 20 7 5 5,33 27 14,04 13,09 11,18

Fen 20 14 4 12,67 63 11,74 11,03 9,61

Toplam: 90 68 12 64,00 71 66,44 64,42 57,75

TÜRKÇE ACDADBBBCCACADBCABBD

Cevap Anh. A ACDADBBBCCACADBCABBD

T.C. İNKILAP TARİHİABDACBDCAD

Cevap Anh. A ABDACBDCAD

DİN KÜLTÜRÜ cBDBdDCBCc

Cevap Anh. A ABDBCDCBCD

İNGİLİZCE CBACDDBCAD

Cevap Anh. A CBACDDBCAD

MATEMATİK    ACaB  CaDbabAC   

Cevap Anh. A CBAACCBBDCBDACDACBDB

FEN BİLİMLERİ BADaDa ab DCACADBDCB

Cevap Anh. A BADBDBCBCDDCACADBDCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 4 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 6. KURUMSAL DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA E ÖZER 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
378,972 388,260 35 132 132 140 276

Puanı Hesaplanan: 180 180 222 469

Katılımlar: 42 180 180 222 469

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 18,08 17,84 16,68

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,56 7,34 6,37

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,02 5,78 5,72

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,00 9,34 8,20

Matematik 20 10 4 8,67 43 14,04 13,09 11,18

Fen 20 11 8 8,33 42 11,74 11,03 9,61

Toplam: 90 63 19 56,67 63 66,44 64,42 57,75

TÜRKÇE DBACBBDACDDABCBcACAb

Cevap Anh. B DBACBBDACDDABCBBACAC

T.C. İNKILAP TARİHİDACDcAcDBa

Cevap Anh. B DACDBAADBC

DİN KÜLTÜRÜ BD CDCBcBA

Cevap Anh. B BDCCDCBDBA

İNGİLİZCE BCcBCDACAD

Cevap Anh. B BCDBCDACAD

MATEMATİK AcCdBDA  C BaC   BaC

Cevap Anh. B ADCABDAABCDBBCCDCBBC

FEN BİLİMLERİ b dCdBBDBADDaaDBdadD

Cevap Anh. B CDCCABBDBADDBCDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 4 2 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 6 6 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 0 50
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 4 2 2 50
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
