
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)215 614 2250 20775

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,4 9,9 22,94 10,6 4,1 9,60 13,5 4,4 12,39 5,9 3,7 4,97 55,4 22,0 49,90 287,460

Okul Ortalaması 29,8 7,7 27,83 12,7 3,6 11,83 22,0 4,3 20,98 10,9 4,3 9,78 75,4 19,9 70,42 351,440

KATILIMLAR

1 0 HÜSEYİN ÇETİN   38 2 37,50 18 2 17,50 35 4 34,00 18 2 17,50 109 10 106,50 459,455 1 1 6 8 72

2 0 HÜSEYİN NAMİ TOK   36 4 35,00 17 2 16,50 35 3 34,25 20 0 20,00 108 9 105,75 457,615 2 2 10 12 89

3 0 SALİH YAZAR   34 6 32,50 18 1 17,75 38 1 37,75 18 2 17,50 108 10 105,50 457,085 3 3 11 13 90

4 0 BERİT ALÇİÇEK 12 35 5 33,75 18 2 17,50 36 4 35,00 19 1 18,75 108 12 105,00 455,463 1 4 14 17 104

5 0 ESER SARIKAYA   38 2 37,50 15 5 13,75 38 2 37,50 17 3 16,25 108 12 105,00 454,875 4 5 16 20 117

6 0 SUDE NAZ KORKMAZ  M 36 4 35,00 17 1 16,75 34 3 33,25 19 1 18,75 106 9 103,75 451,525 1 6 19 23 145

7 0 ENES ÇATAKÇİNLER   35 5 33,75 18 1 17,75 35 1 34,75 17 3 16,25 105 10 102,50 447,813 5 7 20 26 191

8 0 TÜRKER DURU   37 3 36,25 15 4 14,00 34 3 33,25 19 1 18,75 105 11 102,25 446,833 6 8 21 27 200

9 0 SİMGE ÖZYURT   33 7 31,25 19 1 18,75 38 2 37,50 15 5 13,75 105 15 101,25 444,263 7 9 25 34 234

10 0 ZAHİD NABİ ÇELİK   33 7 31,25 16 4 15,00 38 2 37,50 17 3 16,25 104 16 100,00 440,588 8 10 30 40 297

11 0 ALİ SAİFİ   38 2 37,50 17 2 16,50 32 3 31,25 16 4 15,00 103 11 100,25 440,480 9 11 31 41 298

12 0 ECRİN DURAN   35 3 34,25 13 2 12,50 39 1 38,75 15 4 14,00 102 10 99,50 438,598 10 12 32 43 321

13 0 ELİF İŞ   34 6 32,50 15 4 14,00 34 2 33,50 19 0 19,00 102 12 99,00 437,515 11 13 33 45 344

14 0 MUHAMMET ÖZTÜRK   38 2 37,50 14 5 12,75 35 3 34,25 15 4 14,00 102 14 98,50 435,155 12 14 37 53 395

15 0 AYBERK SEKER   34 6 32,50 17 2 16,50 35 3 34,25 16 4 15,00 102 15 98,25 435,090 13 15 38 55 399

16 0 BAHAR MERVE MUTLU   35 5 33,75 16 3 15,25 35 4 34,00 16 4 15,00 102 16 98,00 434,173 14 16 40 58 411

17 0 YUNUS EMRE TEMEL 12 33 7 31,25 15 2 14,50 35 3 34,25 18 2 17,50 101 14 97,50 433,088 2 17 44 63 436

18 0 NEHİR GÖRGÜÇ   33 7 31,25 15 3 14,25 38 2 37,50 15 4 14,00 101 16 97,00 431,438 15 18 46 67 466

19 0 DAVUT KUTLAR   35 5 33,75 15 3 14,25 34 5 32,75 17 3 16,25 101 16 97,00 431,203 16 19 49 70 470

20 0 HAZAL ALBAYRAK   33 6 31,50 15 4 14,00 35 2 34,50 17 1 16,75 100 13 96,75 430,760 17 20 50 72 481

21 0 ZEHRA AKAR   36 4 35,00 14 2 13,50 30 3 29,25 19 1 18,75 99 10 96,50 429,630 18 21 54 84 519

22 0 ECRİN ECER   35 5 33,75 16 1 15,75 34 5 32,75 15 4 14,00 100 15 96,25 428,848 19 22 55 85 539

23 0 IRMAK BEKTAŞ   35 5 33,75 14 4 13,00 37 2 36,50 14 5 12,75 100 16 96,00 428,043 20 23 58 90 565

24 0 TAHA KARAKOÇ   32 8 30,00 16 1 15,75 34 2 33,50 17 2 16,50 99 13 95,75 427,925 21 24 60 92 570

25 0 SİMAY KETENCİ 12 37 3 36,25 14 4 13,00 31 2 30,50 17 3 16,25 99 12 96,00 427,858 3 25 61 93 574

26 0 ELİF ALTINPINAR   29 10 26,50 17 3 16,25 36 3 35,25 18 2 17,50 100 18 95,50 427,665 22 26 62 94 578

27 0 İCLAL UZUN   36 4 35,00 13 6 11,50 35 3 34,25 16 4 15,00 100 17 95,75 427,215 23 27 63 98 587

28 0 SELİN KILIÇ   33 7 31,25 16 4 15,00 35 4 34,00 16 3 15,25 100 18 95,50 426,958 24 28 65 100 594

29 0 AYŞE GÜL DİŞLİ   34 6 32,50 15 3 14,25 32 3 31,25 18 2 17,50 99 14 95,50 426,885 25 29 66 101 600

30 0 MUSTAFA KARAÇAM   32 4 31,00 19 0 19,00 31 0 31,00 15 3 14,25 97 7 95,25 426,195 26 30 68 103 619

31 0 BERKE ÇEVİK   32 6 30,50 14 6 12,50 34 4 33,00 19 1 18,75 99 17 94,75 424,930 27 31 69 106 662

32 0 MELEK GEZEN  M 34 6 32,50 18 1 17,75 30 3 29,25 16 3 15,25 98 13 94,75 424,530 2 32 70 107 676

33 0 SEVİNÇ BİRİNCİ   34 6 32,50 16 4 15,00 35 4 34,00 14 5 12,75 99 19 94,25 422,920 28 33 74 113 731

34 0 KEREM GÜNAYDIN   33 6 31,50 13 1 12,75 36 3 35,25 15 3 14,25 97 13 93,75 421,600 29 34 76 118 774

35 0 DAMLA YONTUÇ   39 1 38,75 17 2 16,50 27 1 26,75 12 1 11,75 95 5 93,75 420,558 30 35 78 122 798

36 0 MELSU KAHRAMAN   36 4 35,00 16 1 15,75 29 4 28,00 15 3 14,25 96 12 93,00 418,880 31 36 82 128 858

37 0 YUSUF İSA ŞEKER   36 4 35,00 16 4 15,00 28 3 27,25 16 4 15,00 96 15 92,25 416,645 32 37 85 137 928

38 0 ZEHRA IŞIKER 12 32 7 30,25 15 3 14,25 33 3 32,25 16 4 15,00 96 17 91,75 415,753 4 38 86 142 961

39 0 BATUHAN AYDIN   34 5 32,75 16 3 15,25 30 3 29,25 15 5 13,75 95 16 91,00 413,113 33 39 91 154 1051

40 0 PINAR UZUNOĞLU   36 3 35,25 15 1 14,75 30 1 29,75 13 7 11,25 94 12 91,00 412,688 34 40 92 155 1072

41 0 YAĞIZ KAAN MUTLU   34 6 32,50 15 3 14,25 30 6 28,50 16 4 15,00 95 19 90,25 410,930 35 41 95 165 1138

42 0 BEGÜM SARSIN   34 6 32,50 14 4 13,00 33 3 32,25 14 6 12,50 95 19 90,25 410,830 36 42 96 166 1139

43 0 BİLGE NAZ GÜNER   31 8 29,00 18 2 17,50 28 1 27,75 16 2 15,50 93 13 89,75 409,895 37 43 101 175 1189

44 0 BURCU SALMA   31 9 28,75 18 2 17,50 33 4 32,00 13 6 11,50 95 21 89,75 409,768 38 44 102 176 1192

45 0 ASLI NAZ KONAK   34 6 32,50 18 1 17,75 27 5 25,75 15 5 13,75 94 17 89,75 409,370 39 45 103 179 1208

46 0 ZEYNEP SARIBAŞ   35 5 33,75 16 3 15,25 25 3 24,25 17 2 16,50 93 13 89,75 409,318 40 46 104 180 1211

47 0 MERVE BULANIK   32 8 30,00 14 4 13,00 33 2 32,50 15 5 13,75 94 19 89,25 408,185 41 47 105 184 1248

48 0 SAFİYE BAYRAM   33 5 31,75 14 5 12,75 30 2 29,50 16 3 15,25 93 15 89,25 408,018 42 48 106 185 1252
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49 0 MELİHA   34 6 32,50 16 3 15,25 28 4 27,00 15 4 14,00 93 17 88,75 406,360 43 49 109 189 1322

50 0 SİLA GÜLCE   36 3 35,25 16 3 15,25 24 4 23,00 16 3 15,25 92 13 88,75 406,053 44 50 110 192 1337

51 0 CAN ARSLAN   33 7 31,25 16 3 15,25 30 8 28,00 15 5 13,75 94 23 88,25 405,003 45 51 113 197 1385

52 0 MELİS CEYLAN   29 10 26,50 15 3 14,25 35 3 34,25 14 5 12,75 93 21 87,75 404,070 46 52 115 204 1432

53 0 ARDA GÜLMEZ   32 7 30,25 12 6 10,50 32 5 30,75 17 3 16,25 93 21 87,75 403,723 47 53 116 206 1449

54 0 ELİF NAZ GÖREN   32 8 30,00 15 3 14,25 30 8 28,00 16 3 15,25 93 22 87,50 402,960 48 54 117 208 1480

55 0 NİL AZRA AYTEKİN  M 34 6 32,50 16 4 15,00 28 4 27,00 14 5 12,75 92 19 87,25 401,780 3 55 122 221 1535

56 0 BARAN AYDEMİR   35 4 34,00 17 1 16,75 21 1 20,75 16 3 15,25 89 9 86,75 400,175 49 56 125 234 1620

57 0 NİL UYAR   33 5 31,75 15 0 15,00 25 5 23,75 16 1 15,75 89 11 86,25 398,978 50 57 129 242 1683

58 0 KAĞAN BAŞAR   31 8 29,00 15 4 14,00 34 6 32,50 12 7 10,25 92 25 85,75 397,605 51 58 132 247 1751

59 0 MAHMUTHAN DEMİRKA   33 7 31,25 13 6 11,50 28 7 26,25 17 1 16,75 91 21 85,75 397,573 52 59 133 248 1753

60 0 BARAY KARABULUT   33 7 31,25 14 6 12,50 30 7 28,25 15 5 13,75 92 25 85,75 397,453 53 60 134 251 1759

61 0 EFE CEYHUN   33 4 32,00 14 2 13,50 24 2 23,50 17 2 16,50 88 10 85,50 396,710 54 61 136 255 1795

62 0 YAREN EYLÜL OLCAY   31 3 30,25 16 1 15,75 26 1 25,75 14 4 13,00 87 9 84,75 394,533 55 62 141 268 1915

63 0 İBRAHİM YUSUF TAŞ  M 30 10 27,50 17 3 16,25 31 6 29,50 13 7 11,25 91 26 84,50 394,065 4 63 143 272 1937

64 0 EMİN YILMAZ 12 32 8 30,00 15 4 14,00 31 3 30,25 11 4 10,00 89 19 84,25 392,935 5 64 148 283 1998

65 0 EYLÜL ÖKSÜZOĞLU   30 10 27,50 15 4 14,00 34 5 32,75 11 6 9,50 90 25 83,75 391,730 56 65 151 288 2062

66 0 AHSEN SARIKAYA   32 8 30,00 16 3 15,25 27 6 25,50 14 4 13,00 89 21 83,75 391,545 57 66 153 291 2073

67 0 AYŞE KILIÇ   36 2 35,50 12 2 11,50 25 1 24,75 13 6 11,50 86 11 83,25 389,260 58 67 163 308 2185

68 0 ARAM   29 9 26,75 11 4 10,00 32 1 31,75 15 3 14,25 87 17 82,75 388,998 59 68 164 311 2196

69 0 İLKİM DEMİRCİ 12 34 6 32,50 18 1 17,75 21 4 20,00 13 3 12,25 86 14 82,50 387,415 6 69 165 320 2274

70 0 YİĞİT EYÜPOĞLU   31 9 28,75 13 6 11,50 30 10 27,50 15 5 13,75 89 30 81,50 384,943 60 70 174 344 2412

71 0 BAHAR VATANSEVER   31 7 29,25 12 2 11,50 31 3 30,25 12 6 10,50 86 18 81,50 384,748 61 71 176 346 2423

72 0 TALHA ŞAHİN   34 6 32,50 14 2 13,50 27 2 26,50 10 4 9,00 85 14 81,50 384,265 62 72 179 350 2454

73 0 NEHİR SUDE DURMAZ   32 8 30,00 16 3 15,25 25 8 23,00 14 5 12,75 87 24 81,00 383,230 63 73 184 361 2520

74 0 VOLKAN ABUT   33 6 31,50 13 3 12,25 26 5 24,75 13 4 12,00 85 18 80,50 381,495 64 74 188 370 2599

75 0 TUĞBA YAVUZ   34 6 32,50 12 8 10,00 28 5 26,75 13 7 11,25 87 26 80,50 381,335 65 75 189 372 2607

76 0 DUA SADİOĞLU  M 31 9 28,75 14 4 13,00 29 6 27,50 12 4 11,00 86 23 80,25 381,058 5 76 190 374 2621

77 0 ZÜMRA YAĞMUR UÇAN   34 5 32,75 10 6 8,50 28 6 26,50 13 2 12,50 85 19 80,25 380,598 66 77 193 379 2653

78 0 YAĞMUR ÇOBANOĞLU   35 5 33,75 19 1 18,75 22 5 20,75 8 4 7,00 84 15 80,25 380,248 67 78 194 381 2673

79 0 VEHBİ SARIKAYA   36 4 35,00 15 2 14,50 22 7 20,25 12 6 10,50 85 19 80,25 380,225 68 79 195 383 2676

80 0 FEYZA ALAGÖZ   34 6 32,50 13 6 11,50 27 2 26,50 11 6 9,50 85 20 80,00 379,755 69 80 197 388 2698

81 0 OĞUZHAN GÜNDÜZ   31 9 28,75 14 6 12,50 27 6 25,50 14 5 12,75 86 26 79,50 378,863 70 81 200 395 2749

82 0 KEREM TAHA   32 6 30,50 14 5 12,75 23 3 22,25 15 4 14,00 84 18 79,50 378,685 71 82 201 398 2766

83 0 MERİÇ SU ŞEN   31 8 29,00 14 4 13,00 25 3 24,25 14 5 12,75 84 20 79,00 377,320 72 83 204 412 2855

84 0 MERVE NUR GÜL   36 4 35,00 17 2 16,50 15 12 12,00 16 3 15,25 84 21 78,75 375,885 73 84 209 425 2924

85 0 BURAK ECER   29 11 26,25 15 4 14,00 25 6 23,50 15 3 14,25 84 24 78,00 374,718 74 85 214 435 3000

86 0 İDİL TEKİN   36 4 35,00 15 5 13,75 21 5 19,75 10 3 9,25 82 17 77,75 372,625 75 86 218 454 3119

87 0 MERT GENÇAY 12 31 8 29,00 14 3 13,25 25 4 24,00 12 4 11,00 82 19 77,25 371,965 7 87 220 460 3150

88 0 NUR ZEREN YILMAZ 12 29 11 26,25 13 5 11,75 28 7 26,25 14 5 12,75 84 28 77,00 371,638 8 88 221 463 3164

89 0 ŞEYMA DENİZ   35 5 33,75 11 4 10,00 24 5 22,75 12 5 10,75 82 19 77,25 371,338 76 89 223 468 3186

90 0 DAMLA ETİRLİ   31 9 28,75 15 3 14,25 23 4 22,00 13 4 12,00 82 20 77,00 371,283 77 90 224 469 3190

91 0 BETÜL KOÇİNKAĞ   33 7 31,25 14 3 13,25 23 5 21,75 12 6 10,50 82 21 76,75 370,143 78 91 226 478 3265

92 0 GÖKDENİZ GEDİKLİ   30 8 28,00 11 3 10,25 22 2 21,50 17 1 16,75 80 14 76,50 370,060 79 92 227 480 3269

93 0 ELİF BOSTANCI   27 0 27,00 11 1 10,75 28 2 27,50 12 3 11,25 78 6 76,50 369,970 80 93 229 483 3274

94 0 ELİF SANDIKÇI 12 35 5 33,75 11 5 9,75 28 5 26,75 8 6 6,50 82 21 76,75 369,658 9 94 231 486 3304

95 0 HÜSEYİN DEMİR   36 2 35,50 16 4 15,00 17 4 16,00 11 3 10,25 80 13 76,75 369,580 81 95 232 487 3308

96 0 BİLGEHAN AKBULUT   26 10 23,50 12 6 10,50 33 3 32,25 11 5 9,75 82 24 76,00 368,855 82 96 235 492 3346
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KATILIMLAR

97 0 YİĞİT SEVER   32 7 30,25 12 6 10,50 27 5 25,75 11 6 9,50 82 24 76,00 367,968 83 97 236 501 3390

98 0 IRMAK ÖZTÜRK  M 31 8 29,00 14 1 13,75 25 3 24,25 9 4 8,00 79 16 75,00 365,050 6 98 242 529 3563

99 0 NİSAN GÜRSOY   34 6 32,50 13 2 12,50 20 2 19,50 12 6 10,50 79 16 75,00 364,695 84 99 243 532 3589

100 0 BEYZA KARAYEĞİT  M 29 9 26,75 15 4 14,00 28 8 26,00 10 8 8,00 82 29 74,75 364,588 7 100 244 534 3596

101 0 MAHMUT YILMAZ   26 12 23,00 16 3 15,25 31 6 29,50 9 10 6,50 82 31 74,25 363,505 85 101 246 544 3668

102 0 EMİR DİKEN   29 11 26,25 14 3 13,25 22 5 20,75 15 4 14,00 80 23 74,25 363,383 86 102 247 546 3675

103 0 SERDAR ÖLÇÜCÜER   33 3 32,25 9 3 8,25 23 3 22,25 13 5 11,75 78 14 74,50 363,268 87 103 248 547 3680

104 0 FURKAN ALP KULLÜK 12 33 6 31,50 14 2 13,50 16 3 15,25 15 5 13,75 78 16 74,00 361,935 10 104 252 559 3758

105 0 EMRE TUNCAY   30 8 28,00 12 6 10,50 23 3 22,25 14 4 13,00 79 21 73,75 361,605 88 105 253 563 3786

106 0 KAAN KARTALER   33 5 31,75 16 4 15,00 20 10 17,50 11 7 9,25 80 26 73,50 360,213 89 106 257 576 3880

107 0 BEYZA NUR ÖZER   31 6 29,50 12 5 10,75 23 2 22,50 11 2 10,50 77 15 73,25 359,800 90 107 258 584 3902

108 0 ENE S * VUZ 12 28 10 25,50 14 4 13,00 25 5 23,75 12 5 10,75 79 24 73,00 359,575 11 108 259 585 3913

109 0 GÖKHAN DOKUR   33 7 31,25 14 4 13,00 19 4 18,00 12 5 10,75 78 20 73,00 358,828 91 109 262 589 3963

110 0 SERDAR KARİOĞLU   24 15 20,25 13 7 11,25 27 7 25,25 16 4 15,00 80 33 71,75 356,653 92 110 269 603 4102

111 0 BETÜL BOLAT   28 11 25,25 12 7 10,25 26 3 25,25 12 5 10,75 78 26 71,50 355,078 93 111 271 620 4208

112 0 MELİS BALI   31 9 28,75 14 4 13,00 22 5 20,75 10 4 9,00 77 22 71,50 354,553 94 112 274 625 4240

113 0 ARDA İNCE   34 6 32,50 15 4 14,00 13 5 11,75 14 4 13,00 76 19 71,25 353,470 95 113 275 637 4315

114 0 CEREN ÖZDEMİR   31 4 30,00 15 1 14,75 14 3 13,25 13 3 12,25 73 11 70,25 350,745 96 114 280 650 4482

115 0 MEHMET EFE DEMİR   26 10 23,50 6 7 4,25 37 2 36,50 7 6 5,50 76 25 69,75 349,810 97 115 282 656 4538

116 0 İBRAHİM ABACIOĞLU   31 8 29,00 16 2 15,50 13 4 12,00 14 4 13,00 74 18 69,50 348,640 98 116 285 668 4629

117 0 YASİN BORA KESKİN  M 26 14 22,50 14 6 12,50 28 6 26,50 10 10 7,50 78 36 69,00 347,755 8 117 286 674 4687

118 0 TUĞSEM ÇALIK   26 8 24,00 14 3 13,25 22 4 21,00 12 5 10,75 74 20 69,00 347,690 99 118 287 675 4693

119 0 MELİSA HINÇAL   29 9 26,75 12 5 10,75 27 6 25,50 7 4 6,00 75 24 69,00 347,143 100 119 288 681 4729

120 0 SERHAT AYHAN   31 7 29,25 17 2 16,50 14 3 13,25 11 4 10,00 73 16 69,00 346,978 101 120 289 683 4741

121 0 YAĞMUR DÖNMEZ   25 15 21,25 15 5 13,75 27 9 24,75 10 5 8,75 77 34 68,50 346,458 102 121 293 691 4782

122 0 ELİF NAZ KIR   33 4 32,00 13 3 12,25 22 6 20,50 6 7 4,25 74 20 69,00 346,390 103 122 294 692 4784

123 0 ÖMER ÖGET   33 5 31,75 11 5 9,75 16 5 14,75 13 2 12,50 73 17 68,75 345,998 104 123 296 698 4816

124 0 BEYZA EREL   28 10 25,50 10 4 9,00 23 3 22,25 13 6 11,50 74 23 68,25 345,260 105 124 297 702 4866

125 0 ŞEVVAL AYDINER   27 8 25,00 9 2 8,50 21 3 20,25 15 3 14,25 72 16 68,00 344,680 106 125 299 706 4905

126 0 ROHAT DİLBEROGLU   24 10 21,50 11 2 10,50 28 2 27,50 10 7 8,25 73 21 67,75 344,140 107 126 301 713 4945

127 0 AKIN ULUDAĞ  M 35 5 33,75 11 9 8,75 21 3 20,25 6 4 5,00 73 21 67,75 342,418 9 127 307 727 5063

128 0 HAMZA AYDIN   30 8 28,00 14 5 12,75 14 2 13,50 14 4 13,00 72 19 67,25 341,975 108 128 309 731 5088

129 0 EKİN DENİZ   29 8 27,00 11 5 9,75 23 7 21,25 11 7 9,25 74 27 67,25 341,955 109 129 310 732 5090

130 0 AYŞE MELEK EKİM   28 10 25,50 12 5 10,75 25 12 22,00 10 6 8,50 75 33 66,75 340,610 110 130 315 744 5173

131 0 NAZ DEMİR   27 11 24,25 13 3 12,25 22 6 20,50 10 6 8,50 72 26 65,50 336,998 111 131 322 768 5400

132 0 ÖZGÜ AKDAĞ   33 6 31,50 16 2 15,50 16 5 14,75 5 5 3,75 70 18 65,50 335,865 112 132 324 773 5478

133 0 CERENNUR KABAK 12 25 13 21,75 14 6 12,50 25 3 24,25 9 10 6,50 73 32 65,00 335,733 12 133 325 774 5486

134 0 DEMET KORKMAZ   35 5 33,75 11 7 9,25 14 4 13,00 11 7 9,25 71 23 65,25 335,038 113 134 328 780 5540

135 0 HAVİN SOYTAŞ 12 32 8 30,00 8 4 7,00 20 6 18,50 10 3 9,25 70 21 64,75 334,015 13 135 330 788 5628

136 0 CEM EREN ÇALIŞKAN   28 8 26,00 13 3 12,25 15 2 14,50 12 3 11,25 68 16 64,00 332,350 114 136 333 798 5748

137 0 ZEYNEP ELKATMIŞ   28 8 26,00 11 5 9,75 24 1 23,75 5 2 4,50 68 16 64,00 332,080 115 137 335 802 5776

138 0 AZRA DURU   31 7 29,25 5 4 4,00 23 7 21,25 11 6 9,50 70 24 64,00 331,858 116 138 339 806 5784

139 0 BULUT BARUT   23 10 20,50 13 3 12,25 18 7 16,25 15 3 14,25 69 23 63,25 330,920 117 139 340 809 5846

140 0 ASYA ARSLAN   29 6 27,50 13 1 12,75 18 7 16,25 8 5 6,75 68 19 63,25 329,710 118 140 341 814 5932

141 0 ŞEVVAL UÇAR 12 28 9 25,75 18 1 17,75 19 6 17,50 2 2 1,50 67 18 62,50 327,463 14 141 345 831 6100

142 0 IŞIL TÜRKER   29 9 26,75 9 4 8,00 20 8 18,00 11 6 9,50 69 27 62,25 326,898 119 142 349 838 6145

143 0 BERAT KARAKOÇ   26 13 22,75 10 2 9,50 26 2 25,50 6 7 4,25 68 24 62,00 326,453 120 143 350 840 6170

144 0 HELİN GÖNÜLCAN   29 8 27,00 11 6 9,50 19 10 16,50 11 8 9,00 70 32 62,00 326,090 121 144 353 847 6205
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,4 9,9 22,94 10,6 4,1 9,60 13,5 4,4 12,39 5,9 3,7 4,97 55,4 22,0 49,90 287,460

Okul Ortalaması 29,8 7,7 27,83 12,7 3,6 11,83 22,0 4,3 20,98 10,9 4,3 9,78 75,4 19,9 70,42 351,440

KATILIMLAR

145 0 YAĞIZ EFE ESMER   25 9 22,75 12 2 11,50 18 0 18,00 9 1 8,75 64 12 61,00 323,613 122 145 356 868 6413

146 0 ERKUT SARIBAŞ   32 7 30,25 8 7 6,25 14 7 12,25 13 5 11,75 67 26 60,50 321,248 123 146 360 888 6579

147 0 ECE SU KAHYA  M 25 13 21,75 9 8 7,00 23 4 22,00 11 7 9,25 68 32 60,00 320,743 10 147 363 894 6621

148 0 MELİKE ÇAKICI   25 11 22,25 10 3 9,25 22 5 20,75 9 6 7,50 66 25 59,75 319,853 124 148 364 899 6702

149 0 İREM YÜCEL   29 6 27,50 4 2 3,50 18 3 17,25 12 2 11,50 63 13 59,75 319,330 125 149 367 905 6754

150 0 ARDA KÖSE   31 6 29,50 12 4 11,00 18 3 17,25 2 1 1,75 63 14 59,50 317,925 126 150 371 915 6879

151 0 ARDA GUGULOĞLU   27 13 23,75 14 4 13,00 23 5 21,75 1 1 0,75 65 23 59,25 317,878 127 151 372 917 6884

152 0 RUMEYSA TUNCER   29 10 26,50 14 4 13,00 15 6 13,50 8 7 6,25 66 27 59,25 317,740 128 152 373 920 6909

153 0 ESMA ABLAY   32 8 30,00 13 4 12,00 13 3 12,25 7 8 5,00 65 23 59,25 317,235 129 153 374 923 6946

154 0 MELİS YUSUFOĞLU   27 11 24,25 12 4 11,00 17 4 16,00 9 6 7,50 65 25 58,75 316,573 130 154 376 927 6992

155 0 HAZAL SARITAÇ   33 7 31,25 13 4 12,00 14 1 13,75 2 1 1,75 62 13 58,75 315,433 131 155 381 935 7111

156 0 YAREN ŞEN   33 6 31,50 16 1 15,75 5 7 3,25 10 8 8,00 64 22 58,50 314,895 132 156 384 939 7166

157 0 EREN ŞEN   33 7 31,25 14 6 12,50 10 8 8,00 9 9 6,75 66 30 58,50 314,878 133 157 385 940 7168

158 0 ELİF OLGUN   30 7 28,25 8 4 7,00 14 6 12,50 11 3 10,25 63 20 58,00 313,898 134 158 386 943 7257

159 0 ZEHRA UĞUR   26 13 22,75 10 3 9,25 22 2 21,50 7 11 4,25 65 29 57,75 313,618 135 159 387 947 7277

160 0 ALEYNA GÜN   31 7 29,25 10 6 8,50 12 3 11,25 10 5 8,75 63 21 57,75 312,953 136 160 391 957 7336

161 0 AYŞE İKRA DAR   31 9 28,75 11 8 9,00 17 6 15,50 5 3 4,25 64 26 57,50 312,083 137 161 392 960 7409

162 0 EZGİ TAKAZ   24 14 20,50 12 6 10,50 15 4 14,00 13 7 11,25 64 31 56,25 309,660 138 162 397 979 7601

163 0 ELA ŞAYLIĞ   34 4 33,00 12 5 10,75 12 7 10,25 3 2 2,50 61 18 56,50 308,440 139 163 401 991 7715

164 0 ÖMER ALTINDAĞ   31 4 30,00 11 5 9,75 11 7 9,25 7 3 6,25 60 19 55,25 305,205 140 164 410 1018 8015

165 0 AHU KOÇ 12 29 8 27,00 13 5 11,75 12 10 9,50 9 9 6,75 63 32 55,00 304,860 15 165 412 1021 8045

166 0 ELİF BERRA KANAT   26 13 22,75 13 6 11,50 14 5 12,75 9 7 7,25 62 31 54,25 303,168 141 166 416 1030 8209

167 0 KAAN ALİ   14 5 12,75 13 3 12,25 23 4 22,00 8 5 6,75 58 17 53,75 302,938 142 167 418 1034 8234

168 0 BUKET UZUN   27 5 25,75 6 3 5,25 19 5 17,75 7 9 4,75 59 22 53,50 300,413 143 168 422 1054 8492

169 0 VELİT ESMERAY   22 13 18,75 11 3 10,25 18 3 17,25 7 2 6,50 58 21 52,75 299,128 144 169 426 1063 8623

170 0 FATİH YAPICI   23 9 20,75 14 2 13,50 13 3 12,25 7 3 6,25 57 17 52,75 298,858 145 170 428 1066 8653

171 0 NİSA AKÇA   29 10 26,50 11 5 9,75 13 2 12,50 4 1 3,75 57 18 52,50 297,255 146 171 432 1075 8803

172 0 MEHMET EMİN BALCI   26 9 23,75 11 3 10,25 16 3 15,25 4 4 3,00 57 19 52,25 296,828 147 172 433 1076 8851

173 0 OĞÜLCAN KIZILKAYA   23 7 21,25 10 1 9,75 21 2 20,50 1 2 0,50 55 12 52,00 296,298 148 173 434 1081 8913

174 0 AYLİN TURAN  M 26 8 24,00 11 4 10,00 8 7 6,25 12 5 10,75 57 24 51,00 293,330 11 174 439 1101 9196

175 0 RENGİN YILMAZ   29 9 26,75 10 6 8,50 10 12 7,00 10 7 8,25 59 34 50,50 291,363 149 175 448 1122 9405

176 0 BEREN HALİLOĞLU   29 10 26,50 14 4 13,00 10 9 7,75 3 3 2,25 56 26 49,50 288,135 150 176 457 1152 9782

177 0 ŞAMİL ERASLAN   31 9 28,75 15 4 14,00 9 9 6,75 55 22 49,50 287,753 151 177 458 1155 9824

178 0 ARDA BULUT   28 9 25,75 10 7 8,25 13 9 10,75 7 10 4,50 58 35 49,25 287,568 152 178 459 1156 9846

179 0 CENGİZHAN Ç   21 6 19,50 14 2 13,50 16 5 14,75 1 0 1,00 52 13 48,75 286,730 153 179 463 1165 9947

180 0 VEYSEL YILDIZ   25 13 21,75 11 4 10,00 15 2 14,50 4 6 2,50 55 25 48,75 286,498 154 180 465 1168 9972

181 0 ROHAT BALIKÇI   29 7 27,25 10 5 8,75 9 2 8,50 6 8 4,00 54 22 48,50 285,088 155 181 467 1179 10160

182 0 MERYEM ÇİFTCİ  M 30 6 28,50 6 3 5,25 11 4 10,00 5 4 4,00 52 17 47,75 282,660 12 182 473 1212 10450

183 0 ECRİN ERİLMEZ   26 10 23,50 12 3 11,25 6 3 5,25 8 3 7,25 52 19 47,25 281,930 156 183 475 1219 10516

184 0 ONUR ÖZTÜRK   16 13 12,75 11 5 9,75 14 5 12,75 11 2 10,50 52 25 45,75 278,928 157 184 484 1254 10885

185 0 MERİÇ TURGUT  M 28 10 25,50 7 2 6,50 11 6 9,50 6 6 4,50 52 24 46,00 277,785 13 185 486 1267 11027

186 0 TAHA SAĞIR   27 12 24,00 13 4 12,00 9 13 5,75 5 7 3,25 54 36 45,00 274,910 158 186 495 1305 11383

187 0 ELİF AYDIN   26 11 23,25 6 1 5,75 10 3 9,25 7 4 6,00 49 19 44,25 272,853 159 187 499 1328 11630

188 0 ERSAN DİKB* AN   25 9 22,75 11 3 10,25 7 2 6,50 6 6 4,50 49 20 44,00 272,103 160 188 502 1334 11722

189 0 ÖMER ANIL ŞİMŞEK   27 7 25,25 11 5 9,75 8 1 7,75 46 13 42,75 267,823 161 189 507 1378 12293

190 0 ZÜMRAL   26 9 23,75 11 4 10,00 9 2 8,50 46 15 42,25 266,508 162 190 508 1394 12460

191 0 ŞİLAN DİNSEVER   27 9 24,75 9 4 8,00 9 4 8,00 4 11 1,25 49 28 42,00 265,673 163 191 509 1403 12558

192 0 TAHA AKIN   22 12 19,00 11 5 9,75 13 5 11,75 1 4 0,00 47 26 40,50 261,840 164 192 516 1461 13061

                                                4 / 5



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)215 614 2250 20775

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,4 9,9 22,94 10,6 4,1 9,60 13,5 4,4 12,39 5,9 3,7 4,97 55,4 22,0 49,90 287,460

Okul Ortalaması 29,8 7,7 27,83 12,7 3,6 11,83 22,0 4,3 20,98 10,9 4,3 9,78 75,4 19,9 70,42 351,440

KATILIMLAR

193 0 YELDA EŞKİ   27 10 24,50 8 6 6,50 8 6 6,50 5 8 3,00 48 30 40,50 261,245 165 193 518 1465 13138

194 0 MELİKE ATMACA   27 10 24,50 13 1 12,75 2 3 1,25 1 1 0,75 43 15 39,25 257,380 166 194 526 1518 13603

195 0 ALİ KARDA Ş   24 13 20,75 3 5 1,75 12 2 11,50 6 4 5,00 45 24 39,00 257,283 167 195 527 1520 13615

196 0 KORAY YELDEN   23 6 21,50 11 4 10,00 7 2 6,50 3 8 1,00 44 20 39,00 257,025 168 196 528 1526 13660

197 0 EMİR EFE ÖZKAYA   23 12 20,00 7 4 6,00 7 2 6,50 7 4 6,00 44 22 38,50 255,910 169 197 533 1544 13798

198 0 UĞUR BIYIKOĞLU   12 6 10,50 11 3 10,25 16 4 15,00 2 2 1,50 41 15 37,25 253,190 170 198 540 1577 14128

199 0 HASAN ÇOKYİĞİT   26 11 23,25 10 7 8,25 6 5 4,75 2 4 1,00 44 27 37,25 251,513 171 199 545 1599 14328

200 0 ALPER İNAL   23 10 20,50 6 3 5,25 2 0 2,00 10 3 9,25 41 16 37,00 251,445 172 200 546 1602 14339

201 0 SİNEM YILDIZ 12 20 15 16,25 6 4 5,00 9 3 8,25 7 3 6,25 42 25 35,75 248,103 16 201 551 1652 14772

202 0 ALİ EREN ARSLAN  M 25 13 21,75 11 6 9,50 2 4 1,00 5 12 2,00 43 35 34,25 242,688 14 202 560 1724 15396

203 0 EYLÜL EĞİNCİ   22 17 17,75 8 3 7,25 6 5 4,75 5 4 4,00 41 29 33,75 241,778 173 203 561 1735 15501

204 0 ESRA EKMEKÇİ   23 14 19,50 5 3 4,25 9 5 7,75 4 7 2,25 41 29 33,75 241,480 174 204 562 1741 15535

205 0 MEHMET ALTIN   19 9 16,75 9 3 8,25 5 8 3,00 6 5 4,75 39 25 32,75 238,918 175 205 567 1773 15818

206 0 KAYRA UFUK BACI   20 15 16,25 11 3 10,25 7 7 5,25 1 5 -0,25 39 30 31,50 235,008 176 206 572 1820 16260

207 0 UTKU KILIÇ   11 16 7,00 6 1 5,75 13 4 12,00 7 7 5,25 37 28 30,00 231,900 177 207 577 1854 16592

208 0 SENA HAMZAÇEBİ   19 6 17,50 4 2 3,50 8 5 6,75 3 6 1,50 34 19 29,25 228,120 178 208 579 1890 16955

209 0 EDANAS HAÇAT  M 23 10 20,50 8 6 6,50 4 4 3,00 0 4 -1,00 35 24 29,00 226,875 15 209 581 1901 17060

210 0 M MUSTAFA ALAS   15 1 14,75 6 2 5,50 7 2 6,50 1 1 0,75 29 6 27,50 223,163 179 210 586 1935 17387

211 0 RÜYA ÇAKAR  M 13 10 10,50 2 0 2,00 16 7 14,25 1 2 0,50 32 19 27,25 222,950 16 211 587 1939 17413

212 0 KAAN ATAY   16 14 12,50 6 3 5,25 6 3 5,25 4 4 3,00 32 24 26,00 219,015 180 212 589 1974 17738

213 0 KEVSER ÖZÇELİK   22 11 19,25 5 4 4,00 3 3 2,25 1 8 -1,00 31 26 24,50 213,448 181 213 593 2027 18155

214 0 GÖZDE DÖNMEZ   16 7 14,25 3 6 1,50 5 2 4,50 24 15 20,25 201,483 182 214 598 2106 18836

215 0 BERKE OCAK   21 14 17,50 5 13 1,75 1 0 1,00 27 27 20,25 200,880 183 215 600 2111 18872
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SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,545 287,460 57 66 153 291 2073

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 89 21 83,75 70 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEDAECBBeEAdbAdeDeCABeABDEDBAACEeDBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal bAECBAD CECDcBECADBa

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BE CCEAbdCEDBE  eEDADB Be A a EABDACBACe

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen Ded  bBDEBACeBADEDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 0 83
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA GÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,953 287,460 136 160 391 957 7336

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 63 21 57,75 48 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEbCCCBBDAdEEBC AbBBAeDeCDBAABDEBEb CEDb

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal C  Ab CEDAbBCc BbeAc

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EAaE EDdB  C ED       A bBB             

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  E D  ecCDEaA ECDdAa

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KARDA Ş 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,283 287,460 167 195 527 1520 13615

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 2 0 2,00 20 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 45 24 39,00 33 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCdEbAE  d EABcAbeDeCeBeAaDEDBAACbaDBEeA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal       D C bb   bd Ba

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BE CaEbD CED     E A           A  A     

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D d E Be Be  e D  C 

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
440,480 287,460 9 11 31 41 298

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 103 11 100,25 84 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEDAECBBCEABDbCDDCCcBBABDEDBAACEDDBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBADcCEC aBECADBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BEECCEADECEDBEB BED DBaBaDA a EA DACBACB

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DeddEcBDEBACCBADEDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 1 67
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER İNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,445 287,460 172 200 546 1602 14339

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 1 0 1,00 10 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 41 16 37,00 31 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe bEa CC B ACEc   AcBaADDeCDBAAa EBEbACEeb

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CdEAa CEcA          

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik                          B         E    

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen B  D ACe DEaA b DBA 

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
388,998 287,460 59 68 164 311 2196

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 87 17 82,75 69 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEdbAEC BCEcB AbDcebbBBABDEDBAACEDbBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECeA  CaCb B CA Bb

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BE CC ADEC DBE CBEDADB BCDA a EABDACBACB

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DC cEb DEaACCBADEDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 0 83
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,568 287,460 152 178 459 1156 9846

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 3 1 2,75 28 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 13 9 10,75 27 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 58 35 49,25 41 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCC BbbCbEd bAeBBAeDCeDBAABDEBdCACE D

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBdAE CE AbBaa BaeAb

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EbDdCED B  CdE b b    dceB  A  cDB    C 

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen dbDaededbDcB   CDBbD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 2 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GUGULOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,878 287,460 127 151 372 917 6884

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 4 0 4,00 40 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 65 23 59,25 49 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEbbECdBCEABbAdeceCABcABDaDBAACEebBECb

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAcCBADeCECD B bAeBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BEdCCEADECEDB a BEDADBcc  A a E   AC A  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D        a          

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 3 2 50
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
403,723 287,460 47 53 116 206 1449

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 93 21 87,75 73 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCCBBabCEEe EAcBBAeDeeDBAABDEBECACEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEcCE caBCaBBaaA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADdCEDBBE CCEDADEc BDA CBBabCCBDBAEeACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen cEDDBAaBaDEBACECDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 1 83
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,470 287,460 95 113 275 637 4315

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 4 1 3,75 38 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 76 19 71,25 59 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCCBBDACEdBebAABdADDCCDBAAaDEBcCACEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEDCEDAbBCc BEeAc

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik  ADE ED cE Ca  Acc       B    C  BAEe   

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen BEDD ACcbDEaA EbDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 2 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,925 287,460 126 150 371 915 6879

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 2 0 2,00 20 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 63 14 59,50 50 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEbAEC  C ABDACDDebABBABDbDBeACEeDBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECB DcC Cc B CAeBb

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  CCEAaECbDdE  BED DBBB      E   A     

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen b              D D  

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 6 5 0 83
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NAZ KONAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
409,370 287,460 39 45 103 179 1208

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 8 2 7,50 75 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 94 17 89,75 75 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe eEDCCCBBbACEdBCaAABeADDCeDBAABDEBECACEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEbCEDADBCEBBECA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik  ADECEDBB  CadDAD   eDA  BBBACCeDBAEeACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen aEbDBdCeCDEaACECDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 0 83
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,710 287,460 118 140 341 814 5932

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 5 3 4,25 43 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 68 19 63,25 53 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCC BDACEaBeEAAB AeD bDBAAaDEBE  CEDc

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal C E E CEcA BCE BECA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik E DdCE BBa CeEDAD        BcB  C e AEeAaA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  E D dee D a  bCDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 1 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK SEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
435,090 287,460 13 15 38 55 399

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 102 15 98,25 82 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEDAECBBeEABbACeDeCABBABDEDBAACEeDaECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBAD CECDBBbCAeBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BbcCCEADECEDBEB BEDADBaBCDADC EABDACBACB

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCAaEbBDEaACCdADEDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 1 83
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL DİŞLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
426,885 287,460 25 29 66 101 600

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 99 14 95,50 80 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEDAECBBCaABDACDDeCABeABDEDBAACEebBEeA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBAcDCECD BaCA Ba

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  CCEADECEDBEc BEDADBcc DAD AEABDACBACB

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCAaEDBDEBACCeADEDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 2 67
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE İKRA DAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,083 287,460 137 161 392 960 7409

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 4 2 3,50 35 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 64 26 57,50 48 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEbCCCBBDbCEdBCEAecaAeDeCDBAABDEBECACbDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBcAEaCEDAcBda BbeAc

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik E ad EDBBE CCED D a   b  B B  CeeBAE    

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D   d b B   CDB a

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 3 0 50
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,260 287,460 58 67 163 308 2185

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 19 0 19,00 63 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 6 1 5,75 58 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 86 11 83,25 69 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEDAECBBCbA DACDc CABBABDEDBAACEDDBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAEbBA  CEd  BEC  BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BE CC ADECEDB    EDADB BC  D  EA  A BAbB

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCAaEb DEBAaaeADEDCd

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 0 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE MELEK EKİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,610 287,460 110 130 315 744 5173

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 18 10 15,50 52 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 7 2 6,50 65 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 25 12 22,00 55 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 75 33 66,75 56 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEaDAECad E BDAbDDeCcBecBDEDBAACEeDBECd

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBAb C eb BaCAcBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BE CCEAabCEDBEadBEDADBcBebe accA DACBACe

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DeeaE  DEaAC eAD DCe

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 1 83
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,858 287,460 116 138 339 806 5784

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 2 2 1,50 15 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 70 24 64,00 53 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AED CCBdDACEEB aAABeADDeCDBbABaEBECACEcD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal       C bA  Ca BadA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECEDBBbECeED DE CeDA  BBBce  c AEe   

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen aEDD deebDEBA  CDBAa

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 0 83
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR MERVE MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
434,173 287,460 14 16 40 58 411

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 102 16 98,00 82 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEdDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDebACEeDBEdA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECaADeCEC cBECADBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BEECCEADECEDBEBdBEDADBaBCDA abEABDACBACB

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DadeEDBDEBACCdADEDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 1 83
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR VATANSEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,748 287,460 61 71 176 346 2423

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 7 1 6,75 68 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 86 18 81,50 68 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCC BbACEEa EAABBAeDeCDBAABDaBEdACEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEA  C DAbBC  BaCA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECEDBBEECCEDADbB BDA  BBBb  BD AEeACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  EbDadCeaDEBACcCDB D

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 1 83
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
400,175 287,460 49 56 125 234 1620

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 2 0 2,00 20 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 89 9 86,75 72 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCCeBaACE BCbAABBAcDCCDBAABDEBECACEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEDCE ADBCE BECAe

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECEDBBE CCbD DE  B AD B       B  B   

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen aEDDBAeBC EaACECDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 3 0 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAY KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,453 287,460 53 60 134 251 1759

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 7 3 6,25 63 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 30 7 28,25 71 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 92 25 85,75 71 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe bCEdDAECeBeEABDACDDebABBABDEDBAACEeDBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBAbbCECaBBaeAeBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BEECCEAaECbeBE CBEDADB BCDA aAEAdDACaACe

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DeAaEbBDEBACeBADEDCd

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 0 83
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
413,113 287,460 33 39 91 154 1051

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 95 16 91,00 76 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCC BbACEEBCEAABBAeDCCaBAABDEBECAdEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEcCEbADBCEdBECA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EAaECEDBBd CeEDADE CBDA  B B  CBDBAEBACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen dEbDBAeBCDEaACcCDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 0 83
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM SARSIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
410,830 287,460 36 42 96 166 1139

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 95 19 90,25 75 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEaCCCBBbACEEBeaAABBAeDeCDBAABDEBECACEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEbCEcADBCc BEeA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECEDBBEECCEDADEa BDA bB B CCBDBAEeACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen aEDDBdeBeDEaACcCDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 0 83
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,453 287,460 120 143 350 840 6170

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 3 1 2,75 28 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 68 24 62,00 52 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AdbeCCdBDACEdBCaAbBeAD eCDBAABDaBECdCEec

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CB AED  DAb Cc B  A 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADE EDBBEECCEDdDE    ADCBBB C BD Aa    

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  ED  bed DEad E Ddd 

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İsimler 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 1 83
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN HALİLOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,135 287,460 150 176 457 1152 9782

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 1 4 0,00 0 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 10 9 7,75 19 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 56 26 49,50 41 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEcDAECcB aABDAdeDCbcBBABDEDBAACEeDBEed

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECdAbbCECD B CAcBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik Ba CbE bECED    d   DB      b  c    eAae

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen Ded  D       d D    

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE ÇEVİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
424,930 287,460 27 31 69 106 662

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 99 17 94,75 79 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEaCCCcBDACEE C AABBAeDCeDBbAaDEBECACEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEDCEccDBbEcBaCAe

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EAaECEDaBEECCEDADEBCBDAD BBc CCBDBAEeACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen BEDDBACBCDEaACECDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 6 5 1 83
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE OCAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,880 287,460 183 215 600 2111 18872

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 5 13 1,75 9 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 20,90 20,98 12,39

Toplam: 120 27 27 20,25 17 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe eaD CC ccACEEa aAcBcA DCaDBAAB EBECdacec

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CaEAbeCcaAbedd ebad 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik       D                                 

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL BOLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,078 287,460 93 111 271 620 4208

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 8 2 7,50 75 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 78 26 71,50 60 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCC BDeCEEBbEAeBBecDaCDBAABDbBEbdCEac

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal eBbAEbC cAaBCEBBEeAc

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECE BBc CCEDAD       CB B CCdDBAEeACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen   cDBdea DEBACEbDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 0 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KOÇİNKAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,143 287,460 78 91 226 478 3265

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 7 3 6,25 63 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 82 21 76,75 64 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCCBBbbCEEBeEAABBAcDCCDBAABDEBbbACEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAE C DA BCccBEeAD

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik   DECEbBB  CCED Da  B A  B B CCeDBAEeAeA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  EbDB beeDEaACECDBbD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 3 1 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA EREL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,260 287,460 105 124 297 702 4866

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 74 23 68,25 57 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCCBBDbdEbBCEcABBADD aDBAAcDbcECAC cb

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal b EAa C DADBCb B eA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADdCEDBB  CC  AD     A aB B  C DBdEBACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen cEbDBeCeCDEaAC CDeAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 3 0 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA NUR ÖZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,800 287,460 90 107 258 584 3902

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 16 0 16,00 53 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 7 2 6,50 65 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 77 15 73,25 61 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEED ECcBC ABDA DDCCbBBABDEDBAACEbeBEdd

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAEC ADeCEd cB CAeBb

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  C   DE  DB B  EDADB BC A  AEAB ACBAde

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen Dee E  DEB C  AD DCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 0 67
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE NAZ GÜNER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
409,895 287,460 37 43 101 175 1189

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 21 0 21,00 70 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 7 1 6,75 68 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 93 13 89,75 75 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEED ECeBCEABDcCeDebeBBAaDEDBAACEDDBECd

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBADDCECDcBECAaBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BEECCEADECEDBE  BE  DB  CDA   EA e CBACB

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCb E BDEBACCeADEDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGEHAN AKBULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,855 287,460 82 96 235 492 3346

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 6 0 6,00 60 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 82 24 76,00 63 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AED CC BbAbbdd EAABBAeDeCDBAAa EBEbACEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAc CaDcbBCE BbCAe

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECEDBBEECCEDADEBCBDAaaBBBbCCBDBA B   

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  EbD AbdaDEaA ECDB D

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 6 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUKET UZUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,413 287,460 143 168 422 1054 8492

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 59 22 53,50 45 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEE AE     ABDACDDebAB ABDEDBAACEeDBad 

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EA  d  DCEdb  E     

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  C E bc EDBE   E  DBa  D   cEABeAC ACB

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen  eda  Bb BAaeddDEDbB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 2 1 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BULUT BARUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,920 287,460 117 139 340 809 5846

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 69 23 63,25 53 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEE AE  BC ABDbCeD bbBBAcDEDdA dE bBEed

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBA  CECD B CdcBd

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik c ECeEAadCED      c DB  e A   EA DACBACe

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCAcEeBDEBAC eAD DCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 3 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 1 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ECER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
374,718 287,460 74 85 214 435 3000

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 84 24 78,00 65 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEbCCCBdbAdEEBCEAcBeAeDCCDBbAaDaBECACdDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CdEAEDCEcADBCE BEeAe

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EAaECEDBB  CaEDAD    bA dBaB  CBDBAEeACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  E DBdCBbDEBACECDdAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 1 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU SALMA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
409,768 287,460 38 44 102 176 1192

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 95 21 89,75 75 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEbCdCeBDACEEBCEAABcAecCbDBAABDEBECeCEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEDCEcADBCEBBECAb

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADdCEDBBEECCEDADEB BDA aBaB CCBDBAEeACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  EcDeeCcCDEaACECDBdD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 1 83
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
405,003 287,460 45 51 113 197 1385

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 22 7 20,25 68 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 30 8 28,00 70 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 94 23 88,25 74 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCCcBDAdEEaCEAbBaAcDeCDBAABDEBECACEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEDCEcADBaEcBECA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECEDBdbECCEDADE bBDADaBccbCC DBAEeACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen aEaDBAeBeDEBACEbDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 2 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM EREN ÇALIŞKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,350 287,460 114 136 333 798 5748

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 4 0 4,00 40 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 68 16 64,00 53 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEE AECB  EcBDbC DCbABaABDEDeAACEebBEeA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBADbCECb   CAeB 

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BE CC ADc EDa    ED  B        EA  A  A  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCd E  DEBAC ebDE CB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZHAN Ç 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,730 287,460 153 179 463 1165 9947

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 6 19,50 49 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 2 2 1,50 15 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 52 13 48,75 41 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEabECdB  A DAdc CCb BABDED AA E      

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAdCBADDCECD   eA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik Bb C E DcCE     BEDADBcB  A   EAe      e

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D                   

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 4 1 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,745 287,460 96 114 280 650 4482

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 3 2 2,50 25 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 73 11 70,25 59 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AE CCC BDACEEBCEAAB Ae ebDBAABDaBE ACEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal C EAEDCEDADBCa B CA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADE E  BE bC  A      A  B      e AEe  A

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen aEbDBdC  DEBA ECDBA 

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ETİRLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
371,283 287,460 77 90 224 469 3190

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 7 1 6,75 68 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 82 20 77,00 64 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CdEEaAECeBCbABDACecCbABBABDEDBAACEDbBdCA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal bAECBAD C CDBBaCAbBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik Bb CC ADdCdD E  BEDADB  C A   EA  ACBbCB

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D d EDBDEBAC ddDEDCd

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 4 0 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA YONTUÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
420,558 287,460 30 35 78 122 798

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 6 0 6,00 60 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 12 1 11,75 59 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 95 5 93,75 78 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEaCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAE CEDADBCacBECAD

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADEeEDBBE CCE  DEBCB    BBBA   D AEB CA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen BE D A B DEB  cCDB D

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 0 67
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAVUT KUTLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
431,203 287,460 16 19 49 70 470

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 101 16 97,00 81 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEbAECBBCbABDACeDeCABBABDEDBAACEDDBEeA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBAcDCECD BaCA Ba

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik cEECCEADcCEDBEBCBEDADBaBbDAD bEABDACBACB

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCdaEDBDEBACCBADEDCd

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 1 83
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMET KORKMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,038 287,460 113 134 328 780 5540

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 2 1 1,75 18 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 71 23 65,25 54 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCCeBDACEEBCEAABBADDeCDBAABDEBEeACEcb

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CdEdEcCEDAbBCb BbbA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EAbdCE  Bb CCED D        B B   Be  E    

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  EbD dCBaDEBAadCaBdD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 3 0 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
438,598 287,460 10 12 32 43 321

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 102 10 99,50 83 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AE CCCBBDAbEEBCEAAB AeDeCDBAABDEBECACEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal C EAb CEDADBC  BaCA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECEDaBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen c bDBAeBaDEBACECDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 6 6 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ECER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
428,848 287,460 19 22 55 85 539

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 100 15 96,25 80 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEDAECBBCEABDAbeDeCABeABDEDBAACEDDBEbA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECdADDCEC BB CA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BbECaEAbECEDBEBCBEDdDBBBCDA CAEABDACBACe

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCdd aBDEBACaBADEDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 1 83
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ERİLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,930 287,460 156 183 475 1219 10516

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 2 1 1,75 18 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 52 19 47,25 39 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AaDCCC BbACEdedEAcB eDD eDBAAeDEBECACEe 

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAcc E ADBC  BE Ac

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik Ebb     B  C    D              d   E   A

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen   DD d e DEa   CDB D

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 4 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE CEYHUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,710 287,460 54 61 136 255 1795

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 88 10 85,50 71 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe cE CCC BDACEaBCEAABaADD CDBAABDEBEeACEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEe  DADBCEdBE A 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECb BBd CCE A     D   B B  CBDBAEBACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen BEDDBdCBCDEBAaECDB D

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN DENİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,955 287,460 109 129 310 732 5090

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 74 27 67,25 56 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe cEDCCCBBDAbEEBCEAbcaA DCeDBAdBDEB CACE b

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal eBcAE CEDADdC  BabA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik  AaE E BBEECCaDA   eBcAD Bd d C DBAEeACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen aEDDBbdebDEBAd CDd D

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 2 1 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ŞAYLIĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,440 287,460 139 163 401 991 7715

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 5 1 4,75 48 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 61 18 56,50 47 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEbCCC BDACE BCEAABBADDeCDBAABDEBcCACEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CdEA DC DAbBaa BECAc

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik  bb  E  B  bb   D    c  CBBBc     AEBACd

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D   a D a    D   

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 3 0 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ALTINPINAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
427,665 287,460 22 26 62 94 578

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 100 18 95,50 80 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEbCCCaBDbCEE eEAcBBAcDeCDBAABDbBECACEec

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEDCEDADBdEcBECAa

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECEDBBcECCEDADEB BDADaBBBACCBDBAEeACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen aEbDBACBCDEBACECDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 6 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,853 287,460 159 187 499 1328 11630

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 4 1 3,75 38 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 49 19 44,25 37 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEE eE  eCEABbACeDeCcBaABDEDBAACbeDBEed

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal      A  C     EeA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BE C   bb  D       A B          dD C A B

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D d E B  B   edD DdB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BERRA KANAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,168 287,460 141 166 416 1030 8209

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 3 2 2,50 25 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 62 31 54,25 45 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEDbECeB cABaAdDDeCAcBABDaDBAACccbBEed

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAEbBAcDCEbc BaCAcBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B ECC  ad E Bd   E  DB B   D  EcB  C   e

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen De eabBDEac  e DEDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 2 1 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BOSTANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,970 287,460 80 93 229 483 3274

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 0 27,00 68 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 8 0 8,00 80 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 78 6 76,50 64 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe    CCCBBDA E B EA BBA D  DBAABDEBE ACE  

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEDC DA     B  Ac

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECEDBB ECCEDAD   B A aBaB  C DBAEBAC 

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen   bDB eBCD a CECDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 1 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
437,515 287,460 11 13 33 45 344

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 102 12 99,00 83 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEDAECBBCcABaAbeDCCABBABDEDBAACEeDBEdA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBADDCECbBBaeA Bb

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BE CCEADECEDBE  BEDADBaBCDA CAEABDACBACe

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCABEDBDEBACCBAD DCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 1 83
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ GÖREN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
402,960 287,460 48 54 117 208 1480

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 7 3 6,25 63 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 30 8 28,00 70 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 93 22 87,50 73 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCCeBbACEEeeEAABBADDebDBAABDEBECACceD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEDCEcADBC  BbCAc

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADdCEDaBEECCEDADEBCBDA dBaB bCdeBAEeACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  EDDBcCBCDEaACECDdAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 6 5 1 83
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ KIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,390 287,460 103 122 294 692 4784

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 74 20 69,00 58 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCC BDACEdB EAABBAeDCaDBAABDEBE ACEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal C EAE CEDADBCa BbCe 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EbDdCEDBcE Ca DdD  CB    B B  CBD AEBACd

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D ded DEa aECD ba

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 3 1 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF OLGUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,898 287,460 134 158 386 943 7257

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 4 0 4,00 40 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 63 20 58,00 48 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCeC dDbdEEB EAeB ADDeCDBAABDEBEbACEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal Ce A  C DAa C  BaeA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik dADd ED cEbbC DbD     A  B      D AE A  

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  E DBd d DEBA EC dAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 1 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DİKEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,383 287,460 86 102 247 546 3675

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 4 1 3,75 38 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 80 23 74,25 62 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEdbAECBBCaABDbdeDeCABBcaDbDBAACEeDBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBAD CECb BaCA Ba

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BEECCEADcCEe E CeE AcB B  A  AEA  A   bB

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCA EDBDEBACeBcDcDCd

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 3 1 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR EFE ÖZKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,910 287,460 169 197 533 1544 13798

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 44 22 38,50 32 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCbEbcd  B a BDAdeceCcBBAB EDBAACEDeBEbA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal  AbC  c C d  B eA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  C EdaE E               A  A          

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D AcEc DEaA  e D    

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE TUNCAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,605 287,460 88 105 253 563 3786

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 8 2 7,50 75 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 79 21 73,75 61 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEdDAE  BCbABaAdeDeCABBABDEDBAACEebBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal cAEC ADDCE cBdcCAeBb

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  CCEADECE BE  BE dD     A   EABDcCBACe

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCA EDBbEaACCedDEDC 

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 2 1 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÇATAKÇİNLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
447,813 287,460 5 7 20 26 191

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 105 10 102,50 85 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCCBBbACEEeCEAABBADDCbDBAABDEBEeACEDb

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEDCEDADcCEBBECA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECEDBBE CCEDADEB BDADaB B CCBDBAEBACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen aEbDBACBCDEaACECDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 0 83
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,878 287,460 133 157 385 940 7168

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 3 2 2,50 25 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 2 5 0,75 11 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 66 30 58,50 49 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEDAECedCbABDACDDeCABBABDEDBAbCEDDBEed

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECdeDDCECeBcECAeBb

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BbcCaE DE EDc    a c             D CdA e

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DeddE BbEacCbe DbDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKUT SARIBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,248 287,460 123 146 360 888 6579

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 4 2 3,50 35 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 67 26 60,50 50 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEbCCCaBDAdEEe EAABBADDbCDBAABDEBEbACEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CdbAccCEbA  d  BaCA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik a adCE  a  CCED D d B    B B  Ce  AEe C 

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  EbDBdeBeDEBA bCDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 3 0 50
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERSAN DİKB* AN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,103 287,460 160 188 502 1334 11722

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 49 20 44,00 37 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe bED CC BDedEc  EAcBBADDeCDBAAB EBEbdCE b

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAE  EDAbBd  Ba A 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EAD   D B  bC         e  B              

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen dEbD  e   EBA d Ddd 

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESER SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
454,875 287,460 4 5 16 20 117

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 108 12 105,00 88 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCCBBDACEEBCEAABBAcDCCDcAABDEBECACEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBdAEDCEDAbBCaBBbCAe

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECEDBBaECCEDADEBCBDADCBaBACCBDBAEBACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen cEDDBACdCDcBACECDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 1 83
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ABLAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,235 287,460 129 153 374 923 6946

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 2 0 2,00 20 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 65 23 59,25 49 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe bEbCCCBBDAdEEBbEAABBAeDeCDBAABDEBEedCEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAE CEDdbBCE BbeA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik  Ab  E  BbE C DdD    DA  B B    D      A

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen aEeDBded  EBA ceDd  

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 3 1 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA EKMEKÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,480 287,460 174 204 562 1741 15535

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 3 2 2,50 25 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 41 29 33,75 28 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEb CC BbcaEdB aAdBBceDbCDBAABDEeEddCEDb

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal C       b c C  B CAc

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EA   Ea B  Ca         d  B     eD AEe   

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen   D  dad bEB  b e dD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL EĞİNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,778 287,460 173 203 561 1735 15501

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 1 2 0,50 5 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 41 29 33,75 28 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe eCEcbeECeBeEABa eeDbecBdABDbDBAACEDbBEad

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAceBAD Cb     CA   

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  bb cDE E      E            a e  C    

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D b    DEa C c Db   

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖKSÜZOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,730 287,460 56 65 151 288 2062

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 8 2 7,50 75 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 90 25 83,75 70 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEcDAECcdbaABDbbDDeCABBABDaDBAACEeDBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBAceCECD BaCAaBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BEECCEADECEDBEa BEDADBcBCDADaAEABeACBACe

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen Ded aeBDEaACCe D DCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 1 83
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TAKAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,660 287,460 138 162 397 979 7601

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 2 0 2,00 20 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 64 31 56,25 47 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEDeECed bABbddDDeCbBaA DEDBAACbecBEdA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBAcaCEdD BaeA Bb

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BE CeEADdCEDBE e   d B    A   EA        

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DeddEbBDEBACbdADcDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 3 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 1 1 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH YAPICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,858 287,460 145 170 428 1066 8653

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 57 17 52,75 44 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AE  CC BbACEd   AABeAeDaCDBAAa EB CdCEeb

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAE CEcA BCE BEeA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik  AcECEDBBE CaE  DE       a  A           

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D  e  DEaA   DBAa

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA ALAGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,755 287,460 69 80 197 388 2698

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 7 0 7,00 70 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 85 20 80,00 67 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEaAECeBCaABbAdDDeCABBABDEDBAACEDDBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal dAECBAbbCECb BECAaBb

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BE CCEADECEDB    EeADBcB DAD  EABDAC A  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DeAaED DEaAC edDb CB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 3 2 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKDENİZ GEDİKLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,060 287,460 79 92 227 480 3269

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 19 0 19,00 63 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 3 2 2,50 25 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 80 14 76,50 64 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCCcBDAC  deEAeBBADDeCDBAABDEBECddEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CdEAEcC DADBC  Bb   

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECE BBE C ED DE  BDA   B  Cd    Ee CA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  EDDBACBCDEBA ECDBdD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 0 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKHAN DOKUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
358,828 287,460 91 109 262 589 3963

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 1 0 1,00 10 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 78 20 73,00 61 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCCeBDAdEEBeEAcBBADDeCDcAABDEBECACEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEDCEbAbBa  BECAe

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECE BBEECdED eE  B A aBaB  C         

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  EbDBACebDEaAC CDd D

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 3 2 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖZDE DÖNMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,483 287,460 182 214 598 2106 18836

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 7 14,25 36 27,88 27,83 22,94

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 1 1 0,75 8 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 24 15 20,25 17 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEcDAc  B a BDbCcDee BB    DBA C       

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Matematik cEdbC  b  a                   E  e      

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen Db     D B    eDE   

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 2 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Farklı hücre türlerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 1 0 0 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,975 287,460 108 128 309 731 5088

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 72 19 67,25 56 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEcDAEC db ABDAbDDabABBAaDEDBAAdEDDBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal aAECaAbDCECbBBaCA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  C EAbECEDB   eE  DB BC               

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DeddEbBDEBA CBAD DCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÇOKYİĞİT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,513 287,460 171 199 545 1599 14328

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 44 27 37,25 31 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEabAE  d EABbbdDceCABeABaEDBAACEeDBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAcCeAbDCECb   eAeBb

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik d  de           BEDA B      dAd         

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D   a        ecD  e 

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL ALBAYRAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
430,760 287,460 17 20 50 72 481

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 100 13 96,75 81 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCCBBbACEdBCEAABeAeDe DBAABDEBECACEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEcCEcAeBCEcBECA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECE BBEECCEDAD  bBDADCBBBACCBDBAEeACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen   DDBAeBCDEBACECDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 0 83
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL SARITAÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,433 287,460 131 155 381 935 7111

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 62 13 58,75 49 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEbCaCBBDACEaBeEAABBADDeCDBAABDEeECACEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEDCaDA BC  BaeAb

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EAbECE  B  CCED DE    A  B              

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D      Ea        

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 3 0 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN GÖNÜLCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,090 287,460 121 144 353 847 6205

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 15 8 13,00 43 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 4 2 3,50 35 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 19 10 16,50 41 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 70 32 62,00 52 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCbEDAECBB  AeDAbeDCCbBaeBD DBAACEDDBEeA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBAccaECa  EeA eE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik db CCEcDdCEDa d BEDADB Be A  cEA Ddb A  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen Dee EDBDEabCbBbDcDCd

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 6 4 0 67
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
459,455 287,460 1 1 6 8 72

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 109 10 106,50 89 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEDeECdBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBADDCECDBBaCAeBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BEECCEADdCEDBEa dEDADBBBCDADdAEABDACBACB

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCAaEDBDEBACbBADEDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 6 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,580 287,460 81 95 232 487 3308

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 6 1 5,75 58 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 80 13 76,75 64 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEDAEC B EABDACeDeCABBABDEDBAACEDDBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal dAECBADDCECDcBaCAeBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  Cd bDd E B   BE  DB B  A   EAe AC A B

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D d  DBDEBA  e DcDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN NAMİ TOK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
457,615 287,460 2 2 10 12 89

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 108 9 105,75 88 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCCBBbACEcBCaAABBADDCCDBAABDaBECACEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAE CEDADBCEcBECAe

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECEDBBEECCEDADEBbBDA CBdBA CdDBAEBACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen BEDDBACBCDEBACECDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 1 83
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ABACIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,640 287,460 98 116 285 668 4629

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 1 0 1,00 10 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 74 18 69,50 58 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCCBdD dEEBCaAABdeDDebDBAABDEBEbACEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAE CEDAbBCa BECAD

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik E DdCEcBB  C Ea DE        eBA     A     

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  EDDBAbe DEaACECDBbD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 3 2 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL UZUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
427,215 287,460 23 27 63 98 587

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 100 17 95,75 80 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCCBBDACEEBCEAcBBAeDeCDBAABDEBECACEDb

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CcdAEDCE AcBCEBBaeAe

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECEDBBEECCEDADEB BDAaaB BACCBDBAEeACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen aEDDBACBCDEaACECDddD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 0 83
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL TEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,625 287,460 75 86 218 454 3119

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 8 0 8,00 80 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 82 17 77,75 65 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCCBBDACEEBCEAABBAcDbCDBAABDEBEeACEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEbCEDAbBCEcBbCAe

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EbDdCc BB  C E  DE  B   eBBBe C DBAEBAC 

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen B  D  ee DEBA  CDBcD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 0 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,330 287,460 125 149 367 905 6754

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 4 1 3,75 38 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 63 13 59,75 50 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCC BDACEEB EccB cDDaCDBAABDaBECAC  b

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal            B a BEeA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECEDBcE b EDA         B B   BD AEe   

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  EDD  Ca DEB  bCDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 3 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 3 0 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK BEKTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
428,043 287,460 20 23 58 90 565

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 100 16 96,00 80 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEaAECBBeEABDAbeDeCABBABDEDBAACEDDBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBAc CEebBBECA Ba

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BEECCEADECEDBEB BEDADBBBCDADCbEABDACBACe

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCAcEbBDEaACCedDED B

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 6 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TÜRKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,898 287,460 119 142 349 838 6145

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 6 2 5,50 55 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 20 8 18,00 45 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 69 27 62,25 52 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEbAEC B dABDAdeDeCcBBABDEDBbACEeDBECd

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAE   b C CD caeA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik cE C  AadCdDBE  BEDbDBaB D    EbeDAC A B

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DedaE BDEBAaCBdc  CB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 2 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ALİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,938 287,460 142 167 418 1034 8234

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 5 12,75 32 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 2 1 1,75 18 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 58 17 53,75 45 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe b b CC  bACEE      aA           BECACEDb

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CaE EeCEcADBC  BECA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik dADECEDBBEECCEDAD   BbA  BcB C     Ee  A

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  EDD de  DcBA  dDBb 

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Üç Nokta 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 1 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 1 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ATAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,015 287,460 180 212 589 1974 17738

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 14 12,50 31 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 32 24 26,00 22 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEd cE     ABbAaeDe eca e aDBAAC aDBEac

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal  AcC    CEd   d A B 

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B E ac a  ED        DB                  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen Dbde    EBA  e      

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 4 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KARTALER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,213 287,460 89 106 257 576 3880

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 11 9 8,75 29 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 20 10 17,50 44 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 80 26 73,50 61 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEDAEC BCEABDACeDebABB aDbDBAACEDDBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBcDDCECDcBaCADBa

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik Bd CCEbacCED d deE  aBeB  A   EAeDACBACB

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen Ded EDaDEaA eBdDcDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 3 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 3 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN BAŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,605 287,460 51 58 132 247 1751

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 92 25 85,75 71 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEdDAE BBCEABDcdeDeCABeAcDEDBAACEeDBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBcDbCEC BBaCAeBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BdECCEAaECEDBEBCBEaADBBBbDADabEABDACBACB

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D *BEcBDEadCCedDcDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 1 83
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA UFUK BACI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,008 287,460 176 206 572 1820 16260

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 39 30 31,50 26 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe bEaaCC dbbdEEd bAeBBAcDeCDBAAB EBE dC ec

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEaCEcAD CE     c

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik E bc Ee B  CaE  D   d    B     e       d

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  aac Ab  c          

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÜNAYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
421,600 287,460 29 34 76 118 774

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 97 13 93,75 78 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEbCCCeBbACEEBC AcBBAeDCCDBAABDEBECACEDc

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEA  CE ADBC  BEeA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECEcBBEECCEDADEa BDADaBBBACCBDBAEBACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen dEbDB CdC EBACECDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 6 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM TAHA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,685 287,460 71 82 201 398 2766

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 8 0 8,00 80 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 84 18 79,50 66 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEdDAEC  eEABDedcDeCABBABDEDBAACEDDBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal dAECBAbDCEeD BbCADBa

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  CCEADEdEa E  BED DB  e A   EA DACBAC 

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCAaEb DEaACaBADEDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 3 0 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER ÖZÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,448 287,460 181 213 593 2027 18155

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 31 26 24,50 20 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe eC  DcE  B EABcbCeDeCccBABDEDBAACc bBE* 

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal c   B  bC      CAeBa

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik a      e  E d     D  B                  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen        eEa   dbabe d

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY YELDEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,025 287,460 168 196 528 1526 13660

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 6 21,50 54 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 3 0 3,00 30 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 44 20 39,00 33 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AED CC BcACEEd cAcBeADDCCDBAAB aB       

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal bdEAED EDA   E BEeAc

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik         B  C        e   bB B      AE   A

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  EeDadde  Ea   be   

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M MUSTAFA ALAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,163 287,460 179 210 586 1935 17387

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 1 14,75 37 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 29 6 27,50 23 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe A   CC   A        B A  C DBA    BE  bEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal C cA       B   BEeA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik E    E dc  C E  D        B B            

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D  d             

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Üç Nokta 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 0 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,505 287,460 85 101 246 544 3668

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 8 2 7,50 75 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 82 31 74,25 62 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEcDAE BBeEABDAbDcbeABBcBc DBAACEabBEed

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBAcbCECDBBbCA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BEECCEAaECEDBEd BEDADBaBCDAe  EAdDACBACe

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DedaEb DEabCCeeDbDCe

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 1 83
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,573 287,460 52 59 133 248 1753

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 8 2 7,50 75 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 28 7 26,25 66 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 91 21 85,75 71 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEDAECeBCEABDACeDeCABBABDEDBAACEebBEbd

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EeECBAD CECccBaCAeBb

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BdECC AaECE BEa BEDADBdaCDAD  EAeDACBACe

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DC  EDBDEBACCdADEDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 2 67
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALTIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,918 287,460 175 205 567 1773 15818

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 9 16,75 42 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 0 4 -1,00 -10 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 39 25 32,75 27 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe cED CC BDbCE dbEcbBBA DebDBbAB E    C   

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal eBEAE CED      Ba Ac

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik   e  a  cb C ED D        B    bd   ae   

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen BE D Ad  bE   bbDe  

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
349,810 287,460 97 115 282 656 4538

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 76 25 69,75 58 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe eEb CC cbbCEEB cAcBBAeDeCDBAABDEBECAC Db

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal  dEc DCE e  da BaeA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECEDBBEECCEDADEBCBDA CBaBACCBDBAEeACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen d DDBdeeeD aAC     D

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 1 83
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EMİN BALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,828 287,460 147 172 433 1076 8851

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 1 1 0,75 8 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 57 19 52,25 44 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEE AE  e aAc ACeDeCABeABDaDBAACEDcBEbA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECc c C Cb B CA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B ECCE bECEDBEd B D DB        E  e      

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen De  a  DE b  c D    

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 3 0 50
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİHA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,360 287,460 43 49 109 189 1322

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 93 17 88,75 74 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEcaAECBBCEAeDACDDCCABeABDbDBAACEDbBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBADDCECbcBdCA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BbECC bDECEDBEB eED DB BCDA   EA DcCBACB

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCAaa aDEBACCBADEDCd

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 0 67
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ATMACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,380 287,460 166 194 526 1518 13603

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 43 15 39,25 33 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AE CCC BDAdc BCbccBBAeDeCDBAABDEBEedCEDb

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAE CEDAbBC  B  A 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik   b  d  B  b    D                       

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D            a   

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÇAKICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,853 287,460 124 148 364 899 6702

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 7 0 7,00 70 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 66 25 59,75 50 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEbAEC d bcBDcdDaeCbBacBD DBAACEDD ECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal  A C Ac C CD dcCA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BEECaEbDE EDB    E ADacB  A  bEA DACBA  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen Ded EcBDEB CbB cdD  

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 3 1 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,553 287,460 94 112 274 625 4240

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 77 22 71,50 60 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCCeBbACEEBCEAbeBAeDbbDBAABDEBEeACEDb

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAE CEbAbBCEBBb Ae

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik  AbECd BB  C E  DEB d A  BaB  CBDBAEeACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen d  D dCe DEaA E DBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 3 1 50
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
404,070 287,460 46 52 115 204 1432

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 8 0 8,00 80 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 93 21 87,75 73 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe bEeCCC BaACEdBCbAABBecDeCDBAABDaBEeACEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAdDCEDA BCc BECAb

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECEDBBEECCEDADEBCBDAbaBBBbCCBDBAEB C 

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  EDDBdeeCDcBACECDdAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 6 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS YUSUFOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,573 287,460 130 154 376 927 6992

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 65 25 58,75 49 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEaCCCBBDAdEdd EAABBAcDebDBAABDEBEe Cdeb

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CdEAcDCEDADdCc B  A 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik  AbdCEDBBEEbCEDAD e B A  B B            

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen aE b  e eDEaACaCDB D

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 0 67
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HINÇAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,143 287,460 100 119 288 681 4729

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 8 2 7,50 75 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 75 24 69,00 58 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEaCCC dDbdEEBC AcBBAeDCdaBAABDEBEeACEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEA bbEDA BdbdBECA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik  bDECEDBBE CCEDdDE  BbA  BdB CCBDeAEeACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen c  DBdeB DEBAa      

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 2 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELSU KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
418,880 287,460 31 36 82 128 858

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 96 12 93,00 78 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEbCCCeBDAdEEBCEAABBADDeCDBAABDEBECACEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEA DCEDADBCE BEeA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik dADdCE BBE CCEDAeE   DA  BaBACCBDBAEBACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen d DD ACdCDEBAaECDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 2 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ SU ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,320 287,460 72 83 204 412 2855

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 6 2 5,50 55 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 84 20 79,00 66 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEDAECBBCEABDAd DebcBBABDEDBbACEecBEbA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECdADbCcCDdB CA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BEECCEADE EDB   BE   B BCDA a E eDAC ACe

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCd EcBDEBACbeADaDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BULANIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
408,185 287,460 41 47 105 184 1248

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 94 19 89,25 74 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEeAECeBCEABDbdeDeCABBABDEDBAACEDbBECd

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBADeCECb B CAeBa

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BEECdEADECEDBE  BEDADB BCbAD  EABDACBACB

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCdaEDBDEBeCCBADaDCd

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 0 83
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE NUR GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,885 287,460 73 84 209 425 2924

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 14 12 11,00 37 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 1 0 1,00 10 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 15 12 12,00 30 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 84 21 78,75 66 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEbCCCBBDbCEEBCEAABBAeDeCDBAABDEBECACEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBdAE CEDADBCEcBECAD

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik  bbdCEDcBdECdEDADE Cdbd eBcBd      E    

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen cEbD dCBCDEBACECDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 6 5 1 83
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
435,155 287,460 12 14 37 53 395

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 102 14 98,50 82 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEaCCCBBDACEEBCaAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBdAEDdEDADBCa BEeAc

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik dADECEDBBEECCEDADE CBDA aBBBACCBDBAEeACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  EDDBAeBeDEaACcCDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 6 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KARAÇAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
426,195 287,460 26 30 68 103 619

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 31 0 31,00 78 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 97 7 95,25 79 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCE  AECBeCaABDACDDCCABeABDEDBAACED eE A

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBADDCECD BECADBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  CCEADECED EB BE ADB BCDAD  EA DACBACB

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCd Eb DEBACCeADEDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 4 0 67
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,998 287,460 111 131 322 768 5400

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 6 2 5,50 55 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 72 26 65,50 55 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEbCeCcBDAbEEBCEAbBeADDebDcAABDEeEC CdD 

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal dBEA  CEDADBda BECA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik  ADdCEDBBEEb  eAD    DAe B B Cd eBAE ACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen dE D  ed DEadCECDBcD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 3 1 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR GÖRGÜÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
431,438 287,460 15 18 46 67 466

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 101 16 97,00 81 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCCeBDACEcBCEAABBAeDeCDBAABDEBEdAdEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CcEAEDCEDA BCdBB CAc

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBaBACCBDBAEeACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen BEeDBAeBCDEBAd CDBdD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 1 83
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR SUDE DURMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,230 287,460 63 73 184 361 2520

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 6 2 5,50 55 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 25 8 23,00 58 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 87 24 81,00 68 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCdCeBDAdEEBCEAABBAeDeCDBAABDbBEbdCEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEDCEDADBdEcBcCA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECEDBB  CeEDADE  abA aBBaeCCB  AEecCA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen aE DBAaeCDEBACcdDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 1 83
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL UYAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
398,978 287,460 50 57 129 242 1683

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 15 0 15,00 75 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 89 11 86,25 72 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AE CCCBBbACEc CEAABBAeDaCDBAABDEBECACEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEA  CE ADBCE BECA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADcCEbBB ECabD DE   DA  B B CC DBAEdACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  E DB CBCDEaACECDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 0 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKÇA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,255 287,460 146 171 432 1075 8803

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 3 1 2,75 28 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 57 18 52,50 44 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEa AECBBCEABDbCDDebbBaeBDEDBAACccbBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAbCBADaC db B eA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B E C  b  ED     EDA B B      a   AC A  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D       E      D aC 

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 5 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 3 0 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSAN GÜRSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,695 287,460 84 99 243 532 3589

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 7 1 6,75 68 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 79 16 75,00 63 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEDAECBBCcABDACeDebABBABDEDBAACEeDBECc

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal cAECBcD CEC  BECA B 

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  C   bECEDBE  BED D     A   EA D CBACe

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCd  eBDEBACbedDbDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 3 0 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞÜLCAN KIZILKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,298 287,460 148 173 434 1081 8913

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 7 21,25 53 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 55 12 52,00 43 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe  ED CC Bb CEdB acABBA D  DBA aDaBECACEe 

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CB AEDCE A     BaC  

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik bA   ED BE C ED D BC    a     CBDBAEBACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D de             

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN GÜNDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,863 287,460 70 81 200 395 2749

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 86 26 79,50 66 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe bEbCCCdBbACEEBCEAcBcADDeCDBAABDEBECAdEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEeCEcADBaacBaCAD

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EbDECcDBaE CCEDAD B BDAD Bd  eC DBAEeACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen dEDDBdbB DEBACbCDBAb

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 3 1 50
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ALTINDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,205 287,460 140 164 410 1018 8015

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 5 1 4,75 48 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 60 19 55,25 46 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEE AEC   EABDAdeDaCABBABDEDBAACEDDBE d

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal aAaCBA  CECb BaCAeB 

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik ad Ca  bc ED  d  E  DB        EA  cC A B

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCd    DdBA   ADc   

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ANIL ŞİMŞEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,823 287,460 161 189 507 1378 12293

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 1 0 1,00 10 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 20,90 20,98 12,39

Toplam: 120 46 13 42,75 36 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe eED CC BDeCEdB EAABeADDeCDBAAc EBEC CEe 

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CB AE aEDAbBd  BaCAb

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik E    cDBB  C E           B         E    

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖGET 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,998 287,460 104 123 296 698 4816

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 6 2 5,50 55 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 73 17 68,75 57 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe bE CCCeBDACEEdCEAABBe DCCDBAABDEBECACEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CcEAEDCEcA  Ca BaeA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EAbc E BB  CeE  D   B    B    CeD AEeAC 

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen   eD ACdCDEBAC CDB D

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,928 287,460 157 184 484 1254 10885

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 13 12,75 32 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 3 0 3,00 30 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 52 25 45,75 38 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe  Eb CC B bCE   EAecc c eeDcAdBDbBEbA  De

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAceC DAD CE ac Ae

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik  AbE b  d  CCEDADE    A  Ba  e  D AE    

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  EDD daB DEBA E D A 

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 4 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 0 1 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 4 1 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜ AKDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,865 287,460 112 132 324 773 5478

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 1 0 1,00 10 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 70 18 65,50 55 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AED CCaBbAbEEBCaAABBADDCCDBAABDEBECACEeb

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CdEAE CEDAbBCE BECAD

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EAacCE BacECCEDADd       BBB        B   

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    D d e  Ea  d DBcD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 1 83
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR UZUNOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
412,688 287,460 34 40 92 155 1072

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 94 12 91,00 76 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEDAEC BCEABDACDDeCABBABDEDBAACEeDeECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBADDCEd  B CA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  CCEADECEDBE  BEDADB B DA  cEA DACBACB

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen beAaEDBDEBACbdADcDCd

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 0 83
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RENGİN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,363 287,460 149 175 448 1122 9405

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 8 11 5,25 18 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 2 1 1,75 18 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 10 12 7,00 18 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 59 34 50,50 42 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCCBBbACcEB bAABBAeaeCD AAaDEBECcCEDb

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAacC becBC  BECc 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik E bECbb B  bCb dD cb  A bBe e      EB  c

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen aEbDc bB DEac ECDBdD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 2 17
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROHAT BALIKÇI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,088 287,460 155 181 467 1179 10160

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 54 22 48,50 40 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEDAE  e aABDACeDCbABcAB bDBAACEDbBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal cA eB c CECc BaCA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BcECCE Dc ED         B                  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DddcabBDb    e Db CB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROHAT DİLBEROGLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,140 287,460 107 126 301 713 4945

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 7 1 6,75 68 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 73 21 67,75 56 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEd AECa  EABDdCcDeCcBcABDbDBAdC eDBE  

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAE BA  C Cb B bA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B ECCEADECE B   BEDADB BeDA  AEA  ACBACe

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DeA EDd aBACbdAD aCd

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 0 1 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 0 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA TUNCER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,740 287,460 128 152 373 920 6909

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 3 1 2,75 28 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 66 27 59,25 49 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEdbAEC BCaABcAdeDeCABBcBDEDBAACEDbBEeA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBAc CECadBcCA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BdECCEADEdE        cDBaa  A   EAeD      

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen Dbd Ec DEB   eADcabB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 3 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE BAYRAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
408,018 287,460 42 48 106 185 1252

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 93 15 89,25 74 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEDeECBBCEcBDACDDebABBABDEDBAACEDbBE  

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECdADcCECa BECAbBa

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BdECCE DECEDBEBCeE ADB   DA   EABDACBACB

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DeA EDBDEBAaCBADEDCe

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 3 0 50
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH YAZAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
457,085 287,460 3 3 11 13 90

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 108 10 105,50 88 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEbCCCBBDACEdBCaAABeADDCCDBAAaDEBECACEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEDCEDAbBCE BECAD

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECEDBBEECCEDADEBCeDADCB BACCBDBAEBACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen dEeDBACBCDEBACECDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 0 83
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAMİL ERASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,753 287,460 151 177 458 1155 9824

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 9 9 6,75 23 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 9 9 6,75 17 20,90 20,98 12,39

Toplam: 120 55 22 49,50 41 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEbCCCeBDbCEEdCcAABdADDbCDBAABDaBECACEDc

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEDCEDADBCa BbeAc

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EbbdaEDBBbddaEDADc                      

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 3 1 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
426,958 287,460 24 28 65 100 594

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 100 18 95,50 80 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCCBBDcCEEBCEAABeAeDbbDBAABDEBEddCEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBcAEbCEDADBCEBBEbAb

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EAaECEDBBEECCdDADEd BDADaBBBACCBDBAEBACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen aEbDBdCBCDEBA ECDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 6 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA HAMZAÇEBİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,120 287,460 178 208 579 1890 16955

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 6 17,50 44 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 1 1 0,75 8 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 1 4 0,00 0 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 34 19 29,25 24 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe Ac C C B ACE   aA BB  b CDBA cD BEbAC a 

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal      D  eA     B aA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik E a  E  c    EDAD d      Bd         e  A

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen c  D  bd Dbac   D   

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 3 1 50
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERDAR KARİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,653 287,460 92 110 269 603 4102

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 8 2 7,50 75 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 80 33 71,75 60 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEbCCCdBDACaEeCdcbBee DeaDabABDcBECACEDc

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBcAEeCEDAbBeadBbCAD

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECEDcBdECCEbADE  BaA  B Bc CdDBAEeACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen dEDDBAeBCDEBACbCcBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 5 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 6 4 1 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERDAR ÖLÇÜCÜER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,268 287,460 87 103 248 547 3680

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 7 2 6,50 65 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 78 14 74,50 62 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEDAEC    ABbACDDeCABBABDEDBAACEDbBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAEC Ab CE  c  eA B 

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BEECCE DECE  E  BE bDB       AEAdDACBA e

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCA EbabEBACC bDcDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 1 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT AYHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,978 287,460 101 120 289 683 4741

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 3 1 2,75 28 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 73 16 69,00 58 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEbAEC B EABDACeDeCABBABDEDBAACEebBEdd

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAEbBADDCECD BECADBb

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  CC Aad   B    ED DB BC     E    C  Ce

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen Ded E BDEBA aB D DCd

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 3 0 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİNÇ BİRİNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
422,920 287,460 28 33 74 113 731

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 99 19 94,25 79 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEdDAECeBCEABDACeDCbcBBABDEDBAACEDDBEbA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBADDCECaBBcCAeBa

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BdECCEADECEDBEBCBEDADBdBCDA aAEABDACBACe

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DeA aeBDaBACCBADEDbB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 1 83
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL AYDINER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,680 287,460 106 125 299 706 4905

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 6 0 6,00 60 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 72 16 68,00 57 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe bE CCCeB ACEEBeEcAB A DC DBAAaDEBEaAdEDb

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal C EA    DA  Ca BbCA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EAbECEDBBE C ED D d e A  B     BD AE A A

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen dE D AaBCDEaACECDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA DENİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
371,338 287,460 76 89 223 468 3186

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 8 2 7,50 75 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 82 19 77,25 64 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEbAECBBCcABDACeDCCABBABDEDBAACEeDBEbA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal dAEC ADcC d  BaCA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BEEC EADdCEDB    E  DB Be A a EABDAbBACe

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen Dbe E BD BACbeADbDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİLA GÜLCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,053 287,460 44 50 110 192 1337

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 7 0 7,00 70 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 92 13 88,75 74 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCCeBDACEE CEAABBADDCbDBAABDEBECACEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEaCEDADBCEBBbeA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik  AaECE BBE CeEDADE    ADaB c C  D AEBACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  dDDBACBCDEaACcCDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 1 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN DİNSEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,673 287,460 163 191 509 1403 12558

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 49 28 42,00 35 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEbeEC BbEABDAC cebeBaABDEDBAAC c BECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal      ADDC CDdBb AcBa

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  CaE a  E    d   ADBa     CA          

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen Decc c cEad eB Dc dd

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 1 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE ÖZYURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
444,263 287,460 7 9 25 34 234

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 105 15 101,25 84 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEDAECBBCEABDACeDeCcBBcBDbDBAACEabBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBADDCECDBBECAeBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADaAEABDACBACe

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCAaEbBDdaACCBADEDCd

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 6 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,840 287,460 164 192 516 1461 13061

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 1 0 1,00 10 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 47 26 40,50 34 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEdDcd     ABDAd DeCcBaAaDEDBAdCEaDBEdd

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAcbBADDC Cb  aCA Ba

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BE de  DbeE      EDbDBBBC A    A        

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen De       a     a   d

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 4 1 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
427,925 287,460 21 24 60 92 570

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 99 13 95,75 80 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCCeBDACEcBeaAbBBAeDCCDBbABDEBEeACEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEDCEDA BCa BECA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECEDBBEECCEDADEBCBDA  BcB  CdDBAEBACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen aEDDBAC CDEBACbCDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 1 83
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA SAĞIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,910 287,460 158 186 495 1305 11383

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 8 11 5,25 18 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 1 2 0,50 5 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 9 13 5,75 14 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 54 36 45,00 38 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe bEDCCC BbAdEaBeaAcBBceDCCDBAABaEBECACEeb

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAE CEDADBCa Bc ec

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik Eebc b  B  CaE bDEdbe   bBcB    e A e   

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen   bD d d eEa C Ca dD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 3 2 50
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,265 287,460 62 72 179 350 2454

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 8 0 8,00 80 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 85 14 81,50 68 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEabECBBCEABDACeDebABBABDEDBAACEeDBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAEC A bCECD B CADBb

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik Ba CCEADECEDBE CBEbADB B      EA DAC ACB

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen eeAaE BDEBA  BdD D  

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 1 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA YAVUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,335 287,460 65 75 189 372 2607

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 6 1 5,75 58 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 87 26 80,50 67 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCCBBDACEEBCEAABaAeDCbDBAABDEBEedCEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CabAcDCEDADBdEcBaeAc

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECEDBBEaCCEDAD d BDA aBeB C  DBAEeAC 

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen aEDDBdCdeDEaACcCDBdD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 1 67
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞSEM ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,690 287,460 99 118 287 675 4693

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 7 2 6,50 65 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 74 20 69,00 58 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCC dDAdEEc bAbBBe  CCDBAAc EBECACEe 

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CdEAEcCEDADBC  BEeA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik E DECE  Bd CaED DE C     BBB   dDBAEeACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen  EcD dbBbDEBACE DBcD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 5 0 83
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKER DURU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
446,833 287,460 6 8 21 27 200

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 8 2 7,50 75 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 105 11 102,25 85 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEDAECBBCbABDACDDeCABBABDEDBAACEDbBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBADDCECacBEeA Bb

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BEECCEADECEDBE  BEDADBaBCDAD AEAdDACBACe

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCABEDBDEBACCBADEDCd

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 1 83
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR BIYIKOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,190 287,460 170 198 540 1577 14128

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 6 10,50 26 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 5 1 4,75 48 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 41 15 37,25 31 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEbAE  a EABcACeceC                   

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal cAECB*  CEC  B eA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BEEb EADcCE      b A B    A   EA DAC   e

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D d a          D    

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 1 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 0 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,900 287,460 177 207 577 1854 16592

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 16 7,00 18 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 2 0 2,00 20 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 37 28 30,00 25 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEa AE  e EAe bbDc  d a eDE d Ab eacb d

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAEeB D C           

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B EC E Dc EDa aa E ADB        E  D      

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DdA a BDEaA  e D add

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 3 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 5 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VEHBİ SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,225 287,460 68 79 195 383 2676

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 85 19 80,25 67 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEbAECBBCEABaACDDCCABBABDEDBAAdEDbBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAEbBAb CEC BB CADBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  CCbAaEbEcB    EDdDB BaDA   EAdDAC ACB

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCd EbBDEaACeddD DCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 3 1 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VELİT ESMERAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,128 287,460 144 169 426 1063 8623

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 5 0 5,00 50 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 58 21 52,75 44 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEcDAE  e dA DceeDCCABBca cDBAbdEecBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECe c C CD B dA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik Bd CaEADEeE B      ADB BC     E BDAC    

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen Da     bEBA   ADE   

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 3 0 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSEL YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,498 287,460 154 180 465 1168 9972

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 2 0 2,00 20 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 55 25 48,75 41 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEdDAEC ebEABbAdcDbabBa BDbDBAACEeDBECd

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAcCB D C C  BaCAeBa

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B ECeE Dd E B    EDADB    A        C A  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen De  b  DdB   cbD   d

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 4 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 3 0 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VOLKAN ABUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,495 287,460 64 74 188 370 2599

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 85 18 80,50 67 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCCBBDA EEBebAcBBcDDeCDBAABDEBECACEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal C EAE CE ADBCa BaCAc

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EbDdCEDBBE CCEc DEB   A aBdB  C DBAEBACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen cEbDBAeB D BACcCDB D

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 3 2 50
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ EFE ESMER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,613 287,460 122 145 356 868 6413

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 13 0 13,00 43 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 5 0 5,00 50 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 18 0 18,00 45 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 9 1 8,75 44 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 64 12 61,00 51 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEcaAd     ABbACDDCCABeAc EDBAAdEeDBEaA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal cAEC  c CECD B CA BE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BEEC EA ECE  E  B  AD         EA DA  A  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DC  E  DEBA   A  e B

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 3 0 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KAAN MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
410,930 287,460 35 41 95 165 1138

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 8 2 7,50 75 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 95 19 90,25 75 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEDAECBBCEABDACeDeeABBABDEDBAACEebBECd

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECdA DCECD BECAcBb

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BaECaEADaCEDBEB BEDADBcB DAD  EABDACBbCe

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCAaEDBDEaACCdADbDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 1 83
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ÇOBANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,248 287,460 67 78 194 381 2673

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 84 15 80,25 67 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEDAECBBCEABDACDDCbABeABDEDBAACEeDBcCd

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBADDCECDBBECAcBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  bC AbcCEDaE   EDADB B      EABDACBACe

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen Da     Dca   BbDEDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 6 5 0 83
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR DÖNMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,458 287,460 102 121 293 691 4782

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 8 2 7,50 75 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 27 9 24,75 62 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 77 34 68,50 57 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCCcBDbdEddeaAABBAeaebDBAABDEBEbACdcb

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEaCEbADBCaBBECde

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik Eba CEDBBaECCEDADEa dD  bBaBACCeDdAEBACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen a DDaAde DEa   CDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 1 83
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN EYLÜL OLCAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,533 287,460 55 62 141 268 1915

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 3 30,25 76 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 18 0 18,00 60 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 87 9 84,75 71 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe bEDCCC BDACEEB EAABBAeD  DBAABDEBEC CEe 

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEDCE ADBCE BbCA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik  A ECE BB  CCEDADE   DAD B B  C DBAEeACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen   eDBAeBCDEBACcCDdAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 0 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 0 83
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,895 287,460 132 156 384 939 7166

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 64 22 58,50 49 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEaAECBBCEABDACecCCABBABDEDBAACEe BEbd

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal  AECBAD CECD BECAeBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik cd aaEe d E      E  D  B               e

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen Dec ED eEaACecbDEDCd

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YELDA EŞKİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,245 287,460 165 193 518 1465 13138

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 48 30 40,50 34 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AED eC BDbddEeC AcBBADDeCaBAABDaBECACEaD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal e d E C beDaCc BECA 

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik d b  ED B EbCE bDc  d    B              

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen    Dd be bEBA cCad b

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 1 2 17
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT EYÜPOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,943 287,460 60 70 174 344 2412

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 21 9 18,75 63 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 30 10 27,50 69 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 89 30 81,50 68 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CdEEaAECBBCEABDAbDDeCbBeABDEDBAACdebBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBccaCECD BEdAeBb

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BaECCEbbECEDBEaeBEDAeBcBCDAeaAEABDACBAbB

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCdBEDBDEaACaeADcDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 2 67
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT SEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,968 287,460 83 97 236 501 3390

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 82 24 76,00 63 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEd AECBcCEABDACDDebcBBABDEDBAACcDbBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal dAECdA DCEdb BbeADBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik Bd CCEADcCEcBE  BEDADB Be AD  EA DACBACe

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen De cEDBDEBAeCe a DdB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 0 83
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF İSA ŞEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
416,645 287,460 32 37 85 137 928

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 96 15 92,25 77 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe AEDCCCBBbACEEeCEAABBAeDeCDBAABDEBECACEDD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEbCEDADBCEcBaCAe

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik  ADECEDc d CCEDADE  BDAD B   CCBDBAEeACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen cEDDBAeeCDEBACcCDBAD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 6 4 0 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZAHİD NABİ ÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
440,588 287,460 8 10 30 40 297

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 104 16 100,00 83 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe eEDCCCBBDACEdBCEAABeAeDebDBAABDEBECACEeD

Cevap Anahtarı B AEDCCCBBDACEEBCEAABBADDCCDBAABDEBECACEDD

TYT Sosyal CBEAEDCEDADBCadBaCAc

Cevap Anahtarı B CBEAEDCEDADBCEBBECAD

TYT Matematik EADECEDBBEECCEDADEBCBDADaBcBACCBDBAEBACA

Cevap Anahtarı B EADECEDBBEECCEDADEBCBDADCBBBACCBDBAEBACA

TYT Fen dEDDBACBeDEBACECDBdD

Cevap Anahtarı B BEDDBACBCDEBACECDBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 1 83
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
429,630 287,460 18 21 54 84 519

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 99 10 96,50 80 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEDAECBBCEABDACeDeCABeABDEDBAACEDDBEeA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBAD CECD B eA Ba

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  CCEADECEDBE   EDADB BdbAD AEABDACBACe

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DeABEDBDEBACCBADEDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 0 83
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA UĞUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,618 287,460 135 159 387 947 7277

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 7 1 6,75 68 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 2 5 0,75 11 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 65 29 57,75 48 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe eCEEbbECeBbEABDAbbceCccBeBDEDBAACEeDBE A

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EA CBA  C C  BaeA Ba

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B  CCEA cCEDB     DADB B  A   EA eACBAC 

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DedaEb eEadCed DcDCd

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 0 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELKATMIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,080 287,460 115 137 335 802 5776

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 19 0 19,00 63 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 5 1 4,75 48 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 68 16 64,00 53 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEDAE    EcBDbdeDeeABeABDEDBAACEDDBEbA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal bAEC AbbC CD BbCA Bb

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BEECCEADECE BEB  E A B B  A   EAdDA  A  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen D e    DEB   e D    

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 3 0 50
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SARIBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
409,318 287,460 40 46 104 180 1211

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 3 1 2,75 28 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 93 13 89,75 75 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEDAEeBBCEABDACeDCbABeABDEDBAAdEDDBECA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAECBADD ECDdBEeAeBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BE CCEADECEDBEd  EDADBaBCD   AEA D   b  

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DCAaE BDEBACCBADcDCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 5 1 83
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAĞMUR UÇAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,598 287,460 66 77 193 379 2653

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66 20,90 20,98 12,39

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,73 2,68 1,33

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,65 3,64 1,83

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,45 3,46 1,81

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 9,84 9,78 4,97

Toplam: 120 85 19 80,25 67 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEcbAECBBCEABDACD eCABBABDEDBAACEDDBEed

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EcECBA cb C eBECAba 

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik BdECCEADECEDBE  ea dDBBBC Ab  EABDACBACe

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen DeA EDBDEBA  e D DCB

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 6 4 1 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,508 287,460 162 190 508 1394 12460

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 183 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 27,88 27,83 22,94

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,77 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,20 3,19 2,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,13 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,72 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,82 11,83 9,60

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 15,47 15,53 9,66

Geometri 10 1 1 0,75 8 5,43 5,45 2,73

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 20,90 20,98 12,39

Toplam: 120 46 15 42,25 35 70,44 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEDAE  B ccdDACeDCacBBAB EDcAACEa BEeA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal EAEC AD C Cb aEeA Ba

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B    Eb   E     BE ADB        Ee        

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 6 2 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 01 (KG00-SS.01DES21)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN ULUDAĞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,418 287,460 9 127 307 727 5063

Puanı Hesaplanan: 215 612 2239 20390

Katılımlar: 16 215 614 2250 20775

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,30 27,83 22,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,81 3,80 3,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,88 3,19 2,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,55 2,10 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,67 2,75 2,51

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 10,91 11,83 9,60

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 14,53 15,53 9,66

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,81 5,45 2,73

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 19,34 20,98 12,39

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,86 2,68 1,33

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,22 3,64 1,83

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,89 3,46 1,81

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 7,97 9,78 4,97

Toplam: 120 73 21 67,75 56 64,52 70,42 49,91

TYT Türkçe CCEEDAECBdCbABbACDDCCABBABDEDBAACEeDBEeA

Cevap Anahtarı A CCEEDAECBBCEABDACDDCCABBABDEDBAACEDDBECA

TYT Sosyal dAcCBcDcCECbcBaeAeBE

Cevap Anahtarı A EAECBADDCECDBBECADBE

TYT Matematik B EC EbD CEDaE  BE ADBBB  A CAEAd       

Cevap Anahtarı A BEECCEADECEDBEBCBEDADBBBCDADCAEABDACBACB

TYT Fen  d     DEB   B aEDee

Cevap Anahtarı A DCABEDBDEBACCBADEDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Değişimi 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 6 5 0 83
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
