
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI46 46 1240 11573

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,40 4 5 1,90 5 4 4,04 4 4 2,93 7 8 4,03 8 9 4,70 36 39 23,00 269,490

Okul Ortalaması 13 6 11,01 6 4 4,44 7 2 6,45 8 1 7,81 12 5 10,78 13 6 10,93 59 24 51,42 365,010

KATILIMLAR

1 0 MİNEL DİLA YAPRAK 7 17 2 16,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 82 7 79,67 465,921 1 1 1 8 28
% 0,24

2 0 EYLÜL ADA ÖZTÜRK  19 0 19,00 7 1 6,67 9 1 8,67 10 0 10,00 18 2 17,33 18 2 17,33 81 6 79,00 465,234 1 2 2 9 33
% 0,29

3 0 EFE YAMAN ÜNAL 7 19 1 18,67 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 19 0 19,00 16 4 14,67 78 11 74,34 454,013 2 3 3 19 78
% 0,67

4 0 MURAT SOYLU 7B 16 3 15,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 18 2 17,33 19 1 18,67 79 10 75,67 452,443 1 4 4 22 88
% 0,76

5 0 AYŞE ERVA İLKBAH* 7B 17 3 16,00 7 2 6,33 7 3 6,00 10 0 10,00 18 1 17,67 18 0 18,00 77 9 74,00 450,741 2 5 5 25 102
% 0,88

6 0 EREN AKBULUT 7 19 1 18,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 18 2 17,33 14 6 12,00 77 13 72,67 440,669 3 6 6 37 169
% 1,46

7 0 NİLSU AKTAŞ  17 3 16,00 4 5 2,33 8 2 7,33 10 0 10,00 19 1 18,67 15 4 13,67 73 15 68,00 432,997 2 7 7 52 226
% 1,95

8 0 AHMET TEZER N 7 14 4 12,67 6 3 5,00 9 1 8,67 9 0 9,00 20 0 20,00 15 5 13,33 73 13 68,67 428,257 4 8 8 63 269
% 2,32

9 0 NEHİR NERMİN GÜLER 7 17 2 16,33 7 3 6,00 9 1 8,67 8 1 7,67 16 3 15,00 16 4 14,67 73 14 68,34 428,086 5 9 9 64 271
% 2,34

10 0 EFE KARACA  15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 16 4 14,67 17 3 16,00 76 14 71,34 427,600 3 10 10 65 276
% 2,38

11 0 KAAN TALİP ERKUŞ 7 15 5 13,33 8 2 7,33 9 0 9,00 10 0 10,00 19 1 18,67 14 6 12,00 75 14 70,33 426,002 6 11 11 71 296
% 2,56

12 0 SERRA ALTUNTEPE 7 15 5 13,33 6 3 5,00 8 2 7,33 10 0 10,00 16 2 15,33 17 3 16,00 72 15 66,99 421,287 7 12 12 86 362
% 3,13

13 0 ARYA ALTUN 7C 14 5 12,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 16 3 15,00 17 3 16,00 72 16 66,66 417,184 1 13 13 98 420
% 3,63

14 0 ECEM MERVE AVC I  16 3 15,00 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 15 3 14,00 15 4 13,67 70 16 64,67 412,680 4 14 14 112 473
% 4,09

15 0 YUSUF CEM ÇİÇEK 7E 17 3 16,00 6 3 5,00 8 2 7,33 8 2 7,33 15 3 14,00 15 5 13,33 69 18 62,99 412,184 1 15 15 114 482
% 4,16

16 0 METE TUNCER HIZLI  10 7 7,67 5 4 3,67 10 0 10,00 9 1 8,67 18 0 18,00 16 4 14,67 68 16 62,68 403,329 5 16 16 143 625
% 5,40

17 0 BÜŞRA DURGUT 7 15 3 14,00 5 3 4,00 7 3 6,00 8 2 7,33 15 5 13,33 15 4 13,67 65 20 58,33 397,834 8 17 17 155 712
% 6,15

18 1235 ÇETİN DORUKTIRAŞOĞLU7 14 6 12,00 7 3 6,00 6 4 4,67 10 0 10,00 15 4 13,67 15 4 13,67 67 21 60,01 395,370 9 18 18 162 752
% 6,50

19 0 HELİN EKMEKÇİ 7 14 4 12,67 6 3 5,00 10 0 10,00 4 5 2,33 15 2 14,33 14 6 12,00 63 20 56,33 391,132 10 19 19 186 852
% 7,36

20 0 ÖZNİL SIÇRAR 7 14 5 12,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 15 1 14,67 12 7 9,67 66 18 60,00 389,632 11 20 20 192 880
% 7,60

21 0 EFE VARDAR  13 5 11,33 5 4 3,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 5 8,33 16 4 14,67 63 19 56,67 377,635 6 21 21 236 1139
% 9,84

22 0 EYLÜL ATMACA 7 15 4 13,67 6 2 5,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 8 5,33 15 5 13,33 62 21 55,00 370,277 12 22 22 264 1293
% 11

23 0 FATİH AHMADI 7Ğ 12 6 10,00 5 5 3,33 9 1 8,67 10 0 10,00 12 5 10,33 14 5 12,33 62 22 54,66 370,162 1 23 23 265 1296
% 11

24 156 BAHAR KILIÇ 7 11 8 8,33 3 7 0,67 5 5 3,33 8 2 7,33 16 3 15,00 15 5 13,33 58 30 47,99 368,305 13 24 24 277 1346
% 12

25 0 İSMAİL ŞENTÜRK  9 8 6,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 13 5 11,33 15 5 13,33 61 24 52,99 362,489 7 25 25 301 1496
% 13

26 0 EMIR TARIK BOZKURT  13 5 11,33 6 4 4,67 7 3 6,00 8 1 7,67 10 6 8,00 13 4 11,67 57 23 49,34 356,915 8 26 26 320 1637
% 14

27 0 ESİLA KIRAYLAR 7 13 7 10,67 6 4 4,67 4 2 3,33 7 3 6,00 12 3 11,00 13 7 10,67 55 26 46,34 355,071 14 27 27 330 1686
% 15

28 150 MERT ALİ ŞENTÜRK 7E 10 10 6,67 5 5 3,33 6 4 4,67 10 0 10,00 14 4 12,67 13 6 11,00 58 29 48,34 352,494 2 28 28 346 1748
% 15

29 0 PELİN KINIK  16 4 14,67 4 6 2,00 5 5 3,33 10 0 10,00 11 8 8,33 10 10 6,67 56 33 45,00 346,214 9 29 29 376 1914
% 17

30 0 ALİ ÇINAR ÜLGER 7G 12 8 9,33 6 4 4,67 6 4 4,67 9 1 8,67 13 4 11,67 10 8 7,33 56 29 46,34 344,910 1 30 30 386 1953
% 17

31 0 ELİF BEREN ÜSTÜNGÜN7 12 5 10,33 5 4 3,67 6 2 5,33 9 1 8,67 10 7 7,67 12 6 10,00 54 25 45,67 342,853 15 31 31 398 2005
% 17

32 0 ÖMER FARUK ŞAHİN 7 9 7 6,67 8 1 7,67 6 3 5,00 3 0 3,00 10 4 8,67 14 4 12,67 50 19 43,68 339,637 16 32 32 410 2089
% 18

33 122 ALİ YEKTA 7A 8 11 4,33 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 13 6 11,00 12 6 10,00 57 29 47,33 338,305 1 33 33 417 2127
% 18

                                                1 / 2



OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI46 46 1240 11573

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel
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34 0 SERRA BOZKURT 7A 14 5 12,33 4 5 2,33 9 1 8,67 9 0 9,00 8 5 6,33 8 9 5,00 52 25 43,66 329,863 2 34 34 467 2391
% 21

35 0 KUZEY ÇEBİ 7 13 5 11,33 5 4 3,67 7 2 6,33 7 1 6,67 7 9 4,00 11 6 9,00 50 27 41,00 326,362 17 35 35 487 2509
% 22

36 0 RASUL EMRE HOT 7 12 8 9,33 5 5 3,33 7 3 6,00 7 3 6,00 9 7 6,67 11 9 8,00 51 35 39,33 322,690 18 36 36 514 2635
% 23

37 0 RAUF ALP ÇİFÇİ 7 11 9 8,00 7 3 6,00 5 5 3,33 8 2 7,33 6 9 3,00 13 7 10,67 50 35 38,33 313,680 19 37 37 562 2943
% 25

38 0 SÜMEYYE YAVUZER  11 8 8,33 6 4 4,67 6 4 4,67 9 1 8,67 6 9 3,00 8 7 5,67 46 33 35,01 296,824 10 38 38 645 3558
% 31

39 0 MELİS ŞENGÜL 7 8 9 5,00 3 3 2,00 6 1 5,67 10 0 10,00 4 8 1,33 10 8 7,33 41 29 31,33 281,599 20 39 39 715 4238
% 37

40 0 ELANUR ŞEN  8 8 5,33 4 4 2,67 5 4 3,67 6 4 4,67 6 6 4,00 9 9 6,00 38 35 26,34 278,154 11 40 40 741 4405
% 38

41 0 TUĞBA İLHAN  12 8 9,33 5 5 3,33 5 5 3,33 9 1 8,67 3 13 -1,33 9 11 5,33 43 43 28,66 276,618 12 41 41 752 4476
% 39

42 0 ADA DİLA ÜÇTAŞ  10 9 7,00 3 5 1,33 6 3 5,00 4 5 2,33 8 4 6,67 6 13 1,67 37 39 24,00 275,658 13 42 42 757 4524
% 39

43 0 ZEYNEP ŞAR 7 7 6 5,00 3 5 1,33 7 2 6,33 4 5 2,33 8 7 5,67 6 12 2,00 35 37 22,66 266,617 21 43 43 819 5047
% 44

44 0 MEHMET EFE DAĞ  8 10 4,67 4 5 2,33 5 3 4,00 7 3 6,00 5 10 1,67 8 11 4,33 37 42 23,00 260,544 14 44 44 860 5395
% 47

45 0 ELİF ECE ŞEKERU TA  6 10 2,67 1 5 -0,67 4 5 2,33 2 6 0,00 2 7 -0,33 5 11 1,33 20 44 5,33 213,762 15 45 45 1129 8722
% 75

46 0 İREM YILMAZ 7 8 12 4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 11 -0,67 3 16 -2,33 26 57 7,00 210,348 22 46 46 1144 9008
% 78
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