
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 7 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KD00-07.02DES02)41 394 767 7240

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,34 6 3 5,06 7 3 5,74 5 4 3,39 8 7 5,29 10 8 6,85 45 33 33,67 301,290

Okul Ortalaması 14 5 11,84 8 2 7,30 9 1 8,23 7 2 6,74 13 5 11,41 14 5 12,29 65 20 57,81 383,390

KATILIMLAR

1 0 NİLSU NAZ AKTAŞ  19 1 18,67 8 1 7,67 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 85 4 83,68 482,290 1 1 1 1 32
% 0,44

2 0 EREN AKBULUT  19 0 19,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 86 3 85,01 482,264 2 2 2 2 33
% 0,46

3 0 MURAT SOYLU 7B 19 0 19,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 18 2 17,33 83 6 81,00 472,535 1 3 4 6 91
% 1,26

4 0 EFE YAMAN ÜNAL  17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 20 0 20,00 19 1 18,67 83 7 80,68 470,348 3 4 5 8 115
% 1,59

5 0 NEHİR NERMİN GÜLER 7 18 1 17,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 0 9,00 18 2 17,33 19 1 18,67 81 7 78,67 464,223 1 5 9 12 157
% 2,17

6 0 EBRU PİRHAN  16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 18 2 17,33 82 8 79,34 458,128 4 6 11 16 207
% 2,86

7 0 SERRA ALTUNTEPE  16 2 15,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 18 2 17,33 81 7 78,66 455,150 5 7 13 18 233
% 3,22

8 0 YUSUF CEM ÇİÇEK 7 18 1 17,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 19 1 18,67 16 4 14,67 77 12 73,02 449,385 2 8 16 21 297
% 4,10

9 0 YUSUF CEM ÇİÇEK 7 18 1 17,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 19 1 18,67 16 4 14,67 77 12 73,02 449,385 2 8 16 21 297
% 4,10

10 0 AHMET TEZEREN 7B 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 16 4 14,67 81 9 78,01 449,135 2 10 18 23 303
% 4,19

11 0 AYŞE ERVA İLKBAHAR 7B 15 4 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 17 3 16,00 18 1 17,67 78 10 74,68 441,281 3 11 23 29 393
% 5,43

12 0 ECEM MERVE AVCI  15 4 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 18 2 17,33 16 4 14,67 77 12 73,01 434,889 6 12 28 39 487
% 6,73

13 0 BÜŞRA DURGUT  16 4 14,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 17 1 16,67 16 4 14,67 74 14 69,34 429,958 7 13 31 43 574
% 7,93

14 0 AYRİS EGELİ  17 1 16,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 0 9,00 13 5 11,33 15 4 13,67 73 11 69,34 418,790 8 14 36 52 750
% 10

15 0 PELİN KINIK  19 0 19,00 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 13 7 10,67 14 6 12,00 72 17 66,34 414,081 9 15 39 57 822
% 11

16 0 ÖZNİL SIÇRAR 7 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 11 6 9,00 18 2 17,33 72 15 67,00 412,992 4 16 41 59 834
% 12

17 0 HELİN EKMEKÇİ 7 13 6 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 2 6,33 17 1 16,67 15 5 13,33 68 18 62,00 404,474 5 17 49 71 959
% 13

18 0 BARIŞ KALEM  18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 13 3 12,00 13 7 10,67 69 17 63,33 404,360 10 18 50 72 961
% 13

19 122 ALİ YEKTA 7A 16 3 15,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 1 7,67 14 6 12,00 14 6 12,00 70 18 64,00 402,642 1 19 52 75 995
% 14

20 342 SARE AZRA GÜ*R 7B 16 1 15,67 6 2 5,33 10 0 10,00 10 0 10,00 13 3 12,00 12 5 10,33 67 11 63,33 399,491 4 20 53 79 1060
% 15

21 549 ALİ ÇINAR ÜLGER  13 5 11,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 15 3 14,00 14 5 12,33 68 17 62,33 395,353 11 21 55 82 1131
% 16

22 0 ÇETİN DORUKTIRAŞOĞLU 13 6 11,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 16 4 14,67 13 7 10,67 67 22 59,68 387,851 12 22 60 93 1269
% 18

23 0 EYLÜL ATMACA 7 16 2 15,33 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 5 6,33 15 5 13,33 65 16 59,66 385,417 6 23 65 98 1328
% 18

24 150 MERT ALİ ŞENT Ü* 7E 5 15 0,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 17 3 16,00 67 23 59,34 381,897 1 24 70 104 1391
% 19

25 0 EREN TARIM  13 7 10,67 9 1 8,67 7 3 6,00 2 2 1,33 16 4 14,67 13 7 10,67 60 24 52,01 375,341 13 25 77 118 1509
% 21

26 614 METE TUNCER HIZLI 7A 12 8 9,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 14 5 12,33 12 8 9,33 64 25 55,66 367,712 2 26 86 132 1670
% 23

27 0 EFE VARDA R  9 9 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 11 5 9,33 15 5 13,33 64 20 57,33 364,042 14 27 92 142 1753
% 24

28 0 EREN ATLAS AKSO Y  14 5 12,33 6 2 5,33 7 3 6,00 3 7 0,67 10 6 8,00 15 5 13,33 55 28 45,66 358,691 15 28 95 148 1869
% 26

29 0 ÖMER FA UK ŞAHİN 7 11 8 8,33 9 1 8,67 9 1 8,67 1 0 1,00 13 4 11,67 13 7 10,67 56 21 49,01 357,000 7 29 97 150 1906
% 26

30 0 ÖMER FA UK ŞAHİN 7 11 8 8,33 9 1 8,67 9 1 8,67 1 0 1,00 13 4 11,67 13 7 10,67 56 21 49,01 357,000 7 29 97 150 1906
% 26

31 0 KUZEY ÇEBİ 7 13 4 11,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 6 7 3,67 9 7 6,67 56 20 49,35 335,057 9 31 115 197 2418
% 33

32 0 SERRA BOZKURT  13 7 10,67 5 5 3,33 9 1 8,67 7 2 6,33 5 6 3,00 12 8 9,33 51 29 41,33 323,962 16 32 131 223 2665
% 37

33 0 ZEYNEP ŞAR  10 8 7,33 5 4 3,67 5 4 3,67 3 6 1,00 11 7 8,67 10 10 6,67 44 39 31,01 305,580 17 33 173 292 3185
% 44
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Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,34 6 3 5,06 7 3 5,74 5 4 3,39 8 7 5,29 10 8 6,85 45 33 33,67 301,290

Okul Ortalaması 14 5 11,84 8 2 7,30 9 1 8,23 7 2 6,74 13 5 11,41 14 5 12,29 65 20 57,81 383,390

KATILIMLAR

34 0 SÜMEYYE YAVUZER  12 7 9,67 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 7 10 3,67 10 10 6,67 46 40 32,68 302,061 18 34 184 304 3296
% 46

35 0 ELANUR ŞEN  8 11 4,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 6 5,00 9 9 6,00 47 33 35,99 294,586 19 35 201 332 3527
% 49

36 0 ADA Dİ * ÜÇTAŞ  9 9 6,00 6 3 5,00 8 2 7,33 5 4 3,67 7 10 3,67 9 8 6,33 44 36 32,00 290,345 20 36 209 344 3649
% 50

37 0 ELİF BEREN ÜSTÜNGÜN 9 7 6,67 7 2 6,33 7 2 6,33 7 2 6,33 2 9 -1,00 11 6 9,00 43 28 33,66 288,738 21 37 211 351 3694
% 51

38 0 DERİN DENİZ KIZILDAĞ 9 10 5,67 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 6 11 2,33 10 9 7,00 45 40 31,66 287,135 22 38 214 356 3733
% 52

39 0 DENİZ ÖZGE ÖZEL  8 12 4,00 4 6 2,00 4 6 2,00 10 0 10,00 5 14 0,33 12 8 9,33 43 46 27,66 274,287 23 39 233 403 4122
% 57

40 0 MEHMET EFE DAĞ  5 13 0,67 7 3 6,00 10 0 10,00 2 6 0,00 4 12 0,00 10 9 7,00 38 43 23,67 255,512 24 40 275 483 4708
% 65

41 0 İREM YILMAZ  8 11 4,33 6 4 4,67 8 2 7,33 4 5 2,33 1 13 -3,33 6 10 2,67 33 45 18,00 235,632 25 41 315 571 5436
% 75
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