
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 7. SINIF LGS 5.DENEME 50 50 1510 6288

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 7 3 5,59 7 2 6,29 5 3 3,88 7 8 3,88 10 8 7,31 45 32 34,20 299,950

Okul Ortalaması 14 5 11,88 9 1 8,17 9 1 8,19 9 1 8,83 12 5 10,35 15 4 13,54 67 17 60,96 388,760

KATILIMLAR

1 0 EYLÜL ADA ÖZT ÜRK  19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 20 0 20,00 87 3 86,00 482,862 1 1 1 5 44
% 0,70

2 989898NİLSU NAZ AKTAŞ  18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 86 4 84,67 477,234 2 2 2 10 73
% 1,16

3 0 ALTUN ARYA 7 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 19 1 18,67 84 6 82,01 469,156 1 3 3 16 127
% 2,02

4 0 AHAET TEZEREN 7B 16 3 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 0 19,00 84 4 82,67 468,465 1 4 4 19 136
% 2,16

5 0 SERRA ALTUNTEPE 7A 17 2 16,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 18 1 17,67 19 1 18,67 83 5 81,34 466,101 1 5 5 23 152
% 2,42

6 0 EREN AKBULUT  18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 18 2 17,33 84 6 81,99 466,061 3 6 6 24 153
% 2,43

7 0 SOYLU MURAT 7A 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 19 1 18,67 84 6 82,00 465,766 2 7 7 25 156
% 2,48

8 303 AYŞE ERVA İLKBAHAR 7B 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 17 2 16,33 17 3 16,00 82 7 79,67 459,570 2 8 8 31 200
% 3,18

9 0 ERKUŞ KAAN TALİP  15 2 14,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 18 2 17,33 20 0 20,00 81 6 78,99 458,957 4 9 9 33 208
% 3,31

10 0 EMİR TARIK BOZKURT  17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 19 1 18,67 82 8 79,34 457,563 5 10 10 34 218
% 3,47

11 0 HELİN EKMEKÇİ 7 13 4 11,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 20 0 20,00 20 0 20,00 80 7 77,67 457,532 2 11 11 36 220
% 3,50

12 999999METE TUNCER HIZLI 7A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 16 4 14,67 81 9 78,00 452,841 3 12 12 45 265
% 4,21

13 0 PİRHAN EBRU  16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 20 0 20,00 80 10 76,67 452,836 6 13 13 46 266
% 4,23

14 0 NEHİR NERMİN GÜLER 7 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 17 3 16,00 19 1 18,67 80 10 76,67 446,491 3 14 14 50 334
% 5,31

15 0 ERDEM AYAZ 7B 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 17 3 16,00 18 2 17,33 79 11 75,33 440,989 3 15 15 54 388
% 6,17

16 0 BÜŞRA DURGUT 7 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 15 4 13,67 77 12 73,01 438,565 4 16 16 59 417
% 6,63

17 0 YUSUF CEM ÇİÇEK 7 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 16 4 14,67 79 11 75,34 437,793 5 17 17 63 427
% 6,79

18 150 MERT ALİ ŞETÜRK 1S 15 5 13,33 5 5 3,33 9 1 8,67 10 0 10,00 18 1 17,67 18 2 17,33 75 14 70,33 436,475 1 18 18 66 441
% 7,01

19 0 BURAK H BAYINDIR  15 4 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 13 5 11,33 19 0 19,00 76 10 72,67 429,468 7 19 19 77 509
% 8,09

20 0 TIRAŞOĞLUÇETİNDORUK 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 13 7 10,67 18 1 17,67 77 12 73,01 427,489 8 20 20 79 533
% 8,48

21 0 MERVE AVCI  14 5 12,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 16 4 14,67 17 3 16,00 75 14 70,33 422,415 9 21 21 82 589
% 9,37

22 1323 EMİR KAYRA ÜNAL 7J 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 14 4 12,67 13 7 10,67 74 14 69,35 419,752 1 22 22 87 620
% 9,86

23 0 SA E AZRA GÜLER 7B 12 7 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 15 3 14,00 19 1 18,67 72 15 67,00 414,557 4 23 23 100 676
% 11

24 0 BARIŞ KALEM  13 7 10,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 13 4 11,67 18 2 17,33 72 15 67,01 408,228 10 24 24 112 744
% 12

25 0 KINIK PELİN  18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 11 9 8,00 15 5 13,33 73 17 67,33 407,644 11 25 25 113 752
% 12

26 0 ALİ YEKTA 7A 15 4 13,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 15 3 14,00 14 5 12,33 70 16 64,66 405,813 4 26 26 119 777
% 12

27 0 DEMİRTAŞ DEREN  10 10 6,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 15 5 13,33 19 1 18,67 72 18 66,00 403,111 12 27 27 123 803
% 13

28 0 EYLÜL ATMACA 7 14 4 12,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 4 8,67 17 3 16,00 69 13 64,68 398,662 6 28 28 131 852
% 14

29 402 EREN TARIM 7 11 9 8,00 10 0 10,00 8 2 7,33 6 1 5,67 18 1 17,67 13 7 10,67 66 20 59,34 387,792 7 29 29 162 1003
% 16

30 0 KILIÇ BAHAR  12 5 10,33 7 3 6,00 6 4 4,67 9 0 9,00 12 3 11,00 16 3 15,00 62 18 56,00 380,776 13 30 30 186 1113
% 18

31 0 KUZEY ÇEBİ 7 11 7 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 0 9,00 7 6 5,00 14 4 12,67 60 18 54,01 352,630 8 31 31 283 1578
% 25

32 351 EREN AÇAR 7A 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 10 3,67 15 5 13,33 59 28 49,67 351,985 5 32 32 289 1591
% 25

33 0 EFE VARDAR  12 7 9,67 7 2 6,33 10 0 10,00 10 0 10,00 6 9 3,00 15 5 13,33 60 23 52,33 349,169 14 33 33 300 1641
% 26
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Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 7 3 5,59 7 2 6,29 5 3 3,88 7 8 3,88 10 8 7,31 45 32 34,20 299,950

Okul Ortalaması 14 5 11,88 9 1 8,17 9 1 8,19 9 1 8,83 12 5 10,35 15 4 13,54 67 17 60,96 388,760

KATILIMLAR

34 0 MELİS ŞENGÜL 7 14 5 12,33 7 2 6,33 10 0 10,00 10 0 10,00 3 8 0,33 14 3 13,00 58 18 51,99 348,045 9 34 34 307 1672
% 27

35 0 SERRA BOZKURT  10 8 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 0 9,00 6 7 3,67 16 4 14,67 58 22 50,67 344,983 15 35 35 318 1725
% 27

36 0 UMUT DEMİRKIRAN  13 6 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 8 9 5,00 13 7 10,67 57 29 47,34 343,554 16 36 36 326 1753
% 28

37 0 ZEYNEP ŞAR 7 10 7 7,67 8 1 7,67 8 2 7,33 8 1 7,67 5 7 2,67 14 5 12,33 53 23 45,34 328,561 10 37 37 410 2080
% 33

38 0 ÜNAL EFE YAMAN 7 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 49 1 48,67 326,613 11 38 38 423 2121
% 34

39 0 MEHMET EFE DA Ğ  11 8 8,33 6 4 4,67 6 3 5,00 8 2 7,33 6 10 2,67 15 5 13,33 52 32 41,33 325,665 17 39 39 429 2147
% 34

40 0 HALİL EFE EROL 7 9 11 5,33 10 0 10,00 6 4 4,67 8 2 7,33 9 8 6,33 13 7 10,67 55 32 44,33 325,445 12 40 40 432 2151
% 34

41 0 ADA DİLA ÜÇTAŞ  12 6 10,00 8 1 7,67 10 0 10,00 7 2 6,33 7 8 4,33 9 9 6,00 53 26 44,33 322,715 18 41 41 453 2221
% 35

42 0 ELİF BEREN ÜSTÜNGÜN 8 7 5,67 8 1 7,67 8 0 8,00 9 0 9,00 8 7 5,67 10 9 7,00 51 24 43,01 313,895 19 42 42 510 2434
% 39

43 0 SÜMEYYE YAVUZER  10 10 6,67 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 8 10 4,67 12 6 10,00 50 36 38,01 313,059 20 43 43 513 2454
% 39

44 0 RAUF ALP ÇİFÇİ  11 9 8,00 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 9 4,00 9 10 5,67 52 33 41,01 309,237 21 44 44 529 2535
% 40

45 0 ELİFŞ EKERUSTA  11 7 8,67 8 0 8,00 7 1 6,67 7 3 6,00 7 4 5,67 7 9 4,00 47 24 39,01 308,056 22 45 45 539 2568
% 41

46 0 ELANUR ŞEN  11 6 9,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 5 5 3,33 7 11 3,33 49 26 40,32 303,021 23 46 46 587 2725
% 43

47 473 ERE NA L*S AKSO Y 7A 4 16 -1,33 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 15 0,00 13 7 10,67 48 42 34,00 274,590 6 47 47 821 3542
% 56

48 0 TUĞBA İLHAN  9 8 6,33 4 5 2,33 8 1 7,67 8 1 7,67 2 4 0,67 7 11 3,33 38 30 28,00 268,889 24 48 48 883 3726
% 59

49 0 KADİR EFE DİREK  7 12 3,00 10 0 10,00 4 6 2,00 9 1 8,67 0 1 -0,33 8 12 4,00 38 32 27,34 256,383 25 49 49 986 4127
% 66

50 0 ZEREN TARAKCI  8 2 7,33 1 5 -0,67 3 4 1,67 12 11 8,33 230,684 26 50 50 1170 4926
% 78
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