
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - FENOMEN OKUL ORTAOKUL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ FENOMEN 2023-2024 7. SINIF KURUMSAL DENEME 4 25280 1938 175 52

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam FENOMEN OKUL ORTAOKUL

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.56 6.74 9.31 6.80 2.54 5.95 7.04 2.27 6.29 4.31 3.98 2.98 6.27 7.62 3.73 9.60 7.54 7.09 45.58 30.69 35.35 241.843

İl Ortalaması 11.86 6.56 9.67 6.98 2.42 6.18 7.07 2.13 6.36 5.30 3.55 4.12 6.32 7.83 3.71 10.23 7.35 7.78 47.76 29.84 37.81 250.086
Okul Ortalaması 14.96 4.60 13.43 8.88 1.02 8.55 8.58 1.21 8.17 7.27 2.21 6.53 10.77 5.02 9.10 14.44 4.04 13.10 64.90 18.10 58.87 345.541

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam FENOMEN OKUL ORTAOKULGenel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - ÜNAL EFE YAMAN 7 / 0 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 18 2 17.33 20 0 20.00 84.00 6.00 82.00 464.415 262 23 1 1
2 0 - EREN AKBULUT 0 / 0 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 18 2 17.33 20 0 20.00 84.00 6.00 81.99 464.400 264 24 2 2
3 0 - AYŞE ERVA İLKBAHAR 7 / B 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 16 3 15.00 19 0 19.00 84.00 4.00 82.67 456.563 402 27 3 3
4 0 - SOYLU MURAT 7 / İ 16 3 15.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 18 2 17.33 20 0 20.00 83.00 6.00 81.00 452.578 494 35 4 4
5 0 - EYLÜL ADA ÖZTÜRK 0 / 0 20 0 20.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 18 2 17.33 16 4 14.67 82.00 8.00 79.34 448.652 580 40 5 5
6 99999 - NİLSU NAZ AKTAŞ 0 / 0 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 18 2 17.33 18 2 17.33 81.00 9.00 77.99 440.696 812 57 9 6
7 0 - ECESU KILIÇ 0 / 0 19 1 18.67 10 0 10.00 8 0 8.00 3 1 2.67 16 4 14.67 19 1 18.67 75.00 7.00 72.68 438.830 820 58 10 7
8 0 - ALİ YEKTA 7 / A 16 4 14.67 10 0 10.00 10 0 10.00 7 3 6.00 18 2 17.33 19 1 18.67 80.00 10.00 76.67 438.785 829 59 11 8
9 0 - EFE KARACA 0 / 0 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 17 3 16.00 18 2 17.33 82.00 8.00 79.33 436.770 903 66 12 9

10 0 - YAPRAK MİNEL DİLA 7 / 0 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 14 3 13.00 20 0 20.00 81.00 6.00 79.00 434.815 962 72 13 10
11 0 - AHMET TEZEREN 7 / B 17 2 16.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 17 3 16.00 17 2 16.33 80.00 8.00 77.33 430.830 1100 87 17 11
12 0 - SERRA ALTUNTEPE 7 / A 16 4 14.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 0 9.00 13 3 12.00 19 1 18.67 77.00 8.00 74.34 411.644 1679 137 21 12
13 0 - TIRAŞOĞLU ÇETİNDORUK 0 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 13 4 11.67 18 2 17.33 75.00 12.00 71.00 411.096 1721 141 22 13
14 0 - GÜLER NEHİR NERMİN 7 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 14 4 12.67 16 4 14.67 74.00 14.00 69.34 401.259 2053 167 23 14
15 0 - ECEM MERVE AVCI 0 / 0 15 4 13.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 13 6 11.00 19 1 18.67 74.00 14.00 69.34 395.348 2276 192 27 15
16 0 - HELİN EKMEKÇİ 7 / 0 17 2 16.33 8 2 7.33 10 0 10.00 6 4 4.67 13 3 12.00 17 3 16.00 71.00 14.00 66.33 395.289 2313 197 28 16
17 0 - İSMAİL ŞENTÜRK 0 / 0 15 5 13.33 10 0 10.00 8 1 7.67 8 2 7.33 15 4 13.67 17 3 16.00 73.00 15.00 68.00 391.852 2413 204 29 17
18 0 - ERKUŞ KAAN TALİP 0 / 0 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 12 8 9.33 19 1 18.67 73.00 17.00 67.34 389.407 2500 212 30 18
19 0 - BÜŞRA DURGUT 0 / 0 16 4 14.67 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 15 1 14.67 15 4 13.67 70.00 15.00 65.01 387.467 2581 225 33 19
20 651 - ŞÜKRAN DENİZ ÇİFTÇİ 7 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 5 5 3.33 13 5 11.33 14 3 13.00 69.00 16.00 63.66 379.467 2965 251 35 20
21 0 - BARIŞ KALEM 0 / 0 14 6 12.00 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 13 3 12.00 17 3 16.00 71.00 15.00 66.00 375.556 3121 267 38 21
22 0 - RASUL EMRE HOT 0 / 0 12 7 9.67 9 1 8.67 8 2 7.33 7 2 6.33 17 2 16.33 14 3 13.00 67.00 17.00 61.33 364.193 3638 321 46 22
23 0 - ÖZPINAR IŞIKMEY 0 / 0 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 8 5 6.33 17 3 16.00 68.00 15.00 63.00 363.689 3680 324 47 23
24 1323 - EMİR KAYRA ÜNAL 7 / K 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 7 6.67 16 4 14.67 70.00 16.00 64.68 361.778 3739 331 48 24
25 271 - AKSOY DURU 7 / C 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 8 6 6.00 17 2 16.33 70.00 13.00 65.67 361.733 3760 334 50 25
26 0 - DEMİRTAŞ DEREN 0 / 0 16 4 14.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 13 7 10.67 14 6 12.00 70.00 20.00 63.34 359.793 3829 347 51 26
27 0 - FATİH AHMADI 0 / 0 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 5 3 4.00 17 2 16.33 69.00 8.00 66.33 359.733 3879 353 54 27
28 0 - ERDEM AYAZ 7 / B 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 6 4 4.67 14 6 12.00 12 8 9.33 69.00 21.00 62.00 357.763 3960 363 56 28
29 1903 - ÖZNİL SIÇRAR 0 / 0 16 3 15.00 10 0 10.00 7 3 6.00 7 3 6.00 8 8 5.33 18 2 17.33 66.00 19.00 59.66 355.763 4079 376 57 29
30 0 - SARE AZRA GÜLER 0 / 0 15 5 13.33 10 0 10.00 9 1 8.67 9 0 9.00 11 3 10.00 14 5 12.33 68.00 14.00 63.33 352.311 4226 385 58 30
31 0 - ADA DİLA ÜÇTAŞ 0 / 0 17 3 16.00 8 1 7.67 9 1 8.67 6 4 4.67 10 4 8.67 14 6 12.00 64.00 19.00 57.68 348.430 4399 396 61 31
32 131 - MERT ALİ ŞENTÜRK 5 / Ü 15 5 13.33 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 12 6 10.00 13 4 11.67 66.00 19.00 59.66 343.941 4653 423 65 32
33 31069 - METE TUNCER HIZLI... 7 / A 15 5 13.33 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 11 5 9.33 13 6 11.00 68.00 17.00 62.33 341.941 4749 434 68 33
34 0 - ALİ ÇINAR ÜLGER 0 / 0 15 5 13.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 7 6 5.00 14 2 13.33 66.00 13.00 61.66 332.059 5299 487 76 34
35 0 - KILIÇ BAHAR 0 / 0 14 6 12.00 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 12 3 11.00 13 7 10.67 62.00 23.00 54.33 330.133 5378 491 77 35
36 0 - YUSUF CEM ÇİÇEK 0 / 0 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 12 6 10.00 3 8 0.33 61.00 18.00 55.00 298.504 7358 652 100 36
37 0 - EREN TARIM 7 / 0 8 10 4.67 9 1 8.67 8 2 7.33 5 3 4.00 10 7 7.67 17 3 16.00 57.00 26.00 48.34 297.570 7401 659 101 37
38 0 - ZEREN TARAKCI 0 / 0 13 7 10.67 8 2 7.33 8 1 7.67 7 3 6.00 10 7 7.67 10 1 9.67 56.00 21.00 49.01 297.096 7419 661 102 38
39 0 - HALİL EFE EROL 7 / 0 13 7 10.67 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 10 9 7.00 13 7 10.67 57.00 32.00 46.33 294.593 7586 672 104 39
40 0 - KINIK PELİN 0 / 0 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 3 12 -1.00 14 6 12.00 58.00 27.00 49.00 292.593 7730 683 106 40
41 27 - ELİF BEREN ÜSTÜNGÜN 7 / A 13 4 11.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 10 7 7.67 9 8 6.33 58.00 23.00 50.34 288.667 7970 705 110 41
42 0 - EREN ATLAS AKSOY 0 / 0 13 7 10.67 8 2 7.33 10 0 10.00 3 6 1.00 5 4 3.67 12 6 10.00 51.00 25.00 42.67 271.393 9280 805 123 42
43 0 - UMUT DEMİRKIRAN 0 / 0 14 5 12.33 8 2 7.33 8 2 7.33 5 3 4.00 7 9 4.00 10 7 7.67 52.00 28.00 42.66 269.867 9437 824 125 43
44 0 - SERRA BOZKU T 7 / A 13 5 11.33 8 2 7.33 9 1 8.67 5 4 3.67 6 6 4.00 11 9 8.00 52.00 27.00 43.00 267.393 9597 839 128 44
45 0 - KUZEY ÇEBİ 7 / 0 14 5 12.33 8 1 7.67 5 3 4.00 7 2 6.33 5 8 2.33 11 7 8.67 50.00 26.00 41.33 264.919 9819 860 131 45
46 0 - ZEYNEP ŞAR 0 / 0 10 8 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 5 3 4.00 4 4 2.67 12 5 10.33 48.00 23.00 40.33 250.104 10994 942 140 46
47 0 - TUĞBA İLHAN 0 / 0 11 8 8.33 7 3 6.00 5 4 3.67 5 4 3.67 1 6 -1.00 11 7 8.67 40.00 32.00 29.34 214.578 14066 1161 154 47
48 0 - MEL S ŞENGÜL 7 / 0 12 6 10.00 6 3 5.00 4 3 3.00 8 2 7.33 3 7 0.67 7 7 4.67 40.00 28.00 30.67 213.615 14128 1164 155 48
49 0 - BADE SAHRA ÖZ 0 / 0 12 6 10.00 6 3 5.00 5 4 3.67 1 3 0.00 0 4 -1.33 10 9 7.00 34.00 29.00 24.34 205.704 14857 1216 161 49
50 0 - RAUF ALP ÇİFÇİ 0 / 0 10 10 6.67 6 4 4.67 5 5 3.33 7 3 6.00 4 13 -0.33 8 10 4.67 40.00 45.00 25.01 185.985 16726 1342 168 50
51 0 - MEHMET EFE DAĞ 0 / 0 8 11 4.33 6 3 5.00 7 3 6.00 3 5 1.33 3 12 -1.00 9 10 5.67 36.00 44.00 21.33 171.600 18067 1411 171 51
52 0 - KA?İR EFEED?RE? 5 / T 4 16 -1.33 6 4 4.67 5 5 3.33 3 7 0.67 0 0 0.00 1 3 0.00 19.00 35.00 7.34 104.963 23429 1777 175 52


