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Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.44 7.46 7.95 4.72 4.21 3.32 5.21 3.85 3.92 3.79 4.23 2.38 6.62 8.31 3.85 6.52 10.46 3.04 37.30 38.51 24.46 202.172

İl Ortalaması 10.69 7.49 8.20 4.84 4.26 3.42 5.31 3.89 4.02 4.12 4.25 2.70 6.22 8.46 3.40 6.52 10.66 2.97 37.70 39.01 24.70 201.334
Okul Ortalaması 15.19 4.40 13.72 6.88 2.63 6.01 7.16 2.74 6.25 7.51 2.26 6.76 13.30 4.60 11.77 11.28 7.70 8.71 61.33 24.33 53.22 330.849

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - EFE YAMAN ÜNAL 0 / 0 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 20 0 20.00 16 4 14.67 83.00 7.00 80.67 450.622 26 4 1 1
2 0 - EYLÜL ADA ÖZTÜRK 7 / 0 19 1 18.67 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 15 5 13.33 82.00 8.00 79.33 448.637 30 6 2 2
3 0 - MİNEL YAPRAK 7 / 0 20 0 20.00 10 0 10.00 8 1 7.67 10 0 10.00 17 3 16.00 16 4 14.67 81.00 8.00 78.34 441.259 44 8 3 3
4 0 - EREN AKBULUT 0 / 0 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 20 0 20.00 14 6 12.00 80.00 10.00 76.67 438.785 51 9 4 4
5 0 - MURAT SOYLU 0 / 0 19 0 19.00 6 3 5.00 8 2 7.33 10 0 10.00 18 1 17.67 16 4 14.67 77.00 10.00 73.67 437.319 56 10 5 5
6 0 - AYRİS EGELİ 0 / 0 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 14 2 13.33 16 3 15.00 80.00 5.00 78.33 430.844 73 13 6 6
7 0 - NİLSU AKTAŞ 0 / 0 17 3 16.00 7 2 6.33 8 2 7.33 10 0 10.00 20 0 20.00 15 4 13.67 77.00 11.00 73.33 429.393 74 14 7 7
8 0 - AHMET TEZEREN 7 / B 18 2 17.33 10 0 10.00 7 3 6.00 9 1 8.67 18 2 17.33 16 4 14.67 78.00 12.00 74.00 428.874 79 16 8 8
9 0 - KAAN TALİP ERKUŞ 7 / 0 15 5 13.33 7 3 6.00 9 0 9.00 10 0 10.00 16 4 14.67 18 2 17.33 75.00 14.00 70.33 405.659 181 37 9 9

10 0 - AYŞE ERVA İLKBAHAR 7 / B 17 3 16.00 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 16 3 15.00 15 5 13.33 76.00 13.00 71.66 403.185 200 40 10 10
11 0 - BÜŞRA DURGUT 7 / D 16 4 14.67 10 0 10.00 8 2 7.33 7 3 6.00 17 2 16.33 14 4 12.67 72.00 15.00 67.00 393.348 243 47 11 11
12 0 - CEM ÇİÇEK 7 / 0 19 1 18.67 7 3 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 14 6 12.00 13 7 10.67 71.00 19.00 64.67 379.541 314 62 12 12
13 0 - EFE KARACA 7 / 0 18 2 17.33 6 4 4.67 8 2 7.33 10 0 10.00 16 4 14.67 12 8 9.33 70.00 20.00 63.33 377.511 327 64 13 13
14 0 - ÖZNİL SIÇRAR 7 / 0 18 2 17.33 8 2 7.33 6 4 4.67 9 1 8.67 14 3 13.00 13 6 11.00 68.00 18.00 62.00 375.541 339 66 14 14
15 614 - METE TUNCER HIZLI 7 / A 17 3 16.00 6 4 4.67 7 3 6.00 9 1 8.67 19 1 18.67 10 10 6.67 68.00 22.00 60.68 373.630 348 68 15 15
16 156 - BAHAR KILIÇ 0 / 0 17 2 16.33 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 16 1 15.67 12 7 9.67 65.00 20.00 58.34 371.630 363 71 16 16
17 0 - NEHİR NERMİN GÜLER 7 / 0 19 1 18.67 9 0 9.00 8 2 7.33 7 3 6.00 17 3 16.00 9 11 5.33 69.00 20.00 62.33 370.119 375 74 17 17
18 0 - ECEM MERVE AVCI 0 / 0 16 4 14.67 9 1 8.67 8 1 7.67 8 2 7.33 16 3 15.00 12 8 9.33 69.00 19.00 62.67 366.178 402 83 18 18
19 150 - MERT ALİ ŞENTÜRK 7 / E 17 3 16.00 5 5 3.33 6 4 4.67 7 3 6.00 15 5 13.33 14 6 12.00 64.00 26.00 55.33 365.659 413 88 19 19
20 0 - DENİZ ÖZGE ÖZEL 0 / 0 16 4 14.67 8 2 7.33 7 3 6.00 10 0 10.00 11 9 8.00 17 3 16.00 69.00 21.00 62.00 363.719 421 92 20 20
21 0 - ÇETİN DORUK TIRAŞOĞLU 0 / 0 17 3 16.00 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 14 6 12.00 13 7 10.67 67.00 23.00 59.33 359.763 448 102 21 21
22 0 - HELİN EKMEKÇİ 7 / 0 16 3 15.00 8 1 7.67 7 3 6.00 5 5 3.33 14 3 13.00 13 5 11.33 63.00 20.00 56.33 358.252 460 106 22 22
23 0 - BARIŞ KALEM 0 / 0 17 3 16.00 8 2 7.33 6 4 4.67 10 0 10.00 12 4 10.67 12 8 9.33 65.00 21.00 58.00 345.926 554 132 23 23
24 549 - ALİ ÇIN* ÜLGER 0 / 0 15 4 13.67 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 15 5 13.33 12 8 9.33 65.00 24.00 56.99 345.896 556 133 24 24
25 0 - ALİ YEKTA 7 / Z 17 3 16.00 9 1 8.67 4 6 2.00 8 2 7.33 12 7 9.67 12 7 9.67 62.00 26.00 53.34 336.089 617 146 25 25
26 0 - ECESU KILIÇ 0 / 0 10 6 8.00 6 3 5.00 6 4 4.67 3 1 2.67 17 1 16.67 14 6 12.00 56.00 21.00 49.01 335.585 623 148 26 26
27 0 - PELİN KINIK 0 / 0 17 3 16.00 4 6 2.00 9 1 8.67 9 1 8.67 12 8 9.33 12 8 9.33 63.00 27.00 54.00 334.044 640 154 27 27
28 342 - SARE AZRA GÜLER 7 / B 14 6 12.00 7 3 6.00 5 4 3.67 7 3 6.00 9 4 7.67 16 2 15.33 58.00 22.00 50.67 330.622 666 159 28 28
29 0 - İSMAİL ŞENTÜRK 0 / 0 14 5 12.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 12 4 10.67 11 9 8.00 63.00 22.00 55.67 320.252 777 182 29 29
30 0 - EMİR TARIK BOZKURT 0 / 0 13 7 10.67 8 2 7.33 7 3 6.00 6 4 4.67 14 4 12.67 10 10 6.67 58.00 30.00 48.01 304.504 915 220 30 30
31 0 - ADA DİLA ÜÇTAŞ 0 / 0 13 6 11.00 6 3 5.00 9 1 8.67 6 4 4.67 11 5 9.33 9 10 5.67 54.00 29.00 44.34 281.244 1163 307 31 31
32 0 - RASUL EMRE HOT 0 / 0 14 6 12.00 4 6 2.00 8 2 7.33 7 3 6.00 12 3 11.00 6 11 2.33 51.00 31.00 40.66 272.815 1304 362 32 32
33 0 - ESİLA KIRAYLAR 7 / 0 13 7 10.67 8 2 7.33 7 3 6.00 3 3 2.00 7 8 4.33 11 9 8.00 49.00 32.00 38.33 259.007 1501 442 33 33
34 0 - SÜMEYYE YAVUZER 0 / 0 13 7 10.67 5 5 3.33 6 4 4.67 6 4 4.67 8 10 4.67 8 12 4.00 46.00 42.00 32.01 233.378 1902 593 34 34
35 0 - ZEREN TARAKCI 0 / 0 15 5 13.33 0 0 0.00 7 3 6.00 8 2 7.33 6 5 4.33 1 2 0.33 37.00 17.00 31.32 226.356 2020 629 35 35
36 0 - ELİFECEŞEKERUSTA 0 / 0 9 11 5.33 7 2 6.33 6 4 4.67 4 6 2.00 12 1 11.67 5 12 1.00 43.00 36.00 31.00 225.926 2025 631 36 36
37 0 - MELİS ŞENGÜL 7 / 0 12 5 10.33 3 7 0.67 3 7 0.67 8 2 7.33 9 6 7.00 4 12 0.00 39.00 39.00 26.00 215.541 2244 718 37 37
38 0 - İREM YILMAZ 0 / 0 8 12 4.00 7 2 6.33 6 4 4.67 4 6 2.00 12 4 10.67 5 12 1.00 42.00 40.00 28.67 212.119 2297 740 38 38
39 0 - MEHMET EFE DAĞ 0 / 0 11 7 8.67 5 3 4.00 6 4 4.67 5 5 3.33 4 12 0.00 8 10 4.67 39.00 41.00 25.34 196.830 2639 880 39 39
40 0 - ZEYNEP ŞAR 7 / 0 10 8 7.33 7 2 6.33 7 3 6.00 4 6 2.00 8 8 5.33 5 15 0.00 41.00 42.00 26.99 196.252 2650 883 40 40
41 0 - EREN ATLAS AKSOY 0 / 0 15 5 13.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 37.00 53.00 19.33 193.793 2701 905 41 41
42 0 - TUĞBA İLHAN 7 / 0 11 8 8.33 5 5 3.33 5 5 3.33 6 4 4.67 7 9 4.00 4 16 -1.33 38.00 47.00 22.33 181.970 2951 1004 42 42
43 0 - KADİR EFE DİREK 0 / 0 4 16 -1.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 6 14 1.33 5 15 0.00 27.00 63.00 5.99 108.874 4957 1679 43 43


