
SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHU GÖNÜL KOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,765 300,970 67 78 351 3672 48404

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 23 8 21,00 53 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 3 0 3,00 43 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 77 21 71,75 60 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBdbD CECAc  dBABc DADECDCDACbADAEEADeeC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal  AEdDECDCCAEAbCAAb       

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DD ddCB aDDbDABB aDE ACBCD eBC DDACa   b

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EBBbAb   CA E CBB CC

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 15 3 79
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 4 2 2 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 8 1 73
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,660 300,970 112 127 838 8772 136007

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 39 26 32,50 27 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECbbBCDA  e    bBABBeDAbECDCcAaedcAEEADa

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAECCECDCcd bEeAAb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik  B   a a     b  Bca   cA     c          

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen e                 e 

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 11 8 58
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PROBLEMLER 11 1 3 9
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN ULUDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,188 300,970 81 92 461 4961 68264

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 1 1 0,75 11 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 67 17 62,75 52 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCCDcCECAEEACBbBBADADECDCcACaADAEEADBCb

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAbCDECDCaAEcAeAAbDc     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DcAdbaBA  DD  B  d EBACBCDBB            

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen       A   Ac        

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 2 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PROBLEMLER 11 7 1 64
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ DAD SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
435,823 300,970 20 25 86 761 8829

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 102 14 98,50 82 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCCDACECAEaAdBbBBADADECcCDAeCADAEEADB C

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECDECDCCAEAACAebDE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DDACcCBACDDDDABBBaDEBACBdDBdBC DDACBEC A

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EBBEAaACBCABcD BBdCC

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 9 2 82
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KARDAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,988 300,970 87 99 493 5236 72884

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 64 15 60,25 50 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCbD CECc  AdBdBBADbDECDCDbCCADbEEADaaC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal   Ed E DCCA AcCAACeE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DDA  CBA D D  B B   BA       e D A      

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen  e E CAC CABE CaB   

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PROBLEMLER 11 3 0 27
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
402,820 300,970 42 50 180 1798 22342

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 92 17 87,75 73 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCCDACECAEEACBAcBADADECDCcACCADAEEAD CC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAEdDECDCCAEAdbAACbE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DDACECdA DDbDAc BC cBA  Cce  CCDD CB CdA

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EBBEdCACBCAeEbCBBb C

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 17 1 89
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 11 5 2 45
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GUGULOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,625 300,970 79 90 428 4600 62182

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 17 8 15,00 38 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 71 23 65,25 54 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCCBCD eCCAEdACBABBADbDEdDCcbbCADAEEADd

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDcAECCEaDCAA bEDAeb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik AB eAC CeCCDDb AB  b EaAbe DB    a AC   

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen A      EDCB AeC CdB 

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 3 4 27
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,440 300,970 69 80 360 3726 49294

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 77 23 71,25 59 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe aC CBbD eeCcdEACe BBADADECDdD CdADAEEAbB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAECeECDCAA  E AAb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABD AC CBC DDDbABB d EBAC     cCC DACBEC

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen AadBBdAdeCBCABe  Beb

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 14 4 74
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 5 1 45
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,818 300,970 100 113 624 6701 96903

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 7 19,25 48 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 55 20 50,00 42 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCbDbCECAEdACc BcADADECDCD b         a 

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal B EdDcCDC   A CAACD      

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik D AC  B  DDD bB dd   A       C   AC     

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen cBBac A BaAaEDCBBdee

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 7 2 37
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 11 1 2 9
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,805 300,970 61 72 306 3159 41148

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 81 20 76,00 63 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe EbCCBbDc CCc EACBABBADADECDCDAeCADdEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal aDBAECCECDCcAbAE AAb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDaACbCBe DDbDABBBdDEBACBCDaBA  eDAC   

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen AbEB aA   eCA    B  

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 10 1 91
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NAZ KONAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
407,653 300,970 37 45 165 1634 20076

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 94 20 89,00 74 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCbDbCECbEdACBABBADAbECDCDAbCADAdEADBad

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECcECDCCAEAACAAbDE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DDACdCBA DDbDbBBBd EBACBCDe BCC DAC ECCc

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EBBEAaA BCABEDbBBdCC

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 11 9 1 82
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK SEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
443,875 300,970 14 17 63 552 6282

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 105 15 101,25 84 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCbDACECAbEAdBABBADADECDCDAbCADAEEADBCC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECDECDCCAEcACAAbDc     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DDACbCBACDDbDABBeaDEBACBCDeBBCCDDACBECCA

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EBBEeCACBCAaEDCBBdCC

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 9 2 82
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE İKRA DAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,193 300,970 89 102 531 5608 78870

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 14 10 11,50 29 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 66 33 57,75 48 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECbbBeDcebCAbdACBABdADADECDCDACCAbdEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAbCCECDCcAabEDAAC     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABebAdbCBC bDb  BB d EaACB D  b d       

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen A deBEd  dB A eddBBd

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 2 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PROBLEMLER 11 6 2 55
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE MELEK EKİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,055 300,970 52 62 256 2519 31941

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 30 8 28,00 70 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 88 27 81,25 68 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe eBaCDcCECAb ACBABBbDADECDCDbCCADAdEADBCd

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECDEeDC A AbbAAbDE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DDACbCBA DDDDbdBadDEBACBeDBBBCCDDACB ebA

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen ceBEeCACBCABEDeBedCe

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
PROBLEMLER 11 8 3 73
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,830 300,970 73 84 368 3859 51015

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 1 3 0,25 3 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 23 9 20,75 52 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 77 26 70,50 59 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBdbD bEbA  ACBABcADADECDCDAebADAEEADBeC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECDEdDCaA  bCdAC E     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DDAC CBACDDbbABBBd EBACBeDBecCCc   d   b

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen  BBEcaA BCAaEabBB CC

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 4 1 80
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 8 2 73
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
450,210 300,970 11 14 53 420 4602

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 0 39,00 98 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 31 7 29,25 73 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 106 10 103,50 86 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCCDAC CAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECDECDCCAEAACAACec     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DDACECBACDDDDABBedDEBACBdDddBCC DACBE ec

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EBBEACACBCA EDCBBdCC

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 19 0 100
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 8 3 73
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR VATANSEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
415,448 300,970 33 40 142 1391 16532

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 95 13 91,75 76 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe bBCCDACbCAE ACBABBADADECDCadCCADAEEADcCC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECcECaCCA  AdAAC E     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DDACaCBACDDD ABBBCDEBACB DB aeCD AC  CCA

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen dBBEACACBeA EDCBB CC

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 10 0 91
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,985 300,970 49 59 239 2360 29870

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 87 17 82,75 69 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCCDACECAE ACBcBaADADECDCDbbCADAEEADBCC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECDEeDCCA AACAACbc     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DcAd CBA DDb ABBBCDEeACB DBBBC          

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen dBBEdbACBCAaEDCBBdCe

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 9 1 82
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAY KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
437,573 300,970 18 23 82 709 8124

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 103 15 99,25 83 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCCDbCECAEEAdBABBADAbECDCDACCADAEEADBCC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECDECDCCAbAACAAbDE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DDAC CBA DDDDABBcCDEaACBeDBBBCeDDACBECCd

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EBBEdaAaBCAcEDCBBdCC

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 8 3 73
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,813 300,970 60 71 303 3120 40514

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 82 23 76,25 64 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCCDbCECAcEAdBABBADADECcCDAbCAaAEEADBdC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECDbdDCCAEAbCAcbDE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik    bbCBA DDDDABBcd  cACB  BBcCe DA      

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EBBEcCACBCABEDbBBdCe

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 2 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 4 3 36
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN  AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,913 300,970 58 68 281 2768 35324

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 17 10 14,50 48 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 24 11 21,25 53 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 86 27 79,25 66 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBdCDeCdCAEEAdBABBADADECDCDAdCADAEEADe b

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAcCDECDCCAEcAbAAbDE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik aaACcCBACaabeABBBdDEBACBdD   dCDDAC aC A

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EcBEcaA BCABEDbBBdCC

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 2 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 9 2 82
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM SARSIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
412,640 300,970 34 41 147 1487 17723

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 95 16 91,00 76 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CaCCDACECbEEACBABBADADECDCDAbCADAEEADBeC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal dAEaDEbDC A AACdACDE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik D ACECBACDDDeABBBCDEBACBCDBBBCCDDAC E   

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen caB A ACBCAcEDbBBdde

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 11 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KRKÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
422,018 300,970 27 34 126 1179 13832

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 18 0 18,00 90 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 96 8 94,00 78 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCCBCDACCCAEEACdbBBADADECDdDAC ADAEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAEC ECDCAAaAceAAC     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDDACECBCCDDbDABBBCD BACB D  e  D      

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen ACEBB AEDCBCABCCCBB 

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 17 1 89
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 9 0 82
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN HALİL OĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,283 300,970 92 105 562 6002 85187

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 2 2 1,50 21 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 60 19 55,25 46 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCCBCDcbCCb aAdBABdA ADECDCDACCADAEEAbB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAECCEbDCcA bE AAb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik AB  ACbCBC   b  B c                     

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen Abc BEd a c ABC   B 

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 17 1 89
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PROBLEMLER 11 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİN GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,913 300,970 44 52 212 2088 26259

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 90 20 85,00 71 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCCBCDdCbCAEEACBABBADcDECDCDcCCADAEEADe

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBcbC ECDCbAcAcDAAb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABcDAC CBCCDDDDABBcdD BAC  Dc AaC DAC   

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen ACcBBEAEDCBCAceCCBdC

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 6 2 55
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE ÇEVİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
436,600 300,970 19 24 84 737 8501

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 103 17 98,75 82 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCCDbCECAEEcCBbBBADADECcCDACCADAdEADBCe

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECDEdDCCAEbACAAbDE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik eDACECBACDDDbABBBdDEBACBCDBBBCCDDACBEbCA

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EBBEcCACBCAadDCBBdCC

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 10 1 91
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA AKOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,833 300,970 108 123 745 7854 117675

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 47 21 41,75 35 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECeaBCDbeebb cAdBABdADADdCDCDACCADAEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CcBAEC ECDCcA bEDAAb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik  aa          e  B   DEe    D a          

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen c    E              

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 5 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PROBLEMLER 11 3 1 27
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ECER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,245 300,970 55 65 268 2621 33441

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 2 32,50 81 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 83 10 80,50 67 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCCD CECb  ACBABBbDADEC CDACCADAEEADB C

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal  AECDECDC A AcbAAb       

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik  DAC CBACDD DAB B DEBACB D BBbC D CBE  A

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EB   aAeBCAaED  B Ce

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 8 0 73
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZHAN ÇAKMAKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,568 300,970 90 103 546 5847 82503

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 59 11 56,25 47 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCCDcCECAaEACcABBA ADEC C   bAD  EADB b

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal dAECDECDCa     AAbD      

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik D ACECBA  DDDAB cdDEBAC   B BC         d

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen   B                 

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 12 1 63
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 5 2 45
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,303 300,970 76 87 404 4292 57490

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 71 14 67,50 56 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCbDcCECA EACBABBADADECcCDAe ADA EADBCe

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal eAECDE DCCA A CAAb E     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik  DAb CBACDDb ABB    d        C    C    c

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen  BcE CAeBCA  DeBB CC

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 15 2 79
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 1 1 9
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ETİRLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,343 300,970 68 79 354 3694 48694

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 78 25 71,75 60 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCCD CEeAbaAdBABcA AbECDCD CCADAEEADBeC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECDECDCCAbdACAAbeE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DDACbCdA DDDDAdBdd EcACB  BdBC DDA      

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen dB Ec ACBCAB DbBedba

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 16 1 84
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 4 1 80
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 2 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 11 5 3 45
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ARDA AKKOYUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
401,390 300,970 43 51 186 1853 23041

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 93 24 87,00 73 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCCDACECAbdAdeABBADADECcCDAdCADAEcADBCe

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECDECDCCAbcAeAebDE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DDACbCBACDDDDABBcCDEaACBa eBBCCDbAC EC A

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EBBbAdACBCABEDbBBdCe

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 7 3 64
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DUA SADİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,358 300,970 46 56 229 2274 28541

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 88 18 83,50 70 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCCBCDAdCbAEEACBABB DADE cCDA CADAEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBddC EdDCcA AEDAeC     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDDAC CeCCDDDDABBB DEdAC CDeB  d DAC  a

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen AaEdBEcEDCBCABeCCBa 

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 17 0 89
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 4 1 80
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 8 1 73
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,885 300,970 82 94 469 5015 69215

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 13 8 11,00 28 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 67 20 62,00 52 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe EC CBCDAd CAE AdBAB AbADECcCDAdCADAEcADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBA C ECD AA  EDAAb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDDA  CBeaDDbDbBBcd  aA c              

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen A   Bbe DadCA CCCBBd

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 11 2 4 18
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ECER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
431,765 300,970 23 28 101 878 10138

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 31 7 29,25 73 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 101 15 97,25 81 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECeCBCbACCCAEdACBABBADADECDCDcCCADAEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal aDBAECCECDCAAEAEDAAb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik cBDeACbCBCCDDDDABBBdDEBACeCDBBAaCbDAC E 

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen AaEBB AEDCBCA CCCBBd

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 9 2 82
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,918 300,970 97 110 595 6413 91937

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 1 4 0,00 0 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 3 4 2,00 29 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 59 27 52,25 44 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBaCD C Cb   bcABcADADECDCD CeADcEEADabC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal dAEdDE DC A AbCAAC E     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DbAd CBA DDb bBBc  EcACe D  BC  DA      

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen ca b bACcbABcb      

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 15 3 79
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 11 5 3 45
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ALP UÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,398 300,970 65 76 332 3404 44339

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 19 9 16,75 56 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 1 3 0,25 3 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 20 12 17,00 43 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 81 27 74,25 62 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCCDACECb EcCBABBADADECDCDAdCADAEEADBdd

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECDECDaCA AcCAAbbE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DbACbCBA DDDeABBcCcEaAbddDB BC eDe     d

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen dBBE ab BCABEbCBBdaC

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 2 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 5 6 45
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 2 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ŞAYLIĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,810 300,970 98 111 613 6577 94472

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 57 22 51,50 43 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCCDAC CAbEACBABcADADECDdDbebADAEEADeCb

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAEdDECDCCA b CAAbDE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik ea Cc BA  DeDbB Bd  BAae                

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen c     A        Be  e

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 11 3 3 27
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,873 300,970 104 118 688 7296 107628

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 53 28 46,00 38 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CB bbddECb  ACBbBBADADECDCDAdCADAEEADBeb

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal B ECDc DCC     AACDc     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik   e d B   Db bB B   a b                d

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen caBEAbAbBCAaaDeeBdbC

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 11 1 2 9
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BOSTANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
422,215 300,970 26 33 124 1170 13726

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 97 12 94,00 78 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCCDbCECAabACBcBBADADECDCDAbCADAEEADBaC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECDECDCbAEAACAACDE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DDAC CBA DDD ABBBa EBACBCDBBBCC DA     A

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EBBEA ACBCABEDbBedCe

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 9 1 82
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ GÖREN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
411,155 300,970 36 43 154 1534 18411

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 96 23 90,25 75 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCCBCDbCbCAcdACBABcADbDECDCDbCCADAdEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal ecBAbCCECDCAAEeE AAb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDDACcCBCCDDDeABBBaDEaACBCDBBACCDDACBEC

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen AbddBEAEDaBCABCCCBad

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 2 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 9 2 82
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF OLGUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,900 300,970 99 112 617 6619 95262

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 59 33 50,75 42 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe aCCCBbDbebCbEEcCcAB ADADEdcCDAaeADbEEADd

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAEabEaDC A cE Aeb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik AB b  aCeC DbbcAB Bb  BA      A    c    

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen A ddBE EDbBCAeCCCcB 

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 2 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 3 1 27
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
415,948 300,970 32 39 141 1371 16317

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 97 21 91,75 76 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBdCDcbECAdEACBABBADADdCDCDAaeADAdEAbBCC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECDECDCeAdeACAAbDE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DDACbCBACDDD ABBBdDEBACBCDc BCCDDACBECeA

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EBBEeaACBCABEDCBBdCe

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 10 1 91
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DİKEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
382,770 300,970 54 64 263 2565 32607

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 85 16 81,00 68 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCCBCDAeCCcaEACBABBADbDECDCD CCADAEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAEC ECDCbA AEDAAb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABaaAC CBC  Db bB eCDEBACB DaBc   D     

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen ACEBBEAEDdBCAee C BC

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 17 1 89
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 11 8 1 73
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÇATAKÇİNLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
475,198 300,970 2 2 8 57 653

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 113 5 111,75 93 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCCBCDACCCAbEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAECCECDCAAEAEDAAb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDDACECBCCDDDDABBBdDEBACBdDBB CCD ACBEC

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen ACEBBEAEDCBCABeCCBBC

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 19 0 100
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 9 2 82
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ABL* 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,968 300,970 84 96 481 5112 70618

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 66 18 61,50 51 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe EbCCBCDeCCCA EbCeABBADADEeDCDAeeADAEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CD  EC E DCAA AEDAAb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik AB a CcC C  Dc AB BC  BA      A   D     

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen A de Eebb BCAe  C e 

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 4 0 36
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA EKMEKÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,963 300,970 91 104 554 5937 83826

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 8 12 5,00 17 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 8 13 4,75 12 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 64 32 56,00 47 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECdCBCDcaCCbEEACBABaADADECDCDACCADAEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAdC EbDbAA AEDAeb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDDAadddb eDbebB  d  cAe     b         

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen AbEBBc cD dCAeCdb eb

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 19 0 100
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 3 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 11 1 3 9
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖKSÜZOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
405,515 300,970 40 48 172 1705 21082

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 33 7 31,25 78 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 94 22 88,50 74 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe bBCCDbCEbAEEACBABBADADECDCDACCADAEcADBee

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECaE DCCA bcCAAbDE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DcACbCBACDDDDABBcCDEcACeCDBBBCCDDACBadCA

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen cBBEcCAeBCA EDCBe Ce

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 4 1 80
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 8 3 73
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TAKAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,270 300,970 66 77 339 3492 45586

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 80 27 73,25 61 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCCD CECbbEACBcBcAcADECDCDAaCAcAdEADBbb

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAbCDECDCbAaAbCAAbDE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DDAdbCBA DDbDbBBBdDEBAC  DBBBC b        

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EBBEeCACBCAcEDdBBdae

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 2 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 11 8 1 73
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA ALAGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,790 300,970 64 75 320 3298 42898

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 80 21 74,75 62 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe EbCdBCDcbbeAbEAbBABBADcDECDCaACCADAEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAcCeEdDeAAEbEDAAb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDD C C C  DDDABB dDEaACB      CaD     

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen ACEBBEAEDCBCA CCbBe 

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 4 1 80
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 6 2 55
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKDENİZ GEDİKLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
388,515 300,970 47 57 234 2339 29569

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 88 21 82,75 69 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCCDcCECAbEcCBABBADADECDeDAabADAaEADBaC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAbCDECDCCA bACAAbDc     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DbACECBACDDbDAB  d EBA B DcBBCCDDA   C A

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EaBEcCAaBCABcDCBB aC

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 5 1 45
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,860 300,970 62 73 316 3249 42251

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 81 22 75,50 63 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCaBCDbaCCAEEACBABBADADECDCDACCADAdEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAbCCEaDCbA AEeAAb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik AB DA  CBCCDDb bB cC  BAd  D  A   DAC a 

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen eddBBEAEDCBCAeeebBBd

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 11 4 2 36
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,808 300,970 63 74 317 3253 42283

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 79 14 75,50 63 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCCDcCECAEE CBABdADADECDCDAeCADAEEADBCC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAdCDECDCCA AcCAAC E     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik e AC  BA  DD  B c   BACa  B BCC D      A

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen daBbeCACBCA ED dBd C

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PROBLEMLER 11 3 2 27
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÇOKYİĞİT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,340 300,970 93 106 574 6161 87615

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 12 14 8,50 28 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 12 14 8,50 21 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 1 3 0,25 4 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 63 35 54,25 45 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCCBbDAebebEdACBbBcADADECcCDbCCADAEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal dDBAbCCECDCAAEAEDAAb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABcDe ECBC DabebBdcaaEdAbeb  B          

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen Addc EAd  a Aa  a c 

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 5 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 11 2 8 18
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVİN SOYTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,925 300,970 70 81 364 3805 50294

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 18 10 15,50 52 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 22 12 19,00 48 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 79 33 70,75 59 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECaeBbDbeCCAEcACBABcADADEbDCDbCbADdEEADd

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAECdddDCAA eEDAAC     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDbACdCBCCabbeABBce EaACB DeBb CDDA   d

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen AbcB EeEDaBCABCCCBBd

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 2 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 6 3 55
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN GÖNÜLCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,008 300,970 53 63 261 2554 32479

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 0 13,00 65 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 86 20 81,00 68 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCCBCDdCeCAbEAdBABBADADECDCDAeCADedEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAEC ECD      DAAC     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDDACdCBdCDDbDbBBBd EBACBbDBBA CD A    

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen ACaBBEcEeCBCABeCCcad

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 11 8 2 73
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEY İ N EFE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,828 300,970 77 88 408 4374 58531

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 74 29 66,75 56 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CaCCD CECb   dBABBdaADECeCD aCAbAEEADBaC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal aAbaDEdDCCA cbeeAbDc     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik  cACbCBAC DDDABBBdDEBACBCDBBBCC DAC     

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen cBBEcCe BCAB abBBd e

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 14 4 74
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 10 1 91
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇALIŞKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
407,265 300,970 38 46 168 1649 20266

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 4 26,00 65 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 92 13 88,75 74 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCCBCDACCCAEEACBABB DADE DCD  b e a d  

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAECCECDeAAabEDbAe     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACB bBe C  DACBEC

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen ACEBBEAbDCBCAB CCaB 

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 7 4 37
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 9 1 82
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,905 300,970 56 66 270 2633 33629

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 86 23 80,25 67 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe bBCbDACECAbdACBABBADADECcCDeeCADAEEADBCe

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECDECDCCAEAACAeCDc     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DeACdCBACDDb ABBcdD BAbB DBBBC    C    A

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EBBEdbAeBCAdEDbBBdCe

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 6 3 55
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ABACIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,805 300,970 71 82 365 3812 50369

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 14 9 11,75 29 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 76 20 71,00 59 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe bBabDACECAEEAdBABBADADECDCD bCADAdEADBCC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECD CDCCAE e AACDE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik aaAdE BACDDb dB d aEaACB    BC         b

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EB Ec ACBCAcbeCBB CC

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 15 3 79
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 11 4 3 36
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL UZUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
440,643 300,970 16 20 70 622 7199

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 104 15 100,25 84 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe bBCCDbCECAEEACBABBADADECDCDAbCADAEEADBCC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECDECDCCAbcAeAAbDE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DDACECBA DDDDABBcdDEBACBCDBBBCCDDeCBECCd

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EBBEACbCdCABEDCBBdCe

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 9 2 82
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,288 300,970 88 100 495 5274 73414

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 65 19 60,25 50 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCbD CECbE cdB BBADADECDCDAeCADAEEADBCC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal   ECDECDC A AACAACeE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DcA d BA  bb  B B   BAb      b          

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen cBBEe AdBCAe DbcB Ce

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PROBLEMLER 11 3 1 27
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,540 300,970 86 98 490 5212 72440

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 66 22 60,50 50 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe aBdbDcCECAEEcCB BBA ADECeCD dCADAEEADBbC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal d E cdCDCdA A CAAb E     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik ea   CB   De AB BC EBACB    BC   AC    A

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen daB   ACBCAaaDCBBd a

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 15 2 79
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 7 0 64
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ALİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,455 300,970 51 61 255 2508 31698

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 2 31,50 79 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 86 18 81,50 68 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCCBCDAbCC   ACB BBA ADECDCDcC ADAEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal dDBbEC EbDCcA AE AAb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDDACEdBCCDDbeABBBdDEBACBbDBBACCD  C   

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen AaEB beEDCBCA edCBBd

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 16 1 84
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 0 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 9 2 82
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ATAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,610 300,970 110 125 810 8536 131227

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 0 5,00 13 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 38 14 34,50 29 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CB                  ADE                 

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECDE DC A A CAAbeb     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik a ACECBAC Db ABBc aEeACB  B eC          

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EecbA e  C    e     

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 0 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
PARAGRAF YORUMU 19 3 0 16
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 5 3 45
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÜNAYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
481,943 300,970 1 1 3 24 240

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 115 4 114,00 95 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCCDACaCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal dAECDECDCCA AACAACDE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EBBEACAdBCABEDCBBdCC

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 19 0 100
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 11 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY YELDEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,095 300,970 102 116 669 7062 103223

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 2 0 2,00 29 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 53 21 47,75 40 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCbD CbCb   CBABBADADECDCDdebADAEEADae 

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal B  CDE DC A AbCAAbDc     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik eDA  CBA DDba Bd    B                   

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen caeE bA B   E ecB   

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PROBLEMLER 11 1 1 9
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK GEZEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
433,543 300,970 22 27 91 808 9484

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 100 9 97,75 81 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe E CCBCDcdCCAEEACBABB DADECDdDA CADAEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAECCECD AAEAEDAAb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABD AC CBCCDDD ABBcdDEBACB DeBA CDDA BEC

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen AaEBBE EDCBCABCCCBBd

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 16 1 84
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 8 2 73
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİHA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
451,475 300,970 9 12 47 384 4282

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 107 13 103,75 86 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCCDACECAEEACBABBADADECDdDAdCAcAEEADBbC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECDECDCaAEcACAACDE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DDACECBACDDDDAcBBCadBACBCDBaBCCDDACBcCCA

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EBBEcCACBCABEDCBBdCC

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 11 9 2 82
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,455 300,970 74 85 387 4115 54643

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 76 28 69,00 58 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCdBCbcCeCbEEACBeBBADADECDCDACCADAEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAEaCdCDCcAEAEDbAb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDb d Ce  bDD bBBcC EBAC  DB   C b C   

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen AecBBbeEDbBCAceCbBed

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 19 19 0 100
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 11 7 1 64
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS YUSUFOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
388,258 300,970 48 58 238 2351 29713

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 87 17 82,75 69 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECeCBbDeCebA EACBABBADADECDCDACCADAEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAECeECDaAA AEDAAC     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik AB cACECcCe DbDABBBa EBACBCDa b         

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen ACcBB AEDCBCABeCCBBe

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 4 1 80
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 9 1 82
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HINÇAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,530 300,970 72 83 366 3831 50548

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 3 4 2,00 29 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 78 29 70,75 59 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBbCDAbECbEdACB BBADADEdDCDbbCAbAEEADBed

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BbbCDECDCCAceACAAb       

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik D ACbCBACDD DABBcd EaA BCDB BCCaDAC  C  

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EdBccCAecCAabDCBed C

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 6 3 55
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELSU KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
376,038 300,970 59 69 288 2847 36388

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 83 17 78,75 66 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CB bDACECAEEACBABBADADEdDCDbdCADAEEADBbC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal aAECDECDCaA dACAAbDE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DcAC CBACDDDDABd dDEBACB   B C          

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen caBb  ACBCABEDbBBbCC

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 6 2 55
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ SU ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
433,680 300,970 21 26 90 803 9436

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 35 0 35,00 88 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 101 13 97,75 81 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCdBbDAdCCAEaACBABBADADECDCDACbADAEEADd

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAECCEaDCeA bEeAAb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBA CDDA    

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen ACEBBbAEDCBCABCCCcBC

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 11 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
446,140 300,970 12 15 61 502 5627

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 105 12 102,00 85 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCCBCDAdCCAEEACeABBADADEdDCDAbCADAEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAECCECDCAA AEDAAb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDDAC CBCCDDDDABBBdDEdACcCDBBACCDDAC Ea

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen AaEBBEAEDCBCAeCCCBBd

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 8 3 73
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KABAKUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,558 300,970 101 115 651 6897 100335

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 54 20 49,00 41 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBeCDACECb   CB BBADADECDCDcbCADddEADBCe

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal cAbCDE DCCA Ac AeCDb     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik a AC  BA bDb AB     aAC                 

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EaBEcbA     c       

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 2 1 18
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KARAÇAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
443,550 300,970 15 18 65 567 6435

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 104 11 101,25 84 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe EbCCBCD CCCAEEACBABBADADECDCDAbCADAEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAbCCECDCAA AEDAAC     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDDACECBCCaDDDbBBBdDEaACBCDBBACCDDACBE 

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen A dBBE bDCBCAaCCCBBd

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 11 9 2 82
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,633 300,970 94 107 583 6300 89742

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 14 8 12,00 30 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 3 4 2,00 29 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 61 31 53,25 44 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe eBdbDACbCAbcACBbBBADADECDCDdCCADbEdADBdC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal d EC E DC A  dCAAC c     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik   AdcCBA  Db ABa   EaACB    caC  bC    A

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen cdBE  AdBCAebeCae Ce

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 2 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 4 2 36
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR GÖRGÜÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
451,375 300,970 10 13 49 390 4336

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 107 13 103,75 86 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCCBCDACCCAEaACBABBADbDECDCDceCADAEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAECCECDCbAbAEDdAC     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDDACECBCCDDDDABBadDEBACBCDBBACCDDACBEC

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen AadBBEeEDCBCABCCCBBd

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 9 2 82
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR SUDE DURMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,483 300,970 75 86 392 4164 55265

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 17 9 14,75 49 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 22 10 19,50 49 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 77 34 68,50 57 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCCBCDcCeCbEEACBbBBeDADECDCDAbCeaeEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CaBAbCbECDCbA ecDAAC     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik AB DACbCBC aDbDABBaa EcACdaDe b C DA  EC

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen AeccBEbEDCdCABeebBBd

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 5 5 45
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL UYAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,953 300,970 45 55 225 2194 27712

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 88 16 84,00 70 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBeCDcCECAE ACBABBADADECDCDACCADAdEADBed

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal  AECDE DCCAE cC AC E     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik ecAC CBACDDb AB Bd EBACd DBBBCebDACBE  A

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EBBE  AaBCA EDCBBdCe

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 6 2 55
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKÇA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,483 300,970 95 108 588 6344 90630

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 5 0 5,00 25 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 57 17 52,75 44 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe bCCdBCDACCCb E dBABBADADdbDCe bedDbEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAECCE DC A AEDAAb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABD Ad       beAB c   BA  CD c          

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen A   B       A    BB 

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 12 6 63
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 2 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 4 1 36
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKÇA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,483 300,970 95 108 588 6344 90630

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 5 0 5,00 25 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 57 17 52,75 44 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe bCCdBCDACCCb E dBABBADADdbDCe bedDbEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAECCE DC A AEDAAb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABD Ad       beAB c   BA  CD c          

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen A   B       A    BB 

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 12 6 63
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 2 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 4 1 36
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
456,883 300,970 6 8 34 281 3091

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 108 10 105,50 88 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCCBbDAdCCAEEACBABBADADECDdDbCbADAEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAbCCE DCAAEAcDAAC     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDDACECBCCDDDDABBcCDEBACBCDBBACCDDACBEC

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen AaEBBEAEDCBCA CCCBBd

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 10 1 91
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN GÜNDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
403,833 300,970 41 49 175 1757 21841

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 21 7 19,25 64 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 28 7 26,25 66 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 93 20 88,00 73 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe aBCCDACECbEdcCBABBADADECDCDACCADAEEADBaC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAEaDECDCbA AACAACDE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DDACdCBACDDb ABdBdaEaACB DBdBCC DACBEC  

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen cBBE aACBCABdDeBBdCe

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 19 0 100
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 6 4 55
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ANIL ŞİMŞEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,220 300,970 106 120 727 7673 114429

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 2 2 1,50 21 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 50 28 43,00 36 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe bBdCD CECe   dBABcADADECbCDbCCeDbEEADaae

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECDECDCCA b bAACbE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik  a    B    b bBB    eA B Da  C         e

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen Ea b Cb c AeE d e   

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 11 4 1 36
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,330 300,970 83 95 477 5091 70340

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 67 22 61,50 51 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCCDcdECAEdACeABBAaADECDCDAeCADAbEADBe 

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAbCDECDCCA AcCAeb E     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DDAC CBAdaDb AB B                       

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen aeBEcbACBCAedaCBB C 

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 1 0 9
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
429,760 300,970 25 30 107 940 10838

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 32 7 30,25 76 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 101 17 96,75 81 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBaCDACECAEEACeABBADADECDCDACCADAEEADBCC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECcECDCCA AACAACDE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DaACdCBACDDDDABBcdDEBACBCDaBBCCDDeCB CaA

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen cBBEcCAeBCAcbDCBBdCe

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 19 0 100
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 9 2 82
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RENGİN Y ILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,985 300,970 103 117 686 7248 106714

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 55 35 46,25 39 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCCBbDc bCAb ddBABcAeADECDCD bCAaAEcADa

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDe EC EdDC A daD bC     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDe C C C DDba B ad  BA  C   d  Da     

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen AbdBBEebceddAeC bBe 

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 12 6 63
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PROBLEMLER 11 3 2 27
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET POYRAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,010 300,970 78 89 414 4457 59820

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 4 0 4,00 57 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 70 14 66,50 55 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCCBeDAaCCAEEACBABBADADECDCDAbaADAE    

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CD AECCECD AAabE AAb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik AB cAC CBC  DDDAB cdaEBACB D            

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen A  c   ED B A    Bed

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 12 3 63
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 6 3 55
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE SULTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
430,333 300,970 24 29 105 927 10633

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 99 8 97,00 81 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDAbCADAEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAECCEaDCAAEAEDAAC     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDDAC CBC DDDDABBBdDEBACB D BA  DDA    

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen A EB  AEbCBCABeebBBd

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 9 1 82
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH YAZAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
440,268 300,970 17 21 72 634 7350

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 104 15 100,25 84 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDAbCADAEEADBCC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECDEaDCCAdAbCAAbDE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DDACdCBA DDDDbBBBCDEBACBCDBBBdCDDACBddCA

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen cBBEcCACBCAeEDCBBdCe

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 11 11 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
411,483 300,970 35 42 152 1522 18250

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 95 18 90,50 75 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECbdBCDACCCAEEACBABaADADECcCDAbCADAEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDcAECCECDCcAEdEDAAC     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABD AC CBd DDbDABBcCDEcACBCDcBAa DDACB  

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen AbEBBdAEDeBCA CCCBBd

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 9 2 82
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİRAY COŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,303 300,970 111 126 818 8651 133314

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 39 19 34,25 29 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CedCbcCEC    CBAc ADADECDCDACCAD  EADeaC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal d EdDEdDCeA AcCeAd c     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik b     BA  Dc                            

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen       b   A    d    

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 19 16 1 84
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 0 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA HAMZAÇEBİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,463 300,970 107 121 731 7708 115022

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 48 21 42,75 36 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe bCCCBbb   Cb EAdBABcADbDEbDCD CCebAEEADa

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal Ce  EC E D    Ac AAb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABD AC  BC a bcAB B   B       A         

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen bddBB  b   CA       

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 13 5 68
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 2 0 18
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİNÇ BİRİNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
444,318 300,970 13 16 62 537 6099

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 105 14 101,50 85 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCCDAbECAEEAdBABBADADECDCDAbCADAEEADBCC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECDECDCCA AbCAAbDE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DDACECBACDDbDABcBdDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen dBBbACACdCAabDCBBCCe

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 9 2 82
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA DENİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,518 300,970 39 47 171 1676 20624

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 94 20 89,00 74 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCaBCDACCCAEEACBABBADADECDCDdeCADAEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAECCECDCAAdAcDAAb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABaDACcCBCdDDD ABBeC EaACBaDBBbCC DAC   

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen AaddBbAEDaBCAaCCbBBC

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 7 3 64
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GÜLAY GÜLCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
455,820 300,970 7 9 36 290 3237

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 107 7 105,25 88 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCCDACECA EACBABBADADECDCDAaCADAEEADBCe

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECDECDCCAEAcCAAbDb     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DDACECBACDDDDbBBBCDEBACB DBBBCCDDACB   A

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EBBEA ACBCABEDCBBdCC

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 11 10 0 91
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,485 300,970 109 124 761 7994 120232

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 6 22,50 56 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 45 18 40,50 34 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBeCDcCECcEEACBABa DADECcCDAC         Ca

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal cAbCcEdDCCAabdCAAbbE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik   AC  B       B BC  B      e            

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen       b   AdE  B    

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 9 0 47
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PROBLEMLER 11 3 0 27
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE ÖZYURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
473,963 300,970 3 3 10 66 755

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 113 7 111,25 93 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCCBCDedCCAEEACBABBADADECDCDAbCADAEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAECCECDCAAEAEDAAC     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDDACECBCCDDDDABBBdDEBACBCDBBACdDDACBEC

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen ACdBBEAEDCBCABeCCBBC

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 10 1 91
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ KORKMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
469,318 300,970 4 4 15 125 1346

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 1 36,75 92 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 39 0 39,00 98 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 111 5 109,75 91 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCCD CECAEEAdBABBADADECDCDA CADAEEADBCC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECDECDCCA AACAAbDE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBE CA

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EBBEACACBCAaEDCBBdCe

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 18 0 95
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 11 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
465,253 300,970 5 5 21 162 1814

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 110 6 108,50 90 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCCBCDACCCAaEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAEC ECDCAA AEDAAb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDbCBEe

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen A EBBE EDCBCABeCCBBd

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 19 0 100
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 11 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VOLKAN ABUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,865 300,970 50 60 240 2366 29928

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 88 21 82,75 69 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCCDACECAEEAdBbBBADADEdDdDACCADAEEADBCC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAbCDEbDCCAEAceAbCe      

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DD ddCBAeDDbDABBBdDEBACe DB BC DD  B   A

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen dBBEcCAeBCABEeCBBd C

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 2 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 8 2 73
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ EFE ESMER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,863 300,970 80 91 454 4850 66277

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 68 19 63,25 53 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCCBbD   CbE  CBABBADbDECDCDbeCAaAdEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAECbECDCAA AEeAeb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDaA  CB  DDcDAB  C  BACB       D      

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen AaEB E dDeB Ace b B 

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 13 6 68
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 5 0 45
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR DÖNMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,958 300,970 57 67 275 2676 34140

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 20 9 17,75 59 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 24 10 21,50 54 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 86 24 80,00 67 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCCBCDAaeCbaEACBABBADADECDCDAdCAcAdEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CcBAECCECDCAA AE AAC     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDcACdCcCbaabDbBBBC EBACBCDeBA  eDA B  

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen Ad BBEeEb BCAabCCBBd

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 11 10 0 91
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN EYLÜL OLCAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
420,165 300,970 29 36 131 1237 14558

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 96 10 93,50 78 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCCBCDAbCCA EACBcBBADADECDCDACCADAEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAaCCECDCAAEAEDAAb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDDACECBC DDD eB Bd EBACB D dACC DAC  d

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen A  BBE EDCBCABeCbBB 

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 19 0 100
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 11 7 1 64
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT HASAN EYÜPOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
454,825 300,970 8 11 43 326 3625

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 108 12 105,00 88 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe eBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBbC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECDECDCCAdbACAAbDE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik aDACECBACDDDDABBBaDEBACBCDBBBCCDDACBEdCA

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EBBEAaACBCABEDeBBddC

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 19 0 100
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 10 1 91
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT SEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
419,408 300,970 30 37 132 1256 14839

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 98 20 93,00 78 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBdbDACaCAEEACcABBADADEdDCDACeADAEEADBdC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal B ECDEaDCCAcAACAAbeE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DDACbCBACDDbDABBcCDEBACBdDBBBCCDDACBEeCc

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EBBdACACBCA EDCBBdCe

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 9 2 82
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIZ ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,205 300,970 105 119 699 7428 109696

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 2 0 2,00 29 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 52 29 44,75 37 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe bB bDeCECA  bCdbBBeDADEdDCbcdCAbcEdADcCb

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal e ECDE cC A e CAeb       

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik  cAC CBA DD   B c           eCCD ACB   A

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EaBE  b   A  DbBddCC

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 19 10 9 53
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PROBLEMLER 11 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF İSA ŞEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
417,125 300,970 31 38 140 1330 15839

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 96 14 92,50 77 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCCBCDACCCAaEACBABBADADECDCDACCADAdEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDaAcCeECbCAAdAEDAeb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDDACbCdC DDDDABBBC  B       ACCDDACBEC

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen ACEBBEdEDaBCABCCCBBd

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 4 0 36
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,518 300,970 85 97 487 5172 71693

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 18 8 16,00 40 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 68 29 60,75 51 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCCBCb deCA  ACBABc DADdCDCeAaCAabEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal dDBcbC E DCAA AEDAAC     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDcA bCBCCaDb ABBBdaEBAC     eC   b    

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen AbcdBEbEabBCAced BB 

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 13 5 68
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 6 2 55
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SARIBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
421,800 300,970 28 35 127 1185 13922

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 112 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,44 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,93 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,01 4,04 3,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,86 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,24 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,04 14,13 10,94

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 18,04 18,22 11,15

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,99 4,15 1,93

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 22,03 22,37 13,08

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,62 3,76 2,14

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,39 4,41 2,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,60 2,67 1,49

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 10,60 10,83 6,18

Toplam: 120 98 16 94,00 78 77,12 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCbDbCECAEEACBbBBADADECDCDAbCADAEEADBCC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal aAECDECDCCAbAACAACDE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DcACdCBA DDD ABBBdDEBACBCbBdBCCDDAC EC A

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen da EAaACBCAB DbBBaCC

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 9 2 82
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL DİŞLİ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
424,430 300,970 1 31 118 1105 12941

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 4 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,56 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,38 4,04 3,14

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,31 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,94 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,69 14,13 10,94

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 14,44 18,22 11,15

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,81 4,15 1,93

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 18,25 22,37 13,08

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,12 3,76 2,14

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,75 4,41 2,54

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,25 2,67 1,49

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 10,12 10,83 6,18

Toplam: 120 99 17 94,75 79 72,62 77,92 54,96

TYT Türkçe CBdCDACECAEcACBABBADbDEdeCDACCADAEEADBeC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECDEaDCCA AACAAbeE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DDACECBACDDbDABBdaDEBACBCDBBBC DDACBEC A

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EBBEeCACdCAeEDCBe Ce

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 9 2 82
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA HAÇAT 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,155 300,970 3 93 462 4965 68295

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 4 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,56 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,38 4,04 3,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,31 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,94 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,69 14,13 10,94

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 14,44 18,22 11,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,81 4,15 1,93

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 18,25 22,37 13,08

Fizik 7 3 0 3,00 43 5,12 3,76 2,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,75 4,41 2,54

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,25 2,67 1,49

TYT Fen 20 5 0 5,00 25 10,12 10,83 6,18

Toplam: 120 65 9 62,75 52 72,62 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCCBCDACCCAEdACBeBBADAbECDCDACCADcEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBbECCECDCcA AEDAAC     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABcDA dC     D  e B                     

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen A E  E      A     B 

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
PROBLEMLER 11 1 0 9
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKAN TURAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,955 300,970 2 54 224 2192 27705

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 4 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 2 22,50 56 29,56 30,59 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 4,06 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,38 4,04 3,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,31 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,94 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,69 14,13 10,94

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 14,44 18,22 11,15

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,81 4,15 1,93

TYT Matematik 40 32 6 30,50 76 18,25 22,37 13,08

Fizik 7 7 0 7,00 100 5,12 3,76 2,14

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,75 4,41 2,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,25 2,67 1,49

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 10,12 10,83 6,18

Toplam: 120 87 14 83,50 70 72,62 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCbD CE     CBABBADADECcCDAC AD        

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAcdDECDCCAbAACAAb a     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik  DbCECBACbDbeABBBdDEBACBCDBBBCCDDACBEaC 

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EBBEACACBCA EDCBBeCC

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 11 1 58
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 10 1 91
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ TEPEGÖZ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,018 300,970 4 114 637 6823 99131

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 4 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 29,56 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,38 4,04 3,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,31 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,94 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,69 14,13 10,94

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 14,44 18,22 11,15

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,81 4,15 1,93

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 18,25 22,37 13,08

Fizik 7 5 1 4,75 68 5,12 3,76 2,14

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,75 4,41 2,54

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,25 2,67 1,49

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 10,12 10,83 6,18

Toplam: 120 54 18 49,50 41 72,62 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCbDbCECA   dBABBADADECDCaACCAaAbEADBCe

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECDECDCaA AeCAAb E     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik               B    EaAb         b      e

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EBBEAd  e  a    B  e

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PROBLEMLER 11 2 2 18
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN SU AKPOLAT 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
442,313 300,970 4 19 67 584 6674

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 9 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 32,58 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,03 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 4,19 4,04 3,14

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,44 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,36 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80 15,03 14,13 10,94

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 23,56 18,22 11,15

Geometri 10 7 0 7,00 70 6,39 4,15 1,93

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84 29,94 22,37 13,08

Fizik 7 7 0 7,00 100 5,19 3,76 2,14

Kimya 7 4 1 3,75 54 5,56 4,41 2,54

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 4,06 2,67 1,49

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 14,81 10,83 6,18

Toplam: 120 102 5 100,75 84 92,36 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCCBCDACaCAEEACBABBADADECDCD CCADbEEAcB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAEC ECDCAA  E AAC     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDDACECBC DDDDABBBCDEBACBC BeAC DD CB C

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen ACEBBEAE CB bBCCCBB 

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 16 2 84
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 10 0 91
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DURAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
460,048 300,970 2 7 27 220 2492

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 9 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 32,58 30,59 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 4,03 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,19 4,04 3,14

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,36 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 15,03 14,13 10,94

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 23,56 18,22 11,15

Geometri 10 10 0 10,00 100 6,39 4,15 1,93

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 29,94 22,37 13,08

Fizik 7 5 2 4,50 64 5,19 3,76 2,14

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,56 4,41 2,54

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,06 2,67 1,49

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 14,81 10,83 6,18

Toplam: 120 109 9 106,75 89 92,36 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCCDACECAEdACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAbaDECDCCAE ACAAbeE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik D ACECBACDDDDABBBCDEaACBCDeBBCCDDACBECCA

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EBBcAaACBCABEDCBBCCC

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 19 0 100
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 10 1 91
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE GÖKSEL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
440,263 300,970 5 22 73 635 7355

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 9 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,58 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,03 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,19 4,04 3,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,44 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,36 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 15,03 14,13 10,94

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 23,56 18,22 11,15

Geometri 10 9 1 8,75 88 6,39 4,15 1,93

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 29,94 22,37 13,08

Fizik 7 7 0 7,00 100 5,19 3,76 2,14

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,56 4,41 2,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 4,06 2,67 1,49

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 14,81 10,83 6,18

Toplam: 120 104 16 100,00 83 92,36 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCdBCDAbCCAEEACBbBBADADECeCDAdCADAEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAbCCEaDCcAEAEeAAb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDDACECBCCDDDDABBBdDEBACBCDBdACCDDACcEC

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen ACEBBEAEDCBCAeeCCBBb

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 10 1 91
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN NAMİ TOK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
455,138 300,970 3 10 41 311 3485

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 9 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,58 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,03 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,19 4,04 3,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,44 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,36 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 15,03 14,13 10,94

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 23,56 18,22 11,15

Geometri 10 10 0 10,00 100 6,39 4,15 1,93

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 29,94 22,37 13,08

Fizik 7 7 0 7,00 100 5,19 3,76 2,14

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,56 4,41 2,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,06 2,67 1,49

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 14,81 10,83 6,18

Toplam: 120 108 12 105,00 88 92,36 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCCBCDAdCCAEEACBbBBADADECDCDAaCADAEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBAECCEaDbAAEbEDAAb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDDACdCBCCDDDbABBBdDEBACBCDBdACCDDACBEC

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen ACEBBEAEDCBCABeCCBBC

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 2 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 10 1 91
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKİM DEMİR* 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,175 300,970 7 53 219 2116 26608

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 9 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 32,58 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,03 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,19 4,04 3,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,44 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,36 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 15,03 14,13 10,94

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 23,56 18,22 11,15

Geometri 10 1 0 1,00 10 6,39 4,15 1,93

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 29,94 22,37 13,08

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,19 3,76 2,14

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,56 4,41 2,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,06 2,67 1,49

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 14,81 10,83 6,18

Toplam: 120 88 13 84,75 71 92,36 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCCBCD CCCbaEACBABBADADECDCDACeADAEcADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDcAECCEaDCcAEAEDAeb     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDD C CBCCDbD ABB CDEBAC     A         

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen AaEBBEAEDdBCABCCCBBd

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 7 0 64
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ARDA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,993 300,970 9 101 498 5294 73638

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 9 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 32,58 30,59 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 4,03 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,19 4,04 3,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,36 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 15,03 14,13 10,94

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 23,56 18,22 11,15

Geometri 10 2 0 2,00 20 6,39 4,15 1,93

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 29,94 22,37 13,08

Fizik 7 2 5 0,75 11 5,19 3,76 2,14

Kimya 7 5 2 4,50 64 5,56 4,41 2,54

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 4,06 2,67 1,49

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 14,81 10,83 6,18

Toplam: 120 68 33 59,75 50 92,36 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCbDAbECAbdAaecBcebADECDCDdeCAaAEEeDBCe

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BbEaDECDCCAEAACAAbDE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DbAC CBA DDb bBBca EdA   D  B    A     A

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen aBBbcabeBCAeEDCBB ea

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 12 7 63
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 11 4 3 36
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE DEMİR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
407,705 300,970 6 44 164 1633 20058

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 9 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 32,58 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,03 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,19 4,04 3,14

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,44 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,36 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 15,03 14,13 10,94

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 23,56 18,22 11,15

Geometri 10 9 1 8,75 88 6,39 4,15 1,93

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 29,94 22,37 13,08

Fizik 7 4 3 3,25 46 5,19 3,76 2,14

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,56 4,41 2,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 4,06 2,67 1,49

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 14,81 10,83 6,18

Toplam: 120 95 24 89,00 74 92,36 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCCDACECAaEAdBABdcDdDECaCDbdbADAdEADBCC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BbECDEaDCCA ecCAAeDE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DDACcCBACDDDDABBBdDEBACBCDBBBCdDDACBECCA

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EBBEcdbCBCAcEDeBBdCC

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 13 6 68
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 10 1 91
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT AYHAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,200 300,970 8 70 295 2952 37998

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 9 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 32,58 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,03 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,19 4,04 3,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,44 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,36 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 15,03 14,13 10,94

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 23,56 18,22 11,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 6,39 4,15 1,93

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 29,94 22,37 13,08

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,19 3,76 2,14

Kimya 7 5 1 4,75 68 5,56 4,41 2,54

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 4,06 2,67 1,49

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 14,81 10,83 6,18

Toplam: 120 82 17 77,75 65 92,36 77,92 54,96

TYT Türkçe CBCCD CEeAEdACBbBBADbDECDCDACCADAaEADBeC

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECDECDCdAdAACAAbDE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DDACdCBA DDbDABaB  EBAb  D eBC          

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen cBBEACA BCAeED BBd  

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 4 1 80
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 5 2 45
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE TEMEL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
462,750 300,970 1 6 24 189 2105

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 9 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,58 30,59 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,03 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,19 4,04 3,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,44 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,36 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 15,03 14,13 10,94

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 23,56 18,22 11,15

Geometri 10 10 0 10,00 100 6,39 4,15 1,93

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 29,94 22,37 13,08

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,19 3,76 2,14

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,56 4,41 2,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,06 2,67 1,49

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 14,81 10,83 6,18

Toplam: 120 110 10 107,50 90 92,36 77,92 54,96

TYT Türkçe aBCCDAbECAEEACBABBADADECDCDACCAeAEEADBCe

Cevap Anahtarı B CBCCDACECAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADBCC

TYT Sosyal BAECDECDCCAEAAeAAbDE     

Cevap Anahtarı B BAECDECDCCAEAACAACDEDBECC

TYT Matematik DDACECBACDDDDABBBdDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

Cevap Anahtarı B DDACECBACDDDDABBBCDEBACBCDBBBCCDDACBECCA

TYT Fen EBBEAaACBCAcEDCBBCCe

Cevap Anahtarı B EBBEACACBCABEDCBBCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 10 1 91
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN B 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
422,493 300,970 1 32 123 1163 13629

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 1 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 36,25 30,59 24,76

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 4,00 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 5,00 4,04 3,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 17,75 14,13 10,94

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 18,25 18,22 11,15

Geometri 10 8 1 7,75 78 7,75 4,15 1,93

TYT Matematik 40 28 8 26,00 65 26,00 22,37 13,08

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,75 3,76 2,14

Kimya 7 7 0 7,00 100 7,00 4,41 2,54

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,50 2,67 1,49

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 14,25 10,83 6,18

Toplam: 120 98 15 94,25 79 94,25 77,92 54,96

TYT Türkçe ECeCBCDbCCCAEEACBABBADADECDCD*CCADAEEADB

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDBA CCECDCAAEAEcAAC     

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABDDACbCcb DDD ABcddDEaACB DBBb CDDACBEC

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC

TYT Fen A EBBbAEDCBCABeCCaB 

Cevap Anahtarı A ACEBBEAEDCBCABCCCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 6 4 55
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA GÜVEN 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,955 300,970 1 122 738 7810 116821

Puanı Hesaplanan: 127 1028 10094 166800

Katılımlar: 1 127 1042 10223 171393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 28,00 30,59 24,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,75 3,93 3,12

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,75 4,04 3,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 2,93 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,00 3,22 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 9,25 14,13 10,94

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 5,00 18,22 11,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 4,15 1,93

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 5,00 22,37 13,08

Toplam: 120 46 15 42,25 35 42,25 77,92 54,96

TYT Türkçe ECCCBCDdbeCb  ACBABdADADECDCDbeCADAEEADe

Cevap Anahtarı A ECCCBCDACCCAEEACBABBADADECDCDACCADAEEADB

TYT Sosyal CDd ECCEdDCcA A          

Cevap Anahtarı A CDBAECCECDCAAEAEDAACCCDBE

TYT Matematik ABD      C  bb AB dd                    

Cevap Anahtarı A ABDDACECBCCDDDDABBBCDEBACBCDBBACCDDACBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 11 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
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