
SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,885 212,570 40 50 63 424 4165

SAY 355,287 258,370 29 35 40 153 1352

EA 298,318 242,340 25 31 33 150 1479

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,61 79

TYT Sosyal 20 13 5 11,40 57

TYT Matematik 40 24 5 22,39 56

TYT Fen 20 9 5 8,05 40

Matematik-2 31 27 2 26,50 85 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 7 1 6,75 75 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 34 3 33,25 83 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 9 4 8,00 57 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 7 1 6,75 52 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 20 14 16,50 41 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 132 37 123,20 44 118,65 119,45 90,82

Matematik BEBCCDBCDaCBEDeDDADDCBDEA DBAC EED AEBdE

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri AD DAEccadBAEEDEEBBC  Cc   ceadEdCEeaadA

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Popülasyon Dağılımı 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 270,530 212,570 8 9 10 104 1079

SAY 245,317 258,370 54 67 83 357 3608

EA 306,488 242,340 18 24 26 120 1260

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,61 79

TYT Sosyal 20 13 5 11,40 57

TYT Matematik 40 24 5 22,39 56

TYT Fen 20 9 5 8,05 40

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,11 1,03 1,61

Edebiyat 18 9 4 8,00 44 2,57 2,51 3,35

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 1,04 1,00 1,14

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,74 0,69 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 9 22,75 57 5,47 5,22 7,15

Matematik-2 31 10 2 9,50 31 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 1 1 0,75 8 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 11 3 10,25 26 20,42 20,37 12,15

Toplam: 280 114 32 106,45 38 118,65 119,45 90,82

Edebiyat-Sosyal-1 CEadACDE bedC    DaADCBDDeCBBDbEAAEb CBD

Cevap Anahtarı B CEECACDEBABACAECADBADCBDDCCBBDEEAAECECBD

Matematik     BEBCE  cDaC   D    D   A         Dd 

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Edebî Sanatlar 0 1 0
Şiirde Ahenk 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 2 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 3 3 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Deneme 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEKŞUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 194,328 212,570 61 76 90 489 4594

SAY 268,248 258,370 50 62 71 303 2937

EA 217,873 242,340 65 81 100 523 5006

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56

TYT Fen 20 8 10 5,50 28

Matematik-2 31 8 4 7,00 23 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 8 5 6,75 17 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 7 1 6,75 48 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 3 5 1,75 13 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 17 11 14,25 36 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 100 44 89,00 32 118,65 119,45 90,82

Matematik cEBC    D dBE  c   b  D   D        b    

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri AD Db   D B EEDa B C  dae eeDDAEa EbdDBd

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,885 212,570 40 50 63 424 4165

SAY 389,357 258,370 16 21 23 90 850

EA 303,878 242,340 21 27 29 129 1325

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,61 79

TYT Sosyal 20 13 5 11,40 57

TYT Matematik 40 24 5 22,39 56

TYT Fen 20 9 5 8,05 40

Matematik-2 31 28 2 27,50 89 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 8 1 7,75 86 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 36 3 35,25 88 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 5 4 4,00 29 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 27 8 25,00 63 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 141 31 133,70 48 118,65 119,45 90,82

Matematik BEBCCDBCDBCBED DaADDCBDEAaDBACDcEDEAEBAE

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri AD e  dBe e EEDEEBBCAACadcCBDDAEECEdBDBA

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 256,313 212,570 9 10 12 136 1379

SAY 242,497 258,370 55 68 85 365 3702

EA 289,033 242,340 30 36 40 183 1788

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,61 79

TYT Sosyal 20 13 5 11,40 57

TYT Matematik 40 24 5 22,39 56

TYT Fen 20 9 5 8,05 40

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,11 1,03 1,61

Edebiyat 18 12 3 11,25 63 2,57 2,51 3,35

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 1,04 1,00 1,14

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 0,74 0,69 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 11 18,25 46 5,47 5,22 7,15

Matematik-2 31 9 3 8,25 27 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 1 0 1,00 11 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 10 3 9,25 23 20,42 20,37 12,15

Toplam: 280 109 34 100,95 36 118,65 119,45 90,82

Edebiyat-Sosyal-1 ACDECEabCAEC A ADCBD DcAccb Ac  D adaaE 

Cevap Anahtarı A ACDECEECCAECBABADCBDADBABDEEAACBDCECBDEC

Matematik BEB C   D C     e     DaAdD    E        

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 3 3 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Deneme 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALANUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 300,778 212,570 6 7 8 56 581

SAY 183,650 258,370 66 83 126 687 6535

EA 243,848 242,340 57 71 83 394 3653

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 4 34,00 85

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,11 1,03 1,61

Edebiyat 18 13 3 12,25 68 2,57 2,51 3,35

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 1,04 1,00 1,14

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 0,74 0,69 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 11 22,25 56 5,47 5,22 7,15

Tarih-2 11 3 5 1,75 16 0,49 0,49 0,71

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 0,43 0,47 0,93

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,23 0,25 0,52

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,14 0,16 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 0,26 0,28 0,51

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 23 10 20,50 51 1,54 1,66 2,98

Toplam: 280 98 32 90,00 32 118,65 119,45 90,82

Edebiyat-Sosyal-1 ACDECEEdCAECBA d CBDeDBABDb AcbBad CacEe

Cevap Anahtarı A ACDECEECCAECBABADCBDADBABDEEAACBDCECBDEC

Sosyal-2 bAb dacBC  ebB  BCBCEADdCCBAcCA a DBCEDA      

Cevap Anahtarı A DAEACBDBCEDDEBDABCBCEADBCCBAECAADEDBCEDACDABCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 3 3 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Deneme 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türk Kültürü ve Anadolu'nun Kültürel Özellikleri 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Alt Dalları 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stres ve Günlük Yaşama Etkileri 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değer, Norm ve Kontrol 1 0 1 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FATİH CA *AN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 337,470 212,570 2 3 4 17 246

SAY 273,785 258,370 49 61 70 292 2795

EA 384,833 242,340 1 1 1 12 91

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 40 0 40,00 100

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95

TYT Matematik 40 16 0 16,00 40

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,11 1,03 1,61

Edebiyat 18 17 1 16,75 93 2,57 2,51 3,35

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 1,04 1,00 1,14

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,74 0,69 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 39 1 38,75 97 5,47 5,22 7,15

Matematik-2 31 14 2 13,50 44 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 14 2 13,50 34 20,42 20,37 12,15

Toplam: 280 143 6 141,50 51 118,65 119,45 90,82

Edebiyat-Sosyal-1 CEECACDEBABACAECeDBADCBDDCCBBDEEAAECECBD

Cevap Anahtarı B CEECACDEBABACAECADBADCBDDCCBBDEEAAECECBD

Matematik CDBCBEBCEDADDcb       D                 

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Edebî Sanatlar 1 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 3 3 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Deneme 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,885 212,570 40 50 63 424 4165

SAY 285,172 258,370 46 57 66 270 2563

EA 244,108 242,340 54 68 79 389 3636

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,61 79

TYT Sosyal 20 13 5 11,40 57

TYT Matematik 40 24 5 22,39 56

TYT Fen 20 9 5 8,05 40

Matematik-2 31 15 4 14,00 45 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 15 5 13,75 34 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 6 4 5,00 36 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 3 6 1,50 12 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 15 17 10,75 27 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 108 42 97,95 35 118,65 119,45 90,82

Matematik   BeBEdCED DDBC  aD b DD   AD  d        

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri cc a B EaAD DAEB adA cc b dbCBaeDedbEbCE

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Popülasyon Dağılımı 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,885 212,570 40 50 63 424 4165

SAY 316,017 258,370 41 51 57 221 1954

EA 258,703 242,340 47 58 68 316 2983

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,61 79

TYT Sosyal 20 13 5 11,40 57

TYT Matematik 40 24 5 22,39 56

TYT Fen 20 9 5 8,05 40

Matematik-2 31 16 5 14,75 48 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 5 3 4,25 47 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 21 8 19,00 48 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 4 5 2,75 20 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 3 4 2,00 15 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 18 10 15,50 39 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 117 38 107,95 39 118,65 119,45 90,82

Matematik B BCC BbDaCdED DaA DC b A D A  aEecAE AE

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri Ac DA ea  e aE EcB d    AceBDDAEEdE BDBA

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 1 67
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,885 212,570 40 50 63 424 4165

SAY 359,447 258,370 26 31 36 144 1292

EA 268,433 242,340 43 51 59 267 2567

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,61 79

TYT Sosyal 20 13 5 11,40 57

TYT Matematik 40 24 5 22,39 56

TYT Fen 20 9 5 8,05 40

Matematik-2 31 22 3 21,25 69 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 2 3 1,25 14 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 24 6 22,50 56 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 11 2 10,50 75 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 30 7 28,25 71 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 132 33 124,20 44 118,65 119,45 90,82

Matematik BEBCCDBaDBCcEDADDA D  DEb D A DEE  cdd  

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri ADCDA BdDCBcEEDEEBBdAACbeDCBDDcEdCE BDB 

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 2 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU TURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 220,885 212,570 22 30 39 288 2854

SAY 450,120 258,370 2 4 4 20 188

EA 334,290 242,340 5 7 9 55 581

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 31 30 1 29,75 96 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 39 1 38,75 97 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 12 2 11,50 82 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 37 3 36,25 91 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 172 26 165,50 59 118,65 119,45 90,82

Matematik CDBCBEBCEDADDBCBEBDCbADDBCDADCAEEBAEEDEA

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri cDCdEBAEEADCDAEBACEADDEBCAaDCBDBDBAAEECE

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ADIGÜZEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 117,365 212,570 68 85 137 763 7628

SAY 351,010 258,370 30 36 41 161 1423

EA 227,210 242,340 62 77 92 481 4506

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 6 14 2,50 6

TYT Sosyal 20 0 11 -2,75 -14

TYT Matematik 40 8 25 1,75 4

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Matematik-2 31 30 1 29,75 96 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 39 1 38,75 97 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 14 0 14,00 100 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 40 0 40,00 100 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 93 51 80,25 29 118,65 119,45 90,82

Matematik BEBCCDBCDBCBEDADeADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,885 212,570 40 50 63 424 4165

SAY 357,427 258,370 27 33 38 149 1322

EA 283,723 242,340 34 40 45 208 1963

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,61 79

TYT Sosyal 20 13 5 11,40 57

TYT Matematik 40 24 5 22,39 56

TYT Fen 20 9 5 8,05 40

Matematik-2 31 25 2 24,50 79 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 4 2 3,50 39 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 29 4 28,00 70 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 6 4 5,00 36 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 6 6 4,50 35 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 24 11 21,25 53 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 131 35 122,70 44 118,65 119,45 90,82

Matematik BEBCCDBCDBCaED DeADDCBD A DBAC aEc  EB E

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri ADaDA  cDbe E Dc BBdAdaaAbCBDDAEECEdBDBA

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Titrasyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE KÖPRÜLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,203 212,570 34 42 55 338 3368

SAY 402,443 258,370 14 19 21 71 667

EA 309,668 242,340 15 21 23 105 1166

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 3 35,25 88

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 31 27 0 27,00 87 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 6 1 5,75 64 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 33 1 32,75 82 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 10 3 9,25 66 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 8 3 7,25 56 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 30 7 28,25 71 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 152 28 145,00 52 118,65 119,45 90,82

Matematik BEBCCDB DBC ED DDA DCBDEACDBACDcEDEA B E

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri AD DAEadDCBeEEDcEBB AAa dDCBDDbEECECBDBA

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK SÖYÜK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 242,358 212,570 13 16 22 179 1756

SAY 469,845 258,370 1 3 3 7 45

EA 353,018 242,340 2 4 4 27 258

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 31 29 2 28,50 92 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 38 2 37,50 94 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 12 1 11,75 84 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 37 2 36,50 91 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 186 13 182,75 65 118,65 119,45 90,82

Matematik BEBCCDBCDBCdEDADbADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri AD DAEBcDCBAEEDEEBBdAACEADCBDDAEECECBDBA

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN ALICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,885 212,570 40 50 63 424 4165

SAY 279,217 258,370 48 60 69 281 2685

EA 228,123 242,340 60 75 90 473 4464

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,61 79

TYT Sosyal 20 13 5 11,40 57

TYT Matematik 40 24 5 22,39 56

TYT Fen 20 9 5 8,05 40

Matematik-2 31 7 1 6,75 22 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 2 3 1,25 14 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 9 4 8,00 20 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 4 4 3,00 21 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 4 3 3,25 25 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 16 9 13,75 34 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 103 33 95,20 34 118,65 119,45 90,82

Matematik        C  A D C  d      B  AD  b    cDaA

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri   dB d  EAc Db aACd eDE    D BD  BcAEdCE

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 1 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA ALKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 189,698 212,570 63 78 92 502 5052

SAY 293,900 258,370 44 55 63 256 2372

EA 242,968 242,340 58 72 84 399 3710

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43

TYT Fen 20 10 7 8,25 41

Matematik-2 31 17 0 17,00 55 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 1 2 0,50 6 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 18 2 17,50 44 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 5 2 4,50 32 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 5 2 4,50 35 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 16 8 14,00 35 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 104 34 95,50 34 118,65 119,45 90,82

Matematik   B BEBCE  DDBC E D  A D   AD A b c E   

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri  DC  B EdAe    a   A DEBC ab BD DdAAEd c

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA YAZICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,198 212,570 26 34 43 307 3051

SAY 300,315 258,370 43 54 61 248 2256

EA 223,788 242,340 63 78 95 497 4688

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73

TYT Fen 20 11 7 9,25 46

Fizik 14 8 2 7,50 54 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 7 4 6,00 46 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 25 8 23,00 58 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 118 27 111,25 40 118,65 119,45 90,82

Fen Bilimleri BDCeEa  EAD D cBeCaA DEBC aDCBaBDBAAEd E

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,765 212,570 59 73 86 462 4346

SAY 259,673 258,370 52 65 75 320 3153

EA 248,535 242,340 52 65 76 366 3428

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28

TYT Matematik 40 24 10 21,50 54

TYT Fen 20 10 9 7,75 39

Matematik-2 31 16 8 14,00 45 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 3 2 2,50 28 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 19 10 16,50 41 20,42 20,37 12,15

Toplam: 280 98 42 87,50 31 118,65 119,45 90,82

Matematik   aCBdBCED bDBCB dDCb aDBa AD e a  EEeE 

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 232,983 212,570 15 20 26 220 2141

SAY 440,640 258,370 4 6 8 28 270

EA 344,713 242,340 4 6 6 43 379

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 2 35,50 89

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 31 29 0 29,00 94 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 38 0 38,00 95 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 9 4 8,00 57 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 31 8 29,00 73 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 172 17 167,75 60 118,65 119,45 90,82

Matematik CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBC AD AEEBAEEDEA

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri cDbBEdAbEAD DAEBACEADeEBCAaDCdDeDBAAEECE

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU DEMİRKILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 326,895 212,570 3 4 5 21 311

SAY 223,343 258,370 58 73 96 447 4401

EA 307,785 242,340 16 22 24 115 1225

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34

TYT Fen 20 8 0 8,00 40

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,11 1,03 1,61

Edebiyat 18 13 5 11,75 65 2,57 2,51 3,35

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 1,04 1,00 1,14

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,74 0,69 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 8 30,00 75 5,47 5,22 7,15

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 0,49 0,49 0,71

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 0,43 0,47 0,93

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,23 0,25 0,52

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,14 0,16 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,26 0,28 0,51

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 15 6 13,50 34 1,54 1,66 2,98

Matematik-2 31 5 0 5,00 16 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 5 0 5,00 13 20,42 20,37 12,15

Toplam: 280 123 27 116,25 42 118,65 119,45 90,82

Edebiyat-Sosyal-1 ACDECEEbCAdCBABeDCBDcDBeBDEEAAdBDCaCBDEa

Cevap Anahtarı A ACDECEECCAECBABADCBDADBABDEEAACBDCECBDEC

Sosyal-2 DAEACBDeCaDbEBcABdeCE                         

Cevap Anahtarı A DAEACBDBCEDDEBDABCBCEADBCCBAECAADEDBCEDACDABCE

Matematik BEBCC                                   

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 3 3 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Deneme 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 0 1 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türk Kültürü ve Anadolu'nun Kültürel Özellikleri 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 0 1 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stres ve Günlük Yaşama Etkileri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değer, Norm ve Kontrol 1 0 0 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YULAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 246,620 212,570 12 14 18 163 1621

SAY 200,450 258,370 62 79 112 562 5517

EA 272,080 242,340 39 46 52 250 2422

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,11 1,03 1,61

Edebiyat 18 14 3 13,25 74 2,57 2,51 3,35

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 1,04 1,00 1,14

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,74 0,69 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 8 26,00 65 5,47 5,22 7,15

Matematik-2 31 8 5 6,75 22 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 8 5 6,75 17 20,42 20,37 12,15

Toplam: 280 86 32 78,00 28 118,65 119,45 90,82

Edebiyat-Sosyal-1 ACDECEE CAEaBABADCBDeDeAc  cAA cDCceBDEC

Cevap Anahtarı A ACDECEECCAECBABADCBDADBABDEEAACBDCECBDEC

Matematik BEaC  c D C E   a  D  e   D  d          

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 3 3 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Deneme 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,920 212,570 33 41 53 333 3316

SAY 389,190 258,370 17 22 24 91 858

EA 299,980 242,340 23 29 31 145 1439

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 31 25 3 24,25 78 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 5 1 4,75 53 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 30 4 29,00 73 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 9 3 8,25 59 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 9 3 8,25 63 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 29 8 27,00 68 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 149 34 140,50 50 118,65 119,45 90,82

Matematik CDBaBEBCEbADDBC  BDCbADDBC ADCAEEB E bE 

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri cbCBE AEEAb DAcBACdAbDEBCA DbBDBDBAAEEdE

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,960 212,570 18 25 33 249 2472

SAY 443,818 258,370 3 5 7 26 236

EA 328,055 242,340 7 10 12 59 713

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,75 79

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 31 27 2 26,50 85 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 8 1 7,75 86 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 35 3 34,25 86 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 12 2 11,50 82 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 37 3 36,25 91 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 172 24 166,00 59 118,65 119,45 90,82

Matematik CDBCBEBCdDAcDBCBEBDCDADDBC AD AEEBAEcDEA

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri cDCBaBAEEADCDAEBACEADDEBCbCDCBDBDBAAEECE

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ GÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 190,635 212,570 62 77 91 500 4872

SAY 343,360 258,370 33 39 45 173 1534

EA 281,455 242,340 35 41 47 215 2045

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 12 25,00 63

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71

TYT Fen 20 8 10 5,50 28

Matematik-2 31 27 2 26,50 85 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 5 2 4,50 50 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 32 4 31,00 78 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 5 7 3,25 23 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 21 15 17,25 43 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 125 49 112,75 40 118,65 119,45 90,82

Matematik BEBCCDBCDBCBEDADbADD cDEACDBAC cdD  EBAE

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri AD edEccD BdadDEcaca ACEADCab AEECECdDBd

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ASİL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 216,785 212,570 30 38 49 319 3134

SAY 178,323 258,370 68 85 131 708 6757

EA 219,638 242,340 64 80 99 512 4912

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22

TYT Fen 20 2 4 1,00 5

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,11 1,03 1,61

Edebiyat 18 11 7 9,25 51 2,57 2,51 3,35

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 1,04 1,00 1,14

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,74 0,69 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 15 16,25 41 5,47 5,22 7,15

Matematik-2 31 4 15 0,25 1 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 0 5 -1,25 -14 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 4 20 -1,00 -3 20,42 20,37 12,15

Toplam: 280 76 63 60,25 22 118,65 119,45 90,82

Edebiyat-Sosyal-1 CEaaACDEcbcdCAEbeDaADCBDbCCce E  bb ECe 

Cevap Anahtarı B CEECACDEBABACAECADBADCBDDCCBBDEEAAECECBD

Matematik  D   dce D cacbed   b bDe  Aaacabc    cc

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Edebî Sanatlar 0 1 0
Şiirde Ahenk 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 2 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 3 3 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Deneme 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 3 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 228,853 212,570 17 23 29 239 2366

SAY 416,880 258,370 8 12 14 45 499

EA 327,238 242,340 8 11 13 61 731

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 31 26 3 25,25 81 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 8 0 8,00 89 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 34 3 33,25 83 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 8 5 6,75 48 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 29 9 26,75 67 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 164 27 157,25 56 118,65 119,45 90,82

Matematik BEBdCDBaDBCBED DeADDCBDEACDBAC EEDEAEB E

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri AD DdceBDCBeaEeEEaBdAACEADC bDAEECECBDBA

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE EBRAR SERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 177,140 212,570 65 80 110 603 6239

SAY 218,483 258,370 59 75 100 465 4588

EA 195,230 242,340 67 84 116 627 6181

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28

TYT Fen 20 5 11 2,25 11

Matematik-2 31 6 4 5,00 16 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 6 4 5,00 13 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 5 3 4,25 30 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 8 12 5,00 13 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 75 47 63,25 23 118,65 119,45 90,82

Matematik  EBCeD  e C Ea  b                       

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri Ae Db   D e EEca a         a b E  EddeeA

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Popülasyon Dağılımı 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,885 212,570 40 50 63 424 4165

SAY 338,092 258,370 36 42 48 185 1626

EA 267,043 242,340 44 53 62 282 2627

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,61 79

TYT Sosyal 20 13 5 11,40 57

TYT Matematik 40 24 5 22,39 56

TYT Fen 20 9 5 8,05 40

Matematik-2 31 21 4 20,00 65 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 2 0 2,00 22 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 23 4 22,00 55 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 7 5 5,75 41 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 24 13 20,75 52 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 125 37 116,20 42 118,65 119,45 90,82

Matematik BEBCC BaD CBED Dbd DCBDEe DBAC EE       

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri AD DA dcbCBdaEDEcBBa ACEdbCceDcEECECdDBA

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 414,585 212,570 1 2 2 3 7

SAY 209,745 258,370 61 78 107 508 4972

EA 318,703 242,340 12 17 19 75 921

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23

TYT Fen 20 7 7 5,25 26

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,11 1,03 1,61

Edebiyat 18 16 1 15,75 88 2,57 2,51 3,35

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 1,04 1,00 1,14

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,74 0,69 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 38 1 37,75 94 5,47 5,22 7,15

Tarih-2 11 10 1 9,75 89 0,49 0,49 0,71

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 0,43 0,47 0,93

Felsefe 6 6 0 6,00 100 0,23 0,25 0,52

Felsefe Grubu 6 5 0 5,00 83 0,14 0,16 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,26 0,28 0,51

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 35 4 34,00 85 1,54 1,66 2,98

Toplam: 280 145 20 140,00 50 118,65 119,45 90,82

Edebiyat-Sosyal-1 ACDECEECCAECB BADCBDeDBABDEEAACBDCECBDEC

Cevap Anahtarı A ACDECEECCAECBABADCBDADBABDEEAACBDCECBDEC

Sosyal-2 DAEACBDBaEDDEeDbBCBCEADBCCBAECAAD bBCEDA      

Cevap Anahtarı A DAEACBDBCEDDEBDABCBCEADBCCBAECAADEDBCEDACDABCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 3 3 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Deneme 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Türk Kültürü ve Anadolu'nun Kültürel Özellikleri 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Alt Dalları 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stres ve Günlük Yaşama Etkileri 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değer, Norm ve Kontrol 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Çıkarım 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKİN TUNA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,093 212,570 60 74 87 464 4400

SAY 343,425 258,370 32 38 44 172 1533

EA 255,478 242,340 49 61 71 331 3127

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44

TYT Matematik 40 22 13 18,75 47

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 31 20 7 18,25 59 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 2 4 1,00 11 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 22 11 19,25 48 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 10 2 9,50 68 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 29 8 27,00 68 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 130 54 116,50 42 118,65 119,45 90,82

Matematik ebBbBEBCED DDBCd eDCe DDBa ADCAd d EcDc 

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri cDdB BAEEAD DAEB edAbDEBCAdDdBDBDBAAEcCE

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM EBİNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 233,095 212,570 14 19 25 218 2134

SAY 183,115 258,370 67 84 127 688 6556

EA 239,303 242,340 59 73 85 420 3892

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 6 29,50 74

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,11 1,03 1,61

Edebiyat 18 12 6 10,50 58 2,57 2,51 3,35

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 1,04 1,00 1,14

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,74 0,69 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 13 20,75 52 5,47 5,22 7,15

Fizik 14 0 0 0,00 0 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 0 0 0,00 0 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 75 29 67,75 24 118,65 119,45 90,82

Edebiyat-Sosyal-1 ACDECaEdCAECBeBdDCaDbDeAcD a dCBDddCB Ee

Cevap Anahtarı A ACDECEECCAECBABADCBDADBABDEEAACBDCECBDEC

Fen Bilimleri                                       d 

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 3 2 1 67
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Deneme 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Popülasyon Dağılımı 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEY İNAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 286,635 212,570 7 8 9 78 814

SAY 195,928 258,370 64 81 118 595 5801

EA 271,823 242,340 40 47 55 253 2434

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 7 22,25 56

TYT Sosyal 20 11 0 11,00 55

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,11 1,03 1,61

Edebiyat 18 14 2 13,50 75 2,57 2,51 3,35

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 1,04 1,00 1,14

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 0,74 0,69 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 3 27,25 68 5,47 5,22 7,15

Tarih-2 11 6 0 6,00 55 0,49 0,49 0,71

Coğrafya-2 11 5 1 4,75 43 0,43 0,47 0,93

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,23 0,25 0,52

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,14 0,16 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 0,26 0,28 0,51

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 13 1 12,75 32 1,54 1,66 2,98

Matematik-2 31 5 0 5,00 16 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 1 0 1,00 11 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 6 0 6,00 15 20,42 20,37 12,15

Toplam: 280 92 12 89,00 32 118,65 119,45 90,82

Edebiyat-Sosyal-1 CEECACDcBA ACcECADBA CBDDC   D  AAE Ed D

Cevap Anahtarı B CEECACDEBABACAECADBADCBDDCCBBDEEAAECECBD

Sosyal-2   D EDAE  BBE   DA eB              AD         

Cevap Anahtarı B BDDCEDAEACBBEAEDDABCBCCADBCCADEBAEDADBCECECDAB

Matematik       BC    D C             D         E 

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Edebî Sanatlar 1 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 3 3 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Deneme 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türk Kültürü ve Anadolu'nun Kültürel Özellikleri 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stres ve Günlük Yaşama Etkileri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 0 0 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değer, Norm ve Kontrol 1 0 0 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 0 0 0
Stres ve Günlük Yaşama Etkileri 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KOCAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 224,885 212,570 20 28 36 262 2607

SAY 412,373 258,370 10 14 16 51 557

EA 318,970 242,340 11 16 18 74 915

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 1 37,75 94

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71

TYT Fen 20 14 3 13,25 66

Matematik-2 31 25 4 24,00 77 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 8 1 7,75 86 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 33 5 31,75 79 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 9 3 8,25 59 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 9 3 8,25 63 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 30 7 28,25 71 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 159 20 154,00 55 118,65 119,45 90,82

Matematik cEBCCDB DBCBE AceAbDCBDEACDBACDEEDEAEBeE

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri AD bAEeBDCe EEDcEBBaA CEdDCBDDAEECEeBDBA

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK TOPAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,708 212,570 58 72 85 456 4294

SAY 319,308 258,370 39 48 54 215 1916

EA 243,948 242,340 55 69 81 391 3647

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 3 35,25 88

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35

TYT Fen 20 10 6 8,50 43

Matematik-2 31 15 2 14,50 47 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 15 2 14,50 36 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 6 3 5,25 38 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 9 0 9,00 69 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 24 7 22,25 56 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 115 26 108,50 39 118,65 119,45 90,82

Matematik BEBC  BCDeCB D b   D  D   DBA           

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri AD bbE  D e EEDE BBC   EADCdbDAEcCECBeBA

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TAŞKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,885 212,570 40 50 63 424 4165

SAY 348,352 258,370 31 37 42 164 1454

EA 269,128 242,340 42 49 57 264 2539

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,61 79

TYT Sosyal 20 13 5 11,40 57

TYT Matematik 40 24 5 22,39 56

TYT Fen 20 9 5 8,05 40

Matematik-2 31 18 4 17,00 55 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 6 1 5,75 64 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 24 5 22,75 57 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 10 3 9,25 66 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 7 6 5,50 42 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 27 12 24,00 60 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 129 37 120,20 43 118,65 119,45 90,82

Matematik d BaBEaCED DDBC  BDCbA DB  AD   Ed EEDEA

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri BeCBbBAEEAD cAEadaaAeDEBCAdDCBbeDBcAEECE

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Titrasyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TÜRKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,885 212,570 40 50 63 424 4165

SAY 417,982 258,370 7 11 13 43 488

EA 304,573 242,340 19 25 27 125 1307

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,61 79

TYT Sosyal 20 13 5 11,40 57

TYT Matematik 40 24 5 22,39 56

TYT Fen 20 9 5 8,05 40

Matematik-2 31 29 0 29,00 94 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 7 2 6,50 72 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 36 2 35,50 89 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 10 3 9,25 66 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 36 3 35,25 88 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 150 25 144,20 52 118,65 119,45 90,82

Matematik CDBCBEBCED DDBCBEBDCDADDBC ADCAEEBAEdeEA

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri BD BEBAEdAcaDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 216,893 212,570 29 37 48 317 3124

SAY 379,358 258,370 19 24 26 105 997

EA 279,433 242,340 38 44 50 224 2128

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 1 37,75 94

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65

TYT Fen 20 12 6 10,50 53

Matematik-2 31 18 6 16,50 53 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 4 0 4,00 44 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 22 6 20,50 51 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 11 1 10,75 77 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 8 3 7,25 56 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 32 4 31,00 78 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 145 25 138,75 50 118,65 119,45 90,82

Matematik d BaB BCEDccD C ccDCD  DBC ADCA  B EE  A

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri cDCB BAEEAD DAEB CEdDD BCbaDCBDBDBAAEECE

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,885 212,570 40 50 63 424 4165

SAY 372,007 258,370 23 28 33 124 1113

EA 280,248 242,340 36 42 48 218 2095

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,61 79

TYT Sosyal 20 13 5 11,40 57

TYT Matematik 40 24 5 22,39 56

TYT Fen 20 9 5 8,05 40

Matematik-2 31 22 4 21,00 68 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 6 1 5,75 64 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 28 5 26,75 67 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 8 5 6,75 48 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 30 9 27,75 69 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 136 34 127,95 46 118,65 119,45 90,82

Matematik BEBCCDBbD CBEDd c DDCBD ACDBAb cED  EBAE

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri AbaDdEBeD BeEEDEEBBdAAaEADCBDDAEaCECBDaA

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA METE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 185,480 212,570 64 79 93 516 5393

SAY 293,868 258,370 45 56 64 257 2373

EA 244,865 242,340 53 67 78 381 3579

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36

TYT Fen 20 8 9 5,75 29

Matematik-2 31 19 1 18,75 60 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 1 0 1,00 11 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 20 1 19,75 49 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 5 2 4,50 32 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 3 4 2,00 15 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 16 11 13,25 33 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 102 34 93,50 33 118,65 119,45 90,82

Matematik BEBC  B DBCBED DeA DC D A D  C  E       

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri AD DAd    e  EDd aBC    e aBbDAEcCECdbBd

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 217,428 212,570 27 35 46 313 3102

SAY 265,652 258,370 51 63 73 310 3003

EA 243,863 242,340 56 70 82 393 3652

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,61 79

TYT Sosyal 20 13 5 11,40 57

TYT Matematik 40 24 5 22,39 56

TYT Fen 20 9 5 8,05 40

Türkçe 6 3 0 3,00 50 1,11 1,03 1,61

Edebiyat 18 1 1 0,75 4 2,57 2,51 3,35

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,04 1,00 1,14

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,74 0,69 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 2 5,50 14 5,47 5,22 7,15

Matematik-2 31 8 2 7,50 24 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 8 2 7,50 19 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 5 7 3,25 23 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 1 1 0,75 6 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 13 13 9,75 24 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 105 37 96,20 34 118,65 119,45 90,82

Edebiyat-Sosyal-1  E  ACDc                          d EC  

Cevap Anahtarı B CEECACDEBABACAECADBADCBDDCCBBDEEAAECECBD

Matematik  b  BEBC    D C   D a  D                

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri Badec dEcAD Db     A  c    DCaaBDB cEbCd

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 0 0
Şiirde Ahenk 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 3 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Deneme 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,885 212,570 40 50 63 424 4165

SAY 363,952 258,370 25 30 35 136 1224

EA 296,928 242,340 26 32 34 156 1516

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,61 79

TYT Sosyal 20 13 5 11,40 57

TYT Matematik 40 24 5 22,39 56

TYT Fen 20 9 5 8,05 40

Matematik-2 31 26 1 25,75 83 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 7 0 7,00 78 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 33 1 32,75 82 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 6 7 4,25 30 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 8 5 6,75 52 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 23 16 19,00 48 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 134 37 125,20 45 118,65 119,45 90,82

Matematik BEBCCDBaDBC ED DDADDCBDEA DBAC EED AE AE

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri AeaDbEdcDde EEDEEBBacdaEAcCaDbAEECECBDdd

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Titrasyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ÖZELER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 305,135 212,570 5 6 7 49 530

SAY 258,855 258,370 53 66 76 324 3178

EA 347,200 242,340 3 5 5 38 348

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,11 1,03 1,61

Edebiyat 18 15 1 14,75 82 2,57 2,51 3,35

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 1,04 1,00 1,14

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 0,74 0,69 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 2 31,50 79 5,47 5,22 7,15

Matematik-2 31 11 0 11,00 35 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 1 0 1,00 11 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 12 0 12,00 30 20,42 20,37 12,15

Toplam: 280 126 7 124,25 44 118,65 119,45 90,82

Edebiyat-Sosyal-1 CEEdACDaBA ACAEC DBADCBDDC  BDEEA ECEC D

Cevap Anahtarı B CEECACDEBABACAECADBADCBDDCCBBDEEAAECECBD

Matematik C B B BCE  DD C     D  D              E 

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Edebî Sanatlar 1 0 0
Şiirde Ahenk 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 3 3 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Deneme 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA UTKU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,885 212,570 40 50 63 424 4165

SAY 337,957 258,370 37 43 49 186 1630

EA 254,533 242,340 51 63 73 336 3169

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,61 79

TYT Sosyal 20 13 5 11,40 57

TYT Matematik 40 24 5 22,39 56

TYT Fen 20 9 5 8,05 40

Matematik-2 31 17 7 15,25 49 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 3 3 2,25 25 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 20 10 17,50 44 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 10 3 9,25 66 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 28 10 25,50 64 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 126 40 116,45 42 118,65 119,45 90,82

Matematik B BCCDBCD CBdecDb bDCBb A DeA  dde  E AE

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri AD DAEBcDbBAEdDcEBBeAda ADCcDDAEECECBaaA

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Titrasyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Popülasyon Dağılımı 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,255 212,570 31 39 51 326 3219

SAY 400,320 258,370 15 20 22 72 700

EA 315,960 242,340 14 19 21 86 998

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71

TYT Fen 20 12 8 10,00 50

Matematik-2 31 27 3 26,25 85 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 8 0 8,00 89 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 35 3 34,25 86 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 10 3 9,25 66 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 28 10 25,50 64 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 154 34 145,50 52 118,65 119,45 90,82

Matematik BEBCCcBaDBCBEDAcDADDCBDEACDBAC EED AEBAE

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri AD DAEaacCBAEEDEEBBdAAe bDedDDAEECEdBDaA

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKYOL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,885 212,570 40 50 63 424 4165

SAY 325,792 258,370 38 44 50 200 1815

EA 255,228 242,340 50 62 72 334 3137

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,61 79

TYT Sosyal 20 13 5 11,40 57

TYT Matematik 40 24 5 22,39 56

TYT Fen 20 9 5 8,05 40

Matematik-2 31 15 0 15,00 48 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 3 1 2,75 31 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 18 1 17,75 44 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 5 1 4,75 34 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 8 0 8,00 62 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 21 2 20,50 51 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 117 23 111,70 40 118,65 119,45 90,82

Matematik C B BE CE   DBC   DCD  D   A  A E    DcA

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri  D      aAD DA B CEA D BCA  CB  DaAAE CE

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Popülasyon Dağılımı 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR HASDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 206,765 212,570 38 46 59 382 3779

SAY 338,303 258,370 35 41 47 184 1619

EA 280,075 242,340 37 43 49 219 2101

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 31 20 2 19,50 63 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 5 0 5,00 56 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 25 2 24,50 61 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 6 4 5,00 36 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 5 3 4,25 33 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 19 11 16,25 41 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 128 35 119,25 43 118,65 119,45 90,82

Matematik BEBCd BaD C EDADD  DCBD A DBA  EED  E  E

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri AD cA Bc  eAEbDc BBaA   d CabDAE dEdBDBA

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TARLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,885 212,570 40 50 63 424 4165

SAY 309,307 258,370 42 53 59 234 2075

EA 255,923 242,340 48 60 70 328 3113

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,61 79

TYT Sosyal 20 13 5 11,40 57

TYT Matematik 40 24 5 22,39 56

TYT Fen 20 9 5 8,05 40

Matematik-2 31 18 3 17,25 56 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 1 1 0,75 8 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 19 4 18,00 45 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 2 0 2,00 14 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 5 0 5,00 38 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 15 3 14,25 36 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 112 27 105,70 38 118,65 119,45 90,82

Matematik d BCBEBCED cDBdB BDCD  D    D A     b E 

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri          AD    B   A DE C  bdBDB BAAE eE

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 2 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,088 212,570 32 40 52 328 3229

SAY 405,343 258,370 13 18 20 67 626

EA 300,493 242,340 22 28 30 144 1427

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 3 33,25 83

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

TYT Matematik 40 31 7 29,25 73

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 31 24 5 22,75 73 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 6 0 6,00 67 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 30 5 28,75 72 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 9 1 8,75 63 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 33 3 32,25 81 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 153 26 146,50 52 118,65 119,45 90,82

Matematik CDBbBEBbEbAcDBC EBDCcADDBC ADCA E  EEDEA

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri BDCeE  EEA  DAEBACEdDDEBCAdDCBDBDBAAEECE

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 0 0
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 219,950 212,570 24 32 41 294 2923

SAY 431,078 258,370 6 9 11 33 356

EA 317,340 242,340 13 18 20 79 960

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 31 27 0 27,00 87 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 6 0 6,00 67 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 33 0 33,00 83 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 11 1 10,75 77 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 36 2 35,50 89 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 164 23 158,25 57 118,65 119,45 90,82

Matematik BEBC  BCDBCBEDADDADDCBDEA DBAC EED AE  E

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri AD DAEBBDCe EEDEEBBCAACaADCBDDAEECECBDBA

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,885 212,570 40 50 63 424 4165

SAY 411,052 258,370 11 16 18 54 571

EA 304,573 242,340 19 25 27 125 1307

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,61 79

TYT Sosyal 20 13 5 11,40 57

TYT Matematik 40 24 5 22,39 56

TYT Fen 20 9 5 8,05 40

Matematik-2 31 29 1 28,75 93 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 7 1 6,75 75 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 36 2 35,50 89 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 10 2 9,50 68 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 34 4 33,00 83 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 148 26 141,95 51 118,65 119,45 90,82

Matematik CDBbBEBCEDADDBCBEBDCDADDBC ADCAEEdAEED A

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri cDCB BAE AcCDAEBACEADDEBCAaDCBDBDBAAEECa

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SARP AYANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 220,320 212,570 23 31 40 291 2900

SAY 371,755 258,370 24 29 34 125 1119

EA 296,870 242,340 27 33 35 157 1519

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 31 24 4 23,00 74 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 3 2 2,50 28 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 27 6 25,50 64 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 6 7 4,25 30 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 8 5 6,75 52 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 25 14 21,50 54 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 147 40 137,00 49 118,65 119,45 90,82

Matematik BEBCeDBCDBeBEDADDbDDC DcA DBA DcbD  E  E

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri Ac DAEBcedaeaEDEEBBaAAaddbCBDDbEECECdDBA

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZERİN TURHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,960 212,570 36 44 57 360 3582

SAY 356,088 258,370 28 34 39 152 1342

EA 285,465 242,340 32 38 43 197 1904

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83

TYT Fen 20 8 11 5,25 26

Matematik-2 31 23 5 21,75 70 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 4 2 3,50 39 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 27 7 25,25 63 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 6 4 5,00 36 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 6 6 4,50 35 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 23 11 20,25 51 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 138 45 126,75 45 118,65 119,45 90,82

Matematik d BCBEBCED bDBCcEBDCaADDBa ADCA   AEEDdc

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri BD e d EEAb eAEBdacdcDEBC aDCBDaDBAAE CE

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Titrasyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET UĞUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 230,948 212,570 16 21 27 224 2232

SAY 433,885 258,370 5 7 9 30 328

EA 330,803 242,340 6 9 11 58 655

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 40 0 40,00 100

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 31 28 3 27,25 88 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 7 2 6,50 72 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 35 5 33,75 84 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 10 2 9,50 68 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 33 5 31,75 79 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 171 25 164,75 59 118,65 119,45 90,82

Matematik CDBCBEBCEDADDBdBEBDCbADDBCDADeAEEBAEdDEc

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri cDCB BAEEAD cAEBACEADDEBCAdDeBDcDBAAEECE

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 1 67
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 204,313 212,570 39 49 62 394 3923

SAY 410,280 258,370 12 17 19 56 576

EA 306,723 242,340 17 23 25 119 1255

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74

TYT Fen 20 9 9 6,75 34

Matematik-2 31 27 4 26,00 84 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 36 4 35,00 88 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 8 5 6,75 48 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 33 6 31,50 79 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 152 37 142,75 51 118,65 119,45 90,82

Matematik BEdCCDBCDBCdEDbDaADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri AD DbEBceCaAEdDEEBBaAACEADCBDDAEECECBDBA

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,885 212,570 40 50 63 424 4165

SAY 372,122 258,370 22 27 32 123 1111

EA 289,283 242,340 29 35 39 181 1779

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,61 79

TYT Sosyal 20 13 5 11,40 57

TYT Matematik 40 24 5 22,39 56

TYT Fen 20 9 5 8,05 40

Matematik-2 31 25 2 24,50 79 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 6 2 5,50 61 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 31 4 30,00 75 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 8 3 7,25 52 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 27 9 24,75 62 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 136 33 128,20 46 118,65 119,45 90,82

Matematik CDB BEdCED DDBCB BDCbADDBC ADCAEEB EEDcc

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri aDCB deEEAD D EB eEAbbEBCAabCBDBDBAAEECa

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 1 67
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 225,953 212,570 19 27 35 258 2545

SAY 379,303 258,370 20 25 27 106 1000

EA 326,323 242,340 9 12 14 66 758

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91

TYT Fen 20 10 2 9,50 48

Türkçe 6 0 0 0,00 0 1,11 1,03 1,61

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 2,57 2,51 3,35

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,04 1,00 1,14

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 0,74 0,69 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 0 2,00 5 5,47 5,22 7,15

Matematik-2 31 25 0 25,00 81 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 34 0 34,00 85 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 6 0 6,00 43 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 4 2 3,50 27 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 7 0 7,00 54 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 17 2 16,50 41 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 146 15 142,25 51 118,65 119,45 90,82

Edebiyat-Sosyal-1                                     EC  

Cevap Anahtarı B CEECACDEBABACAECADBADCBDDCCBBDEEAAECECBD

Matematik CDBCBEBCED DDBCBEBDC  D B DAD AEEBAEEDEA

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri         EADCDA B   A DE e a  B  DBA E CE

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 0 0
Şiirde Ahenk 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 3 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Deneme 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA BAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,978 212,570 67 84 131 710 6928

SAY 188,385 258,370 65 82 120 666 6285

EA 170,833 242,340 68 85 132 728 7136

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 12 24,00 60

TYT Sosyal 20 5 14 1,50 8

TYT Matematik 40 19 12 16,00 40

TYT Fen 20 2 3 1,25 6

Matematik-2 31 2 10 -0,50 -2 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 2 3 1,25 14 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 4 13 0,75 2 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 2 2 1,50 11 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 6 13 2,75 7 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 63 67 46,25 17 118,65 119,45 90,82

Matematik     c BCacb e ed  e a  a           ccDEb

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri  e      E D  b a     c     DddacDebdEdbE

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Popülasyon Dağılımı 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT KEVSER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,885 212,570 40 50 63 424 4165

SAY 375,452 258,370 21 26 30 116 1060

EA 287,893 242,340 31 37 41 187 1823

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,61 79

TYT Sosyal 20 13 5 11,40 57

TYT Matematik 40 24 5 22,39 56

TYT Fen 20 9 5 8,05 40

Matematik-2 31 23 2 22,50 73 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 7 0 7,00 78 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 30 2 29,50 74 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 9 0 9,00 64 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 6 6 4,50 35 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 28 6 26,50 66 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 136 28 129,45 46 118,65 119,45 90,82

Matematik aDB BEBCED DDBCBE DC  aDBC ADCAEEB EED A

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri  D B B EEAD DAEBdadAaDEBa dDCBDBDBAAEECE

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Titrasyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,908 212,570 35 43 56 356 3511

SAY 339,300 258,370 34 40 46 182 1599

EA 270,458 242,340 41 48 56 258 2479

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 4 34,00 85

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 27 9 24,75 62

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 31 17 12 14,00 45 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 6 2 5,50 61 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 23 14 19,50 49 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 5 7 3,25 23 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 23 14 19,50 49 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 134 52 121,00 43 118,65 119,45 90,82

Matematik BEBadcBaDcCBEbbcbADDCcD ACDeAe bEDbAEB E

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri AD Db eeedBeEaDcEBBdAACcA aBDDAEECECBbed

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 1 67
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Popülasyon Dağılımı 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR DURSUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 323,340 212,570 4 5 6 26 349

SAY 196,188 258,370 63 80 117 592 5775

EA 264,310 242,340 45 55 65 292 2728

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,11 1,03 1,61

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 2,57 2,51 3,35

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 1,04 1,00 1,14

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,74 0,69 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 9 24,75 62 5,47 5,22 7,15

Tarih-2 11 8 3 7,25 66 0,49 0,49 0,71

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 0,43 0,47 0,93

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,23 0,25 0,52

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 0,14 0,16 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,26 0,28 0,51

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 26 9 23,75 59 1,54 1,66 2,98

Matematik-2 31 3 1 2,75 9 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 3 1 2,75 7 20,42 20,37 12,15

Toplam: 280 111 35 102,25 37 118,65 119,45 90,82

Edebiyat-Sosyal-1 CEEbACDEBAe bAaCeDBADCBDDC BcDEEb EaEdB 

Cevap Anahtarı B CEECACDEBABACAECADBADCBDDCCBBDEEAAECECBD

Sosyal-2 eDeCEDAEAbBBEc e A CBaCADaCCA  BAcbADBCE      

Cevap Anahtarı B BDDCEDAEACBBEAEDDABCBCCADBCCADEBAEDADBCECECDAB

Matematik     B Be    D                           

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Edebî Sanatlar 1 0 0
Şiirde Ahenk 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 3 3 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Deneme 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Türk Kültürü ve Anadolu'nun Kültürel Özellikleri 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Alt Dalları 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stres ve Günlük Yaşama Etkileri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değer, Norm ve Kontrol 1 0 1 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Çıkarım 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0
Stres ve Günlük Yaşama Etkileri 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ÜLKÜSEVEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 254,888 212,570 10 11 13 141 1417

SAY 225,098 258,370 57 71 94 437 4330

EA 289,645 242,340 28 34 38 179 1768

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 5 29,75 74

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Türkçe 6 3 2 2,50 42 1,11 1,03 1,61

Edebiyat 18 14 3 13,25 74 2,57 2,51 3,35

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 1,04 1,00 1,14

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,74 0,69 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 9 23,75 59 5,47 5,22 7,15

Matematik-2 31 11 4 10,00 32 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 11 4 10,00 25 20,42 20,37 12,15

Toplam: 280 98 26 91,50 33 118,65 119,45 90,82

Edebiyat-Sosyal-1 AdDEd adCAE eABADCBDADBAaD EA CBDdEda EC

Cevap Anahtarı A ACDECEECCAECBABADCBDADBABDEEAACBDCECBDEC

Matematik B BC D  e d ED  c  D  D A D Ab          

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 3 3 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Deneme 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TİMUR DÜNDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 219,190 212,570 25 33 42 298 2980

SAY 383,178 258,370 18 23 25 99 946

EA 299,175 242,340 24 30 32 148 1459

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 31 23 3 22,25 72 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 5 2 4,50 50 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 28 5 26,75 67 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 9 4 8,00 57 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 28 11 25,25 63 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 149 32 141,00 50 118,65 119,45 90,82

Matematik BEBC DBCDaCBEDADD aDbBDEA DBA  EED Abc E

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri ADbDA dcDCBeEEDEEBBbbACaAbCdeDAEECEdBDBA

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 1 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 222,095 212,570 21 29 38 282 2787

SAY 216,412 258,370 60 77 102 476 4675

EA 227,863 242,340 61 76 91 476 4478

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,61 79

TYT Sosyal 20 13 5 11,40 57

TYT Matematik 40 24 5 22,39 56

TYT Fen 20 9 5 8,05 40

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,11 1,03 1,61

Edebiyat 18 8 8 6,00 33 2,57 2,51 3,35

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,04 1,00 1,14

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,74 0,69 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 12 7,00 18 5,47 5,22 7,15

Toplam: 280 88 32 80,45 29 118,65 119,45 90,82

Edebiyat-Sosyal-1 CaaaAeDEeA  bbECeaeADaaD                

Cevap Anahtarı B CEECACDEBABACAECADBADCBDDCCBBDEEAAECECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Edebî Sanatlar 0 1 0
Şiirde Ahenk 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 3 1 2 33
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Deneme 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK PULAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 252,865 212,570 11 12 16 147 1468

SAY 284,645 258,370 47 58 67 271 2576

EA 284,035 242,340 33 39 44 207 1957

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 4 33,00 83

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44

TYT Fen 20 10 7 8,25 41

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,11 1,03 1,61

Edebiyat 18 6 1 5,75 32 2,57 2,51 3,35

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 1,04 1,00 1,14

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,74 0,69 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 6 17,50 44 5,47 5,22 7,15

Matematik-2 31 11 6 9,50 31 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 0 3 -0,75 -8 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 11 9 8,75 22 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 6 2 5,50 39 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 8 1 7,75 60 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 18 9 15,75 39 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 126 44 115,00 41 118,65 119,45 90,82

Edebiyat-Sosyal-1 ACDECE  e E     D BD  BAc  be aB dECBDEC

Cevap Anahtarı A ACDECEECCAECBABADCBDADBABDEEAACBDCECBDEC

Matematik BEBd  B e C EDb c  D  e AaD A  cb     c 

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri AD Db   D e EEDEEBBa A  A CBe bEcbE d aA

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 3 2 0 67
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Deneme 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 207,263 212,570 37 45 58 379 3750

SAY 317,935 258,370 40 49 55 218 1937

EA 262,513 242,340 46 57 67 302 2802

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 31 17 3 16,25 52 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 2 1 1,75 19 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 19 4 18,00 45 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 5 5 3,75 27 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 7 5 5,75 44 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 19 15 15,25 38 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 122 40 112,00 40 118,65 119,45 90,82

Matematik BEBCe B DBe E  DD D C DdA DBA  E e     E

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri AD eb eeD e EEcccBBC ACadDCBea EEdEdBaBA

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 2 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YAŞBEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,845 212,570 66 83 118 690 6775

SAY 239,208 258,370 56 69 90 378 3820

EA 203,335 242,340 66 82 106 581 5738

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19

TYT Matematik 40 18 12 15,00 38

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6

Matematik-2 31 11 5 9,75 31 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 2 3 1,25 14 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 13 8 11,00 28 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 7 2 6,50 46 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 12 10 9,50 24 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 84 69 66,75 24 118,65 119,45 90,82

Matematik BEBCeDBCcaaBEDA               bccD    dE

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri ADCDA   Dd  aEba         c dDb E  ECdDab

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN NAZ AKKUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 217,375 212,570 28 36 47 314 3107

SAY 415,175 258,370 9 13 15 49 528

EA 321,625 242,340 10 14 16 70 843

Katılımlar: 68 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 4 34,00 85

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69

TYT Fen 20 12 6 10,50 53

Matematik-2 31 27 2 26,50 85 16,89 16,81 10,16

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,53 3,56 1,99

Matematik 40 36 2 35,50 89 20,42 20,37 12,15

Fizik 14 8 5 6,75 48 5,36 5,59 3,16

Kimya 13 9 3 8,25 63 5,38 5,30 2,69

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 7,11 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 30 8 28,00 70 17,85 17,96 9,76

Toplam: 280 158 28 151,00 54 118,65 119,45 90,82

Matematik C BaBEBCEDADDBCBEBDCeADDBC ADCAEEBAEEDEA

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri cDCBEd EEAeaDdEB aEAcDEBCAaDCBDBDBAAEECE

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YURTTAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,885 212,570 6 50 63 424 4165

SAY 320,802 258,370 3 46 52 211 1897

EA 253,838 242,340 7 64 74 340 3198

Katılımlar: 11 85 137 767 7795

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,61 79

TYT Sosyal 20 13 5 11,40 57

TYT Matematik 40 24 5 22,39 56

TYT Fen 20 9 5 8,05 40

Matematik-2 31 18 6 16,50 53 13,16 16,81 10,16

Geometri 9 1 1 0,75 8 1,80 3,56 1,99

Matematik 40 19 7 17,25 43 14,95 20,37 12,15

Fizik 14 7 6 5,50 39 4,02 5,59 3,16

Kimya 13 5 7 3,25 25 3,64 5,30 2,69

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 4,73 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 23 15 19,25 48 12,39 17,96 9,76

Toplam: 280 120 42 109,95 39 104,62 119,45 90,82

Matematik dDBdB BdE  aDBCB BDCac D C ADCAd      E 

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri aedaceAEEAD DAdBAbadccE CAbbCBaBDBAAEECE

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENSU KARAMAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 227,705 212,570 3 24 32 244 2423

SAY 216,723 258,370 11 76 101 473 4660

EA 266,388 242,340 5 54 63 283 2648

Katılımlar: 11 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

TYT Matematik 40 12 10 9,50 24

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,07 1,03 1,61

Edebiyat 18 12 6 10,50 58 3,32 2,51 3,35

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 1,48 1,00 1,14

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 0,86 0,69 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 16 19,00 48 6,73 5,22 7,15

Matematik-2 31 13 4 12,00 39 13,16 16,81 10,16

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 1,80 3,56 1,99

Matematik 40 13 5 11,75 29 14,95 20,37 12,15

Toplam: 280 90 49 77,75 28 104,62 119,45 90,82

Edebiyat-Sosyal-1 AdDcCEcbCAEdBAddDCBDeDBABcbEAcaBDbdCaeE 

Cevap Anahtarı A ACDECEECCAECBABADCBDADBABDEEAACBDCECBDEC

Matematik B BCC BbDBCB D ce  a  D A   A  c        

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 2 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 3 3 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Deneme 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYHUN HABİBOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,503 212,570 4 26 34 251 2505

SAY 431,400 258,370 1 8 10 32 351

EA 325,503 242,340 2 13 15 67 774

Katılımlar: 11 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 31 25 2 24,50 79 13,16 16,81 10,16

Geometri 9 9 0 9,00 100 1,80 3,56 1,99

Matematik 40 34 2 33,50 84 14,95 20,37 12,15

Fizik 14 11 2 10,50 75 4,02 5,59 3,16

Kimya 13 10 3 9,25 71 3,64 5,30 2,69

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 4,73 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 34 5 32,75 82 12,39 17,96 9,76

Toplam: 280 168 26 161,50 58 104,62 119,45 90,82

Matematik CDBCBEBCED cD CBEBDCcADDB  ADCAEEBAEEDEA

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri BDbBEBAEEAc DAcBACEAeDEBCAdDCBDBDBAAEECE

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN GÜLTEKİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 174,083 212,570 10 81 114 673 6499

SAY 260,838 258,370 7 64 74 317 3123

EA 230,298 242,340 9 74 88 467 4355

Katılımlar: 11 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 5 30,75 77

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8

TYT Matematik 40 19 8 17,00 43

TYT Fen 20 3 6 1,50 8

Matematik-2 31 18 5 16,75 54 13,16 16,81 10,16

Geometri 9 2 0 2,00 22 1,80 3,56 1,99

Matematik 40 20 5 18,75 47 14,95 20,37 12,15

Fizik 14 4 3 3,25 23 4,02 5,59 3,16

Kimya 13 5 3 4,25 33 3,64 5,30 2,69

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 4,73 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 9 7 7,25 18 12,39 17,96 9,76

Toplam: 280 85 33 76,75 27 104,62 119,45 90,82

Matematik Cbd B BCE  DD CBE DCbADDBa AD e  B E    

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri  b a d   AD DAEB   A DcaC d    c        

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Popülasyon Dağılımı 1 0 0 0
Bitkilerde Hareket 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP AKGÜN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,885 212,570 6 50 63 424 4165

SAY 283,962 258,370 6 59 68 273 2593

EA 223,258 242,340 10 79 96 499 4723

Katılımlar: 11 85 137 767 7795

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,61 79

TYT Sosyal 20 13 5 11,40 57

TYT Matematik 40 24 5 22,39 56

TYT Fen 20 9 5 8,05 40

Matematik-2 31 7 4 6,00 19 13,16 16,81 10,16

Geometri 9 1 3 0,25 3 1,80 3,56 1,99

Matematik 40 8 7 6,25 16 14,95 20,37 12,15

Fizik 14 7 5 5,75 41 4,02 5,59 3,16

Kimya 13 5 1 4,75 37 3,64 5,30 2,69

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 4,73 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 20 10 17,50 44 12,39 17,96 9,76

Toplam: 280 106 37 97,20 35 104,62 119,45 90,82

Matematik B BC b  Da  EDA a     e        cce     E

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri AD DbccaDdBAE DcEB    C   CeDDdE eECdDBA

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN BOZTAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,885 212,570 6 50 63 424 4165

SAY 322,107 258,370 2 45 51 209 1870

EA 258,008 242,340 6 59 69 320 3031

Katılımlar: 11 85 137 767 7795

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,61 79

TYT Sosyal 20 13 5 11,40 57

TYT Matematik 40 24 5 22,39 56

TYT Fen 20 9 5 8,05 40

Matematik-2 31 17 11 14,25 46 13,16 16,81 10,16

Geometri 9 5 2 4,50 50 1,80 3,56 1,99

Matematik 40 22 13 18,75 47 14,95 20,37 12,15

Fizik 14 6 7 4,25 30 4,02 5,59 3,16

Kimya 13 8 4 7,00 54 3,64 5,30 2,69

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 4,73 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 22 15 18,25 46 12,39 17,96 9,76

Toplam: 280 122 48 110,45 39 104,62 119,45 90,82

Matematik CbBeBEBbEDA DaCB dDCeAeacb ADdAEEc EEbE 

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri Bb BcdbcEAbCeAEBde AaDEBCAdD BaBDadAbECE

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 1 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Titrasyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Popülasyon Dağılımı 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ŞAHİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 425,173 212,570 1 1 1 1 3

SAY 223,365 258,370 9 72 95 446 4399

EA 331,325 242,340 1 8 10 57 643

Katılımlar: 11 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32

TYT Fen 20 7 4 6,00 30

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,07 1,03 1,61

Edebiyat 18 17 1 16,75 93 3,32 2,51 3,35

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 1,48 1,00 1,14

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,86 0,69 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 38 2 37,50 94 6,73 5,22 7,15

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 0,77 0,49 0,71

Coğrafya-2 11 11 0 11,00 100 1,00 0,47 0,93

Felsefe 6 6 0 6,00 100 0,55 0,25 0,52

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 0,43 0,16 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 0,55 0,28 0,51

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 40 37 3 36,25 91 3,30 1,66 2,98

Matematik-2 31 3 0 3,00 10 13,16 16,81 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,80 3,56 1,99

Matematik 40 3 0 3,00 8 14,95 20,37 12,15

Toplam: 280 153 15 149,25 53 104,62 119,45 90,82

Edebiyat-Sosyal-1 CEEdACDEBABACAECeDBADCBDDCCBBDEEAAECECBD

Cevap Anahtarı B CEECACDEBABACAECADBADCBDDCCBBDEEAAECECBD

Sosyal-2 BDeCEDAEAbBBEAEDDABCBCCADBCCADbBAEDADBCE      

Cevap Anahtarı B BDDCEDAEACBBEAEDDABCBCCADBCCADEBAEDADBCECECDAB

Matematik     B B     D                           

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Edebî Sanatlar 1 0 0
Şiirde Ahenk 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 3 3 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Deneme 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türk Kültürü ve Anadolu'nun Kültürel Özellikleri 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Alt Dalları 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stres ve Günlük Yaşama Etkileri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Değer, Norm ve Kontrol 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Çıkarım 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 1 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0
Stres ve Günlük Yaşama Etkileri 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN TAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 204,508 212,570 5 48 61 392 3907

SAY 316,493 258,370 4 50 56 220 1951

EA 268,713 242,340 3 50 58 266 2555

Katılımlar: 11 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 1 36,75 92

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68

TYT Fen 20 8 8 6,00 30

Matematik-2 31 18 2 17,50 56 13,16 16,81 10,16

Geometri 9 4 1 3,75 42 1,80 3,56 1,99

Matematik 40 22 3 21,25 53 14,95 20,37 12,15

Fizik 14 4 7 2,25 16 4,02 5,59 3,16

Kimya 13 7 3 6,25 48 3,64 5,30 2,69

Biyoloji 13 4 0 4,00 31 4,73 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 15 10 12,50 31 12,39 17,96 9,76

Toplam: 280 118 30 110,50 39 104,62 119,45 90,82

Matematik B BCC BaDBCBED De   C D A DBA  b   AE AE

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri Ac cd  cDbedEEbEEB CAACa  e  D E  E   B 

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER BERBER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 234,138 212,570 2 18 24 213 2077

SAY 222,875 258,370 10 74 98 449 4412

EA 267,465 242,340 4 52 61 277 2603

Katılımlar: 11 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,07 1,03 1,61

Edebiyat 18 11 7 9,25 51 3,32 2,51 3,35

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 1,48 1,00 1,14

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,86 0,69 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 18 17,50 44 6,73 5,22 7,15

Matematik-2 31 10 1 9,75 31 13,16 16,81 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,80 3,56 1,99

Matematik 40 10 1 9,75 24 14,95 20,37 12,15

Toplam: 280 93 37 83,75 30 104,62 119,45 90,82

Edebiyat-Sosyal-1 CEcdACDaBceAbAEeeDeADCBDbCdeBbdEdAECEeac

Cevap Anahtarı B CEECACDEBABACAECADBADCBDDCCBBDEEAAECECBD

Matematik   B BEB E     C   b    D   AD A         

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Edebî Sanatlar 0 1 0
Şiirde Ahenk 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 3 3 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Deneme 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 1 0 50
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YAĞCI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 170,095 212,570 11 82 116 684 6723

SAY 234,110 258,370 8 70 92 397 4001

EA 199,760 242,340 11 83 111 603 5920

Katılımlar: 11 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14

TYT Fen 20 9 8 7,00 35

Matematik-2 31 10 2 9,50 31 13,16 16,81 10,16

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 1,80 3,56 1,99

Matematik 40 10 3 9,25 23 14,95 20,37 12,15

Fizik 14 7 3 6,25 45 4,02 5,59 3,16

Kimya 13 2 7 0,25 2 3,64 5,30 2,69

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 4,73 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 13 16 9,00 23 12,39 17,96 9,76

Toplam: 280 78 50 65,50 23 104,62 119,45 90,82

Matematik B BC DBbD CBE   c      E       c        

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri AbC AE c dBA EDc aBd  dcd edba Ec c BDBe

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 1 0
Fermantasyon 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER DENİZ ÖNDER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,885 212,570 6 50 63 424 4165

SAY 315,107 258,370 5 52 58 224 1972

EA 247,583 242,340 8 66 77 371 3461

Katılımlar: 11 85 137 767 7795

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,61 79

TYT Sosyal 20 13 5 11,40 57

TYT Matematik 40 24 5 22,39 56

TYT Fen 20 9 5 8,05 40

Matematik-2 31 16 4 15,00 48 13,16 16,81 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,80 3,56 1,99

Matematik 40 16 4 15,00 38 14,95 20,37 12,15

Fizik 14 7 2 6,50 46 4,02 5,59 3,16

Kimya 13 6 4 5,00 38 3,64 5,30 2,69

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 4,73 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 22 9 19,75 49 12,39 17,96 9,76

Toplam: 280 116 33 108,20 39 104,62 119,45 90,82

Matematik  DB B BCE  DDaC   eC A Dcb ADCA         

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri aDe  B  EAD DAEBd  A DcdCcCeaBDBDc AEECE

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Titrasyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 230,275 212,570 4 22 28 229 2281

SAY 411,803 258,370 4 15 17 52 562

EA 313,420 242,340 4 20 22 93 1050

Katılımlar: 6 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 31 22 3 21,25 69 22,58 16,81 10,16

Geometri 9 7 2 6,50 72 7,08 3,56 1,99

Matematik 40 29 5 27,75 69 29,67 20,37 12,15

Fizik 14 11 2 10,50 75 11,00 5,59 3,16

Kimya 13 8 5 6,75 52 7,46 5,30 2,69

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 10,92 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 32 7 30,25 76 29,38 17,96 9,76

Toplam: 280 163 26 156,50 56 155,67 119,45 90,82

Matematik CDBCBEBeED cDBCB  DCeADDB  AD AEEBAEEDcc

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri cDCeEBAEEAD DAEBdCEdaDEBCbaDCBDBDBAAEECE

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 1 67
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK SARIÇİÇEK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 238,140 212,570 3 17 23 194 1890

SAY 423,488 258,370 3 10 12 39 430

EA 321,555 242,340 3 15 17 71 845

Katılımlar: 6 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 39 1 38,75 97

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 20 1 19,75 64 22,58 16,81 10,16

Geometri 9 8 0 8,00 89 7,08 3,56 1,99

Matematik 40 28 1 27,75 69 29,67 20,37 12,15

Fizik 14 11 3 10,25 73 11,00 5,59 3,16

Kimya 13 11 1 10,75 83 7,46 5,30 2,69

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 10,92 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 33 6 31,50 79 29,38 17,96 9,76

Toplam: 280 168 14 164,50 59 155,67 119,45 90,82

Matematik  DBCBEBCEDADDBCB B  c  DB  AD   EBAEEDEA

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri BaCBEBAEEADaDbEBACdADDE CACbCdDBDBAAEECE

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ÖKSÜZOĞLU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 245,245 212,570 2 15 19 171 1661

SAY 478,463 258,370 2 2 2 3 20

EA 356,005 242,340 2 3 3 23 226

Katılımlar: 6 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 39 1 38,75 97

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 31 29 2 28,50 92 22,58 16,81 10,16

Geometri 9 9 0 9,00 100 7,08 3,56 1,99

Matematik 40 38 2 37,50 94 29,67 20,37 12,15

Fizik 14 14 0 14,00 100 11,00 5,59 3,16

Kimya 13 12 1 11,75 90 7,46 5,30 2,69

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 10,92 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 39 1 38,75 97 29,38 17,96 9,76

Toplam: 280 190 10 187,50 67 155,67 119,45 90,82

Matematik BEBCCDBCDBCBEDADbADDCBDaACDBACDEEDEAEBAE

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri ADCDAEBBDCBAEEDEEBBaAACEADCBDDAEECECBDBA

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DEMİREL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 205,943 212,570 5 47 60 387 3829

SAY 357,985 258,370 5 32 37 148 1313

EA 277,813 242,340 5 45 51 233 2198

Katılımlar: 6 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 8 22,00 55

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60

TYT Fen 20 17 1 16,75 84

Matematik-2 31 20 3 19,25 62 22,58 16,81 10,16

Geometri 9 5 1 4,75 53 7,08 3,56 1,99

Matematik 40 25 4 24,00 60 29,67 20,37 12,15

Fizik 14 10 3 9,25 66 11,00 5,59 3,16

Kimya 13 6 1 5,75 44 7,46 5,30 2,69

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 10,92 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 26 7 24,25 61 29,38 17,96 9,76

Toplam: 280 132 26 125,50 45 155,67 119,45 90,82

Matematik B B CD  DBCBEDADcbDD BDEb DBA   EeEA BA 

Cevap Anahtarı A BEBCCDBCDBCBEDADDADDCBDEACDBACDEEDEAEBAE

Fen Bilimleri ADCDAEcBcdBAE D  BcCAA   D BDDAEECECdbdA

Cevap Anahtarı A ADCDAEBBDCBAEEDEEBBCAACEADCBDDAEECECBDBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Popülasyon Dağılımı 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH DOĞANAY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 196,725 212,570 6 75 89 467 4421

SAY 320,383 258,370 6 47 53 212 1899

EA 263,430 242,340 6 56 66 296 2768

Katılımlar: 6 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

TYT Matematik 40 29 11 26,25 66

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 -0,04 1,03 1,61

Edebiyat 18 5 13 1,75 10 0,29 2,51 3,35

Tarih-1 10 0 10 -2,50 -25 -0,42 1,00 1,14

Coğrafya-1 6 0 6 -1,50 -25 -0,25 0,69 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 34 -2,50 -6 -0,42 5,22 7,15

Matematik-2 31 19 8 17,00 55 22,58 16,81 10,16

Geometri 9 6 3 5,25 58 7,08 3,56 1,99

Matematik 40 25 11 22,25 56 29,67 20,37 12,15

Fizik 14 10 4 9,00 64 11,00 5,59 3,16

Kimya 13 1 12 -2,00 -15 7,46 5,30 2,69

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 10,92 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 19 21 13,75 34 29,38 17,96 9,76

Toplam: 280 135 101 109,75 39 155,67 119,45 90,82

Edebiyat-Sosyal-1 CadabeDcecaebdbeADcAebcDbeadcbdaceadbecb

Cevap Anahtarı B CEECACDEBABACAECADBADCBDDCCBBDEEAAECECBD

Matematik CDBC dBCaDAe BCBaBDaDAead  ADCAEdeAbEDEA

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri BcCBEBAdEAbCeAcadadbeadaebCbdBDBDaAedECE

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Edebî Sanatlar 0 1 0
Şiirde Ahenk 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 2 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 2 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 3 2 1 67
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Deneme 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 1 67
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG KAFA DENGİ YKS 2. OTURUM - AYT 06
(KH00-SS.02DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL İŞÇİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 248,195 212,570 1 13 17 158 1576

SAY 482,608 258,370 1 1 1 2 14

EA 362,530 242,340 1 2 2 21 183

Katılımlar: 6 85 137 767 7795

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 39 1 38,75 97

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 31 30 1 29,75 96 22,58 16,81 10,16

Geometri 9 9 0 9,00 100 7,08 3,56 1,99

Matematik 40 39 1 38,75 97 29,67 20,37 12,15

Fizik 14 13 0 13,00 93 11,00 5,59 3,16

Kimya 13 12 1 11,75 90 7,46 5,30 2,69

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 10,92 7,07 3,92

Fen Bilimleri 40 38 1 37,75 94 29,38 17,96 9,76

Toplam: 280 192 7 190,25 68 155,67 119,45 90,82

Matematik CDBCBEBCEDADDBCBEBDCeADDBCDADCAEEBAEEDEA

Cevap Anahtarı B CDBCBEBCEDADDBCBEBDCDADDBCDADCAEEBAEEDEA

Fen Bilimleri BDCBEBAEEAD DAEBACEADDEBCAdDCBDBDBAAEECE

Cevap Anahtarı B BDCBEBAEEADCDAEBACEADDEBCACDCBDBDBAAEECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 2 2 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İş ve Enerji Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Lewis Formülleri 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Titrasyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Beyin 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fermantasyon 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Popülasyon Dağılımı 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 1 0 100
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