
SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ÇINAR KIRAN 0 7-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 434,322 321,780 2 29 32 35 276

Katılımlar: 2 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 16,67 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,34 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,00 8,60 5,88

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,00 7,24 3,33

Matematik 20 17 1 16,67 83 17,00 12,79 5,73

Fen 20 19 1 18,67 93 19,34 16,25 9,19

Toplam: 90 72 16 66,67 74 74,34 67,68 38,45

Sözel (TÜR) CADBbCDBBDBCdDBCCaaC

Cevap Anh. A CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Sözel (SOS) DaCACBCacA

Cevap Anh. A DBCACBCCAA

Sözel (DİN) AdcbbADDDC

Cevap Anh. A ABACCADDDC

Sözel (İNG) AaAbcBDDBC

Cevap Anh. A ACAABBDDBC

Sayısal (MAT) DB ABACDAD DAACACBdB

Cevap Anh. A DBCABACDADDDAACACBAB

Sayısal (FEN) CBBCADDABCAADBCBCADd

Cevap Anh. A CBBCADDABCAADBCBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRİNAZ SELÇUK 0 7-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 475,580 321,780 1 8 8 8 63

Katılımlar: 2 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 16,67 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,34 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,00 8,60 5,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,00 7,24 3,33

Matematik 20 18 2 17,33 87 17,00 12,79 5,73

Fen 20 20 0 20,00 100 19,34 16,25 9,19

Toplam: 90 84 6 82,00 91 74,34 67,68 38,45

Sözel (TÜR) CADBDCDBBDBCdDBCCCBC

Cevap Anh. A CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Sözel (SOS) DBCACBCCcA

Cevap Anh. A DBCACBCCAA

Sözel (DİN) ABcCCADcDC

Cevap Anh. A ABACCADDDC

Sözel (İNG) ACAABBDDBC

Cevap Anh. A ACAABBDDBC

Sayısal (MAT) DBCABACDADDDbACACaAB

Cevap Anh. A DBCABACDADDDAACACBAB

Sayısal (FEN) CBBCADDABCAADBCBCADC

Cevap Anh. A CBBCADDABCAADBCBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECESU DAĞLAR 764 7-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 436,366 321,780 1 28 31 34 264

Katılımlar: 1 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,67 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,67 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 8,60 5,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,67 7,24 3,33

Matematik 20 16 4 14,67 73 14,67 12,79 5,73

Fen 20 18 2 17,33 87 17,33 16,25 9,19

Toplam: 90 77 13 72,67 81 72,67 67,68 38,45

Sözel (TÜR) CbDBDCDBcDBCCDBCCadC

Cevap Anh. A CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Sözel (SOS) DcCACBCCAA

Cevap Anh. A DBCACBCCAA

Sözel (DİN) AcACCADDDC

Cevap Anh. A ABACCADDDC

Sözel (İNG) ACAABcDDBC

Cevap Anh. A ACAABBDDBC

Sayısal (MAT) bBdABACDADDDbACACaAB

Cevap Anh. A DBCABACDADDDAACACBAB

Sayısal (FEN) dBBCADDbBCAADBCBCADC

Cevap Anh. A CBBCADDABCAADBCBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN ÇELEBİ 0 7-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 344,708 321,780 1 53 73 79 833

Katılımlar: 1 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 8,33 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,00 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,33 8,60 5,88

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,00 7,24 3,33

Matematik 20 13 3 12,00 60 12,00 12,79 5,73

Fen 20 11 7 8,67 43 8,67 16,25 9,19

Toplam: 90 54 29 44,33 49 44,33 67,68 38,45

Sözel (TÜR) dDBaaBdB AbdaCCdDDCD

Cevap Anh. B BDBBCBCBDACBCCCCDDCD

Sözel (SOS) dbBcCAACBC

Cevap Anh. B ACBDCAACBC

Sözel (DİN) CAcAcDCCAD

Cevap Anh. B CABADDCCAD

Sözel (İNG) bACbcBddBc

Cevap Anh. B AACADBCBBD

Sayısal (MAT) D  DaABAdB CA BACDAd

Cevap Anh. B DDADBABACBDCACBACDAA

Sayısal (FEN) ACaAdDCaB  CBaAabbDB

Cevap Anh. B ACBAADCCBBCCBCADDADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 1 1 25
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE DİNÇER 1109 7-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 465,137 321,780 1 12 13 13 102

Katılımlar: 2 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,00 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 9,34 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 10,00 8,60 5,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,34 7,24 3,33

Matematik 20 19 0 19,00 95 18,84 12,79 5,73

Fen 20 18 2 17,33 87 18,00 16,25 9,19

Toplam: 90 83 6 81,00 90 79,50 67,68 38,45

Sözel (TÜR) dDBBCBCBDAbdCCCCDDCD

Cevap Anh. B BDBBCBCBDACBCCCCDDCD

Sözel (SOS) ACBDCcACBC

Cevap Anh. B ACBDCAACBC

Sözel (DİN) CABADDCCAD

Cevap Anh. B CABADDCCAD

Sözel (İNG) AACADBCBBD

Cevap Anh. B AACADBCBBD

Sayısal (MAT) DDADBABACB CACBACDAA

Cevap Anh. B DDADBABACBDCACBACDAA

Sayısal (FEN) ACBbADCCBBCCBCADDADa

Cevap Anh. B ACBAADCCBBCCBCADDADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA TUNCER 0 7-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 452,036 321,780 2 21 23 25 172

Katılımlar: 2 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,00 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,34 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 10,00 8,60 5,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,34 7,24 3,33

Matematik 20 19 1 18,67 93 18,84 12,79 5,73

Fen 20 19 1 18,67 93 18,00 16,25 9,19

Toplam: 90 81 9 78,00 87 79,50 67,68 38,45

Sözel (TÜR) BDdBCdbBbbCBCCCdDDCD

Cevap Anh. B BDBBCBCBDACBCCCCDDCD

Sözel (SOS) ACBDCAACBC

Cevap Anh. B ACBDCAACBC

Sözel (DİN) CABADDCCAD

Cevap Anh. B CABADDCCAD

Sözel (İNG) AACADBCBaD

Cevap Anh. B AACADBCBBD

Sayısal (MAT) DDADBABACBDCcCBACDAA

Cevap Anh. B DDADBABACBDCACBACDAA

Sayısal (FEN) ACBAADCCBBCCaCADDADB

Cevap Anh. B ACBAADCCBBCCBCADDADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EMRE ALAN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 482,343 321,780 4 5 5 5 35

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,22 12,79 5,73

Fen 20 19 1 18,67 93 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 86 3 85,00 94 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) BDBBCBCBDA dCCCCDDCD

Cevap Anh. B BDBBCBCBDACBCCCCDDCD

Sözel (SOS) ACBDCAACBC

Cevap Anh. B ACBDCAACBC

Sözel (DİN) CABADDCCAD

Cevap Anh. B CABADDCCAD

Sözel (İNG) AACADBaBBD

Cevap Anh. B AACADBCBBD

Sayısal (MAT) DDADBABACBDCACBACDAA

Cevap Anh. B DDADBABACBDCACBACDAA

Sayısal (FEN) ACBAADCCBBCCBCADDbDB

Cevap Anh. B ACBAADCCBBCCBCADDADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ÖMERHOCA 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 449,610 321,780 20 24 26 28 186

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 15 4 13,67 68 12,22 12,79 5,73

Fen 20 19 1 18,67 93 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 80 8 77,33 86 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) CA aDCDBBDBCdDBCCCBC

Cevap Anh. A CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Sözel (SOS) DBCACBCCAA

Cevap Anh. A DBCACBCCAA

Sözel (DİN) ABACCADDDC

Cevap Anh. A ABACCADDDC

Sözel (İNG) ACbABBDDBC

Cevap Anh. A ACAABBDDBC

Sayısal (MAT) DdCABACDADDDAAdAC dd

Cevap Anh. A DBCABACDADDDAACACBAB

Sayısal (FEN) CBBCAcDABCAADBCBCADC

Cevap Anh. A CBBCADDABCAADBCBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBÜKE ADA ÖZBEK 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 397,049 321,780 38 44 53 57 503

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 3 7 0,67 7 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 16 1 15,67 78 12,22 12,79 5,73

Fen 20 14 6 12,00 60 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 63 24 55,00 61 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) BDBBCBCaDACBbCCdbDCD

Cevap Anh. B BDBBCBCBDACBCCCCDDCD

Sözel (SOS) AbcDCAdCBC

Cevap Anh. B ACBDCAACBC

Sözel (DİN) aABAaDCbAD

Cevap Anh. B CABADDCCAD

Sözel (İNG) bAadbdCcaD

Cevap Anh. B AACADBCBBD

Sayısal (MAT) DDADBABA BDCACBb D A

Cevap Anh. B DDADBABACBDCACBACDAA

Sayısal (FEN) ACBbADCCcBdaBCADDdcB

Cevap Anh. B ACBAADCCBBCCBCADDADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 1 2 33
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 2 2 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYKUT KUTLU 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 423,805 321,780 29 35 41 45 350

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 15 4 13,67 68 12,22 12,79 5,73

Fen 20 19 1 18,67 93 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 74 15 69,00 77 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) BDBBCBCaDAbBdbCdbDCD

Cevap Anh. B BDBBCBCBDACBCCCCDDCD

Sözel (SOS) ACcDCdACBC

Cevap Anh. B ACBDCAACBC

Sözel (DİN) CcBADDCCAD

Cevap Anh. B CABADDCCAD

Sözel (İNG) AACADBCBBa

Cevap Anh. B AACADBCBBD

Sayısal (MAT) DDADBddAC DCbCBdCDAA

Cevap Anh. B DDADBABACBDCACBACDAA

Sayısal (FEN) ACBAADCCBBCCBCADDcDB

Cevap Anh. B ACBAADCCBBCCBCADDADB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA ÇİMEN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 426,060 321,780 27 33 38 41 338

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 11 2 10,33 52 12,22 12,79 5,73

Fen 20 18 2 17,33 87 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 74 9 71,00 79 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) CADBDCDBaDdCCDBCCaBC

Cevap Anh. A CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Sözel (SOS) DaCACBCdAA

Cevap Anh. A DBCACBCCAA

Sözel (DİN) ABACCADDDC

Cevap Anh. A ABACCADDDC

Sözel (İNG) ACAABBDDBC

Cevap Anh. A ACAABBDDBC

Sayısal (MAT)  B ABA   DDDAAC d Ac

Cevap Anh. A DBCABACDADDDAACACBAB

Sayısal (FEN) CBdCADDABCAADBCdCADC

Cevap Anh. A CBBCADDABCAADBCBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARBAROS ÖZALP 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 387,493 321,780 40 46 58 62 566

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 9 5 7,33 37 12,22 12,79 5,73

Fen 20 17 1 16,67 83 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 64 16 58,67 65 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) Cd BDCDBBDBCbbd CCBC

Cevap Anh. A CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Sözel (SOS) DBbACBCCcA

Cevap Anh. A DBCACBCCAA

Sözel (DİN) ABACCADcDC

Cevap Anh. A ABACCADDDC

Sözel (İNG) dCAABaaDBC

Cevap Anh. A ACAABBDDBC

Sayısal (MAT)  a bBACD D DAbdAC  c

Cevap Anh. A DBCABACDADDDAACACBAB

Sayısal (FEN) C BCADDABCAADd BCADC

Cevap Anh. A CBBCADDABCAADBCBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 0 75
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY GÖKÇETİN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 450,331 321,780 18 22 24 26 180

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 14 0 14,00 70 12,22 12,79 5,73

Fen 20 20 0 20,00 100 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 78 6 76,00 84 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) BDBBCBCaDAbBCCCdDDCD

Cevap Anh. B BDBBCBCBDACBCCCCDDCD

Sözel (SOS) ACcDCAACBC

Cevap Anh. B ACBDCAACBC

Sözel (DİN) CABAbDCCAD

Cevap Anh. B CABADDCCAD

Sözel (İNG) bACADBCBBD

Cevap Anh. B AACADBCBBD

Sayısal (MAT) DD DB BA B C CBA DAA

Cevap Anh. B DDADBABACBDCACBACDAA

Sayısal (FEN) ACBAADCCBBCCBCADDADB

Cevap Anh. B ACBAADCCBBCCBCADDADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK MERİÇ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 352,938 321,780 46 52 72 77 785

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 7 3 6,00 30 12,22 12,79 5,73

Fen 20 14 6 12,00 60 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 58 22 50,67 56 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) acDBDaDBaDBCbDBCCCda

Cevap Anh. A CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Sözel (SOS) caCACBCCbd

Cevap Anh. A DBCACBCCAA

Sözel (DİN) ABACbADcDC

Cevap Anh. A ABACCADDDC

Sözel (İNG) ACAABBDDBC

Cevap Anh. A ACAABBDDBC

Sayısal (MAT) D  ABb D c DAA c    

Cevap Anh. A DBCABACDADDDAACACBAB

Sayısal (FEN) CcaCADbbaCAADBCdCADC

Cevap Anh. A CBBCADDABCAADBCBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 1 3 25
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANER POLATCAN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 478,972 321,780 5 6 6 6 44

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,22 12,79 5,73

Fen 20 18 2 17,33 87 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 85 5 83,33 93 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) BDdBCBCBDACBCCCCDDCD

Cevap Anh. B BDBBCBCBDACBCCCCDDCD

Sözel (SOS) ACBDCcACBC

Cevap Anh. B ACBDCAACBC

Sözel (DİN) CABADDCCAD

Cevap Anh. B CABADDCCAD

Sözel (İNG) AACAbBCBBD

Cevap Anh. B AACADBCBBD

Sayısal (MAT) DDADBABACBDCACBACDAA

Cevap Anh. B DDADBABACBDCACBACDAA

Sayısal (FEN) ACBbADCCBBCCdCADDADB

Cevap Anh. B ACBAADCCBBCCBCADDADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR GÜNER 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 449,972 321,780 19 23 25 27 184

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 15 5 13,33 67 12,22 12,79 5,73

Fen 20 18 2 17,33 87 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 78 12 74,00 82 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Cevap Anh. A CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Sözel (SOS) cBCACBdCcA

Cevap Anh. A DBCACBCCAA

Sözel (DİN) ABACCADDDC

Cevap Anh. A ABACCADDDC

Sözel (İNG) cCAdBBDDBC

Cevap Anh. A ACAABBDDBC

Sayısal (MAT) DBbABAaDADDbAACbCBcB

Cevap Anh. A DBCABACDADDDAACACBAB

Sayısal (FEN) CBBCADbABCAADBCdCADC

Cevap Anh. A CBBCADDABCAADBCBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ÖZMEN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 291,977 321,780 50 57 85 96 1252

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 6 3 5,00 50 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 5 12 1,00 5 12,22 12,79 5,73

Fen 20 11 8 8,33 42 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 45 38 32,33 36 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) BDBBddad bCa CaCaDCD

Cevap Anh. B BDBBCBCBDACBCCCCDDCD

Sözel (SOS) ACBcdAddBC

Cevap Anh. B ACBDCAACBC

Sözel (DİN) CABdcbCCAD

Cevap Anh. B CABADDCCAD

Sözel (İNG) AACAb acBD

Cevap Anh. B AACADBCBBD

Sayısal (MAT) bDbDacB  Bc ddaAbbcb

Cevap Anh. B DDADBABACBDCACBACDAA

Sayısal (FEN) ACBbAbCC BdddCdDbAcB

Cevap Anh. B ACBAADCCBBCCBCADDADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 2 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA UYGAÇ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 427,722 321,780 26 32 36 39 321

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 15 5 13,33 67 12,22 12,79 5,73

Fen 20 18 2 17,33 87 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 73 17 67,33 75 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) CADBDCbBBDdCdDBCCCBC

Cevap Anh. A CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Sözel (SOS) cBbACBCCAA

Cevap Anh. A DBCACBCCAA

Sözel (DİN) ABcCCAcDDC

Cevap Anh. A ABACCADDDC

Sözel (İNG) ACAbcaDDBC

Cevap Anh. A ACAABBDDBC

Sayısal (MAT) DBabBACDADbbAACbCBAB

Cevap Anh. A DBCABACDADDDAACACBAB

Sayısal (FEN) dBBCADDABCAADBCdCADC

Cevap Anh. A CBBCADDABCAADBCBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK EGE ACAR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 438,538 321,780 22 26 28 30 245

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 16 2 15,33 77 12,22 12,79 5,73

Fen 20 16 4 14,67 73 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 78 10 74,67 83 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) CbDBDCDBaDBCdDBCCCBC

Cevap Anh. A CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Sözel (SOS) DBCACBCCcA

Cevap Anh. A DBCACBCCAA

Sözel (DİN) ABACCADDDC

Cevap Anh. A ABACCADDDC

Sözel (İNG) ACAABBDDBC

Cevap Anh. A ACAABBDDBC

Sayısal (MAT)   CABACDbDDDbACACBAB

Cevap Anh. A DBCABACDADDDAACACBAB

Sayısal (FEN) dBdCADDbBCAcDBCBCADC

Cevap Anh. A CBBCADDABCAADBCBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 2 2 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ESEN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 473,393 321,780 7 9 9 9 72

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 18 1 17,67 88 12,22 12,79 5,73

Fen 20 19 0 19,00 95 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 83 5 81,33 90 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) CADBDCDBBDBCdDBCCCBC

Cevap Anh. A CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Sözel (SOS) DBaACBCCAA

Cevap Anh. A DBCACBCCAA

Sözel (DİN) ABbCCADDDC

Cevap Anh. A ABACCADDDC

Sözel (İNG) ACAABdDDBC

Cevap Anh. A ACAABBDDBC

Sayısal (MAT)  BaABACDADDDAACACBAB

Cevap Anh. A DBCABACDADDDAACACBAB

Sayısal (FEN) CBBCADDABCA DBCBCADC

Cevap Anh. A CBBCADDABCAADBCBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA BEREN YILDIZ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 471,578 321,780 8 10 11 11 78

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 0 19,00 95 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 16 2 15,33 77 12,22 12,79 5,73

Fen 20 20 0 20,00 100 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 83 4 81,67 91 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) BDBBCBCB ACBCCCCDDCD

Cevap Anh. B BDBBCBCBDACBCCCCDDCD

Sözel (SOS) AaBDCAACBC

Cevap Anh. B ACBDCAACBC

Sözel (DİN) CABADDCCAD

Cevap Anh. B CABADDCCAD

Sözel (İNG) dACADBCBBD

Cevap Anh. B AACADBCBBD

Sayısal (MAT) DDADBcBAa D ACBACDAA

Cevap Anh. B DDADBABACBDCACBACDAA

Sayısal (FEN) ACBAADCCBBCCBCADDADB

Cevap Anh. B ACBAADCCBBCCBCADDADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NUR DEMİR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 456,601 321,780 15 18 20 21 144

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 17 2 16,33 82 12,22 12,79 5,73

Fen 20 16 4 14,67 73 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 82 7 79,67 89 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) CAcBDCDBBDBCCDBCCCBC

Cevap Anh. A CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Sözel (SOS) DBCACBCCAA

Cevap Anh. A DBCACBCCAA

Sözel (DİN) ABACCADDDC

Cevap Anh. A ABACCADDDC

Sözel (İNG) ACAABBDDBC

Cevap Anh. A ACAABBDDBC

Sayısal (MAT) aB ABACDADDDAdCACBAB

Cevap Anh. A DBCABACDADDDAACACBAB

Sayısal (FEN) CBBCADbbBCAADaCdCADC

Cevap Anh. A CBBCADDABCAADBCBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ZEREN BOLACA 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 423,081 321,780 30 36 42 46 355

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 13 4 11,67 58 12,22 12,79 5,73

Fen 20 19 1 18,67 93 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 71 16 65,67 73 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) CbDaDCDBaDBCCDBCCCBC

Cevap Anh. A CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Sözel (SOS) DaCACBCCdA

Cevap Anh. A DBCACBCCAA

Sözel (DİN) AcAbCADaDb

Cevap Anh. A ABACCADDDC

Sözel (İNG) ACAbBcDDBC

Cevap Anh. A ACAABBDDBC

Sayısal (MAT) aBdABA D DDDAACbCB c

Cevap Anh. A DBCABACDADDDAACACBAB

Sayısal (FEN) CBBCADDABCAADBCdCADC

Cevap Anh. A CBBCADDABCAADBCBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 3 1 2 33
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENDAZEYNEP ŞEN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 364,002 321,780 44 50 69 74 709

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 3 12,00 60 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 6 2 5,33 53 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 8 5 6,33 32 12,22 12,79 5,73

Fen 20 15 3 14,00 70 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 57 18 51,00 57 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) BDBBad   cCB CCCDDCD

Cevap Anh. B BDBBCBCBDACBCCCCDDCD

Sözel (SOS) A BDCb CBd

Cevap Anh. B ACBDCAACBC

Sözel (DİN) CAcADDCCAD

Cevap Anh. B CABADDCCAD

Sözel (İNG) AAabDBCBcc

Cevap Anh. B AACADBCBBD

Sayısal (MAT)  bbD  BA d C CBA Dcb

Cevap Anh. B DDADBABACBDCACBACDAA

Sayısal (FEN) ACBAbDCC B dBCAcDADB

Cevap Anh. B ACBAADCCBBCCBCADDADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 2 0 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ERCİYEŞ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 459,657 321,780 12 15 16 16 130

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 9 0 9,00 90 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 17 3 16,00 80 12,22 12,79 5,73

Fen 20 20 0 20,00 100 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 81 8 78,33 87 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) BDBBCdCBDdCBCCCaDDCD

Cevap Anh. B BDBBCBCBDACBCCCCDDCD

Sözel (SOS) AaBDCcACBC

Cevap Anh. B ACBDCAACBC

Sözel (DİN) CABADDCCAD

Cevap Anh. B CABADDCCAD

Sözel (İNG) AACA BCBBD

Cevap Anh. B AACADBCBBD

Sayısal (MAT) DDbDBABAaBDaACBACDAA

Cevap Anh. B DDADBABACBDCACBACDAA

Sayısal (FEN) ACBAADCCBBCCBCADDADB

Cevap Anh. B ACBAADCCBBCCBCADDADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN YAPRAKGÜL 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 476,181 321,780 6 7 7 7 58

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,22 12,79 5,73

Fen 20 20 0 20,00 100 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 84 6 82,00 91 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) BDBBCBCBDbCBCbCCDDCD

Cevap Anh. B BDBBCBCBDACBCCCCDDCD

Sözel (SOS) ACBDCAACBC

Cevap Anh. B ACBDCAACBC

Sözel (DİN) CABAbDCCAD

Cevap Anh. B CABADDCCAD

Sözel (İNG) AACAbBaBBD

Cevap Anh. B AACADBCBBD

Sayısal (MAT) DDADBABAbBDCACBACDAA

Cevap Anh. B DDADBABACBDCACBACDAA

Sayısal (FEN) ACBAADCCBBCCBCADDADB

Cevap Anh. B ACBAADCCBBCCBCADDADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA HÜSREVOĞLU 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 330,297 321,780 48 55 77 83 948

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 3 7 0,67 7 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 8 9 5,00 25 12,22 12,79 5,73

Fen 20 14 6 12,00 60 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 53 34 41,67 46 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) CbDBDCDdcDdaCacaCaBC

Cevap Anh. A CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Sözel (SOS) DBadCBdCAA

Cevap Anh. A DBCACBCCAA

Sözel (DİN) ABACCADDDC

Cevap Anh. A ABACCADDDC

Sözel (İNG) daAcBcDcab

Cevap Anh. A ACAABBDDBC

Sayısal (MAT) bdCABACDcb b dC baAc

Cevap Anh. A DBCABACDADDDAACACBAB

Sayısal (FEN) CBdacDbcBCAADaCBCADC

Cevap Anh. A CBBCADDABCAADBCBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 4 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN TUNÇ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 404,179 321,780 35 41 48 52 466

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 11 6 9,00 45 12,22 12,79 5,73

Fen 20 14 6 12,00 60 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 71 16 65,67 73 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) BDaBCBCBDbCBCCCCDDCD

Cevap Anh. B BDBBCBCBDACBCCCCDDCD

Sözel (SOS) ACBDCcACBd

Cevap Anh. B ACBDCAACBC

Sözel (DİN) CABADDCCAD

Cevap Anh. B CABADDCCAD

Sözel (İNG) AACADBCBBD

Cevap Anh. B AACADBCBBD

Sayısal (MAT) DcbD bcAC  CAaBACaAA

Cevap Anh. B DDADBABACBDCACBACDAA

Sayısal (FEN) ACBbADCCaBCCdCccbADB

Cevap Anh. B ACBAADCCBBCCBCADDADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ÇAĞLAR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 400,603 321,780 37 43 52 56 487

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 10 6 8,00 40 12,22 12,79 5,73

Fen 20 17 3 16,00 80 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 68 16 62,67 70 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) BDBBCBC DdbBCCCCbDCD

Cevap Anh. B BDBBCBCBDACBCCCCDDCD

Sözel (SOS) Aa DCcACBC

Cevap Anh. B ACBDCAACBC

Sözel (DİN) CABADDCCAD

Cevap Anh. B CABADDCCAD

Sözel (İNG) dACADBCdBD

Cevap Anh. B AACADBCBBD

Sayısal (MAT) Dc D c A dcbACBACDAd

Cevap Anh. B DDADBABACBDCACBACDAA

Sayısal (FEN) ACBcADCCBBCbBCADDAaB

Cevap Anh. B ACBAADCCBBCCBCADDADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ÖZER 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 396,524 321,780 39 45 54 58 506

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 14 2 13,33 67 12,22 12,79 5,73

Fen 20 14 6 12,00 60 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 69 15 64,00 71 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) dDBBad BDAbcCCC DDCD

Cevap Anh. B BDBBCBCBDACBCCCCDDCD

Sözel (SOS) ACBDCAbdBC

Cevap Anh. B ACBDCAACBC

Sözel (DİN) CABADDCCAD

Cevap Anh. B CABADDCCAD

Sözel (İNG) AACADBCBBD

Cevap Anh. B AACADBCBBD

Sayısal (MAT) DcAD ABACd C CBA DAA

Cevap Anh. B DDADBABACBDCACBACDAA

Sayısal (FEN) ACBAADCCBBCaaCAcbAcd

Cevap Anh. B ACBAADCCBBCCBCADDADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KER EM BAĞCI 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 228,578 321,780 51 58 93 108 1746

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 6 14 1,33 7 12,22 12,79 5,73

Fen 20 10 10 6,67 33 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 30 60 10,00 11 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) bAacabDdcacCdacadadC

Cevap Anh. A CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Sözel (SOS) DaCdCcaabd

Cevap Anh. A DBCACBCCAA

Sözel (DİN) AcbCbADaDb

Cevap Anh. A ABACCADDDC

Sözel (İNG) dacbBcabdC

Cevap Anh. A ACAABBDDBC

Sayısal (MAT) cadcBbCDADabAbdcacba

Cevap Anh. A DBCABACDADDDAACACBAB

Sayısal (FEN) bdaCdDDcabAdcBaBCADC

Cevap Anh. A CBBCADDABCAADBCBCADC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 1 5 17

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 0 4 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KERİM TOPSAKAL 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 424,012 321,780 28 34 40 44 349

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 15 3 14,00 70 12,22 12,79 5,73

Fen 20 17 3 16,00 80 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 72 16 66,67 74 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) CbDBDCDBaDBCCDBCCCdC

Cevap Anh. A CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Sözel (SOS) DBbACBCCcA

Cevap Anh. A DBCACBCCAA

Sözel (DİN) AccaCADcDC

Cevap Anh. A ABACCADDDC

Sözel (İNG) ACAABBcDBC

Cevap Anh. A ACAABBDDBC

Sayısal (MAT) DBaABA DADDDb bACBAB

Cevap Anh. A DBCABACDADDDAACACBAB

Sayısal (FEN) CBBCbDDABCAcDBCaCADC

Cevap Anh. A CBBCADDABCAADBCBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 3 1 2 33
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUTAY KEÇİCİ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 355,899 321,780 45 51 70 75 762

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 9 11 5,33 27 12,22 12,79 5,73

Fen 20 14 6 12,00 60 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 61 29 51,33 57 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) CdbBDCDBaDBCCDcaCCdC

Cevap Anh. A CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Sözel (SOS) aabACBCCAd

Cevap Anh. A DBCACBCCAA

Sözel (DİN) ABddCADDDC

Cevap Anh. A ABACCADDDC

Sözel (İNG) ACAABBDDBC

Cevap Anh. A ACAABBDDBC

Sayısal (MAT) adabBAaDbbcbAACACBdc

Cevap Anh. A DBCABACDADDDAACACBAB

Sayısal (FEN) CBBCAcDABCAccBdBCbcC

Cevap Anh. A CBBCADDABCAADBCBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LİVA BIYIKLI 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 457,051 321,780 13 16 18 19 142

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 16 1 15,67 78 12,22 12,79 5,73

Fen 20 17 3 16,00 80 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 81 6 79,00 88 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) CADBDCDBBDBCCDBCCdBC

Cevap Anh. A CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Sözel (SOS) DBCACBCCcA

Cevap Anh. A DBCACBCCAA

Sözel (DİN) ABACCADDDC

Cevap Anh. A ABACCADDDC

Sözel (İNG) ACAABBDDBC

Cevap Anh. A ACAABBDDBC

Sayısal (MAT)  Ba BACDADDDAACACB B

Cevap Anh. A DBCABACDADDDAACACBAB

Sayısal (FEN) CBBCAaDABCbADBCaCADC

Cevap Anh. A CBBCADDABCAADBCBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ERDOĞ M* 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 490,076 321,780 3 4 4 4 13

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 18 1 17,67 88 12,22 12,79 5,73

Fen 20 20 0 20,00 100 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 88 1 87,67 97 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Cevap Anh. A CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Sözel (SOS) DBCACBCCAA

Cevap Anh. A DBCACBCCAA

Sözel (DİN) ABACCADDDC

Cevap Anh. A ABACCADDDC

Sözel (İNG) ACAABBDDBC

Cevap Anh. A ACAABBDDBC

Sayısal (MAT)  BCABACDADDDcACACBAB

Cevap Anh. A DBCABACDADDDAACACBAB

Sayısal (FEN) CBBCADDABCAADBCBCADC

Cevap Anh. A CBBCADDABCAADBCBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BAĞCI 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 462,798 321,780 10 13 14 14 114

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 17 3 16,00 80 12,22 12,79 5,73

Fen 20 19 1 18,67 93 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 82 7 79,67 89 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) CADBDCDBBDBCCDBCC Bb

Cevap Anh. A CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Sözel (SOS) DBCACBCCAA

Cevap Anh. A DBCACBCCAA

Sözel (DİN) AcACCADDDC

Cevap Anh. A ABACCADDDC

Sözel (İNG) ACAABBcDBC

Cevap Anh. A ACAABBDDBC

Sayısal (MAT) DBCABACDADDDAACbdaAB

Cevap Anh. A DBCABACDADDDAACACBAB

Sayısal (FEN) CBBCADDbBCAADBCBCADC

Cevap Anh. A CBBCADDABCAADBCBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ANIL ÖREN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 497,784 321,780 1 1 1 1 2

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,22 12,79 5,73

Fen 20 20 0 20,00 100 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 89 1 88,67 99 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Cevap Anh. A CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Sözel (SOS) DBCACBCCcA

Cevap Anh. A DBCACBCCAA

Sözel (DİN) ABACCADDDC

Cevap Anh. A ABACCADDDC

Sözel (İNG) ACAABBDDBC

Cevap Anh. A ACAABBDDBC

Sayısal (MAT) DBCABACDADDDAACACBAB

Cevap Anh. A DBCABACDADDDAACACBAB

Sayısal (FEN) CBBCADDABCAADBCBCADC

Cevap Anh. A CBBCADDABCAADBCBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
Mİ * ZALOĞLU 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 454,040 321,780 17 20 22 24 160

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 2 15,33 77 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 17 3 16,00 80 12,22 12,79 5,73

Fen 20 20 0 20,00 100 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 79 9 76,00 84 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) BDBBCBbB dCBCCC DDCD

Cevap Anh. B BDBBCBCBDACBCCCCDDCD

Sözel (SOS) caBDCcACBC

Cevap Anh. B ACBDCAACBC

Sözel (DİN) CABADDCCAD

Cevap Anh. B CABADDCCAD

Sözel (İNG) dACADBCBBD

Cevap Anh. B AACADBCBBD

Sayısal (MAT) DDADaABACBcCbCBACDAA

Cevap Anh. B DDADBABACBDCACBACDAA

Sayısal (FEN) ACBAADCCBBCCBCADDADB

Cevap Anh. B ACBAADCCBBCCBCADDADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİNANUR DARÇIN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 436,551 321,780 23 27 30 32 262

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 14 2 13,33 67 12,22 12,79 5,73

Fen 20 17 3 16,00 80 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 74 12 70,00 78 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) CADaDCDBBDBCCDBCCCBC

Cevap Anh. A CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Sözel (SOS) DBCACBCCcA

Cevap Anh. A DBCACBCCAA

Sözel (DİN) ABACCADcDC

Cevap Anh. A ABACCADDDC

Sözel (İNG) ACAbcdDbBC

Cevap Anh. A ACAABBDDBC

Sayısal (MAT)  B ABACD DD AACACaAc

Cevap Anh. A DBCABACDADDDAACACBAB

Sayısal (FEN) CBBCADDbBCdADBCdCADC

Cevap Anh. A CBBCADDABCAADBCBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA PAK 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 319,392 321,780 49 56 80 87 1043

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 3 4 1,67 17 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 3 7 0,67 3 12,22 12,79 5,73

Fen 20 16 3 15,00 75 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 46 27 37,00 41 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) BD  CdbacACdCCCCbDaD

Cevap Anh. B BDBBCBCBDACBCCCCDDCD

Sözel (SOS) A BcCcbCBC

Cevap Anh. B ACBDCAACBC

Sözel (DİN) CAcAbDCCAb

Cevap Anh. B CABADDCCAD

Sözel (İNG)  Aa bB ddD

Cevap Anh. B AACADBCBBD

Sayısal (MAT) b    A b    cCBb adb

Cevap Anh. B DDADBABACBDCACBACDAA

Sayısal (FEN) AdBAADCaBBCaBCADD DB

Cevap Anh. B ACBAADCCBBCCBCADDADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 3 1 2 33
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ SELVİTOPU 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 469,073 321,780 9 11 12 12 88

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,22 12,79 5,73

Fen 20 18 2 17,33 87 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 84 6 82,00 91 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) CAaBDCDBBDBCdDBCCCdC

Cevap Anh. A CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Sözel (SOS) DBCACBCCAA

Cevap Anh. A DBCACBCCAA

Sözel (DİN) ABACCADcDC

Cevap Anh. A ABACCADDDC

Sözel (İNG) ACAABBDDBC

Cevap Anh. A ACAABBDDBC

Sayısal (MAT) DBCABACDADDDAACACBAB

Cevap Anh. A DBCABACDADDDAACACBAB

Sayısal (FEN) CBBCADDABCAADdCdCADC

Cevap Anh. A CBBCADDABCAADBCBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL DENİZ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 404,760 321,780 34 40 47 51 463

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 10 3 9,00 45 12,22 12,79 5,73

Fen 20 19 1 18,67 93 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 67 15 62,00 69 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) BDBBddba ACBCCCCDDCD

Cevap Anh. B BDBBCBCBDACBCCCCDDCD

Sözel (SOS) baBcCcACBC

Cevap Anh. B ACBDCAACBC

Sözel (DİN) CABADDbCAD

Cevap Anh. B CABADDCCAD

Sözel (İNG) AACADBCcdD

Cevap Anh. B AACADBCBBD

Sayısal (MAT) D  DB BA BbaAC A  Ad

Cevap Anh. B DDADBABACBDCACBACDAA

Sayısal (FEN) ACBAADCCBBCCBCAcDADB

Cevap Anh. B ACBAADCCBBCCBCADDADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN KULA 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 373,144 321,780 42 48 62 66 647

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 4 6 2,00 20 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 11 9 8,00 40 12,22 12,79 5,73

Fen 20 16 4 14,67 73 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 62 28 52,67 59 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) BDBBaBdacbCBCCCCbDCD

Cevap Anh. B BDBBCBCBDACBCCCCDDCD

Sözel (SOS) ACBDCcAC*C

Cevap Anh. B ACBDCAACBC

Sözel (DİN) CABAbDCCAD

Cevap Anh. B CABADDCCAD

Sözel (İNG) bACAbBacca

Cevap Anh. B AACADBCBBD

Sayısal (MAT) cDcDBABAbdDdbCBAdDbd

Cevap Anh. B DDADBABACBDCACBACDAA

Sayısal (FEN) ACBbADCaBBCCdCADDcDB

Cevap Anh. B ACBAADCCBBCCBCADDADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ YILDIZ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 431,772 321,780 24 30 34 37 291

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 13 5 11,33 57 12,22 12,79 5,73

Fen 20 18 2 17,33 87 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 75 13 70,67 79 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) BbBBCBCBDACBCCCdDDCD

Cevap Anh. B BDBBCBCBDACBCCCCDDCD

Sözel (SOS) ACBDCAACBd

Cevap Anh. B ACBDCAACBC

Sözel (DİN) CbBADDCCAD

Cevap Anh. B CABADDCCAD

Sözel (İNG) dACADBCBBa

Cevap Anh. B AACADBCBBD

Sayısal (MAT) ccADB BAd DCcaBACDAA

Cevap Anh. B DDADBABACBDCACBACDAA

Sayısal (FEN) AdBAADCCBBdCBCADDADB

Cevap Anh. B ACBAADCCBBCCBCADDADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SADIK ENDOĞAN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 441,438 321,780 21 25 27 29 232

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 17 3 16,00 80 12,22 12,79 5,73

Fen 20 19 1 18,67 93 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 76 11 72,33 80 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) BDBa dbBDA BCCCCDDCD

Cevap Anh. B BDBBCBCBDACBCCCCDDCD

Sözel (SOS) ACcDCAbCBC

Cevap Anh. B ACBDCAACBC

Sözel (DİN) CABADDCCAD

Cevap Anh. B CABADDCCAD

Sözel (İNG) bAaADBCB D

Cevap Anh. B AACADBCBBD

Sayısal (MAT) DDADaAcAaBDCACBACDAA

Cevap Anh. B DDADBABACBDCACBACDAA

Sayısal (FEN) ACBAADCCBBCdBCADDADB

Cevap Anh. B ACBAADCCBBCCBCADDADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHERNAZ CİHANER 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 368,254 321,780 43 49 66 70 680

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 10 9 7,00 35 12,22 12,79 5,73

Fen 20 15 5 13,33 67 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 61 28 51,67 57 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) aDBBCBbaDbCBCCCCbDCD

Cevap Anh. B BDBBCBCBDACBCCCCDDCD

Sözel (SOS) daaDCdACBC

Cevap Anh. B ACBDCAACBC

Sözel (DİN) CbBAcDCCAD

Cevap Anh. B CABADDCCAD

Sözel (İNG) dACbDBCcBD

Cevap Anh. B AACADBCBBD

Sayısal (MAT) aDdcBAaAdaDC bBACbcA

Cevap Anh. B DDADBABACBDCACBACDAA

Sayısal (FEN) ACBAdDbCBBdaBCADDADd

Cevap Anh. B ACBAADCCBBCCBCADDADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİM OCAKTAN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 413,276 321,780 32 38 45 49 410

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 12 3 11,00 55 12,22 12,79 5,73

Fen 20 19 1 18,67 93 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 68 17 62,33 69 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) CbDBDCDBBDBCCbBCCaBb

Cevap Anh. A CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Sözel (SOS) cBbACBCCbA

Cevap Anh. A DBCACBCCAA

Sözel (DİN) AaACCADcDC

Cevap Anh. A ABACCADDDC

Sözel (İNG) daAABdDaBC

Cevap Anh. A ACAABBDDBC

Sayısal (MAT)  BaABA D cDDAbC CB B

Cevap Anh. A DBCABACDADDDAACACBAB

Sayısal (FEN) dBBCADDABCAADBCBCADC

Cevap Anh. A CBBCADDABCAADBCBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN UYAR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 408,686 321,780 33 39 46 50 443

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 9 8 6,33 32 12,22 12,79 5,73

Fen 20 16 3 15,00 75 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 71 15 66,00 73 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) BDBBCBCB*ACBCCCCDDCD

Cevap Anh. B BDBBCBCBDACBCCCCDDCD

Sözel (SOS) ACBDCAACBd

Cevap Anh. B ACBDCAACBC

Sözel (DİN) CAaADDCCAD

Cevap Anh. B CABADDCCAD

Sözel (İNG) dACADBCBBD

Cevap Anh. B AACADBCBBD

Sayısal (MAT) cacDBcBAdBc  CBb DdA

Cevap Anh. B DDADBABACBDCACBACDAA

Sayısal (FEN) ACBbADbCBBCCdCADD DB

Cevap Anh. B ACBAADCCBBCCBCADDADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOPRAK EKİ N KAPAR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 402,328 321,780 36 42 50 54 478

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 13 5 11,33 57 12,22 12,79 5,73

Fen 20 11 7 8,67 43 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 69 17 63,33 70 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) CADBDCDBBDBCdDBCCCBC

Cevap Anh. A CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Sözel (SOS) DBCACBCCbA

Cevap Anh. A DBCACBCCAA

Sözel (DİN) ABACCADDDC

Cevap Anh. A ABACCADDDC

Sözel (İNG) ACAABBabBa

Cevap Anh. A ACAABBDDBC

Sayısal (MAT)  BCABACDcDaDAbCcC dB

Cevap Anh. A DBCABACDADDDAACACBAB

Sayısal (FEN) CBBCAcDc CAbcd aCAcC

Cevap Anh. A CBBCADDABCAADBCBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 0 75
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMAY KILINÇ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 415,781 321,780 31 37 44 48 396

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 10 8 7,33 37 12,22 12,79 5,73

Fen 20 17 3 16,00 80 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 72 16 66,67 74 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) CADBDCDBBDBCCDdCCCBC

Cevap Anh. A CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Sözel (SOS) DBCACBCCAA

Cevap Anh. A DBCACBCCAA

Sözel (DİN) ABACCADDDC

Cevap Anh. A ABACCADDDC

Sözel (İNG) AaAdcBDcBC

Cevap Anh. A ACAABBDDBC

Sayısal (MAT) bBbABACDbDbcdACd a B

Cevap Anh. A DBCABACDADDDAACACBAB

Sayısal (FEN) dBBCADbABCAADBaBCADC

Cevap Anh. A CBBCADDABCAADBCBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT ŞAHİN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 338,491 321,780 47 54 75 81 883

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 10 4 8,67 43 12,22 12,79 5,73

Fen 20 10 6 8,00 40 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 56 24 48,00 53 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) CAcBDaDBaDBCdDcbaCdd

Cevap Anh. A CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Sözel (SOS) DBCACBCCAA

Cevap Anh. A DBCACBCCAA

Sözel (DİN) ABbCCADcbC

Cevap Anh. A ABACCADDDC

Sözel (İNG) bCAbBBDDBC

Cevap Anh. A ACAABBDDBC

Sayısal (MAT)    ABACDbD DAbCcC c 

Cevap Anh. A DBCABACDADDDAACACBAB

Sayısal (FEN) dBBdAcDABCAAaBda    

Cevap Anh. A CBBCADDABCAADBCBCADC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU BORAN ALMAZ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 455,400 321,780 16 19 21 23 154

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 16 1 15,67 78 12,22 12,79 5,73

Fen 20 20 0 20,00 100 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 80 6 78,00 87 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) CA aDCDBBDBCCDBCCdBb

Cevap Anh. A CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Sözel (SOS) cBCACBCCcA

Cevap Anh. A DBCACBCCAA

Sözel (DİN) ABACCADDDC

Cevap Anh. A ABACCADDDC

Sözel (İNG) ACAABBDDBC

Cevap Anh. A ACAABBDDBC

Sayısal (MAT)  BCABACD D DAACbCBAB

Cevap Anh. A DBCABACDADDDAACACBAB

Sayısal (FEN) CBBCADDABCAADBCBCADC

Cevap Anh. A CBBCADDABCAADBCBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KAR 169 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 460,157 321,780 11 14 15 15 128

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 18 1 17,67 88 12,22 12,79 5,73

Fen 20 18 2 17,33 87 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 80 8 77,33 86 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) BDdBCBCB ACBCCCCDDCD

Cevap Anh. B BDBBCBCBDACBCCCCDDCD

Sözel (SOS) ACBDdAACBC

Cevap Anh. B ACBDCAACBC

Sözel (DİN) CABAcDCCAD

Cevap Anh. B CABADDCCAD

Sözel (İNG) AACAbBaBBD

Cevap Anh. B AACADBCBBD

Sayısal (MAT) DDADaABACB CACBACDAA

Cevap Anh. B DDADBABACBDCACBACDAA

Sayısal (FEN) ACBAADCCBBCCaCADDbDB

Cevap Anh. B ACBAADCCBBCCBCADDADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN ÖRNEK 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 456,607 321,780 14 17 19 20 143

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 6 3 5,00 50 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 18 0 18,00 90 12,22 12,79 5,73

Fen 20 18 2 17,33 87 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 78 9 75,00 83 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) CbDBDCDBBDBCCDBdCCBC

Cevap Anh. A CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Sözel (SOS) DBCACBCdAA

Cevap Anh. A DBCACBCCAA

Sözel (DİN) ABACCADcDC

Cevap Anh. A ABACCADDDC

Sözel (İNG) cCAABBDba 

Cevap Anh. A ACAABBDDBC

Sayısal (MAT) DBCABACDAD DAACAC AB

Cevap Anh. A DBCABACDADDDAACACBAB

Sayısal (FEN) CBBCADDbaCAADBCBCADC

Cevap Anh. A CBBCADDABCAADBCBCADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT TUNA CINDIR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 490,102 321,780 2 3 3 3 12

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,22 12,79 5,73

Fen 20 20 0 20,00 100 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 87 3 86,00 96 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Cevap Anh. A CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Sözel (SOS) DBCACBCCAc

Cevap Anh. A DBCACBCCAA

Sözel (DİN) ABACCADDDC

Cevap Anh. A ABACCADDDC

Sözel (İNG) ACAbBBDDBC

Cevap Anh. A ACAABBDDBC

Sayısal (MAT) DBCABACDADDDAACACaAB

Cevap Anh. A DBCABACDADDDAACACBAB

Sayısal (FEN) CBBCADDABCAADBCBCADC

Cevap Anh. A CBBCADDABCAADBCBCADC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BAĞCI 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 379,697 321,780 41 47 60 64 608

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 4 6 2,00 20 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 8 9 5,00 25 12,22 12,79 5,73

Fen 20 17 3 16,00 80 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 63 24 55,00 61 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) CbDaDCDBcDBCCDBbCCBC

Cevap Anh. A CADBDCDBBDBCCDBCCCBC

Sözel (SOS) DBCACBCdAA

Cevap Anh. A DBCACBCCAA

Sözel (DİN) ABACCADcDC

Cevap Anh. A ABACCADDDC

Sözel (İNG) AaAbcdcDBa

Cevap Anh. A ACAABBDDBC

Sayısal (MAT) bd bBbCD bDDAdbAC cc

Cevap Anh. A DBCABACDADDDAACACBAB

Sayısal (FEN) CBdCADDABCAADBdaCADC

Cevap Anh. A CBBCADDABCAADBCBCADC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 4 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 3 1 75
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TURAN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 431,272 321,780 25 31 35 38 296

Katılımlar: 51 58 93 111 2108

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,19 15,16 9,49

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,57 7,66 4,83

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,64 8,60 5,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,17 7,24 3,33

Matematik 20 13 5 11,33 57 12,22 12,79 5,73

Fen 20 19 1 18,67 93 16,14 16,25 9,19

Toplam: 90 75 13 70,67 79 66,94 67,68 38,45

Sözel (TÜR) BDBBadCBDACBCCCdDDCD

Cevap Anh. B BDBBCBCBDACBCCCCDDCD

Sözel (SOS) ACaDCdACBC

Cevap Anh. B ACBDCAACBC

Sözel (DİN) CAcADDCCAD

Cevap Anh. B CABADDCCAD

Sözel (İNG) AACADBdBBD

Cevap Anh. B AACADBCBBD

Sayısal (MAT) DD DaABAd DdAdBAdDAA

Cevap Anh. B DDADBABACBDCACBACDAA

Sayısal (FEN) ACBAADCCBBCCBCADbADB

Cevap Anh. B ACBAADCCBBCCBCADDADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
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DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4 4 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
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