
SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDUL*İM ÖMER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 404,029 320,740 35 54 68 173 658

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 10 5 8,33 42 9,37 9,92 5,42

Fen 20 16 3 15,00 75 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 71 13 66,67 74 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAACDDCBaDcDCDcdBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCDBBCAB

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCdBCCADDC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCACCBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CC Ba CBAd aDaBA B d

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DBCADABDCdaB BbCDBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 2 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 0 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EMİN AKBULUT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 399,325 320,740 37 57 71 184 713

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 13 5 11,33 57 9,37 9,92 5,42

Fen 20 15 5 13,33 67 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 69 18 63,00 70 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACdACDDdBa ADCDAdBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCDBBdAB

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCBBCCADDd

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCAaCBbCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK  CBBDaCBAdDB bBAaBAd

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ cBCAbcBDCACBCBddDBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ÇINAR ÜLGER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 384,558 320,740 42 63 80 220 909

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 9 7 6,67 33 9,37 9,92 5,42

Fen 20 15 4 13,67 68 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 63 22 55,67 62 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAACDDdBaDADCDABBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİAcCCDBBdda

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCBcdbADaC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DdCACCBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK  CBaa CBAd BbbBA dAc

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DBCAbccDaACB BACDBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 2 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALP GÖNÜL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 459,744 320,740 5 7 8 37 99

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 17 3 16,00 80 9,37 9,92 5,42

Fen 20 18 2 17,33 87 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 81 9 78,00 87 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAACDDCaCDADCDABBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCdaBBCAB

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCBBCCADDC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCACaBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCBBDBCBABDBDDaAcBAd

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ cBCADABDCACBCBAdDBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL ULUSOY 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 221,195 320,740 87 123 165 562 3523

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 14 0,33 2 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 4 9 1,00 5 9,37 9,92 5,42

Fen 20 6 11 2,33 12 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 27 51 10,00 11 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE CaadcbAdcabD AcadbcC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDddC BbCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BabCAbDcda

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE abcdabcaDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK dAac  CcbcadBCa     

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ BDcCDabddCcaAddac   

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 3 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 3 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 0 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 0 2 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZEL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 349,109 320,740 57 86 113 314 1422

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 13,23 13,45 10,07

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 11 4 9,67 48 9,37 9,92 5,42

Fen 20 14 5 12,33 62 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 47 15 42,00 47 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAACaDdBb ADCcAd CB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

İNGİLİZCE DBCACCBDCa

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK  CBBD C ABDB aaA cAd

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DBCdbcBDCACB BAbDBDc

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 0 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 2 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARYA ALTUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 433,127 320,740 18 31 38 98 320

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 14 6 12,00 60 9,37 9,92 5,42

Fen 20 17 3 16,00 80 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 77 13 72,67 81 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAAbDDCBCDADCDABaCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCDBBCAa

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCBBCCADDb

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCACCBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CdBBDcCaABDcDaBADBAd

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DBCAbABDCACdCBAdDBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 2 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA GÖK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 348,808 320,740 58 87 115 317 1428

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 8 5 6,33 32 9,37 9,92 5,42

Fen 20 11 8 8,33 42 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 57 25 48,67 54 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE dBCbDDAcBCCDAAcBcDAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBddaCdAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBdCADDBdC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCBCACDc

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK B DaDaC   aABa BBd  

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ BcDCDcACB dCbdAaBBcd

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 0 75
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 2 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 2 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAKAN ERDEM 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 430,146 320,740 22 37 44 111 359

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 2 13,33 67 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 16 4 14,67 73 9,37 9,92 5,42

Fen 20 17 1 16,67 83 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 75 9 72,00 80 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAAbD C  DADCcA BCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCDdBdAB

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCBBCCADDC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCACCBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CdBBDcCBABDBDDBAaBAd

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DB AbABDCACB BACDBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYDA ŞEN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 459,370 320,740 7 9 10 39 104

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 16 4 14,67 73 9,37 9,92 5,42

Fen 20 19 1 18,67 93 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 81 8 78,33 87 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAACDDCBaDADCDABBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCDBBbAB

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ Bb BCCADDC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCACCBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCBBaBCBABDBDbBAcBAd

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DBCADAdDCACBCBACDBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN OKŞAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 417,450 320,740 28 44 54 142 492

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 13 4 11,67 58 9,37 9,92 5,42

Fen 20 17 3 16,00 80 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 72 13 67,67 75 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE Ad ACDDCaCDADCDAdBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCDBBbAa

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BC BCCADbC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCACCBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCBBD CBABDc aBc BAc

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ cBCAbABDCACBCBAdDBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA UZUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 369,211 320,740 51 78 102 265 1118

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 4 4 2,67 27 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 12 6 10,00 50 9,37 9,92 5,42

Fen 20 12 7 9,67 48 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 59 23 51,33 57 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE CBdbDDABBdCDAcDBADAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDdBbda CA 

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BaC AD BC 

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCBCACbB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK dADcDaCB bB aCCBBABc

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ ccDCDcACBCBaACcaaB A

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 0 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ KALEM 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 376,028 320,740 47 72 94 249 1027

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 8 8 5,33 27 9,37 9,92 5,42

Fen 20 14 6 12,00 60 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 64 22 56,67 63 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE CBaCDDABdCCDAAcBADAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBddaCCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBCCAaDBCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDbBCACDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK dAD bB a aBcdCdBcAB 

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ BDDCaDAddCdCdCADBBcA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM AYDI N 575  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 368,990 320,740 52 79 103 267 1124

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 5 3 4,00 40 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 9 6 7,00 35 9,37 9,92 5,42

Fen 20 14 5 12,33 62 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 58 22 50,67 56 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAAdDDCBCDcDC AdBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCdDBBada

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCaBCCAD C

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE aBCAa  DCa

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCBBD  dAdDB aaAb  d

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DBCA AdDCACBCdddbBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 1 33
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 2 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 0 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY DEMİREKİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 283,934 320,740 83 117 155 481 2585

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 1 9 -2,00 -10 9,37 9,92 5,42

Fen 20 11 9 8,00 40 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 41 39 28,00 31 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAAdDDdBdDccCDAdBCa

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİbcCdadcdbB

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BdaBCbADab

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCACaBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK  dad   cd cB cd c   

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ cdCAbABaCddBCdACDdDa

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 2 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 0 3 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAYY COŞKUNN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 444,617 320,740 11 19 24 67 213

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 18 1 17,67 88 9,37 9,92 5,42

Fen 20 15 4 13,67 68 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 77 10 73,67 82 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAACDDCBa ADCDABBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCadBdAB

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCBBbCADDC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCACCBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCBBD CBABDBDaBADBAB

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ cBCAbcdDCACBCBACDBD 

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KARAKOÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 329,431 320,740 66 96 133 368 1754

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 6 8 3,33 17 9,37 9,92 5,42

Fen 20 12 7 9,67 48 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 55 28 45,67 51 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE CBabDDAdBbCcAAaBcDbC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBCAaabAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBCCADDBCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDdBCAaDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK  AD bBda a Aad BBb c

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ dcDCDDACB dbddADBBbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA AKTAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 453,181 320,740 10 13 15 52 145

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 17 2 16,33 82 9,37 9,92 5,42

Fen 20 18 2 17,33 87 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 79 9 76,00 84 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAACDDdBCDADCDAdBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİAbCCDBBCc 

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCBBCCADD*

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCACCBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCBBD CBAdDBDaBADBAB

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DBCAbAdDCACBCBACDBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA DEMİR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 320,470 320,740 70 101 138 393 1906

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 8 1 7,67 77 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 7 13 2,67 13 9,37 9,92 5,42

Fen 20 9 10 5,67 28 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 54 33 43,00 48 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAACDDCBaDd CcAdBbB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCdDBBCAB

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCcBCbADaC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE  BCACCBDCa

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CaBBcabdAdDBDcaccdba

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ aBbAbccaCdCB dACDdDc

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 0 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 2 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 2 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 1 2 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE CERE KOCAMAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 345,620 320,740 61 90 118 327 1481

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 15 5 13,33 67 9,37 9,92 5,42

Fen 20 13 7 10,67 53 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 58 32 47,33 53 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE dBadDDbdcdCcAcDBcaAd

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDdBCAcCdAb

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BaCCADDBdC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CdDdBCACDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK BADdDBCaDcBABCCBBdBc

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ dDaaDDAdBbBCACAbBBDc

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK BAYINDIR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 444,336 320,740 12 20 25 68 218

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 1 16,67 83 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 17 2 16,33 82 9,37 9,92 5,42

Fen 20 17 2 16,33 82 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 76 8 73,33 81 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE dBCCDDAB CCD ADBADAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDdBdAaCCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ B CCADDB C

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCBCACDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK dAD DBCBDaBABCCBBABD

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ  DDCDDACBCBbAdADBBDA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 0 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞIN CANDAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 367,608 320,740 54 81 105 271 1138

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 9 5 7,33 37 9,37 9,92 5,42

Fen 20 13 7 10,67 53 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 60 23 52,33 58 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE dBaCDDABBCCDAADBAc C

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBdABCCcb

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BaCCAaDBbC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCaCAdDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK BAD DaCc a  dCCaBA  

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ cbDaDbACBCddACADBBbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇETİNDORUK TIRAŞOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 439,823 320,740 15 24 30 82 260

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 9 0 9,00 90 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 15 5 13,33 67 9,37 9,92 5,42

Fen 20 17 3 16,00 80 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 78 11 74,33 83 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE CBCdDDABBCCcAADBADAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBCdBCCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBCCADDBCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCBCA DB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK BADBDBCaDaBAdCCBBAcc

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ BDDCDDACBCdCACAbBBbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ AKBABA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 413,513 320,740 30 49 59 152 535

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 13 5 11,33 57 9,37 9,92 5,42

Fen 20 16 4 14,67 73 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 73 15 68,00 76 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE CBCbDDAaBCCcAADBcDAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBCcaCCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBCCADDBCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCBCACDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK dAD DBCBDbBAdC BBcBa

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ BcDCaDACBCBCAdADBBbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ FIRAT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 374,966 320,740 48 73 95 250 1040

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 11 5 9,33 47 9,37 9,92 5,42

Fen 20 15 5 13,33 67 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 61 22 53,67 60 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE dBbCDDAdBCCDAcaB DAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBCbaCdAb

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ B CCADDBdC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDaBCA Da

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK dAD DBCBDbB dCdBBc  

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ dDDCDDbCBCddACADBBbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 2 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ SEZGİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 386,213 320,740 41 62 78 216 891

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 11 6 9,00 45 9,37 9,92 5,42

Fen 20 17 3 16,00 80 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 67 17 61,33 68 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE da bDDAdBbCcAADBbDAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBB ABCCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBCCAD BCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCBCAaDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK dADBDBCaDb  dCCcB Bc

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ dDDCcDACBaBCACADBBDA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 0 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU NAZ BENGÜL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 433,127 320,740 18 31 38 98 320

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 14 6 12,00 60 9,37 9,92 5,42

Fen 20 17 3 16,00 80 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 77 13 72,67 81 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE dBCdDDABBCCDAADBADAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBCAaCCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBaCADDBCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCBCACDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK BADcDBCBDaaABbCBBdBc

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ BcDaDDACBCBCdCADBBDA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECESU KILIÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 443,761 320,740 13 21 26 70 223

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 4 4 2,67 27 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 18 1 17,67 88 9,37 9,92 5,42

Fen 20 18 2 17,33 87 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 73 11 69,33 77 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAACDDdBCD DCDAdBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCDBBdA 

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ Bd BCCADDC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE aBbA d DCa

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCBBDBCBABDBDaBA BAB

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DBCAbABDCACBCBACbBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 0 3 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN SARI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 363,909 320,740 55 82 106 277 1179

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 10 9 7,00 35 9,37 9,92 5,42

Fen 20 17 3 16,00 80 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 57 31 46,67 52 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAcaDDCBaabDCDAdBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCdbBBdAc

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCBBCCADad

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE cBdcad bCb

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCBBDaCBAd BbDccbadd

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ cBCAbABDCACBCBAdDBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 0 3 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 3 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN YILMAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 427,692 320,740 25 41 49 119 384

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 13 4 11,67 58 9,37 9,92 5,42

Fen 20 17 3 16,00 80 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 73 14 68,33 76 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE CBCdDDABBCCDAADBADAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBdABCdAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BdCCADaBbb

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCBCACDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK dAD DaCB aB dCCBBABD

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ BcaCDDACBCBCACADBBbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE KARACA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 466,061 320,740 3 5 5 27 65

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,37 9,92 5,42

Fen 20 18 2 17,33 87 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 84 6 82,00 91 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE dBCCDDABBCCDAAcBADAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBCABCCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBCCADDBCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCBCACDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK BADaDBCBDDBABCCBBABc

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ BDDCDDACBCBbACADBBbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE VARDAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 401,446 320,740 36 55 69 178 685

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 10 8 7,33 37 9,37 9,92 5,42

Fen 20 16 4 14,67 73 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 69 18 63,00 70 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAAbDDCBCDADCDAdBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCdadBCAB

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCcBCCAD C

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCACCBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CaBBDcCBAdba aBAcB d

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DBCAbAdDCAdBCBACDBaD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE GİRAY KURT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 414,814 320,740 29 47 57 149 516

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 14 5 12,33 62 9,37 9,92 5,42

Fen 20 17 3 16,00 80 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 71 18 65,00 72 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAACbDdaaDADCDABBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCadBdbB

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCBBCCADDC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE bBCAdCBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK  CBBDcCBAdDBDaBAbBAd

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ cBCADAdDCACBCBACbBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE PINAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 322,161 320,740 69 99 136 390 1880

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 3 7 0,67 3 9,37 9,92 5,42

Fen 20 12 7 9,67 48 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 49 29 39,33 44 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE CBabDDAdBCCDAAcB DAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDdBadaCdAb

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BaCCAabBdC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCcCBCACDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK  AacD    c   bbdc B 

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ dDDCD AdBCdCbCdcBBbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KARAVELİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 311,546 320,740 74 105 143 420 2063

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 4 6 2,00 10 9,37 9,92 5,42

Fen 20 9 10 5,67 28 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 46 29 36,33 40 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE dBaCDDABBCCDAA BcbAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBddd CCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ B CdAa BCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE baDaBCAaDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK  AD DcaBabd    c    

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ ccD DDAdBCdbdCADddac

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 2 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 0 3 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR AN KILIÇ 1907  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 311,637 320,740 73 104 142 419 2060

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 6 8 3,33 17 9,37 9,92 5,42

Fen 20 9 10 5,67 28 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 51 31 40,67 45 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE AdAACDDdBaacDCDAc dB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADbdDdBCAa

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCBBCCAaDC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCAdCBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK C BBDaC bdca  aA d d

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ cdCAbAdDCACdbaddbBD 

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 1 2 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR YILMAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 381,343 320,740 46 68 86 234 951

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 14 6 12,00 60 9,37 9,92 5,42

Fen 20 12 8 9,33 47 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 64 26 55,33 61 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE CBaCDDAdBCCDAcaBADAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDdBdcaCCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBCCADDBbC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CaDCaCAaDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK BADBDadBDaBcBbCBBABc

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ dDDCaDbCBaddAdADBBbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 2 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİREFE İYİLİKSEVE 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 335,166 320,740 64 94 128 354 1653

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 4 5 2,33 23 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 9 5 7,33 37 9,37 9,92 5,42

Fen 20 14 5 12,33 62 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 51 29 41,33 46 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE AbAAdbDdBaacDCcAdBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCDcBCd 

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCaBCdAb C

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE a CcddBDdC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCBBD  aAd B acA B a

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ cBCAbAdDCACB BAdbBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 3 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ATLAS AKSOY 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 373,665 320,740 49 74 96 251 1051

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 11 5 9,33 47 9,37 9,92 5,42

Fen 20 15 5 13,33 67 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 62 24 54,00 60 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAcbDDdBaDADCDABBdd

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCdDcBdda

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BdBBbCADDa

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCACCBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CbBBD C AdDB aBAcB a

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DBCAbAcDCACBbBAdbBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAT KANAT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 283,441 320,740 84 118 156 482 2595

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 2 2 1,33 13 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 2 2 1,33 7 9,37 9,92 5,42

Fen 20 7 11 3,33 17 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 37 25 28,67 32 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE CB dDDAdBbCDAc a DAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİbBBbdaCCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BcCCAD BCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE Ca   C  b 

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK B   D da            

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ ccDaD ddB daddADBBbc

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 1 33
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 0 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 2 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL NİSA TÜMAY 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 454,526 320,740 8 10 12 49 134

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 18 1 17,67 88 9,37 9,92 5,42

Fen 20 16 4 14,67 73 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 79 9 76,00 84 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAACDDdBCDADCDABBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCDBBdAB

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCBBCCADDC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCAaC DCd

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCBBD CBAdDBDDBADBAB

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DBdAcAdDCACBCBAdDBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH AHMADI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 384,013 320,740 43 64 81 222 918

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 1 10,67 53 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 8 1 7,67 77 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 10 4 8,67 43 9,37 9,92 5,42

Fen 20 16 2 15,33 77 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 63 10 59,67 66 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE  B  DDAd C D A B DAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBCcBCdAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBCCADDBCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE bCDCBCA DB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK dAD DBC  aBc CaBBA  

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ  D CDDACBCBCACAbBBbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEVZİ ARABALI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 465,094 320,740 4 6 6 28 68

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 17 2 16,33 82 9,37 9,92 5,42

Fen 20 19 1 18,67 93 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 83 6 81,00 90 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAAbDDCBbDADCDABBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCDBBCdB

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCBBCCADDC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCACCBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCBBDBCBABDBDaBA BAd

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DBCADABcCACBCBACDBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA PİR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 454,186 320,740 9 12 14 51 138

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 18 1 17,67 88 9,37 9,92 5,42

Fen 20 19 1 18,67 93 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 78 11 74,33 83 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAAbDDCBaDADCDABBbB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCDBBdAa

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCBBdCADDC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCAaaBDCd

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCBBD CBABDBDaBADBAB

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DBCADABDCACBCBAdDBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKKI TUNCİL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 310,914 320,740 75 106 144 421 2074

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,47 7,35 6,12

Matematik 20 4 3 3,00 15 9,37 9,92 5,42

Fen 20 12 8 9,33 47 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 44 22 36,67 41 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ddAAbDDdBa ADCcAaBbB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCDcBbAB

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCBBCCADDd

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

MATEMATİK CadBD    d      D   

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ cBCAbAdDCAaBCBbdDd*D

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL EFE EROL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 298,069 320,740 79 112 150 451 2332

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 7 9 4,00 20 9,37 9,92 5,42

Fen 20 12 8 9,33 47 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 45 41 31,33 35 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE dCAAdDcCBacbbaaAdBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİbDCCDBBCda

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ aCadCbADbd

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE cdCAbCaDCb

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCdaD C ABccDca c cd

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ cdddbAcDCACBCBdCDBDb

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 2 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 2 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ARTUKSÜER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 429,158 320,740 23 38 45 112 368

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 8 1 7,67 77 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 15 2 14,33 72 9,37 9,92 5,42

Fen 20 16 3 15,00 75 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 73 11 69,33 77 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE  BaCDDABBCCcAADBADAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDcddABCCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBCCADDBCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCBCA bB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK BAD DBCBDaBABd BBAB 

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ BDDCDDACB BdACADBBbc

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 2 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 2 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ECE YILMAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 420,901 320,740 27 43 52 133 456

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 15 3 14,00 70 9,37 9,92 5,42

Fen 20 14 6 12,00 60 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 73 15 68,00 76 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE CBaCDDABBCCDAADaADAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBdABCdAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBCCADcBCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCBCACcB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK dADBDBCBDbBA CCaBA D

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ BaDCaDACdCdCACAbBBbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIK ÖZPINAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 421,840 320,740 26 42 51 130 442

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 15 5 13,33 67 9,37 9,92 5,42

Fen 20 18 2 17,33 87 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 75 15 70,00 78 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAACaDdBacAaCDABBCc

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCDBBCAB

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCBBCCADDC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCAbbBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCBaDBCBAdDBDaBAcBAd

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DBCADAdDCdCBCBACDBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİLEFE CEYLAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 325,811 320,740 68 98 135 378 1818

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 6 2 5,33 53 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 9 9 6,00 30 9,37 9,92 5,42

Fen 20 10 10 6,67 33 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 51 33 40,00 44 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE CBadDDAdBCCDbADBADbd

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBCcd CAb

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBbCAD dbC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CdDC CACc 

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK dADcDaCaDbB da BBAab

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ cDDCDcACdbdddaADdBbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 2 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 1 2 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADRİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 310,741 320,740 76 107 145 422 2078

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 3 8,00 40 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 4 2 3,33 33 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 7 0 7,00 70 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 6 2 5,33 27 9,37 9,92 5,42

Fen 20 8 3 7,00 35 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 42 11 38,33 43 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE AC dCDDdBa   CDA    

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCDdBCA 

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ B a dCAD  

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE  BCAC B CC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK  CBaD CB dD         

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ  B   A  aAaB BAd BD 

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 0 33
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 0 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAYA TIKIROĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 316,486 320,740 71 102 140 403 1969

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 5 3 4,00 20 9,37 9,92 5,42

Fen 20 10 10 6,67 33 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 49 29 39,33 44 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE dBbCDDAdddCcAADBcDAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBCAaCCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BdCCADbcCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE bbDCBCdCaa

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK  bD DBC  a d C      

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ dcDCDDdCdadbACbcBBbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE DAĞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 301,295 320,740 77 110 148 441 2273

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 6,33 32 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 6 2 5,33 53 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 7 4 5,67 28 9,37 9,92 5,42

Fen 20 10 9 7,00 35 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 44 28 34,67 39 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAAbD dBa cDCcbdBd 

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCaBB d 

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCaBb Aa C

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE cBCAC BcCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK  CBB  C AB a a  c Ad

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ ccCbbABDCAaa BAbbBDa

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 0 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 2 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 1 33
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ALTAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 350,340 320,740 56 84 111 309 1399

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 4 3 3,00 15 9,37 9,92 5,42

Fen 20 16 4 14,67 73 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 58 19 51,67 57 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACdcCDcdBbDccCDAdBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCDcBbAB

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCBBCCAaDC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCAdCBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK   BcD  cA Dc        

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DBdAbAdDCACBCBAdDBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 0 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN ALTUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 314,039 320,740 72 103 141 411 2009

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 5 7 2,67 13 9,37 9,92 5,42

Fen 20 11 9 8,00 40 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 49 32 38,33 43 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE cCAACDDdaaDAbCDABdbB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCbaB Cda

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ aCaBCCADbC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCACdBDdC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK   BcD a AcDa   Aca c

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ cBCdbcaDCAdBCBACbdDc

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 0 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN DUMANLI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 431,292 320,740 21 34 41 106 342

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,37 9,92 5,42

Fen 20 14 6 12,00 60 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 76 14 71,33 79 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE dBCCDaABBCCDAcDBADAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBdAaCCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBCCADDBdC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCBCACDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK BADBDBCBDDBABdCBBdBD

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ dcDCDDACBCBdACdbBBbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN YEŞİL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 298,568 320,740 78 111 149 448 2320

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 6 3 5,00 25 9,37 9,92 5,42

Fen 20 7 10 3,67 18 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 43 28 33,67 37 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE dBabDDABcCCDAA BcaAd

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDdBdc CCAb

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BB CAaDa  

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCBCAdbB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK  AD DB B    dC a   c

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ BDcaD AadbcdAC  aBcc

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 3 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 1 2 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 0 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRA AKDOĞAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 435,121 320,740 16 26 33 91 298

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 12 5 10,33 52 9,37 9,92 5,42

Fen 20 18 2 17,33 87 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 76 11 72,33 80 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAACDDCBaDADCDABBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCDdBCAc

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BdBBCCADDC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCACCBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK  CBBD CBAdcB aBADBcd

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DBdAbABDCACBCBACDBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ALBAYRAK 28  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 394,505 320,740 39 59 73 196 776

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 11 7 8,67 43 9,37 9,92 5,42

Fen 20 18 2 17,33 87 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 68 20 61,33 68 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAdCDDdBdDbaCDABBaB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCaDBBdAB

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCBBCCADbd

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE aBCACCBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK bCdBD d ABDcDaBcDBAd

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DBCAbAdDCACBCBACDBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİ R KESKİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 326,340 320,740 67 97 134 377 1807

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 7 4 5,67 28 9,37 9,92 5,42

Fen 20 10 9 7,00 35 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 53 27 44,00 49 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE dBabDDAdBbCDbAaBcDAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBdcaCCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBCCADDBCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CaDaBCACaB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK  AD bB a   c C BdA D

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ dcDdDDACd BdddAbBBbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR DANIŞIKKAY 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 346,009 320,740 60 89 117 326 1478

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 2 2 1,33 13 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 6 3 5,00 25 9,37 9,92 5,42

Fen 20 13 5 11,33 57 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 49 18 43,00 48 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE dBbCDDABBCC AdDBA AC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBd aCCbD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BadCAD BCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CbD     c 

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK BADcDB a c A        

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ dccCD ACB BCAdADBBcA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 0 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN KILIÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 339,360 320,740 62 91 125 342 1575

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 3 3 2,00 20 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 10 4 8,67 43 9,37 9,92 5,42

Fen 20 14 6 12,00 60 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 52 26 43,33 48 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAAdDcdaaDccC AdaCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİAbCCDBBd a

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCBBCCAaDC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE cBCd C a  

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CaBBD CBABDaDb c    

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ cBCdbAcDCACBdBdCDBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİLSU NAZ AKTA 99999  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 459,413 320,740 6 8 9 38 103

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,37 9,92 5,42

Fen 20 18 2 17,33 87 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 81 9 78,00 87 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE dBCCDDAdBCCDAADBADAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDdBdABCdAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBCCADDBCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCBCACDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK dADBDBCBDDBABCCBBABb

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ BDDCDDACBCBCbCADBBbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SAİ S ÜTÜTEMİZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 371,569 320,740 50 77 101 260 1084

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 10 2 9,33 47 9,37 9,92 5,42

Fen 20 15 5 13,33 67 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 63 19 56,67 63 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACbcaDDdBaDADbcAcBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİAbCCDBBdcB

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCaBCCADDC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCACCBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CC BD CBABDB     a c

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DdCAbABDaACBaBbCDBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 2 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ AKYOL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 253,469 320,740 86 122 162 531 3100

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 2 4 0,67 7 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 2 2 1,33 13 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 4 4 2,67 13 9,37 9,92 5,42

Fen 20 5 6 3,00 15 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 27 27 18,00 20 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE bCAACDcCBacbb cAd d 

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİb C Ddc c 

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCaBbCA  C

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE bBC      b

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK dCBBD     c   ac    

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ cd      CAdB  AdbdD 

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 1 33
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 0 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 0 2 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ KESKİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 347,017 320,740 59 88 116 323 1463

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 2 10,33 52 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 6 2 5,33 53 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 7 0 7,00 70 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 8 1 7,67 38 9,37 9,92 5,42

Fen 20 11 2 10,33 52 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 50 8 47,33 53 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE CBa D   B   AADBcDAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDdBbABCC  

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BaCCA  BCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCD   ACDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK dAD        ABC  B BD

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ BcDCDDA Bd      BBDA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 0 33
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 0 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ PÜSKÜL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 411,610 320,740 31 50 61 159 562

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 15 3 14,00 70 9,37 9,92 5,42

Fen 20 14 5 12,33 62 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 71 15 66,00 73 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE Ca bDDABBCCDAADBcDAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBdAaCCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BaCCADDBdC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCBCACDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK dADaDBC DDBAdCCBBAB 

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ dcDdD ACBCBCACADBBbc

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA İRKİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 284,147 320,740 82 116 154 480 2581

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 0 7 -2,33 -23 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 3 11 -0,67 -3 9,37 9,92 5,42

Fen 20 12 7 9,67 48 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 38 41 24,33 27 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE bCAAdDDCBaabDCcABcbB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİAbCaDdBd c

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCcBCbdDDC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE a acba cb 

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK  aac c d B  aDBcccbd

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ cBCAbccDCACB BdCDdbD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 0 3 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 3 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 2 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN ERİŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 471,370 320,740 2 3 3 17 42

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 20 0 20,00 100 9,37 9,92 5,42

Fen 20 18 2 17,33 87 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 83 7 80,67 90 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE dBCCDDABBCCcAADBADAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBCABCCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBCCADDBCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCBCAabd

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK BADBDBCBDDBABCCBBABD

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ BDDCDDACBCdbACADBBDA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA ALTUNTEPE 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 382,862 320,740 45 66 83 228 937

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 9 7 6,67 33 9,37 9,92 5,42

Fen 20 15 5 13,33 67 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 64 21 57,00 63 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE CabCDDAdBCCDAADBADAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBCABCCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBCadD BbC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CdDCBCAdaB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK BADcDBba aB dd  BABa

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ ccDCDDACBCBbACAbBBbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDEM SERİNOVA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 368,499 320,740 53 80 104 268 1129

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 7 2 6,33 32 9,37 9,92 5,42

Fen 20 16 4 14,67 73 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 58 21 51,00 57 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE CBaCDDAcBbbDAADBbDAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBddaadAb

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BaCCADDBdC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCcCACcB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK  ADaDBCB     a B    

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ dDDCDDACBdBCdCADBBbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜKRAN ÇİFTÇİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 410,750 320,740 32 51 62 162 576

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 4 5 2,33 23 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 16 2 15,33 77 9,37 9,92 5,42

Fen 20 16 4 14,67 73 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 65 21 58,00 64 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAAbDDCaCbADCDABBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCdDBBdb 

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCaBdCdDDa

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE aBCAba cCb

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCBBDaCBABDB aBA BAB

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DBCAbcdDCACBCBAdDBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA ÖZCAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 278,367 320,740 85 119 158 488 2667

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 7,47 7,35 6,12

Matematik 20 6 8 3,33 17 9,37 9,92 5,42

Fen 20 8 11 4,33 22 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 34 36 22,00 24 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE dabCDDcBdCCDAADBAc  

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBdddaadAb

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ Bd CADcdbC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

MATEMATİK dADcDabBDa   a aBd  

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ ccDaDDAad BCddbadBbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 2 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 2 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA İLHAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 289,886 320,740 80 114 152 467 2489

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 3 3 2,00 20 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 3 8 0,33 2 9,37 9,92 5,42

Fen 20 11 8 8,33 42 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 42 30 32,00 36 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE dBaCDDAdBbC  AbBccbC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDdBdcB    

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BaCCAD BCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCD BCAdcB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK cAb bB c a   aCac   

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ cacCDDACB dCddADBBbc

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 1 33
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 2 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA GÖZLÜ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 491,621 320,740 1 1 1 2 4

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 19 0 19,00 95 9,37 9,92 5,42

Fen 20 19 0 19,00 95 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 88 0 88,00 98 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAACDDCBCDADCDABBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCDBBCAB

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCBBCCADDC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCACCBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCBBDBCBABDBDDBA BAB

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DB ADABDCACBCBACDBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT DEMİRKIRAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 331,392 320,740 65 95 131 361 1718

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 4 6 2,00 20 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 10 8 7,33 37 9,37 9,92 5,42

Fen 20 10 9 7,00 35 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 52 35 40,33 45 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE CBabDDABBCbDAAbBbcAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBaAabCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBCCdDcBbC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE dbDddCACbd

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK cADcDBCd ac cCCBBAcb

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ BDaCD bCBbdCdbAbBdbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 1 2 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TUNALI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 406,337 320,740 33 52 66 169 634

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 11 4 9,67 48 9,37 9,92 5,42

Fen 20 17 2 16,33 82 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 69 15 64,00 71 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE CBabDDABBCCDAADBcDdC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBdcaCdAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBCCADDBbC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCBCACDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK BAD bBCBDa AB CBcd  

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ BaDCDDACBCB ACADBBbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YALIN CANDAŞ 6767  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 441,098 320,740 14 23 29 79 248

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 15 3 14,00 70 9,37 9,92 5,42

Fen 20 17 3 16,00 80 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 76 12 72,00 80 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAACDDCaCDADCDABBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİAbCCDdBdca

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCBBCCADDC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCACCBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCBBD CBAdDBDaBA BAd

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ cBCADABDCACBCBACbBbD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT KIRÇAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 432,273 320,740 20 33 40 102 328

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 15 4 13,67 68 9,37 9,92 5,42

Fen 20 16 3 15,00 75 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 75 13 70,67 79 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAACDDCaCDADCbABBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCDBBCAB

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCcBCCADDC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCAadBDbC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCBcDBCBAdDBDaBA BAd

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ cB AbABDCACBCBACbBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF CEM ÇİÇEK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 389,547 320,740 40 61 76 210 846

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 8 1 7,67 77 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 15 3 14,00 70 9,37 9,92 5,42

Fen 20 13 6 11,00 55 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 66 20 59,33 66 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE dBCCDDAdBdCDAcbBdDAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDdBCABdCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBCCADcBCb

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDd CACDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK BAD  aCcDaBABCCBBABD

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ BDDCDDdCd BCddADBBbc

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 2 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ERAY DURGUT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 428,975 320,740 24 39 46 114 375

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 15 2 14,33 72 9,37 9,92 5,42

Fen 20 16 4 14,67 73 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 74 12 70,00 78 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAACDDCBCD DCbAcBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCdDBBCAa

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCBBdCADDC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCACaBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCBBa CBABDBDa A BAB

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DBCAbcBDCACBdBACDBaD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 3 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AYAYDIN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 435,103 320,740 17 27 34 92 299

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 12 3 11,00 55 9,37 9,92 5,42

Fen 20 18 2 17,33 87 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 76 9 73,00 81 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE dBCCDDABBCCcAADBADAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBCABCCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBCCADDBCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCBCAbDd

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK dAD DaCB aBAB  BBAB 

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ dDDCDDACBCBCACADBBbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AKIMCILAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 405,345 320,740 34 53 67 172 644

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 7 1 6,67 67 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 14 3 13,00 65 9,37 9,92 5,42

Fen 20 16 4 14,67 73 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 68 16 62,67 70 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE dBbCDDAaddCDAADBADAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBdAaCCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBCCAD dCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDd CAC B

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK BAD DBdBDaa BCCBBAB 

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ dDDCDDACBCBdbCADBBbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 1 33
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DURMUŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 394,559 320,740 38 58 72 195 774

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 12 3 11,00 55 9,37 9,92 5,42

Fen 20 15 5 13,33 67 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 67 18 61,00 68 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAAdDDdBaDADCDAcBdB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCdaBBCAa

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCBBCCADDC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCAdbBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCBBD CBA bB DBA a d

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ cBbAbABDCACBCBbCbBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 2 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KARAER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 383,812 320,740 44 65 82 223 920

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 9 4 7,67 38 9,37 9,92 5,42

Fen 20 12 6 10,00 50 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 64 16 58,67 65 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAACDDCBCbbDCDABBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCDBBbAa

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BaBBCCAD C

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCbCCBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCBBD C AdbB a  c  B

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ cBbAbcBDCACB BdCbBD 

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 2 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 288,221 320,740 81 115 153 472 2522

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 6,33 32 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 5 1 4,67 47 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 5 6 3,00 15 9,37 9,92 5,42

Fen 20 9 9 6,00 30 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 42 30 32,00 36 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE dBabDbAdcCCDAd B  bC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBadcCCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BadCADaBCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDd CA   

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK BAD Da c aa c Cc    

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ c aCDbAdB dCdCADddbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 1 33
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 0 3 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEPSENA ŞEKER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 337,321 320,740 63 92 126 348 1614

Katılımlar: 87 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 13,23 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 6,13 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,47 7,35 6,12

İngilizce 10 8 1 7,67 77 6,98 7,08 4,21

Matematik 20 5 1 4,67 23 9,37 9,92 5,42

Fen 20 15 4 13,67 68 12,44 12,75 8,21

Toplam: 90 52 18 46,00 51 55,62 56,90 38,59

TÜRKÇE d CdDDAd bCDdAbBcDAd

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDcBdd CCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBbCAD BCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDaBCAC B

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK cAD D  B  B         

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ BbDCD ACBddCACADBBbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 1 33
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALMİNA ERTÜRK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 473,096 320,740 1 2 2 14 35

Katılımlar: 20 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,17 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,20 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,67 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,62 7,08 4,21

Matematik 20 19 1 18,67 93 13,20 9,92 5,42

Fen 20 18 2 17,33 87 14,55 12,75 8,21

Toplam: 90 84 6 82,00 91 65,40 56,90 38,59

TÜRKÇE dBCCDDABBCCDAADBADAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBbAaCCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBCCADDBCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCBCACDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK dADBDBCBDDBABCCBBABD

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ dDDCDDACBCBCACADBBbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK HAMALOĞLU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 434,863 320,740 7 28 35 93 301

Katılımlar: 20 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 15,17 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,20 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,67 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,62 7,08 4,21

Matematik 20 17 2 16,33 82 13,20 9,92 5,42

Fen 20 16 4 14,67 73 14,55 12,75 8,21

Toplam: 90 78 10 74,67 83 65,40 56,90 38,59

TÜRKÇE dBdCDDAdBCCDAAcB DAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBCABCCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBCCADDBCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCBCACDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK BADdDBCBDDBABCCBBdB 

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ dDDCDDACBCBCACAbBBbc

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE ÇATAL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 454,238 320,740 3 11 13 50 136

Katılımlar: 20 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,17 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,20 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,67 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,62 7,08 4,21

Matematik 20 16 3 15,00 75 13,20 9,92 5,42

Fen 20 18 2 17,33 87 14,55 12,75 8,21

Toplam: 90 81 7 78,67 87 65,40 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAACDDCBCaADCcABBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCDBBCAB

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCBBCCAD C

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCACCBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCBcD CBABcBDaBADBAB

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DBCADcdDCACBCBACDBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN SU AKIN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 430,923 320,740 10 36 43 109 349

Katılımlar: 20 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,17 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,20 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,67 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,62 7,08 4,21

Matematik 20 17 1 16,67 83 13,20 9,92 5,42

Fen 20 16 3 15,00 75 14,55 12,75 8,21

Toplam: 90 74 12 70,00 78 65,40 56,90 38,59

TÜRKÇE dBaCDDAdBCCDAAbBADAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBdcBCdAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBCCAa BCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCBCACDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK BAD DBCBDaBABCCBBAB 

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ dcDCDDACBCBC CADBBbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEM ILIK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 371,725 320,740 18 76 99 258 1079

Katılımlar: 20 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,17 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,20 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 7,67 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,62 7,08 4,21

Matematik 20 9 8 6,33 32 13,20 9,92 5,42

Fen 20 13 7 10,67 53 14,55 12,75 8,21

Toplam: 90 63 23 55,33 61 65,40 56,90 38,59

TÜRKÇE CBaCDDAdBbCDAADBADAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBdABCCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BcaCAD cbC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCBCACDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK cAD bBCB a ABdbBdAab

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ BDDaDDAadCBCdCADBdbc

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ADIGÜZEL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 413,954 320,740 14 48 58 151 528

Katılımlar: 20 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,17 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 4 1 3,67 37 7,20 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,67 7,35 6,12

İngilizce 10 5 3 4,00 40 7,62 7,08 4,21

Matematik 20 18 2 17,33 87 13,20 9,92 5,42

Fen 20 15 5 13,33 67 14,55 12,75 8,21

Toplam: 90 66 16 60,67 67 65,40 56,90 38,59

TÜRKÇE dBCCDDABBbCDAAaBcDAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBdA     

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBC ADDBdC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CbDCBbAb  

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK BADBDBCBDaBABCCcBABD

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ dDDaDbACBCBCdCADBBbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 1 0 33
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 1 33
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA KIRAYLAR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 450,486 320,740 4 14 16 56 161

Katılımlar: 20 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,17 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,20 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,35 6,12

İngilizce 10 6 3 5,00 50 7,62 7,08 4,21

Matematik 20 18 2 17,33 87 13,20 9,92 5,42

Fen 20 17 3 16,00 80 14,55 12,75 8,21

Toplam: 90 78 11 74,33 83 65,40 56,90 38,59

TÜRKÇE bCAACDDCBCDADCDABBbB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCDBBCAB

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCaBCCADDC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE aBCbaC DCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCBBDBCBAdDBDbBADBAB

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ cBbAbABDCACBCBACDBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ATMACA 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 310,631 320,740 20 108 146 423 2082

Katılımlar: 20 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 15,17 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,20 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,67 7,35 6,12

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,62 7,08 4,21

Matematik 20 7 8 4,33 22 13,20 9,92 5,42

Fen 20 8 10 4,67 23 14,55 12,75 8,21

Toplam: 90 51 31 40,67 45 65,40 56,90 38,59

TÜRKÇE ACbAaDDCBdcbbCDcdBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCDBddAa

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCBBCCbD C

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCAaCBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CC BD bBAaD aaacca  

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ Ddbdbcd CACB BddbBDb

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 2 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 2 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN EKMEKÇİ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 416,776 320,740 12 45 55 146 500

Katılımlar: 20 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,17 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,20 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,35 6,12

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,62 7,08 4,21

Matematik 20 13 3 12,00 60 13,20 9,92 5,42

Fen 20 18 2 17,33 87 14,55 12,75 8,21

Toplam: 90 70 16 64,67 72 65,40 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAAbDDCBaaADCDABBbB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİAaCCDBBdAB

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCBBCCAcDC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DcCAddaDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK  CBBD CBAdDB aBd BAB

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DBCAbAcDCACBCBACDBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA NUR YAVUZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 469,473 320,740 2 4 4 20 48

Katılımlar: 20 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,17 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,20 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,67 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,62 7,08 4,21

Matematik 20 17 3 16,00 80 13,20 9,92 5,42

Fen 20 19 1 18,67 93 14,55 12,75 8,21

Toplam: 90 84 6 82,00 91 65,40 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAAbDDCBCDADCDABBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCdDBBCAB

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCBBCCADDC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCACCBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCBBDBCBAdDBDaBADBAd

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DBCADAdDCACBCBACDBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM HAMARAT 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 350,071 320,740 19 85 112 311 1406

Katılımlar: 20 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 15,17 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 5 2 4,33 43 7,20 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 7,67 7,35 6,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 7,62 7,08 4,21

Matematik 20 6 3 5,00 25 13,20 9,92 5,42

Fen 20 14 4 12,67 63 14,55 12,75 8,21

Toplam: 90 51 20 44,33 49 65,40 56,90 38,59

TÜRKÇE CBdbDDAdBdCDAADB DAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDdBbA C A 

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ B dCAaDB C

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCbdBCbbDa

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK BAD DdCB aa         

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ BDDCD dCBCBCcCAaBB c

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 0 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ BURTUL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 431,155 320,740 9 35 42 108 346

Katılımlar: 20 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,17 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,20 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,67 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,62 7,08 4,21

Matematik 20 15 4 13,67 68 13,20 9,92 5,42

Fen 20 17 3 16,00 80 14,55 12,75 8,21

Toplam: 90 77 12 73,00 81 65,40 56,90 38,59

TÜRKÇE dBCbDDAdBbCDAADBADAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBdABCCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBCCADDBCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCBCACDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK BAD DBCBDaaAdCCBBdBD

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ cDDCDDACBCBCAdAcBBDA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NECLA KOYUNCU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 380,536 320,740 15 69 88 236 958

Katılımlar: 20 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 15,17 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,20 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,67 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,62 7,08 4,21

Matematik 20 6 2 5,33 27 13,20 9,92 5,42

Fen 20 14 6 12,00 60 14,55 12,75 8,21

Toplam: 90 62 15 57,00 63 65,40 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAAdDDCB DADCDABBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCDcBbda

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCcBCbADDC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCACCBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK  C BD  Bcd     A   B

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ cBaAbcBDCACBCBbdDBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR GÜLER 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 442,034 320,740 5 22 27 73 238

Katılımlar: 20 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,17 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,20 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,67 7,35 6,12

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,62 7,08 4,21

Matematik 20 15 4 13,67 68 13,20 9,92 5,42

Fen 20 19 1 18,67 93 14,55 12,75 8,21

Toplam: 90 77 11 73,33 81 65,40 56,90 38,59

TÜRKÇE CBabDDABBbCDAADBADAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBCABCdAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBCCAD BCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCaCAaDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK dAD DBCBDaBAdCCcBABD

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ BDDCDDACBCBCACADBBbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK ŞAHİN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 372,042 320,740 17 75 98 256 1076

Katılımlar: 20 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 15,17 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,20 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,67 7,35 6,12

İngilizce 10 3 5 1,33 13 7,62 7,08 4,21

Matematik 20 16 4 14,67 73 13,20 9,92 5,42

Fen 20 13 7 10,67 53 14,55 12,75 8,21

Toplam: 90 59 28 49,67 55 65,40 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAACDbdBd cDCDAcBdB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCDBBbAa

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BdaBbCADcC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE a CA daDad

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCBBDBdBABDBDaBccBAB

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DBCAbccDCdCBCBddDaDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN KAYA 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 415,460 320,740 13 46 56 147 509

Katılımlar: 20 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,17 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,20 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,67 7,35 6,12

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,62 7,08 4,21

Matematik 20 14 5 12,33 62 13,20 9,92 5,42

Fen 20 17 3 16,00 80 14,55 12,75 8,21

Toplam: 90 73 16 67,67 75 65,40 56,90 38,59

TÜRKÇE dBCbDDAdBCCDAAcBcDAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBbABCaAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBCCADDBCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDaBCACDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK BAacDBCBDaBAdaCBBAB 

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ dDDaDDACBCBCACADBBbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RİMA BAİKOĞLU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 439,042 320,740 6 25 32 85 265

Katılımlar: 20 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,17 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,20 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,67 7,35 6,12

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,62 7,08 4,21

Matematik 20 17 3 16,00 80 13,20 9,92 5,42

Fen 20 17 3 16,00 80 14,55 12,75 8,21

Toplam: 90 75 15 70,00 78 65,40 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAACDDdBCDADCDABaCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCdDBBCAB

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BdaBCCADbC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCAbdaDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCBBDaCBABDBDaBAcBAB

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DdCADAdDCACBCBACbBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUSEMRE ERDEM 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 434,193 320,740 8 29 36 95 311

Katılımlar: 20 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 15,17 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,20 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,67 7,35 6,12

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,62 7,08 4,21

Matematik 20 17 1 16,67 83 13,20 9,92 5,42

Fen 20 18 2 17,33 87 14,55 12,75 8,21

Toplam: 90 74 12 70,00 78 65,40 56,90 38,59

TÜRKÇE CBabDDAdBCCDAAaB DAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBbdaCCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBCCAD BbC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCBCAdDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK BAD DBCBDaBABCCBBAB 

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ BDDCDDACBCBCACADBBbc

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELA KAYA 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 378,748 320,740 16 70 90 240 982

Katılımlar: 20 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,17 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 7,20 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 7,67 7,35 6,12

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,62 7,08 4,21

Matematik 20 13 7 10,67 53 13,20 9,92 5,42

Fen 20 14 6 12,00 60 14,55 12,75 8,21

Toplam: 90 60 29 50,33 56 65,40 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAACDDCBbDcDCDABBdB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCdDcBdca

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BbccCCdD C

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE aBCdaCBDbC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCBBDaCaAdbBDaaADBAd

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ cBCAbABaCAaBbBACcBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELA OKUR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 428,478 320,740 11 40 47 116 379

Katılımlar: 20 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 15,17 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,20 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 7,67 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,62 7,08 4,21

Matematik 20 17 3 16,00 80 13,20 9,92 5,42

Fen 20 16 4 14,67 73 14,55 12,75 8,21

Toplam: 90 74 13 69,67 77 65,40 56,90 38,59

TÜRKÇE dBCCDDAdBCCcAADB DAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBbAaCCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ B dCAD BCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCBCACDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK dADaDBCBDaBABCCBBABD

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ BcDCDDACBCBdACADBBbc

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BEREN ÜSTÜNGÜN 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 320,509 320,740 4 100 137 392 1905

Katılımlar: 6 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 10,50 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 5,22 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,28 7,35 6,12

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,28 7,08 4,21

Matematik 20 7 7 4,67 23 5,39 9,92 5,42

Fen 20 10 9 7,00 35 10,89 12,75 8,21

Toplam: 90 51 31 40,67 45 44,56 56,90 38,59

TÜRKÇE AdAdbDDCBaDAbCDAdcCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCbdBdda

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCd aCADDC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE cBCACCBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCcBD C  cbaDbcA  c 

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ cdCAaAdDCACB cdCbdaD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 2 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 0 3 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ARES FİDANCAN 148 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 273,520 320,740 5 120 159 493 2751

Katılımlar: 6 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 11 3,33 17 10,50 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 5 3 4,00 40 5,22 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 2 0 2,00 20 5,28 7,35 6,12

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,28 7,08 4,21

Matematik 20 2 0 2,00 10 5,39 9,92 5,42

Fen 20 11 7 8,67 43 10,89 12,75 8,21

Toplam: 90 34 23 26,33 29 44,56 56,90 38,59

TÜRKÇE dBadcDAB CbDcdbBb cd

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDcBa  CCbD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BB        

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCBC Cba

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK B       D           

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ BccCDDAdd B dCdDBBbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 0 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 0 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ALİ DOĞAN 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 447,599 320,740 1 18 22 64 187

Katılımlar: 6 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 10,50 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,22 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,28 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,28 7,08 4,21

Matematik 20 16 2 15,33 77 5,39 9,92 5,42

Fen 20 16 4 14,67 73 10,89 12,75 8,21

Toplam: 90 79 9 76,00 84 44,56 56,90 38,59

TÜRKÇE CBCCDDABBCCcAADBADAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBbABCCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBCCADDBdC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCBCACDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK dADBcBCBD BABCCBBAB 

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ BcDCDcACBCBaACAbBBDA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEVENT ALİ YAYLA 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 376,658 320,740 2 71 93 248 1015

Katılımlar: 6 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,50 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,22 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,28 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,28 7,08 4,21

Matematik 20 9 8 6,33 32 5,39 9,92 5,42

Fen 20 17 3 16,00 80 10,89 12,75 8,21

Toplam: 90 64 23 56,33 63 44,56 56,90 38,59

TÜRKÇE dcCCDDAcBCCDAcDBbDAd

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBdcaCCAa

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BaCCADDBbC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCBCACDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK dAa DBCBDcacaC adAB 

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ dDDCDaACBCBCACADBBbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNİL SIÇAR 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 353,396 320,740 3 83 109 301 1346

Katılımlar: 6 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,50 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,22 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,28 7,35 6,12

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,28 7,08 4,21

Matematik 20 8 7 5,67 28 5,39 9,92 5,42

Fen 20 13 6 11,00 55 10,89 12,75 8,21

Toplam: 90 59 25 50,67 56 44,56 56,90 38,59

TÜRKÇE dBaCDDAdBaCDbADBAaAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİadBdABCCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBCCADaBbC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCBCAdDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK dAD bB B aB dbdBBA c

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ dDDCDDACB BCddADcBbc

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 2 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 0 2 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ULUNAY DEMİRHAN 288 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 255,974 320,740 6 121 161 526 3065

Katılımlar: 6 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 6,33 32 10,50 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,22 6,34 4,56

Matematik 20 1 8 -1,67 -8 5,39 9,92 5,42

Fen 20 11 9 8,00 40 10,89 12,75 8,21

Toplam: 90 27 29 17,33 19 44,56 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAACccbBbadadDAB   

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİdDCCDdBdAa

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

MATEMATİK abaBbcbcc           

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DcddDcBDCAaBddAdDdDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 1 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 0 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 0 3 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEZEREN 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 449,261 320,740 1 15 18 59 168

Katılımlar: 3 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,45 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,33 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,11 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,56 7,08 4,21

Matematik 20 18 2 17,33 87 13,11 9,92 5,42

Fen 20 16 4 14,67 73 14,33 12,75 8,21

Toplam: 90 81 9 78,00 87 64,89 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAACDDCBCDADCcAdBCa

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCDBBCAB

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCBBCCADDC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCACCBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCBBDBCBABDBDbBADBAd

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DdCAbABDCACdCBACDBaD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ EREN İŞERİ 1320 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 336,483 320,740 3 93 127 352 1632

Katılımlar: 3 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 14,45 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,33 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 7 0 7,00 70 8,11 7,35 6,12

İngilizce 10 5 3 4,00 40 7,56 7,08 4,21

Matematik 20 4 2 3,33 17 13,11 9,92 5,42

Fen 20 13 6 11,00 55 14,33 12,75 8,21

Toplam: 90 49 19 42,67 47 64,89 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAACDbd Ca DCDAcBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİdDCCaBBCca

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCBBC AD  

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE bddA C DCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK  C BD a A     a     

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ cBbAbAd CACBCBAdaBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 0 2 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM AYAZ 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 448,630 320,740 2 16 19 60 174

Katılımlar: 3 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,45 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,33 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,11 7,35 6,12

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,56 7,08 4,21

Matematik 20 19 1 18,67 93 13,11 9,92 5,42

Fen 20 18 2 17,33 87 14,33 12,75 8,21

Toplam: 90 78 12 74,00 82 64,89 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAAbDDdBCDADCcABBaB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCDBBCda

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCBBdCADbC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCAbCBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCBBDBCBABDBDaBADBAB

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DBdAbABDCACBCBACDBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS     G CABİ 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 381,536 320,740 1 67 84 232 949

Katılımlar: 1 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 11,67 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 5,00 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,00 7,35 6,12

İngilizce 10 3 1 2,67 27 2,67 7,08 4,21

Matematik 20 13 5 11,33 57 11,33 9,92 5,42

Fen 20 17 3 16,00 80 16,00 12,75 8,21

Toplam: 90 58 19 51,67 57 51,67 56,90 38,59

TÜRKÇE ACbAbDDCBa  DCDAd CB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİAcCdDBBdA 

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCaBCbAc C

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE c CAC     

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCdBD CBAdDBDaa DBAd

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DBCADAdaCACBCBbCDBDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 3 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 1 33
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 3 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT SOYLU 1 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 448,550 320,740 1 17 20 61 176

Katılımlar: 1 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,33 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,67 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,67 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 7,08 4,21

Matematik 20 20 0 20,00 100 20,00 9,92 5,42

Fen 20 15 5 13,33 67 13,33 12,75 8,21

Toplam: 90 78 12 74,00 82 74,00 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAAbDDCBCDADCcABBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCDBBCbB

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCBcdCADcb

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCACCBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCBBDBCBABDBDDBADBAB

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ cBCAbAdDCACBCBACbdDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RASUL EMRE HOT 55 8H

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 400,271 320,740 1 56 70 181 699

Katılımlar: 1 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,67 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,67 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 10,00 7,35 6,12

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,33 7,08 4,21

Matematik 20 11 4 9,67 48 9,67 9,92 5,42

Fen 20 16 4 14,67 73 14,67 12,75 8,21

Toplam: 90 69 15 64,00 71 64,00 56,90 38,59

TÜRKÇE CBaCDDAdBbCcAADB DAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİaBBCABCCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BBCCADDBCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDdBCACaB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK BAD DB B ba dCbBBA D

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ BcDCDDACBCdCACADBBbc

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR ERSEZEN 435 8İ

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 297,000 320,740 1 113 151 453 2360

Katılımlar: 1 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 9,33 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,00 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,33 7,35 6,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,67 7,08 4,21

Matematik 20 7 13 2,67 13 2,67 9,92 5,42

Fen 20 11 9 8,00 40 8,00 12,75 8,21

Toplam: 90 45 45 30,00 33 30,00 56,90 38,59

TÜRKÇE CBbbDDAdBCaabADBcbAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDBBdAdCdAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BcdCdDcBCd

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CbadaCAdcd

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK dcDcaBCBDacAdCdcdcdc

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ dcDCDadCdddCAbADBBbA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 4 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 2 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ASLAN 0 8K

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 434,049 320,740 1 30 37 96 312

Katılımlar: 1 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,33 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,33 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,33 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 7,08 4,21

Matematik 20 15 5 13,33 67 13,33 9,92 5,42

Fen 20 17 3 16,00 80 16,00 12,75 8,21

Toplam: 90 76 14 71,33 79 71,33 56,90 38,59

TÜRKÇE CBaCDDABBCCDAADBcDAC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİDdBbABCCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BaCCAaDBCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDCBCACDB

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK dADBDBCaDaBABCCaBcBD

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ BcDCDDACBdBCdCADBBDA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY ÇEBİ 61 8T

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 307,831 320,740 1 109 147 430 2139

Katılımlar: 1 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 9,33 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,00 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 7,35 6,12

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,67 7,08 4,21

Matematik 20 7 9 4,00 20 4,00 9,92 5,42

Fen 20 9 11 5,33 27 5,33 12,75 8,21

Toplam: 90 50 36 38,00 42 38,00 56,90 38,59

TÜRKÇE CBabDcABadCDAAaBcDbC

Cevap Anh. A CBCCDDABBCCDAADBADAC

T.C. İNKILAP TARİHİaBBCdaCCAD

Cevap Anh. A DBBCABCCAD

DİN KÜLTÜRÜ BaCCADDBCC

Cevap Anh. A BBCCADDBCC

İNGİLİZCE CCDbBCAbca

Cevap Anh. A CCDCBCACDB

MATEMATİK cADBbadB  BcBa B cac

Cevap Anh. A BADBDBCBDDBABCCBBABD

FEN BİLİMLERİ dcaCbDACdCBbdCdaBdcA

Cevap Anh. A BDDCDDACBCBCACADBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 2 25
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 2 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 2 1 67
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 1 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METE TUNCE R HIZLI 614 8Z

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 393,314 320,740 1 60 74 199 791

Katılımlar: 1 123 166 580 3929

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 15,00 13,45 10,07

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,33 6,34 4,56

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,00 7,35 6,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 7,08 4,21

Matematik 20 10 3 9,00 45 9,00 9,92 5,42

Fen 20 15 4 13,67 68 13,67 12,75 8,21

Toplam: 90 66 15 61,00 68 61,00 56,90 38,59

TÜRKÇE ACAACDDCaaD DCcABBCB

Cevap Anh. B ACAACDDCBCDADCDABBCB

T.C. İNKILAP TARİHİADCCDBBdAa

Cevap Anh. B ADCCDBBCAB

DİN KÜLTÜRÜ BCaBdCcDDC

Cevap Anh. B BCBBCCADDC

İNGİLİZCE DBCACCBDCC

Cevap Anh. B DBCACCBDCC

MATEMATİK CCdBD CBA cB  aA  A 

Cevap Anh. B CCBBDBCBABDBDDBADBAB

FEN BİLİMLERİ DdCAbAdDCACB BACDdDD

Cevap Anh. B DBCADABDCACBCBACDBDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3 1 1 33
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 3 1 2 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2 2 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
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