
SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 75,76 75,95 57,60

Soru No

DERSLERE GÖRE ANALİZ



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA EVRİM KESER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,162 313,420 154 201 235 1574 31701

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 20,18 20,51 12,33

Toplam: 120 58 18 53,50 45 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe aCBDBCAaAbdCDE CdBADecDCDcDADACECAaABCEe

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDCcEceABDaCCDcEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik eEE B E    DDC CbDD E      b CA       B 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ŞİMAL KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,745 313,420 41 62 68 208 5150

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 93 13 89,75 75 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECdDBCADAD CDEECCBcDBBDCDBDADACECeEABCEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BbdAE aABbCCCDcEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEEBbEBA EeDC CE DCEC AB ECDCAD   D  B 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen DDC DECDDEBAdDDABaAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,731 313,420 168 223 273 2169 41718

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 20,18 20,51 12,33

Toplam: 120 47 13 43,75 36 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe c B BCec D C c CCBADBaDCDcacD  ECAEABbEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BbCAEAa BD CC bEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEd  E   E    C    E   B    C     D    

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 0 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KANTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 319,535 313,420 145 186 214 1253 25845

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 66 28 59,00 49 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECdeaCeDcDbC EECCBADBBDCDcaADACbCAEABCEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal B   EeBecaaCCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CaEEa E e  DDa C  DdE  ceB b   D      B 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen e  EDbCDDEBAeDaecDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 0 2 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEKŞUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,880 313,420 134 174 199 1080 22197

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 66 10 63,50 53 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe dDECCABDa  E ECCCABDBBDDCaBDACCAEAEBEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBACEeBcDBC  DCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik E     E       CC   a E   BA C           

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen C e C DDeEA   A dEc 

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 0 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURUNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 425,857 313,420 25 38 44 109 2968

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 98 13 94,75 79 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAEEDECCCABDBeDDCaBDACCAE EBEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBACEeadbBCCDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEEdCBEeED CDDCbbEDCCEEEB ACCD    bDa  B

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CEDDCEDDeEABADADAEBD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 413,898 313,420 36 56 62 184 4647

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 95 15 91,25 76 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe bCBDBCADADbCDEECCBADBBDeDBDADACEbAEABbEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal Bb A cBABD CCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEEBCEBACEDaCDCEDDCdCEABBECDCADD  DD B 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen c  cDECDDEaA aDAcDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,946 313,420 167 220 268 2078 40225

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 20,18 20,51 12,33

Toplam: 120 50 19 45,25 38 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDEdCcBDbc   ECCCABDBeDDCDBDACbAEAEdEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBcdEAacDcC  bCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik b abCBE  DA  DCC   b d   B              

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALANUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 279,842 313,420 164 217 264 2014 39204

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 0 15,00 75 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 48 7 46,25 39 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe eDECCABDDcEEDECCb BDBBDDCDBDAaCAcAEd ABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBA  ABAD C D CEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik          D                              

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen   c                 

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EMRE EDİZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,813 313,420 95 126 136 555 12124

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 83 22 77,50 65 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABcDecE ECCCABDBBDDCDBDACbAEdEcEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DeACEABdDBC  DCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EcECbBEBbcA DDaC cDCCE   BA C Ac     CEB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen bccbCEDDDEAdAcADAEeD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FATİH CANDAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 395,723 313,420 62 88 95 324 7742

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 16 0 16,00 53 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 16 0 16,00 40 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 86 4 85,00 71 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEcEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBACEABADBCCDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EE CCBEBEDA  DCCD DC                    

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen  E aCEDDD  BA A AdBD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 0 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 450,725 313,420 9 13 13 24 733

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 106 10 103,50 86 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe B ECCABDDAaEDECCCABDBBDDCDcDACCAEeEBEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBAdEABcDBCCDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBAbCDADD DD aEB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CEebCED DEABADADAEcD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİHAN İŞLEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 401,442 313,420 55 78 84 279 6697

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 26 8 24,00 60 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 92 21 86,75 72 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BcECCeBDDAEEDECCCABDBBDDCDcDACCcEAEdEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBAdEAeADBCCDDCEBaEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik dcECdBEBED CDDCCDEDadEEEBBAdCDcDD     cB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen acD CEDeDEABADADAEcD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 415,632 313,420 35 55 61 177 4402

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 6 3 5,25 53 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 32 7 30,25 76 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 97 21 91,75 76 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABbEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BbdcEcB BDaCCDaEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEdaCEBACEDDCDCEbDCECEABBEbDCADDbbeD BE

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen cDCbDECeDEdAADaABcAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ARIMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 382,528 313,420 80 109 118 461 10367

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 1 36,75 92 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 84 12 81,00 68 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDA  DECCCABDBBDDCaBDACCAEAEBEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBAdEbBeDBC  bCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEECCBEBED CeDCCDEDCCE E BdCC A   DD   B

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CcDeCEDeDc          

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 406,527 313,420 49 70 76 239 5852

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 93 18 88,50 74 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADADECDEECCBdcBBcCDBDAcACECcEABbEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDCAcABABDeCCceEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEEBCEBACEDDCDCcDDb C AB E e ADD DD C  

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen DbCEDEdDDEcAADDAdDdE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 2 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ERGÜNE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,316 313,420 171 226 277 2245 42908

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 47 19 42,25 35 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe c BcBCeDAD C E CCBADBBDCDdDADACbbAabBCEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal  DdcEdBb b CC  EBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik e a       E       D E                   

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen Dea D C eE    a B  E

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,372 313,420 136 176 203 1114 22896

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 67 18 62,50 52 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADADcCDEECCBADBBDCDBDeDACECAdABCEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal  DdA cBdda CCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik  E  Bb  d  D           A     CA    D  B 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen caacDECDDEBc  DccDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 271,867 313,420 169 224 274 2195 42031

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 50 27 43,25 36 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe eeECCABD c   aCCCABDBeDDCDcDACCccAEBEbBC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal aecdEAeebBC   CEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik d ad BE  b    CC  DC E   B              

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CdDaCbbDe      a Ec 

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NUR AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,968 313,420 121 161 181 888 19016

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 14 0 14,00 47 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 71 14 67,50 56 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCeBDDAcEDECCCABDBBDDCDBDACbAdeEBEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bB   ABdDcC DaCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik E ECCBEBED    C   D     BBA    b        

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen      EDeDEAd DAbAEBa

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KADAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,124 313,420 141 181 209 1211 24739

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 2 5 0,75 11 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 68 29 60,75 51 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADcDECeEabCBADBBDCDcDADACECAEABCEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BbbcEdBABDCCCabEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik dcE B E   EDbCD   DCa  Acd         D  B 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen ceaceECceEcA aDdcDdE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA ÖZSAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,138 313,420 149 193 222 1380 27864

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 64 28 57,00 48 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BecdCABDac cDaCCCABDBBDDCDBDACCAEAEcEAeC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DdcCEca bBC DDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEabCaEBdDe  DCC   CeE                  

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CaDaCEDeDEcB aeaAEc 

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 406,571 313,420 47 68 74 237 5844

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 20 0 20,00 67 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 91 10 88,50 74 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAbEDECCCABDBBDcCDBDACCcEAEcEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBACEA cDBCCDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik E ECC E  D CDDCC EDC E  BBA CD    Dc   B

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CcD CEDeDEABAaADAEcD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENAZ YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,136 313,420 142 183 211 1225 25058

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 66 24 60,00 50 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBbBC cADaCDEECCBADBBDCDBDebACEbAEABCEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal aDabEdBdBb CCD EBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik  EE BbE d  DDC  a  C   AB      D e      

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen c CcDECeDEaA DbdcDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 409,291 313,420 44 65 71 217 5393

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 93 15 89,25 74 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAEEDECCCcBDBBDDCacDACCAEAEdEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DdcCEABcDBCdDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EdE CB  EDA DDC  EDCdE EBBACCaAb  DD  bB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CEc CEDDDEABADAbAEBD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,649 313,420 57 80 86 285 6830

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 91 17 86,75 72 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAEa ECCCABDB DDCDBDACCedcEcEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal ad dEAacDBC  DCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik E ECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEB ACCDADDCDb   B

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen Ccc CEDeDbA ADAbAEBe

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA İÇTEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,514 313,420 111 147 163 726 15745

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 77 18 72,50 60 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCeBDDAcEDdCCCABDBBDcCaBDACCA eE EbBC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal beAbEA  bBCC DCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik E ECCaEBED CDDCCD DCCE E BACCDA  eDD   B

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen   e C Dec    ac  EBD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 0 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 368,441 313,420 101 132 143 608 13259

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 80 17 75,75 63 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BcECCABDDed ecCCCABDBBDDCaBDAaCcEAEBEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBbC ABdDcCbDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik Eb CCBEBED C DCCDEDCCEE     CDAD        

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen C e CEDcDEABA c dEB 

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 0 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 404,447 313,420 51 73 79 255 6169

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 92 16 88,00 73 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDA EDaCCCABDBBDDCDBDACbAEeEBEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBcaEAadDBCCDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEECCBEBE AdDDCCDEDCdEEEBBACCbA   Db  cB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen C eDCEDeeE BADA AE  

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 0 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,380 313,420 42 63 69 211 5212

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 94 16 90,00 75 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADcDdCDEECCBADBBDCDBDADACECAdABCcd

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BbCAEABABDCCCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEEaCEBA cDDCa EDDCECEABBE DCAD   D    

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen DeCcDECDDEaAADaccDbE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TANIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 407,218 313,420 46 67 73 234 5745

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 93 17 88,75 74 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECdDaCADADECDEECCBADeBDCDBDADACECAdABCEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal eDdcEeeABD CCeeEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEEaCE ACEDDCDCEDDCECEABBECDCbD      B 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen c bEDECDDEBAADbABaAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN  AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 429,895 313,420 23 33 37 94 2497

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 100 14 96,50 80 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBcBCADADcCDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDCAEcBABDCCCDcEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik aEEcBCEBACEeDCDCEDDCECEABBECDCc    D  BE

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen eeCcDECDDEBAAaDAcDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ADIGÜZEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 448,687 313,420 10 14 14 26 861

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 6 3 5,25 53 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 106 13 102,75 86 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAEEDECCCABDBBDcCDBDACCcEAEBEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBAdEAecDBCCDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEECdBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDAcDCbD aEB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CcDDCEDeDEABADADAEcD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT YAĞIZ CANPOLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 466,964 313,420 2 3 3 3 179

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 111 8 109,00 91 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEcEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBACEAaADBCdDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EdECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDD CEB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen dEcDCEDDDEABADADAEcD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 411,437 313,420 40 61 67 202 5044

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 93 11 90,25 75 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe B ECCABDDAcE dCCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBAC A  DBCCDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEECdaEBEDACDDCC EDCCdEEBB  CbA   DD   B

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen Ccc CEDeDEABADADAEc 

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY URAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 425,617 313,420 26 39 45 112 2996

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 40 0 40,00 100 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 99 15 95,25 79 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBddEABdDBCdeDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EdECdBEBEDACDDCCbEDCCEEEBBACCDA   DD  EB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CEcDCEDeDEAcA AbAEca

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÇOBANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,406 313,420 73 99 107 379 8772

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 24 0 24,00 80 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 26 0 26,00 65 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 87 16 83,00 69 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBcBCADADECDEEbCBADBBDCDBDeDACECeEABCEd

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal Ba Ad eAabCCCecEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEEBCEB CEDDCD E DCEC ABB  DC     D  B 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen e aEDECDeEBAAaDABDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 471,623 313,420 1 2 2 2 102

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 40 0 40,00 100 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 112 6 110,50 92 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBACcABcDBCCDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EdECCBE EDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDD aEB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CcDaCEDDDEABADADAEBD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE KÖPRÜLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,164 313,420 85 115 124 492 10828

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 84 17 79,75 66 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBC DADcCDEECCBcDBBDCDBDADA E AcABCEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDdAEe ABD CCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik  EE BCE A  DDeDCEDDCdC ABB  DCe  e DD B 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen c CcDECDDEcAAaaAcDdE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 372,448 313,420 96 127 138 571 12423

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 24 8 22,00 55 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 84 27 77,25 64 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADAb CDaECCBADBBDCDdDADACECAEcBCEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BbCAEcdABbaCCDDEBBAb     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEcadE AdEDDCDa  DCE  ABBEaDCe  a DDCBE

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen eaacDECDDEcAAcbAcaAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK YÜKSEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 353,165 313,420 114 153 169 788 16781

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 75 18 70,50 59 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCeBDDAEEcaCCCABDBBDDCDBDACCAEcEdEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBACcABdbBCbDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik E E  BEc Dd   CC  eCCE  BBA             

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CcD dEDDDEA A daAEcD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA AKASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 454,530 313,420 6 9 9 16 558

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 107 9 104,75 87 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEeEBEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBACEABcDBCdDeCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EbECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBAbCDA D DD  EB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CcDDCEDcDEABADADAEcD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 2 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 450,916 313,420 8 11 11 22 726

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 106 10 103,50 86 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAEEDECCCABDBaDcCDBDACCAEAEcEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBACEABeDBCdbDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEECCdEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDA D DD C B

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CEDaCEDcDEABADAbAEBD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA ALKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 216,595 313,420 175 232 290 2993 54270

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 6 15,50 39 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 28 14 24,50 20 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe cDECCAdDDAa DECCCdBDBee C               

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal D c  e A                 

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik E Eadad  D     C  D       A   A  eD    a

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen                    D

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 3 0 38
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 1 17
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA OCAKCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,264 313,420 129 169 192 1029 21320

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 68 13 64,75 54 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADADEC EECCBADBBDCDBaADAC CAEABCEd

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDCcdeaABb CC  EaBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CbdEBCEBACEDDCD    C                    

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen e CcDECD   Ad      E

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KARAKURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,938 313,420 133 173 198 1078 22182

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 69 22 63,50 53 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCecAb C c CCBADeBDCcBaADACECAEbBCEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDCcEABAcD CCb EBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEbadE d  DDCeC  DCEC AB    CA    D  B 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen e   DECDe  A  acBaAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 402,876 313,420 53 75 81 266 6457

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 92 19 87,25 73 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBeBCADADaCDEECCBADcBDCDdDADACECAEABCEd

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BbabEceABDaCCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik bEEEaCEcA EDDCDCEDDCEC ABBECDCA    Dc B 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen cDCcDEC DEBAAaDAeDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AVVURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,570 313,420 140 180 207 1204 24620

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 67 25 60,75 51 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe Bc CCABDDAdEb CCCABDBBDDCDBDACCAEcEBEABb

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal  BcCEcacbBC  bCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik   Ed aEcEDA  DCb  DCbE   BA C A  C     a

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen Ccc CEDeDaAc  c bEBa

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 0 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 398,933 313,420 60 83 89 300 7124

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 90 16 86,00 72 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe bCB BCADADaCDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal B eAEe Aab CCD EBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik  EEbcCEcACEDDCDCdDDCECE BBE bC DD  DD eE

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen c CcDECDeEBAADb BDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN COŞANDAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,020 313,420 159 209 247 1736 34610

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 56 21 50,75 42 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BbECCABDDd EedCCCABDBBDDCDBDACCAEeEcEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBAdcABeDBC DeCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik  dcd  E  D   aCCDc C E   Bd             

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen     d  e       Db c 

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA YAZICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 398,947 313,420 59 82 88 299 7122

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 89 12 86,00 72 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADADECbEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDCAEdBAebaCCDbEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEE BCE A EDDCDCE bCEC AB      D    D B 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen D aaDECDDEBAAaDAcD E

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEZMİ ÖNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,321 313,420 64 90 97 340 8035

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 6 3 5,25 53 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 88 14 84,50 70 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECeDBCAD DECD ECCBcDBBDCDBDADACECAEABCE 

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDCAEcBA DCCCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEEB EBA  bD     DCE  Ac E DCADD cDDeBc

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen caCcDb DDEcAADaABDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 0 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAVUT HALİLOĞULLARI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,942 313,420 148 190 218 1331 26934

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 61 10 58,50 49 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADADcCDEECCBADBBDCDBaAcACECAEABbEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDdAEcBABD CCD EBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik   E a E   E DC C   C                    

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen         e     a d AE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE İNANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,525 313,420 86 116 125 510 11152

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 85 23 79,25 66 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAcEDECCCABDBBDDCDBDACaAEAEcEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBAdEAacDBCbcbCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik dEEedBEBEbA DD C EDCCEE  BAb  ADD D    B

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen ecDaCbDeDEAaAeAbAEBD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 2 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,952 313,420 157 207 245 1716 34272

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 57 25 50,75 42 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe B ECC BDDA   ECCdcBDBBDDCDBcAeCAEeEBabBC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal D   d aebcCaDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik E EaCa BcD C DCC    CE   BAb            

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen e eaC DeD A c cbAEc 

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 401,090 313,420 56 79 85 282 6754

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 91 16 87,00 73 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCcDADbCDEECCBADBBDCDBDADACECcEABCEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal B dAEcBABDCCCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik dEEEBCaBAC DDa CE DCECEABBEbDC     DD B 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen c CcDECD EcAAabdcDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 409,724 313,420 43 64 70 214 5309

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 93 14 89,50 75 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAbEbcCCCABDBeDDCDBDACCAbAEBEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBACEABcDBCbcDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEE CBEB DAC DCC   CCE  BBACCcAD  De   B

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CEDDCEDbDEABAeADAEce

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ERDEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,929 313,420 123 163 183 916 19524

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 71 17 66,75 56 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBeBCADADECbEECCBADBBDCDBDADACECAEA CEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal          bdCCDcEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CE aBCa A  DDC      E   BB    c    DD BE

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen DcCcDECbDEBAdeaAcaAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YAŞRIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,795 313,420 139 179 206 1184 24236

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 67 24 61,00 51 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAc DECCCABDdBDDCacDACCAEdEBaABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBc de  bBC caCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik E ECCBE  De eDCC  DCb    dA   b   D     

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen Cc  CEDeDEA bccbAEBa

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YULAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,832 313,420 158 208 246 1721 34312

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 20,18 20,51 12,33

Toplam: 120 55 16 51,00 43 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ec CCABDDAdEDECCCABcdBDDCaBDACCAEcEdEAeC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBAdEABcbBC  DCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEa b E  Dd  cC   D  E   BA C           

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ESKİBALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,414 313,420 72 98 106 378 8767

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 86 11 83,25 69 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADADcCDEECCBADBBDCDBDADACECA ABCEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BbCAEc AaDCCCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik  EEbB EBACEDDC C DDCEC AB    Cc         

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen   CaDaCDeEBAA DAcbAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR SERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 317,054 313,420 147 188 216 1301 26625

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 1 4 0,00 0 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 64 23 58,25 49 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDaAac cCCCdBDBBDDCDBDACbAEcEBEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBcCEABdbBCacDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik d EdCcE d AC             B              

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CaebCEDecdAa  ADAEBD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 392,640 313,420 68 94 101 357 8344

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 87 12 84,00 70 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECeEABbEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDCAEdBABD CCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEE B  BA deDC CE DC aEA B  bCA     D B 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen c acDEC DEBAADac DAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 424,705 313,420 27 41 47 116 3112

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 98 13 94,75 79 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADADaCDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDCAccBAabCCCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEcBCEBACEDDCcC DDCEC ABB CDCAD   De   

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen cbCcDECDeEBAAaDABDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 442,593 313,420 15 21 21 47 1290

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 104 13 100,75 84 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BcECCABDDAEEDdCCCABDBBDDCDBDACCAEAEdEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBAdEABeDBCCDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEECCBEB DACDDaCDEDCCEEEBBAaCDADD DDc EB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CccbCEDDDEABADADAEcD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,266 313,420 128 168 191 1028 21319

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 70 21 64,75 54 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBeaCeDAD C d CCBADBBDCDBDADACEbAEABCEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BcdAcdBAcb CC DEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEcaCE A bDDCD    CEC AB Ea  A D  DD   

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen D CcDa DeE Ada     E

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KAAN ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 382,380 313,420 82 111 120 464 10390

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 87 26 80,50 67 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCAacDcCDEcCCBADBBDCDcaADACEbdEABCEd

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDbAEcBABDCCCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEd dCEBA EDDCaCEDDCEd ABd C CAc C DDCBc

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen DDecDECceEdAADbAcaAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 437,901 313,420 17 25 26 61 1635

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 103 15 99,25 83 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADADaCDEECCBADBBDCDBDeDACECeEABCEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDCAEAaAcb CCDeEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECbCADcC DDaBE

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen DbCcDECDDEBAAaaAcDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA İNCİ ESİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,333 313,420 87 117 126 514 11184

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 82 12 79,00 66 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECd BCeDAcECDEECCBADBBDCDc ADACECeEABCEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDCAEe ABDCCCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik  EE aCEB  EDDC  E D E  ABB  DC     D    

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen   CEDECDbEBAcabAcDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ GÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,321 313,420 143 184 212 1242 25588

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 65 22 59,50 50 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBcBCec b C c CCBADBBDCDBDAeACECAabBCEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal      d  a    D EBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik  EE     AC DDC CE eCECEAB E DC  DC DD   

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen eaacDECeDEdeAebABaAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR ÇÖLLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 459,893 313,420 3 6 6 9 327

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 40 0 40,00 100 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 109 10 106,50 89 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bcAdEABcDBCCDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EdddCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDc EB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CEcDCEDeDEABADADAEBD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 428,243 313,420 24 35 39 97 2681

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 98 9 95,75 80 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEdEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBACEAddDBCaaDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik E ECdBEBEDA DDCC  DCdEEE BA CDA   DD   B

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CcD CEDDDEABADADAEcD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÖL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,237 313,420 126 166 186 964 20205

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 19 8 17,00 43 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 73 28 66,00 55 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECeeBCADAD CDEECCBADBBDCDBDADACEbcEAdCEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal eaacEeadBbaCCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CcbEadEB  EDDC CE DaEe AcB     D e DD BE

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen D acDECDDE d  bee AE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 0 2 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,727 313,420 125 165 185 953 20076

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 71 20 66,00 55 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe eDECCABcDAcEDECCCABDBBDDCDBcACCAEAEdEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBAaE  dbBCbceCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEE CcE EDe  D C  DCCE    A     b       

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen C eDCEDeDcA   eDAEcD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 2 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İŞCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,486 313,420 71 97 105 377 8755

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 86 9 83,75 70 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAEEDECCCABDdBDDCDBDAeCAEAEBEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal beAaEABcDBCCDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik E ECCBEBEb CDDCC EDCCE EBBAC   D  D   EB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen        eDEA bDA     

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 0 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 386,906 313,420 77 105 114 419 9486

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 87 20 82,00 68 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAcEDECCCABDBBDDCDBDACCAE EcEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal D b aABcbBCbDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EcE CBEBEDAe DCC cDCCE EBdAeC c D DD  cB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CED CEDccEABbadDAEcD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ İLHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,366 313,420 160 212 253 1879 36956

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 55 27 48,25 40 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDA  DECCCABDBBDDCaBDAeCAbeEccABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal aBcCccBc  CaDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EcE  a   Dd   CaeaD      Bd             

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen ade CEDeDd     bdEc 

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 2 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN CEYLANDC 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 406,555 313,420 48 69 75 238 5849

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 93 18 88,50 74 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAcEDdCCCABcBBDDCDcDACaAEAEBcABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBAdEABcDBCCDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EdECbBEBEDACDDCCDEDCCEdEB Ad  ADDe      

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CEeDCEDeDEABbcAaAEBD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN DİKEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 377,570 313,420 89 119 129 521 11340

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 83 18 78,50 65 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBcBCADcDaCDEECCBADcBDCDdDADACECeEABCEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDdbEAa cDdCCD EBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEdaCE   E   DCEDDCE EAB  CDCA    a  a 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen DDCEDECDDEBAbaDAc AE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 1 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,733 313,420 122 162 182 891 19071

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 70 10 67,50 56 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BcECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBACEABcDBCCDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik E     b  D   D       E        b  a      

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CEe C DeDEA   Aa Ec 

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 456,057 313,420 5 8 8 14 476

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 108 11 105,25 88 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAEEDcCCCABDBBDDCDcDACbAEAEcEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBACEABcDBCbDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEECCBEBEDACDDCCDbDCCEEEBBACCDADDCDD CEB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CccDdEDDDEABADADAEBD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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40
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 385,449 313,420 78 106 115 439 9772

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 18 9 15,75 53 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 23 11 20,25 51 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 88 26 81,50 68 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe deaCCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEcEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBcCEABcDcCCDeCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EdcaCaEcEDACaDaCD DCeEEEBBA  bAcD DD b B

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CccaCEDeDEAeADADAEce

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM TEZCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 452,511 313,420 7 10 10 17 653

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 107 11 104,25 87 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAEEDcCCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBACEABADBCdeDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBbbCDADD DD CEB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CceDCEDeDEAdADAbAEBD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKİN TUNA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,118 313,420 69 95 103 370 8628

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 88 19 83,25 69 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADADcCDEcCCBADBBDCDBDADACECAEABCEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal ebaAEcBcBDbCCDeEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEEdCE b EDDC C bD ECEA B aDCA    eD BE

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen eDCcDECDDEBAAcDAc AE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EROL TUĞRUL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 432,872 313,420 20 30 32 77 2151

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 27 0 27,00 68 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 99 6 97,50 81 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABcDAEEDECCCbBDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBACEABADBC DDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEECCBEBEDA DDCCD DCCE EBBA CDA         

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CcDcCEDeDEABA ADAEcD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERTAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,073 313,420 104 137 148 639 13779

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 78 14 74,50 62 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADADcCDcECCBADBBDCDBDADACEaAEABCEd

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDbAEcdABDaCCD EBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEdaCE A  bD          AB     A         

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen eaCEDECDDEBAADDcBDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAD KANPAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,117 313,420 124 164 184 932 19733

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 71 17 66,75 56 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCAcADEC EECCBcDBBDCDBDADACECAaABCEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDCAEdB BD CCbaEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik dEE a Ee  EDaC C  DCEa AB  b Cc         

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen    EDE DeE Ad  ec  E

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 0 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 404,389 313,420 52 74 80 256 6179

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 91 12 88,00 73 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADADaCDEECCBADBBDCDBacDACECAEABCEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDCAEABABDCCCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEEBCEBA aDDC d  a E  A    bCADD  D CBE

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen DDC DECbDEdAb bAB dE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ZEYNEP ŞENER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,835 313,420 135 175 201 1094 22480

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 1 36,75 92 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 9 9 6,75 23 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 10 9 7,75 19 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 69 23 63,25 53 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe  DECCABDDAEE ECCCABDBBDDCDBDACCAEAEaEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBACEAaebcCe DCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EbEbbaE d e  D b aDC E   d CC          B

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen aEe CaDeDbA d eaAEB 

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 367,745 313,420 102 134 145 614 13404

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 4 3 3,25 33 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 24 10 21,50 54 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 83 30 75,50 63 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBcBCADADaCDEECCBADBBDCDBaADAeEbcEbBCEd

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDacEdBcBbCCCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEEaCEeAebDDC CEDDCdCEAB  bbCeca  D CBE

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen c bEDECDeEBAecDdcDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 2 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TAKAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 367,083 313,420 103 136 147 623 13547

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 81 22 75,50 63 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDbAcEDECCbABDBBDDCDBDACCAEAEcEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal a cbcAadb Cb DCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EdECCBEBEDACDDaCDEDCCEEEBeAeC e  dD    B

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen        eDEdBAcAaAEBD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH YAPICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,475 313,420 112 148 164 727 15754

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 75 11 72,25 60 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCAaDDA  DECCCABDBBDDCDBDACCAbAEBEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal   bCE  ADBC DDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEECC E EDA  DCC cDC E   B              

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen bc  CEDDDEA  ccbAEca

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM EBİNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 281,851 313,420 162 215 262 1976 38477

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 51 17 46,75 39 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECdDBCADADdCDE CCBADBaDCDBaA ACEC EABCEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal eadc cBABe CC DEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik    E a     D C b D bE   e               

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen e    b  D       B A 

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 2 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 199,834 313,420 176 234 292 3070 55585

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 11 13,25 33 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 22 13 18,75 16 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe E d BCADcbcCDEEb B  B a bc Aa C    bBCEd

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal   C  b   b      BB E     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik            D                            

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen         D           

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 2 3 25
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 1 1 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN EREN UÇAR 19   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 412,563 313,420 37 57 63 190 4852

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 95 19 90,25 75 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECB BCAcADaCDcECCBADBBDCDcacaACEbAEABCEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BbCAEeaABDbCCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEEBbEBACbDcCDCE   ECEABBECcCADDC DD BE

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen DDCEDECDDEBAAeDAcDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN SAKALLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 265,417 313,420 172 228 280 2324 44152

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 46 19 41,25 34 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe cebCCAaDDdEEDcCCCABDBBDDCDBeACCeEAEBaABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal  Bca AecbBCaDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik E        e   b       E   e              

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen C                 c 

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 350,207 313,420 118 158 175 815 17487

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 75 22 69,50 58 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe B cCCABDDAcEDcCCCABDBBDDCD DAe AEeEBEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBcCdAedbBCbcDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik E E CaEBEDA cbCC  DCCd   BA   A D D     

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen C DDCEDDeEA dadaAEBc

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AKBAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 430,461 313,420 22 32 36 90 2444

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 35 0 35,00 88 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 100 12 97,00 81 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDA EDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEcEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBACEAaeDBC  DCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDA   DD  EB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CccDCEDceEABAccaAEcD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ULUDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,282 313,420 117 156 172 803 17233

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 75 20 70,00 58 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCeBDDAEEbdCCdABDBBDDCacDACCAEAEdEABb

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBACEABcbBC DDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik E ECCaEB D C D CD DdeE E BA  D          

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen bcD CEDeDEe A cbAEB 

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK ÖZGÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 402,079 313,420 54 76 82 272 6596

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 92 19 87,25 73 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BeECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACaAdeEBEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBACEABebcCdDDCEBB*      

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EcECCBEBbD CDDaeDEDCCE EBBA CDADD DD  EB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen Cce CEDeeEA ADAaAEcD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÖNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,074 313,420 155 202 236 1578 31732

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 4 -1,00 -10 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 12 9 9,75 24 20,18 20,51 12,33

Toplam: 120 58 18 53,50 45 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCAc   C EECCBADBBDCDBDADACbCAEbBCEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BbCAEcdABb CCDaEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEcB   b EDca C  DC b AB    C bed b    

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 2 0 1 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KOCAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,357 313,420 91 121 131 530 11569

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 84 22 78,50 65 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADADECDdECCBADBBDCDBDADACECAEABCEd

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal  bdAEAaABD CCacEaBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEE Bd BACEDDCab DDCE cAB  aDCb c  DD B 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen  DCcDECeDEBcAabABedE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
JİYAN YEŞİLTEPE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 456,749 313,420 4 7 7 11 435

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 108 10 105,50 88 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAb DECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABb

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal beAdEAaADBCCDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEECCaEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDD CEB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen dcDaCEDDDEABADADAEBD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN TAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,656 313,420 127 167 188 987 20664

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 70 18 65,50 55 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe cCdDBCADADcCD EdCBADBBDCDBDADACEbAEAaCEd

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal B dA c   b CCD EBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEEaCEB CEDDCD   b EC A B  DC   e    B 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen    aDaCDcEBAd   c AE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KIRÇAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 392,797 313,420 67 93 100 355 8322

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 88 16 84,00 70 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADADcCbEECCBADBBDCDBDADACECeEABCEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BbCAEcBcBDbCCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik C EEBCE ACbDDCc   DCECEAB  d C     DD B 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen ea EDECDeEBAAcbABaAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM MERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 383,708 313,420 79 108 117 452 10121

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 4 4 3,00 30 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 2 5 0,75 11 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 87 23 81,25 68 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADAD CDcECCBADBdDCDBDADAC CAEbBCEd

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BbdAEAaABDCCCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEcBCEBACEDDCD a D ECEAB EC CA bd DbCBc

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen b CcDbCeeEcAdabABaAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,101 313,420 65 91 98 344 8086

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 88 15 84,25 70 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADAD CDE CCBADBBDCDBDcDACECAEABCEd

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDCAacaABD CCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEE BCEBA aDDC CdD CEe eBBE DCA  d b    

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen eDCcDECDeEBA DDAcDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 2 0 1 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY GÖNENÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,164 313,420 151 197 229 1490 30102

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 20,18 20,51 12,33

Toplam: 120 59 15 55,25 46 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BcECCABDbb E aCCCABDBBDDCDBDACCAEbEBEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DdcCaAaeDBCacDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik E E  BE  Dd   CCDbD  E   B  C b        B

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ÖZLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,809 313,420 170 225 276 2228 42719

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 4 28,00 70 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 46 13 42,75 36 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe B ECCABDaA   EC C BDBcDDCDBDACCeE EcEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal aBAeE  cb C DeCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik E aeC    D        D       A    c        

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen       De            

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 2 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M BAHADIR SERİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 446,252 313,420 11 16 16 31 1014

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 32 6 30,50 76 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 105 12 102,00 85 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADAD CDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEd

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDCAEABABDaCCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEEBCEBACcDDCbCEDDCEeEABBEbDCAcDe DD BE

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen DeCcDECDDEBAAcDAcDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 398,378 313,420 61 84 90 304 7240

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 91 20 86,00 72 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe eDbCCABDDAcEDaCCCABcdBDDCDBDACCAEAEBEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBdCEABbbcCCDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEECdBEBEDA DDCC EDCCEEEBBA Ca    DD  EB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CEcaCEDDeEABbaAbdEcD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HINÇAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 375,670 313,420 93 123 133 540 11728

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 21 7 19,25 64 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 23 9 20,75 52 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 85 27 78,25 65 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBcBCADADcdDEECCdADBBDCDBDADACECAEABCEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BbCcdABAaDbCCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CdEdBCEee EDDCDCEDDeEaEAB ECbCb D  D  a 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen DedEaECDeEBAcabAcDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA METE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,678 313,420 152 199 232 1501 30245

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 60 22 54,50 45 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAaEDECCaABDBBDDCaBbAeCAbAE     

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal beAdacBdb C  DCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EcEaCBE  eA    C ED      BA  D          

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen C    EDbDEA dcAbbEcD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 3 2 38
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ALİ EVGİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,463 313,420 161 213 255 1919 37549

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 7 19,25 48 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 53 24 47,00 39 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe cdBDBCbDAD C EECCB  BBDCDc    e C cb  EB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal eb c dBABbCCC DEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik bEEba  cb dDDC  c   E  AB   c A         

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen e  cDECDe  AA DABaAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 3 3 38
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 1 0 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 2 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 424,436 313,420 28 42 48 118 3137

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 96 7 94,25 79 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADAaEC EABbEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDCcEABABDCCCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEEBCEBA EDDC CE DCEd AB  b a        B 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen DDCEDECDDEBAADDeBDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 382,385 313,420 81 110 119 463 10388

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 86 23 80,25 67 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADADcCDcEdCBcDBBDCDBDcDACECAEABbEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BedcEcBABbCCCDaEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik dEE BCEBd EDDaDac D EC  BBE  CAD   DDCBE

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen eDCaDECDDEcAbDDABDAd

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRACE REİS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 417,482 313,420 32 48 54 160 4101

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 95 11 92,25 77 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAaEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEcEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBACEcacDBCCDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEECC EBEDe DDCC EDCCEE  BA CbA D D     

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CED CEDbDEABAaAcAEcD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED OKUMUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 412,261 313,420 39 60 66 196 4900

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 96 20 91,00 76 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAbEDECCCABDBBDDCaBDACCAEAEdEbdC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBACdABeDcCCDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBAbCDADDaDD  EB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CceaCaDeDcABA A bEce

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 0 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUZAFFER GÜRSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,306 313,420 76 104 113 406 9223

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 86 15 82,25 69 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADAD C E dCBADBBDCDBDADACECAEbBCEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BbdAEdBccDCCCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEcBCEBA EDaCadEDDCECEABB d            

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen   CcDECDeEBAADDABaAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,132 313,420 88 118 127 517 11228

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 84 19 79,25 66 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCcBDDAdE cCCCABDBBDDCDBDACCAE EcEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBA E acecC  DCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EbECdBEBED C DCaDEDCCEEEBBA C A D DD   B

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen acc CEDeeEAB aADAEca

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKYOL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,517 313,420 110 146 162 725 15743

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 74 8 72,00 60 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADADcCDEECCBADeBDCcBD DAC CAEABCE 

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDdA   ABD CCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik  EE B E   EDDC  E DC aEAB      c        

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen   CcDECDDE A Db B A 

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR HASDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 393,405 313,420 66 92 99 349 8220

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 2 3 1,25 13 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 87 12 84,00 70 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCeBDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEbBC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBAdEABcDBC DDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik E E dBE dDA  DC D DC E    A CDc b DD   a

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen Cc  CEDDDEABADAaAEcD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 412,349 313,420 38 59 65 194 4882

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 92 7 90,25 75 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCdDADECDEECCBADBBDCDcDADACECAEABCEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal    A     DCCCDcEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEEaCEBdCEDDCDCE D E  ABB CDC     D  B 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen bDCcDECDDEBAADDABDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA BOLACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,202 313,420 99 130 141 590 12880

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 80 15 76,25 64 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBcBCeDADECDE CCBADBBDCDBDADACbCAEABCEd

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDdAE e BD CCD EBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEE BCEBA  DaC Cc DCEd A B  bCA         

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen c CcDECeeE AADDAcDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 353,035 313,420 115 154 170 790 16803

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 77 26 70,50 59 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECB BCeeADECDEECCBAceBDCDBDADACECcEABbEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BaCcbbeABD CCD EBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEbBdE AC DDCDCcDDCEdEAc    C c      B 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen ecbcDECeeEBAbaDABDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR SARIER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 319,549 313,420 144 185 213 1252 25842

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 66 26 59,50 50 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BeECCAcDDAaEDcCCCABDBBDDCacDACCAE EBabBC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBAaEABcDBCCDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik E Ebd EBce   DC   DC Ec  B  C c   c     

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen a eebEDeDEc   cb EBa

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 1 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,558 313,420 107 141 154 678 14812

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 79 21 73,75 61 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADADcCbEECCBADBBDCDBDADACbCAEABCEd

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal  DdAEdBA DCCCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEbaCEBA EDDCDC  DCEe cc   DCA       a 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen ee cDECDea AccbeB AE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ZERENÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 277,997 313,420 166 219 267 2056 39866

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 10 9 7,75 19 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 54 34 45,50 38 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe EC cBCe c dCDcECCBADeBDCDBDADACECbEABCEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal eDdAEeBc b CCacEeBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik bEEca d A dD Caa  DCd  AB       b    C  

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen e a bb Dec A c eBacE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 2 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 0 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 445,554 313,420 13 18 18 34 1055

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 105 13 101,75 85 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAcEDECCCABDBBDDeDBDACCAEcEcEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBACcABcDBCCDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEECeBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBA CDADe DDDaEB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CEDDCEDeeEABADAbAEcD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 375,214 313,420 94 124 134 544 11841

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 82 16 78,00 65 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADAD CDEECCBADBBDCDcDADACECAaABCEd

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal Bbac caA D CCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik  EEcBCE A EDDC CE DCEC AB   DCe       B 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen DDbcbECDeEBA abABDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN TORNACI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 437,300 313,420 18 26 27 63 1689

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 102 13 98,75 82 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBbBCccADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal   dcEABABDCCCD EBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEEadEBACEDDCDCcDDCECEABBE bCADDe DDCBE

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen DbCEDECDDEBAADDAcDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA TALAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,680 313,420 146 187 215 1267 26095

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 1 4 0,00 0 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 4 13 0,75 4 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 67 30 59,50 50 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDA EDECCCABDBeDDCDBDACCeEcEcEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal a Aec eeaBC  aCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik  c   BEdEDA DDCCDdDC E EBBAbC e       cB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen aceaC DeeaA d Abcdca

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 436,075 313,420 19 27 28 68 1812

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 102 13 98,75 82 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDcDcDAeECAEAdCEd

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDCdEcBABDCCCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEEBCEBA EDDCDCEDDCdCEABBECDCADD  DDCBE

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen D  EDECDbEdcAaDABaAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN EMRE AKGÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 444,641 313,420 14 20 20 37 1117

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 7 3 6,25 63 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 105 15 101,25 84 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADADcCDEbCCBADBBDCDBaAeACECAEABdEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal dbCAEABABDbCCeDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik aEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDdcDDCBc

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen DDCEDECDeEBAAaDABDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 2 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 440,408 313,420 16 23 23 51 1455

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 103 12 100,00 83 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADcDECeE CCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BbCcEABABDCCCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEEaCEBACEDDaDCE DCECEABBEbDCADD  DD Bd

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen DDCEDECDcEBAADaAcaAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ ATAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,496 313,420 138 178 205 1129 23161

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 68 22 62,50 52 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAda ECCCABDBBDDCDBDACCeEAEdEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DecCEAaebBC  bCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EdE CBEBEDAeD aba D CE                 B

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen a DaC DecEA d Ab Ec 

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM GÜNBEYİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,590 313,420 163 216 263 2000 38936

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 50 14 46,50 39 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBcBCADAD CbE CCBADBBDCDcDADAebCAEABCEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDC Ed  Be CC  EBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik   Eb  E             E   B     c       B 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen eea b              E

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ ŞENCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 381,301 313,420 83 113 122 481 10603

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 83 12 80,00 67 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADAb CDcECCBADBBDCDBaADACECAEABCEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDCAEce cb CCD EBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEdBCE    D CeC DDCEC AB E DCb    D  B 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen     DECDeEBA DDdBDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 254,502 313,420 173 229 283 2533 47399

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 1 8,75 22 32,95 32,82 29,20

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 20,18 20,51 12,33

Toplam: 120 38 2 37,50 31 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe bCBDBCADAD                              

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Matematik CEEEBCEBACEDDaDCEDDCECEABBECDC          

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZERİN TURHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,068 313,420 100 131 142 601 13127

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 82 25 75,75 63 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCeBcDAcEDdCCCABDBBDDCDBDACCAEAEdabdb

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBcCcABeDBCCDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EbECdBEBEDb aDCCDEDC db BBAbCD         B

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen Cac CEDDDEABAaAbAEcD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA TUNCER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,187 313,420 137 177 204 1116 22938

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 12 9 9,75 33 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 15 10 12,50 31 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 70 29 62,75 52 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADADECbcECCBADBBcCeBDeDACECAEABCEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BaCc ABAdDbCCacEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik  cEcB bce EDDCeeaDDCE  AB  d  A eC    B 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen b CEDEeDeb A  abc bE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 2 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 2 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYF SULTAN BAYRAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 399,093 313,420 58 81 87 297 7094

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 18 0 18,00 60 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 89 12 86,00 72 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEcEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal aBACEAaADcCCeeCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEE  BEBEDAC DCC   C     BA CDe   D    B

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen dEeDCEDeDEABADADAEce

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH İNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 404,797 313,420 50 72 78 254 6123

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 92 16 88,00 73 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAaE ECCCABDBBDDCDBDACCeEcEBEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal eBAdEbBebeC cDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEECCaEaED  DDCCDEDCCEEE BACCDA   DD  EB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen bEe C DDDEABADAaeEBD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET UĞUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 419,930 313,420 30 45 51 146 3773

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 96 12 93,00 78 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAEEbECCCABDBBDDCDcDACCAEAEBEbdC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBAdEAeAbBCCD CEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEEaCBEBEDACDDCCDEDCCE   BA CD    DD   B

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CEDbCEDDDEABADAbAEca

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,152 313,420 109 144 160 719 15596

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 16 9 13,75 46 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 19 9 16,75 42 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 2 5 0,75 11 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 79 27 72,25 60 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDcA dDECCCABDBBDDCaBDACCeE EcEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBACEdaADeCbbDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EbECbaEcbeAebD CDEDCdEEE  AC  A D D     

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CEDbCEDeeEccAcAbAEdD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 2 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 395,388 313,420 63 89 96 327 7802

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 90 20 85,00 71 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCeBDDAEEDECCCABDBeDDCDBDACCAEAEaEeBC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DeA EAedDBCd DCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik E ECCBEBEDbCDDCC EDCCE  BBAeCDAD  eD  cB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CEcaCEDDbEAdbcAbAEcD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 415,937 313,420 33 52 58 174 4359

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 24 0 24,00 80 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 26 0 26,00 65 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 94 9 91,75 76 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe B cCCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBA dAedDBC DDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik E ECCBE  DA  DCCDEDCCEEEB ACCDA        B

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen baeDCEDeDEABADADAEcD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA EYLÜL BAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,244 313,420 165 218 266 2051 39804

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 6 8 4,00 10 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 1 4 0,00 0 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 51 22 45,50 38 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECB BCeDAD CbaECCBADBBDCcBDADACE  EbBCEd

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDCc  BABb     EBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik Cd    Ea   D b  d   Ed c   e     C   aB 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen e      bea Ae a B AE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL AYDINER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,277 313,420 84 114 123 491 10805

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 83 13 79,75 66 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCeBDDA EDECCCABDdBDDCDcDAbCAEAEcEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBA EAB DBCbDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik E E Cab ED  DDCCDEDC E    A C   D D   EB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen Ccc CEDDDEAcAa bAEB 

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,360 313,420 130 170 194 1045 21572

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 21 9 18,75 47 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 70 23 64,25 54 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAbEDECCCABDBBDDCDdDA CAEAEcEABb

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DecCE                    

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EbbCdaEBEDA  cCd EDCCc EBBA CDd b DD   B

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen aEc CEDeDEABbedbAEcD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 2 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNAN METE ÖZÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,358 313,420 119 159 177 825 17676

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 72 12 69,00 58 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBcBCeDdD C EECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDdAEceA b CCDcEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CaEEaCE A  DDC C                        

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen   CEDECDDE A DDAcDeE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE *Z YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 419,664 313,420 31 46 52 147 3806

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 98 20 93,00 78 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCeBDDAEcDECCCABDBeDDCaBDACCAEdEdEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bcAaEABcDBCacDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EdECCBEBEDACDDCCDEDCeEEEBBACCDc DCDD CEB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen bccDCEDeDEABcDADAEBD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇÖLYARAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,533 313,420 90 120 130 529 11538

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 2 5 0,75 11 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 85 25 78,75 66 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCaBDACCAEAEcaABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bdcdEABcbcCbcDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik a ECCBEBEDACcDCC EDCCEc BBA CDe   DD C B

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CcD CEDeeEAcbaAbAEca

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,425 313,420 153 200 233 1504 30347

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 2 33,50 84 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 20,18 20,51 12,33

Toplam: 120 57 8 55,00 46 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BcECCABDbA  DECCCABDBBDDC  DACCAEAEBEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBAa ABAbBC  bCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik E a CBE d     CC   C   b  A C           

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR SÖNMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,282 313,420 74 100 108 381 8799

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 87 15 83,25 69 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAd eECCCABDBeDDCDBDACCAEeEdE BC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal aBAC ABcDBCe DCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik dEE CBEBEDA DDCC EDCCE EBBA Cc  DCDD   B

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CEc CEDeeEAdA AaAE  

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ÜLKÜSEVEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 312,774 313,420 150 194 223 1385 27979

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 17 0 17,00 57 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 17 0 17,00 43 20,18 20,51 12,33

Toplam: 120 60 10 57,50 48 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BbECCABD A EDECCCABDBBDDCac ACbAE EdEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBc EABeb CaD CEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEECCBEBED  DDC      E   B  CD          

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK ALTUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,422 313,420 106 139 152 673 14592

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 78 16 74,00 62 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCeBDDAcEeECCCABDBBDDCDBaACCAEAEBEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBcCEAaeDBCbaDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EbECC EBED  bDCC EDCbEE  BA C     Db   B

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen       DeDEA   AbAE  

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TİMUR DÜNDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,317 313,420 98 129 140 582 12657

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 82 21 76,75 64 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBcBCeDADcCDEECCBADBBDCDBDADACECdEABCEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BbCAEceABDdCCDcEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEE BdE A EbDC CEaDCEC AB     A  d D   c

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen caCcDECDccBAAbDAc AE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU KAYAKAĞINLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 415,762 313,420 34 54 60 176 4384

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 95 13 91,75 76 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADADcCDEECCBADBBDCDBDADACECeEABCEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BbCAEcBABDbCCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEE BCEBe EDDC C  DCECEABBE DC  eC DD B 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen D CEDECeeEBAcaDABeAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AĞDERE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,823 313,420 97 128 139 574 12547

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 81 16 77,00 64 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDcDADACECeEABbEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal B edE BAdbaCCDeEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEE B E A  DDCD  DDCEC ABB bDC        B 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen c  cDEbDDEBA ebdBDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,318 313,420 116 155 171 793 16987

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 76 22 70,50 59 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADAD CDEECCBADBBDCDBDcDACECAEABCEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal eDdccd  cD CCbcEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEdEa E ACEDDCDCEaDCEedAB EC C  c       

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen e CaDE DaEa   DccDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK PULAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,306 313,420 108 143 159 707 15342

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 77 17 72,75 61 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDD  EDECbCABDBBDDCDBDACCAEAEcabBC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBAdEABAbBC  DCEBaEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik E EdCaEBED   DCC dDCCE E B CCDb         

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen  ce CbDDDEABA d AEc 

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 0 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ADAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 432,517 313,420 21 31 33 81 2197

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 101 14 97,50 81 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAEEDECCCABDdBDDCDBDACCAEAEcEbBC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBbCEABADBCa DCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EdECCBEBEDA DDCCDEDCCEEEBBACCDAD CDD  Ea

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CccbCEDeeEAcADADAEBD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,884 313,420 75 103 111 395 9100

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 2 6 0,50 5 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 26 10 23,50 59 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 89 24 83,00 69 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCeDAbcCDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDCAbABABDaCCDcEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEEaCEBA dDDC CdDDCECEABBECcCAbDe ae ab

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen DbaEDdCeDE A eb cDcE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 2 0 2 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,280 313,420 120 160 178 832 17965

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 73 17 68,75 57 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADADECDdECCBADBBDCDBDADACbCAEAdCEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BbCAEeB cD CCacEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik  aE  CE A bDDb  E D E  AB     b         

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen D CEeECDeE AA bABDcE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,177 313,420 105 138 151 655 14195

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 1 3 0,25 5 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 77 10 74,50 62 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe cCBDBCAD D  aEECCdADBBD DBDADA ECAEABCEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDC aABABD aCbeEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEEBC B  EDDCD  DDC CEABB  a A    DD   

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen   C a CDD  eA DA  A 

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 0 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZAHİD KARARMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 332,862 313,420 132 172 197 1064 21950

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 1 4 0,00 0 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 69 19 64,25 54 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECeDBCADAD CDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEd

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal ebebEc Acb CCaDEBeAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik  EEEBCEB CdDDCD E D    AB     A    D  B 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen cbCcD C eEed e      

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEREN DALGIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,826 313,420 70 96 104 373 8690

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 87 15 83,25 69 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDcDACCeEAEBEbBC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBACdABbDBCbDaCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEECCBE  D  DDCC  DCe   BBA CDb   D     

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen acDDCEDeDEABdeAcAEBD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 2 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DEMİRBİLEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,107 313,420 131 171 195 1047 21627

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 12 8 10,00 33 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 15 8 13,00 33 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 71 28 64,00 53 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe dD CCABDDAbEe CbCABDBBDDCaBDACCAEAEcEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBAdcAebbBCecDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik  cbeCac EDAC DC   DCaE ad A C A   D    B

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen Cc DCaDDDEAe aAbAEcD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP EDA DİLBER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 217,065 313,420 174 231 289 2988 54223

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 22 11,50 29 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 6 11 3,25 11 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 6 12 3,00 8 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 39 58 24,50 20 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe caeeBCcceDbbaE CCBADceDCcBDADdbEbbddadbB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal eDCAbcabBbCCebaEcBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik   b B E dbdDDC dd  C e  e abc b         

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen eDaEccCecaeAdebAecdE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ TÜRE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,622 313,420 113 151 167 750 16132

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 76 17 71,75 60 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBbBCADADECDEEdCBADBBDCDBDcDACECcEABCEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDCA c Aca CCe EBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEb CEB CEDDCD  DDCdC ABB CDC          

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen c  cDEC e BAd   BedE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZLI CAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 445,714 313,420 12 17 17 32 1046

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 25 0 25,00 83 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 32 0 32,00 80 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 104 8 102,00 85 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDcDACCAEAEcEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBACEABADBCCDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik E  C BEBEDA DDCC EDCCEEEBBACCDA D DD CEB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen bEcaCEDbDEABADAbAEcD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YAŞBEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,927 313,420 156 204 239 1615 32500

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 60 30 52,50 44 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe BeECCABDb c bcCCCAeDBBDabDBDACCAEAEcEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBACEAacbcCdaaCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik  EEC cE Ebb  DC   Da E   B  Cbe e    C B

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen   D  E eeEA d db Ece

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 2 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN NAZ AKKUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 423,208 313,420 29 43 49 127 3308

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 98 14 94,50 79 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDCAEcBAcDCCCaDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEcBCEBACEDDCDC bDCECEABBE DCbD   DD B 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen cDbcDE DeEBAAabAcDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA PHLVNĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 407,930 313,420 45 66 72 228 5634

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 94 19 89,25 74 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADADECDc CCBADBBDCDBDADACbCAEbBCdB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDdAEcBABDaCCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik dEaEBCEBAdEDcCDCEDDCECEABBECDCAD   De B 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen DaCEDbCeDEcAc DAceAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAŞLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,034 313,420 92 122 132 536 11633

Katılımlar: 177 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,95 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,69 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,33 1,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,20 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,81 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 13,03 13,07 10,65

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 17,51 17,68 10,95

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,67 2,82 1,38

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 20,18 20,51 12,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,19 2,03

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,38 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,97 2,99 1,64

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 9,59 9,55 5,42

Toplam: 120 82 14 78,50 65 75,76 75,95 57,60

TYT Türkçe cCBDBCADADcCDEEbCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal B dAE aABD CCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik  EEEBdEBA EbDCDdE DCECEA     CA         

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen D abDECe EaAA DAc dE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 0 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH SARITAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 367,134 313,420 4 135 146 621 13538

Katılımlar: 17 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,47 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,81 2,33 1,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,25 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,71 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,06 13,07 10,65

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 12,04 17,68 10,95

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,37 2,82 1,38

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 13,41 20,51 12,33

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,40 3,19 2,03

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,35 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,99 2,99 1,64

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 4,74 9,55 5,42

Toplam: 120 80 18 75,50 63 57,68 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDA EDECCCABDdBDDCaBDACCeEAEdEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBACEABcDBCdcDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik bE  CBEBED  DDaCDEDaCE   BAbC A   c    B

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen aa    beDEA A ADAEcD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 1 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA AKKOÇ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,765 313,420 11 210 248 1749 34720

Katılımlar: 17 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 28,47 32,82 29,20

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,29 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,81 2,33 1,61

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,25 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,71 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 11,06 13,07 10,65

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 12,04 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,37 2,82 1,38

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 13,41 20,51 12,33

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,40 3,19 2,03

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,35 3,37 1,75

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,99 2,99 1,64

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 4,74 9,55 5,42

Toplam: 120 55 19 50,25 42 57,68 75,95 57,60

TYT Türkçe BaECCeaDbc   dCCCABcBBDDCDBDACbAEAEcEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal D cddA dbcC   CEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik E    aE      DCC   CCEE  BA C           

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen   e   D DEA d   cEB 

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENSU KARAMAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,097 313,420 12 214 256 1926 37714

Katılımlar: 17 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 28,47 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,81 2,33 1,61

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,25 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,71 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,06 13,07 10,65

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 12,04 17,68 10,95

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,37 2,82 1,38

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 13,41 20,51 12,33

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,40 3,19 2,03

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,35 3,37 1,75

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,99 2,99 1,64

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 4,74 9,55 5,42

Toplam: 120 52 18 47,50 40 57,68 75,95 57,60

TYT Türkçe B ECCABDaAcE cCCC B BeDDCa DAaCAE Ecd BC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBc EABcD  Cc CEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik E  baaE EDA  bbC   C E   B a    b DD C  

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen     C            E  

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 1 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 2 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK HELVACIOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 239,762 313,420 16 230 285 2727 50811

Katılımlar: 17 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 28,47 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,29 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,81 2,33 1,61

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,25 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,71 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,06 13,07 10,65

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 12,04 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,37 2,82 1,38

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 13,41 20,51 12,33

Toplam: 120 36 14 32,50 27 57,68 75,95 57,60

TYT Türkçe e ECCABa     ECCdABcBeDDCDc ACCedAEdEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBcdE BAbcC   CEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik                      E                  

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM HÜSEYİN KAYA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 268,272 313,420 15 227 278 2269 43200

Katılımlar: 17 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 6 20,50 51 28,47 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,29 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,81 2,33 1,61

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,25 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,71 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 11,06 13,07 10,65

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 12,04 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,37 2,82 1,38

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 13,41 20,51 12,33

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,40 3,19 2,03

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,35 3,37 1,75

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,99 2,99 1,64

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 4,74 9,55 5,42

Toplam: 120 47 21 41,75 35 57,68 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBcBCebcD C aECCBADBBDCDdDADA          

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDabadd Bb CCecEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik  EEcaCE   be e C    E   B    C          

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen   C D eDeE A      AE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 3 1 38
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 2 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 0 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AKŞAHİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 353,766 313,420 6 152 168 779 16613

Katılımlar: 17 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,47 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,29 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,81 2,33 1,61

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,25 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,71 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,06 13,07 10,65

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 12,04 17,68 10,95

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,37 2,82 1,38

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 13,41 20,51 12,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,40 3,19 2,03

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,35 3,37 1,75

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,99 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 4,74 9,55 5,42

Toplam: 120 77 25 70,75 59 57,68 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAcEDECCCABDdBDDCDBDACCAcAEcEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal eBAbdA ebBCbcbCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EcEdCaEe eA  cCCD DC EEE BA CDA  e      

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CcDaCEDaecAc  ADAEBD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 2 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE IŞIK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 415,806 313,420 2 53 59 175 4378

Katılımlar: 17 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,47 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,81 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,25 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,71 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,06 13,07 10,65

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 12,04 17,68 10,95

Geometri 10 8 1 7,75 78 1,37 2,82 1,38

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 13,41 20,51 12,33

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,40 3,19 2,03

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,35 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,99 2,99 1,64

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 4,74 9,55 5,42

Toplam: 120 95 10 92,50 77 57,68 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCcDADECDEECCBADBBDCDBDADACECeEABCEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BadAEcBABDdCCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEEBCEBACEDDC CEDDCECEABBECDCADDC DDaBE

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen            A  bAceAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN AKINCI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 273,630 313,420 14 222 272 2150 41411

Katılımlar: 17 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 28,47 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,81 2,33 1,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,25 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,71 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,06 13,07 10,65

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 12,04 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,37 2,82 1,38

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 13,41 20,51 12,33

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,40 3,19 2,03

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,35 3,37 1,75

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,99 2,99 1,64

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 4,74 9,55 5,42

Toplam: 120 50 24 44,00 37 57,68 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBeBCe c  C c CCBADBBcCDBDADACECAEbBCEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDeAE aAcb CCaDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik C EEB      D b                          

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen eaa DaCbe aAd a c dE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP AKGÜN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 307,083 313,420 8 196 227 1473 29782

Katılımlar: 17 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 28,47 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,81 2,33 1,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,25 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,71 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,06 13,07 10,65

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 12,04 17,68 10,95

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,37 2,82 1,38

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 13,41 20,51 12,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,40 3,19 2,03

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,35 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,99 2,99 1,64

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 4,74 9,55 5,42

Toplam: 120 61 24 55,00 46 57,68 75,95 57,60

TYT Türkçe E BDBCecc  C c CC  DB D DBaADACdaAEABCEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDdcEAB cD CCeDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik    bB E   baDC CE DaEC AB  C CAc d    BE

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen eaCEDEC e  bb  AB dE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 0 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBO İLDEMİR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 368,110 313,420 3 133 144 611 13329

Katılımlar: 17 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,47 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,81 2,33 1,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,25 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,71 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,06 13,07 10,65

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 12,04 17,68 10,95

Geometri 10 1 3 0,25 3 1,37 2,82 1,38

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 13,41 20,51 12,33

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,40 3,19 2,03

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,35 3,37 1,75

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,99 2,99 1,64

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 4,74 9,55 5,42

Toplam: 120 81 19 76,25 64 57,68 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADADcCDEECCBADeBDCDBDADACECAEABCEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BbCAEceAcDCCCD EBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEEBCE ACEDDCDCE DCEedAB ECbCb c    aB 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen eca DE Db     D ee  

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER BERBER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 297,458 313,420 10 205 241 1644 33016

Katılımlar: 17 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 28,47 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,81 2,33 1,61

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,25 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,71 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,06 13,07 10,65

Matematik-1 30 8 0 8,00 27 12,04 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,37 2,82 1,38

TYT Matematik 40 8 0 8,00 20 13,41 20,51 12,33

Toplam: 120 54 7 52,25 44 57,68 75,95 57,60

TYT Türkçe Bc CCABD c E ECCCABDBBDDCDBDAeCcEAEBEbBC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBcCEABeDBC   CEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik       E      DC   DC E   BA             

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ALİ UÇAR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,033 313,420 13 221 271 2141 41283

Katılımlar: 17 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,47 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,81 2,33 1,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,25 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,71 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,06 13,07 10,65

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 12,04 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,37 2,82 1,38

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 13,41 20,51 12,33

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,40 3,19 2,03

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,35 3,37 1,75

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,99 2,99 1,64

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 4,74 9,55 5,42

Toplam: 120 50 23 44,25 37 57,68 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBeBCADcDdCeEECCBADBBDCDBaADACECcEABCEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal dDbAEeaeBeCCCecEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik   EEc ca  EDb   a                       

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen e a     e          E

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ KEREM METİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 205,895 313,420 17 233 291 3056 55171

Katılımlar: 17 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 28,47 32,82 29,20

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,29 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,81 2,33 1,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,25 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,71 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 0 1 -0,25 -1 11,06 13,07 10,65

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,40 3,19 2,03

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,35 3,37 1,75

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,99 2,99 1,64

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 4,74 9,55 5,42

Toplam: 120 24 12 21,00 18 57,68 75,95 57,60

TYT Türkçe deECCeB DAc  ECCCABDBBDDCDBDAa eb EdaA  

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal        d                 

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Fen        a          c 

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 2 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Plastit 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YAĞCI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,140 313,420 9 203 238 1590 32084

Katılımlar: 17 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 28,47 32,82 29,20

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,29 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,81 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,25 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,71 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 11,06 13,07 10,65

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 12,04 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,37 2,82 1,38

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 13,41 20,51 12,33

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,40 3,19 2,03

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,35 3,37 1,75

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,99 2,99 1,64

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 4,74 9,55 5,42

Toplam: 120 59 25 52,75 44 57,68 75,95 57,60

TYT Türkçe E B eCADdDECDEECCBbDBBDCDBaeDACEbeEbBCEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal   dcEd bBbaCCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEEBCEcA  Dcb Ca  C    B               

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen eaC c CD E A   ccaAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 0 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR ANLİ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,902 313,420 7 191 219 1332 26942

Katılımlar: 17 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 28,47 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,81 2,33 1,61

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,25 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,71 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,06 13,07 10,65

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 12,04 17,68 10,95

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,37 2,82 1,38

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 13,41 20,51 12,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,40 3,19 2,03

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,35 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,99 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 4,74 9,55 5,42

Toplam: 120 63 21 57,75 48 57,68 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAb DECCCABDBBDDCDBDbCCcEbEeEbcC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal D cCEABAadC bbCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEEC BEca            d          e       

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CaDa EDDDEe  aADdEBD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 2 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKER IŞIL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 418,659 313,420 1 47 53 151 3937

Katılımlar: 17 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,47 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,81 2,33 1,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,25 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,71 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,06 13,07 10,65

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 12,04 17,68 10,95

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,37 2,82 1,38

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87 13,41 20,51 12,33

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,40 3,19 2,03

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,35 3,37 1,75

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,99 2,99 1,64

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 4,74 9,55 5,42

Toplam: 120 97 17 92,75 77 57,68 75,95 57,60

TYT Türkçe BcECCABDDAaEDaCCCABDBBDDCDcDACCeEAEdEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal b ACbABbDBC DeCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEECCBEBEDAC DCCDEDCCEEEBBACCD DDeDD  EB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CceaCEDaeEABAaADAEBD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF EREN KOÇOGLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,783 313,420 5 140 153 676 14754

Katılımlar: 17 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 28,47 32,82 29,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,29 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,81 2,33 1,61

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,25 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,71 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,06 13,07 10,65

Matematik-1 30 22 7 20,25 68 12,04 17,68 10,95

Geometri 10 3 4 2,00 20 1,37 2,82 1,38

TYT Matematik 40 25 11 22,25 56 13,41 20,51 12,33

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,40 3,19 2,03

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,35 3,37 1,75

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,99 2,99 1,64

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 4,74 9,55 5,42

Toplam: 120 81 29 73,75 61 57,68 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBcBCADAa C E CCBADBBDCDBaADACECAaABCEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDCAEeB BD CCbcEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CaEcabEBdCdDDCDCEDDCEC AeBECDCAbcd  e BE

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen a dcDECDeEBAAabdceAd

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 2 0 1 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KESİM 0  MZ

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,093 313,420 1 157 173 804 17272

Katılımlar: 1 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 33,75 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 4,00 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,25 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,00 13,07 10,65

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 14,25 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 2,82 1,38

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 14,25 20,51 12,33

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,00 3,19 2,03

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,75 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,25 2,99 1,64

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,00 9,55 5,42

Toplam: 120 75 20 70,00 58 70,00 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBeACbAbeEcEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBAC AacDcCaDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EdECCaEe DAC DCC  DC E   B              

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen acc CEbeDEABA AbAEca

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KEREM YILDIZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 428,499 313,420 8 34 38 96 2652

Katılımlar: 37 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 33,82 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,07 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,33 1,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,61 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,86 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,20 13,07 10,65

Matematik-1 30 21 0 21,00 70 20,37 17,68 10,95

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,97 2,82 1,38

TYT Matematik 40 24 0 24,00 60 24,34 20,51 12,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,61 3,19 2,03

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,98 3,37 1,75

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,36 2,99 1,64

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,96 9,55 5,42

Toplam: 120 97 5 95,75 80 83,32 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDA EDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEcEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBACEABcDBC DDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEECCBEBEDA DD C  DCCEEEB     A   D    B

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CEcDCEDDDEABAcADAEBD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALIŞ EFE 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 412,451 313,420 16 58 64 192 4870

Katılımlar: 37 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 1 36,75 92 33,82 32,82 29,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,07 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,66 2,33 1,61

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,61 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,86 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 14,20 13,07 10,65

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 20,37 17,68 10,95

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,97 2,82 1,38

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 24,34 20,51 12,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,61 3,19 2,03

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,98 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,36 2,99 1,64

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 10,96 9,55 5,42

Toplam: 120 92 6 90,50 75 83,32 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDA  DECCCABDBBDDCDBDACbAEAEBEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBACEABADBC D CEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEECCBE EDceD CCD DC EEE B  C   D   D   

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CEea EDDD ABADAaAEBD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUM 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 420,896 313,420 12 44 50 142 3635

Katılımlar: 37 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 33,82 32,82 29,20

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,07 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,61 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,86 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,20 13,07 10,65

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 20,37 17,68 10,95

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,97 2,82 1,38

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 24,34 20,51 12,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,61 3,19 2,03

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,98 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,36 2,99 1,64

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 10,96 9,55 5,42

Toplam: 120 98 18 93,50 78 83,32 75,95 57,60

TYT Türkçe eDECCABDDAdEDECdCABDBBDDCDBDACCAbAEcEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBAddABcDBCCaDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEEdCBEBEDACDDCCDEDCCEE BBAbCDADDCDb  EB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen Cce CEDeDEABAcADAEcD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU AZRA ÇALIK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,377 313,420 29 149 165 730 15781

Katılımlar: 37 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 33,82 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,07 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,66 2,33 1,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,61 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,86 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 14,20 13,07 10,65

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 20,37 17,68 10,95

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,97 2,82 1,38

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 24,34 20,51 12,33

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,61 3,19 2,03

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,98 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,36 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 10,96 9,55 5,42

Toplam: 120 77 20 72,00 60 83,32 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAEaDECCCABDBBDDCDcDACCAEeEBEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBA EAecbBC DaCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik E E Cadc Dd  cCC ED CE EBBA       D     

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen acDDdEDDeEABe AbAEcD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU TURAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 448,415 313,420 4 15 15 28 880

Katılımlar: 37 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 33,82 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,07 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,66 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,61 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,86 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,20 13,07 10,65

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 20,37 17,68 10,95

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,97 2,82 1,38

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 24,34 20,51 12,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,61 3,19 2,03

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,98 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,36 2,99 1,64

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,96 9,55 5,42

Toplam: 120 106 13 102,75 86 83,32 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBaADACECcEABCEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BbdAEdBAcDbCCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEEBCEBACEDbCDCEDDCECEABBECDCADDCDDD BE

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen cDCEDECeaEBAADDAcDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADELAL KOYUNCU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 425,521 313,420 11 40 46 113 3007

Katılımlar: 37 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 33,82 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,07 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,66 2,33 1,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,61 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,86 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,20 13,07 10,65

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 20,37 17,68 10,95

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,97 2,82 1,38

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 24,34 20,51 12,33

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,61 3,19 2,03

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,98 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,36 2,99 1,64

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,96 9,55 5,42

Toplam: 120 99 16 95,00 79 83,32 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCeDADECDEECCBADBBDCDBDADACbaAEbBCEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDdcEABABDCCCeeEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEEBdEBA EDDC CE DCECEABBECDCA D bDDCBE

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen eaCcDECDDEBAADDAcDcE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN SOYORAL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 416,019 313,420 15 51 57 173 4345

Katılımlar: 37 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 33,82 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,07 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,61 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,86 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,20 13,07 10,65

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 20,37 17,68 10,95

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,97 2,82 1,38

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 24,34 20,51 12,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,61 3,19 2,03

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,98 3,37 1,75

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,36 2,99 1,64

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,96 9,55 5,42

Toplam: 120 95 13 91,75 76 83,32 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAEaDECCCABDBBDDCDcDACCAEAEBEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal bBACEAeADBCdDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik E ECCBE EDACDDCCaEDC E E c aC e D DD  EB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CEe CEeDDEAdbDADAEBD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK GÜNEY SARIÇİÇEK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,554 313,420 20 86 92 310 7375

Katılımlar: 37 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 33,82 32,82 29,20

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,07 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,61 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,86 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,20 13,07 10,65

Matematik-1 30 14 0 14,00 47 20,37 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,97 2,82 1,38

TYT Matematik 40 14 0 14,00 35 24,34 20,51 12,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,61 3,19 2,03

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,98 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,36 2,99 1,64

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,96 9,55 5,42

Toplam: 120 87 7 85,25 71 83,32 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAEEDECCCABDBeDDCDBDACCAbAEcEABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBACEABbDBCCDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEECCBE EDA DDCC                        

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CEDDCEDDDEABAccaAEBD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 2 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN ALICI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,429 313,420 32 189 217 1320 26793

Katılımlar: 37 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 2 31,50 79 33,82 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,07 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,66 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,61 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,86 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,20 13,07 10,65

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 20,37 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,97 2,82 1,38

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 24,34 20,51 12,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,61 3,19 2,03

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,98 3,37 1,75

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,36 2,99 1,64

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 10,96 9,55 5,42

Toplam: 120 61 12 58,00 48 83,32 75,95 57,60

TYT Türkçe ECB BCADdD C cECCBADBBDCDBDADACEC EA  EB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDCAadBc DCCCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik d   B          C  b                     

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen DaC DaCe E Ad DABDAd

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 2 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİSEM ATİK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,753 313,420 35 198 231 1500 30230

Katılımlar: 37 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 33,82 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,07 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,66 2,33 1,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,61 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,86 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 14,20 13,07 10,65

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 20,37 17,68 10,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,97 2,82 1,38

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 24,34 20,51 12,33

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,61 3,19 2,03

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,98 3,37 1,75

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,36 2,99 1,64

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 10,96 9,55 5,42

Toplam: 120 60 21 54,75 46 83,32 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBcBbADADECDccCCBADBBDCDBDeDACECeEABbEB

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BbCAacBABb     EBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik C EE  E d  DDCDC                        

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen eaCaDECce B   bccaAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞANAY SEMİH 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 374,261 313,420 26 125 135 551 12031

Katılımlar: 37 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 33,82 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,07 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,66 2,33 1,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,61 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 4,86 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 14,20 13,07 10,65

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 20,37 17,68 10,95

Geometri 10 6 4 5,00 50 3,97 2,82 1,38

TYT Matematik 40 33 7 31,25 78 24,34 20,51 12,33

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,61 3,19 2,03

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,98 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,36 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 10,96 9,55 5,42

Toplam: 120 86 33 77,75 65 83,32 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECbABDDAEEDaCCCABecBDaCDBeACCdEAbdEAeC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBACdbdA BCebDCEBdac     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEECCdEaEDACbDCCDEDCCEEEBBACCDbeebDDDCEB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen eEacCEDDbEABAcAeAdaD

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 1 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SAVAŞIR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 396,106 313,420 21 87 94 321 7648

Katılımlar: 37 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 33,82 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,07 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,66 2,33 1,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,61 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,86 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,20 13,07 10,65

Matematik-1 30 23 7 21,25 71 20,37 17,68 10,95

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,97 2,82 1,38

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63 24,34 20,51 12,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,61 3,19 2,03

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,98 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,36 2,99 1,64

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 10,96 9,55 5,42

Toplam: 120 91 23 85,25 71 83,32 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCADADbCDEECCBADBBDCDBDeDACECAEABCEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BDbAccdABDdCCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEdadEBACEDDCDeEDDCaCEcBBEaDCA D  D  B 

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen eDCcDECDcEdAbeacBDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 1 1 50
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ÖKSÜZOĞLU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 450,827 313,420 3 12 12 23 730

Katılımlar: 37 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 33,82 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,07 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,61 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,86 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,20 13,07 10,65

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 20,37 17,68 10,95

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,97 2,82 1,38

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 24,34 20,51 12,33

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,61 3,19 2,03

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,98 3,37 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,36 2,99 1,64

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 10,96 9,55 5,42

Toplam: 120 107 13 103,75 86 83,32 75,95 57,60

TYT Türkçe ECBDBCcDADECDEECCBADBBDCDcDADACECAEABCEc

Cevap Anahtarı B ECBDBCADADECDEECCBADBBDCDBDADACECAEABCEB

TYT Sosyal BbCAEABAcDCCCDDEBBAE     

Cevap Anahtarı B BDCAEABABDCCCDDEBBAEBECDD

TYT Matematik CEEEBCEBACEDaCDCEDDCECEABBEbDCADDCDDDCBE

Cevap Anahtarı B CEEEBCEBACEDDCDCEDDCECEABBECDCADDCDDDCBE

TYT Fen ceCcDECDDEBAcDDccDAE

Cevap Anahtarı B DDCEDECDDEBAADDABDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA TOPKAYA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 426,441 313,420 10 37 42 105 2899

Katılımlar: 37 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 33,82 32,82 29,20

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,07 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,66 2,33 1,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,61 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,86 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,20 13,07 10,65

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 20,37 17,68 10,95

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,97 2,82 1,38

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 24,34 20,51 12,33

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,61 3,19 2,03

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,98 3,37 1,75

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,36 2,99 1,64

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 10,96 9,55 5,42

Toplam: 120 100 18 95,50 80 83,32 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDAacDECCCABDBBDDCDBDACCcEAEcEABb

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DBACaABcbBCCDDCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik EEbCCBEBEDACDDaCDEDCCEEEBBAbCDADDCDD  EB

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CceaCEDDDEAcADAbAEca

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 2 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BRANŞLAR KARMASI TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE OTHAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,066 313,420 31 182 210 1212 24758

Katılımlar: 37 235 294 3215 57872

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 33,82 32,82 29,20

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,07 2,74 2,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,66 2,33 1,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,61 3,20 2,54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,86 4,81 4,47

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,20 13,07 10,65

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 20,37 17,68 10,95

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,97 2,82 1,38

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 24,34 20,51 12,33

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,61 3,19 2,03

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,98 3,37 1,75

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,36 2,99 1,64

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 10,96 9,55 5,42

Toplam: 120 65 18 60,50 50 83,32 75,95 57,60

TYT Türkçe BDECCABDDA E cCbCABDBBDDCaBDACCcdAEBdABC

Cevap Anahtarı A BDECCABDDAEEDECCCABDBBDDCDBDACCAEAEBEABC

TYT Sosyal DeAbE BcDBCa DCEBBEA     

Cevap Anahtarı A DBACEABADBCCDDCEBBEADECBD

TYT Matematik E EC aE  D   DCC aD  E      C          a

Cevap Anahtarı A EEECCBEBEDACDDCCDEDCCEEEBBACCDADDCDDDCEB

TYT Fen CE  CbDbD AB  cabE  

Cevap Anahtarı A CEDDCEDDDEABADADAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 3 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 2 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Mayoz 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0
