
SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA AŞCIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,490 293,350 157 206 1147 14488 124605

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 21 8 19,00 48 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 60 38 50,50 42 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDadDeBceAeEa  BaBCDCDdBeeAAedDEc EDCeAe

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eE D d C EBADBdDeeEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CcA CADBdcECa BEcbC  D  aCCD  EAEAA  D b

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen d dedccBC   bEDEeCAc

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 3 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA EVRİM KESER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 236,990 293,350 188 248 1628 21588 186879

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 20,00 20,27 13,33

Toplam: 120 39 27 32,25 27 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EbaEDBB   eEE bcdBCeCDbceBAACCDbEAaDCaAe

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEADdddb EBAcBBDC cA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C A ecD a    eeEaE   c                  

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 4 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ŞİMAL KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,165 293,350 75 105 404 5120 45164

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 3 2 2,50 25 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 82 17 77,75 65 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe ED EDBBADAAEEe BCBdbCDCBCB ACCDEEA DCBeD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BE Da ECDEBADBBDbaEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAaeADBBD CDCBEB C AD CC Ce EEA b   bB 

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen a bDec BCDB DEaEB AD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 3 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 246,350 293,350 184 242 1573 20460 177245

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 10 16,50 41 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 2 3 1,25 13 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 41 23 35,25 29 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe a D EDed   cEeC EDBdDCCBBCAe     EecEDDe

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EeBDa DEdCADBBBbEced     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEAbcE a   D   B C            a AA   a b

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen          B          

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 5 3 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 2 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEN NİSA SÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 418,630 293,350 26 43 135 1826 15310

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 27 0 27,00 90 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 35 0 35,00 88 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 97 16 93,00 78 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBEDBBADeAEEdEBCBCDCDCBCcAACCDEEAbDCBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEeDadECDEBADBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADBBDECDCBEB C ADBC CCDCEEAEA  CDBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen d EeecDBCeB DaebBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KANTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,658 293,350 140 188 1007 12741 109634

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 63 32 55,00 46 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe ED dDBBbD  EEbEeCBCDCDbBCBAAbCDEbedD eAc

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal cEeDbccdDEBAeBcDbebA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C A CADceaECDdBEB C  D   e c  EAcA   D  

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen E cD   BbDB DEDaBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 4 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEKŞUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,498 293,350 147 195 1052 13281 114393

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 59 20 54,00 45 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDBBAD eEEA BCBbDCDCBCBdAeCDEEAbDCeAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEADa  C EBADBeeaBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C b CA a   C C  B a  D        E         

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen d ED e BdD  bE EBb c

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YURTTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 285,565 293,350 165 214 1224 15448 132529

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 57 35 48,25 40 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDecDDeBdbedcCedDBCDdCcdbc CCEDAECBEDcA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EdeDCebEcCAbBBBDcACa     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C A AE ac     CBE     b D  D  EEA       

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen caBc eCDdBCE eCDaBaA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 431,905 293,350 14 28 76 1157 9503

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 100 11 97,25 81 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDBBADeAEEeEBCBCDCDCBCBAACCDEdAED BAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEADaddCDEBAbBBDCaEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECcDBBDECDCBEBEC  D CCCCDCEEAEA  CDBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen c ED ADBCDBCDE EBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKBAL İBRAHİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 424,498 293,350 22 36 109 1508 12506

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 98 13 94,75 79 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBEDBBADAAEd EBCBCeCDCBCaAACCDEEAED aeD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal  dADaA CDEBAbBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADBBDECD BEBEbDADBCCCCDCEEAEAA CDBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen   cb ADBCeBCDEeEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 242,483 293,350 185 243 1597 20932 181290

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 1 3 0,25 3 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 10 10 7,50 19 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 43 36 34,00 28 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDcBbcdba b eCdCaCDCBdadACCDEdAcDCBeD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEADb ECaEBAbcdDCcEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CcA e b dDdCDCeEBbC           aA   e a  

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen        c           e

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 6 4 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 68,15 68,69 51,98

Soru No

DERSLERE GÖRE ANALİZ



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FATİH CANDAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 383,635 293,350 64 90 320 4195 37196

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 83 6 81,50 68 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEeBEDDABAEAEBCeEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EABDCADEECAbBBBDEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACAE BDEDDC dBECE                     

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen E B  b   BdE D DEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 444,313 293,350 9 18 44 685 5512

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 105 15 101,25 84 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDabDBBADAAEEeEcCBCDCDCBCcAACCDEEeEDdBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal cEcDCAECDEBADBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADaBDECDCBEBECDADBCCCCDeEEAEAABCDBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen dBEDCADBCaBCDEaEeCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİHAN İŞLEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 428,213 293,350 17 31 90 1334 10923

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 99 12 96,00 80 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDBBADAAEEAEcCBC CDCBCcAACCDEEAEDCBeb

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEADCAECDEBADBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADBBDEC CBEBEC  DdCCeC   EA AA CDBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen bBcDedDBCDBCDEDEBaAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 415,080 293,350 29 46 147 2021 17129

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 96 18 91,50 76 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBEDBBADbedEebcCBCDCDCBCBAACCDEEAbD eAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BE DaAECDEBAcBBDCBEe     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADB aECDCBEBbCDADBCCeCDCEEAEAA CDBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen aeEcCA BCeBCDE EBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,558 293,350 106 140 607 7461 65248

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 76 25 69,75 58 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDBd c eEE ccCBdeCDCBCBAACCDEEAEDeBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEAD AECDEBAbBcDCBcA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEA CADeBDECD c BEC eDBC      EAE    DBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen bBcbbcaBdDcCbEDc CAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ARIMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,070 293,350 128 172 904 11382 98593

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 65 26 58,50 49 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aaDBEDDeB EeEcC EDBdedCdB AAbCEDAE BaDDe

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EABDC  E CAcBBBDEAC      

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACA BaDEa CBdBEaE  C  DCC   EdA    cBD

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen Ea A b ecBC  Da  e d

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 4 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 395,025 293,350 49 71 241 3280 29038

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 90 20 85,00 71 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDBBADAAEEAEBCBCDCcCeCBAbCCDEEdEDaBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEeD AEC EBAbdBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADBBDECbCBEBECD cBdCb D c  EA B D c

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen EcEDbADBCDdbDEDEBbAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ERGÜNE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 208,940 293,350 194 256 1779 24209 211369

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 30 29 22,75 19 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe Ee abaB DecEEd BCBeDCcCB ceAC DEbAaD e  

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal cEeD e e EBA Bdee EA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik   b   a  c d                            

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen c Ee d B       b C D

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 4 4 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 3 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 312,033 293,350 133 180 944 11885 102894

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 63 23 57,25 48 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBEDdB   AEEeEcdBCDCD BbBAACCDbEAaDCB  

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal edcbd bCbEBADBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C A CAD eaEC      C           E  A  CD e

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen d Ecee BCDBCDcaEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 219,685 293,350 192 254 1736 23329 202961

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 8 13,00 33 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 30 15 26,25 22 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BbDBEDDecA eEBCdbDBCDC a d              

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal d B   DEEaADBcBDcAe      

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik    CA                                   

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen d        B    a EB  

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 2 0 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 1 20
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA UYGAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,183 293,350 108 144 615 7519 65625

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 74 17 69,75 58 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEDBEDDdB deEBb EDBCeCCBBCAACC DAECaEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EceDC DE CAbBBcDEACc     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACA  BDEDDCaCBECbA   BDCCDCEE  A      

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen c  A  Ce Bd   C   DA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NUR OTCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,150 293,350 123 164 826 10358 90168

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 68 26 61,50 51 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDBEDDABbbAEcCeEDBbcCCBBCAACCEDAdCBEDDe

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal bceDddDEE AbBBBDEACa     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEAC    D e CBd EC            EEAc   DB 

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen c BcDDeaBBdE DaeEBDc

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KADAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,115 293,350 141 189 1012 12809 110259

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 2 2 1,50 15 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 10 10 7,50 19 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 64 35 55,25 46 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBEDBBbcdAEEbbcCBCDCDCBCBeACCDEEeEDCBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEdDaAECDEBADBBDaaEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CdbEeADcBc C C  B a  b a      EAc    c  

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen cedbecaBdec bEaEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA ÖZSAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,698 293,350 177 226 1350 17159 147479

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 52 31 44,25 37 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDBED  BeE EBb  DcbDdCcBaAACCEDAECBcDbA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal aceDa  EaCADBBcDEAC      

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C AeA dc EeaCe   C            EaA    D  

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen aE dcDeecBCa e   eDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 386,408 293,350 61 86 296 3968 35182

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 86 16 82,00 68 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aE cEDeABAEeEBCAEDBCDCCBBCAACCEDed aEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal dAeDC DEECADBBBDEAbB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C ACAE aDEa CBCBEC    C DCC CdEEAA   DB 

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen Ea c DCDBBCECbCDEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 277,233 293,350 172 221 1303 16539 142137

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 9 18,75 47 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 51 22 45,50 38 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EbaEDBBb  eE cEcCBCDCD BecdAC D EA D B  

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal   dD   C EBADadDa cA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C A CA aBD CDCeEB C           EA        

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen a cD e BCac   DEeCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 0 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 2 40
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,588 293,350 58 82 283 3805 33586

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 88 21 82,75 69 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EaaEDdBADAAEEeEaCBCDCDdBCBAACCDEdAEDCBeb

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEADCAdCDcBADBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAaCADdBeECDCB      DBCCCCDCEEAEA   DBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen b cD caBCaBdDEDEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU AZRA ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,320 293,350 82 114 457 5769 50745

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 79 15 75,25 63 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBED BbDAAEEAEaC  DC CBCd dCCDEdA DCBAc

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEA    CDEBADBBcCaEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C bECADBBDECDCBEB CD DBC      EAEA      

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen aBcDeA BCDBCDaDcBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 10 6 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 2 60
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 389,275 293,350 56 80 280 3760 33090

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 86 12 83,00 69 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBdaBBADeeE A cCBCDCDCBCcAA CDEEAEDCBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEADa ECDEBADBBDCaEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADBBaECDCBEB C  D        EAEA  CDBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen    D c BCDBCDEecBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA İÇTEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 385,163 293,350 62 88 308 4072 36056

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 1 36,75 92 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 85 12 82,00 68 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBEDBBbDAAEEAEBCBC CDCBCBAACCDEEAED BAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal  bcbaA C EBADBBDCcEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CaeECAD BaECDC EBECDADeCCCC C E EA   DBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen       cBCD CD  bBC D

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 0 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KARPUZCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,390 293,350 163 212 1202 15147 130430

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 55 23 49,25 41 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBEDcBcDAebEebeCBCDCDCBCBA CCD EebDCBeD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEADC ECDEBAbdceaBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik   A CADB D C CeE EC  eaC    e cA        

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen        cd          b

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 3 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,923 293,350 118 156 707 8705 75468

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 18 0 18,00 60 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 70 15 66,25 55 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EbaEDBB DA Eb EBCBd CDCBCBAACCDEbeEDCBAc

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal     a    E    BD  EA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEA CADBBDECDCBEB CD          EAcAA dDBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen bB  CA BdeBCDEa BaAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 3 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 2 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 419,605 293,350 25 42 131 1770 14882

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 97 15 93,25 78 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDBEDD BAEAEBCbEDBCDCCeBeAACCEDAEdBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EABDCADEdCADBBBDEAaB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACAEBBDEaDCBeBECEA CCBDCCDC EEAA  AD  

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen EbBADebDddCECDCa eDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 377,215 293,350 72 100 364 4762 42112

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 84 21 78,75 66 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EcBEa BcDAAdEd cCBdDCDCBCBeACCDE AEDC   

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal abADCAECDEBAbBBDCaEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEA CADaBaECDCBEBEC eD CCCCDCEEAaA   D  

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen bBcDeA BCDBCDEaEaCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 1 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TANIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 382,740 293,350 65 91 325 4280 37892

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 85 17 80,75 67 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBEDBBbDAAEEcEcCBCDCDCBCBAACCD EedD e  

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEADdd CD BAbBdDCaEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CcAECAD BD CDCBEBEC  D  CCC CEEAcA  dDBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen EB c ADBCDB DEDEcCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 3 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 0 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 2 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,618 293,350 51 73 244 3307 29285

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 91 25 84,75 71 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEDBbDDeBbEeE*CcEDBdDCCBBCAACCEDAECBEDDb

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAeDCADbdCADBBBDEAbB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CcACAEBaDEDDCBeBECEA CdBDCCDCcEEAA  ADBD

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen ca cbceDBBCECDCDEBDe

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT EFE ÖZYILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 477,463 293,350 1 3 4 56 526

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 114 6 112,50 94 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBeBAACCDEEAEDCBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEADCAdCDEBAbBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADdBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAeBCDBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen EBEDCADBCDcCDEDEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,463 293,350 84 116 475 5953 52330

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 79 17 74,75 62 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDabDBBADAAEEeEcCBC CDCBCBAACCDEEAbD eeD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal cEAadAbCDEBADBBDCdEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADB D CDCBEa C         CEE E       

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen decDaA BCDB DEDEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 3 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,038 293,350 36 55 164 2320 19868

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 93 12 90,00 75 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEDBEDDABbEAEcCA DBC  CBBCAACCEDAECBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal E BDCADE CAcBBBDEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACAE aDEDaCBCBEC   CCeDCCDC EEAb   DB 

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen EEBcDa cBBCcCDCDEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 0 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK BESNİLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,860 293,350 173 222 1306 16596 142562

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 6 16,50 41 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 9 1 8,75 44 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 48 11 45,25 38 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe Eb EDeB D AE   BCBCDCcCBCc AabD         

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal ab    ECDE    BeC EA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADaB     BE              EA       D

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen        BCD   EDEBCAe

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 4 1 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 3 20
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY URAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 434,665 293,350 13 26 69 1034 8464

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 102 15 98,25 82 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEDBEDDABbEAEBCeEDBCDCCBBCAACCEDeECBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAeDCADEbCADBBBDEACa     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACAEBaDEaD BCBECEADCCBDCCDCEE AAC ADBD

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen cEBceDeeBBeECDCDEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÇOBANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 420,733 293,350 24 38 122 1701 14296

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 97 14 93,50 78 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDBEDDeBAEAEBCeEDBdDCCBBCAACCEDAbaBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAeDCADEdCAbBBBDcACa     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACAEeaDEDDCBC E       DCCDCbEEAAC ADBD

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen EEBADcCDBBCECDCDEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,788 293,350 153 202 1129 14297 123099

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 59 31 51,25 43 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDBBbebAEbAEcCBCDCDdBCcAdCbDdEAbDCBeD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal ebAba  CaEBADB DCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEA CADa aECDCaEB C           E E       

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen a cDec BCec bc Ee cD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 4 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 471,748 293,350 2 4 5 106 862

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 38 0 38,00 95 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 112 6 110,50 92 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDBBADdeEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEADCAECDEBADBBDCaEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADBBDECDCBEB CDAD CCCCDCEEAEAABCDBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen EBEDCdDBCDBCDEDEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGEHAN AKBULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,230 293,350 90 123 505 6308 55043

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 79 21 73,75 61 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEaBEDDeBA eEBC  DBbDdCBBCAACCEDAEdBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal dABDC  E CADBBBDEAea     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACAEdBDEbbCBbBECdADCCBDCC   EE     a  

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen Ea   bbeBBCE bCDcBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,500 293,350 95 128 543 6657 58256

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 80 30 72,50 60 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDeEDcABAEAaeC cDBCeCCBBCAAaCEDAECBEDDe

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EeeDaADEbCAbBeBDEACa     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACAEcaD DDCBdBECE    eDCCcCbEaA C ADBD

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen Eb A eaDcBCcaDCeEdDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 1 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK YÜKSEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,263 293,350 134 181 955 12134 104802

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 63 25 56,75 47 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDBBcDcAdEdEcdBCDCDdBeBAACCaEEAaDCBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal ebADC cCDEBADBBDbBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C   C Dae    CaE  C    CC CD            

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen E caaA BCDc ecDEeC D

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 426,890 293,350 19 33 99 1401 11468

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 100 17 95,75 80 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EbBEDBBADAAEEeEBCBCDCDCBCBAACCDEEAED BAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal aEADCAdCDEBAcBBDaBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAEeADBeaECaCBEBECDADdCCCCDCEEAEAcBCDBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen b EeeA BCDBbDEDEBaAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA ALKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,658 293,350 182 235 1478 18915 163576

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 45 23 39,25 33 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDabDc B cAaBCcEDcCDbaBBCAdC  Dbc e    

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAeDC DE dAbB BDEAb      

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C  CA  B   DCBdBE c           EE A   D  

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen  d     e B     a Bc 

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 5 3 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 2 30
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA OCAKCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,725 293,350 136 183 958 12201 105358

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 63 25 56,75 47 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEDaEaDbB EAEaCAaDBCDdCBBCAACCEDAcCBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EeBDa DEECADBBBeEAaa     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CbA A ddDE D B  E            EEEAA      

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen Ed eab ecBdECD  bd  

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KARAKURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,130 293,350 154 203 1138 14393 123830

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 3 3 2,25 23 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 16 9 13,75 34 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 59 33 50,75 42 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EcBacdBcD edcc BCBCDCDCBCe dCbDEbAcDCB D

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BbADa  CDEBAbaBDCeEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEA eADB b CaCdEBcC     C C a dAdc   D D

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen d    A BdeB ea EBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 5 4 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU KAŞARCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,578 293,350 130 176 922 11564 100239

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 17 8 15,00 50 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 2 2 1,50 15 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 19 10 16,50 41 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 66 32 58,00 48 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDacaDA dEeE C dDBCDCCBBeAAdbEDAdCBEDa 

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal b ebCADEECADBdBDcAeB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C ACAEecD DaeBeBceEcDCC DC  CEEdA    b  

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen EE  cDe cBbE Da  BDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 2 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 389,133 293,350 57 81 282 3770 33197

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 88 19 83,25 69 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBEDBBADAAdEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAbDCeAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEADaAdaaEBAbBBDCBcA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADBBDECDdBEBEC    C    d EAbA eCDBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen EBEeed BdDB DaDE CAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 1 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AKŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 302,333 293,350 146 194 1041 13177 113394

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 62 32 54,00 45 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDBabceAEEcccCBeDCDCBbBAACCDcbAEDCBeD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal ebdDCcdCDEBAbdBedBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECAD d    CBE bC      CC a E a       

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen   aDCc Bdbc DEDcBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AVVURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 307,678 293,350 137 184 982 12491 107495

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 62 24 56,00 47 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aaDaEDDABbEAEcC aD CDCCBBCAA CEDdECBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal E aDC DEcbA B dDEACe     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEAe  dBDEaDC CB d   ab D  D  E  A     b

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen b  c e eBBC   aDEBD 

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 10 8 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN COŞANDAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,098 293,350 170 219 1293 16427 141174

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 11 9 8,75 22 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 54 31 46,25 39 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDBEDDeBcEedBCAcDBCDCCBBCAbCeEDAE BbDbA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal dAebC DEdCADBBdDEced     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik Cd CAcB D eD cCcECd   bBD     db        

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen  b    C  B      bebb

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 302,345 293,350 145 193 1040 13175 113382

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 61 27 54,25 45 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDBEDDABc ddBC EDBCDdCaBCAACCbDAECebDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAeDd bEECA BBBeEAed     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CdACA aBaEDaCBC         D C C           

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen  c cDDeecBdc DC Edb 

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA YAZICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,045 293,350 120 159 736 9013 78211

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 72 27 65,25 54 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EaabDBBbDAedEebBCBCDCDCBCaAACCeEEAbDdBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEcDCAECDEBAbBBDCaEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C AaC DeBD   C EBEC  D  CC D  EAEb  Ca  

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen d cb ceBCDe cEDEdC D

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEZMİ ÖNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 368,373 293,350 79 110 440 5575 49045

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 81 21 75,75 63 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EeBEDBBbcAeEEeEcCBCDCcCB cAA CDEEA edBe 

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEceC dCDEBA BdDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADBBaECDCBEBECa DB CCCDCbE cA   DB 

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen    Db  BCDBCDEDEBaAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 4 40
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAT BÜYÜKDERE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,410 293,350 151 200 1110 14071 121305

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 20 9,00 23 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 15 9 12,75 43 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 22 11 19,25 48 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 62 44 51,00 43 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe bD dcc ebecdc acCaC CedBCcdACCDEcA D Bcb

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal cEADCdECDEBAbaeabebA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C bECADaaDECb BEBcCe DB Cd  edEAEAAddD D

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen EBcD dDBCDBCDEDEdbAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 6 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 5 40
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 1 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,908 293,350 139 187 1003 12706 109356

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 61 22 55,50 46 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBEDBBbDAAEEAEBCBCaeDCBCBAAeCeEEAdD BeD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEADC ECDEBAbBdDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C   CA   aE  d   bC                     

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen a cDCc BCec bcaEBaAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ CARTI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,248 293,350 107 142 612 7511 65550

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 75 21 69,75 58 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDdBADAAEEeEBbBCDCDCBCBAAC   EA DCaAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eb D e CDEBADBBDeBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAEeADaBaECD a Bbb  DeCC     EAEA      

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen   acedaBCDBCDEDEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 1 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 0 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,843 293,350 167 216 1255 15783 135721

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 56 34 47,50 40 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDdED eBbbbEcCAEDBbDdCBeaA CeED dCBbDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal cbe  c EcCADBBBDEAae     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACA  dDEDDCcC ECE     D C  cE         

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen cb daeaeBBdE  Ca eDb

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 5 4 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,745 293,350 103 137 590 7229 63257

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 77 26 70,50 59 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDBBbDdeEE EcCBCDCDdBCcAAeCDEdAEDdBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eb Dd E DEBAbB DadEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECbDBBDECDCBEBcC  DBC CCD  EA A  CD D

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen dBaDb  BCDBCbccd aAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN CİRİTCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 228,893 293,350 191 252 1689 22468 194748

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 5 16,75 42 26,66 26,42 22,45

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 32 10 29,50 25 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBED BAD  E   eCcCDCDCBCdbAd           

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Matematik CEAECADB a C e EB b         C E E       

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen b c                 

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 4 0 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 3 20
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,195 293,350 52 74 246 3329 29582

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 2 27,50 69 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 87 10 84,50 70 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDBEDD B EeEBCb DBCDCCB CA CC D E B DD 

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAaDCADcdCAbBBBDEACa     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C ACA BBDEaDCBCBEC   C  DC DC EEAACBADB 

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen E BA e DBBCECbCDEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 0 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 0 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,950 293,350 50 72 242 3284 29087

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 87 7 85,25 71 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCeAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEADdAECDEBADBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CE ECAD  aECDC    C         CEEAEA   DBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen d  D   BCDB  aDEcCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ERDEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 303,355 293,350 142 190 1028 13038 112217

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 4 3 3,25 33 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 62 31 54,25 45 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEadEDDeBbEeEeCcEDBCDCCc CAACeED E BcDee

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal dAaDaeDE CADBcBDEAaB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEAaA Ba    CaCBEb            E AACdba  

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen cd bDb aBBCEC CeEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YAŞRIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,650 293,350 156 205 1144 14463 124407

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 11 2,25 11 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 58 30 50,50 42 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EbaEDBB DeeEbebBCBC CeCB BdAC   c EDCBec

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal edA   b baBAecdDedEb     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C   CADcBDECDdBEBd     C  C   EAEA   D  

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen b E  dDBCDBCbcDEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 5 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 3 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YULAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 259,153 293,350 181 234 1473 18859 163003

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 7 22,25 56 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 20,00 20,27 13,33

Toplam: 120 43 13 39,75 33 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEec aD BAEAEBbA DBCDCCBBCAA   cA  B DDb

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAeD  DEEaAbB  DEeC      

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C  CA  cD D  e  E       D     E         

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 1 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 1 60
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ELBEYOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,760 293,350 97 130 550 6725 58864

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 2 30,50 76 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 75 11 72,25 60 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe  EDBEDDcBAEAdBCAEDBCDCCBBCAACCEDAE      

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal beeDa DEdCADBBBDEAC      

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACAEBdDE D B BEC A     CC             

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen EbBAe  DBBCE DCaEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 0 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 0 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,600 293,350 34 53 161 2278 19552

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 92 7 90,25 75 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDBE DAB EAEcC EDBCDCCBBCAACCEeAECBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EABDC DE CAbBBBDEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACA BBDEaDCBCBEC      DC  CEEEAA   D D

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen E BA eeDBBdE DCDEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM EKİCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,015 293,350 148 196 1078 13628 117246

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 57 16 53,00 44 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEDBED AB  edcC bDBCDCCB CAeC ED ECBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAab      A B BDEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik    CA eaD eD BCB C      D C   E A       

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen cb     edBdE DC EBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 0 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DEMİREL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,473 293,350 88 121 500 6273 54825

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 5 23,75 59 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 21 0 21,00 70 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 21 0 21,00 53 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 15 1 14,75 74 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 76 10 73,50 61 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBEDBBADAAEEAbBdBbDCDCBCBAbCb          

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEADCbdb EBADBBeCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAE ADBB ECD  EBECDADBCC               

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen E EDCbDB  B DEDEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 2 3 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 413,675 293,350 30 48 152 2085 17842

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 94 11 91,25 76 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBEDeBADAAdEAEcCBCDCDCBCBAACCDEEAEDeBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEADC  CDEBADBBDC EA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADBBaECaCBEB C  D CCCCD  c EAA     

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen EBEDbeeBCDBCDEDEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE LS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 68,15 68,69 51,98

Soru No

DERSLERE GÖRE ANALİZ



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAKUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,798 293,350 98 131 559 6831 59700

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 7 22,25 56 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 76 18 71,50 60 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe abD EDDABAEAEBCAEDcdDCCaB A  e  AE BdD  

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EABDC DEECAbBBdDEAaa     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C A A BdDED  c BECc  C  c   aEEEAdC  aBD

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen EEBADDCDBBCECD DEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 6 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 2 30
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 448,975 293,350 8 17 38 546 4253

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 105 8 103,00 86 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDBEDDABA eEBCeEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal bABDCADEdCAcBBBDEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACAEBBDEDDCBCBECEADC  DCCDCEEEAAC Ac  

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen EEBc aCDBBCECDCDEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE YILDI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,815 293,350 158 207 1155 14575 125383

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 57 27 50,25 42 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEDdaDDeB dbbcC  DBCeCCcBeAbeCEDbE BbDDe

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAeDC  E CADBBBDEACd     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CE eAEeBD D CBbBE       D C   E AA   D  

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen c d  D edBCd b   BD 

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 4 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 186,285 293,350 197 260 1845 25737 225410

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 24 2,00 5 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 20,00 20,27 13,33

Toplam: 120 24 37 14,75 12 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe baaaedB   eE   Bb e CDadaceceCeddAcDdcbe

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEcDbd a EBA BdeCdEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik  bA ecDB D CadeE                        

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 10 2 7 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 8 20
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 405,715 293,350 38 57 180 2554 22323

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 93 18 88,50 74 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaED BbDAAEEcEBCBC CDCBCBAACCDcEAEDCaeD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal cEADC dCDEBADBBDCaEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADBBbECDCBEB CD D CC CDCEEAc ABCDBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen EacDaA BCeBdDEDEBbcD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 2 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 1 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN ADIYAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,530 293,350 70 98 358 4653 41050

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 84 18 79,50 66 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBEaBBADAAEEcEcCBCDCcbBCBAAdCDEEeEDCaAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal cEcDCAaCDEBAbBaDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADBBD CDdBEdEC       CDCEEAEA eCDBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen a      BCDBCDc  BCA 

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 431,435 293,350 16 30 80 1170 9655

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 101 16 97,00 81 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe E BEDBBADeeEE cBCBCDCDCBCBAACCDEEeEDdBbD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEADCAdCDEBADBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADaBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAAeCDBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen b EceADBCDcCbEaEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA İNCİ * İN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,893 293,350 86 119 496 6215 54464

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 78 16 74,00 62 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEDBEDDA bEeEcCAEDBCDCCBBCAACCEDA CBEDDe

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAeDd DEE AbBBBDEAaa     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik Cd CA B D aeCBC ECE    BDC  CaE A    D  

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen  a  De DBBCECDCDEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA KASİMİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 467,518 293,350 4 8 11 154 1229

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 111 7 109,25 91 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDBEDDABAEAEBbAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EeaDCADEECADBBBDEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACAEBBDEDDCaCBECEADCCBDCCDCEEEAACBcDBD

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen Ed A DCDBBCECDCeEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ GÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 294,663 293,350 152 201 1119 14178 122111

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 19 9 16,75 42 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 60 34 51,50 43 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBEaeBbDeebdAdcCBCDCDCaeaAACbDEEAEDCBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal       cCbEBAe dDecEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik     CAcaacECDeBEBbC  DBCCb D  EAcA e DB 

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen d      BCeB bceEBCAc

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA TORAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,143 293,350 93 126 514 6403 55999

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 20,00 20,27 13,33

Toplam: 120 76 9 73,75 61 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEDBEDDAB EAEBCeEDBCDCCBBCAACCEDAEdBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EABDaADEdCADBBBDEAac     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACAEBBDE  C  BECE      CCDedE AA   DBD

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR ÇÖL* 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 441,393 293,350 10 20 47 784 6325

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 104 15 100,25 84 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEaBEDDeBbEAEcCeEDBCDCCBBCAAdCEDAECBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EABbdADEcCAcBBBDEACa     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAAC AaBD

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen EEBdDDdDBBCECDCDEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 411,803 293,350 32 51 157 2204 18906

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 93 10 90,50 75 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBEDBBADdAEEAEBCBCDCDCBCaAACCDEEeED ceD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEADa ECDEBADBBDCacA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADBBaECDCBEBECD D        EA A B    

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen EBEDCcDBCDBCDEDEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÖL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,348 293,350 122 163 816 10141 87968

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 67 20 62,00 52 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaE BBb  AEEAEcCBCDCDCBbe ACCDcEAbD B  

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEADC dCDEBADBdDa EA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C   CADBBe C CBEB C        D  EAcA  CDBc

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen d cD c BCDc bE b CAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 2 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 1 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÜL Ç 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,868 293,350 160 209 1175 14796 127554

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 58 32 50,00 42 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEbcEDDeBAcAEBCAdDBCDCCcBeAACCacbECeEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal bABDCAbEd AeBddDEAae     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C AeA Bac  aC C EC            Ea        

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen ac AaDde BCc bCcEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İŞCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 377,288 293,350 71 99 363 4756 42058

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 83 15 79,25 66 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDBEDDdBeEAEBCcEDBCDCCBBCAACCEDAECBbDDe

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EABDCcDEdCADBBBDEAaa     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CE CA BBDEaaCBCBECb  aC   C   E AAC  DBD

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen        DBBCE bCaE DA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 405,383 293,350 39 58 184 2583 22517

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 92 15 88,25 74 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDadDaBbDAAEEcEBCBCDCcCBCBAAC DEEAaDCB D

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEADC bCDEBAbBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CdAE ADBBaECaCBEB CD D  CCCDC EA Ac eDBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen dBEDC DBCDB DEDEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 1 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ İLHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 270,205 293,350 178 227 1372 17488 150392

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 51 30 43,50 36 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBEeBBbDeeb cdcCBCDCD Bea ACCDEEAEDCBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal e ADa  CDEBADBBDe EA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C  aCAcadc C CeEB a  D                  

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen a bbad Bd    ccEeCb 

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFSU ASİL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,758 293,350 175 224 1347 17145 147408

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 51 27 44,25 37 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEbBdecABAEeEBCebDBbDCCBBCAACaEDAdCBdDbA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EABed bEECAeBBBDEACa     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik d  eA  aa c CB                E d       

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen d    D D B    CeEBb 

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE EBRAR SERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,473 293,350 131 177 923 11577 100337

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 64 23 58,25 49 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBEDBBbD eE AccCBCDCDCBCadACCDEdAEDCBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEcDd ECD BADBBDedEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEA  ADa cECD B Bbb     a     d a       

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen E EbCc BdD   cDEBC D

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN CEYLANDC 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 401,160 293,350 44 65 207 2875 25113

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 91 15 87,25 73 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBEDBBADAAEE bBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDdBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal cbdDa  CDEBAbBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADBBDE DCBEB CD DB C CDd EA A   DBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen d ceCccBCeBCDEbEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AYDIN 61   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,643 293,350 150 198 1101 13890 119856

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 59 28 52,00 43 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEadEDDAB  bEeb cDBCDCCBBaAeCCEbec BaDDe

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAeDC DEdeAeBBBcEAed     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C A A     DDCBCdEC   C  D C C   AA B   D

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen dd A ceeBBd  e  EBD 

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 4 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 471,530 293,350 3 5 6 110 883

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 39 0 39,00 98 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 112 7 110,25 92 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEDBbDDABAEAEcCAEDBbDCCdBCAACCEDAEeBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EABDCADEdCADBBBDEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAAC ADBD

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,260 293,350 85 118 492 6179 54148

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 20 8 18,00 45 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 81 27 74,25 62 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBcDBBdDAAdEAEBCBCDCDCBeBAACCDEdAEDCBeD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEcDCAECDEBADBBDCcEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADdaaEC dBEBdC  e  d C   EA Ae CDB 

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen decebAcBCecdDcDEBaAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM TEZCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 450,730 293,350 7 15 35 508 3913

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 106 11 103,25 86 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDdBA eAEE  cCBCDCDCBCBAACCDEdAEDCBeD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEADaAdCDEBADBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADBBDECDCBEBECcADBCCCCDCEEAaAABCDBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen EeEDCADBCDBCDEDEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 1 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKİN TUNA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,100 293,350 99 132 565 6890 60360

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 78 26 71,50 60 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDadDBabc AEEb eCBC CDCBCBAAC DEE EDCcAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEdDCAdCDEBAbBBDaaEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C AEebDBda CbCBEBEd  D CCCCDCEE EA   DBe

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen bBEDCd BdDc bEeEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 1 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERTAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,773 293,350 129 174 920 11541 100023

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 64 24 58,00 48 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDdBADAAdEeEBCBCcaDCBCcecCCDEdAaD Beb

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEcDCAbCDaBAbcBDCaEd     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik                            DCEEAEA  CDBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen EBED AeBCDc DEaEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 5 5 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAD KANPAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,955 293,350 155 204 1142 14416 124035

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 58 28 51,00 43 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEbdEDDABb eEBC aD dDCCcBCAACbEDeECaEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAaDdADE CAbaBdDEAe      

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C  CA  aa D C C EC A CC eCC   E      e  

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen    d e eBBCE ad beDb

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,005 293,350 46 67 215 2965 25822

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 90 13 86,75 72 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEDBEcDABbEAEBCAEDBCDCC BCAACCEDAECeEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAdDCcDEECADBBBDEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C ACAE aDEbDCBCBEC      D CDdEE AAC  DBD

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen EE c DaeBBCE DC EeDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH YAPICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 319,403 293,350 125 168 870 10955 95127

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 64 16 60,00 50 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEDBEDDABbEeEBCdEDBdDCCBBCAACC D E BEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal E        CA   BDEAa      

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACAE BDEa CB BEC   C  DdC   E         

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen  d   De cBdadDCDaeDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 0 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİT KOBYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 431,518 293,350 15 29 79 1168 9637

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 1 35,75 89 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 12 1 11,75 59 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 98 3 97,25 81 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDBBADAAEE EBCBCD DCBCBAACCDEEAED BAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal  EADCA CDEBA BBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADaBDECDCBEB C AD CCCCDCEEAEA   DBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen  B D c BCD CDED BC D

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BOZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 415,848 293,350 27 44 141 1975 16724

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 94 9 91,75 76 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBEDBBbDAeEEcEBCBCDCDCBCB ACCDEdeED B  

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEADCAdCDEBADBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADBdDECDCBEB CDAD    C C EA AA  bBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen  BEDe  BCDBCDEDEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 2 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 0 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM EBİNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 241,670 293,350 186 244 1605 21021 182145

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 40 25 33,75 28 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEDeEDDAcbd EBC  DdCDCadBCA eCaebECBEDee

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal bABD dDE CA BBdDEAd      

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik    dA  cDbb be                          

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen          B     DEBe 

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 4 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 172,283 293,350 198 261 1881 26399 231313

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 11 5,25 13 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 17 27 10,25 9 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe ac daaDdBA  Ee c b  D  aB           dDD 

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal  dcb c   CA B  DcAe      

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik a  CA  aa D a d  b      b               

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen          B d  d  e  

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 10 1 2 10
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 1 30
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN SAKALLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,805 293,350 180 233 1457 18650 161182

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 47 26 40,50 34 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDBEDDAabEeEBCdbDBCDCCcBCAACCEDAbCaaDDe

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EcBaC bccdAbBBdDEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik       B a  a  bBE                       

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen d  ece   B    C  Bb 

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 4 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HEJA NAZO ÇAKIL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 254,098 293,350 183 238 1506 19512 168737

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 44 24 38,00 32 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEbBdaDeB dAEBC beBCDCCBBedACCEDA   EDDe

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EcBDa DEaCAbBBBDEAb      

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik e  CA  aa D   C  a           db         

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen          B    b  BcA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 5 3 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ULUDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 379,330 293,350 68 95 348 4569 40460

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 19 0 19,00 63 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 83 13 79,75 66 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEbBED ABAEAdBCdEDBCcdCBBCAACCEDAECB DDb

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAeDC DE bADBBBDEACa     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEA AEBBDEDD BCBEC       CC  EEdAA   DB 

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen  a e DC cBCE DCDEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLDENİZ KOÇAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 396,870 293,350 48 70 232 3166 27791

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 90 18 85,50 71 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDBBbDAAdEcEBCBCDCbCBCBAACCDcEAEDaBeD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BddDC bCDEBAcBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAE ADBBDECa BEB C  DBC  C CbEAEA  CDBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen a EDacDBCDBCbEDEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 386,468 293,350 60 85 295 3959 35128

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 88 23 82,25 69 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBEDBBADAeEEeEcCBCDCDdBCBAACCDEEAEDCBAc

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal cEADCedCDEBADdBDCcEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CE E ADaBeECDCBEBaC  DcCeCCcCEEAEAe  D  

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen EBEaeeDBCeB bEDEBdAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 2 40
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÖNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 302,950 293,350 143 191 1030 13096 112667

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 20,00 20,27 13,33

Toplam: 120 58 14 54,50 45 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBEDBBAD eEE bBCBCcCbCBbdAACCDEEAEDCaeD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BE   AdCDEBAeBBDeBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik Cb   ADBB  CDCBE bC           EAd    D  

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KOCAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 403,780 293,350 40 60 194 2691 23478

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 91 12 88,00 73 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDBBbD AEEeEcCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BbADC  CDEBAbBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CE  CADBBaECDCBEBECc D CCCC C EAE   CDB 

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen E cD d BCaB DEaEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,490 293,350 35 54 162 2289 19621

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 95 20 90,00 75 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EeBEDBBADAAdEA cCBdDCDCBeBAACCDEEAbDdBeD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEADaAECDcBADBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CdAECADdBDECDCBEBECDADc CCCDCEEAEb  CDBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen EBcDeccBCa CDEDEdCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
JİYAN YEŞİLTEPE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 459,513 293,350 5 10 22 309 2342

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 109 11 106,25 89 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDBEDDABcEedBCcEDcCDCCaBCAACCEDAECBbDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EABDCAeEECADBBBDEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACeADBD

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen EEBADDdDBBCECDCDEcDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN TAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 307,363 293,350 138 186 988 12536 107810

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 62 26 55,50 46 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EcaEceBADeAEEebBCBC CDdBCcAAe D E bD aeD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal aEc    d EBAbBBDC EA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADaBDECaeBEBb   D CC C CEE  A   DB 

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen    DC  Bdec bE E aA 

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 4 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 3 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GENCO 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,178 293,350 168 217 1278 16143 138794

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 54 29 46,75 39 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EbBEDBa D eE   BCBCDCcCBaBAACCbEaAdDdBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEADadcCDEBAbcBDacEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEA ecDB D CaCBE  a  D  C               

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen cBcD d cd   e   eCAc

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KIRÇAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 401,995 293,350 41 62 203 2805 24553

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 90 10 87,50 73 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDBEDD BAEAEBCeEDBCDCCBBCAACCEDAECBbDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EABDC DEEbAbBeBDEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACAE aDE DCBCBEC   C  DCCD EEcA    D  

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen Ea b  CD BCEdDCDEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM MERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,610 293,350 87 120 499 6254 54698

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 6 3 5,25 53 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 21 10 18,50 46 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 81 29 73,75 61 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EaaEDBBdbdeEEcEBCdCDCDCBCaeACCDEEAEDCBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEcDCAddDEBADBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEb CADaaaEC CBEBba  D d CC C EAcAAd DBb

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen EBEcbdcBCDBa EDEBCeD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 375,648 293,350 74 104 385 4901 43331

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 3 30,25 76 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 82 14 78,50 65 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaE BB DeAEE  B BCDCDCBCBAACCDEEAbD BAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEADCd C EBADBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEA CADBBaE DdBEB a   BC C DC  AcA   D  

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen c EDecDBCDBCDEaEcCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY GÖNENÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 236,343 293,350 189 249 1633 21666 187526

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 8 9 5,75 19 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 10 10 7,50 19 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 42 40 32,00 27 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEDBEDDdBbdAEaC cbBCDaCaBCAAedbDbdCccDeA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal dcdDa DEbaAbBBdDEAed     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C AbAcaaaEDa BCB ab     b     a  A     D

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen          c     D ee 

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 4 6 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M BAHADIR SERİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 438,210 293,350 12 23 57 891 7315

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 103 15 99,25 83 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDBBbDAeEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAdDCabD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEADdAECDEBAbBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADaBaEdDCBEBEC bDBCCCCDCEEAEAA CDBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen EBEDeAcBCDBCDEDEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDVAN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 192,470 293,350 196 259 1830 25364 222138

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 10 12,50 31 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 20,00 20,27 13,33

Toplam: 120 21 15 17,25 14 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDBBcDeedE EBCBdeCDdBd  d            

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal edbDa          DaBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C                                       

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 1 3 10
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 1 10
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 372,710 293,350 76 106 410 5169 45538

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 82 18 77,50 65 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BED EDDABbEeEcCebDBCDCCBBCAACCEDcdCBcDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EcBDC eEdCADBBBDEACe     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACA B DEDDCBCBECE   C DCCD     dC  D  

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen ab eDa aBBCE DCDEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HINÇAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 392,605 293,350 53 77 254 3457 30725

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 90 24 84,00 70 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDBEbDcBbEAEcCeEDBeDCCBBCAACCEDbddBdDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal bAaDaADEECAbBBBDcACa     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CaACbEBBDEDDCBCBECEADCCBD     EEAACB DBD

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen caBeDeeDBBCECDCDcBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 4 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA METE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,743 293,350 176 225 1349 17153 147429

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 52 32 44,00 37 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aED* DDeBbEAEcCA DBbDdCBB cdC ED ECeaDce

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal becba aEadAbBBdDEACa     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEA A d DED C C ECb           E A       

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen db e b DBBCc  CDEBDb

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 4 5 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT RUHİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 452,573 293,350 6 13 30 450 3486

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 107 12 104,00 87 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDBBcDAAEEAEcCBCDCDCBCaAACCDEEcED BAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEADCAECDEBADBBDbBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CdAECAcBBDECDeeEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDaD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen EBEDeADBCDBCDEDEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 317,505 293,350 127 171 893 11212 97099

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 68 37 58,75 49 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EaBbDaa DAbd caBCBdDCDeaCcAACCDEEAEDdeeb

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEbDC caedBAeBdDeacA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAcCADaBDECDbdEBEC      CCD  EAEA BCD D

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen E ED AcBCeBbcaDEBaAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 4 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRACE REİS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 401,170 293,350 43 64 206 2874 25104

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 90 11 87,25 73 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDBB DAAEEeEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEADCAdCDEBADBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADcBDECcCBEB        C    EAEA  CD  

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen d caCdDBCDB DEDdeCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MKAAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,623 293,350 110 146 622 7590 66161

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 21 0 21,00 70 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 75 22 69,50 58 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEcBEDD BbEedcCA DBCDCCBBeAACCcDAECcEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAaDdADEdCAbBBBDEACc     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACA  BDED C CBEC   CCBDCCD  E   C Aa  

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen dd A eCeBBC  ba  eDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED OKUMUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 392,043 293,350 55 79 259 3508 31114

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 7 15,25 38 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 87 15 83,25 69 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aDBEDdBbDdeE  bBCBCDCe BC  AC           

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal aEADCAcCDEBADBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADaBaECDCBEBbCDADBCCCCDCEEAEA BCDBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen  BcDCbDBCaBCDEDEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 4 0 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 1 10
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ÖZELER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,295 293,350 89 122 504 6298 54984

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 0 38,00 95 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 20,00 20,27 13,33

Toplam: 120 75 3 74,25 62 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDBEDDABA AEBCAEDBCDCCBBCAACC DAECBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EABDC DEECADBeBDEACd     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C A A BBD DDbBC  CE DC B C    E AA   D  

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUZAFFER GÜRSO Y 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 415,125 293,350 28 45 146 2019 17112

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 94 10 91,50 76 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDBBc  AbEe cCBCDCDCBCBAACCDEEAaDCBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal aEADCAECDEBADBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADdBDECDCBEBEbDADBCC CDCEE         

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen EBEDe  BCDBC EDEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 392,375 293,350 54 78 255 3476 30902

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 88 16 84,00 70 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEaBbDD BAEAEBC bDBbDCCBBCAACC DAECBEDDe

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal b eDCADEECAcBBBDEAba     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEbCA BaDEDDCBCBECE  CCB  CD  EEAAC  DBD

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen E Bd DeaBBCECDCDE DA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKYOL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,945 293,350 121 160 747 9137 79322

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 69 16 65,00 54 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDBBbDbAEE  cCBCDCDCBCd ACCDEEAaD BAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal  E DC dCDEBADBBDbaEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C   CADaBaE  CBEBEC      C    EA        

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen E cce  BCDB DEDacC D

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR HASDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,333 293,350 78 108 424 5374 47478

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 81 17 76,75 64 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEDBEDDAB EAEBCeaDBCDCaBBCAbCCaDAECBbDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EcaDC DEECAbBBBDEACa     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEAC EBaDEDaCBC EC       CC C E AA   D  

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen cE e DeDBBCE DaDEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TARLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 302,543 293,350 144 192 1036 13157 113151

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 59 19 54,25 45 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDB  BBADAdEcebBCBCDCDeBCBAACbDEEAdD  AD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal    Da    EBAeBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CE  CADB b CDCaE Eb                     

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen b Eea  BCDc  aDEdCAe

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 2 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,605 293,350 104 138 591 7240 63368

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 75 18 70,50 59 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEcBEDD B EeEcCAEDBCDbCBBCAcCCED ECBEDDb

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal b cD   E  AbBBBDEACa     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C AeAE B EDaC C Eaa  CC  CCD  E AbC  DB 

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen  EB  baDBBdECDCDEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA BOLACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,920 293,350 80 112 452 5703 50271

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 14 1 13,75 69 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 79 14 75,50 63 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEaddaceBAEAEBCA DBCDCCBBCAACeEDA CBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal beBDC DE CAbBBBDEAb      

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACAEBBa D CBCBEC   CC  C  C EE A      

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen Ea A D DBBCE DCDEB A

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 0 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR SARIER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,603 293,350 111 147 623 7593 66187

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 3 2 2,50 25 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 75 22 69,50 58 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEDBcDDABAEAEBCdEbBCDCCaBCAAbCEDbadBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal bAeDdcDEbCAbBBBDEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACA daD DDC CBEC    C D     E A a  a D

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen EEBAcD e BCE  a EBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 4 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,090 293,350 100 133 566 6892 60369

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 77 20 72,00 60 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDBEDDABbEAEBCAEDBCDCCdBCAACCEDAECBbDDe

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAeDa  E CAcBBBDEACc     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACA eBDEeaCBCBECE   C D C CdE      D  

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen ca b b DBBCE cd bBDd

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ZERENÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,833 293,350 164 213 1212 15248 131061

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 2 2 1,50 15 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 57 32 49,00 41 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBEDBB DebEEb BCBCDaDCBCB AbCDEbeEDCaeD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEA a dCDEBAcBBeaeEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C AEaADa bbe CB B    D   b    E  A d c  

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen a  Da  BCee bEbbeCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 4 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,875 293,350 92 125 509 6340 55365

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 79 21 73,75 61 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBE BBADAAdEA cCBCDCbCBCBAACCD EAEDCc D

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal aEdDC EdDEBADBBDCaEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEA CADadDECDCBEB C  D C CCD  EAbA  CD  

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen d ce c BCDcdbcDEeCAc

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 1 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 425,375 293,350 20 34 103 1471 12145

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 100 20 95,00 79 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEDBEDDABAEAEcCAEDBCeCCBBCAACeEDbECBbDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAeDddDcdCAbBcBDEACa     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACAcdBDEDDCdCBECEADCCBDCCDCEEEAAaBADBD

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen EEBADDeDBBCECbCDEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 1 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR KALA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 233,795 293,350 190 251 1651 21925 189979

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 36 20 31,00 26 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaE dd    c   cCBCDaDdBCBdA CDacA D B  

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal Bb  a  C  BAbB aa aA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAEC cB     C E  C       C b E         

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen      d Bd   D       

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 1 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 3 40
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,995 293,350 69 96 354 4600 40713

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 83 13 79,75 66 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEDBEDDcBAEAEBCA DBdDdCBBCAACCEDAE BEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAeDCd E CAcBBBDEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CE  AE  DEaD aCBECE  CC DCC   E AA   D D

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen c  c D aBBCECDCaEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN TORNACI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 438,358 293,350 11 22 56 885 7277

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 102 11 99,25 83 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDBBeDdAEEeEBCBCDCDCBCBAACCDEEAED  eD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEcDC dCDEBADBBDCaEd     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADBBDECDCBEBECDAD CCCC CEEAEAA  bBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen bBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 401,003 293,350 45 66 209 2885 25205

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 91 17 86,75 72 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDBEDDeBAEAdeC   BCDCCBBCAbCCaDAd BEDDe

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EABDCADEEdADBBBDEACa     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CaAeAEBcDEaDCBCBECEADCCBD C   EEAA   DBD

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen E BcDDeacBCECDCDEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 2 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ALTINDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,955 293,350 149 197 1079 13631 117304

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 59 24 53,00 44 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EbaEDdcAbA E cbcCBCDCcCBCdAACCD EAEDCBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEcDC ECDEBAeBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C A CAD      C  B a     CdCc  EA     c  

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen     eccBCDe  ca eb D

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,663 293,350 33 52 160 2272 19516

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 95 20 90,00 75 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDBBdDeAdccbBCBdDCDCBCBAACCDaEAEDCBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BbADCAECDEBAbBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEA CADaBDECDCBEB C AecCCCCDC EAEAAeCD b

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen EeEeCADBCDcCDEDEeCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 2 60
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SARP AYANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 345,733 293,350 113 149 640 7922 68950

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 76 29 68,75 57 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBEDBebDAAEEAEBaBCDCDCBCaAACCDEEAdDacAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal ebADd cCDEBAcBBDaBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADBBD CaCBEBbC  DaC    d EAaA  CD  

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen d caeeDBdec bEaEBaAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 1 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR SESSİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 386,630 293,350 59 84 293 3944 34998

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 6 21,50 54 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 85 13 81,75 68 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBEDBB   eEE  BbaCDCDCBCd AC D EeED a  

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEADaA C EBAbBBDe EA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAE ADaBaECDCBEB CD DBCCCCDCEEAEAA CDBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen EBEe ADBCe CD  EBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 6 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ ATAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 277,515 293,350 171 220 1299 16504 141829

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 1 4 0,00 0 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 52 25 45,75 38 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDBEDDABe eEcC bDBCDdCaBaAACCEbA       

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EedbC  EECAbBBBDEAC      

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C ACA  abEDaC bdEC A    D       A       

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen    c b eecC  ea EBDe

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 0 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 3 40
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN ÇELEBİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,650 293,350 166 215 1234 15552 133609

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 54 23 48,25 40 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEDBEDDABAEcbBCcEDBCcCC BCdAae DAE aEDDb

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal Ee DCADcECAbBBBDEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C ceA aaD    eaBEC            E         

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen        c BdE  a dBD 

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 4 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 2 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ ŞENCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,160 293,350 117 155 696 8563 74250

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 72 22 66,50 55 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDadDBBAD edc  BCBCDaDCBCB ACCD EAbD BcD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal aEcDa ECDEBAbBBDCaEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEA CADdeaECab EBEC     CCC   EAE    aBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen    a A BCDBCDEaEaCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 0 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,345 293,350 169 218 1292 16397 140926

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 4 14,00 35 26,66 26,42 22,45

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79 20,00 20,27 13,33

Toplam: 120 47 5 45,75 38 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDBBAD eE   BdBCDCcC                 

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Matematik CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAc       

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 2 0 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 1 10
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZERİN TURHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,498 293,350 96 129 544 6659 58259

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 79 27 72,25 60 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEDBbDDeBAEeEaCAEDBdcCCBBCAACdaDeECBdDac

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EecDC  dECADBBaeEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C ACAEBaDEDDCBCBEC   CCeDCCDdEEcAA   DB 

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen Eb   DCDcBCE bCeEdDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 4 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA TUNCER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 288,873 293,350 161 210 1186 14935 128761

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 4 12 1,00 5 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 59 37 49,75 41 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDdEDDABAceEBCdEDBbDCCBBadACCEDeECeEDbe

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal bAeDC DEbCAbBBcaEAeB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACA eaDEaaC bBEe            EEAb     D

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen cd c DCedBCd cbc dec

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 5 5 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE SULTAN BAYRAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 353,510 293,350 102 136 581 7045 61710

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 4 26,00 65 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 75 16 71,00 59 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDBEaDeBcEAEBCAEDBCDCCcBCAACCE         

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAaDaADbdCADBBBDcACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C bCAEBBDEaDCBC ECE           EEAAC     

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen bdBc a DBBCECDCDEeDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 5 0 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAHİN TEZAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 218,705 293,350 193 255 1738 23409 203742

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 32 24 26,00 22 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EaaEDeB D ddd dBCBCbCDCBea AC DE        

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eb b   C E   B eCd e     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C A C aB    a    b            EAE      D

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen   E  c Bd   b   dCb 

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 3 1 30
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH İNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 379,733 293,350 67 94 341 4525 40118

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 5 4 4,00 40 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 85 20 80,00 67 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDBBbDAAbE EBCBCDCDCBCaAACCDEEAEDCaAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEcDC  C EBAbBBDCaEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEA CAD BaE DeBEBEC  DcCCCCDC EAcc BbaBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen d Eb c BeaBCDEDEBC D

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 2 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET UĞUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 421,373 293,350 23 37 117 1662 13985

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 97 13 93,75 78 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEDBEDDABAEAEBC EDBCDCCBBbAACCcDAE B DDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal bcBDCA EdCAbBBBDEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACAEBBDEDadeCBECEADCC DCCDCEEEAAC AD  

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen cEBcD CeBBCECDCDE DA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 0 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,828 293,350 119 157 723 8917 77492

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 72 27 65,25 54 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aDBEDBBcceeE AdcbBeDCDCB cAACbDEbAbD BAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEADCeaCbcBADBBDCecA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADaBDEC CB  dC      C  CcEAE   CD  

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen E EbecaBCDa DEDEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 4 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,493 293,350 124 167 864 10824 93969

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 3 18,25 46 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 63 13 59,75 50 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe  ED EDD BAE EBCA DBbDddBB AA            

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAebC DE CAbB  DEAea     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACA c DEDDC  d CE   CcDCCD  EEA    DB 

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen c      DBBCECbCDEBD 

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 3 1 30
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 1 30
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 381,415 293,350 66 92 331 4382 38851

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 86 22 80,50 67 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDBBADe EEeEcCBCDCDCBCcAACCDEEeEDCBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEADa cCDEBAbBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADdBaECDeBEB CD      CDC EAEA eCD D

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen dBceeeDBCacCDcDEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 398,270 293,350 47 69 228 3082 26922

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 90 16 86,00 72 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BdDBEDDeBAEAEcCcEDBCcCCaBCAAbCbDAECBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAaDd  E CAbBBBDEACa     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACAEBBDEDDCBCBEC ADCd DCCDCEEEAAC  D  

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen E  c D aBBCECbC EBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA EYLÜL BAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 238,490 293,350 187 247 1621 21431 185425

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 8 3,00 8 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 38 24 32,00 27 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe  a dbDce c AE Ceb            C          

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal bAeDa  Ec Ab BBDbAb      

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C ACA  Ba DaC CBE b c C D C   EdAA   D D

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen E  d e   BC   bDEBbA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 10 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 0 10
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENEM *RADAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,465 293,350 132 178 924 11580 100344

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 62 15 58,25 49 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDBBAD ebEcbBCBCDCDCBCB ACCcEEAED aeD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEAbC ECbEBA BBDC EA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAEeAD Be CD BEBEC    C  C   E         

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen        BCe  e       

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT KEVSER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,273 293,350 114 151 662 8185 71250

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 3 29,25 73 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 71 13 67,75 56 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe  EDBEDD   E  BC dDBCcCCBBCAACCEDcECBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAeDC cEdCADBBBDEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C b AE B EaDC C  C            EEA       

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen db bDDbD BCECDCDaBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL AYDINER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,683 293,350 81 113 455 5731 50456

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 79 13 75,75 63 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDBBADAAEEcEBCBCDCDCBCBdACCD EAED BAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eE DC ECDEBADBBDeBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEA  ADBdD   CdEBEa  D   CC   dAbA    BD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen b  D   B aBCDEeEB AD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 427,060 293,350 18 32 95 1389 11401

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 100 18 95,50 80 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDBBdDAAdEcEcCBCDCDCBCaAACCDddAEDCBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEADC ECDEBAcBBDeBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEeECADaBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAA CDBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen aaEDeADBCDBCaEDaBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR DURSUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,990 293,350 174 223 1324 16862 144818

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 49 15 45,25 38 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDBEDD BAE EcC bDBbDdCBBCAAbCEDAa BEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAeDa aEdCADBB DcAeB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik   ACA  eb Da    E         C             

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen          B          

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR SÖNMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,283 293,350 94 127 524 6487 56731

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 78 20 73,00 61 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDdbaDeBbEAEcCe DBCDCCBBCA CCEDAECaEDcA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal  AebC DE CAbBBBDEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACAEBaDEDDdBCBEC   C  DCC   EEAA   DB 

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen E    eeDBBdEdDbDc DA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ÜLKÜSEVEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 268,423 293,350 179 229 1387 17686 152449

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 49 25 42,75 36 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EbBb dBcDddbE  cCBCDCDCBCcAAC DEEAaD aAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal edAD cdCDEBADBdeCaEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEA CAcadc  De EB b         CEE      b  

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen        B       E    

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 2 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK ALTUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 354,225 293,350 101 135 574 6972 61084

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 75 16 71,00 59 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDBbDDdBAEAEcdeEDBCDdCdBCA CC  cd a    

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EABDC DE CADBBBDEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEA AEBaDEDDCBbBEd  DC B CC C E AAC  aBD

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen        DBBCE  bDEdDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 5 3 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 2 20
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TİMUR DÜNDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 384,415 293,350 63 89 314 4114 36596

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 85 14 81,50 68 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDBEDceBAEcEBCeEDBCcCCBBCAACCEDAbCBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAaDCADEECAbBBBDEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACAE BDEDDC CBEC      bCC   E         

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen cb cbDCDBBCECDCDEcDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANNA BAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,638 293,350 126 169 882 11061 95923

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 2 2 1,50 15 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 9 0 9,00 45 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 64 18 59,50 50 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBEDBBA AcE  EBCBeDCceB BAA CDEEAEaecAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal  EADbcEb E AD e  BEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAcCADaBDECDCB d Ce b   C     b     eBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen E     DBC     DEBC D

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 4 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ B 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 206,660 293,350 195 257 1788 24401 213065

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 14 8,50 21 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 27 21 21,75 18 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe adDcEaabB d EBC bDddDdCeeCAb C          

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAeDa DE CAbB  DEe       

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C   A  eD   a e                         

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen          B       B  

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 2 2 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 3 20
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ ÖZBAKIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,900 293,350 162 211 1197 15081 129873

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 56 28 49,00 41 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEDBEaadB cbEed cDBCcbaBBCAAbeEDAbaBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAcDC DE CAbBB DEA       

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACA  aD ea BC cC      D     E AA      

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen    A Dea BCa DbacBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AĞDERE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,125 293,350 91 124 507 6319 55138

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 78 17 73,75 61 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEDBbDDABbEAEBCbEDBdDCacBCAACCEDAECaEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EA Dd DE CADBBBDEACc     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACA  BDED Cd BEC    C D C C E AA   D D

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen bd   c DBBbE DaaEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR GÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,935 293,350 77 107 420 5316 47017

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 5 0 5,00 71 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 81 16 77,00 64 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBEDBBbaAAdEeEBdBCDCDCBCBAACCDEEAaDCBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eE D  cCDaBAcBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEA   DcBDE D BEBbC  Dd  C  C EA A   b  

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen E ED ADBCDBCeEDEeCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TÜMAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,468 293,350 105 139 593 7263 63501

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 75 18 70,50 59 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDBBADcAEEcEBbBCDCD BCBAACb EE EDbdAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEcDCAcCDEBAeBBDecEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CE  CADaBaECDCBEB b  DcCCCCDCEE     Ce D

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen      A Bd       BCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 2 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK PULAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,353 293,350 112 148 635 7867 68384

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 74 21 68,75 57 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EcaEDBB DeAEcb BCBCDCDCBCBdACbDEEAEDCBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal aEcDd dCDEBADBBDeaEe     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAcCADB bE   BEB C  D   eC b EA     D  

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen dBEDb  BCDB DEDEeCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN AKTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 375,748 293,350 73 103 383 4890 43247

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 83 18 78,50 65 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEDBEaDdBAcAEBCAEDBCDCCdeCAACCcDAECB DD 

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAebC DEdCADBBBDEACa     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACeEBaDEDD BCBEC  DC  DCC aEEE A      

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen b  eaDeDBBCE DCDEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 1 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ADAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 425,060 293,350 21 35 105 1483 12274

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 98 12 95,00 79 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEDBbDDABAEAEBCeEDBCDCdBBCAACCEDAE BEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EA DCADc CAbBeBDEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACAaBBDEDDCBCBEC   CCeDCCDCcEEAACB DBD

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen  EBe D aBBCECDCDEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,015 293,350 115 152 666 8225 71482

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 5 4 4,00 40 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 23 11 20,25 51 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 76 33 67,75 56 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEcBBADdAE ebBCBeDCDCBCBAACCDEEeEDCeAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEAeC bCDEBAbBBDaBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEA CAccdbECDCBEBbC  DdCaCCD  EAcAABbb e

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen c aDec Bdec DEaEaCcD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 2 40
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 2 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,033 293,350 109 145 619 7545 65788

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 75 21 69,75 58 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BbaBEDDABbEeEBCAbDBCDCCBBCAACCEDe CBEDDb

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAcDC DEdCAbBBBDEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACA eBDEDDCBCBEe     e    C E         

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen cd AbbaeBBCE DCDEdDb

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 2 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEREN DALGIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,705 293,350 83 115 471 5927 52119

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 79 16 75,00 63 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDBEDDABbEAEcCAEDBeDCaaBCAACCaDAECBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EABDCdDE CADBBBDEAeB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACA BaDEa C CBECb       C   E A       

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen dE e DbDBBCc DbDEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇOLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,975 293,350 135 182 957 12174 105098

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 61 17 56,75 47 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe bbBE BBA AAad EeCBCDCDCBCaAACCDEEAEDdeAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEADa ECDEBADBBDCaaA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C AECAca   CDdBEB C  b  C     E         

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen        B     c  B Ae

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DEMİRBİLEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,065 293,350 116 153 687 8454 73354

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 73 25 66,75 56 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe aEedaDaeB EAEcCe DBCcCCaBCAdCCbDAECBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EABDC DEdCADBcBaEAC      

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEA A BB EDa BeBEb   C  D C  cE AA   DBb

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen Eb eaaCaBBCE DCDEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YAŞBEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,795 293,350 159 208 1164 14684 126482

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 58 31 50,25 42 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBEDaBbDeedc  BCBCDCDCBCddACdDEdAEDCBbb

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEAbd  CDEBAeBBDCBcA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C A CADB a   a d  C  D    C e EbEA  aDBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen    e c BCec bEbdd  e

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Kare 2 1 1 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN NAZ AKKUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 405,733 293,350 37 56 179 2552 22316

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 93 17 88,75 74 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCaAACCDcEAEDCaAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEADCddbDEBADBBDCaEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECAD dc CDCBEBECD DeCC CD EEAEA   DBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen d dDbe BCDBCbEaEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜ  A PHLVNĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 412,548 293,350 31 49 155 2156 18451

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 29 7 27,25 68 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 95 17 90,75 76 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaEDBBbD AEEeEBCBCDCDCB cAACCDEEAcDCBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BE DCAECDEBAbBBDCaEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C AaeADBeDEaDCBEBaC AD bCCCDCEEAEAA CDdD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen E dDaAeBCDBCDEDEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAŞLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 401,495 293,350 42 63 205 2837 24880

Katılımlar: 200 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 26,66 26,42 22,45

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,62 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,79 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,69 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,47 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,57 12,65 10,36

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 15,82 16,05 10,68

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,17 4,22 2,65

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 20,00 20,27 13,33

Fizik 7 6 0 6,00 86 1,46 1,70 0,94

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,81 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,64 3,74 2,33

TYT Fen 20 18 0 18,00 90 8,91 9,35 5,84

Toplam: 120 90 12 87,00 73 68,15 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDBEDD BAEeEcCAEbBCDCCBBCAAeCbDAE BEDaA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal bbcba  E CADBBBDEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACAEBaD DDCBCBEC    C DCCDC EEAA   DB 

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen EE ADDCDBBCE DCDEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH SARITAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,300 293,350 8 161 788 9783 85018

Katılımlar: 20 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 23,82 26,42 22,45

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,81 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,32 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,29 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 11,72 12,65 10,36

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,25 1,70 0,94

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,28 3,90 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,74 2,33

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,15 9,35 5,84

Toplam: 120 66 11 63,25 53 57,78 68,69 51,98

TYT Türkçe EDBEDBBADAeEEdEBCBCDCbCBCadACCDaEAEDCBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEADC  CDEBADBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Fen d ceCeDBCDcCDEDEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA AKKOÇ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 240,915 293,350 20 245 1611 21129 182956

Katılımlar: 20 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 12 12,00 30 23,82 26,42 22,45

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,30 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,81 2,88 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,32 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,29 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 11,72 12,65 10,36

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 11,95 16,05 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 4,22 2,65

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 14,08 20,27 13,33

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,25 1,70 0,94

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 3,28 3,90 2,57

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,62 3,74 2,33

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 8,15 9,35 5,84

Toplam: 120 40 27 33,25 28 57,78 68,69 51,98

TYT Türkçe BaDcdDD B  ebBb  DBCDCdcBaA        aEDee

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal E  b  DEaCAcBaBedAeB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACA  BDE  C  BEbEd C                  

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen c  A b   cd  b   BDb

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 5 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 2 30
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENSU KARAMAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,505 293,350 15 232 1444 18435 159241

Katılımlar: 20 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 23,82 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,30 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,81 2,88 2,31

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,32 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,29 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 11,72 12,65 10,36

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 11,95 16,05 10,68

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,12 4,22 2,65

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 14,08 20,27 13,33

Toplam: 120 44 12 41,00 34 57,78 68,69 51,98

TYT Türkçe EDaED BAD eEEAE CBC CDCBbB ACCD  AEDdeeD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEA CAddDc     D         

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik   A  A B   CDdBE        C a    AE    D  

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE KÖPRÜLÜ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,993 293,350 3 93 335 4416 39163

Katılımlar: 20 265 1938 28461 245569

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 23,82 26,42 22,45

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,63 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,81 2,88 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,32 3,65 2,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,29 3,48 2,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,72 12,65 10,36

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 11,95 16,05 10,68

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,12 4,22 2,65

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 14,08 20,27 13,33

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,25 1,70 0,94

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,28 3,90 2,57

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,62 3,74 2,33

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 8,15 9,35 5,84

Toplam: 120 84 15 80,25 67 57,78 68,69 51,98

TYT Türkçe BEDBEDDABbEAEcCeEDBCDCCcBCAACC DAE eaDDe

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal bAeDC DEECADBBBDEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACA BcDEa CBCBECE      CC C EEAA   DB 

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen Ed e DCeBBd CD DEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
