
SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK SÖNMEZ 0 11-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,435 291,670 1 44 173 2637 41283

Katılımlar: 1 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,50 27,55 22,68

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 5,00 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,82 2,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,00 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 17,75 12,62 11,10

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 14,00 14,20 9,24

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,75 2,26 1,58

TYT Matematik 40 19 9 16,75 42 16,75 16,46 10,83

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,50 2,68 2,04

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,50 2,75 2,04

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,75 2,44 1,76

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 13,75 7,87 5,84

Toplam: 120 81 25 74,75 62 74,75 64,51 50,45

TYT Türkçe EAbBDCeDACDdedbbC cACDEBAEAbDCDDECAbEBCD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAEBCDbBDAED AADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCDaabeECeC CaaAEEDa BAD     B  D  c D

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CcDCcADBaDbAEDCBBEeA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN ADIGÜZEL 0 11-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 259,856 291,670 1 130 492 10670 160608

Katılımlar: 1 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 9 5,75 14 5,75 27,55 22,68

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,82 2,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,00 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,75 12,62 11,10

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 12,75 14,20 9,24

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,75 2,26 1,58

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 13,50 16,46 10,83

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,25 2,68 2,04

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,25 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,25 2,44 1,76

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 6,75 7,87 5,84

Toplam: 120 46 29 38,75 32 38,75 64,51 50,45

TYT Türkçe dBDCBbAaadaCEbdcE                       

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AbBeabBDeDDCA ACEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCDaeEED  CcCDEAdb B B D            C c 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen aD dECbaE beBCBEaAee

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 0 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET CENGİZ MERT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,576 291,670 8 43 172 2633 41188

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 81 22 75,50 63 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe CBDCBDAEDABCEbCaEAacEBAEAEDCDDECACEBdDeC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEBCDABDCDeCAEcCEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCDbeEEDCbCECcaAEED Da DE C BE  D     B 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen Dc eECb  dbacCBE Ae 

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 2 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EFE MUSTAFAOĞLU 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 381,251 291,670 6 37 134 1998 31722

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 85 20 80,00 67 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe EACBDCBbeCee CEACD ACDEBAEAEDbDDE ACEB D

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal eDAEBC ABDbEDdAAcCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik  ECCDaBEeEC CaCDEA EaB BADEBCcAB CD aD  

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CEDCeAcBCD AE edBEeA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA TOK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,297 291,670 20 98 367 6776 99993

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 60 25 53,75 45 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe EACcDCBbACcAeCEbCDEACDEBAEAEDeDDECAaEBdD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal eeAacCbdBDAEeCAADCEb     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik  Eb  a                 B D              

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CEDaAbDBbaEAEcddBEDA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASEL KELEKÇİBAŞI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,522 291,670 19 95 360 6587 97291

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 63 32 55,00 46 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe EACdDCBDACD BdEcCacACcEBAdbEDCeDECedEddc

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal      e   Dcbe AAeCdE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCDDBEBEC C CDEA EaBDBcDE ec BBCD aD b

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen C c e cB    E CecEbA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASMİN KELEKÇİBAŞI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 350,982 291,670 11 59 220 3497 52791

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 73 12 70,00 58 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe EA BDCBDAC  BCEAC EACDEBdEAEDdDDECeCEBdb

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal C A                E     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCDDBEBEC C CDEAEbDB BADEBC  B CDBaD  

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen dED   eB   AbDbeBEDA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ATAKAN A 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,142 291,670 22 100 376 7027 104018

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 7 19,25 48 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 17 8 15,00 38 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 60 27 53,25 44 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe EAdBDCBDeCcbeCEACDEAabEBAEAE            

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAEcCDABDAaDC ADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DEbC DBbBE    CD AEbDe BdDEdCacB        

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen aEDaddcB e  bc cB bA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 1 38
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA ÇALIŞKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 249,609 291,670 35 136 504 11461 174214

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 44 33 35,75 30 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe CeDCBbeaccBCEACbEAaDEBAEAEDCeDECA Ee c  

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal bbcC b DbbDa  cCEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik  CD dE    b C    Ea D     a eE          

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen DDedE     beB ec bdd

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA ORHAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,721 291,670 31 120 454 9350 139835

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 50 24 44,00 37 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe aACBDCB ACebBdEAaDEA ccB dA Dae E AaE C 

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAE    BDcEeC ADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik  EaC  aE E    CD   Ee  B D  e  a        

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen C DbdeDB    Ea eBc A

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 1 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA SARITOPRAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 297,189 291,670 25 104 390 7336 109023

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 0 13,00 65 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 56 16 52,00 43 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe eeDCBcAEDAdCEACDEACDEBAabdDCeDECACcBC AC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AE CD BDC    EACEE A     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCe  EEc    C EA     B      BE        a 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen    eEC      e  ceA  

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN DENİZ KALE 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 250,223 291,670 34 134 502 11406 173407

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 26,55 27,55 22,68

Matematik-1 30 12 10 9,50 32 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 1 4 0,00 0 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 13 14 9,50 24 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 43 29 35,75 30 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe EAddDCBbeCcbeabbCDEACDEBdEAED DDbCACEddD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Matematik cECCbe  eEd e Ce A EaBDB DE aaea  e  cC 

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen   D    B    bD  B  A

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Mitokondriyi ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE DURAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 375,565 291,670 7 39 146 2218 35229

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 82 15 78,25 65 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe CBDCBDAEDbBCEACDEAaDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEcCDABDCbDCcEACEbDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCDaBEEDC C CD e Ea  BA E C aE          

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen Dc bEC  b EcBCBEDAaC

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ERDOĞAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,110 291,670 23 101 383 7112 105301

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 15 8 13,00 43 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 17 10 14,50 36 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 62 36 53,00 44 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe eBDCBDeEcbeCEACaaAaDcBAEAEDCDecCACEBCDAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEBdebBDCceCb ACcEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik aCcbBEdD  CcCDcA bDB B D BC eE bD    Da 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen Dc eEdb   b aCdd A  

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR DEMİRCAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 383,281 291,670 5 35 131 1926 30515

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 85 17 80,75 67 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe  BDCBDAEeAaCEbCDE CDEBAEAEDCDDECACEBdDAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEcaD BDCbD AEACEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCDaBEED   cCDdAEEDBbBAc BC eEBeDB D  B 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen DD eECbDE EaBCBE A  

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ATATOPRAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,410 291,670 10 55 215 3463 52456

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 15 9 12,75 32 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 75 20 70,00 58 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe bdDCBDAEDABCEbdaEACDEBAEAEDCDDECACEeCDAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEcCD BDe DCAEACEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCDDBbE C CaCDa Ebb  d   B  BdBC   e  a 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen D  e CbD  EDB BEDA d

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 2 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN AYYILDIZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,282 291,670 12 64 247 3964 60051

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 72 19 67,25 56 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe CBDCBDAE A accCaEAecEBAEAEDCDDECAbEBdcAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal  E C   De DCA  CEbDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCDaBEEcC C CDEAEbD DBADEcCBeEBCD BD  B 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen D  A eb     Be ED   

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN ELBELİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,402 291,670 29 117 438 8810 131769

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 12 8 10,00 33 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 12 9 9,75 24 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 53 28 46,00 38 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe EAdBDCBcACbbeCdAC EAabEBbEAEDCDDEC eEBCc

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CeAEBC eBD               

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCDaBaeEa dECeEA   acB         b      

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CcD e Da   dE  eBEeA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SAADET YAVUZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 353,505 291,670 9 50 203 3338 50804

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 75 16 71,00 59 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe EACBDCBDACDABCEACaEACDEBAEAEDCDDcCACEBCc

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAEce eBDc DaAADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCDaBEeEC  ECD A ED  B D  e eB        

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CED e  a    E  eBEaA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YILMAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 383,641 291,670 4 34 129 1911 30318

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 22 7 20,25 68 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 5 3 4,25 43 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 27 10 24,50 61 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 88 29 80,75 67 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe EAdBDCaDeCDdBCEACDEAaDEdAdAEDCDDECACEBdc

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal eDAEaCDABDAEDdAADCEb     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCcDBEeEC eECDaAbdDBDBADEBCdeBBdDBBa  

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CaDeAADBCcaAbcCBBEDA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KAVAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,780 291,670 17 86 343 6191 91177

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 64 29 56,75 47 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe CaDCBcAEDbeCEACaEdCDEBAEAEDCaDECAaEBdcAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEcCDeBDCDDCcEcCEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCeDBbE acC CD A Ea Da             c    

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen acaeEdb   EcB  EbABC

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM MIHLAYANLAR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,494 291,670 15 79 300 5239 77292

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 66 20 61,00 51 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe dBDCB AEDbBC bd EACcEBAEAEDCDDECACEB DcC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AE CebBDCbeCA ACcEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CC  B ED   aCD AEE  D      a E  D cD  B 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen D eeE  a  bDBCBEeAe 

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL YILDIRIM 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,574 291,670 3 25 95 1255 20678

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 90 15 86,25 72 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe EAdBDCBDACDbBCEACacACDEBAEAEDCDDEdACEaCD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAEBC ABDcEeCAADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCDDB eE    CD AEb d BADEcC  BBCD aD  

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CEDCAADBCDbAEDdBBE A

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN YILDIZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 297,890 291,670 24 103 388 7269 108088

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 58 25 51,75 43 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe CBDbBeAEbeBdEbaDEAaDcBAbAEDCDDcCAdEedcAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEBCDe D  D              

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik eCDeBEEDC   CD A Ea DB    CBeE C   c  a 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen DD A  A b E BCe eA C

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL TUANA ÇETİN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,785 291,670 13 65 251 3996 60486

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 71 17 66,75 56 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe EACBDCB ACD BaEACDEdCDEBAEAEDCDDECACEdd 

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal eDAEc DcBDAEDCAA CEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik  ECCe BEe  c  Ce AEED  B D     cB       

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CED e DBCD A D eecbA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAVİN IŞIK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,746 291,670 2 24 94 1250 20593

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 91 18 86,50 72 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe CBDCBDAEDABCEbCaEAaDEBAEAEDCDDECAaEBdDeC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEBCDdBDCbDCAEACEbDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCDDBdEDC  ECD AEEDBDB D c  eEBeDB D Da 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen DDCe CbDEAEDBCBEDAea

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK BEGÜM ARAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 254,790 291,670 33 132 496 11070 167433

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 5 20,75 52 26,55 27,55 22,68

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 40 11 37,25 31 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe CBDCBDAEDABCbdCDEAaDEBbb EDC            

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Matematik CCcD EE   e C  e E B B D     EB    b    

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen DDe  C    b B BE    

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 2 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 1 38
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Mitokondriyi ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE GÖKÇEK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,840 291,670 16 85 342 6185 91092

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 60 13 56,75 47 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe EA dDCBDAC Ae  bCDEAa EBAEA D eDECACEB D

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal Cb EB D  DAEDC A CEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DE Ca BEB C   CD e ED   dD  C  a  D     

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen C D d bB    E   cE A

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA DEDELER 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 277,079 291,670 30 119 447 9112 136447

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 9 18 4,50 15 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 10 18 5,50 14 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 54 37 44,75 37 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe EAeBDCB eCcbeCEbCDcAbDEBAEAEDCDeE AbEadD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAEdCDdBDA D            

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DEbCcacEeEdcecbDaAbbaceBcDb    B        

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen C D cA BC   Ee aBbbA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER EFE ÖZASLAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 270,655 291,670 32 123 469 9713 145459

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 14 10 11,50 29 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 51 34 42,50 35 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe aACdDCBbACcA  Ebaa daDcBAbAEDCDDc AdEedc

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAEcbbABDA Da           

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik  EeC eBEeEC CbCD A EaBDBc  ae  a       b

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen a D AAbBC   cD   EbA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ AYDEMİR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,091 291,670 14 68 266 4319 64744

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 12 0 12,00 30 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 69 16 65,00 54 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe eBDCBDcdDb aE CaEACDEBAcAEDCDDECAdEBdDeC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEBCDABDbDDCAEACEbDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCD   E C       E    BAD    BE        B 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen D    C DEAbDBCeEDAed

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ ÇETİNKAYA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,754 291,670 26 108 407 7786 116155

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 55 22 49,50 41 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe EA BDCB bbbcedbACbEACDEBAEAEDaDDE       

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CeAEBb eBDA  dAAcCEd     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DE Cca  aE    C  A E B B D     B        

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CED AADB  b Ec eBEcA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KOLAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 285,084 291,670 27 112 420 8378 125168

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 7 0 7,00 35 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 52 18 47,50 40 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe eeDCBbAE bedEACcEACDEBAEAdDe DECAaE CDAe

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal           eb     E A     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCDDBEED  bcCDcAa D  BAD  C e         B 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen        D   DBC E AB 

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAHYA ABDÜLAZİZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 426,046 291,670 1 11 43 572 9241

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 9 0 9,00 90 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 100 19 95,25 79 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe EcddDCBDACDbBCEbCDcACDEBAEAEDCDDECACEBdD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAacCDABDAEDCAADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCDeBEeECaCECDEAEEDBDBADEdCBABBCDBBD D

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen dEDaAbDBCDcAEDdeBEDA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DENİZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,616 291,670 18 93 358 6581 97184

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 0 9,00 45 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 58 14 54,50 45 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe aACBDCBbACDbeCcACacACDEBAEAEDCDDEC      

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal   A BC  BDAE C  D        

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DEeCD   eE  C Cc Ab  B B       a        

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen C DbeADBCD   D  BEDA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELVAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 302,597 291,670 21 99 372 6906 102109

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 58 17 53,75 45 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe aACBDCB  Ce aCEbCDEACDEBAdAbDCDDECACEBCD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAEcC ABDcEDCAADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DEbC  a dE        d a  c       B  D     

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen C   e  B        BdeA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP MİNA ER 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,808 291,670 28 114 430 8575 128361

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 14,92 16,46 10,83

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,38 2,68 2,04

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,46 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,33 2,44 1,76

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 7,17 7,87 5,84

Toplam: 120 52 20 47,00 39 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe EAdBDCB AC  eCEACaEAacbBAEAbDCa ECAbEBCD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal eDAEBC cBDc eaAADCEb     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik  E C    eE       A E   B D  C  B        

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen dcD    Bb      a E A

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SÖYÜK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 241,902 291,670 36 137 511 11966 183327

Katılımlar: 36 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 26,55 27,55 22,68

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,86 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,44 2,82 2,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,31 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,15 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 1 1 0,75 4 10,76 12,62 11,10

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 13,13 14,20 9,24

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,78 2,26 1,58

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 14,92 16,46 10,83

Toplam: 120 39 23 33,25 28 59,39 64,51 50,45

TYT Türkçe aAdaDCBDcCceeaEAdaEACDdBA AEDCeDECAacadD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal eD                       

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCD BEeE   c DaAEEeB BAc     a        

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ADA BUDAK 317 11-Y

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,263 291,670 1 111 418 8249 123556

Katılımlar: 1 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 27,75 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,00 2,82 2,61

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,00 12,62 11,10

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 6,75 14,20 9,24

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,50 2,26 1,58

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 6,25 16,46 10,83

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,00 2,68 2,04

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,25 2,75 2,04

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,00 2,44 1,76

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 2,25 7,87 5,84

Toplam: 120 56 31 48,25 40 48,25 64,51 50,45

TYT Türkçe dBDCB AEcAcCEcCaEACDEBAdAEDCeDECeCEBdDAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEaCD  DC DCbbcCEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCD edE     CD       B c  e eE     a  a 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen DDeeae c  bDBbeEb dd

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 207,161 291,670 104 143 540 13494 214197

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 0 6,00 15 28,12 27,55 22,68

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 23 9 20,75 17 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe  BDCB AE                                

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Matematik CCcDBcED       A bD  a       E b      a 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen DD daC    bDB BE A  

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Mitokondriyi ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ARSEN KALEM 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,158 291,670 83 110 414 8007 119652

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 0 1 -0,25 -1 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 53 15 49,25 41 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EACBDCBDACeAeCEbCbEACDEBAEAEDCDDECedEBdD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal      e                   

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCDaeEeE    CD A   B B      ABB D     

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen C   d  BCa    e d  A

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ADA YALINCAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,361 291,670 67 83 333 5977 88149

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 0 14,00 70 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 61 14 57,50 48 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EACcDCB  C AeCEbCDEACaEBAEAEDCDDEdAeEBdc

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAEBCD BD     ADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik  E C    BE  e CD A E   B       B        

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen  EDd  cB a  EaCeBE A

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ARDAK ANAT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,950 291,670 49 61 225 3546 53643

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 73 14 69,50 58 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EAbBDCBDACDABCEbCaEAbDEBAcAEDCDDECACEBCb

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAEBC  BDA DaAADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCceBaeE    CD AEE   B D              

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CEDaAADB    E   BceA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET DEMİRCİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,338 291,670 51 63 246 3962 60003

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 73 24 67,00 56 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EACBDCBDeC eaCEbCaEACDEBAEAEDCDDECAaEBdD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAEcC bBDA DCAADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DEbCDaBceEC eECDEAEb   B       B        

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CcDaeceBCDE baeBBEbA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET DEMİRCİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 463,232 291,670 1 1 3 68 878

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 110 10 107,50 90 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EACBDCBDeCDABCabCaEACDEBAEAEDCDDECACEBdD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal eDAEBCDABDAEDCAADCEb     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCDDBEBECDbECDEAEEDBDBADEBCeABBCDBBDCD

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CEDCAADBCDEAEcCBBEDA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ BERAT DEMİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 430,495 291,670 7 7 35 480 7610

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 100 14 96,50 80 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EAeBDCBDACbABCEcCDEAaDEBAEAEDCDDECACEBdD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal eDAEBCbABDAEDCAADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCbaBEBECDCcCD AEbDB BADE   ABBCDBBD D

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CccCAdDBCDEAEDCBBEDA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FURKA  ÇAĞLIER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 404,822 291,670 22 23 87 1137 18570

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 92 16 88,00 73 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe aACBDCBDA DABCEbCDEACDEBAEAEDCDDECAbEBCc

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal  DAEcC ABDbEDCAADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCDDBEBECaCECeEAEb  Dc    C AcBCDBBD D

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CEDbAAbBCcbAEDe BEDA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ÖZGÜR KIRCI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,560 291,670 80 106 394 7470 111167

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 5 3 4,25 43 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 58 28 51,00 43 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe cACdDCB ACDAeeEAaacbabEBAEAcDCDDECAaEd D

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAEdCbABDAE Cb          

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik  EbCDa EdE    C        B D    AaBaDBaD  

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CEDeebDB  c ED ccE A

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN * M 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,510 291,670 53 67 262 4278 64342

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 0 5 -1,25 -13 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 15 12 12,00 30 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 72 25 65,75 55 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe CBDCBDAEDABCEbdDEACDEBAEAaDCDDECACEBdceC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEBCDABDCDDCAEACEbDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik bCDaBEED   bCD eaEDBeB DE C e  d  ca  ce

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen D    Cd   c c cEbAc 

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL AKÇAKOCA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,731 291,670 86 116 436 8775 131230

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 7 15,25 38 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 51 20 46,00 38 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe aeeeDCB        baaEACDEBAE EDCDDE       

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAEa  A Dc aCA          

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCbaBEeEC  cCD AEEDB c cEBC  B     e  

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CED e caC       BE A

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ATAY AKSOY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,229 291,670 85 115 431 8632 129128

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 6 16,50 41 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 52 23 46,25 39 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe  dDCBaAED cCEbaaEA DEBAE      E       AC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal eb CD eDbbDacEACEbDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCDDBbED    C   E  B B D    eE    a   a 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen abCdECA b EDBCBcDA  

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 0 38
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE BEŞİNCİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 417,675 291,670 13 14 60 751 12596

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 97 20 92,00 77 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe dACBDCBbedeeBCEbCaEAaDEBAEAEDCDDECACEBdD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal aDAEB DABDbEDCAAcCEb     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCDDBEdECaCECDEAEEDBDBADEeC ABBCDBaD D

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CEDCAcDBCDEAEDCBBcDA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL BÖRKLÜ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,350 291,670 71 89 350 6377 94026

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 61 21 55,75 46 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe eBcCBDAaebBCc CDEACDEBAcAED           eC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal Ab  edBDC eCAEACE  A     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCDDBEED  CECDaAaE B BAD BC eE C      c 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen aD e CAD  beB BEbA  

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 2 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 0 63
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR İRKİLMEZ 74 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 441,779 291,670 3 3 18 278 4252

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 103 11 100,25 84 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EAeBDCBDACeAdCaACaEACDEBAEAEDCeDECACEBCD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDbEBCDABDAEDCAADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCDDBEBEC  ECDEAEbDB BADEBC ABBeDBBD  

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CEDCdADBCDEAEDaBBEDA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA HAZAN ALTINOVA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 404,864 291,670 21 22 86 1135 18547

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 32 6 30,50 76 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 94 24 88,00 73 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe CBDCBDAEDAeCEbCacAacEBAcAEDCDDEbACEBCbAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEceDABDCDDCAEbCEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCcDBEEDC eaCDEAEEDBDBADEcCBeEBCDeBD DBA

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen DDecECcDbAEDBCBcDAeC

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KIRMIZIKAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,490 291,670 35 42 161 2449 38577

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 1 4 0,00 0 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 22 9 19,75 49 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 83 26 76,50 64 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EAbdeCBDACebBCEACaEAaDEBAEAEDCDDECACEBdD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAEBCDcBDAEeCAADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCDaBEeEC CcCD AaEDBDcADE C  a eDda   

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CdDae DBCDb EDeBaEeA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BADE YILMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 353,483 291,670 41 51 204 3339 50815

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 76 19 71,25 59 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe CBDCBDAEDABCEAaaEACDEBAEAEDCDDcCACEBCDAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AE CDdBDdbDCAEACEbDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCDeBbED   ECe AEEDB B DEBC eEB       ce

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen bc   C    bcB BEeb  

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT TUNCAY TUNCER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 256,803 291,670 96 131 495 10921 164747

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 46 31 38,25 32 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe ddDCBbAEDcB  ACDcAbDcBAEAEDCD b  dEBCaAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEBdedBDebbCA  CEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik  C    E       c bEa D  DbcC e  a        

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen acCe CA   b a  b bc 

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN BAYRAMİÇ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 241,449 291,670 99 138 512 11983 183773

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 38 22 32,50 27 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe edDCBbAED eCEbCc AeDEBAcAEDa  c AeEe   C

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal edaCb BDC D              

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik  Cc cEE              B      eE        a 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen DD   Cd   E B BEbA  

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL ÖZÇERİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,861 291,670 81 107 406 7774 116020

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 7 9 4,75 16 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 8 11 5,25 13 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 59 36 50,00 42 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EACcDCBDACccBCEbCaEACDEBAaAEDCaDECACEedD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal eDbEBb eBDcaDCAADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik  EdCcaBEe     C  dbED  c    ad   C    eb

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen dEDbebDBb d bbeBBE b

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA NAZLI AKKIN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,571 291,670 76 96 364 6668 98386

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 61 25 54,75 46 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe aAdBDCB eCDcBCEbCDEAaDEBAEAEDCDDEbAaEdCD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal eDAEcC  BDA eCAADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCcaBEeE    C  A  a  d  E C  a aD     

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen C a   cBd   ba  BbDA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERRU AKİDE 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,341 291,670 72 90 351 6378 94041

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 9 11 6,25 21 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 11 11 8,25 21 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 64 33 55,75 46 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe CBDCabAE bBdEACaEACcEBAdAEDeDDECAaEaCDcC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEBCDABDe DCAccCEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCb  bE a eECD e EaBeB b e c b C      B 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen acaeECd b EDB BEcABd

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 3 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BUKET BOZKONT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,662 291,670 28 31 118 1683 27322

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 87 16 83,00 69 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe CeDCBDAEDbeCcbCDEACDEBAEAEDCDDECAaEBCDAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEcCDbBDC  CAEACEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCDDBEEDC C CDbAEEDBDBADEBC eEBCDBB   c 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen Dbe aC      BCBEbAa 

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA DEMİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,038 291,670 47 58 219 3493 52735

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 76 24 70,00 58 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe dBDCBDAaDAaCEbCDEACDcBAEAEDCeDECAdEBdceC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEaCD BDe DCA ACEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCDDBEEDC  cCDaA EcBDBA    ceEBCD B     

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen DDeeE  eb bDBCdE AcC

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA NAZ KOCA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,658 291,670 79 105 391 7378 109778

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 56 18 51,50 43 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe bBDCeeAb  eCEACDEAabEBAEAEDCeDECAbEBdcAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEdCDbBDCbDCAEACEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik  CD   E   b CDbA   d                    

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen D CeE     E B B     

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE DEMİREL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 399,745 291,670 23 26 97 1290 21159

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 91 18 86,50 72 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EACdDCBbACDAcCEbCDEACDEBAEAEDCDDECACEBeD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAE C bBDc DCAAaCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCcaBEeECcCECDdAEED DBADEBC ABBCDB D D

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen C b eAbBCD AEc BBcDA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR DEMİRCİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 264,523 291,670 93 127 485 10258 154047

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 17,12 16,46 10,83

Toplam: 120 44 12 41,00 34 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe E  eDCBDACD Ba dCcEAbDEBAEAEDCDDEC CEBd 

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal C  EB  dBDc DCA          

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik  ECC  B eEC   CD   ba                a  

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR ÖZTÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 271,414 291,670 88 121 466 9651 144346

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 1,75 35 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 49 23 43,25 36 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe dBDCBDAcecBCEbCaEAbbEBAEAEDeeDEbeeEddDeC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal      eBDC D   c     D B c

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCDe EEDC C CDEA bD  B D    eE Ce     B 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen D                   

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR PALABIYIK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,032 291,670 73 91 353 6413 94395

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 2 3 1,25 13 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 13 9 10,75 27 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 64 32 56,00 47 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe dBDCBDAEcbdCEbCcEACcEBAEAEDbDDECeCEBeDAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEcCDeBDC DCAdACEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCbedEED e  CD eEED         eE bD  c Da 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen DbeeaCb E b B ecaAe 

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ KUZEY TEKE 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 399,122 291,670 25 28 100 1313 21466

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 89 13 85,75 71 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe dBDCB AEcABCEbCDEACDEBAEAEDCDDECAdEBdDAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEBCDABDC DCAEACEbDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCcDB EDdDC CD AEEDB d DEBC e  Ca       

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen DDaAECcDEAEDBCBEDAB 

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK AKYAY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,504 291,670 58 73 290 4974 73137

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 3 4 2,00 20 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 15 9 12,75 32 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 70 30 62,50 52 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe CBDCBDAEccBCdbCaEAbbEBAEAEDCDDECACEBdDAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEcCDbBDCbDCAEcCEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCD  cED a ECD dbED Dd       E dDB ca Be

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen Dca  CcD  EcBCBdbeeb

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK ARDA KUL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,369 291,670 52 66 256 4145 62647

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 19 8 17,00 43 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 73 28 66,00 55 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe CBDCBDeEDeeaEbCaEAacEBAEAEDCDDECAeEBdcAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEBeDABDC DdA ACEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCDaBbED  C CD eEdDeDBAD BC eE  D     ad

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen eD edC cE EcBCBEeA e

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DOĞANCAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 271,405 291,670 89 122 467 9654 144366

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 50 28 43,00 36 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe eBDCBDAcceBaEdCbEACDEBdbAEDaDDECAdEBdDAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AbBCDcBDCcDCd cCEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik       E                                 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen DbdeEC ca bDBbBdeAea

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ÇATMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,201 291,670 46 57 218 3479 52609

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 76 24 70,00 58 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe  BDCBDAEcbBCEbCaEACcEBAEAED eDcC  EBCD C

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal dEBCDA DC DCb cCEE A     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCcDBEEDC  ECDEAbEDB BADE e eEBC  ab DB 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen abCAECADbAbeB BcbAe 

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ERSUZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 414,308 291,670 15 16 71 857 14106

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 21 0 21,00 70 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 93 8 91,00 76 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe dBDCBDeEDABCEbCbEACDEBAEAEDCDDECAeEBCDAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEBCDABDCDDCAEcCEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCDDBEEDC CECDEAEE  DB D     EB e  D    

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen DD eEC DE EDBCBEDABC

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE DEMİR CİNGÖZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,995 291,670 34 41 151 2282 36268

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 4 3 3,25 33 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 83 23 77,25 64 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe dcDCBDAEDAdCddCDEACDEBAEAEDeDDcCACEB DeC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEcCbABDeDDCAdACEbDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCDDBdEDC   CDbAEE B B D e  eE  DdaD bBA

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen DcCAECAaEAEDBCBEDAc 

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE BOSTANCI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,950 291,670 56 71 283 4768 70633

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 67 13 63,75 53 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EACaDCBDeCDABCEACDEACDEBdEAEDCDDECACcBCD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAEcC eBDcEDdAADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCDa deE    CD A E  DBADEaC           

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen        c            

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM EMİR UZUN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 411,886 291,670 17 18 75 922 15214

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 15 1 14,75 74 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 92 7 90,25 75 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe adCBDCBDAC ABCEACbEACDEBAEAEDCDDECACEBCc

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAEBCDABDAEDCdADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCDDBEBEC CECDEAEEDB B       B     e  

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen C D AADBCD AEc BBEDA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA TORAMAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 409,858 291,670 19 20 79 983 16111

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 94 16 90,00 75 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe eBDCBDAEcABCEACaEACDEBAEAEDCDDECAdEBdcAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AbBCDcBDCbDCAEbCEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCDaBEEDCD ECDEAEEDBDdADEBCBBEBCD BD DB 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen D aAEC cb EeBC E  BC

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ECE DEMİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,423 291,670 64 80 315 5663 83676

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 64 20 59,00 49 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EAeBDCBDACDcBCEeCcEAaDEBAEAEDaDDECeaEBCD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDdEeC ABDA DCAAaCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik bECC eBEdE  CECc eE    B     c a        

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen   Da   B    bD   EDA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZSOY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 332,111 291,670 55 70 282 4671 69433

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 69 22 63,50 53 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe CBDCB AEDb CaACD AaDEBAdAEDCDDECcCEddceC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal  E CeABDC DCA ACEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCeaBEED    CD Ac b  B DE C eEBCD     a 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen aD AECc E cDBCa bAe 

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELVİN ŞİMŞEK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,189 291,670 66 82 326 5839 86159

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 62 15 58,25 49 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe  BDCBDAc  BCEbCaEACDEBAEAEDC DECAdEBd AC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEBCD BD  DCA cCEED      

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCcaB d     CD A            eEBCDBaD  c 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen   Ce C    c eCBE A  

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR AKPOLAT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 264,395 291,670 94 128 486 10267 154225

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 6 21,50 54 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 2 3 1,25 13 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 47 26 40,50 34 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EAddDCB    A CEACacACDEB d EDCD E   EBaD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CeAaBbbABDA D  A CEb     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik  EbCD   d                     AaBa  a   

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CEDeeceBCD Abeecdd A

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 0 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMIR ARDA ÖZKAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 254,680 291,670 97 133 497 11079 167574

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 47 38 37,50 31 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EACBDeBbeabdeCEbCacAaDdBecAdDCDDECACEBCD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAEceDeBDcbbadADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DE C aeceEb d CaE      B       c        

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen d a eccd    ED   b A

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KAYAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 353,179 291,670 43 53 206 3350 51058

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 16 8 14,00 35 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 76 21 70,75 59 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe aACBDCBDAC ABCEbCDEAC EBAEAEDCDDECACEBdD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal aDAEBCbABDAEDaAADCEb     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik eEdCDaBEeEd b CDaAE  BDa D     B CD     

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CEDbeA BCa  bD eaE A

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 2 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ŞENGÜL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,213 291,670 59 74 291 5004 73430

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 68 23 62,25 52 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EACBDCBbACc eCEddaEACDEBAEAEDCDDECACEdCD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAEcCbABDbEDCAADCEb     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCe  EeE    CDEAa    B                

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CEDaeADB ba EaddBbeA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN DENİZ YILDIZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,956 291,670 44 54 211 3433 51999

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 76 22 70,50 59 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EACBDCBDACccBCEbCaEAaDEBAcAEDCDDECACEBCD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal aDAEBC dBDA Dd ADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik  ECCDDBEBEC  cCDEAEEDBbB D              

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen aEDCAbcaCcc EDdeaceA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERTUĞRUL SARI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 375,625 291,670 32 38 145 2211 35201

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 2 4 1,00 10 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 19 8 17,00 43 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 83 19 78,25 65 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe dBDCBDAEDbeCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBdDAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEBCDA aCbDCAEACEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik bCDDBEED  CaCD A EbB B DE   eEBaD aa  c 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen DDaAEC Dc EcaCaEDA  

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ETKA TURGUT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 317,527 291,670 65 81 322 5738 84643

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 20 8 18,00 45 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 66 30 58,50 49 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EedBDCBbACcABbEACcEdCDbBAEbEDaeDEeACEcdb

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAEcd dBDA DaAADCEc     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik bECCcD EeE  C CeEAbbDBcBADEBC  cB    D  

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen Cae A  BC   ED  B  A

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL BESTE HAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,747 291,670 38 47 183 2801 43220

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 81 27 74,25 62 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe CBDCBDAEDbdCEAdaEAaDEBAEAEDCDDECAeEBdDAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEcCaABDCbDCAdACEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik dCDDBEE C  ECDc cED  B b e  eEBCDBBD Dc 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen acadECdeEeEDBCBEeABe

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖZTÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 451,978 291,670 2 2 9 153 2270

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 106 9 103,75 86 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe CBDCBDAEDABCEbCDEACDEBAcAEDCDDECAdEBCDAb

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEBCDABDC DCAEACEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCDDBEEDC CECDEAEbDBDdADEBC eEBCDBBD DB 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen DDaAECADEAEDBCBEDABa

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN TOPALOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 413,874 291,670 16 17 73 877 14316

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 14 1 13,75 69 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 94 12 91,00 76 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe CBDCBDdEeABCEbC EACDEBAcAEDCDDECACEBCDA 

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEBCDABDCcDCAEACEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCDaBbEDCDCECDEAEEDcDdAcEBC eEBCD  D    

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen D   EC DEA DBCBEDABa

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLDENİZ TİLBAÇ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,287 291,670 95 129 490 10633 160029

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 43 15 39,25 33 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe CBDCB AEc dCEAC cAaDcBAcAbD eDECAeEdCD  

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal    eD  a  e    CEED      

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik       ED  d    A E   B DE C BE          

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen D         b  C E A  

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEŞ YILDIZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 407,737 291,670 20 21 82 1045 17140

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 0 39,00 98 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 92 11 89,25 74 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEB DAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEcCDABDCbDCA ACEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCDDBEEbC CECD A ED  B DEBC dEBCD aD  c 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen DebcEC aE EDB BEDAe 

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HİDA *T MOLLAHAMUT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,740 291,670 84 113 422 8415 125659

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 54 26 47,50 40 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe CBDCBDdEDbBCEAacEACecBAEAEDCeDEdACEddDcC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal   Bee     DaA AC b A     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCbeBaE C   C     a  B   BCB E     e  B 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen DDad e a  EaBCd DA  

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREMSU ÖZDOĞAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,744 291,670 63 78 299 5224 77041

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 65 14 61,50 51 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe CBDCBDAE  eCEACaEACDEBAEAEDCDDECAaEBCDeC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AE  D     DCA ACEb A     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCDaBEE  eecCeEA E   B D   aeEBCDBBD    

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen D a       b B       

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İZEM YILDIRIM 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 389,281 291,670 27 30 116 1656 26964

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 86 13 82,75 69 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe CBDCBDAEDABaEbCacACDEBAEAEDCDDcCAbEBdDeC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AE CD BDCDDCAEACEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCD BEEDC C CD AEE BcBAD  C dEB DB D  c 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen Db  EC D  bDBCBE ABC

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL ÇEBİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 426,058 291,670 10 10 42 571 9237

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 99 15 95,25 79 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe CBDCBDAEDABCEbCDEACDEBAEAEDbDDECACEBdDAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEcCDABDCbDCAEcCEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCDDBEEDCbCcCDEAEEDBDBAcEBC eEBC BaD DB 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen DDeAECAbEAcDcCBEDA  

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM EFE BAŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 399,196 291,670 24 27 99 1309 21423

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 14 0 14,00 70 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 89 12 86,00 72 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe CBDCB AEDABCEACDEAaeEBAEAEDCDDECACEB DAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEcCbbBDC DCA cCEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCDDaEEDC  ECDdAEcDBDBAD aCBeE aD B   B 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen DD  EC D A  BCBEDABC

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE ELBİRLER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 232,999 291,670 100 139 529 12495 192999

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 28,12 27,55 22,68

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 7 9 4,75 12 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 37 28 30,00 25 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe baDCB eE AcaEbaDEAaDcBA AEDdD ECAeEBCDAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Matematik bC De E b   C  AEbae  dD        b     c 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen Dc cEad   EbB eE b b

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Mitokondriyi ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET TÜTÜNCÜ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 432,688 291,670 6 6 32 434 6876

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 101 15 97,25 81 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EAdBDCBeACcbBCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEedD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CbAEBC ABDcEDC ADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCDaBEeECDCECDEAEbDBDBADEBC ABBCDBaD D

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CEaCAADBCDEAEcCeBEDA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS MUMCU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 268,635 291,670 90 124 471 9890 148273

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 9 11 6,25 21 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 9 12 6,00 15 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 51 35 42,25 35 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe dACaDCBaAdcedCEcCaEAaDEBAEAEDCDDECACEdCD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CD EeC   DA adc  CEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik bECCbadcBE    C c bbaB B  bdC  a        

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen Ccabd  B eb E   dE b

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT GÖZÜTOK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 375,469 291,670 33 40 147 2222 35295

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 83 19 78,25 65 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe E CBDCBDeCDAaCEcCaEACaEBAEAEDCDDECACEBC 

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAEcCDABDAEDaAADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCDeBEeE  C CDEeEdDBDB  E eB a  DBaD  

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen C D AcDBCD A c eaEcA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ ÇANDUR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,075 291,670 37 46 182 2782 42961

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 78 15 74,25 62 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EA BDCB eCDbBCEbCaEAaDEBAEA DCDDECACEBdD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDA BCbABDA DCAADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DEbCDDBE dC CECDEAEE e B DE    a        

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CED ecDBCc  ED  BcDA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUAZZEZ CANAN HOŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,341 291,670 61 76 294 5113 75341

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 66 18 61,50 51 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EAddDCB  C ddCEACDcACDEBAEAEDCDDECbdEBCc

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal Cc Ea    Dd DaAADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCDDcEBEC   CD A b   B       B CDBa   

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen C De   BCD A  eB EeA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED AYGÜN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,870 291,670 39 48 186 2895 44556

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 78 18 73,50 61 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe  BDCB cdDAeCEACcEAacEBAEAEDeaDECACEBCcAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEcCDABDC DCAEACEbDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCD BEEDC b CDbAEEDBDB D     E     D  B 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen bDadEC D  EDBeBEDAc 

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET A DA EKSİL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 428,555 291,670 8 8 37 514 8263

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 100 16 96,00 80 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EAdBDCBDdCDcBCEACcEACDEBAEAEDCDDECACEBdc

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAEcC ABDAEDCAADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCDDBEeEC CcCDEeEEDBbBADEcC ABBCDBBDCD

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CEDdcADBCaEA DCBBcDA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZ ŞAHİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 353,400 291,670 42 52 205 3342 50895

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 23 8 21,00 53 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 77 25 70,75 59 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe CBDeB dEcAaCcbCaEACDEdAdAED DDECAdEBCDAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEBCDAdDe DCAEACEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCbDeEEDC C CDEAEEDBDB cb C eE CD ac Da 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen Dea ECAe  EDB BdbA  

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZGÜRBÜZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 384,850 291,670 30 33 126 1864 29542

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 84 12 81,00 68 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe CBDCBDAEDAcCEACaEAaDEBAEAEDCDDECAdEBCDAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEBCDeBDCDDCAEcCEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCDDBEEDCbCECDdA                        

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen DDCAECbDEdbDBCBEDAeC

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN YILDIRIM 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,117 291,670 70 88 346 6244 91962

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 4 29,00 73 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 60 14 56,50 47 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe  BDCB AEDABCE CD A DEBAaAEDCDDECA EBCbda

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal  EBCD  De   A cCE  A     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCDec ED    CD AEED  B DbB              

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen ab eECA   E B BceA  

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN YILMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 440,937 291,670 4 4 21 297 4473

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 102 8 100,00 83 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe CBDCBDcEDABCEbCDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEcCDABDC DCAEcCEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCDaBEEDCDC CD AEEDB B DE C BEBCDBaD   A

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen DDCAECADEAEDBCBEDAde

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ROTİNDA TURHAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,582 291,670 40 49 191 3053 46887

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 78 22 72,50 60 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe dBDCBDAEDcdCEACaEAaDEBAdAEDCDDECAaEdCDAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal dEBebABDCDDCc ACEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCDaBEEDC  ECDEAaED  B DEBC e  d B      

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen DD eECba  EbB BcDAeC

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ROZA ASLAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 416,844 291,670 14 15 63 778 12979

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 8 2 7,50 75 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 97 20 92,00 77 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EACBDCBDACDbBCEACaEAabEBAEAEDCDDdCACEeCb

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal aDAEBCbbBDAEDdAADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCDDBEeEC CcCDEAEEaBDBADEBC AcBCDBBeCD

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CEDa ADBCcEAEDeeBEDA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH ATAYURT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,283 291,670 45 56 217 3470 52537

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 76 23 70,25 59 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EAeBDCB  CDeBCEbCaEACDEBAEAEDbDDECACEBdc

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDbEB   BDA eCAADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCDaBaBE  CECDEAEdDeDBADEBac a  D    D

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CEaCe Dc  d ce  BcDA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET SARITOPRAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 220,010 291,670 103 142 537 13077 204894

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 16 12,00 30 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 32 26 25,50 21 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe beDCBDeaeeeb eCbEA  EBbcA bbDDdCA E   eC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal dEdeDcBDaba    C bDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik       E    EC        B     B E        a 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen D    C      a    A  

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 1 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEÇİL ESKİÇIRAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,590 291,670 82 109 408 7884 117710

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 9 10 6,50 22 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 10 10 7,50 19 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 56 26 49,50 41 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe CeDCB AE beCEbCDEAbDEBAEAED DDc AbEad  C

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AE CDdBDCDD A cCEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik bC acEE  e cCD A b  cBbDE   ea        B 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen D  c C  a EcBC bbA  

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN GÖZİŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,442 291,670 69 87 345 6219 91562

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 62 21 56,75 47 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe E dBDCB  CeABbE CDEAaDEBAEAEDCDDcCAaEBCc

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAEBab BDc DCAADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCc   eEC   CD Aab   B  E Cc B        

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen C Dae cB  a bb  B  A

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ATICI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,806 291,670 77 97 365 6741 99360

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 59 19 54,25 45 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe adCBDCB  CDABCEbaDEAabEBAEcEDCeDECcbEBdD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAEcC ABDA DaAADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik  ECC e EeE    CD c     B     B          

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CbD   bBC   b  BB  A

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SENA SU YILMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 426,626 291,670 9 9 40 563 9015

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 99 15 95,25 79 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EAdBDCBDcCDABCEcCaEACDEBAEAEDCeDECAaEBdc

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal eDAEBC ABDAEDCAADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCDDBEBEC CECD AEEDBDBADEBCB BBCDaBb  

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CcDCAcDBCDEAEcCBBEeA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL DEYİRMENCİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 249,772 291,670 98 135 503 11447 174028

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 6 22,50 56 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 7 9 4,75 12 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 41 21 35,75 30 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe  BDbB AE AeC dCDEA cEBAE  DCDDECdaEB   C

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal     e BDC b c cCEE A     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCa BaE     CD       a c Be cd     c  a 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen Dc   C    c B       

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 0 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMANUR YILMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 424,661 291,670 11 12 45 597 9735

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 98 14 94,50 79 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EA BDCBDACDeBCEACaEAacEBAEAEDCDDECACEBCc

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAEcCDABDAEDCAADCEb     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCDeBEBECaCcCDEA EDB B DE Ce BBCDBBD  

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CEDeAADBCDEAEcCcBEDA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SONGÜL ERÇİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 350,917 291,670 48 60 221 3501 52845

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 75 19 70,25 59 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EeCBDCBD C ABCEbCaEACDEBAEAEDCeDECAeEBdD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAEcCbABDAEDCAADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCDadEeE   ECDEAabDBDBADEB            

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen d Dae DB      e BccA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE İŞÇİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,270 291,670 78 102 386 7243 107600

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 57 19 52,25 44 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe CBDCBDAaDABCEeCaEACDEBAEAEDeDDECbaEedDeC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal                    A     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCDDBEEDC CcCD A E   a D BC BE        c 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen DaeA CcD  bDB dc c  

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KURBETOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 439,542 291,670 5 5 24 316 4796

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 102 10 99,50 83 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EACBDCBDACcbBCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEcdD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAEBCDABDAEDdAADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCDDBEBECbC CDEAEEDB eAcE C  BBCDB D  

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CcDCAcDBCDEAEDCBBEDA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK NECİP 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 264,910 291,670 92 126 484 10224 153477

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 5 10,75 27 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 44 14 40,50 34 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe aAee C DACDb    C  b        D DDE  C    

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal  DAE Ca BD EeC A  E      

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECC a  eEa   C  AEE B BAD     B        

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CEDCe caCD   b   E A

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA *K 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 279,707 291,670 87 118 441 8873 132790

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 0 12,00 60 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 8 8 6,00 15 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 52 25 45,75 38 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe beDCBDAaebdCEACaEAaDEBAaAEDCeDECAeEadcAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal       BDC DCA ACEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCea EE     C  A bcc c  a  BeE          

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen D    C    E B BcbAd 

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA OCAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 420,462 291,670 12 13 52 682 11399

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 96 12 93,00 78 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EAdBDCBDAC eBCEbCDEACDEBAEAEDCeDECACEB D

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal eDAEcC  BDc DC A CEb     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCDDBEeECDCcCD AEEDB BADE CBABBCDBB  D

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CEDCAADBCDEAEcCeBEDA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKER ASLAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,158 291,670 36 45 176 2656 41477

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 20 8 18,00 45 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 81 24 75,00 63 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EAdBDCBDACDbeCccCaEACDEBAEAbDCDDECACEBdD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAEBCDeBDAEDCAADCEa     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik eEeCDDBEBEa   CDbAEEeBDBbDE  c B    cD  

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CEDCA aBCa AcDC eaeA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ ALİ ATBAKAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,968 291,670 62 77 298 5211 76807

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 67 23 61,25 51 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe E dBDC cACD BCEACaEdCDEBAEAED DDbCAaE C 

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAE C ABDcEDbAADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik  E CcDdEBE  dbCaEAEEaBDB cE  B          

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CEebe DBC b b a BcbA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KARA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,877 291,670 50 62 236 3728 56153

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 75 27 68,25 57 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EAeBDCBbeCDcdCEbCDEAaDEBAEAEDCDDE cdEdCD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal aDAEBC eBDcEDCAAaCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DdCCeDBEdEC  ECDaA E   Bb E CB a C  a   

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CEDeeADBCaE EDeBBcbA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KOCATÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,721 291,670 26 29 112 1564 25558

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 88 17 83,75 70 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe dBDCBDAED BCEAdaEACDEBAEAEDCDDECACEBCcAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEBCDABDC DCAEbCE aA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCDDaEEDC eECDdAEcDBDBADEBCaeE  D B   B 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen Dc eEC D AbcBCBEDAc 

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AKBAL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,262 291,670 68 84 339 6059 89421

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 62 19 57,25 48 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe eBDCB AEDedaEACDEACcEBAEAEDCDDECAaEBdDeC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AE CDABDCbDdbEcCEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik aCc BEE     CD A     a      BE    a   B 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen Dc   Cc   b B BE A  

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ACEMBABA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 382,775 291,670 31 36 132 1942 30800

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 4 28,00 70 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 84 14 80,50 67 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EAdBDCBD CDABCEbCaEAa EBAEAEDCDDEC   B  

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAE CbABDAEDCAADCE      

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCDDBEeEC  dCDdA  DBDBADE    B CDBaD  

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CdD AdcBCD AEcCBBEeA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT DOĞANCIK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 228,772 291,670 101 140 530 12684 197135

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 7 11 4,25 14 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 7 13 3,75 9 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 37 34 28,50 24 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe decCB dacA CdeCa ACDEBA  ED  DbC      AC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AE   d DCb     CE DA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik dC b aE   ddCe bEa B B D c  ea b      a 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen DD eddc   b abBceA C

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 1 63
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT EFE YILDIZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 385,613 291,670 29 32 124 1834 29107

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 85 13 81,75 68 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe CBDCBD E ABCEbCaEACDEBAEAEDCDDECACEBdDAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AE CDABDCDeCAEACEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCD BEEDe  ECDEAEEDcDB DE   eE C      B 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen DD  ECAD AEeabebDAa 

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ARAS KARAMAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 267,479 291,670 91 125 476 10006 149977

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 7 14 3,50 12 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 7 17 2,75 7 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 52 41 41,75 35 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe deDCB cdcbeCEACaEAaDEBAEAEDCDDcCACEddDAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AEBeD BDC cCA cCEaDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik  C bdbE a eaCD e baa B bEde dE a  c   a 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen DbaeEd  c EaB e bA  

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 3 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÖZÇELİK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,828 291,670 74 92 354 6431 94631

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 3 30,25 76 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 60 17 55,75 46 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EACBDCBDAC beaEACDEACDEBAEAEDCDDEC  E   

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAEaC ABDA DCAADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik  ECC  dceE    C        c       a        

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CEDbebDaC c ED  e cb

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KANAT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 227,299 291,670 102 141 531 12756 198521

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 17,12 16,46 10,83

Toplam: 120 34 23 28,25 24 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EACacCBaACcAB EcCacAaDEBAE ED eeE  a B  

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal e AEceb Ba               

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik  E Ce   e    ECD AbE  DB    ec aB      e

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA AYGÜN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,573 291,670 75 94 359 6585 97230

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 59 15 55,25 46 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EAeBDCB ACDcBCEbCcEACDEBAEAEDe D CACEBdD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAEB b BDc DCAADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik  ECCe B eE  eECD   E   B D  d  a        

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen       Da     c     A

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 0 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZERE NTOPARLAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,877 291,670 57 72 287 4852 71691

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 10 9 7,75 26 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 12 11 9,25 23 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 70 29 62,75 52 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EAdBDCBDACabeacACDEACDEBAEAbDCeDdCAaEBCD

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAEBCDABDAEDCAADCEb     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik  ECCcaB cE  d Ca AbED  a c cC  c  D  aC 

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CaaCebDBC   bD eBEcA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BARTIN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,209 291,670 60 75 292 5063 74431

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 67 20 62,00 52 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe CeDCBDAE beCEAdaEACcEBAEAEDCDDECACEBdDAC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AbaCD BDC DbAbcCEbDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCD  EED   EC  A            d BCDBBD Da 

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen aD dc A   EcB BEeA  

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KARACASU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,130 291,670 54 69 278 4617 68491

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 69 21 63,75 53 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe eBDCB  aDcBCEbCDEACDEBAdAEDCDDECACEdd eC

Cevap Anahtarı B CBDCBDAEDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCDAC

TYT Sosyal AbBeDABDdDeaAEcCEEDA     

Cevap Anahtarı B AEBCDABDCDDCAEACEEDADCBAA

TYT Matematik CCDaeEED  C CDcAE    B DE    E C        

Cevap Anahtarı B CCDDBEEDCDCECDEAEEDBDBADEBCBBEBCDBBDCDBA

TYT Fen DD eEC  E baBCBEeA  

Cevap Anahtarı B DDCAECADEAEDBCBEDABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZDEMİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 409,909 291,670 18 19 78 981 16087

Katılımlar: 104 143 550 14591 240452

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 28,12 27,55 22,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,19 2,44

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,95 2,82 2,61

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,95 2,79 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,81 3,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 13,22 12,62 11,10

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 14,66 14,20 9,24

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,46 2,26 1,58

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 17,12 16,46 10,83

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,79 2,68 2,04

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,86 2,75 2,04

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,48 2,44 1,76

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 8,12 7,87 5,84

Toplam: 120 93 13 89,75 75 66,58 64,51 50,45

TYT Türkçe EACBDCBD CDbBCccCaEACDEBAEAEDCDDcCACEBd 

Cevap Anahtarı A EACBDCBDACDABCEACDEACDEBAEAEDCDDECACEBCD

TYT Sosyal CDAEcC   Dc aCAADCEE     

Cevap Anahtarı A CDAEBCDABDAEDCAADCEEAADCB

TYT Matematik DECCDDBEeEC CcCDEAEEDBDBADEBC ABBCDBBD D

Cevap Anahtarı A DECCDDBEBECDCECDEAEEDBDBADEBCBABBCDBBDCD

TYT Fen CED A  BCDbAEc  BEDA

Cevap Anahtarı A CEDCAADBCDEAEDCBBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
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